
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

KATILIMLAR

1 754 KEREM TUFAN 12C 37 3 36,25 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 30 0 30,00 9 1 8,75 7 0 7,00 7 0 7,00 6 0 6,00 115 5 113,75 481,613 4

2 724 YİĞİT SELİM KARA 12B 38 2 37,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 30 0 30,00 9 1 8,75 6 1 5,75 7 0 7,00 5 1 4,75 115 5 113,75 481,350 23

3 772 UFUK TALHACAN GÜNGÖR12C 37 3 36,25 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 30 0 30,00 10 0 10,00 5 2 4,50 7 0 7,00 6 0 6,00 113 7 111,25 473,963 45

4 0 YAĞIZ CELHAN 12 36 4 35,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 30 0 30,00 9 1 8,75 5 2 4,50 7 0 7,00 6 0 6,00 112 8 110,00 470,350 65

5 715 ERCE ERTEN 12B 36 4 35,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 30 0 30,00 9 1 8,75 5 2 4,50 6 1 5,75 6 0 6,00 112 8 110,00 470,300 84

6 0 ZEYNEP SUZAN 12 36 2 35,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 30 0 30,00 9 1 8,75 5 2 4,50 5 1 4,75 6 0 6,00 111 6 109,50 468,685 103

7 717 ALPEREN KORKMAZ 12B 38 2 37,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 30 0 30,00 9 1 8,75 6 1 5,75 6 1 5,75 6 0 6,00 111 8 109,00 467,005 122

8 863 FATMA ŞAHİN 12E 36 4 35,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 30 0 30,00 8 2 7,50 5 2 4,50 7 0 7,00 6 0 6,00 111 9 108,75 466,575 143

9 0 GAMZE KOCAKAYA 12A 36 4 35,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 30 0 30,00 8 2 7,50 5 2 4,50 6 1 5,75 6 0 6,00 111 9 108,75 466,525 162

10 0 MEHMET EREN KAHRAMAN  37 3 36,25 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 30 0 30,00 9 1 8,75 5 2 4,50 6 1 5,75 6 0 6,00 111 9 108,75 466,363 182

11 744 12C 37 3 36,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 29 1 28,75 8 1 7,75 5 2 4,50 7 0 7,00 6 0 6,00 110 9 107,75 463,393 202

12 0 BARIŞ GÜLER 12 37 3 36,25 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 29 1 28,75 9 1 8,75 5 2 4,50 6 1 5,75 6 0 6,00 110 9 107,75 463,343 221

13 780 IRMAK BÜYÜKYAZICI 12C 38 2 37,50 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 28 2 27,50 9 1 8,75 6 1 5,75 5 2 4,50 6 0 6,00 110 9 107,75 463,180 240

14 720 DAMLA ÇEVLİKLİ 12B 35 5 33,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 30 0 30,00 8 2 7,50 5 2 4,50 6 1 5,75 6 0 6,00 110 10 107,50 462,913 259

15 722 ERİM SEVEN 12B 36 4 35,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 28 2 27,50 9 1 8,75 6 1 5,75 5 2 4,50 6 0 6,00 110 10 107,50 462,750 278

16 732 RÜZGAR YALÇIN 12B 36 4 35,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 29 1 28,75 9 1 8,75 5 2 4,50 6 0 6,00 6 0 6,00 109 10 106,50 459,740 300

17 0 MELİH GÜL   36 4 35,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 30 0 30,00 8 2 7,50 4 3 3,25 7 0 7,00 5 1 4,75 109 11 106,25 458,925 322

18 843 EMİRHAN KILIÇ 12E 37 3 36,25 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 29 1 28,75 9 1 8,75 5 2 4,50 6 1 5,75 6 0 6,00 109 11 106,25 458,813 341

19 809 FERHAN SENA AKAR 12D 36 3 35,25 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 28 1 27,75 8 1 7,75 5 2 4,50 6 1 5,75 5 1 4,75 108 9 105,75 457,383 361

20 755 BERKSU HASTÜRK 12C 34 6 32,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 29 1 28,75 8 1 7,75 6 1 5,75 5 1 4,75 6 0 6,00 108 10 105,50 457,045 380

21 0 İLKER BEDİR 12 35 5 33,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 30 0 30,00 8 2 7,50 4 3 3,25 6 1 5,75 6 0 6,00 108 12 105,00 455,313 405

22 0 AHSEN ÖNDER   35 5 33,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 30 0 30,00 9 1 8,75 5 2 4,50 6 1 5,75 5 1 4,75 108 12 105,00 455,313 405

23 751 EDA BORA 12C 36 4 35,00 3 2 2,50 3 0 3,00 5 0 5,00 5 0 5,00 30 0 30,00 9 1 8,75 5 2 4,50 6 1 5,75 5 0 5,00 107 10 104,50 453,650 445

24 856 DENİZ ÖZŞAHİN 12E 38 2 37,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 30 0 30,00 7 1 6,75 5 2 4,50 4 2 3,50 4 2 3,50 107 10 104,50 453,175 464

25 0 EFE GÜLBAHAR 12 31 9 28,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 30 0 30,00 9 1 8,75 5 2 4,50 7 0 7,00 6 0 6,00 107 13 103,75 452,288 483

26 857 BEGÜM YARBASAN 12E 36 4 35,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 27 0 27,00 9 1 8,75 6 1 5,75 5 2 4,50 5 0 5,00 106 10 103,50 450,630 511

27 210 DORUK UÇAK 12A 33 5 31,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 30 0 30,00 9 1 8,75 3 4 2,00 6 1 5,75 6 0 6,00 106 11 103,25 450,238 530

28 743 ATA EFE GENÇ 12B 35 5 33,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 29 0 29,00 8 1 7,75 4 3 3,25 6 1 5,75 6 0 6,00 106 12 103,00 449,273 550

29 721 YİĞİT SAVAŞ 12B 34 6 32,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 29 1 28,75 9 1 8,75 4 3 3,25 5 1 4,75 5 1 4,75 106 13 102,75 448,590 570
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

KATILIMLAR

30 742 METE DİRİK 12B 34 6 32,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 30 0 30,00 9 1 8,75 3 4 2,00 6 1 5,75 5 1 4,75 106 14 102,50 447,825 589

31 342 GÖKAY MIZRAK 12 36 4 35,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 29 1 28,75 9 1 8,75 5 2 4,50 5 2 4,50 5 1 4,75 106 14 102,50 447,550 608

32 2190 YAĞMUR BİÇİCİ 12 37 3 36,25 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 24 4 23,00 7 2 6,50 5 2 4,50 6 0 6,00 6 0 6,00 105 11 102,25 446,743 629

33 773 NURİ ÖZER 12C 34 6 32,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 28 2 27,50 8 0 8,00 6 1 5,75 4 3 3,25 6 0 6,00 105 13 101,75 445,660 649

34 0 DOĞA KISA 12A 32 7 30,25 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 30 0 30,00 8 2 7,50 5 2 4,50 5 2 4,50 6 0 6,00 105 14 101,50 445,198 669

35 815 ZEYNEP ÖZER 12 37 1 36,75 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 27 1 26,75 7 3 6,25 5 2 4,50 4 1 3,75 6 0 6,00 104 9 101,75 445,078 688

36 0 AYDIN ALP SAYGI 12 33 7 31,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 30 0 30,00 9 1 8,75 6 1 5,75 6 1 5,75 5 1 4,75 105 15 101,25 444,363 710

37 797 AYŞE NERGİS TURAN 12D 33 7 31,25 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 29 1 28,75 10 0 10,00 6 1 5,75 5 2 4,50 5 1 4,75 105 15 101,25 444,313 730

38 814 POYRAZ ŞENSES 12D 34 6 32,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 28 2 27,50 9 1 8,75 5 2 4,50 7 0 7,00 5 1 4,75 105 15 101,25 444,200 751

39 844 BARTU TUNA 12E 35 5 33,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 29 1 28,75 7 3 6,25 5 2 4,50 5 2 4,50 5 1 4,75 105 15 101,25 443,938 771

40 0 DAMLA TUNUS 12A 36 4 35,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 29 1 28,75 9 1 8,75 3 4 2,00 7 0 7,00 6 0 6,00 105 15 101,25 443,825 791

41 851 MERVE ÇELİK 12E 36 4 35,00 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 29 1 28,75 9 1 8,75 4 3 3,25 5 2 4,50 6 0 6,00 105 15 101,25 443,775 810

42 0 ELİF AKYÜZ 12M 35 5 33,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 26 4 25,00 8 1 7,75 4 3 3,25 5 1 4,75 6 0 6,00 104 14 100,50 441,683 833

43 0 TAHA GÖZLEME 12 33 7 31,25 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 28 2 27,50 8 2 7,50 5 2 4,50 5 1 4,75 6 0 6,00 104 15 100,25 441,303 852

44 0 ÖYKÜ BESTE VAROL 12 34 6 32,50 2 3 1,25 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 30 0 30,00 9 1 8,75 6 1 5,75 6 1 5,75 5 1 4,75 104 15 100,25 441,180 871

45 0 MERT CAN TOMAR 12 35 5 33,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 30 0 30,00 9 1 8,75 5 2 4,50 5 2 4,50 3 2 2,50 104 15 100,25 440,828 894

46 0 GAMZE AZAN 12B 34 6 32,50 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 30 0 30,00 8 2 7,50 3 4 2,00 7 0 7,00 6 0 6,00 104 16 100,00 440,375 914

47 0 SEVGİ FEREOĞLU 12A 35 5 33,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 29 1 28,75 9 1 8,75 4 3 3,25 5 2 4,50 6 0 6,00 104 16 100,00 440,163 934

48 0 BORA ALAYOĞLU 12 33 7 31,25 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 29 1 28,75 7 2 6,50 5 2 4,50 5 2 4,50 5 1 4,75 103 16 99,00 437,468 962

49 697 AYŞE İREM KASAP 12A 37 2 36,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 29 1 28,75 10 0 10,00 4 3 3,25 4 3 3,25 4 2 3,50 103 16 99,00 436,635 985

50 739 AYBÜKE İREM DAL 12B 34 6 32,50 1 4 0,00 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 30 0 30,00 9 1 8,75 5 2 4,50 5 2 4,50 6 0 6,00 103 17 98,75 436,600 1004

51 0 AYŞE DİLAY AKIN  M 34 6 32,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 28 2 27,50 9 1 8,75 4 3 3,25 5 2 4,50 6 0 6,00 103 17 98,75 436,550 1023

52 0 AHMET GÜRHAN ACAR   36 4 35,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 27 3 26,25 9 1 8,75 4 3 3,25 4 3 3,25 6 0 6,00 103 17 98,75 436,175 1044

53 0 ÖZLEM UZUN 12A 33 6 31,50 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 28 2 27,50 9 1 8,75 5 2 4,50 7 0 7,00 6 0 6,00 102 15 98,25 435,320 1064

54 752 SENA SEVİM 12C 35 3 34,25 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 27 1 26,75 8 1 7,75 3 3 2,25 5 1 4,75 4 2 3,50 101 11 98,25 434,683 1083

55 0 AYSENA TAŞ   34 6 32,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 28 1 27,75 8 2 7,50 3 4 2,00 6 1 5,75 4 1 3,75 102 16 98,00 434,195 1105

56 693 BORA SALTIK 12A 35 5 33,75 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 29 1 28,75 8 2 7,50 4 3 3,25 5 2 4,50 5 0 5,00 102 16 98,00 434,083 1124

57 0 ŞEVVAL GÜNAL 12 36 4 35,00 2 3 1,25 2 0 2,00 5 0 5,00 4 0 4,00 29 0 29,00 8 1 7,75 4 3 3,25 5 1 4,75 6 0 6,00 101 12 98,00 433,970 1145

58 0 MİRAY AKKAYA 12 35 2 34,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 28 1 27,75 8 2 7,50 5 1 4,75 4 2 3,50 4 1 3,75 101 12 98,00 433,955 1164
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

KATILIMLAR

59 344 DİLAY ÖZCAN 12E 36 4 35,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 27 2 26,50 9 1 8,75 3 4 2,00 4 2 3,50 6 0 6,00 102 16 98,00 433,870 1183

60 691 DAMLANUR YAKUT 12 34 6 32,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 28 2 27,50 8 1 7,75 5 2 4,50 6 1 5,75 5 1 4,75 102 17 97,75 433,580 1205

61 842 ECEM AKMAN 12E 35 5 33,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 28 1 27,75 8 2 7,50 2 5 0,75 6 1 5,75 6 0 6,00 102 17 97,75 433,318 1228

62 782 ŞEVVAL POYRAZ 12C 33 7 31,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 28 2 27,50 8 2 7,50 5 2 4,50 6 1 5,75 5 1 4,75 102 18 97,50 432,988 1247

63 1273 NEHİR DOLDURUR 12G 36 4 35,00 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 27 3 26,25 7 1 6,75 4 2 3,50 4 2 3,50 6 0 6,00 101 14 97,50 432,420 1269

64 0 BARKIN DURGUT 12 32 8 30,00 5 0 5,00 4 1 3,75 1 0 1,00 4 1 3,75 30 0 30,00 9 1 8,75 5 2 4,50 5 2 4,50 6 0 6,00 101 15 97,25 432,395 1288

65 783 NİLSU SOYLU 12C 34 5 32,75 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 26 2 25,50 8 1 7,75 5 2 4,50 5 2 4,50 6 0 6,00 101 15 97,25 432,038 1307

66 685 BEYZA YAZICI 12 33 5 31,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 28 2 27,50 8 1 7,75 5 2 4,50 6 1 5,75 5 1 4,75 101 16 97,00 431,413 1329

67 960 NEVAL KÜP 12C 34 6 32,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 26 4 25,00 8 0 8,00 4 3 3,25 6 0 6,00 6 0 6,00 101 16 97,00 431,325 1348

68 0 MELDA KÖSE 12M 35 5 33,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 25 4 24,00 8 2 7,50 4 3 3,25 6 1 5,75 6 0 6,00 101 18 96,50 429,643 1376

69 0 ARDA AKTAŞ 12 33 7 31,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 29 1 28,75 9 1 8,75 5 2 4,50 5 2 4,50 5 1 4,75 101 19 96,25 429,163 1398

70 774 ERSAN BEKİR DEMİRTAŞ12C 33 7 31,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 26 2 25,50 7 0 7,00 4 3 3,25 5 2 4,50 6 0 6,00 100 15 96,25 429,163 1398

71 832 PINAR TÜZÜN 12E 34 6 32,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 28 2 27,50 9 1 8,75 4 3 3,25 5 2 4,50 5 1 4,75 101 19 96,25 428,950 1437

72 831 BENSU YAŞAR 12E 37 3 36,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 30 0 30,00 8 2 7,50 4 3 3,25 4 3 3,25 5 1 4,75 101 19 96,25 428,413 1459

73 759 BORAN ÖZGÜR DİRİOĞLU12C 35 4 34,00 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 26 2 25,50 9 1 8,75 4 3 3,25 6 0 6,00 5 1 4,75 100 16 96,00 428,060 1478

74 2100 ZEYNEP KARGACI 12A 35 3 34,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 26 0 26,00 5 0 5,00 3 2 2,50 5 2 4,50 5 0 5,00 98 8 96,00 427,948 1497

75 0 ESRA BEYZA POLAT 12 32 7 30,25 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 29 0 29,00 8 2 7,50 5 2 4,50 4 3 3,25 5 1 4,75 100 18 95,50 426,978 1519

76 757 AYŞENUR YUSUFOĞLU 12C 34 5 32,75 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 29 0 29,00 7 0 7,00 3 3 2,25 5 2 4,50 5 1 4,75 99 14 95,50 426,613 1540

77 770 HALİL EMRE YAVER 12 36 4 35,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 28 2 27,50 9 1 8,75 2 5 0,75 4 2 3,50 5 0 5,00 100 18 95,50 426,230 1561

78 0 MURAT ŞEKER  M 36 4 35,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 24 0 24,00 7 0 7,00 4 2 3,50 4 2 3,50 5 1 4,75 98 11 95,25 425,575 1583

79 716 ALPEREN APTİOĞULLARI12B 32 8 30,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 28 2 27,50 9 1 8,75 4 3 3,25 5 2 4,50 6 0 6,00 100 20 95,00 425,550 1602

80 744 KERİM ELMAS 12B 33 7 31,25 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 30 0 30,00 8 2 7,50 4 3 3,25 5 2 4,50 5 1 4,75 100 20 95,00 425,338 1623

81 254 NERMİN BIÇKICI 12B 35 4 34,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 3 1 2,75 28 1 27,75 7 2 6,50 3 4 2,00 5 1 4,75 5 1 4,75 99 16 95,00 424,940 1645

82 38 ÖZGÜR YILMAZ 12B 33 7 31,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 26 3 25,25 10 0 10,00 2 3 1,25 4 2 3,50 6 0 6,00 99 17 94,75 424,513 1666

83 0 CEREN GÜNGÖRDÜ 12 30 8 28,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 30 0 30,00 9 1 8,75 2 5 0,75 5 1 4,75 5 1 4,75 99 18 94,50 424,160 1687

84 548 BİLAL EFE KAYA 11E 35 5 33,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 28 1 27,75 8 2 7,50 3 3 2,25 3 2 2,50 5 1 4,75 99 17 94,75 424,138 1706

85 864 EYLÜL BAYIK 12E 36 4 35,00 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 26 4 25,00 8 2 7,50 4 3 3,25 4 1 3,75 5 1 4,75 99 17 94,75 424,065 1725

86 224 ELİF KARABULUT 12C 37 3 36,25 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 23 2 22,50 7 0 7,00 4 2 3,50 3 4 2,00 6 0 6,00 98 13 94,75 423,893 1745

87 0 ARDA AKİN 12 34 5 32,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 27 1 26,75 5 1 4,75 6 1 5,75 4 2 3,50 5 1 4,75 98 14 94,50 423,693 1765
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

KATILIMLAR

88 0 ASYA SENYÜCEL 12 37 3 36,25 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 26 0 26,00 7 1 6,75 3 3 2,25 5 2 4,50 6 0 6,00 98 14 94,50 423,188 1788

89 700 MURAT ASAF AYDIN 12A 36 4 35,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 26 2 25,50 5 1 4,75 4 3 3,25 6 1 5,75 5 1 4,75 98 16 94,00 421,880 1813

90 248 ÖMER ZENGİN 12B 31 9 28,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 27 3 26,25 9 1 8,75 2 5 0,75 6 1 5,75 5 1 4,75 99 21 93,75 421,838 1832

91 0 YUSUF ARDA AKGÜN 12 31 6 29,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 28 1 27,75 9 1 8,75 3 4 2,00 5 1 4,75 4 2 3,50 98 17 93,75 421,700 1851

92 267 BERKE BİRCAN 12B 35 5 33,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 28 0 28,00 2 0 2,00 3 4 2,00 4 3 3,25 6 0 6,00 97 13 93,75 421,188 1871

93 311 FURKAN YÜKSEL 12M 34 6 32,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 27 2 26,50 6 2 5,50 4 3 3,25 3 3 2,25 6 0 6,00 98 18 93,50 420,605 1895

94 807 CEYLİN IŞIK 12A 34 6 32,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 28 1 27,75 10 0 10,00 3 3 2,25 4 2 3,50 5 1 4,75 98 18 93,50 420,565 1916

95 737 SUDE NUR KOYUNCU 12B 31 8 29,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 27 2 26,50 9 1 8,75 4 3 3,25 4 2 3,50 5 1 4,75 98 19 93,25 420,305 1935

96 0 ZEYNEP UZAR   33 5 31,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 26 1 25,75 7 1 6,75 5 2 4,50 4 2 3,50 5 1 4,75 97 15 93,25 419,998 1956

97 204 DEVRAN GÜLKAN 12A 34 4 33,00 2 3 1,25 2 0 2,00 5 0 5,00 4 0 4,00 27 1 26,75 9 1 8,75 3 4 2,00 6 1 5,75 5 1 4,75 97 15 93,25 419,825 1976

98 0 MERİÇ ÇELEBİ 12 35 5 33,75 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 26 3 25,25 8 1 7,75 3 4 2,00 6 1 5,75 4 2 3,50 98 19 93,25 419,678 1995

99 763 DİLEK BİLGE KAZICI 12C 30 10 27,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 29 1 28,75 8 1 7,75 3 4 2,00 5 2 4,50 5 1 4,75 98 21 92,75 418,980 2015

100 0 AHMET ALPER ŞAHİN 12 31 9 28,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 29 1 28,75 9 0 9,00 5 2 4,50 5 2 4,50 4 2 3,50 98 21 92,75 418,868 2034

101 0 ELİF BETÜL SÜRÜCÜ 12A 32 7 30,25 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 27 1 26,75 8 0 8,00 4 2 3,50 6 1 5,75 5 1 4,75 97 17 92,75 418,733 2054

102 0 FURKAN EMİR YILDIZ 12 34 6 32,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 28 0 28,00 6 0 6,00 5 2 4,50 6 1 5,75 4 2 3,50 97 17 92,75 418,430 2075

103 270 MİRAY ELİTAŞ 12C 34 6 32,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 29 1 28,75 8 2 7,50 6 1 5,75 3 3 2,25 3 3 2,25 98 21 92,75 418,290 2094

104 0 ELENAY DEMİRER 12 32 7 30,25 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 27 1 26,75 7 1 6,75 3 4 2,00 6 1 5,75 6 0 6,00 97 18 92,50 417,968 2115

105 862 ERDEM KOMAR 12 33 7 31,25 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 30 0 30,00 9 1 8,75 2 5 0,75 4 3 3,25 5 1 4,75 98 22 92,50 417,638 2134

106 1265 MUSTAFA BAYKAL 12 34 6 32,50 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 25 3 24,25 8 2 7,50 4 2 3,50 4 2 3,50 6 0 6,00 97 19 92,25 416,890 2156

107 219 BEYZA ELMAS 12A 34 5 32,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 27 2 26,50 7 2 6,50 3 3 2,25 4 3 3,25 5 1 4,75 97 19 92,25 416,748 2175

108 801 ÖNCÜ KILIÇ 12D 32 8 30,00 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 29 0 29,00 6 3 5,25 3 4 2,00 4 3 3,25 5 1 4,75 97 20 92,00 416,340 2196

109 0 RÜYA TUNAY   30 3 29,25 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 30 0 30,00 8 2 7,50 6 1 5,75 4 2 3,50 5 0 5,00 95 14 91,50 415,098 2220

110 33 ASUDE DURU ERUSTA  M 35 5 33,75 3 2 2,50 2 0 2,00 5 0 5,00 5 0 5,00 29 1 28,75 8 2 7,50 3 2 2,50 2 5 0,75 4 0 4,00 96 17 91,75 414,988 2240

111 371 ALİ SAMED ÖZASLAN 12 33 7 31,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 26 4 25,00 8 2 7,50 4 3 3,25 3 4 2,00 5 1 4,75 97 23 91,25 413,913 2263

112 777 ŞEVVAL OPÇİN 12C 33 7 31,25 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 29 1 28,75 9 1 8,75 3 4 2,00 4 3 3,25 4 2 3,50 97 23 91,25 413,863 2282

113 878 ALPER ÖNDER 12E 34 6 32,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 29 1 28,75 9 1 8,75 3 4 2,00 5 2 4,50 3 3 2,25 97 23 91,25 413,700 2302

114 0 CEYLİN NAZ ÖÇAL   34 6 32,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 25 3 24,25 7 0 7,00 1 2 0,50 2 0 2,00 5 0 5,00 94 11 91,25 413,650 2321

115 0 GÜLİN GÜLTEKİN 12C 37 3 36,25 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 21 1 20,75 8 0 8,00 3 4 2,00 5 2 4,50 5 1 4,75 95 15 91,25 413,313 2341

116 848 BEYZANUR KIR 12E 30 10 27,50 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 29 1 28,75 9 1 8,75 3 4 2,00 6 1 5,75 5 0 5,00 96 22 90,50 412,245 2363
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

KATILIMLAR

117 78 POLAT AKTAŞ 12D 34 6 32,50 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 27 3 26,25 8 2 7,50 0 2 -0,50 4 2 3,50 5 1 4,75 95 18 90,50 411,395 2385

118 1322 UĞUR UZUN 12B 35 4 34,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 25 1 24,75 6 2 5,50 3 4 2,00 5 2 4,50 4 2 3,50 95 18 90,50 411,290 2404

119 0 ASYA ERGÜLEÇ  M 34 6 32,50 2 3 1,25 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 27 2 26,50 7 0 7,00 2 5 0,75 6 1 5,75 5 1 4,75 95 19 90,25 410,780 2426

120 0 AZRA CAN   34 6 32,50 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 24 3 23,25 8 2 7,50 4 3 3,25 4 2 3,50 5 1 4,75 95 20 90,00 410,035 2448

121 303 BEGÜM ACAR 12D 34 6 32,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 27 0 27,00 4 1 3,75 4 2 3,50 3 3 2,25 5 1 4,75 94 16 90,00 409,995 2468

122 1035 ARDA ERTAŞ 12G 29 10 26,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 29 1 28,75 8 1 7,75 4 3 3,25 5 2 4,50 5 1 4,75 95 23 89,25 408,590 2493

123 862 MUKADDES AKIN 12D 34 6 32,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 23 6 21,50 8 1 7,75 3 4 2,00 5 2 4,50 5 1 4,75 95 23 89,25 407,760 2514

124 465 NİSA NUR DURDAĞI 11D 34 3 33,25 5 0 5,00 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 23 1 22,75 7 1 6,75 3 2 2,50 5 1 4,75 4 1 3,75 92 11 89,25 407,653 2533

125 204 METEHAN AYDIN 12A 34 3 33,25 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 25 2 24,50 5 2 4,50 1 4 0,00 4 3 3,25 5 1 4,75 93 15 89,25 407,533 2552

126 1279 NİSA ILGIN İNCE 12G 37 2 36,50 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 22 0 22,00 5 0 5,00 2 1 1,75 5 2 4,50 5 0 5,00 91 8 89,00 406,485 2576

127 361 ALİ MURAT GÜNEYTEPE12B 28 9 25,75 4 1 3,75 4 0 4,00 2 1 1,75 4 0 4,00 28 2 27,50 9 1 8,75 4 3 3,25 5 1 4,75 5 1 4,75 93 19 88,25 405,678 2598

128 0 ALİ EGE YÜCEL 12 33 7 31,25 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 28 2 27,50 6 1 5,75 2 5 0,75 3 4 2,00 5 1 4,75 94 22 88,50 405,508 2618

129 0 BEKİR TALHA TÜRK 12G 34 5 32,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 29 1 28,75 7 1 6,75 3 4 2,00 3 4 2,00 5 1 4,75 94 22 88,50 405,363 2638

130 1074 GÖKÇE AKTAŞ 12A 31 8 29,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 25 4 24,00 8 1 7,75 5 2 4,50 3 4 2,00 5 1 4,75 94 23 88,25 405,195 2658

131 380 ARDA ÖZYÜREK 12F 31 9 28,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 29 1 28,75 8 1 7,75 3 4 2,00 3 3 2,25 5 1 4,75 94 23 88,25 405,138 2677

132 0 MELİH MUHAMMED SEZER12 33 7 31,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 23 2 22,50 7 1 6,75 3 3 2,25 4 3 3,25 6 0 6,00 93 19 88,25 404,913 2697

133 0 ÖMER KARAAVCI 12 29 11 26,25 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 26 2 25,50 7 1 6,75 2 3 1,25 4 3 3,25 5 0 5,00 93 20 88,00 404,728 2719

134 794 GÜLNUR YAVUZ 12 31 8 29,00 1 4 0,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 30 0 30,00 8 2 7,50 2 4 1,00 4 3 3,25 5 1 4,75 94 24 88,00 404,350 2738

135 682 SUĞRA EVRENSEL 12A 33 7 31,25 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 25 2 24,50 8 0 8,00 1 5 -0,25 5 2 4,50 5 1 4,75 93 20 88,00 404,058 2757

136 0 BERENSU ŞİMŞEK 12 33 6 31,50 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 28 1 27,75 7 3 6,25 2 5 0,75 3 4 2,00 6 0 6,00 94 24 88,00 404,015 2776

137 1200 EYLÜL AVCI 12C 34 6 32,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 20 0 20,00 7 2 6,50 3 3 2,25 4 3 3,25 6 0 6,00 92 16 88,00 403,995 2795

138 0 EFEHAN KARAGÜZEL   26 14 22,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 28 0 28,00 7 1 6,75 4 3 3,25 4 3 3,25 6 0 6,00 93 22 87,50 403,825 2816

139 0 MELE  BUDAK 12 32 8 30,00 2 3 1,25 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 25 2 24,50 8 1 7,75 2 5 0,75 6 1 5,75 6 0 6,00 93 21 87,75 403,605 2836

140 762 AHMET EGE SOLCAN 12C 28 12 25,00 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 28 2 27,50 8 2 7,50 4 3 3,25 5 2 4,50 6 0 6,00 94 26 87,50 403,550 2855

141 0 YAĞIZ EGE AÇAR 12 28 11 25,25 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 2 3 1,25 29 0 29,00 9 1 8,75 3 3 2,25 7 0 7,00 4 2 3,50 93 22 87,50 403,478 2876

142 0 NECDET DENİZ ŞENOL 11 33 6 31,50 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 3 1 2,75 27 2 26,50 7 1 6,75 1 3 0,25 3 3 2,25 5 0 5,00 92 17 87,75 403,210 2896

143 0 EKİN SU GÖKKURT   37 3 36,25 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 22 3 21,25 6 4 5,00 2 4 1,00 5 2 4,50 6 0 6,00 93 21 87,75 402,753 2916

144 765 BÜŞRA EYLÜL BAHAR 12C 28 12 25,00 3 2 2,50 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 29 0 29,00 9 1 8,75 3 4 2,00 5 1 4,75 3 2 2,50 93 23 87,25 402,615 2935

145 776 İREM NUR DURMAZOĞLU12C 33 7 31,25 4 1 3,75 1 3 0,25 5 0 5,00 4 1 3,75 25 2 24,50 9 1 8,75 3 4 2,00 4 3 3,25 5 1 4,75 93 23 87,25 401,833 2956
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

KATILIMLAR

146 0 ZAHİDE NUR GÜNDÜZ 12M 32 8 30,00 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 23 2 22,50 7 1 6,75 2 4 1,00 6 1 5,75 5 1 4,75 92 20 87,00 401,300 2977

147 241 ZEYNEP NUR TEKÇE 12 32 6 30,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 22 4 21,00 7 0 7,00 3 4 2,00 5 1 4,75 4 1 3,75 91 17 86,75 400,440 3001

148 24 DELFİN BALCI 12A 34 6 32,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 26 1 25,75 6 3 5,25 1 2 0,50 3 2 2,50 3 1 2,75 91 17 86,75 399,990 3023

149 0 SENA GÜRER   35 5 33,75 2 2 1,50 2 2 1,50 5 0 5,00 4 0 4,00 26 0 26,00 7 0 7,00 1 5 -0,25 4 2 3,50 4 0 4,00 90 16 86,00 397,623 3056

150 0 KÜBRA AKİPEK  MA 32 6 30,50 2 2 1,50 1 2 0,50 4 0 4,00 5 0 5,00 28 2 27,50 7 3 6,25 3 4 2,00 4 1 3,75 5 1 4,75 91 21 85,75 397,420 3076

151 0 ELİF NUR KARTAL 12 34 6 32,50 4 1 3,75 3 0 3,00 5 0 5,00 4 0 4,00 22 4 21,00 8 1 7,75 3 4 2,00 5 2 4,50 3 3 2,25 91 21 85,75 397,090 3095

152 19 MUSTAFA EMRE İPEK 12A 31 9 28,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 23 2 22,50 5 3 4,25 4 2 3,50 5 0 5,00 6 0 6,00 90 20 85,00 395,543 3121

153 1058 GÖKTUĞ EFE KARAEL 12K 39 1 38,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 21 1 20,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 4 1 3,75 87 6 85,50 395,383 3140

154 1950 ALEYNA BEKTAŞ 12A 34 4 33,00 1 2 0,50 4 0 4,00 5 0 5,00 4 0 4,00 22 2 21,50 7 2 6,50 2 4 1,00 5 1 4,75 5 1 4,75 89 16 85,00 394,830 3162

155 1012 CANSU ÇELEBİ 12E 31 8 29,00 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 21 1 20,75 7 1 6,75 2 4 1,00 5 1 4,75 6 0 6,00 89 17 84,75 394,645 3181

156 1002 AKIN EKİCİ 12K 35 5 33,75 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 27 3 26,25 8 1 7,75 1 4 0,00 2 3 1,25 4 2 3,50 91 24 85,00 394,503 3200

157 0 AYBERK KILIÇ 12 33 7 31,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 27 1 26,75 3 0 3,00 3 4 2,00 3 4 2,00 5 1 4,75 90 21 84,75 394,233 3222

158 379 CEREN URCAN 12F 35 4 34,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 25 2 24,50 6 0 6,00 1 3 0,25 4 2 3,50 3 1 2,75 88 13 84,75 393,785 3244

159 882 EMİRE ELİF ERSÖZ 12A 30 10 27,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 24 4 23,00 4 2 3,50 4 3 3,25 6 0 6,00 5 1 4,75 90 23 84,25 393,420 3264

160 0 MELEK YAMAN  M 33 7 31,25 4 1 3,75 1 3 0,25 3 2 2,50 5 0 5,00 28 1 27,75 8 2 7,50 3 4 2,00 3 3 2,25 3 3 2,25 91 26 84,50 393,388 3283

161 1008 GÖKBERK ŞENER 12H 35 4 34,00 4 1 3,75 1 1 0,75 5 0 5,00 5 0 5,00 19 7 17,25 5 1 4,75 3 4 2,00 6 1 5,75 6 0 6,00 89 19 84,25 392,565 3304

162 0 SÜMEYYE RANA DURSUN  33 7 31,25 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 29 0 29,00 9 0 9,00 1 0 1,00 87 11 84,25 392,413 3324

163 758 EKİN ERGÜR 12C 32 8 30,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 26 1 25,75 3 1 2,75 2 4 1,00 5 2 4,50 5 0 5,00 89 20 84,00 392,200 3343

164 0 DOĞA COŞKUNTUNA 12 31 7 29,25 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 25 3 24,25 7 1 6,75 2 3 1,25 5 1 4,75 5 1 4,75 89 21 83,75 391,553 3364

165 0 EMİRHAN YALILI 12M 33 7 31,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 24 5 22,75 1 1 0,75 4 3 3,25 3 4 2,00 6 0 6,00 89 22 83,50 390,558 3390

166 0 ZÜHRE YİĞİT 12 34 6 32,50 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 27 3 26,25 6 0 6,00 1 2 0,50 2 3 1,25 2 1 1,75 88 19 83,25 389,330 3413

167 223 SILA AKSOY 12A 33 7 31,25 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 0 4,00 21 3 20,25 6 1 5,75 3 4 2,00 5 1 4,75 5 0 5,00 88 20 83,00 389,068 3435

168 769 GÜLCE YILDIZ 12C 33 7 31,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 13 1 12,75 8 2 7,50 6 1 5,75 5 2 4,50 5 1 4,75 87 17 82,75 388,443 3457

169 0 BARBAROS YİĞİT 12 35 3 34,25 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 21 5 19,75 1 1 0,75 3 4 2,00 3 3 2,25 5 1 4,75 87 17 82,75 387,813 3477

170 357 CANSU KAYATÜRK 12E 32 8 30,00 2 3 1,25 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 25 1 24,75 6 2 5,50 2 4 1,00 3 3 2,25 5 1 4,75 88 23 82,25 386,815 3500

171 1330 YAĞIZ ÖZYURT 12H 37 3 36,25 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 3 1 2,75 19 6 17,50 4 0 4,00 1 5 -0,25 4 3 3,25 6 0 6,00 87 19 82,25 386,043 3523

172 0 AHMET MELİKŞAH AĞCA M 30 10 27,50 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 3 0 3,00 25 2 24,50 6 1 5,75 4 3 3,25 4 2 3,50 3 1 2,75 87 21 81,75 385,690 3546

173 0 MEHMET ORKUN CENGİZ12M 35 4 34,00 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 18 1 17,75 5 1 4,75 2 3 1,25 5 2 4,50 5 1 4,75 86 16 82,00 385,640 3565

174 0 RÜMEYSA ÖZKAN   31 9 28,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 28 1 27,75 8 2 7,50 2 5 0,75 3 4 2,00 4 1 3,75 89 29 81,75 385,408 3584
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

KATILIMLAR

175 0 EGEMEN KESKİN   33 7 31,25 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 25 1 24,75 5 2 4,50 1 3 0,25 5 2 4,50 3 1 2,75 87 21 81,75 385,123 3606

176 1083 MUSTAFA BECERİK 12A 29 11 26,25 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 26 3 25,25 7 2 6,50 3 3 2,25 3 3 2,25 5 1 4,75 88 27 81,25 384,333 3629

177 251 EMİRHAN HERK 12M 31 8 29,00 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 25 1 24,75 5 0 5,00 3 3 2,25 3 2 2,50 5 1 4,75 86 20 81,00 383,230 3653

178 1191 EMİR BURHAN YILDIZ 12D 29 7 27,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 26 2 25,50 3 2 2,50 2 5 0,75 6 0 6,00 4 2 3,50 86 21 80,75 382,733 3676

179 0 CEMRE KANAAT 12 33 6 31,50 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 19 2 18,50 4 1 3,75 5 2 4,50 6 0 6,00 84 13 80,75 382,340 3700

180 281 İREM İLHAN 12C 33 7 31,25 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 3 1 2,75 23 1 22,75 3 1 2,75 2 3 1,25 4 2 3,50 5 1 4,75 85 17 80,75 382,183 3721

181 0 MİNEL ÖZLÜ  M 33 7 31,25 4 1 3,75 3 0 3,00 3 1 2,75 3 2 2,50 27 2 26,50 6 2 5,50 2 4 1,00 4 2 3,50 2 4 1,00 87 25 80,75 382,023 3741

182 0 CEYDA İNCEHASAN 12 37 1 36,75 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 23 2 22,50 2 0 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 82 4 81,00 381,923 3761

183 126 SUEDA KAYAPINAR 12M 30 9 27,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 27 3 26,25 9 1 8,75 3 4 2,00 5 2 4,50 3 2 2,50 88 30 80,50 381,863 3780

184 854 SILA KIRÇIK 12E 30 9 27,75 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 23 2 22,50 7 1 6,75 3 2 2,50 5 2 4,50 5 1 4,75 86 23 80,25 381,218 3804

185 1016 FEYZA NUR YİNANÇ 12H 34 6 32,50 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 25 3 24,25 4 0 4,00 0 1 -0,25 3 4 2,00 5 1 4,75 85 18 80,50 381,145 3823

186 1302 SILA CEMRE TURHAN 12I 35 5 33,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 22 2 21,50 4 1 3,75 1 0 1,00 3 0 3,00 83 10 80,50 380,883 3842

187 0 EYLÜL ARSLAN 12M 34 4 33,00 1 4 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 23 4 22,00 4 0 4,00 3 4 2,00 5 2 4,50 6 0 6,00 86 23 80,25 380,565 3861

188 1263 M ERDEM ALTAY 12E 27 6 25,50 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 26 2 25,50 8 0 8,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 5 0 5,00 84 16 80,00 380,525 3880

189 277 ÖYKÜ ÖKLÜK 12C 30 9 27,75 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 23 4 22,00 7 1 6,75 3 4 2,00 2 4 1,00 5 0 5,00 86 24 80,00 380,313 3899

190 0 NEHİR BAYDAR 12 37 3 36,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 16 1 15,75 3 1 2,75 3 3 2,25 6 1 5,75 3 3 2,25 84 15 80,25 380,053 3921

191 356 FULYA NAZ YÜKSEL 12E 31 9 28,75 2 3 1,25 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 23 2 22,50 6 0 6,00 3 4 2,00 5 2 4,50 5 1 4,75 86 25 79,75 379,558 3942

192 0 FURKAN AKMERCAN 12 27 13 23,75 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 27 1 26,75 5 1 4,75 3 3 2,25 4 2 3,50 5 1 4,75 86 26 79,50 379,423 3963

193 118 SILA AKÇA 12 35 5 33,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 22 3 21,25 8 0 8,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 2 1 1,75 84 16 80,00 379,333 3982

194 0 CEREN YILMAZ 12 35 4 34,00 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 3 1 2,75 22 3 21,25 6 3 5,25 1 5 -0,25 4 3 3,25 5 1 4,75 86 25 79,75 378,735 4005

195 0 ESME YAMALI  M 31 5 29,75 4 1 3,75 2 0 2,00 5 0 5,00 4 0 4,00 20 3 19,25 7 2 6,50 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 83 14 79,50 378,593 4026

196 0 TUANA ÇEKİN 12 34 6 32,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 21 6 19,50 9 1 8,75 2 5 0,75 5 2 4,50 5 1 4,75 87 30 79,50 378,265 4046

197 18 AYŞE KÜBRA ÇETİNTAŞ 12 32 5 30,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 26 1 25,75 3 0 3,00 0 2 -0,50 2 3 1,25 3 1 2,75 83 14 79,50 378,233 4065

198 0 KEREM ELMAS 12M 30 10 27,50 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 26 1 25,75 8 2 7,50 1 6 -0,50 2 4 1,00 3 1 2,75 86 27 79,25 377,890 4086

199 0 ZEYNEP BERNA YAŞAR  M 32 3 31,25 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 18 6 16,50 5 0 5,00 1 3 0,25 5 1 4,75 5 1 4,75 83 15 79,25 377,663 4107

200 0 NEHİR AKDEMİR 12M 30 9 27,75 2 3 1,25 2 1 1,75 3 2 2,50 4 0 4,00 25 1 24,75 7 1 6,75 2 3 1,25 4 2 3,50 5 0 5,00 84 22 78,50 375,853 4132

201 0 KEREM ÖZKURT 12 30 8 28,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 26 0 26,00 6 0 6,00 3 3 2,25 1 5 -0,25 3 1 2,75 84 22 78,50 375,620 4155

202 1073 FURKAN KUMRU 12D 30 10 27,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 24 3 23,25 1 0 1,00 1 5 -0,25 6 1 5,75 4 2 3,50 84 23 78,25 375,100 4182

203 608 ÇİĞDEM TOSUN 12C 35 5 33,75 0 4 -1,00 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 17 4 16,00 8 1 7,75 2 4 1,00 3 3 2,25 6 0 6,00 84 22 78,50 375,053 4202

                                              7 / 38



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

KATILIMLAR

204 0 ZEHRA HAYAT ÇEVİK 12 31 8 29,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 23 3 22,25 7 0 7,00 1 2 0,50 3 2 2,50 3 1 2,75 83 19 78,25 374,775 4223

205 354 AHMET KARADENİZ 12E 34 4 33,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 21 3 20,25 2 3 1,25 5 2 4,50 4 1 3,75 82 16 78,00 373,650 4249

206 1156 CEREN KIZIL 12E 30 6 28,50 4 0 4,00 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 15 3 14,25 5 0 5,00 3 3 2,25 5 1 4,75 5 0 5,00 81 13 77,75 373,580 4268

207 29 ELİF SUBAŞ 12D 31 9 28,75 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 25 1 24,75 6 2 5,50 0 2 -0,50 1 4 0,00 2 2 1,50 83 22 77,50 372,353 4295

208 0 DENİZ NUR TURA   30 10 27,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 21 2 20,50 7 2 6,50 3 4 2,00 3 4 2,00 5 1 4,75 84 28 77,00 371,315 4316

209 45 KAAN 12A 32 7 30,25 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 24 4 23,00 7 2 6,50 1 2 0,50 1 3 0,25 82 21 76,75 369,883 4344

210 0 İBRAHİM ARDA ÖZTÜRK12I 33 6 31,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 2 2 1,50 22 4 21,00 5 1 4,75 1 3 0,25 1 0 1,00 3 0 3,00 81 17 76,75 369,860 4363

211 0 SONER SÜLEYMAN SEVER12 29 11 26,25 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 23 3 22,25 6 2 5,50 1 3 0,25 4 3 3,25 3 2 2,50 83 26 76,50 369,858 4382

212 2081 ECE İDİL ÇETİNKAYA 12C 29 5 27,75 1 1 0,75 3 0 3,00 5 0 5,00 3 0 3,00 23 0 23,00 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 5 1 4,75 79 11 76,25 369,068 4403

213 1232 İBRAHİM TUNÇ 12G 30 10 27,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 3 0 3,00 26 2 25,50 4 1 3,75 1 6 -0,50 3 1 2,75 3 0 3,00 82 23 76,25 368,910 4424

214 0 SILA ÖZGÜNDÜZ  M 35 5 33,75 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 23 1 22,75 1 1 0,75 1 3 0,25 4 2 3,50 4 2 3,50 81 19 76,25 368,178 4447

215 0 YAZ IRMAK BALCI 12E 37 3 36,25 1 1 0,75 1 1 0,75 4 1 3,75 2 2 1,50 24 2 23,50 2 2 1,50 5 1 4,75 4 2 3,50 80 15 76,25 367,953 4467

216 0 MERYEM SENA BULUT  M 32 7 30,25 1 0 1,00 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 22 4 21,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 4 0 4,00 80 16 76,00 367,878 4486

217 1135 BERK AYBERK 12D 33 7 31,25 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 19 3 18,25 6 1 5,75 3 3 2,25 4 3 3,25 5 1 4,75 82 24 76,00 367,868 4505

218 0 ARDA ÇERAY  M 31 7 29,25 25 4 24,00 8 2 7,50 7 0 7,00 4 3 3,25 5 1 4,75 80 17 75,75 367,563 4526

219 0 ZÜMRA ERBİL   35 5 33,75 2 3 1,25 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 19 3 18,25 3 0 3,00 1 5 -0,25 5 2 4,50 5 0 5,00 81 20 76,00 367,503 4545

220 0 MEŞRA MUŞTU 12A 31 9 28,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 18 4 17,00 8 1 7,75 1 0 1,00 2 3 1,25 3 2 2,50 81 21 75,75 367,218 4564

221 0 DERYA YİLMAZ 12 33 7 31,25 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 3 1 2,75 25 3 24,25 6 1 5,75 1 2 0,50 1 0 1,00 80 17 75,75 366,763 4587

222 0 SEMANUR YAVUZ  M 25 10 22,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 22 2 21,50 7 0 7,00 3 2 2,50 6 1 5,75 3 3 2,25 81 23 75,25 366,750 4606

223 367 ŞEVVAL ŞANLI 12E 32 5 30,75 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 18 3 17,25 3 0 3,00 2 4 1,00 2 4 1,00 6 0 6,00 80 18 75,50 366,333 4628

224 0 ALİ OĞUZ   33 6 31,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 23 4 22,00 2 0 2,00 0 6 -1,50 2 1 1,75 3 3 2,25 81 22 75,50 366,015 4649

225 1179 YAĞIZ ALP TERZİOĞLU 12 30 5 28,75 4 0 4,00 1 0 1,00 5 0 5,00 3 2 2,50 24 0 24,00 4 0 4,00 0 4 -1,00 3 4 2,00 5 0 5,00 79 15 75,25 365,758 4670

226 0 ASYA ÖZDEM 12 32 8 30,00 1 3 0,25 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 21 0 21,00 5 1 4,75 1 4 0,00 3 2 2,50 4 0 4,00 80 19 75,25 365,615 4689

227 0 BAŞAR BAŞTÜRK  M 29 8 27,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 22 3 21,25 4 0 4,00 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 80 20 75,00 365,240 4710

228 0 SİYAMİ MERT ATAK 12A 29 4 28,00 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 23 3 22,25 3 3 2,25 3 2 2,50 5 2 4,50 3 2 2,50 80 21 74,75 364,485 4733

229 1275 NEHİR SÜTLÜ 12 29 7 27,25 4 1 3,75 2 0 2,00 4 1 3,75 4 0 4,00 20 1 19,75 9 0 9,00 1 4 0,00 2 3 1,25 4 0 4,00 79 17 74,75 364,413 4752

230 0 ARDA CAN YILDIZ   34 4 33,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 20 2 19,50 3 2 2,50 1 2 0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 78 13 74,75 363,535 4774

231 1113 ŞEYMA SOYLU 12L 33 7 31,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 20 2 19,50 3 1 2,75 1 1 0,75 1 3 0,25 5 0 5,00 79 18 74,50 363,168 4794

232 1138 FURKAN EFE ERYİĞİT 12C 28 12 25,00 3 2 2,50 4 1 3,75 2 0 2,00 5 0 5,00 26 2 25,50 6 0 6,00 1 5 -0,25 3 3 2,25 3 2 2,50 81 27 74,25 363,165 4813
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

KATILIMLAR

233 0 ELİF KATIRCI 12M 32 7 30,25 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 23 2 22,50 5 0 5,00 1 4 0,00 2 2 1,50 1 0 1,00 79 18 74,50 363,158 4832

234 1280 NİSA KAYA 12F 32 7 30,25 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 17 3 16,25 1 0 1,00 3 3 2,25 4 3 3,25 6 0 6,00 79 19 74,25 362,763 4851

235 0 NİSA TİRAKİOĞLU  M 33 6 31,50 1 0 1,00 3 1 2,75 5 0 5,00 22 1 21,75 7 1 6,75 3 4 2,00 1 4 0,00 4 2 3,50 79 19 74,25 362,360 4874

236 521 AKASYA DEMİR 12F 35 5 33,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 22 2 21,50 4 0 4,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 78 15 74,25 361,848 4899

237 316 ZEHRA ARAÇ 12B 35 3 34,25 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 17 3 16,25 6 1 5,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 77 11 74,25 361,793 4918

238 0 DENİZ ÖZBAY   34 4 33,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 0 3,00 18 1 17,75 7 0 7,00 1 1 0,75 3 2 2,50 5 0 5,00 77 12 74,00 361,520 4937

239 1162 DİLAY ELİTAŞ 12I 32 5 30,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 24 2 23,50 2 0 2,00 76 8 74,00 361,483 4956

240 1092 TUANA REYYAN KURU 12 35 4 34,00 4 1 3,75 2 1 1,75 5 0 5,00 4 0 4,00 18 4 17,00 3 2 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 4 2 3,50 79 20 74,00 361,300 4975

241 313 TAYFUN SAROVA 12D 31 9 28,75 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 3 2 2,50 21 5 19,75 5 1 4,75 1 5 -0,25 4 3 3,25 4 2 3,50 81 29 73,75 361,248 4994

242 0 YAĞMUR PAKIR 12M 32 8 30,00 2 3 1,25 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 23 1 22,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 5 1 4,75 3 0 3,00 78 17 73,75 361,125 5013

243 1110 ASLI İPÇİ 12G 35 5 33,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 3 0 3,00 16 3 15,25 6 1 5,75 1 4 0,00 4 3 3,25 5 1 4,75 79 22 73,50 359,903 5042

244 0 NESLİHAN ELMAS 12M 31 6 29,50 1 3 0,25 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 25 3 24,25 1 4 0,00 2 4 1,00 5 2 4,50 2 0 2,00 79 23 73,25 359,680 5062

245 0 BUĞRA TAHA UCA 12M 31 8 29,00 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 23 2 22,50 3 0 3,00 2 2 1,50 1 1 0,75 77 15 73,25 359,535 5081

246 445 ELMAS NUR GÜVENÇ 11D 33 7 31,25 2 1 1,75 2 1 1,75 5 0 5,00 2 2 1,50 24 2 23,50 3 0 3,00 0 2 -0,50 3 3 2,25 4 1 3,75 78 19 73,25 359,373 5101

247 0 CAN ŞAHİNKAYASI  M 30 10 27,50 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 15 4 14,00 7 0 7,00 4 2 3,50 5 2 4,50 4 2 3,50 79 24 73,00 359,345 5120

248 0 MERİÇ ONUR 12 35 3 34,25 3 2 2,50 1 1 0,75 4 0 4,00 3 0 3,00 17 2 16,50 4 1 3,75 2 4 1,00 6 1 5,75 2 1 1,75 77 15 73,25 359,103 5141

249 28 ESLİN ZEYNEP ÇELİK 12B 34 3 33,25 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 17 4 16,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 3 0 3,00 76 11 73,25 359,073 5160

250 0 TİBET İLGÜN 12 27 6 25,50 2 1 1,75 5 0 5,00 3 1 2,75 4 0 4,00 23 0 23,00 4 0 4,00 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 76 13 72,75 358,660 5182

251 240 MİRAY BEK 12B 34 5 32,75 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 19 6 17,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 78 20 73,00 358,553 5202

252 211 ELİF BERRA ŞENTÜRK 12A 34 6 32,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 20 2 19,50 2 1 1,75 1 5 -0,25 3 3 2,25 2 4 1,00 79 24 73,00 358,355 5221

253 15 İKRA GİRİT 12A 30 8 28,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 21 1 20,75 6 1 5,75 2 2 1,50 2 4 1,00 2 1 1,75 78 21 72,75 358,235 5241

254 1295 SAMET ALGÜL 12E 32 7 30,25 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 18 2 17,50 1 0 1,00 2 3 1,25 3 2 2,50 5 1 4,75 77 17 72,75 358,113 5260

255 388 DERİN ALBAYRAK 12 31 3 30,25 1 2 0,50 4 1 3,75 2 0 2,00 22 2 21,50 3 1 2,75 3 3 2,25 5 1 4,75 5 1 4,75 76 14 72,50 357,488 5284

256 0 BUSE ALKIN   30 9 27,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 24 2 23,50 4 1 3,75 76 14 72,50 357,343 5305

257 0 NAİME ESMANUR ŞEN  M 37 1 36,75 4 1 3,75 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 17 2 16,50 4 0 4,00 74 5 72,75 356,928 5325

258 849 BATUHAN ALP ARSLAN 12E 29 6 27,50 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 15 4 14,00 4 1 3,75 3 3 2,25 4 3 3,25 4 2 3,50 77 20 72,00 356,225 5348

259 542 UL*  ÇEBİ 11E 34 5 32,75 5 0 5,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 0 4,00 20 6 18,50 2 2 1,50 1 3 0,25 2 4 1,00 4 0 4,00 78 23 72,25 356,148 5367

260 0 İZAY KARAKAŞ 12 30 10 27,50 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 20 5 18,75 4 2 3,50 2 5 0,75 2 4 1,00 5 1 4,75 79 28 72,00 356,125 5386

261 0 AZRA GÜLER   31 9 28,75 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 19 4 18,00 6 1 5,75 0 3 -0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 78 24 72,00 356,023 5405
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

KATILIMLAR

262 0 YİĞİT ALİ ORTA  M 31 7 29,25 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 19 3 18,25 1 3 0,25 5 1 4,75 4 0 4,00 76 16 72,00 355,998 5424

263 1164 DİLEM FİLİZAY 12F 33 7 31,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 16 2 15,50 1 0 1,00 1 2 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 76 16 72,00 355,648 5446

264 0 SİMAY KAPCAN 12 30 10 27,50 3 2 2,50 2 0 2,00 3 2 2,50 4 1 3,75 18 1 17,75 3 0 3,00 3 4 2,00 5 1 4,75 6 0 6,00 77 21 71,75 355,620 5465

265 0 MERT ERİMEZ 12 28 10 25,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 0 3,00 23 4 22,00 7 2 6,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 77 21 71,75 355,410 5484

266 1000 AHMET KARAASLAN 12H 32 7 30,25 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 24 3 23,25 1 1 0,75 4 3 3,25 1 5 -0,25 2 2 1,50 78 25 71,75 354,933 5505

267 0 ELİF NİRA GÜÇ 12H 33 6 31,50 0 5 -1,25 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 17 2 16,50 5 1 4,75 3 3 2,25 5 1 4,75 4 1 3,75 77 22 71,50 354,265 5530

268 0 ERDOĞAN BİROL  M 32 5 30,75 2 3 1,25 1 1 0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 19 2 18,50 5 0 5,00 1 5 -0,25 4 3 3,25 4 2 3,50 77 22 71,50 354,193 5550

269 1089 SERHAT ÖZVARLIK 12F 29 9 26,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 24 1 23,75 1 3 0,25 1 5 -0,25 5 2 4,50 4 2 3,50 78 27 71,25 354,008 5572

270 0 SUDE SOPUT  M 30 10 27,50 1 4 0,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 1 2,75 25 4 24,00 6 2 5,50 2 4 1,00 4 3 3,25 3 3 2,25 80 35 71,25 353,860 5592

271 0 Bİ*E  SU ÇOBAN 12 31 9 28,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 22 1 21,75 2 0 2,00 1 3 0,25 5 2 4,50 4 1 3,75 77 23 71,25 353,778 5612

272 0 SUDE CAN 12C 29 8 27,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 24 1 23,75 2 0 2,00 2 1 1,75 74 12 71,00 352,980 5633

273 525 SUDE YÜCEL 12 27 13 23,75 2 1 1,75 2 0 2,00 4 1 3,75 4 0 4,00 24 3 23,25 5 1 4,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 77 25 70,75 352,878 5653

274 1102 A SAMET BAYRAKÇEKEN12G 25 8 23,00 0 3 -0,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 22 3 21,25 1 1 0,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 2 3,50 75 19 70,25 351,655 5683

275 1210 FATMANUR ÖMEROĞLU12L 35 5 33,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 20 2 19,50 1 0 1,00 73 9 70,75 351,278 5703

276 1100 ABDÜLKADİR KIZILCA 12G 30 7 28,25 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 3 1 2,75 20 2 19,50 4 2 3,50 2 1 1,75 4 0 4,00 74 15 70,25 350,853 5724

277 0 ARDA ÇALIK 12 34 5 32,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 21 5 19,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 75 18 70,50 350,653 5743

278 0 AZRA SEVİMLİ  M 32 7 30,25 3 2 2,50 3 0 3,00 3 2 2,50 4 0 4,00 23 2 22,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 2 3 1,25 3 2 2,50 76 23 70,25 350,343 5766

279 0 NEHİR İNEBOLU   33 5 31,75 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 3 1 2,75 19 1 18,75 3 1 2,75 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 75 19 70,25 350,288 5785

280 0 TAHA EKİM 12 33 7 31,25 4 1 3,75 5 0 5,00 2 3 1,25 4 0 4,00 18 3 17,25 3 0 3,00 1 4 0,00 2 5 0,75 4 0 4,00 76 23 70,25 350,283 5804

281 807 EMİRHAN EZER 12M 33 4 32,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 23 3 22,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 73 11 70,25 350,015 5826

282 0 EFE YAVAŞER   31 6 29,50 1 2 0,50 4 0 4,00 3 2 2,50 3 0 3,00 20 4 19,00 6 0 6,00 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 75 20 70,00 349,785 5846

283 0 BEREN BECEREN 12A 29 7 27,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 17 3 16,25 5 0 5,00 3 3 2,25 4 1 3,75 4 1 3,75 75 21 69,75 349,493 5866

284 0 İNCİ ECRİN AFRASYAP   35 5 33,75 3 1 2,75 1 1 0,75 5 0 5,00 4 0 4,00 16 1 15,75 1 5 -0,25 4 3 3,25 5 0 5,00 74 16 70,00 349,333 5886

285 250 GÖKHAN GEZERİM 12B 27 9 24,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 18 5 16,75 1 1 0,75 4 2 3,50 4 1 3,75 5 1 4,75 75 22 69,50 349,153 5907

286 0 BEYZA DURSUNKAYA 12M 28 12 25,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 21 4 20,00 2 0 2,00 1 5 -0,25 5 0 5,00 4 0 4,00 76 26 69,50 348,990 5928

287 0 ELİF CEREN AYDIN 12 30 8 28,00 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 19 5 17,75 5 0 5,00 2 3 1,25 2 5 0,75 4 1 3,75 76 26 69,50 348,480 5951

288 1190 ELİFSU ÇELİK 12 30 5 28,75 3 0 3,00 2 1 1,75 5 0 5,00 3 1 2,75 20 1 19,75 5 0 5,00 1 1 0,75 1 1 0,75 2 1 1,75 72 11 69,25 347,528 5980

289 0 YİĞİT YAĞIZ 12 28 6 26,50 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 3 0 3,00 20 3 19,25 3 1 2,75 3 4 2,00 3 3 2,25 5 1 4,75 74 21 68,75 346,540 6002

290 1142 BERRA ALPARSLAN 12H 29 11 26,25 1 2 0,50 1 0 1,00 4 1 3,75 25 4 24,00 8 2 7,50 1 5 -0,25 3 2 2,50 4 2 3,50 76 29 68,75 346,443 6021
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

KATILIMLAR

291 1091 SU ŞEVVAL GÖNENÇ 12L 38 2 37,50 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 17 2 16,50 2 1 1,75 1 0 1,00 1 0 1,00 72 11 69,25 346,340 6040

292 0 ERTUĞRUL KAFALAR 12 29 9 26,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 21 1 20,75 0 3 -0,75 1 3 0,25 4 0 4,00 73 17 68,75 346,288 6059

293 0 FATİHHAN DURUÇY 12M 29 10 26,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 22 1 21,75 6 2 5,50 1 6 -0,50 1 6 -0,50 4 2 3,50 77 33 68,75 346,280 6078

294 0 EFECAN EŞİT 12 30 10 27,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 24 5 22,75 5 2 4,50 1 5 -0,25 3 4 2,00 3 3 2,25 78 37 68,75 346,210 6098

295 1095 ALPER BATU YİKAR 12G 31 9 28,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 21 3 20,25 2 3 1,25 4 1 3,75 3 3 2,25 75 25 68,75 346,178 6117

296 1121 AYŞEGÜL DENİZLİ 12K 35 2 34,50 4 1 3,75 3 0 3,00 2 3 1,25 3 1 2,75 23 0 23,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 71 8 69,00 345,935 6137

297 11 HAVVA ARSLAN 12M 33 5 31,75 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 14 0 14,00 3 1 2,75 1 0 1,00 4 1 3,75 71 9 68,75 345,688 6158

298 403 ELA CEREN GÜMÜŞ 12 32 8 30,00 3 2 2,50 4 0 4,00 2 2 1,50 2 2 1,50 18 6 16,50 6 2 5,50 2 4 1,00 3 3 2,25 4 1 3,75 76 30 68,50 345,250 6183

299 1244 KEREM KAĞITÇI 12G 32 6 30,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 0 3,00 16 3 15,25 3 1 2,75 1 5 -0,25 4 2 3,50 4 1 3,75 74 22 68,50 345,185 6204

300 0 ALİ SEVİM 12 31 7 29,25 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 3 1 2,75 24 4 23,00 2 3 1,25 1 4 0,00 1 2 0,50 74 22 68,50 345,088 6223

301 0 ESRANUR DERS  M 29 9 26,75 4 1 3,75 1 1 0,75 4 0 4,00 4 1 3,75 17 2 16,50 7 1 6,75 1 2 0,50 1 2 0,50 5 0 5,00 73 19 68,25 344,878 6244

302 261 BİLAL FURKAN ERGİN 12A 31 7 29,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 18 2 17,50 1 0 1,00 4 3 3,25 4 2 3,50 4 1 3,75 73 19 68,25 344,733 6265

303 0 SALİHA ZEREN KAVAK 12 31 9 28,75 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 3 1 2,75 20 4 19,00 4 0 4,00 1 4 0,00 3 3 2,25 3 1 2,75 75 27 68,25 344,578 6285

304 1163 MERVE ATSIZ 12H 31 4 30,00 3 2 2,50 3 1 2,75 2 0 2,00 3 1 2,75 17 1 16,75 3 0 3,00 3 3 2,25 4 1 3,75 3 2 2,50 72 15 68,25 344,555 6304

305 0 ELİF Y LBAŞI 12 33 7 31,25 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 17 1 16,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 3 0,25 72 15 68,25 344,123 6324

306 0 İPEK GÜNGÖR 12M 30 10 27,50 1 3 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 19 8 17,00 7 3 6,25 1 5 -0,25 3 2 2,50 5 1 4,75 77 36 68,00 344,065 6343

307 577 CESUR SARITAŞ 12C 30 7 28,25 1 3 0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 3 0 3,00 20 2 19,50 2 0 2,00 3 3 2,25 4 2 3,50 3 2 2,50 73 21 67,75 343,263 6366

308 184 ALPEREN DEMİR 12A 28 9 25,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 23 2 22,50 6 1 5,75 0 3 -0,75 1 2 0,50 73 21 67,75 343,248 6385

309 261 ECE IRMAK ALTAY 12B 30 4 29,00 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 4 0 4,00 21 1 20,75 5 0 5,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 71 13 67,75 342,915 6406

310 766 ALPEREN İNCEHASAN 12C 24 12 21,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 26 4 25,00 5 5 3,75 3 4 2,00 2 5 0,75 3 3 2,25 77 39 67,25 342,565 6425

311 0 BURAK ÇOBAN  M 34 6 32,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 17 3 16,25 2 1 1,75 1 0 1,00 71 13 67,75 342,490 6445

312 0 ECE NEZAKET DAŞTAN 12 35 5 33,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 17 1 16,75 2 2 1,50 1 1 0,75 71 13 67,75 342,308 6464

313 0 FURKAN SAMET TOKGÖZ  25 9 22,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 23 2 22,50 2 0 2,00 0 3 -0,75 3 2 2,50 2 0 2,00 72 19 67,25 342,288 6483

314 277 RABİA ERDOĞAN 12B 28 11 25,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 20 5 18,75 4 0 4,00 1 0 1,00 1 3 0,25 2 1 1,75 73 23 67,25 341,933 6503

315 0 İLKİM ÇOLAKOĞLU 12 29 9 26,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 4 0 4,00 19 4 18,00 4 1 3,75 2 3 1,25 5 2 4,50 4 0 4,00 73 24 67,00 341,253 6524

316 5474 BUĞRA KUŞ 12A 29 10 26,50 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 13 1 12,75 7 0 7,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 0 4,00 72 20 67,00 341,205 6543

317 7 BUĞRA CEYLAN 12M 28 8 26,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 23 4 22,00 6 3 5,25 2 5 0,75 2 5 0,75 4 2 3,50 76 36 67,00 341,160 6564

318 0 ALARA SOLO   32 8 30,00 2 3 1,25 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 24 2 23,50 4 0 4,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 2 1,50 74 28 67,00 340,450 6583

319 224 SEFA ATAY 12D 30 9 27,75 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 3 2 2,50 25 0 25,00 1 1 0,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 71 17 66,75 339,988 6606

                                            11 / 38



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

KATILIMLAR

320 143 ELA ASLI ŞİRİNCAN 11E 34 4 33,00 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 16 1 15,75 0 1 -0,25 0 4 -1,00 2 3 1,25 3 1 2,75 71 17 66,75 339,415 6629

321 515 EBRAR DALKIRAN 12G 33 3 32,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 16 3 15,25 2 1 1,75 69 9 66,75 339,393 6648

322 1010 BESTE ÖZER 12 37 3 36,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 7 1 6,75 3 3 2,25 1 3 0,25 3 1 2,75 5 1 4,75 71 17 66,75 339,183 6669

323 1299 SENA KIRAN 12B 29 5 27,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 3 0 3,00 21 3 20,25 2 0 2,00 2 0 2,00 4 2 3,50 4 2 3,50 70 15 66,25 338,828 6691

324 0 FATMA BETÜL SARIÇAM  27 12 24,00 0 3 -0,75 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 22 2 21,50 6 1 5,75 0 5 -1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 73 28 66,00 338,400 6715

325 0 YİĞİT BERK ULAĞLI 12 32 8 30,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 18 4 17,00 3 2 2,50 0 4 -1,00 1 0 1,00 2 1 1,75 72 23 66,25 338,245 6735

326 0 DOĞA GÜNDÜZ 12 33 7 31,25 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 15 5 13,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 3 3 2,25 72 23 66,25 338,103 6755

327 0 BARAN EFE YENİ 12A 29 7 27,25 1 3 0,25 2 2 1,50 5 0 5,00 23 1 22,75 3 0 3,00 2 3 1,25 3 3 2,25 3 1 2,75 71 20 66,00 338,028 6774

328 52 ŞAFAK DİNÇKAN 12C 29 6 27,50 4 0 4,00 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 13 1 12,75 2 0 2,00 1 2 0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 69 12 66,00 337,975 6794

329 1141 İREM KARANFİL 12D 32 6 30,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 18 7 16,25 2 2 1,50 1 3 0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 73 28 66,00 337,565 6819

330 60 AZRA ALKAYA 12 29 10 26,50 4 1 3,75 3 0 3,00 1 3 0,25 3 2 2,50 25 1 24,75 5 2 4,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 71 21 65,75 337,140 6847

331 5226 CANKUT NEGİŞ 12A 33 7 31,25 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 14 2 13,50 2 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 70 17 65,75 336,883 6869

332 1101 AYKUT ARSLAN 12M 37 3 36,25 5 0 5,00 4 0 4,00 2 3 1,25 4 1 3,75 15 2 14,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 2 0,50 69 12 66,00 336,658 6890

333 0 NİSANUR ÖZGÜL 12M 29 11 26,25 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 21 3 20,25 3 0 3,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 70 18 65,50 336,428 6911

334 272 EYLÜL YALÇIN 12C 26 12 23,00 2 1 1,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 23 1 22,75 3 1 2,75 2 4 1,00 3 3 2,25 3 1 2,75 72 27 65,25 336,305 6931

335 0 MUSA OLGAY ŞAKACI   30 5 28,75 4 0 4,00 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 16 6 14,50 1 0 1,00 3 3 2,25 0 5 -1,25 4 2 3,50 71 22 65,50 336,253 6951

336 0 ŞEVVAL AÇIKGÖZ 12 31 3 30,25 3 0 3,00 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 13 1 12,75 2 0 2,00 4 1 3,75 0 4 -1,00 2 0 2,00 68 10 65,50 336,068 6970

337 1278 NİLSU TURAN 12I 36 3 35,25 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 16 3 15,25 1 0 1,00 68 9 65,75 335,983 6991

338 0 NİSA SEMİZ 12 33 7 31,25 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 8 1 7,75 5 1 4,75 2 4 1,00 4 3 3,25 5 1 4,75 71 23 65,25 335,353 7015

339 0 AYŞEGÜL PEKMEZCİ 12 32 8 30,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 17 0 17,00 1 0 1,00 1 3 0,25 1 0 1,00 2 0 2,00 69 15 65,25 335,285 7034

340 1119 AYŞE NAZ ÖZEN 12M 33 7 31,25 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 13 0 13,00 4 0 4,00 2 0 2,00 68 11 65,25 335,073 7054

341 1272 NAZ YÜKSEL 12A 30 9 27,75 2 2 1,50 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 15 3 14,25 2 2 1,50 2 2 1,50 3 4 2,00 6 0 6,00 71 25 64,75 334,318 7076

342 67 İREM NAZ SAVATLI 12 29 9 26,75 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 15 2 14,50 6 0 6,00 1 0 1,00 68 13 64,75 334,108 7100

343 0 DORUK ÖZTÜRK 12 25 15 21,25 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 18 4 17,00 3 1 2,75 2 5 0,75 4 2 3,50 4 1 3,75 72 31 64,25 333,593 7122

344 76 İLKENUR DAĞLI 12 31 9 28,75 5 0 5,00 5 0 5,00 2 3 1,25 4 0 4,00 21 6 19,50 1 0 1,00 69 18 64,50 333,053 7147

345 1088 SELİN ERSÖZ 12A 32 7 30,25 3 1 2,75 2 2 1,50 22 1 21,75 5 0 5,00 0 6 -1,50 3 3 2,25 3 2 2,50 70 22 64,50 332,988 7166

346 20 IRMAK ÜNSAL 12D 33 7 31,25 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 17 2 16,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 2 1 1,75 2 0 2,00 69 18 64,50 332,848 7185

347 0 BELİNAY DEDE  M 35 5 33,75 1 4 0,00 2 0 2,00 4 1 3,75 4 1 3,75 16 0 16,00 1 2 0,50 2 3 1,25 3 1 2,75 1 1 0,75 69 18 64,50 332,593 7208

348 293 HAMZA ÖZGÜN 12B 29 9 26,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 19 1 18,75 3 0 3,00 1 1 0,75 68 15 64,25 332,588 7227
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

KATILIMLAR

349 285 EFE KIVANÇ AVCILAR 12A 32 8 30,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 11 4 10,00 5 2 4,50 3 2 2,50 4 2 3,50 70 23 64,25 332,555 7246

350 551 EMİR KABİL TEKİN 12C 29 8 27,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 22 2 21,50 1 1 0,75 68 15 64,25 332,555 7246

351 0 ESRA NUR ÖZER   31 9 28,75 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 16 3 15,25 1 1 0,75 1 4 0,00 0 3 -0,75 5 0 5,00 70 23 64,25 332,468 7284

352 0 NECİBE ŞEVVAL GÜVEN12 31 6 29,50 1 1 0,75 1 1 0,75 3 1 2,75 5 0 5,00 20 1 19,75 1 0 1,00 0 4 -1,00 5 0 5,00 1 1 0,75 68 15 64,25 332,390 7303

353 0 MUHAMMED SAİD DERE12A 29 10 26,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 18 6 16,50 4 3 3,25 2 3 1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 72 32 64,00 332,085 7322

354 1039 MELİKE ERAĞCA 12A 29 9 26,75 2 3 1,25 2 2 1,50 1 3 0,25 3 1 2,75 22 3 21,25 7 1 6,75 2 4 1,00 3 3 2,25 1 3 0,25 72 32 64,00 331,943 7341

355 0 HASİBE DENİZ ÖRNEK 12 30 7 28,25 2 3 1,25 1 3 0,25 1 2 0,50 4 1 3,75 19 2 18,50 4 2 3,50 3 4 2,00 3 3 2,25 4 1 3,75 71 28 64,00 331,928 7361

356 0 NURBAHAR ŞAKAR 12A 30 8 28,00 5 0 5,00 5 0 5,00 16 1 15,75 4 0 4,00 0 5 -1,25 2 2 1,50 6 0 6,00 68 16 64,00 331,890 7380

357 0 SERRA EROL 12 28 4 27,00 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 3 0 3,00 19 2 18,50 6 0 6,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 67 12 64,00 331,860 7399

358 5382 BEYZA NUR ÖZDEMİR 12C 26 9 23,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 19 0 19,00 3 1 2,75 1 1 0,75 4 2 3,50 3 2 2,50 68 17 63,75 331,708 7418

359 1172 EFE CEMAL ALKANAT 12E 29 9 26,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 19 7 17,25 4 4 3,00 1 6 -0,50 2 3 1,25 3 3 2,25 73 37 63,75 331,168 7440

360 1041 BURCU DEMİRTAŞ 12H 30 8 28,00 1 4 0,00 4 0 4,00 1 4 0,00 5 0 5,00 16 3 15,25 5 0 5,00 2 5 0,75 3 4 2,00 4 1 3,75 71 29 63,75 331,145 7459

361 1320 TUANA JERAL 12H 31 6 29,50 1 4 0,00 2 1 1,75 3 2 2,50 4 0 4,00 15 2 14,50 1 0 1,00 2 4 1,00 6 1 5,75 4 2 3,50 69 22 63,50 330,345 7484

362 1052 DİLARA İCLAL ATA 12E 31 6 29,50 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 18 2 17,50 1 0 1,00 0 4 -1,00 3 3 2,25 4 0 4,00 69 22 63,50 330,145 7504

363 0 HAZAL DEMİRÖZ 12 31 6 29,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 15 5 13,75 4 0 4,00 67 14 63,50 329,935 7526

364 1174 BENGİSU BUÇUKÇU 12H 32 8 30,00 4 1 3,75 1 2 0,50 3 2 2,50 3 1 2,75 18 4 17,00 3 0 3,00 1 2 0,50 1 2 0,50 3 1 2,75 69 23 63,25 329,265 7548

365 1087 SAMİ BERK DEMİR 12I 33 5 31,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 16 3 15,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 66 11 63,25 328,918 7570

366 0 EDA KÖKSAL 12M 33 6 31,50 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 17 4 16,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 67 15 63,25 328,890 7589

367 0 EKİN SİNECİK   31 8 29,00 4 0 4,00 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 11 2 10,50 2 0 2,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 3 2,25 68 20 63,00 328,730 7608

368 0 YAĞIZ NAZLIGÜL 12 23 16 19,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 1 3 0,25 26 4 25,00 6 3 5,25 1 5 -0,25 5 2 4,50 4 2 3,50 73 42 62,50 328,590 7628

369 0 MEHMET EKİCİLER 12 31 7 29,25 3 1 2,75 2 1 1,75 3 2 2,50 4 0 4,00 20 4 19,00 1 0 1,00 1 4 0,00 2 3 1,25 2 2 1,50 69 24 63,00 328,568 7647

370 420 MAHMUT ESAT GÜMÜŞTEN12B 27 12 24,00 2 2 1,50 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 13 4 12,00 4 2 3,50 1 3 0,25 5 0 5,00 4 2 3,50 69 26 62,50 327,980 7667

371 0 BERİL ARSLANLI 12 32 7 30,25 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 3 1 2,75 14 2 13,50 1 1 0,75 4 0 4,00 66 13 62,75 327,763 7686

372 361 FURKAN BATI 12A 31 9 28,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 12 8 10,00 0 1 -0,25 3 3 2,25 4 3 3,25 4 2 3,50 70 30 62,50 327,373 7711

373 0 HAFSA ZÜMRA DENİZ   28 8 26,00 2 0 2,00 3 1 2,75 5 0 5,00 17 1 16,75 1 0 1,00 1 3 0,25 4 2 3,50 5 0 5,00 66 15 62,25 326,965 7732

374 307 FATMA BETÜL GÜNEŞ 12C 32 5 30,75 4 0 4,00 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 15 5 13,75 2 4 1,00 1 4 0,00 3 1 2,75 68 22 62,50 326,903 7751

375 0 MÜNİRE KÖRPEŞ 12 33 4 32,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 10 4 9,00 5 0 5,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 66 14 62,50 326,600 7773

376 0 MEHMET SALİH AKBAŞ  M 29 11 26,25 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 25 3 24,25 3 1 2,75 0 3 -0,75 2 4 1,00 70 31 62,25 326,593 7792

377 1349 TUBA BOLAT 12I 31 9 28,75 2 3 1,25 5 0 5,00 4 0 4,00 3 1 2,75 16 2 15,50 2 0 2,00 3 0 3,00 66 15 62,25 326,378 7813
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

KATILIMLAR

378 0 CEYLİN KARACA 12 31 8 29,00 1 4 0,00 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 20 4 19,00 2 0 2,00 0 2 -0,50 2 3 1,25 3 2 2,50 69 27 62,25 326,355 7832

379 271 MELİKE GÜLTEKİN 12C 32 8 30,00 5 0 5,00 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 11 2 10,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 5 0 5,00 66 15 62,25 326,295 7851

380 0 ŞEVMANUR SEVER   30 8 28,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 4 0 4,00 14 3 13,25 1 0 1,00 1 6 -0,50 4 2 3,50 3 2 2,50 68 24 62,00 325,820 7870

381 476 KÜBRA ÇAKIRLAR 12B 28 10 25,50 2 2 1,50 2 1 1,75 3 1 2,75 2 2 1,50 18 4 17,00 0 1 -0,25 3 2 2,50 4 2 3,50 6 0 6,00 68 25 61,75 325,650 7889

382 0 RÜMEYSA KONMAZ 12B 28 9 25,75 3 2 2,50 1 1 0,75 3 2 2,50 5 0 5,00 20 5 18,75 0 2 -0,50 3 3 2,25 1 4 0,00 5 1 4,75 69 29 61,75 325,418 7909

383 704 ELİF SU ÖFLAZ 12M 27 10 24,50 1 4 0,00 2 0 2,00 4 1 3,75 4 1 3,75 20 2 19,50 6 1 5,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 2 0 2,00 69 29 61,75 325,400 7929

384 0 İREM BÜYÜKÖKSÜZ 12M 29 10 26,50 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 21 2 20,50 0 3 -0,75 2 3 1,25 3 1 2,75 68 25 61,75 325,170 7949

385 0 MİRAÇ BERAY GENİŞ 12 29 11 26,25 2 3 1,25 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 22 8 20,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 68 25 61,75 325,153 7968

386 2250 MUSTAFA FAİK ORHAN 12A 29 8 27,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 11 1 10,75 1 0 1,00 2 0 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 64 10 61,50 324,380 7992

387 286 BATUHAN DEMİRELLİ 12A 28 7 26,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 20 4 19,00 3 2 2,50 1 5 -0,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 68 26 61,50 324,358 8011

388 71 SERHAT ÇEVİK 12C 30 9 27,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 18 5 16,75 1 1 0,75 1 1 0,75 2 2 1,50 67 22 61,50 324,243 8032

389 27 ARZU ARICAN 12C 30 10 27,50 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 18 2 17,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 66 18 61,50 324,215 8051

390 0 AYŞENURKEZM* 12 31 4 30,00 3 2 2,50 1 1 0,75 3 2 2,50 5 0 5,00 11 5 9,75 7 0 7,00 1 3 0,25 1 4 0,00 4 1 3,75 67 22 61,50 323,990 8070

391 1317 TEZCAN NAMUK 12C 31 2 30,50 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 12 5 10,75 3 0 3,00 0 6 -1,50 2 4 1,00 4 1 3,75 67 22 61,50 323,895 8090

392 1054 MİNEL İYİSÖZLÜ 12D 31 8 29,00 3 2 2,50 1 3 0,25 4 1 3,75 3 2 2,50 17 2 16,50 2 0 2,00 1 5 -0,25 1 3 0,25 5 1 4,75 68 27 61,25 323,395 8112

393 0 MEHMET ALİ BEKGÖZ 12A 30 10 27,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 18 6 16,50 0 1 -0,25 66 19 61,25 323,390 8131

394 0 NURAY BEŞLİ  M 33 7 31,25 2 3 1,25 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 14 5 12,75 2 0 2,00 1 5 -0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 68 27 61,25 323,103 8153

395 461 MEHMET ESAT ALAMUR12A 24 12 21,00 2 2 1,50 2 1 1,75 4 0 4,00 4 1 3,75 19 3 18,25 4 0 4,00 0 4 -1,00 3 2 2,50 5 0 5,00 67 25 60,75 322,995 8174

396 0 YUSUF ÇETİNÇAKMAK  M 26 13 22,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 16 4 15,00 2 4 1,00 4 3 3,25 4 2 3,50 68 29 60,75 322,818 8194

397 329 MELİH TE E 12B 31 9 28,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 19 2 18,50 2 2 1,50 1 4 0,00 1 3 0,25 2 1 1,75 68 28 61,00 322,563 8213

398 0 YUSUF TAŞÇI   27 11 24,25 2 2 1,50 3 0 3,00 3 2 2,50 5 0 5,00 16 4 15,00 4 2 3,50 2 5 0,75 3 3 2,25 3 0 3,00 68 29 60,75 322,553 8233

399 0 SARP BOZDEMİR 12 31 7 29,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 21 1 20,75 1 0 1,00 65 16 61,00 322,458 8252

400 0 TÜRKER SATIK 12 27 11 24,25 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 18 1 17,75 4 1 3,75 0 3 -0,75 0 4 -1,00 3 0 3,00 67 25 60,75 322,363 8271

401 72 YAĞMUR YALÇIN 12 32 8 30,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 16 2 15,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 65 16 61,00 322,310 8290

402 0 ZÜLEYHA KOÇYİĞİT  M 32 5 30,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 15 3 14,25 1 2 0,50 64 12 61,00 322,243 8309

403 1168 EBRAR KUŞOĞLU 12G 28 4 27,00 1 1 0,75 1 1 0,75 3 0 3,00 4 0 4,00 18 2 17,50 2 0 2,00 3 0 3,00 3 1 2,75 63 9 60,75 322,185 8328

404 1277 NEHİR YAPRAK 12M 34 6 32,50 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 14 6 12,50 1 2 0,50 0 4 -1,00 4 2 3,50 67 24 61,00 322,115 8347

405 0 FATMA ZEHRA UTLU 12 30 9 27,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 3 0 3,00 18 2 17,50 1 1 0,75 1 2 0,50 2 4 1,00 1 3 0,25 67 25 60,75 321,928 8370

406 0 MERT KUMKAYA 12 30 9 27,75 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 22 3 21,25 2 1 1,75 66 21 60,75 321,858 8389
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

KATILIMLAR

407 0 SENA NUR COŞKUN 12M 25 6 23,50 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 17 2 16,50 1 4 0,00 1 3 0,25 5 1 4,75 65 18 60,50 321,855 8408

408 0 RÜMEYSA ÖZBAŞ   31 8 29,00 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 19 9 16,75 0 5 -1,25 1 5 -0,25 2 2 1,50 3 3 2,25 70 37 60,75 321,835 8427

409 0 ESMANUR GÜNEY  M 27 13 23,75 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 25 4 24,00 2 0 2,00 1 4 0,00 2 3 1,25 1 3 0,25 69 34 60,50 321,683 8446

410 0 RÜMEYSA CANBAZ 12 31 7 29,25 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 14 3 13,25 4 0 4,00 64 13 60,75 321,663 8465

411 2180 İBRAHİM BARAN GÜNGEN12B 28 11 25,25 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 22 4 21,00 2 1 1,75 1 6 -0,50 0 7 -1,75 3 3 2,25 70 38 60,50 321,428 8485

412 770 RABİA ABLAK 12A 26 12 23,00 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 15 3 14,25 2 0 2,00 1 5 -0,25 4 3 3,25 3 1 2,75 67 27 60,25 321,195 8505

413 454 BÜŞRA YİĞİT 12G 34 4 33,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 14 5 12,75 64 13 60,75 321,175 8524

414 0 SEHERNUR İŞLEK 12 31 6 29,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 14 10 11,50 3 1 2,75 1 1 0,75 1 2 0,50 66 22 60,50 320,925 8544

415 0 CEREN EKAL 12 34 4 33,00 3 2 2,50 4 0 4,00 2 2 1,50 5 0 5,00 13 4 12,00 2 2 1,50 1 1 0,75 1 3 0,25 65 18 60,50 320,520 8563

416 51 NAGİHAN NUR DOLUCA12D 32 8 30,00 2 3 1,25 4 0 4,00 2 2 1,50 3 2 2,50 19 4 18,00 3 0 3,00 65 19 60,25 320,055 8585

417 1047 HAZAL UZGÖR 12I 32 7 30,25 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 15 4 14,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 64 15 60,25 320,013 8605

418 492 EMİRHAN ÖZBEK 12B 29 7 27,25 2 3 1,25 2 1 1,75 5 0 5,00 4 0 4,00 16 2 15,50 1 0 1,00 0 4 -1,00 2 2 1,50 4 1 3,75 65 20 60,00 319,828 8624

419 0 SÜLEYMAN YİĞİT DOĞAN12 30 5 28,75 3 1 2,75 4 0 4,00 2 2 1,50 3 2 2,50 14 1 13,75 3 2 2,50 1 2 0,50 4 1 3,75 64 16 60,00 319,733 8643

420 0 EDA ARSLAN   31 9 28,75 2 3 1,25 1 2 0,50 5 0 5,00 4 1 3,75 11 4 10,00 5 1 4,75 0 6 -1,50 3 1 2,75 5 1 4,75 67 28 60,00 319,703 8662

421 1096 ALPEREN ACAY 12C 27 11 24,25 1 1 0,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 0 4,00 20 6 18,50 6 3 5,25 1 4 0,00 1 5 -0,25 3 3 2,25 69 37 59,75 319,373 8681

422 123 SİNEM MUTLU 12B 32 7 30,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 13 3 12,25 1 0 1,00 63 12 60,00 319,308 8701

423 0 GÜLSİMA GEVREK 12 29 9 26,75 2 3 1,25 4 0 4,00 5 0 5,00 4 0 4,00 12 3 11,25 1 1 0,75 1 3 0,25 2 2 1,50 5 0 5,00 65 21 59,75 319,238 8720

424 0 BARKIN BAYDEMİR  M 25 11 22,25 2 3 1,25 2 0 2,00 3 2 2,50 3 1 2,75 24 2 23,50 2 0 2,00 2 4 1,00 2 2 1,50 1 1 0,75 66 26 59,50 318,928 8740

425 1201 EYLÜL İŞCAN 12F 31 9 28,75 4 0 4,00 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 14 2 13,50 2 3 1,25 1 3 0,25 2 3 1,25 65 21 59,75 318,818 8759

426 34 HASAN SOYER 12C 31 8 29,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 13 11 10,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 66 25 59,75 318,745 8780

427 0 HALİS BÜLENT BALKIŞ 12M 28 9 25,75 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 12 4 11,00 1 0 1,00 2 2 1,50 3 1 2,75 4 2 3,50 65 22 59,50 318,653 8799

428 101 NURAY GÜLER 12B 27 12 24,00 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 15 2 14,50 6 1 5,75 64 18 59,50 318,570 8819

429 0 ELÇİN ASLAN   30 8 28,00 2 3 1,25 2 0 2,00 5 0 5,00 3 1 2,75 13 2 12,50 1 0 1,00 1 4 0,00 4 2 3,50 4 2 3,50 65 22 59,50 318,330 8840

430 0 SAİT TUNAY BAYOL 12 30 10 27,50 1 2 0,50 2 2 1,50 5 0 5,00 2 1 1,75 20 4 19,00 2 1 1,75 0 5 -1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 67 30 59,50 318,215 8859

431 0 ELİF AYKUT   30 9 27,75 1 4 0,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 21 2 20,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 66 26 59,50 318,083 8878

432 0 BUSENA DAŞDAN 12 31 9 28,75 2 3 1,25 5 0 5,00 2 3 1,25 3 1 2,75 17 2 16,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 65 22 59,50 317,963 8897

433 1001 HAYRUNNİSA GÜL 12D 29 11 26,25 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 19 5 17,75 3 1 2,75 1 5 -0,25 2 3 1,25 3 1 2,75 68 35 59,25 317,673 8917

434 0 EGEMEN KARADAĞ  M 28 9 25,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 19 4 18,00 1 0 1,00 1 5 -0,25 1 6 -0,50 3 2 2,50 67 31 59,25 317,658 8937

435 0 SUDENAZ Y ZGÜN 12 34 4 33,00 1 3 0,25 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 12 1 11,75 2 0 2,00 1 0 1,00 62 10 59,50 317,440 8959
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

KATILIMLAR

436 280 MERVE ÖZDAMAR 12A 31 6 29,50 1 3 0,25 3 0 3,00 2 1 1,75 4 1 3,75 17 2 16,50 0 1 -0,25 3 3 2,25 3 2 2,50 64 19 59,25 317,280 8979

437 181 EYLÜL DURSUN 12M 25 10 22,50 4 1 3,75 1 2 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 20 2 19,50 1 0 1,00 0 4 -1,00 4 1 3,75 3 2 2,50 65 25 58,75 316,710 9004

438 1308 SUDENAZ PEHLİVAN 12I 31 7 29,25 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 14 5 12,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 3 0 3,00 3 3 2,25 65 24 59,00 316,568 9025

439 0 HASAN KAAN CAN 12 30 9 27,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 2 1 1,75 15 2 14,50 1 1 0,75 1 5 -0,25 1 4 0,00 4 0 4,00 65 25 58,75 315,968 9053

440 0 IRMAK KARATAŞ  M 31 9 28,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 14 6 12,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 64 21 58,75 315,688 9078

441 388 EFEKARTAL KILINÇ 12A 24 12 21,00 3 2 2,50 5 0 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 11 2 10,50 6 1 5,75 3 4 2,00 3 2 2,50 4 1 3,75 65 27 58,25 315,515 9097

442 153 ASLI SENA AKÇAKOÇ 12B 28 8 26,00 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 4 0 4,00 16 2 15,50 4 0 4,00 62 14 58,50 315,290 9120

443 0 KAZIM MERT FINDIK 12 30 9 27,75 2 1 1,75 1 0 1,00 3 1 2,75 3 0 3,00 18 3 17,25 1 5 -0,25 3 2 2,50 3 1 2,75 64 22 58,50 315,263 9139

444 296 NURSU ASLANLI 12 27 12 24,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 15 3 14,25 4 0 4,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 2 2 1,50 64 23 58,25 314,875 9160

445 5086 ALEYNA GÖÇMEN 12M 32 6 30,50 2 3 1,25 3 1 2,75 2 3 1,25 4 0 4,00 14 3 13,25 3 0 3,00 0 3 -0,75 2 3 1,25 2 0 2,00 64 22 58,50 314,805 9179

446 4120 MEHMET KAYRA UYSAL 12A 29 11 26,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 17 11 14,25 0 4 -1,00 2 5 0,75 3 4 2,00 2 4 1,00 69 43 58,25 314,653 9198

447 0 BURAK KONYALI   29 8 27,00 2 1 1,75 2 0 2,00 4 1 3,75 2 2 1,50 16 4 15,00 3 1 2,75 2 3 1,25 2 2 1,50 2 1 1,75 64 23 58,25 314,585 9217

448 1276 NEHİR TEYMUR 12A 26 14 22,50 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 3 2 2,50 19 9 16,75 2 3 1,25 0 4 -1,00 5 2 4,50 3 3 2,25 68 41 57,75 313,710 9242

449 0 NUR MELİSA ÇETİN  M 34 5 32,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 9 4 8,00 1 0 1,00 1 0 1,00 61 11 58,25 313,698 9261

450 1116 AYLA ORUÇOĞLU 12D 31 7 29,25 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 3 0 3,00 10 1 9,75 1 1 0,75 3 1 2,75 1 5 -0,25 5 0 5,00 63 20 58,00 313,658 9280

451 549 İREM MARANGOZ 12C 31 8 29,00 2 2 1,50 4 0 4,00 1 4 0,00 3 1 2,75 16 4 15,00 1 1 0,75 1 3 0,25 3 2 2,50 3 3 2,25 65 28 58,00 313,590 9299

452 7 SUDE KARACA 12C 35 4 34,00 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 10 3 9,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 62 15 58,25 313,465 9318

453 1218 MERT ARICAN 12 35 4 34,00 2 3 1,25 3 0 3,00 2 3 1,25 5 0 5,00 11 4 10,00 1 4 0,00 1 5 -0,25 4 1 3,75 64 24 58,00 312,880 9343

454 0 BAHTİYAR İLHAN   35 3 34,25 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 12 7 10,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 4 -1,00 2 3 1,25 64 24 58,00 312,708 9362

455 0 DENİZ ÇOLAK 12 32 6 30,50 1 0 1,00 1 1 0,75 3 0 3,00 18 2 17,50 1 2 0,50 3 2 2,50 2 0 2,00 61 13 57,75 312,640 9382

456 56 CANSU YILDIZ 12A 31 7 29,25 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 16 2 15,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 62 17 57,75 312,593 9401

457 0 VESİM ELAGÖZ  M 29 6 27,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 0 3,00 15 1 14,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 2 0 2,00 61 14 57,50 312,155 9424

458 0 DORUK TOPTUTAN   24 16 20,00 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 16 7 14,25 1 0 1,00 2 4 1,00 4 2 3,50 6 0 6,00 66 36 57,00 311,960 9444

459 0 ENES SAYGI 12 27 3 26,25 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 14 4 13,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 0 2,00 60 11 57,25 311,583 9466

460 9003 ESRA MENEKŞE 12A 26 7 24,25 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 17 2 16,50 0 1 -0,25 0 4 -1,00 2 4 1,00 5 1 4,75 63 24 57,00 311,178 9492

461 5238 HÜLYA BALTA 12A 27 11 24,25 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 4 1 3,75 15 3 14,25 4 0 4,00 1 1 0,75 3 1 2,75 2 4 1,00 64 28 57,00 311,168 9511

462 0 OĞUZHAN KILIC 12 26 7 24,25 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 1 1 0,75 22 5 20,75 5 5 3,75 1 4 0,00 0 4 -1,00 1 1 0,75 65 32 57,00 310,978 9536

463 0 ŞEVVAL ANIL 12 29 11 26,25 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 14 1 13,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 62 20 57,00 310,688 9557

464 34 ZE NEP EYŞAN BAYRAM12B 34 6 32,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 14 12 11,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 64 27 57,25 310,680 9576
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

KATILIMLAR

465 0 İREM KIZIL   31 6 29,50 2 2 1,50 3 0 3,00 4 0 4,00 5 0 5,00 13 7 11,25 2 1 1,75 0 5 -1,25 1 4 0,00 3 3 2,25 64 28 57,00 310,345 9599

466 50 RODA DİLMAN 12C 32 7 30,25 5 0 5,00 3 0 3,00 4 1 3,75 4 0 4,00 12 4 11,00 60 12 57,00 310,208 9619

467 331 CEREN SAVCI 12A 31 6 29,50 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 2 1 1,75 14 4 13,00 1 0 1,00 60 13 56,75 309,590 9647

468 1348 ZÜMRA GÜLER 12I 28 9 25,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 9 9 6,75 3 3 2,25 3 2 2,50 4 1 3,75 1 3 0,25 64 30 56,50 309,543 9666

469 298 ŞEYMA GÖKMEN 12B 33 6 31,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 13 11 10,25 2 2 1,50 2 4 1,00 2 3 1,25 65 33 56,75 309,440 9686

470 0 SULTAN KOCAELİ 12 32 6 30,50 4 1 3,75 3 0 3,00 4 0 4,00 4 0 4,00 13 5 11,75 0 1 -0,25 60 13 56,75 309,410 9705

471 0 YAĞIZALP BAĞÇIVAN  M 29 11 26,25 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 15 4 14,00 5 2 4,50 0 2 -0,50 0 3 -0,75 2 1 1,75 64 30 56,50 309,238 9724

472 1032 AFRA DOĞA ÇİL 12I 34 5 32,75 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 12 1 11,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 60 13 56,75 309,108 9743

473 496 ARDA CÖMERT 12B 26 10 23,50 4 1 3,75 4 1 3,75 1 1 0,75 5 0 5,00 14 0 14,00 1 0 1,00 1 1 0,75 4 1 3,75 60 15 56,25 309,000 9763

474 5230 NAZLI ALPDEĞER 12E 30 8 28,00 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 3 0 3,00 18 3 17,25 60 14 56,50 308,990 9782

475 1326 URAL EGE DOĞAN 12D 31 8 29,00 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 10 5 8,75 0 4 -1,00 1 5 -0,25 4 2 3,50 4 2 3,50 64 31 56,25 308,375 9807

476 39 ŞAHAN ALP KIRMAN 12B 30 10 27,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 20 3 19,25 0 2 -0,50 62 23 56,25 308,280 9827

477 5372 SALİH KARACA 12A 28 11 25,25 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 10 7 8,25 2 2 1,50 4 1 3,75 1 2 0,50 62 24 56,00 308,068 9850

478 55 ESMANUR AKDEMİR 12 32 8 30,00 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 14 5 12,75 0 4 -1,00 2 0 2,00 1 0 1,00 62 23 56,25 308,055 9869

479 315 DENİZ KURT 12A 23 11 20,25 3 1 2,75 1 1 0,75 3 2 2,50 1 3 0,25 20 2 19,50 5 0 5,00 2 3 1,25 1 2 0,50 3 0 3,00 62 25 55,75 307,923 9890

480 2070 BORAN ÇOLAKOĞLU 12B 26 11 23,25 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 15 7 13,25 2 4 1,00 2 3 1,25 3 0 3,00 63 29 55,75 307,553 9916

481 1340 YUSUF KEREM ÖZKAN 12A 30 9 27,75 3 2 2,50 2 1 1,75 3 0 3,00 4 0 4,00 17 2 16,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 60 16 56,00 307,533 9936

482 0 EYÜPHAN KIRIK 12F 26 11 23,25 1 4 0,00 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 19 2 18,50 1 1 0,75 2 3 1,25 0 4 -1,00 3 1 2,75 63 29 55,75 307,463 9955

483 0 HASAN BERK TÜRKMEN  31 8 29,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 17 3 16,25 1 1 0,75 61 20 56,00 307,380 9975

484 0 ELİF CANITEZ   31 5 29,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 13 5 11,75 2 1 1,75 60 16 56,00 307,253 9996

485 0 MİNEL YAZGÜN  M 32 4 31,00 1 3 0,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 12 1 11,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 59 12 56,00 307,160 10015

486 0 MERT EFE ÜNAL 12A 29 11 26,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 17 3 16,25 1 0 1,00 0 5 -1,25 0 1 -0,25 1 4 0,00 63 29 55,75 306,893 10037

487 1195 FERAT KAYA 12 22 10 19,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 17 4 16,00 5 1 4,75 2 4 1,00 2 4 1,00 3 2 2,50 63 31 55,25 306,500 10061

488 0 BERK ÖRKMEZ 12 24 13 20,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 19 3 18,25 4 1 3,75 1 4 0,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 64 35 55,25 306,158 10080

489 0 BURÇİN KORKUT 12 31 8 29,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 6 7 4,25 6 2 5,50 2 4 1,00 4 3 3,25 3 3 2,25 64 34 55,50 306,100 10100

490 245 AYSUN GÜNER 12B 26 10 23,50 2 2 1,50 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 16 6 14,50 2 3 1,25 1 3 0,25 4 0 4,00 62 27 55,25 306,020 10119

491 0 BÜŞRA KAYA 12 30 6 28,50 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 4 0 4,00 14 2 13,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 59 14 55,50 305,895 10139

492 5172 SUDEN DOĞAN 12 31 7 29,25 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 12 4 11,00 1 0 1,00 59 14 55,50 305,808 10158

493 217 ÇAĞLAR GÜLERYÜZ 12A 26 8 24,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 15 5 13,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 60 19 55,25 305,805 10177
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

KATILIMLAR

494 1261 MER EM DEMİR 12I 28 10 25,50 4 1 3,75 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 15 2 14,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 2 1 1,75 61 23 55,25 305,610 10198

495 0 ÖZGÜ DENİZ DÖRTTEPE12M 30 10 27,50 0 5 -1,25 1 1 0,75 4 1 3,75 4 0 4,00 15 4 14,00 0 1 -0,25 1 5 -0,25 4 3 3,25 4 1 3,75 63 31 55,25 305,550 10218

496 0 ECE MERCAN 12 33 6 31,50 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 3 2 2,50 16 4 15,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 61 23 55,25 304,810 10243

497 1048 KEREM İLHA N   32 2 31,50 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 2 2 1,50 11 5 9,75 1 0 1,00 58 11 55,25 304,800 10262

498 5264 NECLA KESKİNSİN 12E 33 7 31,25 4 1 3,75 2 1 1,75 3 2 2,50 4 0 4,00 12 3 11,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 59 15 55,25 304,783 10281

499 0 SADIK ÇAĞ BULUT 12B 30 8 28,00 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 3 1 2,75 11 4 10,00 1 0 1,00 1 3 0,25 2 3 1,25 5 1 4,75 61 24 55,00 304,710 10301

500 81 ASLI BÜYÜKBÜCE 12A 29 10 26,50 4 1 3,75 2 2 1,50 2 1 1,75 2 1 1,75 17 2 16,50 4 3 3,25 60 20 55,00 304,655 10321

501 0 GÜLCE ŞENSOY 12 28 7 26,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 2 2 1,50 4 0 4,00 16 3 15,25 0 1 -0,25 0 4 -1,00 4 1 3,75 4 0 4,00 60 21 54,75 304,203 10344

502 0 TUANA CUMUR   30 10 27,50 1 4 0,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 0 3,00 14 4 13,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 3 2 2,50 61 25 54,75 303,930 10364

503 435 ELİF NİSA BAYRAM 12 31 9 28,75 2 1 1,75 1 1 0,75 4 0 4,00 4 0 4,00 14 4 13,00 2 0 2,00 0 4 -1,00 2 3 1,25 1 3 0,25 61 25 54,75 303,628 10386

504 0 AZRA NUR MERCAN 12A 32 7 30,25 1 3 0,25 3 2 2,50 5 0 5,00 3 1 2,75 10 2 9,50 1 0 1,00 2 3 1,25 1 4 0,00 3 3 2,25 61 25 54,75 303,553 10405

505 0 BURAK ALTIN 12A 31 8 29,00 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 18 6 16,50 0 4 -1,00 61 25 54,75 303,535 10425

506 5159 SAFFET MURAT YILDIZ 12 28 12 25,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 13 3 12,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 3 2 2,50 61 27 54,25 302,715 10450

507 504 CEYLİNNAS ALTINTAŞ 12A 31 4 30,00 2 0 2,00 1 1 0,75 4 1 3,75 2 1 1,75 17 3 16,25 57 10 54,50 302,690 10469

508 1030 UMUT DEMİROĞLU 12C 24 11 21,25 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 1 2,75 14 2 13,50 3 1 2,75 1 3 0,25 2 1 1,75 4 1 3,75 60 24 54,00 302,548 10491

509 99 FATİH ORUÇ 12D 30 6 28,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 1 3 0,25 1 0 1,00 3 0 3,00 57 11 54,25 302,300 10513

510 218 ZEYNEP TAŞDEMİR 12C 30 7 28,25 1 4 0,00 1 1 0,75 5 0 5,00 3 0 3,00 18 3 17,25 58 15 54,25 302,163 10533

511 0 CEREN İLHAN 12 28 7 26,25 2 2 1,50 1 1 0,75 4 1 3,75 4 0 4,00 15 3 14,25 1 4 0,00 2 4 1,00 3 2 2,50 60 24 54,00 301,808 10559

512 114 HAMZA CEYLAN 11A 29 11 26,25 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 9 3 8,25 1 6 -0,50 2 4 1,00 2 2 1,50 61 28 54,00 301,748 10579

513 385 UMUT BOZKAN 12A 29 11 26,25 2 3 1,25 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 15 0 15,00 0 4 -1,00 2 3 1,25 1 5 -0,25 61 28 54,00 301,668 10598

514 0 ARDA EFE BERBER  M 13 0 13,00 3 2 2,50 4 1 3,75 21 3 20,25 6 2 5,50 3 3 2,25 3 3 2,25 4 1 3,75 57 15 53,25 301,455 10617

515 1270 NAZ ELBAN 12 27 11 24,25 2 3 1,25 2 2 1,50 5 0 5,00 3 2 2,50 11 5 9,75 4 2 3,50 1 4 0,00 3 3 2,25 4 1 3,75 62 33 53,75 301,413 10636

516 1267 MÜZEYYEN AYAZ 12I 31 7 29,25 2 1 1,75 2 2 1,50 5 0 5,00 3 0 3,00 14 6 12,50 1 0 1,00 58 16 54,00 301,318 10656

517 0 TALHA YALÇIN  M 23 10 20,50 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 14 3 13,25 1 0 1,00 1 0 1,00 57 14 53,50 300,945 10677

518 517 AYDAN DÜVENCİ 12H 31 7 29,25 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 11 5 9,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 58 17 53,75 300,553 10699

519 0 SURA KARABAŞ   29 8 27,00 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 12 1 11,75 1 0 1,00 2 1 1,75 57 14 53,50 300,130 10721

520 0 NAZ ÖZTEMEL 12 29 3 28,25 3 2 2,50 4 0 4,00 2 1 1,75 2 0 2,00 10 2 9,50 3 0 3,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 58 18 53,50 299,998 10741

521 0 DEMİRAKAR 12K 26 14 22,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 17 5 15,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 60 27 53,25 299,910 10761

522 2202 BORA TUNCAYA 12A 26 12 23,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 17 3 16,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 59 23 53,25 299,785 10781
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

KATILIMLAR

523 75 EREN UTAŞ 12B 28 10 25,50 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 2 2 1,50 17 7 15,25 1 1 0,75 59 23 53,25 299,530 10803

524 300 SUDE FİDAN 12 33 7 31,25 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 7 1 6,75 56 10 53,50 299,508 10822

525 1049 CEYLİN CEYLAN 12 25 13 21,75 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 3 1 2,75 22 1 21,75 1 0 1,00 0 5 -1,25 0 5 -1,25 2 2 1,50 61 32 53,00 299,193 10842

526 0 NESLİHAN ZORLU  M 31 8 29,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 1 4 0,00 12 3 11,25 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 58 19 53,25 299,125 10861

527 0 AYŞE AVCİ 12 26 7 24,25 3 2 2,50 3 0 3,00 5 0 5,00 4 1 3,75 11 3 10,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 3 1 2,75 57 16 53,00 299,078 10883

528 484 MEHLİKANUR KURNAZ 12B 32 5 30,75 1 3 0,25 4 1 3,75 3 1 2,75 10 1 9,75 6 0 6,00 56 11 53,25 298,818 10906

529 573 BİRKAN ÇUBUK 12G 28 9 25,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 10 2 9,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 57 16 53,00 298,723 10927

530 0 HABİL GÜNGÖR   29 3 28,25 5 0 5,00 1 3 0,25 1 0 1,00 4 1 3,75 11 4 10,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 4 0 4,00 56 12 53,00 298,538 10948

531 215 SÜMEYRA SEVER 12B 30 8 28,00 2 3 1,25 3 0 3,00 5 0 5,00 5 0 5,00 9 4 8,00 3 1 2,75 57 16 53,00 298,530 10967

532 5384 YAĞMUR AKTAŞ 12M 30 8 28,00 3 2 2,50 3 0 3,00 3 2 2,50 5 0 5,00 12 0 12,00 56 12 53,00 298,420 10988

533 5069 H BARAN TEMİZEL 12M 31 8 29,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 11 4 10,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 58 20 53,00 298,290 11008

534 0 ÇINAR KAAN AYDOĞDU12 21 7 19,25 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 17 4 16,00 2 0 2,00 0 4 -1,00 0 4 -1,00 2 1 1,75 58 22 52,50 298,038 11028

535 0 SİMAY BOSTANCI   29 7 27,25 3 1 2,75 1 1 0,75 4 1 3,75 3 1 2,75 15 2 14,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 56 14 52,50 296,998 11055

536 0 ZEYNEP TEKİN   29 11 26,25 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 14 14 10,50 2 2 1,50 1 6 -0,50 5 1 4,75 4 2 3,50 64 47 52,25 296,693 11075

537 476 ÖZGE BOZTEPE AÇAR  M 29 10 26,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 7 2 6,50 1 3 0,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 57 19 52,25 296,420 11098

538 64 SİMGE KILIÇ 12B 30 9 27,75 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 9 2 8,50 2 0 2,00 1 1 0,75 2 0 2,00 57 19 52,25 296,298 11119

539 527 EYLÜL BAŞKOR 12B 31 6 29,50 1 2 0,50 2 1 1,75 3 0 3,00 4 1 3,75 12 5 10,75 0 4 -1,00 2 3 1,25 3 1 2,75 58 23 52,25 296,080 11143

540 0 AYŞE DEMİR   27 9 24,75 2 1 1,75 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 16 5 14,75 1 0 1,00 0 4 -1,00 2 4 1,00 4 2 3,50 60 32 52,00 295,963 11163

541 1212 GÖKÇE TOKUÇ 12A 26 9 23,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 13 3 12,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 0 2,00 56 17 51,75 295,308 11192

542 9352 HALİL EFE GÜREL 12N 27 9 24,75 1 3 0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 3 0 3,00 14 3 13,25 1 0 1,00 2 1 1,75 1 3 0,25 3 2 2,50 58 25 51,75 295,248 11211

543 0 RIZA BORAN ALKAŞİ 12 11 8 9,00 5 0 5,00 3 0 3,00 5 0 5,00 3 0 3,00 20 2 19,50 2 0 2,00 3 1 2,75 1 1 0,75 1 0 1,00 54 12 51,00 295,030 11232

544 0 YAĞIZ BORAN İŞLEV 12 20 15 16,25 1 2 0,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 23 3 22,25 3 2 2,50 1 1 0,75 58 27 51,25 294,693 11253

545 5477 İREM TURA 12A 25 12 22,00 5 0 5,00 4 0 4,00 3 1 2,75 4 0 4,00 12 4 11,00 2 2 1,50 1 1 0,75 1 3 0,25 57 23 51,25 294,015 11279

546 5468 SENEM ÇETİNKAYA 12A 26 10 23,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 4 1 3,75 3 0 3,00 12 2 11,50 4 0 4,00 1 1 0,75 3 0 3,00 55 15 51,25 293,870 11303

547 50 YİĞİT EFE ULUSOY 12B 21 12 18,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 15 4 14,00 2 1 1,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 56 20 51,00 293,710 11323

548 472 SUDENAZ DEMİR 12H 28 8 26,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 9 5 7,75 1 0 1,00 55 15 51,25 293,435 11345

549 5114 İLAYDA YILMAZ 12M 33 7 31,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 4 4,00 1 0 1,00 55 15 51,25 292,753 11371

550 0 TİLBE ALKAN 12 26 11 23,25 0 5 -1,25 1 3 0,25 4 0 4,00 2 2 1,50 14 4 13,00 4 2 3,50 3 1 2,75 2 5 0,75 3 0 3,00 59 33 50,75 292,503 11392

551 392 NİSA AKGÜN 12D 24 12 21,00 1 3 0,25 2 0 2,00 5 0 5,00 2 2 1,50 15 3 14,25 1 1 0,75 3 1 2,75 3 0 3,00 56 22 50,50 292,040 11415
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

KATILIMLAR

552 0 EFE AÇIKGÖZ 12 28 10 25,50 2 3 1,25 2 2 1,50 4 0 4,00 4 0 4,00 13 6 11,50 1 0 1,00 0 3 -0,75 1 3 0,25 3 2 2,50 58 29 50,75 292,030 11434

553 0 M SAFA TÜRKOĞLU 12 29 10 26,50 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 14 2 13,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 56 21 50,75 291,800 11456

554 1239 İREMGÜL TURHAN 12A 23 13 19,75 2 3 1,25 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 9 3 8,25 1 0 1,00 2 3 1,25 2 0 2,00 5 0 5,00 56 23 50,25 291,518 11484

555 1137 IRMAK YILDIZ 12M 31 8 29,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 7 4 6,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 55 17 50,75 291,515 11503

556 0 İREM SERRA KEÇECİ 12 32 4 31,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 3 0 3,00 3 1 2,75 9 4 8,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 4 0 4,00 54 13 50,75 291,455 11522

557 1024 MİRAY COŞTAN 12F 27 3 26,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 12 2 11,50 0 6 -1,50 2 0 2,00 3 3 2,25 55 18 50,50 291,208 11544

558 192 NAZAN BÖKE 12A 30 10 27,50 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 7 4 6,00 1 0 1,00 1 2 0,50 1 1 0,75 1 5 -0,25 57 26 50,50 290,975 11570

559 0 MAHİDE AKBAŞ  M 22 12 19,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 0 3,00 4 1 3,75 16 2 15,50 1 0 1,00 54 16 50,00 290,530 11593

560 186 ELİF ÇATAK 12A 28 9 25,75 2 2 1,50 2 2 1,50 3 0 3,00 1 0 1,00 14 2 13,50 1 0 1,00 1 3 0,25 3 2 2,50 1 3 0,25 56 23 50,25 290,528 11612

561 0 GÜZ GÖZDE 12M 32 6 30,50 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 9 3 8,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 55 18 50,50 290,505 11631

562 1076 DİLASA KARATAŞ 12H 29 9 26,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 11 3 10,25 0 1 -0,25 0 4 -1,00 2 1 1,75 3 2 2,50 57 27 50,25 290,408 11650

563 57 ELİF AĞIN 12B 24 12 21,00 0 5 -1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 17 1 16,75 3 1 2,75 2 1 1,75 56 24 50,00 290,340 11669

564 0 SUDENAS TINMAZ  M 26 12 23,00 0 1 -0,25 3 0 3,00 4 1 3,75 4 0 4,00 10 5 8,75 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 56 24 50,00 290,320 11688

565 5286 NURİYE SEVDE ERTEN 12E 30 5 28,75 3 1 2,75 3 1 2,75 3 0 3,00 2 0 2,00 11 3 10,25 1 1 0,75 53 11 50,25 290,018 11712

566 334 MİRAÇ SEYHAN 12B 27 12 24,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 9 3 8,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 0 2,00 55 20 50,00 289,980 11731

567 0 İREM CEYLİN DEMİR 12 28 5 26,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 4 0 4,00 3 0 3,00 14 6 12,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 2 1,50 54 16 50,00 289,643 11755

568 0 ROJDA BAKAY   29 6 27,50 1 1 0,75 2 0 2,00 4 0 4,00 4 1 3,75 11 2 10,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 53 12 50,00 289,485 11776

569 4860 ZEYNEP İREM KARARAR12A 30 10 27,50 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 2 3 1,25 13 7 11,25 1 2 0,50 0 5 -1,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 58 32 50,00 289,445 11796

570 114 HÜSNA POLAT 12A 27 9 24,75 2 2 1,50 1 2 0,50 3 1 2,75 5 0 5,00 13 5 11,75 1 4 0,00 2 3 1,25 3 3 2,25 57 29 49,75 289,168 11821

571 345 MUSTAFA KEREM AYDIN12M 32 6 30,50 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 2 0 2,00 1 0 1,00 52 8 50,00 289,075 11842

572 2143 AHMET ÇİFTÇİOĞLU 12A 34 6 32,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 7 3 6,25 54 16 50,00 288,775 11863

573 422 TUANA ORHAN 12 34 5 32,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 3 1 2,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 52 8 50,00 288,733 11882

574 122 MUSTAFA CÖMERTLER 12A 27 12 24,00 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 9 5 7,75 54 18 49,50 288,370 11903

575 803 NEDİM DURUAKAN 12A 22 6 20,50 1 0 1,00 3 0 3,00 5 0 5,00 1 2 0,50 17 1 16,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 1 0 1,00 52 11 49,25 288,170 11925

576 0 SUDEGÜL SAYGI 12H 34 6 32,50 2 3 1,25 2 0 2,00 4 1 3,75 5 0 5,00 6 3 5,25 53 13 49,75 288,020 11945

577 0 ÇAĞATAY DENİZ SÖZEN12C 25 13 21,75 2 3 1,25 3 0 3,00 2 3 1,25 4 1 3,75 19 3 18,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 2 1 1,75 57 31 49,25 287,918 11966

578 1059 SEZİN ÇETİN 12L 27 11 24,25 2 3 1,25 3 1 2,75 4 0 4,00 4 0 4,00 13 4 12,00 2 1 1,75 0 3 -0,75 55 23 49,25 287,553 11989

579 568 ADA ZEYNEP ATEŞOĞLU12B 27 8 25,00 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 13 2 12,50 1 1 0,75 0 4 -1,00 1 1 0,75 1 3 0,25 55 23 49,25 287,485 12008

580 1088 IRMAK AKY ÜZ 12C 29 10 26,50 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 10 1 9,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 0 2,00 54 19 49,25 287,400 12028
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

KATILIMLAR

581 0 YAĞMUR ÜSÜZ 12A 29 10 26,50 4 1 3,75 5 0 5,00 2 1 1,75 3 1 2,75 8 8 6,00 1 0 1,00 1 1 0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 55 23 49,25 287,390 12047

582 0 NAZİYE NAZ GÜNAL 12 29 9 26,75 1 2 0,50 1 1 0,75 5 0 5,00 14 3 13,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 54 19 49,25 287,378 12066

583 0 NURDAN BAĞCİ   29 8 27,00 4 0 4,00 1 1 0,75 3 0 3,00 14 4 13,00 0 5 -1,25 1 3 0,25 3 2 2,50 55 23 49,25 287,285 12086

584 1264 MURAT ŞEN 12E 24 7 22,25 5 0 5,00 2 3 1,25 1 0 1,00 2 0 2,00 15 2 14,50 3 0 3,00 52 12 49,00 287,088 12110

585 0 SILA DUMAN 12 30 5 28,75 3 0 3,00 1 1 0,75 5 0 5,00 4 0 4,00 8 1 7,75 51 7 49,25 286,998 12129

586 508 GİZEM YILDIRIM 12B 34 5 32,75 3 2 2,50 1 0 1,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 2 3,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 2 1 1,75 53 15 49,25 286,548 12153

587 0 BERFİN BOZTOPRAK   34 5 32,75 3 2 2,50 2 1 1,75 3 0 3,00 3 1 2,75 7 0 7,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 52 11 49,25 286,458 12172

588 5235 EMİR AN RIZA AÇIK 12N 30 6 28,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 6 2 5,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 53 16 49,00 286,225 12192

589 258 MERVE SEMİZOĞLU 12E 26 8 24,00 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 11 4 10,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 3 1 2,75 1 3 0,25 55 25 48,75 286,205 12212

590 456 SENA NUR KOÇ 12B 24 15 20,25 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 11 4 10,00 1 5 -0,25 1 2 0,50 2 2 1,50 56 30 48,50 285,908 12233

591 10060 ALPEREN ÇORBACI 12 25 15 21,25 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 10 3 9,25 1 6 -0,50 3 4 2,00 3 1 2,75 57 34 48,50 285,878 12252

592 227 ECE ERDOĞAN 12B 34 6 32,50 3 0 3,00 2 2 1,50 9 3 8,25 4 1 3,75 52 12 49,00 285,755 12272

593 221 TUĞBA TEZCAN 12 27 10 24,50 1 4 0,00 1 3 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 10 5 8,75 2 0 2,00 3 2 2,50 1 2 0,50 4 1 3,75 56 30 48,50 285,555 12291

594 1207 HİLMİ BEKTAŞ 12C 33 7 31,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 51 9 48,75 285,163 12316

595 308 EMİRHAN GÜR 12B 25 14 21,50 3 2 2,50 3 0 3,00 3 2 2,50 3 1 2,75 15 7 13,25 2 1 1,75 2 4 1,00 56 31 48,25 285,030 12335

596 0 HASAN ÇORAKLIK 12 30 10 27,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 8 1 7,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 53 18 48,50 284,925 12354

597 397 EFE GÜRBÜZ 12B 21 15 17,25 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 3 1 2,75 16 8 14,00 4 2 3,50 0 6 -1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 58 40 48,00 284,858 12373

598 0 AZİZHAN YILMAZ 12 26 13 22,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 11 5 9,75 0 1 -0,25 0 4 -1,00 1 0 1,00 1 1 0,75 55 27 48,25 284,788 12392

599 0 ECEM CEYDA ALİBEYLER12B 24 15 20,25 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 3 2 2,50 12 2 11,50 2 3 1,25 2 4 1,00 3 2 2,50 56 32 48,00 284,518 12414

600 1061 MEDİNE TOPCU 12E 32 6 30,50 3 1 2,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 51 10 48,50 284,495 12434

601 430 NEHİR TÜRK 12F 34 5 32,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 1 1,75 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 52 14 48,50 284,323 12457

602 404 ELİFSU UĞRAŞ 12A 25 10 22,50 2 2 1,50 2 0 2,00 4 0 4,00 5 0 5,00 7 1 6,75 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 53 20 48,00 284,285 12476

603 303 PELİN RANA YILDIZ 12C 29 8 27,00 2 0 2,00 1 1 0,75 4 1 3,75 3 2 2,50 13 3 12,25 52 15 48,25 284,205 12497

604 325 FATMA KOŞAR 12B 26 14 22,50 1 4 0,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 14 3 13,25 0 5 -1,25 2 4 1,00 2 3 1,25 57 36 48,00 284,075 12517

605 557 EMİR ELİTAŞ 12C 26 10 23,50 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 7 1 6,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 4 1 3,75 53 20 48,00 284,065 12536

606 349 SÜEDA ÜNAL 12F 32 8 30,00 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 1 4,75 0 1 -0,25 52 15 48,25 283,815 12557

607 0 FATMA SAVCI 12 26 12 23,00 1 3 0,25 3 0 3,00 1 4 0,00 4 0 4,00 11 5 9,75 3 0 3,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 5 1 4,75 56 33 47,75 283,405 12582

608 1051 MERVE GÜNDOĞ MUŞ 12 27 12 24,00 1 4 0,00 2 0 2,00 1 3 0,25 3 1 2,75 14 6 12,50 1 0 1,00 2 3 1,25 2 3 1,25 3 1 2,75 56 33 47,75 283,295 12602

609 0 CANSU ULUTAŞ 12 26 12 23,00 2 2 1,50 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 12 5 10,75 1 3 0,25 1 4 0,00 2 2 1,50 55 29 47,75 283,285 12621
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

KATILIMLAR

610 0 IRMAK DURAK 12 26 9 23,75 3 2 2,50 1 1 0,75 4 0 4,00 3 1 2,75 10 2 9,50 2 3 1,25 0 6 -1,50 1 4 0,00 5 1 4,75 55 29 47,75 283,248 12640

611 1097 ARDA DİNÇ 12F 27 12 24,00 0 4 -1,00 5 0 5,00 1 4 0,00 4 1 3,75 17 5 15,75 1 5 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 56 33 47,75 283,095 12662

612 208 ARDA ÇEVİK 12B 35 3 34,25 2 2 1,50 1 2 0,50 4 0 4,00 3 0 3,00 5 1 4,75 50 8 48,00 282,508 12692

613 5410 ALEYNA YILDIZ 12M 31 8 29,00 1 2 0,50 3 0 3,00 2 3 1,25 4 1 3,75 8 2 7,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 2 1 1,75 53 21 47,75 282,505 12711

614 5237 ARDA KURUKAYA 12 23 16 19,00 5 0 5,00 5 0 5,00 1 4 0,00 4 1 3,75 12 4 11,00 4 5 2,75 1 1 0,75 55 31 47,25 282,255 12734

615 0 NİSA NUR DEMİRAY 12 28 9 25,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 11 4 10,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 53 22 47,50 282,113 12757

616 298 SULTAN AZRA DURAN 12B 21 15 17,25 2 2 1,50 4 0 4,00 4 1 3,75 3 2 2,50 14 4 13,00 5 0 5,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 54 28 47,00 281,698 12783

617 0 BAKİ ÇETİNÇAKMAK  M 28 8 26,00 0 4 -1,00 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 9 1 8,75 3 0 3,00 51 15 47,25 281,315 12808

618 16 CANAN GÖKDERE * 12B 31 7 29,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 5 3,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 52 19 47,25 280,903 12833

619 0 HİLAL NUR CANKAYA 12 27 6 25,50 1 1 0,75 1 0 1,00 5 0 5,00 2 1 1,75 11 5 9,75 0 4 -1,00 1 3 0,25 4 0 4,00 52 20 47,00 280,755 12855

620 0 DAMLA DİLARA MERMER  20 18 15,50 1 1 0,75 2 1 1,75 5 0 5,00 4 0 4,00 17 3 16,25 0 3 -0,75 2 3 1,25 3 2 2,50 54 31 46,25 279,780 12885

621 0 ESMA ERBİL 12E 26 13 22,75 1 3 0,25 1 0 1,00 4 1 3,75 5 0 5,00 12 6 10,50 0 1 -0,25 0 5 -1,25 3 4 2,00 3 1 2,75 55 34 46,50 279,613 12906

622 266 KAYRA ALTINMAKAS 11B 26 10 23,50 1 1 0,75 1 4 0,00 1 0 1,00 1 0 1,00 15 5 13,75 6 1 5,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 2 0,50 53 26 46,50 279,405 12926

623 112 ARDA ZENGİN 12D 23 16 19,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 19 9 16,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 56 39 46,25 279,175 12947

624 0 ELİF UZUN   29 10 26,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 7 8 5,00 52 22 46,50 278,985 12967

625 413 ZEYNEP BEYZA AYDIN 12F 30 10 27,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 8 1 7,75 0 1 -0,25 51 18 46,50 278,845 12988

626 0 FATMANUR AKKAYA 12 27 5 25,75 2 3 1,25 4 1 3,75 1 0 1,00 1 1 0,75 6 1 5,75 0 5 -1,25 4 3 3,25 6 0 6,00 51 19 46,25 278,648 13007

627 0 EFEKAN SELEN 12M 27 12 24,00 3 2 2,50 4 0 4,00 1 0 1,00 1 0 1,00 14 5 12,75 1 0 1,00 51 19 46,25 278,555 13027

628 234 BEYZA DOĞAN  M 28 9 25,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 9 1 8,75 49 11 46,25 278,328 13052

629 0 IRMAK İLHAN 12 19 7 17,25 3 0 3,00 2 1 1,75 2 1 1,75 3 1 2,75 11 2 10,50 4 0 4,00 2 0 2,00 3 1 2,75 49 13 45,75 278,273 13071

630 456 YAVUZ BURAK İLHAN 12G 30 8 28,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 6 9 3,75 0 4 -1,00 0 1 -0,25 3 0 3,00 53 27 46,25 278,105 13090

631 1335 YASİN YER 12H 26 8 24,00 3 2 2,50 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 1 1,75 4 0 4,00 2 3 1,25 3 3 2,25 3 3 2,25 52 24 46,00 278,030 13109

632 478 ENES BAYRAKTAR 12 19 11 16,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 3 1 2,75 19 5 17,75 0 4 -1,00 0 1 -0,25 52 25 45,75 278,003 13128

633 0 ELİF DEMİRÖZ 12E 27 10 24,50 2 2 1,50 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 9 2 8,50 50 16 46,00 277,735 13151

634 0 SAHRA KIYICI 12C 28 12 25,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 6 4 5,00 1 0 1,00 51 20 46,00 277,710 13171

635 510 HALİL EMRE DIRAK 12H 29 10 26,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 5 2 4,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 50 16 46,00 277,505 13193

636 0 HÜSEYİN CAMBAZ   28 11 25,25 3 2 2,50 5 0 5,00 3 1 2,75 2 2 1,50 6 4 5,00 1 2 0,50 1 2 0,50 3 1 2,75 52 25 45,75 277,033 13215

637 0 YAĞMUR GÖKÇE ER 12 26 12 23,00 3 1 2,75 3 2 2,50 1 3 0,25 3 1 2,75 9 6 7,50 2 3 1,25 3 4 2,00 4 2 3,50 54 34 45,50 276,690 13239

638 1419 SUDENAS ÇİNAR 12I 30 8 28,00 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 3 0 3,00 3 0 3,00 48 9 45,75 276,525 13258
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

KATILIMLAR

639 11007 OLCAY TUNA SELVİ 12A 21 8 19,00 3 2 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 15 0 15,00 1 5 -0,25 1 5 -0,25 3 1 2,75 52 27 45,25 276,275 13279

640 0 SUDENUR BERBER   27 8 25,00 4 0 4,00 2 2 1,50 5 0 5,00 4 0 4,00 6 4 5,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 0 1,00 50 18 45,50 276,200 13301

641 1241 KAYA SONAD KARABAŞ 12G 23 13 19,75 1 4 0,00 4 0 4,00 3 1 2,75 3 0 3,00 16 4 15,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 4 0,00 2 2 1,50 53 31 45,25 276,128 13321

642 0 SAADET SILA AYHAN 12M 29 9 26,75 2 2 1,50 1 3 0,25 4 0 4,00 5 0 5,00 9 4 8,00 50 18 45,50 275,933 13344

643 279 ÖZER TOPCU 12C 29 9 26,75 1 4 0,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 1 2,75 9 0 9,00 0 4 -1,00 2 4 1,00 0 3 -0,75 52 26 45,50 275,903 13363

644 0 FURKAN DAĞLI 12 26 12 23,00 3 2 2,50 1 1 0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 6 2 5,50 3 3 2,25 2 0 2,00 1 2 0,50 51 23 45,25 275,855 13382

645 0 MERVE ALTUN  M 31 7 29,25 1 3 0,25 2 2 1,50 1 0 1,00 3 0 3,00 6 3 5,25 2 1 1,75 1 1 0,75 3 1 2,75 50 18 45,50 275,748 13404

646 521 SERAY İLDOKUZ  M 19 11 16,25 1 1 0,75 2 1 1,75 2 1 1,75 5 0 5,00 11 4 10,00 1 0 1,00 1 0 1,00 3 2 2,50 5 1 4,75 50 21 44,75 275,363 13429

647 0 ŞEVVAL ÇETİN   28 9 25,75 1 2 0,50 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 9 2 8,50 49 15 45,25 275,308 13451

648 0 NİSA DOM   30 10 27,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 49 15 45,25 275,100 13473

649 0 ALPEREN BULGUR 12M 18 12 15,00 3 1 2,75 3 2 2,50 2 3 1,25 19 5 17,75 0 1 -0,25 2 5 0,75 2 3 1,25 4 2 3,50 53 34 44,50 274,660 13502

650 0 YUSUF ÜLKER 12 22 17 17,75 4 1 3,75 5 0 5,00 2 3 1,25 2 2 1,50 11 7 9,25 2 0 2,00 1 2 0,50 3 1 2,75 1 1 0,75 53 34 44,50 274,243 13529

651 304 SELİN SENA YILDIZ 12C 30 5 28,75 1 1 0,75 4 0 4,00 4 1 3,75 7 1 6,75 1 0 1,00 47 8 45,00 274,203 13548

652 6 AHMET LATİF ERSİN 12A 28 9 25,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 2 3 1,25 48 13 44,75 273,798 13573

653 193 NAZ KESKİN 12A 30 7 28,25 1 0 1,00 4 0 4,00 4 0 4,00 8 2 7,50 47 9 44,75 273,473 13595

654 0 YAĞIZ ÖZTÜRK 12 26 9 23,75 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 11 3 10,25 49 19 44,25 272,548 13624

655 0 ELİF KIZGIN 12F 24 12 21,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 8 3 7,25 3 0 3,00 49 20 44,00 272,150 13644

656 0 UMUT VILMAZ 12 19 6 17,50 0 2 -0,50 5 0 5,00 15 6 13,50 2 0 2,00 1 3 0,25 1 0 1,00 5 0 5,00 48 17 43,75 272,100 13663

657 1098 ARDA EKER 12H 25 11 22,25 4 1 3,75 2 2 1,50 1 3 0,25 4 0 4,00 12 3 11,25 0 5 -1,25 1 1 0,75 2 2 1,50 51 28 44,00 272,028 13685

658 926 MELİKE AYŞE ŞAHİN 12M 27 13 23,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 7 1 6,75 1 0 1,00 49 20 44,00 271,833 13705

659 0 BEDİRHAN AYDAR 12G 29 5 27,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 4 2 3,50 0 1 -0,25 47 12 44,00 271,263 13733

660 0 ERDEM AKÇA   26 9 23,75 3 1 2,75 3 1 2,75 2 2 1,50 2 2 1,50 11 2 10,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 49 21 43,75 271,078 13753

661 205 RABİA AKYÜZ 11C 27 10 24,50 3 1 2,75 2 1 1,75 5 0 5,00 4 0 4,00 6 3 5,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 48 17 43,75 270,960 13773

662 2138 CENKER AYVAZ 12C 29 11 26,25 0 5 -1,25 5 0 5,00 2 3 1,25 3 1 2,75 6 7 4,25 1 5 -0,25 3 4 2,00 4 1 3,75 53 37 43,75 270,933 13792

663 0 ARDA BÜRHAN 12 27 6 25,50 2 3 1,25 3 0 3,00 13 4 12,00 1 1 0,75 1 3 0,25 1 0 1,00 48 17 43,75 270,890 13811

664 71 GÜLSU YILDIZOĞLU 12A 29 9 26,75 1 2 0,50 2 1 1,75 2 3 1,25 1 2 0,50 13 6 11,50 0 3 -0,75 0 2 -0,50 3 1 2,75 51 29 43,75 270,708 13834

665 118 SEBİLE KİREMİTCİ 12A 29 7 27,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 3 1 2,75 9 1 8,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 47 13 43,75 270,613 13856

666 0 SELİM KOŞAR 12A 29 8 27,00 2 3 1,25 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 9 2 8,50 0 5 -1,25 1 3 0,25 1 4 0,00 51 29 43,75 270,575 13875

667 0 KAYRA TAN ÇALĞIN 12 28 11 25,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 6 9 3,75 1 1 0,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 50 26 43,50 270,088 13895
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

KATILIMLAR

668 447 PINAR YARAY 12C 26 14 22,50 1 3 0,25 2 1 1,75 4 1 3,75 2 2 1,50 9 3 8,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 4 2 3,50 50 27 43,25 269,900 13916

669 333 AYSU OĞUR 12 25 8 23,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 2 1 1,75 0 3 -0,75 1 3 0,25 1 1 0,75 3 1 2,75 48 19 43,25 269,775 13937

670 468 MUSTAFA ASLANTAŞ 12D 26 11 23,25 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 3 4 2,00 0 1 -0,25 3 3 2,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 49 23 43,25 269,713 13957

671 9371 CANSU YAZICI 12A 29 11 26,25 1 1 0,75 4 1 3,75 3 1 2,75 11 3 10,25 0 5 -1,25 1 1 0,75 1 4 0,00 50 27 43,25 269,183 13988

672 5402 ELİF KÜÇÜKARABACI 12E 30 6 28,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 0 3,00 4 0 4,00 3 1 2,75 46 11 43,25 268,910 14010

673 0 CEMRE ERCAN   24 10 21,50 4 0 4,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 9 3 8,25 1 1 0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 48 21 42,75 268,370 14042

674 0 BEDİRHAN BİLGİ   25 13 21,75 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 4 0 4,00 9 4 8,00 2 4 1,00 0 6 -1,50 1 3 0,25 51 33 42,75 268,268 14063

675 0 FİRDEVS RANA GÖKDAĞ M 31 8 29,00 11 2 10,50 5 2 4,50 0 5 -1,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 48 20 43,00 268,050 14083

676 2145 ARDA KARAAĞAÇLI 12B 22 11 19,25 4 1 3,75 2 1 1,75 2 3 1,25 3 1 2,75 11 4 10,00 2 3 1,25 1 2 0,50 2 0 2,00 49 26 42,50 267,998 14102

677 588 DENİZ ERİM ÇAKAN 12C 16 8 14,00 0 1 -0,25 0 4 -1,00 3 0 3,00 22 2 21,50 1 3 0,25 2 3 1,25 4 2 3,50 48 23 42,25 267,975 14121

678 284 EGE ESAT 12B 28 6 26,50 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 3 0 3,00 3 2 2,50 1 2 0,50 1 0 1,00 46 13 42,75 267,720 14143

679 5320 ZEYNEP ZEHRA SERİ 12M 28 5 26,75 2 2 1,50 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 2 3,50 1 1 0,75 46 13 42,75 267,658 14164

680 2355 ÇAĞAN ÖZDÜVEN 12 21 12 18,00 3 2 2,50 3 2 2,50 12 3 11,25 2 4 1,00 4 2 3,50 4 2 3,50 49 27 42,25 267,575 14183

681 0 ZEYNEP PEHLİVANOĞLU  26 8 24,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 0 3,00 2 3 1,25 6 4 5,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 47 18 42,50 267,300 14205

682 0 AYŞE DURU ÇAKAR   28 9 25,75 4 1 3,75 2 1 1,75 5 0 5,00 3 1 2,75 5 8 3,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 48 22 42,50 267,023 14231

683 1034 ARDA ÇEŞMELİ 12F 19 12 16,00 3 2 2,50 2 0 2,00 4 1 3,75 4 0 4,00 12 4 11,00 1 1 0,75 2 0 2,00 47 20 42,00 266,870 14253

684 444 BEREN KAVAK 12H 26 13 22,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 2 3 1,25 7 5 5,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 49 28 42,00 265,923 14286

685 563 IRMAK KOÇ 12E 23 16 19,00 4 1 3,75 3 0 3,00 2 3 1,25 3 2 2,50 9 9 6,75 4 1 3,75 0 4 -1,00 1 5 -0,25 3 0 3,00 52 41 41,75 265,685 14310

686 0 RABİA ARICI 12L 25 12 22,00 2 3 1,25 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 8 4 7,00 47 21 41,75 265,225 14340

687 625 ZEHRA AZRA YAŞAR 12A 23 11 20,25 2 3 1,25 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 7 5 5,75 1 3 0,25 3 1 2,75 2 0 2,00 48 26 41,50 264,898 14361

688 0 TUANA BİTGEN 12 27 8 25,00 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 6 4 5,00 0 2 -0,50 46 17 41,75 264,815 14380

689 0 ARDA ŞENTÜRK   23 8 21,00 3 1 2,75 2 1 1,75 2 2 1,50 3 1 2,75 11 3 10,25 1 4 0,00 1 4 0,00 2 2 1,50 48 26 41,50 264,660 14402

690 9 HÜSEYİN YAMAN 12B 29 10 26,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 45 13 41,75 264,640 14421

691 5380 HAMDİ TÜRK 12A 29 10 26,50 1 4 0,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 0 4,00 5 1 4,75 0 6 -1,50 3 3 2,25 1 3 0,25 49 30 41,50 263,925 14447

692 281 FATIMA SİRKECİ 12D 23 6 21,50 5 0 5,00 1 1 0,75 2 3 1,25 3 0 3,00 7 0 7,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 3 0,25 2 0 2,00 45 15 41,25 263,900 14467

693 200 DAMLA ÇELİK 12D 30 6 28,50 1 1 0,75 1 0 1,00 12 7 10,25 1 0 1,00 45 14 41,50 263,665 14488

694 5427 ZEYNEP SUEDA KUTLU 12A 20 11 17,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 2 1 1,75 16 2 15,50 5 1 4,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 1 2 0,50 47 24 41,00 263,598 14509

695 461 BERKAY ÖZTÜRK 12A 28 12 25,00 3 2 2,50 4 1 3,75 2 2 1,50 4 0 4,00 5 2 4,50 46 19 41,25 263,325 14531

696 796 SELENAY AKGÜL 12M 31 7 29,25 2 3 1,25 4 0 4,00 3 2 2,50 3 2 2,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 45 16 41,00 262,048 14563
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

KATILIMLAR

697 267 ALİ COŞK NER 12 20 6 18,50 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 4 0 4,00 9 6 7,50 0 1 -0,25 1 4 0,00 2 1 1,75 46 22 40,50 261,965 14582

698 0 HAKAN ÇİMENDERE 12 24 9 21,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 7 3 6,25 0 1 -0,25 45 18 40,50 261,473 14607

699 1023 TİJEN ŞAK R 12E 26 11 23,25 3 1 2,75 4 0 4,00 1 2 0,50 3 0 3,00 6 1 5,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 0 2 -0,50 45 18 40,50 261,338 14632

700 0 FURKAN KART 12 22 14 18,50 1 4 0,00 4 0 4,00 1 1 0,75 3 1 2,75 12 11 9,25 3 1 2,75 1 4 0,00 1 6 -0,50 3 1 2,75 51 43 40,25 261,240 14652

701 0 BARKIN DOĞAN   22 10 19,50 3 2 2,50 1 2 0,50 1 3 0,25 1 4 0,00 12 3 11,25 1 0 1,00 1 3 0,25 4 3 3,25 2 1 1,75 48 31 40,25 261,230 14671

702 248 EDA KURT 12C 22 11 19,25 2 0 2,00 1 1 0,75 3 1 2,75 2 1 1,75 10 2 9,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 4 1 3,75 46 23 40,25 261,223 14690

703 0 ÇAĞAN DEMİR 12 23 16 19,00 2 3 1,25 3 0 3,00 3 2 2,50 3 2 2,50 12 5 10,75 0 3 -0,75 1 3 0,25 2 1 1,75 49 35 40,25 261,135 14709

704 0 AZRA ÖZDEMİR  M 28 11 25,25 13 1 12,75 2 1 1,75 1 1 0,75 44 14 40,50 261,128 14728

705 300 YAĞMUR BEKTAŞ 12F 28 10 25,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 1 0 1,00 1 4 0,00 46 22 40,50 261,035 14748

706 0 DURU SEZER   24 14 20,50 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 2 0 2,00 7 2 6,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 2 4 1,00 1 5 -0,25 48 31 40,25 260,980 14768

707 0 SUDE GÜRBÜZ 12 29 9 26,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 4 0 4,00 3 2 2,50 7 3 6,25 45 18 40,50 260,833 14791

708 365 FATMA ÖZER 12 29 9 26,75 1 3 0,25 2 1 1,75 3 1 2,75 3 1 2,75 7 2 6,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 46 22 40,50 260,833 14791

709 5367 AYŞEGÜL TAHMAZ 12G 29 6 27,50 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 3 3 2,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 44 14 40,50 260,705 14830

710 0 AZRA UZUNER 12M 26 11 23,25 4 0 4,00 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 45 19 40,25 260,553 14853

711 5031 HİLAL BEDEL 12F 27 11 24,25 3 2 2,50 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 7 3,25 0 1 -0,25 2 4 1,00 2 1 1,75 48 31 40,25 260,503 14873

712 2086 DERİN SEVİM 12A 27 12 24,00 2 3 1,25 1 3 0,25 5 0 5,00 3 2 2,50 8 4 7,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 47 27 40,25 260,445 14892

713 1167 DURU ÖZSOY 12 31 6 29,50 1 3 0,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 9 3 8,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 45 18 40,50 260,435 14911

714 318 POLEN GÜNGÖRMEZ 12B 21 6 19,50 1 1 0,75 2 1 1,75 3 2 2,50 2 2 1,50 12 8 10,00 1 4 0,00 1 2 0,50 4 2 3,50 47 28 40,00 260,425 14930

715 0 İBRAHİM EFE ÇAKIR 12M 19 2 18,50 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 41 4 40,00 260,385 14950

716 0 NİSA NUR DEMİREL   22 13 18,75 3 0 3,00 4 1 3,75 2 2 1,50 12 2 11,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 45 20 40,00 260,353 14969

717 0 ÖMER BEDİR  M 13 8 11,00 4 1 3,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 16 1 15,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 2 2 1,50 1 2 0,50 45 22 39,50 259,990 14995

718 325 ŞULE İPTAŞ 12B 29 6 27,50 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 4 5 2,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 45 20 40,00 259,235 15025

719 526 ECEM YÜCEK 12F 25 11 22,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 7 6 5,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 46 25 39,75 259,133 15044

720 3006 RECEP MUCAHİD KAYA 12A 27 10 24,50 4 1 3,75 1 1 0,75 5 0 5,00 4 0 4,00 3 5 1,75 44 17 39,75 258,860 15067

721 183 NİSAN NUR ÖZSÖZ 12 28 11 25,25 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 3 1 2,75 45 21 39,75 258,833 15086

722 286 BARAN TEMEL 12 26 8 24,00 3 1 2,75 2 0 2,00 5 0 5,00 3 0 3,00 4 2 3,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 43 14 39,50 258,140 15118

723 601 İLAYDA AKSU 12G 27 10 24,50 0 5 -1,25 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 8 4 7,00 45 22 39,50 258,105 15138

724 0 DEVRİM KOÇER   28 12 25,00 3 2 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 7 11 4,25 1 1 0,75 1 1 0,75 48 34 39,50 258,100 15157

725 0 MİRAY TEZCAN  M 27 7 25,25 1 0 1,00 2 0 2,00 4 0 4,00 2 2 1,50 6 1 5,75 42 10 39,50 258,008 15177
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

KATILIMLAR

726 0 EGE AÇİL 12 20 16 16,00 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 3 3 2,25 5 0 5,00 1 5 -0,25 4 1 3,75 3 3 2,25 48 36 39,00 257,930 15197

727 519 AYBERK ELMAS 12E 24 10 21,50 3 2 2,50 4 1 3,75 1 2 0,50 3 0 3,00 6 3 5,25 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 44 19 39,25 257,850 15216

728 0 EREN TİRAKİ   30 10 27,50 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 45 22 39,50 257,735 15240

729 0 MERT KEREM YILDIRIM   25 14 21,50 5 0 5,00 5 0 5,00 2 2 1,50 4 0 4,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 44 19 39,25 257,720 15260

730 240 EYLEM ÇANTA 12B 26 14 22,50 1 4 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 9 4 8,00 1 5 -0,25 1 4 0,00 2 2 1,50 49 39 39,25 257,660 15281

731 380 BUSENAZ GÜLERSÖNMEZ12F 30 7 28,25 4 0 4,00 1 2 0,50 3 0 3,00 1 1 0,75 4 3 3,25 0 1 -0,25 43 14 39,50 257,608 15300

732 9652 BUĞRA TERZİOĞLU 12A 30 6 28,50 0 5 -1,25 4 0 4,00 4 0 4,00 5 2 4,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 44 18 39,50 257,575 15319

733 0 MELİN GÜRAY 12 27 11 24,25 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 2 3,50 1 0 1,00 44 19 39,25 257,383 15343

734 562 BUSE CIBIRLI 12G 24 7 22,25 1 2 0,50 2 1 1,75 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 42 12 39,00 256,878 15377

735 665 ARİF SEVİM 12D 25 7 23,25 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 3 0 3,00 2 5 0,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 3 0 3,00 44 20 39,00 256,838 15396

736 0 BURAK BALABAN 12G 22 14 18,50 3 2 2,50 4 1 3,75 1 4 0,00 3 0 3,00 11 0 11,00 44 21 38,75 256,620 15417

737 228 TARIK ARIKAN 12B 27 10 24,50 2 3 1,25 1 2 0,50 5 0 5,00 4 0 4,00 5 4 4,00 0 4 -1,00 1 1 0,75 45 24 39,00 256,585 15437

738 0 SUELNUR ÇAKAL   28 9 25,75 4 1 3,75 1 1 0,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 0 3,00 2 2 1,50 0 4 -1,00 2 2 1,50 45 24 39,00 256,513 15456

739 590 YÜKSEL DENİZ MERT 12H 23 13 19,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 0 3,00 8 7 6,25 1 0 1,00 45 25 38,75 256,498 15475

740 0 EMRE ÖZER 12D 24 8 22,00 3 2 2,50 1 2 0,50 4 1 3,75 3 0 3,00 7 5 5,75 1 1 0,75 1 2 0,50 44 21 38,75 256,215 15499

741 1220 DİLARA ÖZDEN 12B 19 8 17,00 4 1 3,75 4 0 4,00 2 0 2,00 4 1 3,75 5 3 4,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 3 2 2,50 43 18 38,50 256,210 15518

742 545 SUDENAZ GEÇENE 12C 25 3 24,25 1 1 0,75 1 1 0,75 4 1 3,75 7 1 6,75 1 2 0,50 2 0 2,00 41 9 38,75 255,973 15543

743 0 YUNUS EMRE BALABAN  M 26 7 24,25 4 1 3,75 2 0 2,00 4 1 3,75 5 0 5,00 41 9 38,75 255,873 15564

744 0 SELİN MERAL 12 22 12 19,00 3 1 2,75 1 2 0,50 2 2 1,50 3 1 2,75 11 0 11,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 44 22 38,50 255,840 15584

745 0 GÖKÇESU ÖZDEMİR  M 29 6 27,50 2 1 1,75 3 1 2,75 3 2 2,50 2 1 1,75 1 6 -0,50 1 1 0,75 2 2 1,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 44 21 38,75 255,540 15608

746 462 HÜSEYİN UMUT POLAT 12H 24 11 21,25 4 1 3,75 2 1 1,75 3 2 2,50 3 0 3,00 8 5 6,75 0 2 -0,50 44 22 38,50 255,488 15630

747 0 NAGİHAN YILMAZ   27 11 24,25 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 1 3 0,25 3 2 2,50 44 22 38,50 255,218 15653

748 1077 CEMİLE NUR AYDIN 12J 26 10 23,50 3 2 2,50 2 0 2,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 4 3,00 0 1 -0,25 43 18 38,50 255,205 15672

749 481 MUHAMMET BAYRAM 12C 22 14 18,50 5 0 5,00 4 0 4,00 3 0 3,00 3 1 2,75 3 5 1,75 1 0 1,00 1 2 0,50 1 2 0,50 2 3 1,25 45 27 38,25 255,200 15691

750 263 CEREN ÖZEN 12C 27 10 24,50 2 3 1,25 2 1 1,75 5 0 5,00 3 1 2,75 4 2 3,50 0 1 -0,25 43 18 38,50 255,075 15713

751 356 İLAYDA İCARAL 12E 26 11 23,25 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 7 3 6,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 43 19 38,25 254,523 15738

752 221 SENA NUR YALÇIN 12M 26 9 23,75 3 1 2,75 2 1 1,75 3 2 2,50 3 1 2,75 5 1 4,75 42 15 38,25 254,428 15757

753 1388 BURCU AKPINAR 12G 27 6 25,50 1 3 0,25 2 2 1,50 5 0 5,00 4 0 4,00 3 5 1,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 43 19 38,25 254,210 15784

754 326 AYNUR YONAR   24 13 20,75 1 4 0,00 4 0 4,00 3 1 2,75 3 0 3,00 5 3 4,25 1 3 0,25 2 2 1,50 2 2 1,50 45 28 38,00 254,193 15804
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

KATILIMLAR

755 0 KORAY UCUN 12 18 16 14,00 4 0 4,00 2 2 1,50 3 1 2,75 3 1 2,75 13 1 12,75 43 21 37,75 254,185 15823

756 0 FAHRETTİN ARGON 12M 25 12 22,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 43 20 38,00 253,880 15845

757 0 ŞERİFE ÖZGE ÖZKÖK 12C 20 10 17,50 2 0 2,00 2 0 2,00 2 2 1,50 3 0 3,00 9 4 8,00 1 0 1,00 1 3 0,25 2 0 2,00 1 2 0,50 43 21 37,75 253,840 15864

758 470 IRMAK GİR 12G 27 12 24,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 7 0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 45 28 38,00 253,690 15887

759 238 CEREN ÇETİN 12C 27 10 24,50 1 2 0,50 2 2 1,50 5 0 5,00 3 1 2,75 4 4 3,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 43 20 38,00 253,605 15909

760 5272 KEREM TEMİZ 12M 28 9 25,75 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 42 16 38,00 253,443 15931

761 0 YASER YAVUZ 12 24 13 20,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 0 4 -1,00 2 3 1,25 2 2 1,50 44 26 37,50 252,623 15955

762 0 İLYAS SALGIN 12 17 5 15,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 3 1 2,75 14 5 12,75 1 2 0,50 1 0 1,00 41 15 37,25 252,508 15974

763 55 MUHAMMED EMİR ÖZGÜL12A 20 10 17,50 3 0 3,00 2 0 2,00 5 0 5,00 7 3 6,25 0 1 -0,25 3 1 2,75 1 0 1,00 41 15 37,25 252,360 15999

764 193 GÖKSU YÜKSEL 12H 30 5 28,75 2 1 1,75 1 1 0,75 4 1 3,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 40 9 37,75 252,258 16019

765 0 NİSA MERİÇ 12 27 13 23,75 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 4 4,00 1 4 0,00 2 4 1,00 0 4 -1,00 3 3 2,25 48 42 37,50 252,253 16038

766 209 BERAT KAZAN 12B 25 7 23,25 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 7 1 6,75 41 14 37,50 252,228 16057

767 0 RUMEYSA ERİŞEN 12L 22 14 18,50 2 3 1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 2 1 1,75 11 4 10,00 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 44 27 37,25 252,210 16077

768 0 ALİ ARDA ALGAN   23 14 19,50 2 3 1,25 1 1 0,75 4 1 3,75 4 0 4,00 6 9 3,75 2 3 1,25 1 3 0,25 3 1 2,75 46 35 37,25 252,130 16097

769 621 FURKAN BERK İLHAN 12G 24 15 20,25 3 2 2,50 1 3 0,25 4 1 3,75 4 0 4,00 7 4 6,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 44 27 37,25 251,883 16121

770 498 PELİN GÜL 12B 28 9 25,75 2 3 1,25 0 3 -0,75 2 3 1,25 3 1 2,75 6 4 5,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 44 27 37,25 251,238 16148

771 0 MERVE MALGIR   28 9 25,75 0 4 -1,00 2 3 1,25 3 1 2,75 1 2 0,50 9 4 8,00 43 23 37,25 251,148 16167

772 389 İREM ŞAHİN 12A 27 7 25,25 2 2 1,50 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 1 3 0,25 1 1 0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 42 20 37,00 250,498 16196

773 368 ÖZLEM SENA AKGÖZ 12 22 16 18,00 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 2 1 1,75 7 2 6,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 43 26 36,50 249,890 16222

774 609 BEREN SU ÇALIŞKAN 12H 28 12 25,00 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 6 8 4,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 45 33 36,75 249,745 16242

775 407 ŞEVİN SADIK 12C 23 12 20,00 2 3 1,25 1 0 1,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 3 4,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 42 22 36,50 249,680 16263

776 195 ESİN ŞEN 12B 23 12 20,00 2 2 1,50 1 1 0,75 3 1 2,75 2 3 1,25 11 4 10,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 43 26 36,50 249,640 16282

777 5171 AYLİN NİSA ÇILDIR 12F 25 13 21,75 3 2 2,50 4 0 4,00 2 1 1,75 3 1 2,75 4 5 2,75 1 0 1,00 42 22 36,50 249,443 16303

778 5309 NAZMİ CAN DEMİRBAŞ 12F 29 6 27,50 1 1 0,75 3 0 3,00 2 2 1,50 3 2 2,50 2 2 1,50 40 13 36,75 249,410 16322

779 374 EDESSA YAVUZ 12B 28 10 25,50 2 3 1,25 2 1 1,75 2 2 1,50 3 0 3,00 3 2 2,50 0 4 -1,00 1 3 0,25 2 1 1,75 43 26 36,50 248,955 16346

780 5190 MİRAY TOPKAYA 12K 29 10 26,50 3 2 2,50 1 2 0,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 5 2,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 43 26 36,50 248,745 16367

781 0 ARDA EGE KİREZ   17 6 15,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 14 5 12,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 41 20 36,00 248,725 16386

782 0 ELİF ÇABUK   25 14 21,50 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 3 3,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 43 27 36,25 248,700 16406

783 411 EDANUR ÖRGÜN 12 28 10 25,50 2 3 1,25 1 3 0,25 1 2 0,50 4 1 3,75 2 0 2,00 1 4 0,00 3 0 3,00 42 23 36,25 248,280 16429
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

KATILIMLAR

784 0 İNCİ GÖKSU ŞİŞMAN 12A 22 11 19,25 0 4 -1,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 1 2,75 11 7 9,25 0 1 -0,25 1 5 -0,25 2 4 1,00 1 3 0,25 46 40 36,00 248,258 16448

785 0 BURAK YAŞAR 12I 23 15 19,25 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 7 6 5,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 44 32 36,00 248,198 16467

786 983 KERİM EFE TAVUKÇU 12C 25 10 22,50 4 1 3,75 5 0 5,00 1 2 0,50 3 2 2,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 40 16 36,00 247,825 16491

787 1715 AZRA KİF 12C 26 13 22,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 1 6 -0,50 0 1 -0,25 42 24 36,00 247,753 16510

788 0 AHMET AYTÜRK   21 9 18,75 15 5 13,75 4 3 3,25 40 17 35,75 247,528 16530

789 277 ZEHRANUR TOPÇU 12C 24 13 20,75 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 6 5 4,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 2 0 2,00 44 33 35,75 247,378 16550

790 122 RÜMEYSA ELAGÖZ 12C 28 10 25,50 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 42 24 36,00 247,375 16569

791 0 MURAT ERDİM AKÇALIK12A 24 14 20,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 6 4 5,00 2 3 1,25 1 3 0,25 44 33 35,75 247,360 16588

792 5105 MELEK SILA ÇAYLAK 12J 28 6 26,50 1 2 0,50 2 0 2,00 2 1 1,75 3 0 3,00 3 3 2,25 39 12 36,00 247,275 16608

793 0 HASAN KÜÇÜKÇATALBAŞ  23 8 21,00 2 1 1,75 1 1 0,75 1 2 0,50 3 0 3,00 10 6 8,50 0 3 -0,75 1 3 0,25 1 1 0,75 42 25 35,75 247,245 16627

794 0 NİSA ÖZEN 12A 22 18 17,50 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 10 8 8,00 0 4 -1,00 1 3 0,25 2 0 2,00 46 42 35,50 246,985 16655

795 11 ZEYNEP YÜSRA MEMİŞ 11A 19 18 14,50 1 0 1,00 3 1 2,75 2 1 1,75 10 3 9,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 5 -0,25 3 1 2,75 43 31 35,25 246,660 16677

796 0 NEHİR GÜREŞCİ 12C 28 9 25,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 39 13 35,75 246,618 16696

797 294 MELİKE YAŞAR 12C 22 14 18,50 0 5 -1,25 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 9 2 8,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 43 31 35,25 246,060 16729

798 409 EYLÜL NAZ YÜKSEL 12 21 17 16,75 4 1 3,75 1 3 0,25 3 1 2,75 3 1 2,75 6 1 5,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 2 0,50 3 2 2,50 43 32 35,00 245,663 16751

799 623 ŞEMAİL OCAK 12C 20 16 16,00 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 3 0 3,00 6 0 6,00 40 20 35,00 245,620 16771

800 0 SÜMEYYE ARSLAN 11L 29 5 27,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 2 0 2,00 1 1 0,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 38 11 35,25 244,878 16800

801 0 TUANA DEFNE ÇİFTÇİ 12 26 10 23,50 2 0 2,00 1 2 0,50 3 2 2,50 1 1 0,75 6 3 5,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 40 20 35,00 244,665 16821

802 245 AYŞE CEYDA ÇAKIR 12C 25 7 23,25 2 2 1,50 3 0 3,00 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 39 16 35,00 244,648 16841

803 0 BETÜL SERRA İNCE   23 12 20,00 2 1 1,75 1 1 0,75 3 2 2,50 8 2 7,50 1 1 0,75 2 2 1,50 40 21 34,75 244,435 16862

804 0 ZEYNEP AKDENİZ 12G 28 9 25,75 2 1 1,75 1 0 1,00 3 1 2,75 4 1 3,75 38 12 35,00 244,353 16883

805 230 MİHRİBAN VEREN 12F 24 13 20,75 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 0 4,00 6 4 5,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 42 29 34,75 244,298 16905

806 350 ELİF AKÇAY 12D 30 9 27,75 2 3 1,25 1 2 0,50 4 0 4,00 2 2 1,50 39 16 35,00 244,093 16925

807 0 AZRA TUANA CEYLAN 12 20 10 17,50 1 1 0,75 1 1 0,75 2 0 2,00 14 2 13,50 38 14 34,50 243,915 16947

808 0 İMDAT EFE ÜLKER 12 18 20 13,00 0 4 -1,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 4 0 4,00 17 4 16,00 1 5 -0,25 1 4 0,00 1 3 0,25 45 43 34,25 243,745 16967

809 0 PINAR BASEÇ  M 27 6 25,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 5 0 5,00 4 5 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 39 17 34,75 243,680 16986

810 463 ELİF KADI 12F 22 11 19,25 3 1 2,75 1 1 0,75 3 1 2,75 5 0 5,00 6 5 4,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 40 22 34,50 243,658 17005

811 0 ZEYNEP KARAN 12C 22 9 19,75 2 2 1,50 1 1 0,75 5 0 5,00 3 0 3,00 5 3 4,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 39 18 34,50 243,633 17024

812 312 ŞEVVAL ZORLU 12C 23 13 19,75 1 3 0,25 2 1 1,75 3 0 3,00 5 0 5,00 6 1 5,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 40 22 34,50 243,583 17045
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

KATILIMLAR

813 275 BAŞAK DOĞAN 12F 24 15 20,25 1 4 0,00 1 3 0,25 5 0 5,00 3 2 2,50 5 5 3,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 2 0 2,00 42 31 34,25 242,903 17073

814 214 KADER ÇETİN 12M 28 9 25,75 1 4 0,00 1 3 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 4 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 41 26 34,50 242,863 17092

815 0 CEREN DURGUT 12B 26 13 22,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 4 0 4,00 8 3 7,25 0 1 -0,25 39 19 34,25 242,468 17121

816 636 MİNEL AYDIN 12E 21 12 18,00 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 6 2 5,50 0 1 -0,25 39 20 34,00 242,330 17142

817 0 BEYZA TOPRAK 12 27 11 24,25 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 2 2 1,50 3 5 1,75 40 23 34,25 242,283 17161

818 0 ELİF DOBRUCA 12B 27 8 25,00 3 2 2,50 1 1 0,75 5 5 3,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 39 19 34,25 242,195 17182

819 5383 DEMET ŞAKAR 12E 28 11 25,25 2 3 1,25 3 1 2,75 0 4 -1,00 3 2 2,50 4 7 2,25 1 3 0,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 2 3 1,25 44 39 34,25 242,193 17201

820 2170 ALİ ŞAHİN 12 22 9 19,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 3 6 1,50 2 2 1,50 39 20 34,00 242,173 17220

821 281 GAMZE AYTEN 12C 23 13 19,75 3 1 2,75 2 2 1,50 1 3 0,25 3 2 2,50 7 2 6,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 40 24 34,00 242,153 17239

822 0 BERKE ERDEN 12 19 16 15,00 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 10 5 8,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 42 33 33,75 241,955 17259

823 0 ARDA YAPAKÇI 12 25 13 21,75 1 4 0,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 10 2 9,50 0 1 -0,25 3 4 2,00 0 7 -1,75 1 0 1,00 43 36 34,00 241,903 17279

824 2123 DURU BALKAN 12B 23 17 18,75 1 4 0,00 1 1 0,75 4 1 3,75 3 1 2,75 5 5 3,75 1 5 -0,25 4 2 3,50 1 1 0,75 43 37 33,75 241,648 17302

825 466 ELİF HOBAN 12C 21 12 18,00 2 1 1,75 1 0 1,00 3 1 2,75 3 1 2,75 7 1 6,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 38 17 33,75 241,615 17321

826 670 İDİL MUSTAK 12N 22 17 17,75 1 4 0,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 6 0 6,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 4 -1,00 42 33 33,75 241,568 17342

827 221 HAYAT UŞAR 12B 27 7 25,25 0 4 -1,00 2 2 1,50 3 1 2,75 7 6 5,50 39 20 34,00 241,398 17365

828 776 GÜLNUR BİNGÖL 12G 25 12 22,00 4 0 4,00 2 2 1,50 3 2 2,50 1 3 0,25 5 2 4,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 40 25 33,75 241,025 17389

829 0 M YAĞIZ ÇEŞMEBAŞI 12 22 13 18,75 2 3 1,25 4 0 4,00 3 0 3,00 4 1 3,75 3 1 2,75 38 18 33,50 240,733 17410

830 509 ENES ÖÇAL 12B 15 15 11,25 5 0 5,00 3 1 2,75 1 1 0,75 3 0 3,00 8 4 7,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 2 0,50 2 2 1,50 40 28 33,00 240,338 17433

831 1103 BERFİN TEMEL 12J 26 12 23,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 2 3,50 0 3 -0,75 39 22 33,50 240,150 17457

832 1080 BEYZA BÜKER 12B 23 14 19,50 0 4 -1,00 3 0 3,00 4 1 3,75 2 2 1,50 7 0 7,00 0 2 -0,50 39 23 33,25 239,860 17482

833 0 NİSA ÇALIK   24 15 20,25 3 2 2,50 3 1 2,75 2 1 1,75 2 2 1,50 4 5 2,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 40 27 33,25 239,853 17501

834 644 CAN POLAT ÖZEROL 12D 24 11 21,25 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 37 15 33,25 239,653 17523

835 0 ELİF KAÇAR   24 12 21,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 2 4 1,00 1 0 1,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 40 27 33,25 239,625 17544

836 353 AYSİMA İBİŞ 12A 23 15 19,25 1 3 0,25 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 7 2,25 3 1 2,75 1 2 0,50 1 3 0,25 42 36 33,00 239,298 17568

837 544 ÖZGE AKUŞ 12B 22 14 18,50 2 2 1,50 4 0 4,00 5 0 5,00 3 0 3,00 1 0 1,00 37 16 33,00 239,255 17588

838 0 BİLAL KAAN OKYAY 12D 22 9 19,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 2 0 2,00 10 2 9,50 0 4 -1,00 2 5 0,75 1 2 0,50 40 28 33,00 239,103 17612

839 362 HACER ALEYNA ÖZDİLEK12F 24 8 22,00 1 2 0,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 0 3,00 2 0 2,00 36 12 33,00 238,800 17633

840 489 ÖMER KAZAN 12E 24 11 21,25 1 3 0,25 3 1 2,75 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 38 22 32,50 237,348 17673

841 2158 BİLAL BARAN TOPRAK 12B 20 15 16,25 3 2 2,50 1 2 0,50 2 2 1,50 3 2 2,50 9 3 8,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 39 27 32,25 237,313 17692
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

KATILIMLAR

842 0 NİSA DAMLA ERSÖZ  M 27 11 24,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 4 1 3,75 1 3 0,25 3 1 2,75 1 0 1,00 37 18 32,50 237,038 17719

843 0 KENAN HAYTA   21 10 18,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 2 2 1,50 5 9 2,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 1 1 0,75 0 5 -1,25 41 35 32,25 236,970 17739

844 1067 ZEYNEP  ÖZCAN 12A 18 13 14,75 1 1 0,75 1 2 0,50 4 1 3,75 10 3 9,25 3 0 3,00 37 20 32,00 236,843 17759

845 247 NEHİR YAVUZER 12A 23 6 21,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 0 3,00 0 2 -0,50 2 9 -0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 38 23 32,25 236,680 17780

846 0 MUHAMMED ALİ DENİZ 12 12 6 10,50 2 1 1,75 4 0 4,00 4 1 3,75 2 2 1,50 11 3 10,25 35 13 31,75 236,520 17804

847 339 BEYZA YAŞAR 12E 28 12 25,00 1 3 0,25 0 5 -1,25 3 2 2,50 4 0 4,00 2 1 1,75 38 23 32,25 236,145 17830

848 0 BEYZA YAVUZ   14 7 12,25 13 2 12,50 2 0 2,00 2 3 1,25 3 1 2,75 1 1 0,75 35 14 31,50 235,728 17854

849 0 NİSANUR PELVAN 12 22 15 18,25 3 2 2,50 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 3 3,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 38 25 31,75 235,493 17878

850 250 KEREM ÇALIŞKAN 12C 26 10 23,50 2 3 1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 1 2 0,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 1 0 1,00 1 2 0,50 38 25 31,75 234,860 17905

851 0 SUDE NAZ YILDIZ   23 15 19,25 3 1 2,75 2 1 1,75 2 2 1,50 3 1 2,75 5 5 3,75 0 1 -0,25 38 26 31,50 234,618 17929

852 0 RÜVEYDA NUR KORKMAZ12B 19 19 14,25 0 4 -1,00 3 1 2,75 1 2 0,50 3 2 2,50 10 2 9,50 2 1 1,75 1 0 1,00 39 31 31,25 234,563 17950

853 187 NİLSU ALTINCAN 12D 23 9 20,75 1 2 0,50 3 0 3,00 3 1 2,75 4 0 4,00 1 2 0,50 35 14 31,50 234,433 17970

854 205 ÖMER CAN ÖZER 12A 20 11 17,25 1 0 1,00 3 0 3,00 2 2 1,50 3 0 3,00 6 4 5,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 36 19 31,25 234,153 17995

855 201 AYŞENUR YÜCEL 12C 26 9 23,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 3 1 2,75 6 4 5,00 36 18 31,50 234,043 18017

856 0 SULTAN OKUYAN   21 8 19,00 1 3 0,25 1 1 0,75 2 1 1,75 3 0 3,00 6 2 5,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 36 19 31,25 233,945 18037

857 0 SARP YETİŞKİN   22 12 19,00 1 2 0,50 2 1 1,75 5 0 5,00 3 1 2,75 3 6 1,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 37 23 31,25 233,935 18056

858 0 AYŞEGÜL ÖZSOY  M 25 6 23,50 2 2 1,50 2 3 1,25 1 1 0,75 6 5 4,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 36 19 31,25 233,300 18079

859 26 CANSU ORHAN 12A 28 11 25,25 1 4 0,00 1 4 0,00 2 2 1,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 37 23 31,25 233,133 18101

860 5319 BARTU KALYONCU 12B 19 11 16,25 2 0 2,00 2 1 1,75 2 0 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 2 3 1,25 1 0 1,00 35 17 30,75 232,843 18124

861 216 ADA YAĞIZ ARIK  M 20 8 18,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 2 1 1,75 1 0 1,00 1 0 1,00 34 13 30,75 232,565 18145

862 0 KEREM CEM IŞIK   22 18 17,50 4 1 3,75 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 6 11 3,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 41 41 30,75 232,560 18164

863 0 SEREN DUMLU 12F 22 15 18,25 2 3 1,25 2 1 1,75 1 3 0,25 3 2 2,50 6 1 5,75 0 3 -0,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 38 29 30,75 232,533 18185

864 336 YUSUF GÜLTEKİN 12 19 15 15,25 1 4 0,00 2 2 1,50 4 0 4,00 4 0 4,00 2 7 0,25 1 0 1,00 1 2 0,50 2 2 1,50 3 2 2,50 39 34 30,50 232,308 18209

865 606 EYLEM DİLER 12B 24 16 20,00 2 0 2,00 4 0 4,00 6 5 4,75 36 21 30,75 232,265 18229

866 443 FERİHA GÜNDOĞDU 12G 20 19 15,25 1 3 0,25 3 2 2,50 1 2 0,50 3 2 2,50 8 2 7,50 1 0 1,00 1 0 1,00 38 30 30,50 232,168 18250

867 0 CEREN KAYA   26 8 24,00 3 1 2,75 1 1 0,75 2 3 1,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 35 17 30,75 231,725 18279

868 107 ECEM ŞENGÜL 12F 19 20 14,00 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 1 0 1,00 1 2 0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 37 27 30,25 231,625 18299

869 0 SELENAY KAZAN   23 15 19,25 2 3 1,25 1 2 0,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 5 3,75 0 1 -0,25 2 4 1,00 0 4 -1,00 1 2 0,50 40 39 30,25 230,873 18328

870 5396 VOLKAN GÜMÜŞ 12N 22 11 19,25 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 35 19 30,25 230,843 18347
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

KATILIMLAR

871 359 HİLAL GÖKMEN 12B 18 13 14,75 1 3 0,25 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 6 2 5,50 0 3 -0,75 36 24 30,00 230,653 18368

872 5772 M CEVAT ALTUN 12B 19 13 15,75 5 0 5,00 3 1 2,75 2 3 1,25 7 7 5,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 37 28 30,00 230,553 18389

873 236 DİLE  KUYUMCU 12B 25 12 22,00 1 1 0,75 2 1 1,75 0 3 -0,75 4 0 4,00 4 6 2,50 36 23 30,25 230,495 18409

874 0 DİLAY DURAK 12M 25 12 22,00 1 3 0,25 1 1 0,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 4 2 3,50 35 20 30,00 229,740 18437

875 19 ELİF ESLEM SEVGİ 12B 22 14 18,50 3 1 2,75 3 1 2,75 2 3 1,25 4 6 2,50 1 0 1,00 1 0 1,00 36 25 29,75 229,520 18462

876 2516 EFE BAYBARS İÇÖZ 12B 21 12 18,00 3 2 2,50 2 3 1,25 1 2 0,50 1 4 0,00 9 6 7,50 1 5 -0,25 0 6 -1,50 2 1 1,75 40 41 29,75 229,505 18481

877 650 ESİLYA SEN 12G 13 3 12,25 2 3 1,25 1 4 0,00 4 0 4,00 4 0 4,00 7 4 6,00 2 0 2,00 33 14 29,50 229,498 18500

878 793 İCLAL VATANSEVER 12J 22 15 18,25 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 1 1,75 5 7 3,25 1 4 0,00 1 4 0,00 39 38 29,50 228,718 18530

879 262 EFE MERT DENİZER 12C 24 10 21,50 1 2 0,50 2 0 2,00 1 2 0,50 2 2 1,50 4 3 3,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 36 26 29,50 228,305 18551

880 0 PINAR GÜNDÜZ 12C 27 12 24,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 3 0,25 1 0 1,00 5 5 3,75 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 2 1,50 38 35 29,25 227,225 18589

881 252 SİNEM CAN 12D 21 11 18,25 1 1 0,75 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 4 2 3,50 0 1 -0,25 34 20 29,00 227,198 18608

882 467 ARDA FELEK 12G 20 20 15,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 4 2,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 37 34 28,50 226,230 18639

883 0 İBRAHİM ÇİPLİ  M 20 12 17,00 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 6 6 4,50 0 3 -0,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 36 30 28,50 225,890 18661

884 273 DERYA YÖRÜK 12C 21 13 17,75 1 4 0,00 1 2 0,50 5 0 5,00 4 0 4,00 1 3 0,25 1 0 1,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 35 26 28,50 225,763 18683

885 0 FURKAN GÖREN 12H 17 18 12,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 35 27 28,25 225,670 18703

886 402 ASLI KORKMAZLAR 12A 24 11 21,25 1 3 0,25 1 1 0,75 3 1 2,75 2 1 1,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 33 18 28,50 225,338 18727

887 282 NEŞE KIŞLA 12A 20 12 17,00 1 1 0,75 3 1 2,75 3 0 3,00 5 5 3,75 1 0 1,00 33 19 28,25 225,145 18747

888 0 BURAK AZGÜLER 12M 23 13 19,75 4 1 3,75 1 4 0,00 2 3 1,25 4 1 3,75 1 5 -0,25 35 27 28,25 224,748 18772

889 1127 ARDA BÜKER 12C 23 9 20,75 2 1 1,75 3 1 2,75 3 0 3,00 31 11 28,25 224,618 18793

890 0 NİLAY ALTIN 12N 27 9 24,75 1 3 0,25 0 4 -1,00 3 2 2,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 34 23 28,25 224,058 18817

891 938 FATMA ENGİN 12C 21 7 19,25 2 1 1,75 2 1 1,75 3 0 3,00 2 3 1,25 1 4 0,00 1 0 1,00 32 16 28,00 224,058 18817

892 0 YASEMİN ARSLAN 12A 21 13 17,75 7 2 6,50 1 3 0,25 2 3 1,25 2 0 2,00 33 21 27,75 223,638 18862

893 0 ELİF AŞIK 12 21 15 17,25 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 2 1 1,75 1 3 0,25 1 0 1,00 34 25 27,75 223,603 18881

894 5473 KEREM GÜLER 12D 13 3 12,25 3 2 2,50 4 1 3,75 9 4 8,00 0 2 -0,50 0 3 -0,75 2 1 1,75 1 2 0,50 32 18 27,50 223,518 18902

895 9309 ERTUGRUL GÖKSİN 12A 19 17 14,75 3 2 2,50 2 2 1,50 1 1 0,75 3 0 3,00 6 6 4,50 0 1 -0,25 1 5 -0,25 1 5 -0,25 2 3 1,25 38 42 27,50 223,163 18923

896 5289 ŞEBNEM GÜLBİRAZ 12G 20 9 17,75 0 4 -1,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 2 2 1,50 32 18 27,50 222,743 18947

897 263 EMRE DENİZER 12C 19 13 15,75 1 2 0,50 4 1 3,75 1 0 1,00 4 0 4,00 3 3 2,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 34 27 27,25 222,268 18971

898 12089 AYŞE ÇAKIR 12B 25 12 22,00 2 1 1,75 4 1 3,75 0 4 -1,00 2 0 2,00 1 8 -1,00 34 26 27,50 222,190 18990

899 244 SUDENUR SANCAR 12A 16 20 11,00 5 0 5,00 1 4 0,00 1 4 0,00 2 1 1,75 7 3 6,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 3 3 2,25 36 36 27,00 222,190 18990
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

KATILIMLAR

900 0 FEYZA NUR TURHAN   18 12 15,00 1 2 0,50 2 0 2,00 4 0 4,00 3 0 3,00 1 0 1,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 31 16 27,00 221,650 19035

901 200 HAYATNUR KAVÇAKAN 12B 24 15 20,25 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 5 0,75 0 5 -1,25 1 5 -0,25 1 4 0,00 38 43 27,25 221,603 19054

902 0 YUSUF ESAD ERGANLI   23 7 21,25 3 1 2,75 3 2 2,50 1 3 0,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 32 19 27,25 221,503 19073

903 253 ZEYNEP EKİNCİ 12F 20 16 16,00 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 1 1,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 34 28 27,00 221,430 19092

904 0 ELİF AŞIKOĞULLARI 12B 17 20 12,00 2 3 1,25 2 1 1,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 3 2,25 1 1 0,75 1 1 0,75 1 2 0,50 1 0 1,00 35 33 26,75 221,315 19113

905 426 DENİZ KESKİNSİN 12C 21 11 18,25 1 2 0,50 2 0 2,00 2 2 1,50 3 1 2,75 3 4 2,00 32 20 27,00 221,168 19133

906 0 SELİN BAYRAK  M 20 16 16,00 1 4 0,00 1 3 0,25 1 4 0,00 4 1 3,75 5 4 4,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 2 2 1,50 2 3 1,25 37 41 26,75 220,825 19160

907 0 BUSENUR KARAGÖZ 12 21 12 18,00 2 2 1,50 2 1 1,75 1 4 0,00 3 0 3,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 33 25 26,75 220,445 19186

908 0 YAĞMUR YÜCEKAYA 12 23 11 20,25 0 2 -0,50 0 3 -0,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 33 25 26,75 220,163 19206

909 994 TAN BİLAL SMITH JR 12I 20 15 16,25 4 1 3,75 0 4 -1,00 5 0 5,00 3 0 3,00 1 2 0,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 33 26 26,50 219,878 19231

910 5350 ONURALP ORTA 12F 17 20 12,00 2 3 1,25 1 4 0,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 5 3,75 1 0 1,00 1 5 -0,25 0 1 -0,25 36 39 26,25 219,695 19252

911 431 SADİEREN ÖZDEMİR 12F 19 10 16,50 3 2 2,50 3 1 2,75 1 1 0,75 3 2 2,50 2 3 1,25 31 19 26,25 219,130 19276

912 382 ZEHRA KARATAŞTAN 12B 21 16 17,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 13 -0,25 1 0 1,00 0 6 -1,50 1 2 0,50 1 2 0,50 38 47 26,25 219,045 19295

913 254 ALEYNA GÜRKAN 12A 24 11 21,25 1 4 0,00 3 0 3,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 2 0,50 31 19 26,25 218,563 19320

914 386 ZELİHA YILDIZ 12B 16 4 15,00 3 0 3,00 2 1 1,75 1 0 1,00 3 0 3,00 3 1 2,75 0 3 -0,75 28 9 25,75 217,785 19348

915 5149 YUSUF İSLAM KAYA 12C 20 13 16,75 2 3 1,25 2 2 1,50 2 0 2,00 2 1 1,75 5 8 3,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 34 33 25,75 217,568 19372

916 434 YİĞİT ŞEREMET 12F 20 9 17,75 1 4 0,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 5 3 4,25 31 21 25,75 217,458 19392

917 224 CANSU AVKIRAN 12C 20 8 18,00 2 1 1,75 1 3 0,25 1 1 0,75 3 1 2,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 30 17 25,75 217,415 19412

918 0 SUDENAZ AKTUNA   24 10 21,50 0 5 -1,25 2 1 1,75 3 0 3,00 2 0 2,00 0 5 -1,25 31 21 25,75 216,970 19433

919 0 SUALP GÖRGEL   25 12 22,00 1 4 0,00 2 2 1,50 1 4 0,00 2 2 1,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 32 25 25,75 216,895 19453

920 485 SAFA YILMAZ 12F 19 18 14,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 2 3 1,25 0 4 -1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 33 31 25,25 216,430 19482

921 0 EYLÜL OKUDAN   23 11 20,25 1 3 0,25 1 2 0,50 1 3 0,25 2 1 1,75 3 4 2,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 32 26 25,50 216,358 19503

922 993 KARDELEN ÜLKER 12D 21 19 16,25 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 3 2,25 1 5 -0,25 0 2 -0,50 36 43 25,25 216,203 19526

923 323 İBRAHİM YUSUF ÖZDEN12C 20 16 16,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 6 3,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 34 35 25,25 216,135 19547

924 0 İSMAİ  KAĞAN YALÇIN 12H 21 12 18,00 2 3 1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 3 1 2,75 2 2 1,50 0 4 -1,00 32 27 25,25 215,875 19568

925 0 EYLÜL KARABULUT 12 20 6 18,50 1 0 1,00 2 1 1,75 1 2 0,50 1 0 1,00 4 5 2,75 0 3 -0,75 0 4 -1,00 2 2 1,50 31 23 25,25 215,840 19588

926 364 SERRA SERT 12A 22 12 19,00 0 4 -1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 2 2 1,50 5 5 3,75 0 4 -1,00 1 2 0,50 1 2 0,50 33 31 25,25 215,785 19607

927 354 GÜLSE GÜLAYDI 12C 18 19 13,25 3 2 2,50 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 5 5 3,75 33 33 24,75 215,023 19631

928 463 İPEK KONAR 12B 23 12 20,00 2 0 2,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 3 0 3,00 3 15 -0,75 1 5 -0,25 2 3 1,25 0 4 -1,00 35 40 25,00 214,900 19651
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

KATILIMLAR

929 469 YILDIZ KAZANCİ 12A 16 18 11,50 3 0 3,00 11 6 9,50 1 4 0,00 0 3 -0,75 2 3 1,25 33 34 24,50 214,515 19674

930 0 SILA İDGÜ   21 9 18,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 4 0 4,00 1 1 0,75 1 2 0,50 28 13 24,75 214,308 19697

931 457 TUBA BOY 12H 21 14 17,50 1 1 0,75 1 2 0,50 2 2 1,50 3 1 2,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 30 22 24,50 213,705 19723

932 0 UMUT ÇİMEN 12A 17 13 13,75 2 1 1,75 1 1 0,75 1 0 1,00 6 1 5,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 29 19 24,25 213,498 19743

933 195 AZRA ÇEBİ 12 18 10 15,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 3 0 3,00 6 4 5,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 29 19 24,25 213,230 19764

934 0 ECEM ŞANLI 12 20 15 16,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 2 2 1,50 1 5 -0,25 0 1 -0,25 2 4 1,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 33 37 23,75 211,623 19804

935 0 ECE AVCI   19 18 14,50 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 29 22 23,50 211,085 19825

936 442 EMİNE GÜNDOĞDU 12G 15 19 10,25 1 3 0,25 3 0 3,00 1 3 0,25 4 1 3,75 5 1 4,75 1 0 1,00 30 27 23,25 210,923 19847

937 117 M SALİH DEMİREL 12B 14 16 10,00 3 2 2,50 3 2 2,50 1 1 0,75 9 4 8,00 1 5 -0,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 32 35 23,25 210,895 19869

938 760 BERKAY AKDEMİR 12 18 9 15,75 2 0 2,00 2 1 1,75 5 2 4,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 27 15 23,25 210,138 19893

939 211 ELİF NUR DEMİRBAŞ 12B 16 10 13,50 1 0 1,00 1 0 1,00 4 0 4,00 1 1 0,75 4 5 2,75 27 16 23,00 209,705 19917

940 0 BUKET DOĞAN 12 18 18 13,50 3 1 2,75 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 1 6 -0,50 0 2 -0,50 31 32 23,00 209,685 19937

941 0 YİĞİT YILDIZ   19 17 14,75 2 2 1,50 2 2 1,50 1 4 0,00 4 1 3,75 3 4 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 31 32 23,00 209,523 19959

942 0 LİVANUR KARA   24 13 20,75 2 2 1,50 1 3 0,25 1 3 0,25 2 2 1,50 1 8 -1,00 31 31 23,25 209,518 19978

943 0 HASRET YEŞİLYURT 12 20 16 16,00 1 3 0,25 2 3 1,25 3 2 2,50 3 1 2,75 29 25 22,75 208,625 20006

944 0 NURSU GÜNGÖR   20 15 16,25 2 3 1,25 1 2 0,50 1 4 0,00 2 3 1,25 4 7 2,25 1 0 1,00 0 6 -1,50 2 3 1,25 1 3 0,25 34 46 22,50 207,838 20038

945 52 FATİH AYDEMİR 12E 14 15 10,25 5 0 5,00 2 1 1,75 1 2 0,50 3 1 2,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 28 24 22,00 207,138 20064

946 0 BARTU ÖZEL 12A 0 1 -0,25 3 1 2,75 18 3 17,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 24 10 21,50 207,013 20083

947 0 NİGARNUR KIRCI 12 21 16 17,00 1 3 0,25 2 3 1,25 5 0 5,00 2 2 1,50 0 9 -2,25 0 2 -0,50 31 35 22,25 206,985 20103

948 378 EMİNE GÜRBÜZ 12B 17 18 12,50 2 3 1,25 3 1 2,75 2 0 2,00 5 0 5,00 1 8 -1,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 31 36 22,00 206,805 20126

949 533 ALEYNA ÖNER 12 16 23 10,25 1 2 0,50 2 3 1,25 6 7 4,25 1 1 0,75 2 4 1,00 2 3 1,25 3 3 2,25 33 46 21,50 205,778 20162

950 0 MUHAMMED ALİ YATMAN M 13 15 9,25 2 2 1,50 2 1 1,75 3 0 3,00 9 7 7,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 29 30 21,50 205,698 20181

951 106 ESLİN DAĞ 12A 17 11 14,25 0 3 -0,75 3 1 2,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 4 2 3,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 28 26 21,50 205,068 20202

952 397 SAMET BİLGİ 12A 13 10 10,50 2 0 2,00 1 1 0,75 1 0 1,00 2 0 2,00 3 1 2,75 1 0 1,00 1 0 1,00 24 12 21,00 204,135 20230

953 0 ŞEVVAL BAYKAL   15 20 10,00 3 2 2,50 2 1 1,75 0 4 -1,00 4 1 3,75 3 4 2,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 0 1,00 1 2 0,50 30 38 20,50 202,680 20266

954 360 CEMRE NAZ DURSUN 12D 17 16 13,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 3 0 3,00 5 5 3,75 1 3 0,25 1 4 0,00 2 1 1,75 31 42 20,50 202,300 20289

955 261 BEYZA TEKİN 12 17 17 12,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 2 1 1,75 3 3 2,25 1 2 0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 27 27 20,25 201,558 20315

956 390 ÖZÜM ÖZMEN 12B 13 13 9,75 2 2 1,50 1 1 0,75 1 3 0,25 3 2 2,50 3 1 2,75 1 0 1,00 2 2 1,50 26 24 20,00 201,343 20336

957 324 SERRA SEVİNÇ 12 16 14 12,50 2 2 1,50 1 2 0,50 1 2 0,50 4 9 1,75 2 1 1,75 1 2 0,50 1 1 0,75 28 33 19,75 200,140 20366
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

KATILIMLAR

958 0 FAİK SAY   11 16 7,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 2 5 0,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 27 30 19,50 199,980 20386

959 59 GÖKSU ŞENER 12E 17 14 13,50 2 2 1,50 5 1 4,75 24 17 19,75 199,890 20407

960 59 BERAT OKUTUCU 12A 17 13 13,75 2 3 1,25 1 1 0,75 1 3 0,25 4 1 3,75 25 21 19,75 199,858 20428

961 0 CEREN AVCI 12 21 15 17,25 1 4 0,00 0 4 -1,00 2 3 1,25 2 1 1,75 0 4 -1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 28 33 19,75 199,463 20452

962 0 ECEM NUR AYAZ  M 16 18 11,50 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 2 1 1,75 2 6 0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 28 34 19,50 199,385 20471

963 0 BUSE  DİLEK  M 17 19 12,25 1 2 0,50 1 2 0,50 2 3 1,25 1 2 0,50 5 2 4,50 27 30 19,50 199,298 20490

964 26 ENES KARA 12 18 13 14,75 2 1 1,75 1 2 0,50 2 2 1,50 1 3 0,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 26 26 19,50 199,003 20515

965 949 HANDAN ÖNCÜLER  M 18 8 16,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 3 0 3,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 25 22 19,50 198,800 20538

966 948 HÜSNA NİLDA DAYI 12I 20 16 16,00 1 3 0,25 2 1 1,75 1 4 0,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 27 30 19,50 198,780 20557

967 0 NİSA NUR AKBAL 12B 18 16 14,00 0 3 -0,75 2 0 2,00 1 4 0,00 2 0 2,00 5 6 3,50 0 1 -0,25 2 4 1,00 0 5 -1,25 0 4 -1,00 30 43 19,25 198,265 20579

968 402 NİLAY DEMİRCİ 12F 17 18 12,50 0 3 -0,75 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 1 3 0,25 26 30 18,50 196,245 20624

969 1781 SARP SALLAYICI 12 17 16 13,00 2 2 1,50 1 3 0,25 2 3 1,25 3 1 2,75 2 7 0,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 28 38 18,50 196,170 20644

970 189 CANER TOPCU 12B 16 7 14,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 3 0 3,00 21 10 18,50 196,018 20664

971 230 MEDİNE KUYUMCU 12C 13 14 9,50 1 1 0,75 2 0 2,00 2 2 1,50 4 1 3,75 2 4 1,00 0 1 -0,25 24 23 18,25 195,870 20685

972 9308 BATUHAN ÇALIŞKAN 12A 10 7 8,25 1 4 0,00 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 2 4 1,00 2 4 1,00 2 4 1,00 25 28 18,00 195,408 20711

973 66 EMİRHAN ALKAN 12E 20 17 15,75 0 5 -1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 2 2 1,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 27 35 18,25 195,078 20735

974 523 ŞEVVAL ÇELİK 12E 19 7 17,25 1 0 1,00 1 1 0,75 0 3 -0,75 21 11 18,25 194,873 20756

975 520 AYSİMA ACAR 12B 17 21 11,75 1 4 0,00 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 0 1,00 28 40 18,00 194,823 20776

976 129 OLCAY AKDENİZ 12F 17 11 14,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 5 9 2,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 26 32 18,00 194,458 20801

977 285 SOYKAN KOSİ 12A 12 23 6,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 1 3 0,25 5 0 5,00 6 9 3,75 3 4 2,00 1 3 0,25 1 4 0,00 31 54 17,50 194,128 20822

978 0 NESİBE ŞANLIOĞ   16 17 11,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 3 0 3,00 2 3 1,25 23 21 17,75 194,078 20841

979 1407 İREM ÖZTÜRK 12I 15 14 11,50 2 2 1,50 2 1 1,75 1 4 0,00 2 0 2,00 1 1 0,75 23 22 17,50 193,355 20863

980 333 HÜSNİYE NUR GÜMÜŞ 12E 16 17 11,75 1 3 0,25 1 3 0,25 2 0 2,00 2 3 1,25 4 2 3,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 26 34 17,50 193,263 20882

981 0 HÜSNÜ ÖZCAN  M 16 14 12,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 3 0 3,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 23 22 17,50 193,205 20902

982 332 ZEHRA ORUÇ 12B 10 10 7,50 2 0 2,00 2 1 1,75 1 0 1,00 6 1 5,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 21 15 17,25 193,090 20922

983 0 YAĞIZ EFE ÜNER 12 18 20 13,00 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 27 39 17,25 192,405 20945

984 0 SUDENAZ ALTAŞ 12 14 22 8,50 2 3 1,25 2 3 1,25 2 1 1,75 3 2 2,50 5 12 2,00 0 1 -0,25 28 44 17,00 192,225 20965

985 102 İBRAHİM YÜCEL 12E 16 11 13,25 2 1 1,75 1 1 0,75 1 2 0,50 1 0 1,00 0 4 -1,00 1 1 0,75 22 20 17,00 191,648 20991

986 5449 HACER TAŞDAN 12F 12 19 7,25 3 1 2,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 4 10 1,50 25 33 16,75 191,643 21010
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

KATILIMLAR

987 56 HAYRUNİSA DEMİR 12E 13 12 10,00 2 1 1,75 1 1 0,75 2 2 1,50 3 1 2,75 21 17 16,75 191,285 21033

988 5175 YETER TOPÇU 12F 15 22 9,50 1 4 0,00 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 10 0,50 27 42 16,50 190,595 21057

989 214 ZEYNEP HANCI 12A 18 15 14,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 21 18 16,50 189,998 21084

990 235 ÖMER ENİS ANAR 12F 17 19 12,25 1 1 0,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 4 6 2,50 1 0 1,00 24 31 16,25 189,523 21108

991 0 ELİFNUR CEYLAN 12A 16 12 13,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 3 0,25 3 0 3,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 21 19 16,25 189,365 21127

992 454 BERİVAN ACAR 12C 16 16 12,00 1 3 0,25 0 3 -0,75 2 1 1,75 1 1 0,75 2 2 1,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 23 28 16,00 188,780 21151

993 34 EMİRHAN ÖCEBE 12B 17 17 12,75 1 2 0,50 5 6 3,50 1 3 0,25 0 4 -1,00 1 4 0,00 25 36 16,00 188,633 21171

994 317 İREM ACAR 12F 15 21 9,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 2 1 1,75 2 0 2,00 3 3 2,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 23 30 15,50 187,523 21202

995 0 BUSE Ş   15 15 11,25 1 3 0,25 2 1 1,75 2 0 2,00 1 3 0,25 21 22 15,50 187,348 21222

996 0 BEGÜM KARATAY 12 12 28 5,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 7 23 1,25 2 8 0,00 2 5 0,75 3 4 2,00 2 4 1,00 36 84 15,00 186,800 21249

997 0 AYŞEN ŞEN   15 21 9,75 2 3 1,25 0 4 -1,00 3 2 2,50 4 0 4,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 24 35 15,25 186,738 21269

998 356 MÜBERRA ELİF İREZ 12A 20 14 16,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 20 18 15,50 186,665 21288

999 73 MELEK BİÇER 12E 12 12 9,00 1 1 0,75 1 2 0,50 2 1 1,75 2 1 1,75 2 3 1,25 20 20 15,00 186,130 21312

1000 0 ERDEM BAYRAKTAR 12M 9 16 5,00 3 1 2,75 1 2 0,50 4 1 3,75 4 9 1,75 1 3 0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 23 33 14,75 185,935 21334

1001 0 İLAYDA CERAN 12C 15 13 11,75 1 2 0,50 0 5 -1,25 0 2 -0,50 3 1 2,75 3 3 2,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 23 32 15,00 185,753 21354

1002 110 CANAN CANDAN 12A 13 10 10,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 1 0,75 1 3 0,25 2 4 1,00 1 1 0,75 1 2 0,50 21 25 14,75 185,270 21377

1003 178 İPEK TOPCU 12B 11 3 10,25 1 1 0,75 2 2 1,50 2 0 2,00 2 4 1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 18 13 14,75 185,183 21396

1004 0 NAZ AKSOY 12D 15 15 11,25 2 2 1,50 1 3 0,25 3 1 2,75 0 5 -1,25 21 26 14,50 184,328 21423

1005 54 ARZU DURAK 12E 15 16 11,00 1 3 0,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 3 1 2,75 3 7 1,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 3 -0,75 24 38 14,50 184,290 21443

1006 264 AYFER GÜNSELİ YILMAZ12D 10 28 3,00 2 3 1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 5 13 1,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 27 52 14,00 183,870 21464

1007 362 BEYZANUR TOPCU 12E 17 20 12,00 1 1 0,75 1 1 0,75 1 2 0,50 20 24 14,00 182,720 21494

1008 0 NEMETULLAH İNAN  M 14 24 8,00 1 3 0,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 5 13 1,75 3 2 2,50 2 4 1,00 1 3 0,25 0 4 -1,00 28 58 13,50 181,740 21529

1009 88 YAHYA YILDIZ 12B 7 12 4,00 2 1 1,75 2 1 1,75 3 1 2,75 3 0 3,00 17 15 13,25 181,495 21549

1010 237 GÜLİN BEYZA AKSAKAL 12C 17 22 11,50 1 4 0,00 0 4 -1,00 3 2 2,50 1 2 0,50 22 34 13,50 181,295 21571

1011 99 EMİRHAN BEĞ 12A 15 16 11,00 2 1 1,75 1 2 0,50 1 2 0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 20 28 13,00 179,770 21609

1012 639 EMİR YILDIZ 12A 13 13 9,75 2 3 1,25 2 1 1,75 2 3 1,25 2 1 1,75 2 10 -0,50 0 5 -1,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 23 41 12,75 179,138 21635

1013 0 SUDENUR KAHRAMAN   12 16 8,00 1 1 0,75 1 2 0,50 1 1 0,75 1 4 0,00 1 1 0,75 1 2 0,50 1 3 0,25 1 1 0,75 20 31 12,25 178,015 21669

1014 19 AHMET YASİN ÖZGÜR 12A 3 0 3,00 1 3 0,25 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 1 0 1,00 14 8 12,00 177,850 21691

1015 217 BÜŞRANUR BEDİR 12H 12 10 9,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 16 15 12,25 177,760 21710
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

KATILIMLAR

1016 56 NAS AÇAR 12A 13 18 8,50 3 1 2,75 1 3 0,25 2 0 2,00 1 5 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 20 32 12,00 177,105 21733

1017 40 BUSE YILMAZ 12A 15 13 11,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 17 21 11,75 175,938 21763

1018 0 ASLI CANAY   8 12 5,00 3 2 2,50 1 2 0,50 2 3 1,25 2 1 1,75 2 3 1,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 19 31 11,25 175,245 21786

1019 987 ZEYNEP SUDEM ELİGÜL12A 12 3 11,25 12 3 11,25 174,513 21811

1020 334 BARIŞ İNAM 12D 2 1 1,75 9 1 8,75 11 2 10,50 173,710 21836

1021 382 OSMAN BERKE SEVİN 12F 8 8 6,00 3 1 2,75 2 0 2,00 13 9 10,75 173,685 21855

1022 42 HESNA NUR ÇINAR 12A 11 13 7,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 1 2 0,50 1 3 0,25 0 4 -1,00 17 25 10,75 173,418 21876

1023 1343 YAĞIZ TAŞKIN 12A 12 17 7,75 1 3 0,25 0 5 -1,25 1 3 0,25 2 3 1,25 3 3 2,25 19 34 10,50 172,843 21900

1024 748 YUNUS EMRE ULUFER 12F 11 12 8,00 1 2 0,50 1 1 0,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 15 18 10,50 172,650 21920

1025 192 HAZAL DENİZ 12D 14 22 8,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 18 30 10,50 172,605 21939

1026 0 SEVİMNİSA SAVAŞ 12M 14 26 7,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 7 17 2,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 5 -1,25 1 2 0,50 25 59 10,25 171,970 21968

1027 5 ARDA İŞLEK 12C 15 14 11,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 3 -0,75 0 3 -0,75 0 3 -0,75 1 0 1,00 17 27 10,25 171,440 21993

1028 0 BAHADIR TONBUL  M 12 19 7,25 3 0 3,00 0 2 -0,50 1 3 0,25 16 24 10,00 171,258 22013

1029 801 B E N S U O R A K 12C 12 14 8,50 2 1 1,75 0 4 -1,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 6 -0,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 18 32 10,00 171,105 22034

1030 857 YUSUFTİTİZ 12K 15 25 8,75 2 3 1,25 0 4 -1,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 1 0 1,00 20 40 10,00 171,103 22053

1031 0 FURKAN SEZER 12 12 8 10,00 12 8 10,00 170,900 22073

1032 1243 HİLAY ÖZKAN 11L 15 15 11,25 1 4 0,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 11 -1,75 1 1 0,75 19 36 10,00 170,768 22095

1033 513 RÜMEYSA NUR AKSOY 11L 12 24 6,00 1 2 0,50 0 4 -1,00 1 4 0,00 3 2 2,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 20 41 9,75 170,685 22114

1034 202 HASRET ÖKLÜ 12D 14 26 7,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 6 -0,50 1 5 -0,25 2 4 1,00 24 57 9,75 170,480 22135

1035 43 SILA BATI 12A 12 12 9,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 14 17 9,75 170,275 22155

1036 0 ONUR ÖZDAMAR 12D 8 11 5,25 1 2 0,50 1 2 0,50 1 0 1,00 2 0 2,00 13 15 9,25 169,253 22178

1037 5236 YAREN BENEK 12N 13 13 9,75 1 3 0,25 1 2 0,50 0 4 -1,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 17 31 9,25 168,608 22206

1038 0 BAŞAR BAŞARAN  M 16 22 10,50 2 3 1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 5 -1,25 19 39 9,25 168,570 22225

1039 557 MUTLU ALKAN 12A 8 12 5,00 2 3 1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 1 3 0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 16 28 9,00 168,510 22245

1040 671 ÖMERCANYILMAZ 12F 7 5 5,75 0 3 -0,75 3 1 2,75 1 1 0,75 3 4 2,00 1 6 -0,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 15 24 9,00 168,373 22264

1041 57 SİMGE AYKUNU 12G 11 13 7,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 3 0 3,00 0 5 -1,25 0 2 -0,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 18 36 9,00 168,223 22286

1042 0 MUSTAFA FIRAT NERDAN12 11 19 6,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 15 25 8,75 167,643 22309

1043 1085 ELİF NAS USTA 12K 14 26 7,50 1 4 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 2 18 -2,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 1 6 -0,50 3 3 2,25 27 74 8,50 166,755 22335

1044 192 SUDENAZ KIRPAR 12B 9 26 2,50 2 2 1,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 4 3 3,25 17 36 8,00 165,835 22367
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

KATILIMLAR

1045 0 YASİR ÖZER 12A 6 10 3,50 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 1 9 -1,25 0 3 -0,75 15 29 7,75 164,920 22394

1046 1235 EMİRHAN YILDIZ 12D 13 20 8,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 0 8 -2,00 1 4 0,00 1 0 1,00 18 41 7,75 164,405 22424

1047 489 UĞUR * DIN 12A 6 13 2,75 2 3 1,25 1 0 1,00 1 2 0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 14 26 7,50 164,363 22444

1048 42 YELDANUR DURMUŞ 12E 11 25 4,75 1 3 0,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 17 39 7,25 163,248 22477

1049 5107 YİĞİT ÜREN   8 12 5,00 1 4 0,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 13 23 7,25 163,245 22496

1050 355 BEYZANUR DURMAZ 12B 2 3 1,25 1 2 0,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 9 8 7,00 163,200 22516

1051 476 İREM SİRKECİ 12E 9 22 3,50 0 2 -0,50 3 1 2,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 15 32 7,00 162,665 22539

1052 228 NİLSU KAÇIN 12B 7 3 6,25 1 1 0,75 8 4 7,00 162,328 22561

1053 266 İLKİM ÇAKMAK 12A 9 7 7,25 0 1 -0,25 9 8 7,00 162,188 22584

1054 67 ZEYNEP SILA KARAKAŞ 12E 12 17 7,75 0 4 -1,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 2 3 1,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 16 37 6,75 161,328 22608

1055 643 BERİL OKUDAN 12E 9 10 6,50 9 10 6,50 160,785 22632

1056 0 HİLAL DEMİR   9 27 2,25 2 3 1,25 1 3 0,25 2 2 1,50 1 4 0,00 1 0 1,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 17 43 6,25 160,583 22653

1057 776 TANERCAFER ARAL 12A 9 21 3,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 4 6 2,50 0 3 -0,75 14 33 5,75 158,878 22693

1058 729 İKRA NUR AYDIN 12E 11 29 3,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 0 3 -0,75 1 3 0,25 2 4 1,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 17 47 5,25 157,418 22721

1059 121 MUSTAFA NURHAK UYSAL12B 13 27 6,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 2 8 0,00 1 6 -0,50 1 6 -0,50 21 63 5,25 157,003 22743

1060 1161 ROJİN SERVAN 12E 11 25 4,75 1 3 0,25 1 3 0,25 0 5 -1,25 1 3 0,25 1 1 0,75 15 40 5,00 156,483 22770

1061 253 DİDEM YEŞİLDAĞ 12C 10 15 6,25 0 3 -0,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 1 7 -0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 13 32 5,00 156,308 22795

1062 0 SELÇUK DEHA NERDAN12 7 13 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 1 3 0,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 14 37 4,75 155,788 22818

1063 1031 12K 7 10 4,50 3 2 2,50 1 2 0,50 0 4 -1,00 0 9 -2,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 13 33 4,75 155,780 22837

1064 5115 HELİN ERDOĞAN 12 4 5 2,75 2 3 1,25 2 3 1,25 1 0 1,00 1 3 0,25 3 17 -1,25 1 7 -0,75 14 38 4,50 155,233 22860

1065 86 AHMET EREN KOÇER 12C 6 18 1,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 4 -1,00 2 2 1,50 1 4 0,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 3 3 2,25 14 39 4,25 154,730 22889

1066 5079 ÖZNUR ORHAN 12F 10 28 3,00 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 16 49 3,75 152,945 22933

1067 0 11G 12 28 5,00 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 5 25 -1,25 3 7 1,25 2 5 0,75 0 7 -1,75 1 5 -0,25 27 93 3,75 152,625 22959

1068 274 AYTEN İLDAM 12L 8 24 2,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 10 -0,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 14 44 3,00 150,770 22999

1069 0 ELİF BERİI ÖNCÜIER  M 6 12 3,00 0 2 -0,50 0 3 -0,75 1 3 0,25 1 2 0,50 2 8 0,00 1 1 0,75 0 5 -1,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 13 40 3,00 150,660 23019

1070 1602 İMRAN BAĞ 11A 11 29 3,75 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 3 -0,75 17 56 3,00 150,503 23038

1071 594 ZEYNEP SEVİM 12L 8 24 2,00 0 4 -1,00 0 3 -0,75 3 0 3,00 0 4 -1,00 11 35 2,25 148,535 23080

1072 0 GAMZE NUR MENGÜTAY12M 10 30 2,50 0 5 -1,25 2 2 1,50 1 4 0,00 1 4 0,00 2 14 -1,50 0 4 -1,00 0 2 -0,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 16 70 -1,50 137,075 23179

1073 0 BATUHAN AKTAŞ 12C 9 31 1,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 1 7 -0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 11 52 -2,00 135,798 23201
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

KATILIMLAR

1074 61 AYŞEGÜL EKİN 12C 5 18 0,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 2 3 1,25 2 14 -1,50 0 2 -0,50 1 4 0,00 1 5 -0,25 0 3 -0,75 12 58 -2,50 134,345 23225

1075 0 BATUHAN KURARER   5 35 -3,75 0 5 -1,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 9 21 3,75 2 8 0,00 1 6 -0,50 0 7 -1,75 2 4 1,00 19 101 -6,25 123,563 23263

1076 474 DENİZ DALKIRAN 12F 8 32 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 5 21 -0,25 2 5 0,75 0 7 -1,75 2 4 1,00 22 84 1,00

1077 873 ŞAHAN YURTSEVER 12B 8 31 0,25 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 0 7 -1,75 1 6 -0,50 2 4 1,00 16 61 0,75

1078 0 SALİH BAYRAM   7 32 -1,00 1 4 0,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 7 -1,75 3 4 2,00 0 4 -1,00 15 59 0,25

1079 0 *  L IU B  U* 12C 5 35 -3,75 3 2 2,50 1 4 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 6 24 0,00 1 9 -1,25 2 5 0,75 1 2 0,50 22 88 0,00

1080 55 MERT YAZOĞL U 12 0 0 0,00

1081 0 ADA GÜNEYKAYA   0 0 0,00

1082 1141 SEDANUR ÖZKAN 12C 4 26 -2,50 0 4 -1,00 0 2 -0,50 1 4 0,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 10 46 -1,50
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   SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 MEHMET EREN KAHRAMAN  37 3 36,25 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 30 0 30,00 9 1 8,75 5 2 4,50 6 1 5,75 6 0 6,00 111 9 108,75 466,363 182

2 0 MELİH GÜL   36 4 35,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 30 0 30,00 8 2 7,50 4 3 3,25 7 0 7,00 5 1 4,75 109 11 106,25 458,925 322

3 0 AHSEN ÖNDER   35 5 33,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 30 0 30,00 9 1 8,75 5 2 4,50 6 1 5,75 5 1 4,75 108 12 105,00 455,313 405

4 0 AHMET GÜRHAN ACAR   36 4 35,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 27 3 26,25 9 1 8,75 4 3 3,25 4 3 3,25 6 0 6,00 103 17 98,75 436,175 1044

5 0 AYSENA TAŞ   34 6 32,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 28 1 27,75 8 2 7,50 3 4 2,00 6 1 5,75 4 1 3,75 102 16 98,00 434,195 1105

6 0 ZEYNEP UZAR   33 5 31,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 26 1 25,75 7 1 6,75 5 2 4,50 4 2 3,50 5 1 4,75 97 15 93,25 419,998 1956

7 0 RÜYA TUNAY   30 3 29,25 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 30 0 30,00 8 2 7,50 6 1 5,75 4 2 3,50 5 0 5,00 95 14 91,50 415,098 2220

8 0 CEYLİN NAZ ÖÇAL   34 6 32,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 25 3 24,25 7 0 7,00 1 2 0,50 2 0 2,00 5 0 5,00 94 11 91,25 413,650 2321

9 0 AZRA CAN   34 6 32,50 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 24 3 23,25 8 2 7,50 4 3 3,25 4 2 3,50 5 1 4,75 95 20 90,00 410,035 2448

10 0 EFEHAN KARAGÜZEL   26 14 22,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 28 0 28,00 7 1 6,75 4 3 3,25 4 3 3,25 6 0 6,00 93 22 87,50 403,825 2816

11 0 EKİN SU GÖKKURT   37 3 36,25 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 22 3 21,25 6 4 5,00 2 4 1,00 5 2 4,50 6 0 6,00 93 21 87,75 402,753 2916

12 0 SENA GÜRER   35 5 33,75 2 2 1,50 2 2 1,50 5 0 5,00 4 0 4,00 26 0 26,00 7 0 7,00 1 5 -0,25 4 2 3,50 4 0 4,00 90 16 86,00 397,623 3056

13 0 SÜMEYYE RANA DURSUN  33 7 31,25 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 29 0 29,00 9 0 9,00 1 0 1,00 87 11 84,25 392,413 3324

14 0 RÜMEYSA ÖZKAN   31 9 28,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 28 1 27,75 8 2 7,50 2 5 0,75 3 4 2,00 4 1 3,75 89 29 81,75 385,408 3584

15 0 EGEMEN KESKİN   33 7 31,25 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 25 1 24,75 5 2 4,50 1 3 0,25 5 2 4,50 3 1 2,75 87 21 81,75 385,123 3606

16 0 DENİZ NUR TURA   30 10 27,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 21 2 20,50 7 2 6,50 3 4 2,00 3 4 2,00 5 1 4,75 84 28 77,00 371,315 4316

17 0 ZÜMRA ERBİL   35 5 33,75 2 3 1,25 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 19 3 18,25 3 0 3,00 1 5 -0,25 5 2 4,50 5 0 5,00 81 20 76,00 367,503 4545

18 0 ALİ OĞUZ   33 6 31,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 23 4 22,00 2 0 2,00 0 6 -1,50 2 1 1,75 3 3 2,25 81 22 75,50 366,015 4649

19 0 ARDA CAN YILDIZ   34 4 33,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 20 2 19,50 3 2 2,50 1 2 0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 78 13 74,75 363,535 4774

20 0 DENİZ ÖZBAY   34 4 33,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 0 3,00 18 1 17,75 7 0 7,00 1 1 0,75 3 2 2,50 5 0 5,00 77 12 74,00 361,520 4937

21 0 BUSE ALKIN   30 9 27,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 24 2 23,50 4 1 3,75 76 14 72,50 357,343 5305

22 0 AZRA GÜLER   31 9 28,75 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 19 4 18,00 6 1 5,75 0 3 -0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 78 24 72,00 356,023 5405

23 0 NEHİR İNEBOLU   33 5 31,75 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 3 1 2,75 19 1 18,75 3 1 2,75 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 75 19 70,25 350,288 5785

24 0 EFE YAVAŞER   31 6 29,50 1 2 0,50 4 0 4,00 3 2 2,50 3 0 3,00 20 4 19,00 6 0 6,00 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 75 20 70,00 349,785 5846

25 0 İNCİ ECRİN AFRASYAP   35 5 33,75 3 1 2,75 1 1 0,75 5 0 5,00 4 0 4,00 16 1 15,75 1 5 -0,25 4 3 3,25 5 0 5,00 74 16 70,00 349,333 5886

26 0 FURKAN SAMET TOKGÖZ  25 9 22,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 23 2 22,50 2 0 2,00 0 3 -0,75 3 2 2,50 2 0 2,00 72 19 67,25 342,288 6483

27 0 ALARA SOLO   32 8 30,00 2 3 1,25 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 24 2 23,50 4 0 4,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 2 1,50 74 28 67,00 340,450 6583

28 0 FATMA BETÜL SARIÇAM  27 12 24,00 0 3 -0,75 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 22 2 21,50 6 1 5,75 0 5 -1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 73 28 66,00 338,400 6715



   SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

SINIF:   

KATILIMLAR

29 0 MUSA OLGAY ŞAKACI   30 5 28,75 4 0 4,00 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 16 6 14,50 1 0 1,00 3 3 2,25 0 5 -1,25 4 2 3,50 71 22 65,50 336,253 6951

30 0 ESRA NUR ÖZER   31 9 28,75 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 16 3 15,25 1 1 0,75 1 4 0,00 0 3 -0,75 5 0 5,00 70 23 64,25 332,468 7284

31 0 EKİN SİNECİK   31 8 29,00 4 0 4,00 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 11 2 10,50 2 0 2,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 3 2,25 68 20 63,00 328,730 7608

32 0 HAFSA ZÜMRA DENİZ   28 8 26,00 2 0 2,00 3 1 2,75 5 0 5,00 17 1 16,75 1 0 1,00 1 3 0,25 4 2 3,50 5 0 5,00 66 15 62,25 326,965 7732

33 0 ŞEVMANUR SEVER   30 8 28,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 4 0 4,00 14 3 13,25 1 0 1,00 1 6 -0,50 4 2 3,50 3 2 2,50 68 24 62,00 325,820 7870

34 0 YUSUF TAŞÇI   27 11 24,25 2 2 1,50 3 0 3,00 3 2 2,50 5 0 5,00 16 4 15,00 4 2 3,50 2 5 0,75 3 3 2,25 3 0 3,00 68 29 60,75 322,553 8233

35 0 RÜMEYSA ÖZBAŞ   31 8 29,00 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 19 9 16,75 0 5 -1,25 1 5 -0,25 2 2 1,50 3 3 2,25 70 37 60,75 321,835 8427

36 0 EDA ARSLAN   31 9 28,75 2 3 1,25 1 2 0,50 5 0 5,00 4 1 3,75 11 4 10,00 5 1 4,75 0 6 -1,50 3 1 2,75 5 1 4,75 67 28 60,00 319,703 8662

37 0 ELÇİN ASLAN   30 8 28,00 2 3 1,25 2 0 2,00 5 0 5,00 3 1 2,75 13 2 12,50 1 0 1,00 1 4 0,00 4 2 3,50 4 2 3,50 65 22 59,50 318,330 8840

38 0 ELİF AYKUT   30 9 27,75 1 4 0,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 21 2 20,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 66 26 59,50 318,083 8878

39 0 BURAK KONYALI   29 8 27,00 2 1 1,75 2 0 2,00 4 1 3,75 2 2 1,50 16 4 15,00 3 1 2,75 2 3 1,25 2 2 1,50 2 1 1,75 64 23 58,25 314,585 9217

40 0 BAHTİYAR İLHAN   35 3 34,25 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 12 7 10,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 4 -1,00 2 3 1,25 64 24 58,00 312,708 9362

41 0 DORUK TOPTUTAN   24 16 20,00 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 16 7 14,25 1 0 1,00 2 4 1,00 4 2 3,50 6 0 6,00 66 36 57,00 311,960 9444

42 0 İREM KIZIL   31 6 29,50 2 2 1,50 3 0 3,00 4 0 4,00 5 0 5,00 13 7 11,25 2 1 1,75 0 5 -1,25 1 4 0,00 3 3 2,25 64 28 57,00 310,345 9599

43 0 HASAN BERK TÜRKMEN  31 8 29,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 17 3 16,25 1 1 0,75 61 20 56,00 307,380 9975

44 0 ELİF CANITEZ   31 5 29,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 13 5 11,75 2 1 1,75 60 16 56,00 307,253 9996

45 1048 KEREM İLHA N   32 2 31,50 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 2 2 1,50 11 5 9,75 1 0 1,00 58 11 55,25 304,800 10262

46 0 TUANA CUMUR   30 10 27,50 1 4 0,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 0 3,00 14 4 13,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 3 2 2,50 61 25 54,75 303,930 10364

47 0 SURA KARABAŞ   29 8 27,00 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 12 1 11,75 1 0 1,00 2 1 1,75 57 14 53,50 300,130 10721

48 0 HABİL GÜNGÖR   29 3 28,25 5 0 5,00 1 3 0,25 1 0 1,00 4 1 3,75 11 4 10,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 4 0 4,00 56 12 53,00 298,538 10948

49 0 SİMAY BOSTANCI   29 7 27,25 3 1 2,75 1 1 0,75 4 1 3,75 3 1 2,75 15 2 14,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 56 14 52,50 296,998 11055

50 0 ZEYNEP TEKİN   29 11 26,25 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 14 14 10,50 2 2 1,50 1 6 -0,50 5 1 4,75 4 2 3,50 64 47 52,25 296,693 11075

51 0 AYŞE DEMİR   27 9 24,75 2 1 1,75 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 16 5 14,75 1 0 1,00 0 4 -1,00 2 4 1,00 4 2 3,50 60 32 52,00 295,963 11163

52 0 ROJDA BAKAY   29 6 27,50 1 1 0,75 2 0 2,00 4 0 4,00 4 1 3,75 11 2 10,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 53 12 50,00 289,485 11776

53 0 NURDAN BAĞCİ   29 8 27,00 4 0 4,00 1 1 0,75 3 0 3,00 14 4 13,00 0 5 -1,25 1 3 0,25 3 2 2,50 55 23 49,25 287,285 12086

54 0 BERFİN BOZTOPRAK   34 5 32,75 3 2 2,50 2 1 1,75 3 0 3,00 3 1 2,75 7 0 7,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 52 11 49,25 286,458 12172

55 0 DAMLA DİLARA MERMER  20 18 15,50 1 1 0,75 2 1 1,75 5 0 5,00 4 0 4,00 17 3 16,25 0 3 -0,75 2 3 1,25 3 2 2,50 54 31 46,25 279,780 12885

56 0 ELİF UZUN   29 10 26,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 7 8 5,00 52 22 46,50 278,985 12967



   SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

SINIF:   

KATILIMLAR

57 0 HÜSEYİN CAMBAZ   28 11 25,25 3 2 2,50 5 0 5,00 3 1 2,75 2 2 1,50 6 4 5,00 1 2 0,50 1 2 0,50 3 1 2,75 52 25 45,75 277,033 13215

58 0 SUDENUR BERBER   27 8 25,00 4 0 4,00 2 2 1,50 5 0 5,00 4 0 4,00 6 4 5,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 0 1,00 50 18 45,50 276,200 13301

59 0 ŞEVVAL ÇETİN   28 9 25,75 1 2 0,50 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 9 2 8,50 49 15 45,25 275,308 13451

60 0 NİSA DOM   30 10 27,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 49 15 45,25 275,100 13473

61 0 ERDEM AKÇA   26 9 23,75 3 1 2,75 3 1 2,75 2 2 1,50 2 2 1,50 11 2 10,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 49 21 43,75 271,078 13753

62 0 CEMRE ERCAN   24 10 21,50 4 0 4,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 9 3 8,25 1 1 0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 48 21 42,75 268,370 14042

63 0 BEDİRHAN BİLGİ   25 13 21,75 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 4 0 4,00 9 4 8,00 2 4 1,00 0 6 -1,50 1 3 0,25 51 33 42,75 268,268 14063

64 0 ZEYNEP PEHLİVANOĞLU  26 8 24,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 0 3,00 2 3 1,25 6 4 5,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 47 18 42,50 267,300 14205

65 0 AYŞE DURU ÇAKAR   28 9 25,75 4 1 3,75 2 1 1,75 5 0 5,00 3 1 2,75 5 8 3,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 48 22 42,50 267,023 14231

66 0 ARDA ŞENTÜRK   23 8 21,00 3 1 2,75 2 1 1,75 2 2 1,50 3 1 2,75 11 3 10,25 1 4 0,00 1 4 0,00 2 2 1,50 48 26 41,50 264,660 14402

67 0 BARKIN DOĞAN   22 10 19,50 3 2 2,50 1 2 0,50 1 3 0,25 1 4 0,00 12 3 11,25 1 0 1,00 1 3 0,25 4 3 3,25 2 1 1,75 48 31 40,25 261,230 14671

68 0 DURU SEZER   24 14 20,50 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 2 0 2,00 7 2 6,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 2 4 1,00 1 5 -0,25 48 31 40,25 260,980 14768

69 0 NİSA NUR DEMİREL   22 13 18,75 3 0 3,00 4 1 3,75 2 2 1,50 12 2 11,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 45 20 40,00 260,353 14969

70 0 DEVRİM KOÇER   28 12 25,00 3 2 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 7 11 4,25 1 1 0,75 1 1 0,75 48 34 39,50 258,100 15157

71 0 EREN TİRAKİ   30 10 27,50 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 45 22 39,50 257,735 15240

72 0 MERT KEREM YILDIRIM   25 14 21,50 5 0 5,00 5 0 5,00 2 2 1,50 4 0 4,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 44 19 39,25 257,720 15260

73 0 SUELNUR ÇAKAL   28 9 25,75 4 1 3,75 1 1 0,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 0 3,00 2 2 1,50 0 4 -1,00 2 2 1,50 45 24 39,00 256,513 15456

74 0 NAGİHAN YILMAZ   27 11 24,25 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 1 3 0,25 3 2 2,50 44 22 38,50 255,218 15653

75 326 AYNUR YONAR   24 13 20,75 1 4 0,00 4 0 4,00 3 1 2,75 3 0 3,00 5 3 4,25 1 3 0,25 2 2 1,50 2 2 1,50 45 28 38,00 254,193 15804

76 0 ALİ ARDA ALGAN   23 14 19,50 2 3 1,25 1 1 0,75 4 1 3,75 4 0 4,00 6 9 3,75 2 3 1,25 1 3 0,25 3 1 2,75 46 35 37,25 252,130 16097

77 0 MERVE MALGIR   28 9 25,75 0 4 -1,00 2 3 1,25 3 1 2,75 1 2 0,50 9 4 8,00 43 23 37,25 251,148 16167

78 0 ARDA EGE KİREZ   17 6 15,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 14 5 12,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 41 20 36,00 248,725 16386

79 0 ELİF ÇABUK   25 14 21,50 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 3 3,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 43 27 36,25 248,700 16406

80 0 AHMET AYTÜRK   21 9 18,75 15 5 13,75 4 3 3,25 40 17 35,75 247,528 16530

81 0 HASAN KÜÇÜKÇATALBAŞ  23 8 21,00 2 1 1,75 1 1 0,75 1 2 0,50 3 0 3,00 10 6 8,50 0 3 -0,75 1 3 0,25 1 1 0,75 42 25 35,75 247,245 16627

82 0 BETÜL SERRA İNCE   23 12 20,00 2 1 1,75 1 1 0,75 3 2 2,50 8 2 7,50 1 1 0,75 2 2 1,50 40 21 34,75 244,435 16862

83 0 NİSA ÇALIK   24 15 20,25 3 2 2,50 3 1 2,75 2 1 1,75 2 2 1,50 4 5 2,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 40 27 33,25 239,853 17501

84 0 ELİF KAÇAR   24 12 21,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 2 4 1,00 1 0 1,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 40 27 33,25 239,625 17544



   SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

SINIF:   

KATILIMLAR

85 0 KENAN HAYTA   21 10 18,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 2 2 1,50 5 9 2,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 1 1 0,75 0 5 -1,25 41 35 32,25 236,970 17739

86 0 BEYZA YAVUZ   14 7 12,25 13 2 12,50 2 0 2,00 2 3 1,25 3 1 2,75 1 1 0,75 35 14 31,50 235,728 17854

87 0 SUDE NAZ YILDIZ   23 15 19,25 3 1 2,75 2 1 1,75 2 2 1,50 3 1 2,75 5 5 3,75 0 1 -0,25 38 26 31,50 234,618 17929

88 0 SULTAN OKUYAN   21 8 19,00 1 3 0,25 1 1 0,75 2 1 1,75 3 0 3,00 6 2 5,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 36 19 31,25 233,945 18037

89 0 SARP YETİŞKİN   22 12 19,00 1 2 0,50 2 1 1,75 5 0 5,00 3 1 2,75 3 6 1,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 37 23 31,25 233,935 18056

90 0 KEREM CEM IŞIK   22 18 17,50 4 1 3,75 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 6 11 3,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 41 41 30,75 232,560 18164

91 0 CEREN KAYA   26 8 24,00 3 1 2,75 1 1 0,75 2 3 1,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 35 17 30,75 231,725 18279

92 0 SELENAY KAZAN   23 15 19,25 2 3 1,25 1 2 0,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 5 3,75 0 1 -0,25 2 4 1,00 0 4 -1,00 1 2 0,50 40 39 30,25 230,873 18328

93 0 FEYZA NUR TURHAN   18 12 15,00 1 2 0,50 2 0 2,00 4 0 4,00 3 0 3,00 1 0 1,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 31 16 27,00 221,650 19035

94 0 YUSUF ESAD ERGANLI   23 7 21,25 3 1 2,75 3 2 2,50 1 3 0,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 32 19 27,25 221,503 19073

95 0 SUDENAZ AKTUNA   24 10 21,50 0 5 -1,25 2 1 1,75 3 0 3,00 2 0 2,00 0 5 -1,25 31 21 25,75 216,970 19433

96 0 SUALP GÖRGEL   25 12 22,00 1 4 0,00 2 2 1,50 1 4 0,00 2 2 1,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 32 25 25,75 216,895 19453

97 0 EYLÜL OKUDAN   23 11 20,25 1 3 0,25 1 2 0,50 1 3 0,25 2 1 1,75 3 4 2,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 32 26 25,50 216,358 19503

98 0 SILA İDGÜ   21 9 18,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 4 0 4,00 1 1 0,75 1 2 0,50 28 13 24,75 214,308 19697

99 0 ECE AVCI   19 18 14,50 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 29 22 23,50 211,085 19825

100 0 YİĞİT YILDIZ   19 17 14,75 2 2 1,50 2 2 1,50 1 4 0,00 4 1 3,75 3 4 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 31 32 23,00 209,523 19959

101 0 LİVANUR KARA   24 13 20,75 2 2 1,50 1 3 0,25 1 3 0,25 2 2 1,50 1 8 -1,00 31 31 23,25 209,518 19978

102 0 NURSU GÜNGÖR   20 15 16,25 2 3 1,25 1 2 0,50 1 4 0,00 2 3 1,25 4 7 2,25 1 0 1,00 0 6 -1,50 2 3 1,25 1 3 0,25 34 46 22,50 207,838 20038

103 0 ŞEVVAL BAYKAL   15 20 10,00 3 2 2,50 2 1 1,75 0 4 -1,00 4 1 3,75 3 4 2,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 0 1,00 1 2 0,50 30 38 20,50 202,680 20266

104 0 FAİK SAY   11 16 7,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 2 5 0,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 27 30 19,50 199,980 20386

105 0 NESİBE ŞANLIOĞ   16 17 11,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 3 0 3,00 2 3 1,25 23 21 17,75 194,078 20841

106 0 BUSE Ş   15 15 11,25 1 3 0,25 2 1 1,75 2 0 2,00 1 3 0,25 21 22 15,50 187,348 21222

107 0 AYŞEN ŞEN   15 21 9,75 2 3 1,25 0 4 -1,00 3 2 2,50 4 0 4,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 24 35 15,25 186,738 21269

108 0 SUDENUR KAHRAMAN   12 16 8,00 1 1 0,75 1 2 0,50 1 1 0,75 1 4 0,00 1 1 0,75 1 2 0,50 1 3 0,25 1 1 0,75 20 31 12,25 178,015 21669

109 0 ASLI CANAY   8 12 5,00 3 2 2,50 1 2 0,50 2 3 1,25 2 1 1,75 2 3 1,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 19 31 11,25 175,245 21786

110 5107 YİĞİT ÜREN   8 12 5,00 1 4 0,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 13 23 7,25 163,245 22496

111 0 HİLAL DEMİR   9 27 2,25 2 3 1,25 1 3 0,25 2 2 1,50 1 4 0,00 1 0 1,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 17 43 6,25 160,583 22653

112 0 BATUHAN KURARER   5 35 -3,75 0 5 -1,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 9 21 3,75 2 8 0,00 1 6 -0,50 0 7 -1,75 2 4 1,00 19 101 -6,25 123,563 23263



   SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

SINIF:   

KATILIMLAR

113 0 SALİH BAYRAM   7 32 -1,00 1 4 0,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 7 -1,75 3 4 2,00 0 4 -1,00 15 59 0,25

114 0 ADA GÜNEYKAYA   0 0 0,00
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 M SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

SINIF:  M

KATILIMLAR

1 0 AYŞE DİLAY AKIN  M 34 6 32,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 28 2 27,50 9 1 8,75 4 3 3,25 5 2 4,50 6 0 6,00 103 17 98,75 436,550 1023

2 0 MURAT ŞEKER  M 36 4 35,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 24 0 24,00 7 0 7,00 4 2 3,50 4 2 3,50 5 1 4,75 98 11 95,25 425,575 1583

3 33 ASUDE DURU ERUSTA  M 35 5 33,75 3 2 2,50 2 0 2,00 5 0 5,00 5 0 5,00 29 1 28,75 8 2 7,50 3 2 2,50 2 5 0,75 4 0 4,00 96 17 91,75 414,988 2240

4 0 ASYA ERGÜLEÇ  M 34 6 32,50 2 3 1,25 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 27 2 26,50 7 0 7,00 2 5 0,75 6 1 5,75 5 1 4,75 95 19 90,25 410,780 2426

5 0 MELEK YAMAN  M 33 7 31,25 4 1 3,75 1 3 0,25 3 2 2,50 5 0 5,00 28 1 27,75 8 2 7,50 3 4 2,00 3 3 2,25 3 3 2,25 91 26 84,50 393,388 3283

6 0 AHMET MELİKŞAH AĞCA M 30 10 27,50 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 3 0 3,00 25 2 24,50 6 1 5,75 4 3 3,25 4 2 3,50 3 1 2,75 87 21 81,75 385,690 3546

7 0 MİNEL ÖZLÜ  M 33 7 31,25 4 1 3,75 3 0 3,00 3 1 2,75 3 2 2,50 27 2 26,50 6 2 5,50 2 4 1,00 4 2 3,50 2 4 1,00 87 25 80,75 382,023 3741

8 0 ESME YAMALI  M 31 5 29,75 4 1 3,75 2 0 2,00 5 0 5,00 4 0 4,00 20 3 19,25 7 2 6,50 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 83 14 79,50 378,593 4026

9 0 ZEYNEP BERNA YAŞAR  M 32 3 31,25 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 18 6 16,50 5 0 5,00 1 3 0,25 5 1 4,75 5 1 4,75 83 15 79,25 377,663 4107

10 0 SILA ÖZGÜNDÜZ  M 35 5 33,75 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 23 1 22,75 1 1 0,75 1 3 0,25 4 2 3,50 4 2 3,50 81 19 76,25 368,178 4447

11 0 MERYEM SENA BULUT  M 32 7 30,25 1 0 1,00 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 22 4 21,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 4 0 4,00 80 16 76,00 367,878 4486

12 0 ARDA ÇERAY  M 31 7 29,25 25 4 24,00 8 2 7,50 7 0 7,00 4 3 3,25 5 1 4,75 80 17 75,75 367,563 4526

13 0 SEMANUR YAVUZ  M 25 10 22,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 22 2 21,50 7 0 7,00 3 2 2,50 6 1 5,75 3 3 2,25 81 23 75,25 366,750 4606

14 0 BAŞAR BAŞTÜRK  M 29 8 27,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 22 3 21,25 4 0 4,00 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 80 20 75,00 365,240 4710

15 0 NİSA TİRAKİOĞLU  M 33 6 31,50 1 0 1,00 3 1 2,75 5 0 5,00 22 1 21,75 7 1 6,75 3 4 2,00 1 4 0,00 4 2 3,50 79 19 74,25 362,360 4874

16 0 CAN ŞAHİNKAYASI  M 30 10 27,50 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 15 4 14,00 7 0 7,00 4 2 3,50 5 2 4,50 4 2 3,50 79 24 73,00 359,345 5120

17 0 NAİME ESMANUR ŞEN  M 37 1 36,75 4 1 3,75 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 17 2 16,50 4 0 4,00 74 5 72,75 356,928 5325

18 0 YİĞİT ALİ ORTA  M 31 7 29,25 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 19 3 18,25 1 3 0,25 5 1 4,75 4 0 4,00 76 16 72,00 355,998 5424

19 0 ERDOĞAN BİROL  M 32 5 30,75 2 3 1,25 1 1 0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 19 2 18,50 5 0 5,00 1 5 -0,25 4 3 3,25 4 2 3,50 77 22 71,50 354,193 5550

20 0 SUDE SOPUT  M 30 10 27,50 1 4 0,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 1 2,75 25 4 24,00 6 2 5,50 2 4 1,00 4 3 3,25 3 3 2,25 80 35 71,25 353,860 5592

21 0 AZRA SEVİMLİ  M 32 7 30,25 3 2 2,50 3 0 3,00 3 2 2,50 4 0 4,00 23 2 22,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 2 3 1,25 3 2 2,50 76 23 70,25 350,343 5766

22 0 ESRANUR DERS  M 29 9 26,75 4 1 3,75 1 1 0,75 4 0 4,00 4 1 3,75 17 2 16,50 7 1 6,75 1 2 0,50 1 2 0,50 5 0 5,00 73 19 68,25 344,878 6244

23 0 BURAK ÇOBAN  M 34 6 32,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 17 3 16,25 2 1 1,75 1 0 1,00 71 13 67,75 342,490 6445

24 0 BELİNAY DEDE  M 35 5 33,75 1 4 0,00 2 0 2,00 4 1 3,75 4 1 3,75 16 0 16,00 1 2 0,50 2 3 1,25 3 1 2,75 1 1 0,75 69 18 64,50 332,593 7208

25 0 MEHMET SALİH AKBAŞ  M 29 11 26,25 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 25 3 24,25 3 1 2,75 0 3 -0,75 2 4 1,00 70 31 62,25 326,593 7792

26 0 NURAY BEŞLİ  M 33 7 31,25 2 3 1,25 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 14 5 12,75 2 0 2,00 1 5 -0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 68 27 61,25 323,103 8153

27 0 YUSUF ÇETİNÇAKMAK  M 26 13 22,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 16 4 15,00 2 4 1,00 4 3 3,25 4 2 3,50 68 29 60,75 322,818 8194

28 0 ZÜLEYHA KOÇYİĞİT  M 32 5 30,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 15 3 14,25 1 2 0,50 64 12 61,00 322,243 8309



 M SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

SINIF:  M

KATILIMLAR

29 0 ESMANUR GÜNEY  M 27 13 23,75 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 25 4 24,00 2 0 2,00 1 4 0,00 2 3 1,25 1 3 0,25 69 34 60,50 321,683 8446

30 0 BARKIN BAYDEMİR  M 25 11 22,25 2 3 1,25 2 0 2,00 3 2 2,50 3 1 2,75 24 2 23,50 2 0 2,00 2 4 1,00 2 2 1,50 1 1 0,75 66 26 59,50 318,928 8740

31 0 EGEMEN KARADAĞ  M 28 9 25,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 19 4 18,00 1 0 1,00 1 5 -0,25 1 6 -0,50 3 2 2,50 67 31 59,25 317,658 8937

32 0 IRMAK KARATAŞ  M 31 9 28,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 14 6 12,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 64 21 58,75 315,688 9078

33 0 NUR MELİSA ÇETİN  M 34 5 32,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 9 4 8,00 1 0 1,00 1 0 1,00 61 11 58,25 313,698 9261

34 0 VESİM ELAGÖZ  M 29 6 27,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 0 3,00 15 1 14,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 2 0 2,00 61 14 57,50 312,155 9424

35 0 YAĞIZALP BAĞÇIVAN  M 29 11 26,25 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 15 4 14,00 5 2 4,50 0 2 -0,50 0 3 -0,75 2 1 1,75 64 30 56,50 309,238 9724

36 0 MİNEL YAZGÜN  M 32 4 31,00 1 3 0,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 12 1 11,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 59 12 56,00 307,160 10015

37 0 ARDA EFE BERBER  M 13 0 13,00 3 2 2,50 4 1 3,75 21 3 20,25 6 2 5,50 3 3 2,25 3 3 2,25 4 1 3,75 57 15 53,25 301,455 10617

38 0 TALHA YALÇIN  M 23 10 20,50 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 14 3 13,25 1 0 1,00 1 0 1,00 57 14 53,50 300,945 10677

39 0 NESLİHAN ZORLU  M 31 8 29,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 1 4 0,00 12 3 11,25 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 58 19 53,25 299,125 10861

40 476 ÖZGE BOZTEPE AÇAR  M 29 10 26,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 7 2 6,50 1 3 0,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 57 19 52,25 296,420 11098

41 0 MAHİDE AKBAŞ  M 22 12 19,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 0 3,00 4 1 3,75 16 2 15,50 1 0 1,00 54 16 50,00 290,530 11593

42 0 SUDENAS TINMAZ  M 26 12 23,00 0 1 -0,25 3 0 3,00 4 1 3,75 4 0 4,00 10 5 8,75 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 56 24 50,00 290,320 11688

43 0 BAKİ ÇETİNÇAKMAK  M 28 8 26,00 0 4 -1,00 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 9 1 8,75 3 0 3,00 51 15 47,25 281,315 12808

44 234 BEYZA DOĞAN  M 28 9 25,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 9 1 8,75 49 11 46,25 278,328 13052

45 0 MERVE ALTUN  M 31 7 29,25 1 3 0,25 2 2 1,50 1 0 1,00 3 0 3,00 6 3 5,25 2 1 1,75 1 1 0,75 3 1 2,75 50 18 45,50 275,748 13404

46 521 SERAY İLDOKUZ  M 19 11 16,25 1 1 0,75 2 1 1,75 2 1 1,75 5 0 5,00 11 4 10,00 1 0 1,00 1 0 1,00 3 2 2,50 5 1 4,75 50 21 44,75 275,363 13429

47 0 FİRDEVS RANA GÖKDAĞ M 31 8 29,00 11 2 10,50 5 2 4,50 0 5 -1,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 48 20 43,00 268,050 14083

48 0 AZRA ÖZDEMİR  M 28 11 25,25 13 1 12,75 2 1 1,75 1 1 0,75 44 14 40,50 261,128 14728

49 0 ÖMER BEDİR  M 13 8 11,00 4 1 3,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 16 1 15,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 2 2 1,50 1 2 0,50 45 22 39,50 259,990 14995

50 0 MİRAY TEZCAN  M 27 7 25,25 1 0 1,00 2 0 2,00 4 0 4,00 2 2 1,50 6 1 5,75 42 10 39,50 258,008 15177

51 0 YUNUS EMRE BALABAN  M 26 7 24,25 4 1 3,75 2 0 2,00 4 1 3,75 5 0 5,00 41 9 38,75 255,873 15564

52 0 GÖKÇESU ÖZDEMİR  M 29 6 27,50 2 1 1,75 3 1 2,75 3 2 2,50 2 1 1,75 1 6 -0,50 1 1 0,75 2 2 1,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 44 21 38,75 255,540 15608

53 0 PINAR BASEÇ  M 27 6 25,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 5 0 5,00 4 5 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 39 17 34,75 243,680 16986

54 0 NİSA DAMLA ERSÖZ  M 27 11 24,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 4 1 3,75 1 3 0,25 3 1 2,75 1 0 1,00 37 18 32,50 237,038 17719

55 0 AYŞEGÜL ÖZSOY  M 25 6 23,50 2 2 1,50 2 3 1,25 1 1 0,75 6 5 4,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 36 19 31,25 233,300 18079

56 216 ADA YAĞIZ ARIK  M 20 8 18,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 2 1 1,75 1 0 1,00 1 0 1,00 34 13 30,75 232,565 18145



 M SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

SINIF:  M

KATILIMLAR

57 0 İBRAHİM ÇİPLİ  M 20 12 17,00 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 6 6 4,50 0 3 -0,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 36 30 28,50 225,890 18661

58 0 SELİN BAYRAK  M 20 16 16,00 1 4 0,00 1 3 0,25 1 4 0,00 4 1 3,75 5 4 4,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 2 2 1,50 2 3 1,25 37 41 26,75 220,825 19160

59 0 MUHAMMED ALİ YATMAN M 13 15 9,25 2 2 1,50 2 1 1,75 3 0 3,00 9 7 7,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 29 30 21,50 205,698 20181

60 0 ECEM NUR AYAZ  M 16 18 11,50 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 2 1 1,75 2 6 0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 28 34 19,50 199,385 20471

61 0 BUSE  DİLEK  M 17 19 12,25 1 2 0,50 1 2 0,50 2 3 1,25 1 2 0,50 5 2 4,50 27 30 19,50 199,298 20490

62 949 HANDAN ÖNCÜLER  M 18 8 16,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 3 0 3,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 25 22 19,50 198,800 20538

63 0 HÜSNÜ ÖZCAN  M 16 14 12,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 3 0 3,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 23 22 17,50 193,205 20902

64 0 NEMETULLAH İNAN  M 14 24 8,00 1 3 0,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 5 13 1,75 3 2 2,50 2 4 1,00 1 3 0,25 0 4 -1,00 28 58 13,50 181,740 21529

65 0 BAHADIR TONBUL  M 12 19 7,25 3 0 3,00 0 2 -0,50 1 3 0,25 16 24 10,00 171,258 22013

66 0 BAŞAR BAŞARAN  M 16 22 10,50 2 3 1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 5 -1,25 19 39 9,25 168,570 22225

67 0 ELİF BERİI ÖNCÜIER  M 6 12 3,00 0 2 -0,50 0 3 -0,75 1 3 0,25 1 2 0,50 2 8 0,00 1 1 0,75 0 5 -1,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 13 40 3,00 150,660 23019
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 MA SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

SINIF:  MA

KATILIMLAR

1 0 KÜBRA AKİPEK  MA 32 6 30,50 2 2 1,50 1 2 0,50 4 0 4,00 5 0 5,00 28 2 27,50 7 3 6,25 3 4 2,00 4 1 3,75 5 1 4,75 91 21 85,75 397,420 3076

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

SINIF: 11

KATILIMLAR

1 0 NECDET DENİZ ŞENOL 11 33 6 31,50 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 3 1 2,75 27 2 26,50 7 1 6,75 1 3 0,25 3 3 2,25 5 0 5,00 92 17 87,75 403,210 2896

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 114 HAMZA CEYLAN 11A 29 11 26,25 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 9 3 8,25 1 6 -0,50 2 4 1,00 2 2 1,50 61 28 54,00 301,748 10579

2 11 ZEYNEP YÜSRA MEMİŞ 11A 19 18 14,50 1 0 1,00 3 1 2,75 2 1 1,75 10 3 9,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 5 -0,25 3 1 2,75 43 31 35,25 246,660 16677

3 1602 İMRAN BAĞ 11A 11 29 3,75 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 3 -0,75 17 56 3,00 150,503 23038

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 266 KAYRA ALTINMAKAS 11B 26 10 23,50 1 1 0,75 1 4 0,00 1 0 1,00 1 0 1,00 15 5 13,75 6 1 5,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 2 0,50 53 26 46,50 279,405 12926

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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11C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 205 RABİA AKYÜZ 11C 27 10 24,50 3 1 2,75 2 1 1,75 5 0 5,00 4 0 4,00 6 3 5,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 48 17 43,75 270,960 13773

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

SINIF: 11D

KATILIMLAR

1 465 NİSA NUR DURDAĞI 11D 34 3 33,25 5 0 5,00 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 23 1 22,75 7 1 6,75 3 2 2,50 5 1 4,75 4 1 3,75 92 11 89,25 407,653 2533

2 445 ELMAS NUR GÜVENÇ 11D 33 7 31,25 2 1 1,75 2 1 1,75 5 0 5,00 2 2 1,50 24 2 23,50 3 0 3,00 0 2 -0,50 3 3 2,25 4 1 3,75 78 19 73,25 359,373 5101

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

SINIF: 11E

KATILIMLAR

1 548 BİLAL EFE KAYA 11E 35 5 33,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 28 1 27,75 8 2 7,50 3 3 2,25 3 2 2,50 5 1 4,75 99 17 94,75 424,138 1706

2 542 UL*  ÇEBİ 11E 34 5 32,75 5 0 5,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 0 4,00 20 6 18,50 2 2 1,50 1 3 0,25 2 4 1,00 4 0 4,00 78 23 72,25 356,148 5367

3 143 ELA ASLI ŞİRİNCAN 11E 34 4 33,00 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 16 1 15,75 0 1 -0,25 0 4 -1,00 2 3 1,25 3 1 2,75 71 17 66,75 339,415 6629

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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11G SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

SINIF: 11G

KATILIMLAR

1 0 11G 12 28 5,00 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 5 25 -1,25 3 7 1,25 2 5 0,75 0 7 -1,75 1 5 -0,25 27 93 3,75 152,625 22959

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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11L SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

SINIF: 11L

KATILIMLAR

1 0 SÜMEYYE ARSLAN 11L 29 5 27,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 2 0 2,00 1 1 0,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 38 11 35,25 244,878 16800

2 1243 HİLAY ÖZKAN 11L 15 15 11,25 1 4 0,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 11 -1,75 1 1 0,75 19 36 10,00 170,768 22095

3 513 RÜMEYSA NUR AKSOY 11L 12 24 6,00 1 2 0,50 0 4 -1,00 1 4 0,00 3 2 2,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 20 41 9,75 170,685 22114
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12 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 YAĞIZ CELHAN 12 36 4 35,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 30 0 30,00 9 1 8,75 5 2 4,50 7 0 7,00 6 0 6,00 112 8 110,00 470,350 65

2 0 ZEYNEP SUZAN 12 36 2 35,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 30 0 30,00 9 1 8,75 5 2 4,50 5 1 4,75 6 0 6,00 111 6 109,50 468,685 103

3 0 BARIŞ GÜLER 12 37 3 36,25 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 29 1 28,75 9 1 8,75 5 2 4,50 6 1 5,75 6 0 6,00 110 9 107,75 463,343 221

4 0 İLKER BEDİR 12 35 5 33,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 30 0 30,00 8 2 7,50 4 3 3,25 6 1 5,75 6 0 6,00 108 12 105,00 455,313 405

5 0 EFE GÜLBAHAR 12 31 9 28,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 30 0 30,00 9 1 8,75 5 2 4,50 7 0 7,00 6 0 6,00 107 13 103,75 452,288 483

6 342 GÖKAY MIZRAK 12 36 4 35,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 29 1 28,75 9 1 8,75 5 2 4,50 5 2 4,50 5 1 4,75 106 14 102,50 447,550 608

7 2190 YAĞMUR BİÇİCİ 12 37 3 36,25 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 24 4 23,00 7 2 6,50 5 2 4,50 6 0 6,00 6 0 6,00 105 11 102,25 446,743 629

8 815 ZEYNEP ÖZER 12 37 1 36,75 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 27 1 26,75 7 3 6,25 5 2 4,50 4 1 3,75 6 0 6,00 104 9 101,75 445,078 688

9 0 AYDIN ALP SAYGI 12 33 7 31,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 30 0 30,00 9 1 8,75 6 1 5,75 6 1 5,75 5 1 4,75 105 15 101,25 444,363 710

10 0 TAHA GÖZLEME 12 33 7 31,25 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 28 2 27,50 8 2 7,50 5 2 4,50 5 1 4,75 6 0 6,00 104 15 100,25 441,303 852

11 0 ÖYKÜ BESTE VAROL 12 34 6 32,50 2 3 1,25 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 30 0 30,00 9 1 8,75 6 1 5,75 6 1 5,75 5 1 4,75 104 15 100,25 441,180 871

12 0 MERT CAN TOMAR 12 35 5 33,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 30 0 30,00 9 1 8,75 5 2 4,50 5 2 4,50 3 2 2,50 104 15 100,25 440,828 894

13 0 BORA ALAYOĞLU 12 33 7 31,25 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 29 1 28,75 7 2 6,50 5 2 4,50 5 2 4,50 5 1 4,75 103 16 99,00 437,468 962

14 0 ŞEVVAL GÜNAL 12 36 4 35,00 2 3 1,25 2 0 2,00 5 0 5,00 4 0 4,00 29 0 29,00 8 1 7,75 4 3 3,25 5 1 4,75 6 0 6,00 101 12 98,00 433,970 1145

15 0 MİRAY AKKAYA 12 35 2 34,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 28 1 27,75 8 2 7,50 5 1 4,75 4 2 3,50 4 1 3,75 101 12 98,00 433,955 1164

16 691 DAMLANUR YAKUT 12 34 6 32,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 28 2 27,50 8 1 7,75 5 2 4,50 6 1 5,75 5 1 4,75 102 17 97,75 433,580 1205

17 0 BARKIN DURGUT 12 32 8 30,00 5 0 5,00 4 1 3,75 1 0 1,00 4 1 3,75 30 0 30,00 9 1 8,75 5 2 4,50 5 2 4,50 6 0 6,00 101 15 97,25 432,395 1288

18 685 BEYZA YAZICI 12 33 5 31,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 28 2 27,50 8 1 7,75 5 2 4,50 6 1 5,75 5 1 4,75 101 16 97,00 431,413 1329

19 0 ARDA AKTAŞ 12 33 7 31,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 29 1 28,75 9 1 8,75 5 2 4,50 5 2 4,50 5 1 4,75 101 19 96,25 429,163 1398

20 0 ESRA BEYZA POLAT 12 32 7 30,25 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 29 0 29,00 8 2 7,50 5 2 4,50 4 3 3,25 5 1 4,75 100 18 95,50 426,978 1519

21 770 HALİL EMRE YAVER 12 36 4 35,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 28 2 27,50 9 1 8,75 2 5 0,75 4 2 3,50 5 0 5,00 100 18 95,50 426,230 1561

22 0 CEREN GÜNGÖRDÜ 12 30 8 28,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 30 0 30,00 9 1 8,75 2 5 0,75 5 1 4,75 5 1 4,75 99 18 94,50 424,160 1687

23 0 ARDA AKİN 12 34 5 32,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 27 1 26,75 5 1 4,75 6 1 5,75 4 2 3,50 5 1 4,75 98 14 94,50 423,693 1765

24 0 ASYA SENYÜCEL 12 37 3 36,25 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 26 0 26,00 7 1 6,75 3 3 2,25 5 2 4,50 6 0 6,00 98 14 94,50 423,188 1788

25 0 YUSUF ARDA AKGÜN 12 31 6 29,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 28 1 27,75 9 1 8,75 3 4 2,00 5 1 4,75 4 2 3,50 98 17 93,75 421,700 1851

26 0 MERİÇ ÇELEBİ 12 35 5 33,75 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 26 3 25,25 8 1 7,75 3 4 2,00 6 1 5,75 4 2 3,50 98 19 93,25 419,678 1995

27 0 AHMET ALPER ŞAHİN 12 31 9 28,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 29 1 28,75 9 0 9,00 5 2 4,50 5 2 4,50 4 2 3,50 98 21 92,75 418,868 2034

28 0 FURKAN EMİR YILDIZ 12 34 6 32,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 28 0 28,00 6 0 6,00 5 2 4,50 6 1 5,75 4 2 3,50 97 17 92,75 418,430 2075



12 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

SINIF: 12

KATILIMLAR

29 0 ELENAY DEMİRER 12 32 7 30,25 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 27 1 26,75 7 1 6,75 3 4 2,00 6 1 5,75 6 0 6,00 97 18 92,50 417,968 2115

30 862 ERDEM KOMAR 12 33 7 31,25 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 30 0 30,00 9 1 8,75 2 5 0,75 4 3 3,25 5 1 4,75 98 22 92,50 417,638 2134

31 1265 MUSTAFA BAYKAL 12 34 6 32,50 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 25 3 24,25 8 2 7,50 4 2 3,50 4 2 3,50 6 0 6,00 97 19 92,25 416,890 2156

32 371 ALİ SAMED ÖZASLAN 12 33 7 31,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 26 4 25,00 8 2 7,50 4 3 3,25 3 4 2,00 5 1 4,75 97 23 91,25 413,913 2263

33 0 ALİ EGE YÜCEL 12 33 7 31,25 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 28 2 27,50 6 1 5,75 2 5 0,75 3 4 2,00 5 1 4,75 94 22 88,50 405,508 2618

34 0 MELİH MUHAMMED SEZER12 33 7 31,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 23 2 22,50 7 1 6,75 3 3 2,25 4 3 3,25 6 0 6,00 93 19 88,25 404,913 2697

35 0 ÖMER KARAAVCI 12 29 11 26,25 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 26 2 25,50 7 1 6,75 2 3 1,25 4 3 3,25 5 0 5,00 93 20 88,00 404,728 2719

36 794 GÜLNUR YAVUZ 12 31 8 29,00 1 4 0,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 30 0 30,00 8 2 7,50 2 4 1,00 4 3 3,25 5 1 4,75 94 24 88,00 404,350 2738

37 0 BERENSU ŞİMŞEK 12 33 6 31,50 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 28 1 27,75 7 3 6,25 2 5 0,75 3 4 2,00 6 0 6,00 94 24 88,00 404,015 2776

38 0 MELE  BUDAK 12 32 8 30,00 2 3 1,25 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 25 2 24,50 8 1 7,75 2 5 0,75 6 1 5,75 6 0 6,00 93 21 87,75 403,605 2836

39 0 YAĞIZ EGE AÇAR 12 28 11 25,25 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 2 3 1,25 29 0 29,00 9 1 8,75 3 3 2,25 7 0 7,00 4 2 3,50 93 22 87,50 403,478 2876

40 241 ZEYNEP NUR TEKÇE 12 32 6 30,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 22 4 21,00 7 0 7,00 3 4 2,00 5 1 4,75 4 1 3,75 91 17 86,75 400,440 3001

41 0 ELİF NUR KARTAL 12 34 6 32,50 4 1 3,75 3 0 3,00 5 0 5,00 4 0 4,00 22 4 21,00 8 1 7,75 3 4 2,00 5 2 4,50 3 3 2,25 91 21 85,75 397,090 3095

42 0 AYBERK KILIÇ 12 33 7 31,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 27 1 26,75 3 0 3,00 3 4 2,00 3 4 2,00 5 1 4,75 90 21 84,75 394,233 3222

43 0 DOĞA COŞKUNTUNA 12 31 7 29,25 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 25 3 24,25 7 1 6,75 2 3 1,25 5 1 4,75 5 1 4,75 89 21 83,75 391,553 3364

44 0 ZÜHRE YİĞİT 12 34 6 32,50 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 27 3 26,25 6 0 6,00 1 2 0,50 2 3 1,25 2 1 1,75 88 19 83,25 389,330 3413

45 0 BARBAROS YİĞİT 12 35 3 34,25 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 21 5 19,75 1 1 0,75 3 4 2,00 3 3 2,25 5 1 4,75 87 17 82,75 387,813 3477

46 0 CEMRE KANAAT 12 33 6 31,50 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 19 2 18,50 4 1 3,75 5 2 4,50 6 0 6,00 84 13 80,75 382,340 3700

47 0 CEYDA İNCEHASAN 12 37 1 36,75 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 23 2 22,50 2 0 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 82 4 81,00 381,923 3761

48 0 NEHİR BAYDAR 12 37 3 36,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 16 1 15,75 3 1 2,75 3 3 2,25 6 1 5,75 3 3 2,25 84 15 80,25 380,053 3921

49 0 FURKAN AKMERCAN 12 27 13 23,75 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 27 1 26,75 5 1 4,75 3 3 2,25 4 2 3,50 5 1 4,75 86 26 79,50 379,423 3963

50 118 SILA AKÇA 12 35 5 33,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 22 3 21,25 8 0 8,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 2 1 1,75 84 16 80,00 379,333 3982

51 0 CEREN YILMAZ 12 35 4 34,00 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 3 1 2,75 22 3 21,25 6 3 5,25 1 5 -0,25 4 3 3,25 5 1 4,75 86 25 79,75 378,735 4005

52 0 TUANA ÇEKİN 12 34 6 32,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 21 6 19,50 9 1 8,75 2 5 0,75 5 2 4,50 5 1 4,75 87 30 79,50 378,265 4046

53 18 AYŞE KÜBRA ÇETİNTAŞ 12 32 5 30,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 26 1 25,75 3 0 3,00 0 2 -0,50 2 3 1,25 3 1 2,75 83 14 79,50 378,233 4065

54 0 KEREM ÖZKURT 12 30 8 28,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 26 0 26,00 6 0 6,00 3 3 2,25 1 5 -0,25 3 1 2,75 84 22 78,50 375,620 4155

55 0 ZEHRA HAYAT ÇEVİK 12 31 8 29,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 23 3 22,25 7 0 7,00 1 2 0,50 3 2 2,50 3 1 2,75 83 19 78,25 374,775 4223

56 0 SONER SÜLEYMAN SEVER12 29 11 26,25 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 23 3 22,25 6 2 5,50 1 3 0,25 4 3 3,25 3 2 2,50 83 26 76,50 369,858 4382



12 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

SINIF: 12

KATILIMLAR

57 0 DERYA YİLMAZ 12 33 7 31,25 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 3 1 2,75 25 3 24,25 6 1 5,75 1 2 0,50 1 0 1,00 80 17 75,75 366,763 4587

58 1179 YAĞIZ ALP TERZİOĞLU 12 30 5 28,75 4 0 4,00 1 0 1,00 5 0 5,00 3 2 2,50 24 0 24,00 4 0 4,00 0 4 -1,00 3 4 2,00 5 0 5,00 79 15 75,25 365,758 4670

59 0 ASYA ÖZDEM 12 32 8 30,00 1 3 0,25 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 21 0 21,00 5 1 4,75 1 4 0,00 3 2 2,50 4 0 4,00 80 19 75,25 365,615 4689

60 1275 NEHİR SÜTLÜ 12 29 7 27,25 4 1 3,75 2 0 2,00 4 1 3,75 4 0 4,00 20 1 19,75 9 0 9,00 1 4 0,00 2 3 1,25 4 0 4,00 79 17 74,75 364,413 4752

61 1092 TUANA REYYAN KURU 12 35 4 34,00 4 1 3,75 2 1 1,75 5 0 5,00 4 0 4,00 18 4 17,00 3 2 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 4 2 3,50 79 20 74,00 361,300 4975

62 0 MERİÇ ONUR 12 35 3 34,25 3 2 2,50 1 1 0,75 4 0 4,00 3 0 3,00 17 2 16,50 4 1 3,75 2 4 1,00 6 1 5,75 2 1 1,75 77 15 73,25 359,103 5141

63 0 TİBET İLGÜN 12 27 6 25,50 2 1 1,75 5 0 5,00 3 1 2,75 4 0 4,00 23 0 23,00 4 0 4,00 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 76 13 72,75 358,660 5182

64 388 DERİN ALBAYRAK 12 31 3 30,25 1 2 0,50 4 1 3,75 2 0 2,00 22 2 21,50 3 1 2,75 3 3 2,25 5 1 4,75 5 1 4,75 76 14 72,50 357,488 5284

65 0 İZAY KARAKAŞ 12 30 10 27,50 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 20 5 18,75 4 2 3,50 2 5 0,75 2 4 1,00 5 1 4,75 79 28 72,00 356,125 5386

66 0 SİMAY KAPCAN 12 30 10 27,50 3 2 2,50 2 0 2,00 3 2 2,50 4 1 3,75 18 1 17,75 3 0 3,00 3 4 2,00 5 1 4,75 6 0 6,00 77 21 71,75 355,620 5465

67 0 MERT ERİMEZ 12 28 10 25,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 0 3,00 23 4 22,00 7 2 6,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 77 21 71,75 355,410 5484

68 0 Bİ*E  SU ÇOBAN 12 31 9 28,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 22 1 21,75 2 0 2,00 1 3 0,25 5 2 4,50 4 1 3,75 77 23 71,25 353,778 5612

69 525 SUDE YÜCEL 12 27 13 23,75 2 1 1,75 2 0 2,00 4 1 3,75 4 0 4,00 24 3 23,25 5 1 4,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 77 25 70,75 352,878 5653

70 0 ARDA ÇALIK 12 34 5 32,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 21 5 19,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 75 18 70,50 350,653 5743

71 0 TAHA EKİM 12 33 7 31,25 4 1 3,75 5 0 5,00 2 3 1,25 4 0 4,00 18 3 17,25 3 0 3,00 1 4 0,00 2 5 0,75 4 0 4,00 76 23 70,25 350,283 5804

72 0 ELİF CEREN AYDIN 12 30 8 28,00 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 19 5 17,75 5 0 5,00 2 3 1,25 2 5 0,75 4 1 3,75 76 26 69,50 348,480 5951

73 1190 ELİFSU ÇELİK 12 30 5 28,75 3 0 3,00 2 1 1,75 5 0 5,00 3 1 2,75 20 1 19,75 5 0 5,00 1 1 0,75 1 1 0,75 2 1 1,75 72 11 69,25 347,528 5980

74 0 YİĞİT YAĞIZ 12 28 6 26,50 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 3 0 3,00 20 3 19,25 3 1 2,75 3 4 2,00 3 3 2,25 5 1 4,75 74 21 68,75 346,540 6002

75 0 ERTUĞRUL KAFALAR 12 29 9 26,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 21 1 20,75 0 3 -0,75 1 3 0,25 4 0 4,00 73 17 68,75 346,288 6059

76 0 EFECAN EŞİT 12 30 10 27,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 24 5 22,75 5 2 4,50 1 5 -0,25 3 4 2,00 3 3 2,25 78 37 68,75 346,210 6098

77 403 ELA CEREN GÜMÜŞ 12 32 8 30,00 3 2 2,50 4 0 4,00 2 2 1,50 2 2 1,50 18 6 16,50 6 2 5,50 2 4 1,00 3 3 2,25 4 1 3,75 76 30 68,50 345,250 6183

78 0 ALİ SEVİM 12 31 7 29,25 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 3 1 2,75 24 4 23,00 2 3 1,25 1 4 0,00 1 2 0,50 74 22 68,50 345,088 6223

79 0 SALİHA ZEREN KAVAK 12 31 9 28,75 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 3 1 2,75 20 4 19,00 4 0 4,00 1 4 0,00 3 3 2,25 3 1 2,75 75 27 68,25 344,578 6285

80 0 ELİF Y LBAŞI 12 33 7 31,25 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 17 1 16,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 3 0,25 72 15 68,25 344,123 6324

81 0 ECE NEZAKET DAŞTAN 12 35 5 33,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 17 1 16,75 2 2 1,50 1 1 0,75 71 13 67,75 342,308 6464

82 0 İLKİM ÇOLAKOĞLU 12 29 9 26,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 4 0 4,00 19 4 18,00 4 1 3,75 2 3 1,25 5 2 4,50 4 0 4,00 73 24 67,00 341,253 6524

83 1010 BESTE ÖZER 12 37 3 36,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 7 1 6,75 3 3 2,25 1 3 0,25 3 1 2,75 5 1 4,75 71 17 66,75 339,183 6669

84 0 YİĞİT BERK ULAĞLI 12 32 8 30,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 18 4 17,00 3 2 2,50 0 4 -1,00 1 0 1,00 2 1 1,75 72 23 66,25 338,245 6735



12 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

SINIF: 12

KATILIMLAR

85 0 DOĞA GÜNDÜZ 12 33 7 31,25 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 15 5 13,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 3 3 2,25 72 23 66,25 338,103 6755

86 60 AZRA ALKAYA 12 29 10 26,50 4 1 3,75 3 0 3,00 1 3 0,25 3 2 2,50 25 1 24,75 5 2 4,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 71 21 65,75 337,140 6847

87 0 ŞEVVAL AÇIKGÖZ 12 31 3 30,25 3 0 3,00 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 13 1 12,75 2 0 2,00 4 1 3,75 0 4 -1,00 2 0 2,00 68 10 65,50 336,068 6970

88 0 NİSA SEMİZ 12 33 7 31,25 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 8 1 7,75 5 1 4,75 2 4 1,00 4 3 3,25 5 1 4,75 71 23 65,25 335,353 7015

89 0 AYŞEGÜL PEKMEZCİ 12 32 8 30,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 17 0 17,00 1 0 1,00 1 3 0,25 1 0 1,00 2 0 2,00 69 15 65,25 335,285 7034

90 67 İREM NAZ SAVATLI 12 29 9 26,75 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 15 2 14,50 6 0 6,00 1 0 1,00 68 13 64,75 334,108 7100

91 0 DORUK ÖZTÜRK 12 25 15 21,25 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 18 4 17,00 3 1 2,75 2 5 0,75 4 2 3,50 4 1 3,75 72 31 64,25 333,593 7122

92 76 İLKENUR DAĞLI 12 31 9 28,75 5 0 5,00 5 0 5,00 2 3 1,25 4 0 4,00 21 6 19,50 1 0 1,00 69 18 64,50 333,053 7147

93 0 NECİBE ŞEVVAL GÜVEN12 31 6 29,50 1 1 0,75 1 1 0,75 3 1 2,75 5 0 5,00 20 1 19,75 1 0 1,00 0 4 -1,00 5 0 5,00 1 1 0,75 68 15 64,25 332,390 7303

94 0 HASİBE DENİZ ÖRNEK 12 30 7 28,25 2 3 1,25 1 3 0,25 1 2 0,50 4 1 3,75 19 2 18,50 4 2 3,50 3 4 2,00 3 3 2,25 4 1 3,75 71 28 64,00 331,928 7361

95 0 SERRA EROL 12 28 4 27,00 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 3 0 3,00 19 2 18,50 6 0 6,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 67 12 64,00 331,860 7399

96 0 HAZAL DEMİRÖZ 12 31 6 29,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 15 5 13,75 4 0 4,00 67 14 63,50 329,935 7526

97 0 YAĞIZ NAZLIGÜL 12 23 16 19,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 1 3 0,25 26 4 25,00 6 3 5,25 1 5 -0,25 5 2 4,50 4 2 3,50 73 42 62,50 328,590 7628

98 0 MEHMET EKİCİLER 12 31 7 29,25 3 1 2,75 2 1 1,75 3 2 2,50 4 0 4,00 20 4 19,00 1 0 1,00 1 4 0,00 2 3 1,25 2 2 1,50 69 24 63,00 328,568 7647

99 0 BERİL ARSLANLI 12 32 7 30,25 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 3 1 2,75 14 2 13,50 1 1 0,75 4 0 4,00 66 13 62,75 327,763 7686

100 0 MÜNİRE KÖRPEŞ 12 33 4 32,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 10 4 9,00 5 0 5,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 66 14 62,50 326,600 7773

101 0 CEYLİN KARACA 12 31 8 29,00 1 4 0,00 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 20 4 19,00 2 0 2,00 0 2 -0,50 2 3 1,25 3 2 2,50 69 27 62,25 326,355 7832

102 0 MİRAÇ BERAY GENİŞ 12 29 11 26,25 2 3 1,25 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 22 8 20,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 68 25 61,75 325,153 7968

103 0 AYŞENURKEZM* 12 31 4 30,00 3 2 2,50 1 1 0,75 3 2 2,50 5 0 5,00 11 5 9,75 7 0 7,00 1 3 0,25 1 4 0,00 4 1 3,75 67 22 61,50 323,990 8070

104 0 SARP BOZDEMİR 12 31 7 29,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 21 1 20,75 1 0 1,00 65 16 61,00 322,458 8252

105 0 TÜRKER SATIK 12 27 11 24,25 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 18 1 17,75 4 1 3,75 0 3 -0,75 0 4 -1,00 3 0 3,00 67 25 60,75 322,363 8271

106 72 YAĞMUR YALÇIN 12 32 8 30,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 16 2 15,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 65 16 61,00 322,310 8290

107 0 FATMA ZEHRA UTLU 12 30 9 27,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 3 0 3,00 18 2 17,50 1 1 0,75 1 2 0,50 2 4 1,00 1 3 0,25 67 25 60,75 321,928 8370

108 0 MERT KUMKAYA 12 30 9 27,75 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 22 3 21,25 2 1 1,75 66 21 60,75 321,858 8389

109 0 RÜMEYSA CANBAZ 12 31 7 29,25 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 14 3 13,25 4 0 4,00 64 13 60,75 321,663 8465

110 0 SEHERNUR İŞLEK 12 31 6 29,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 14 10 11,50 3 1 2,75 1 1 0,75 1 2 0,50 66 22 60,50 320,925 8544

111 0 CEREN EKAL 12 34 4 33,00 3 2 2,50 4 0 4,00 2 2 1,50 5 0 5,00 13 4 12,00 2 2 1,50 1 1 0,75 1 3 0,25 65 18 60,50 320,520 8563

112 0 SÜLEYMAN YİĞİT DOĞAN12 30 5 28,75 3 1 2,75 4 0 4,00 2 2 1,50 3 2 2,50 14 1 13,75 3 2 2,50 1 2 0,50 4 1 3,75 64 16 60,00 319,733 8643



12 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

SINIF: 12

KATILIMLAR

113 0 GÜLSİMA GEVREK 12 29 9 26,75 2 3 1,25 4 0 4,00 5 0 5,00 4 0 4,00 12 3 11,25 1 1 0,75 1 3 0,25 2 2 1,50 5 0 5,00 65 21 59,75 319,238 8720

114 0 SAİT TUNAY BAYOL 12 30 10 27,50 1 2 0,50 2 2 1,50 5 0 5,00 2 1 1,75 20 4 19,00 2 1 1,75 0 5 -1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 67 30 59,50 318,215 8859

115 0 BUSENA DAŞDAN 12 31 9 28,75 2 3 1,25 5 0 5,00 2 3 1,25 3 1 2,75 17 2 16,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 65 22 59,50 317,963 8897

116 0 SUDENAZ Y ZGÜN 12 34 4 33,00 1 3 0,25 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 12 1 11,75 2 0 2,00 1 0 1,00 62 10 59,50 317,440 8959

117 0 HASAN KAAN CAN 12 30 9 27,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 2 1 1,75 15 2 14,50 1 1 0,75 1 5 -0,25 1 4 0,00 4 0 4,00 65 25 58,75 315,968 9053

118 0 KAZIM MERT FINDIK 12 30 9 27,75 2 1 1,75 1 0 1,00 3 1 2,75 3 0 3,00 18 3 17,25 1 5 -0,25 3 2 2,50 3 1 2,75 64 22 58,50 315,263 9139

119 296 NURSU ASLANLI 12 27 12 24,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 15 3 14,25 4 0 4,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 2 2 1,50 64 23 58,25 314,875 9160

120 1218 MERT ARICAN 12 35 4 34,00 2 3 1,25 3 0 3,00 2 3 1,25 5 0 5,00 11 4 10,00 1 4 0,00 1 5 -0,25 4 1 3,75 64 24 58,00 312,880 9343

121 0 DENİZ ÇOLAK 12 32 6 30,50 1 0 1,00 1 1 0,75 3 0 3,00 18 2 17,50 1 2 0,50 3 2 2,50 2 0 2,00 61 13 57,75 312,640 9382

122 0 ENES SAYGI 12 27 3 26,25 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 14 4 13,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 0 2,00 60 11 57,25 311,583 9466

123 0 OĞUZHAN KILIC 12 26 7 24,25 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 1 1 0,75 22 5 20,75 5 5 3,75 1 4 0,00 0 4 -1,00 1 1 0,75 65 32 57,00 310,978 9536

124 0 ŞEVVAL ANIL 12 29 11 26,25 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 14 1 13,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 62 20 57,00 310,688 9557

125 0 SULTAN KOCAELİ 12 32 6 30,50 4 1 3,75 3 0 3,00 4 0 4,00 4 0 4,00 13 5 11,75 0 1 -0,25 60 13 56,75 309,410 9705

126 55 ESMANUR AKDEMİR 12 32 8 30,00 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 14 5 12,75 0 4 -1,00 2 0 2,00 1 0 1,00 62 23 56,25 308,055 9869

127 1195 FERAT KAYA 12 22 10 19,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 17 4 16,00 5 1 4,75 2 4 1,00 2 4 1,00 3 2 2,50 63 31 55,25 306,500 10061

128 0 BERK ÖRKMEZ 12 24 13 20,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 19 3 18,25 4 1 3,75 1 4 0,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 64 35 55,25 306,158 10080

129 0 BURÇİN KORKUT 12 31 8 29,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 6 7 4,25 6 2 5,50 2 4 1,00 4 3 3,25 3 3 2,25 64 34 55,50 306,100 10100

130 0 BÜŞRA KAYA 12 30 6 28,50 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 4 0 4,00 14 2 13,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 59 14 55,50 305,895 10139

131 5172 SUDEN DOĞAN 12 31 7 29,25 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 12 4 11,00 1 0 1,00 59 14 55,50 305,808 10158

132 0 ECE MERCAN 12 33 6 31,50 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 3 2 2,50 16 4 15,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 61 23 55,25 304,810 10243

133 0 GÜLCE ŞENSOY 12 28 7 26,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 2 2 1,50 4 0 4,00 16 3 15,25 0 1 -0,25 0 4 -1,00 4 1 3,75 4 0 4,00 60 21 54,75 304,203 10344

134 435 ELİF NİSA BAYRAM 12 31 9 28,75 2 1 1,75 1 1 0,75 4 0 4,00 4 0 4,00 14 4 13,00 2 0 2,00 0 4 -1,00 2 3 1,25 1 3 0,25 61 25 54,75 303,628 10386

135 5159 SAFFET MURAT YILDIZ 12 28 12 25,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 13 3 12,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 3 2 2,50 61 27 54,25 302,715 10450

136 0 CEREN İLHAN 12 28 7 26,25 2 2 1,50 1 1 0,75 4 1 3,75 4 0 4,00 15 3 14,25 1 4 0,00 2 4 1,00 3 2 2,50 60 24 54,00 301,808 10559

137 1270 NAZ ELBAN 12 27 11 24,25 2 3 1,25 2 2 1,50 5 0 5,00 3 2 2,50 11 5 9,75 4 2 3,50 1 4 0,00 3 3 2,25 4 1 3,75 62 33 53,75 301,413 10636

138 0 NAZ ÖZTEMEL 12 29 3 28,25 3 2 2,50 4 0 4,00 2 1 1,75 2 0 2,00 10 2 9,50 3 0 3,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 58 18 53,50 299,998 10741

139 300 SUDE FİDAN 12 33 7 31,25 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 7 1 6,75 56 10 53,50 299,508 10822

140 1049 CEYLİN CEYLAN 12 25 13 21,75 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 3 1 2,75 22 1 21,75 1 0 1,00 0 5 -1,25 0 5 -1,25 2 2 1,50 61 32 53,00 299,193 10842



12 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

SINIF: 12

KATILIMLAR

141 0 AYŞE AVCİ 12 26 7 24,25 3 2 2,50 3 0 3,00 5 0 5,00 4 1 3,75 11 3 10,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 3 1 2,75 57 16 53,00 299,078 10883

142 0 ÇINAR KAAN AYDOĞDU12 21 7 19,25 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 17 4 16,00 2 0 2,00 0 4 -1,00 0 4 -1,00 2 1 1,75 58 22 52,50 298,038 11028

143 0 RIZA BORAN ALKAŞİ 12 11 8 9,00 5 0 5,00 3 0 3,00 5 0 5,00 3 0 3,00 20 2 19,50 2 0 2,00 3 1 2,75 1 1 0,75 1 0 1,00 54 12 51,00 295,030 11232

144 0 YAĞIZ BORAN İŞLEV 12 20 15 16,25 1 2 0,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 23 3 22,25 3 2 2,50 1 1 0,75 58 27 51,25 294,693 11253

145 0 TİLBE ALKAN 12 26 11 23,25 0 5 -1,25 1 3 0,25 4 0 4,00 2 2 1,50 14 4 13,00 4 2 3,50 3 1 2,75 2 5 0,75 3 0 3,00 59 33 50,75 292,503 11392

146 0 EFE AÇIKGÖZ 12 28 10 25,50 2 3 1,25 2 2 1,50 4 0 4,00 4 0 4,00 13 6 11,50 1 0 1,00 0 3 -0,75 1 3 0,25 3 2 2,50 58 29 50,75 292,030 11434

147 0 M SAFA TÜRKOĞLU 12 29 10 26,50 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 14 2 13,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 56 21 50,75 291,800 11456

148 0 İREM SERRA KEÇECİ 12 32 4 31,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 3 0 3,00 3 1 2,75 9 4 8,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 4 0 4,00 54 13 50,75 291,455 11522

149 0 İREM CEYLİN DEMİR 12 28 5 26,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 4 0 4,00 3 0 3,00 14 6 12,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 2 1,50 54 16 50,00 289,643 11755

150 422 TUANA ORHAN 12 34 5 32,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 3 1 2,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 52 8 50,00 288,733 11882

151 0 NAZİYE NAZ GÜNAL 12 29 9 26,75 1 2 0,50 1 1 0,75 5 0 5,00 14 3 13,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 54 19 49,25 287,378 12066

152 0 SILA DUMAN 12 30 5 28,75 3 0 3,00 1 1 0,75 5 0 5,00 4 0 4,00 8 1 7,75 51 7 49,25 286,998 12129

153 10060 ALPEREN ÇORBACI 12 25 15 21,25 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 10 3 9,25 1 6 -0,50 3 4 2,00 3 1 2,75 57 34 48,50 285,878 12252

154 221 TUĞBA TEZCAN 12 27 10 24,50 1 4 0,00 1 3 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 10 5 8,75 2 0 2,00 3 2 2,50 1 2 0,50 4 1 3,75 56 30 48,50 285,555 12291

155 0 HASAN ÇORAKLIK 12 30 10 27,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 8 1 7,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 53 18 48,50 284,925 12354

156 0 AZİZHAN YILMAZ 12 26 13 22,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 11 5 9,75 0 1 -0,25 0 4 -1,00 1 0 1,00 1 1 0,75 55 27 48,25 284,788 12392

157 0 FATMA SAVCI 12 26 12 23,00 1 3 0,25 3 0 3,00 1 4 0,00 4 0 4,00 11 5 9,75 3 0 3,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 5 1 4,75 56 33 47,75 283,405 12582

158 1051 MERVE GÜNDOĞ MUŞ 12 27 12 24,00 1 4 0,00 2 0 2,00 1 3 0,25 3 1 2,75 14 6 12,50 1 0 1,00 2 3 1,25 2 3 1,25 3 1 2,75 56 33 47,75 283,295 12602

159 0 CANSU ULUTAŞ 12 26 12 23,00 2 2 1,50 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 12 5 10,75 1 3 0,25 1 4 0,00 2 2 1,50 55 29 47,75 283,285 12621

160 0 IRMAK DURAK 12 26 9 23,75 3 2 2,50 1 1 0,75 4 0 4,00 3 1 2,75 10 2 9,50 2 3 1,25 0 6 -1,50 1 4 0,00 5 1 4,75 55 29 47,75 283,248 12640

161 5237 ARDA KURUKAYA 12 23 16 19,00 5 0 5,00 5 0 5,00 1 4 0,00 4 1 3,75 12 4 11,00 4 5 2,75 1 1 0,75 55 31 47,25 282,255 12734

162 0 NİSA NUR DEMİRAY 12 28 9 25,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 11 4 10,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 53 22 47,50 282,113 12757

163 0 HİLAL NUR CANKAYA 12 27 6 25,50 1 1 0,75 1 0 1,00 5 0 5,00 2 1 1,75 11 5 9,75 0 4 -1,00 1 3 0,25 4 0 4,00 52 20 47,00 280,755 12855

164 0 FATMANUR AKKAYA 12 27 5 25,75 2 3 1,25 4 1 3,75 1 0 1,00 1 1 0,75 6 1 5,75 0 5 -1,25 4 3 3,25 6 0 6,00 51 19 46,25 278,648 13007

165 0 IRMAK İLHAN 12 19 7 17,25 3 0 3,00 2 1 1,75 2 1 1,75 3 1 2,75 11 2 10,50 4 0 4,00 2 0 2,00 3 1 2,75 49 13 45,75 278,273 13071

166 478 ENES BAYRAKTAR 12 19 11 16,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 3 1 2,75 19 5 17,75 0 4 -1,00 0 1 -0,25 52 25 45,75 278,003 13128

167 0 YAĞMUR GÖKÇE ER 12 26 12 23,00 3 1 2,75 3 2 2,50 1 3 0,25 3 1 2,75 9 6 7,50 2 3 1,25 3 4 2,00 4 2 3,50 54 34 45,50 276,690 13239

168 0 FURKAN DAĞLI 12 26 12 23,00 3 2 2,50 1 1 0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 6 2 5,50 3 3 2,25 2 0 2,00 1 2 0,50 51 23 45,25 275,855 13382



12 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

SINIF: 12

KATILIMLAR

169 0 YUSUF ÜLKER 12 22 17 17,75 4 1 3,75 5 0 5,00 2 3 1,25 2 2 1,50 11 7 9,25 2 0 2,00 1 2 0,50 3 1 2,75 1 1 0,75 53 34 44,50 274,243 13529

170 0 YAĞIZ ÖZTÜRK 12 26 9 23,75 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 11 3 10,25 49 19 44,25 272,548 13624

171 0 UMUT VILMAZ 12 19 6 17,50 0 2 -0,50 5 0 5,00 15 6 13,50 2 0 2,00 1 3 0,25 1 0 1,00 5 0 5,00 48 17 43,75 272,100 13663

172 0 ARDA BÜRHAN 12 27 6 25,50 2 3 1,25 3 0 3,00 13 4 12,00 1 1 0,75 1 3 0,25 1 0 1,00 48 17 43,75 270,890 13811

173 0 KAYRA TAN ÇALĞIN 12 28 11 25,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 6 9 3,75 1 1 0,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 50 26 43,50 270,088 13895

174 333 AYSU OĞUR 12 25 8 23,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 2 1 1,75 0 3 -0,75 1 3 0,25 1 1 0,75 3 1 2,75 48 19 43,25 269,775 13937

175 2355 ÇAĞAN ÖZDÜVEN 12 21 12 18,00 3 2 2,50 3 2 2,50 12 3 11,25 2 4 1,00 4 2 3,50 4 2 3,50 49 27 42,25 267,575 14183

176 0 TUANA BİTGEN 12 27 8 25,00 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 6 4 5,00 0 2 -0,50 46 17 41,75 264,815 14380

177 267 ALİ COŞK NER 12 20 6 18,50 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 4 0 4,00 9 6 7,50 0 1 -0,25 1 4 0,00 2 1 1,75 46 22 40,50 261,965 14582

178 0 HAKAN ÇİMENDERE 12 24 9 21,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 7 3 6,25 0 1 -0,25 45 18 40,50 261,473 14607

179 0 FURKAN KART 12 22 14 18,50 1 4 0,00 4 0 4,00 1 1 0,75 3 1 2,75 12 11 9,25 3 1 2,75 1 4 0,00 1 6 -0,50 3 1 2,75 51 43 40,25 261,240 14652

180 0 ÇAĞAN DEMİR 12 23 16 19,00 2 3 1,25 3 0 3,00 3 2 2,50 3 2 2,50 12 5 10,75 0 3 -0,75 1 3 0,25 2 1 1,75 49 35 40,25 261,135 14709

181 365 FATMA ÖZER 12 29 9 26,75 1 3 0,25 2 1 1,75 3 1 2,75 3 1 2,75 7 2 6,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 46 22 40,50 260,833 14791

182 0 SUDE GÜRBÜZ 12 29 9 26,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 4 0 4,00 3 2 2,50 7 3 6,25 45 18 40,50 260,833 14791

183 1167 DURU ÖZSOY 12 31 6 29,50 1 3 0,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 9 3 8,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 45 18 40,50 260,435 14911

184 183 NİSAN NUR ÖZSÖZ 12 28 11 25,25 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 3 1 2,75 45 21 39,75 258,833 15086

185 286 BARAN TEMEL 12 26 8 24,00 3 1 2,75 2 0 2,00 5 0 5,00 3 0 3,00 4 2 3,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 43 14 39,50 258,140 15118

186 0 EGE AÇİL 12 20 16 16,00 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 3 3 2,25 5 0 5,00 1 5 -0,25 4 1 3,75 3 3 2,25 48 36 39,00 257,930 15197

187 0 MELİN GÜRAY 12 27 11 24,25 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 2 3,50 1 0 1,00 44 19 39,25 257,383 15343

188 0 SELİN MERAL 12 22 12 19,00 3 1 2,75 1 2 0,50 2 2 1,50 3 1 2,75 11 0 11,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 44 22 38,50 255,840 15584

189 0 KORAY UCUN 12 18 16 14,00 4 0 4,00 2 2 1,50 3 1 2,75 3 1 2,75 13 1 12,75 43 21 37,75 254,185 15823

190 0 YASER YAVUZ 12 24 13 20,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 0 4 -1,00 2 3 1,25 2 2 1,50 44 26 37,50 252,623 15955

191 0 İLYAS SALGIN 12 17 5 15,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 3 1 2,75 14 5 12,75 1 2 0,50 1 0 1,00 41 15 37,25 252,508 15974

192 0 NİSA MERİÇ 12 27 13 23,75 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 4 4,00 1 4 0,00 2 4 1,00 0 4 -1,00 3 3 2,25 48 42 37,50 252,253 16038

193 368 ÖZLEM SENA AKGÖZ 12 22 16 18,00 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 2 1 1,75 7 2 6,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 43 26 36,50 249,890 16222

194 411 EDANUR ÖRGÜN 12 28 10 25,50 2 3 1,25 1 3 0,25 1 2 0,50 4 1 3,75 2 0 2,00 1 4 0,00 3 0 3,00 42 23 36,25 248,280 16429

195 409 EYLÜL NAZ YÜKSEL 12 21 17 16,75 4 1 3,75 1 3 0,25 3 1 2,75 3 1 2,75 6 1 5,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 2 0,50 3 2 2,50 43 32 35,00 245,663 16751

196 0 TUANA DEFNE ÇİFTÇİ 12 26 10 23,50 2 0 2,00 1 2 0,50 3 2 2,50 1 1 0,75 6 3 5,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 40 20 35,00 244,665 16821



12 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

SINIF: 12

KATILIMLAR

197 0 AZRA TUANA CEYLAN 12 20 10 17,50 1 1 0,75 1 1 0,75 2 0 2,00 14 2 13,50 38 14 34,50 243,915 16947

198 0 İMDAT EFE ÜLKER 12 18 20 13,00 0 4 -1,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 4 0 4,00 17 4 16,00 1 5 -0,25 1 4 0,00 1 3 0,25 45 43 34,25 243,745 16967

199 0 BEYZA TOPRAK 12 27 11 24,25 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 2 2 1,50 3 5 1,75 40 23 34,25 242,283 17161

200 2170 ALİ ŞAHİN 12 22 9 19,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 3 6 1,50 2 2 1,50 39 20 34,00 242,173 17220

201 0 BERKE ERDEN 12 19 16 15,00 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 10 5 8,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 42 33 33,75 241,955 17259

202 0 ARDA YAPAKÇI 12 25 13 21,75 1 4 0,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 10 2 9,50 0 1 -0,25 3 4 2,00 0 7 -1,75 1 0 1,00 43 36 34,00 241,903 17279

203 0 M YAĞIZ ÇEŞMEBAŞI 12 22 13 18,75 2 3 1,25 4 0 4,00 3 0 3,00 4 1 3,75 3 1 2,75 38 18 33,50 240,733 17410

204 0 MUHAMMED ALİ DENİZ 12 12 6 10,50 2 1 1,75 4 0 4,00 4 1 3,75 2 2 1,50 11 3 10,25 35 13 31,75 236,520 17804

205 0 NİSANUR PELVAN 12 22 15 18,25 3 2 2,50 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 3 3,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 38 25 31,75 235,493 17878

206 336 YUSUF GÜLTEKİN 12 19 15 15,25 1 4 0,00 2 2 1,50 4 0 4,00 4 0 4,00 2 7 0,25 1 0 1,00 1 2 0,50 2 2 1,50 3 2 2,50 39 34 30,50 232,308 18209

207 0 ELİF AŞIK 12 21 15 17,25 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 2 1 1,75 1 3 0,25 1 0 1,00 34 25 27,75 223,603 18881

208 0 BUSENUR KARAGÖZ 12 21 12 18,00 2 2 1,50 2 1 1,75 1 4 0,00 3 0 3,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 33 25 26,75 220,445 19186

209 0 YAĞMUR YÜCEKAYA 12 23 11 20,25 0 2 -0,50 0 3 -0,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 33 25 26,75 220,163 19206

210 0 EYLÜL KARABULUT 12 20 6 18,50 1 0 1,00 2 1 1,75 1 2 0,50 1 0 1,00 4 5 2,75 0 3 -0,75 0 4 -1,00 2 2 1,50 31 23 25,25 215,840 19588

211 195 AZRA ÇEBİ 12 18 10 15,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 3 0 3,00 6 4 5,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 29 19 24,25 213,230 19764

212 0 ECEM ŞANLI 12 20 15 16,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 2 2 1,50 1 5 -0,25 0 1 -0,25 2 4 1,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 33 37 23,75 211,623 19804

213 760 BERKAY AKDEMİR 12 18 9 15,75 2 0 2,00 2 1 1,75 5 2 4,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 27 15 23,25 210,138 19893

214 0 BUKET DOĞAN 12 18 18 13,50 3 1 2,75 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 1 6 -0,50 0 2 -0,50 31 32 23,00 209,685 19937

215 0 HASRET YEŞİLYURT 12 20 16 16,00 1 3 0,25 2 3 1,25 3 2 2,50 3 1 2,75 29 25 22,75 208,625 20006

216 0 NİGARNUR KIRCI 12 21 16 17,00 1 3 0,25 2 3 1,25 5 0 5,00 2 2 1,50 0 9 -2,25 0 2 -0,50 31 35 22,25 206,985 20103

217 533 ALEYNA ÖNER 12 16 23 10,25 1 2 0,50 2 3 1,25 6 7 4,25 1 1 0,75 2 4 1,00 2 3 1,25 3 3 2,25 33 46 21,50 205,778 20162

218 261 BEYZA TEKİN 12 17 17 12,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 2 1 1,75 3 3 2,25 1 2 0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 27 27 20,25 201,558 20315

219 324 SERRA SEVİNÇ 12 16 14 12,50 2 2 1,50 1 2 0,50 1 2 0,50 4 9 1,75 2 1 1,75 1 2 0,50 1 1 0,75 28 33 19,75 200,140 20366

220 0 CEREN AVCI 12 21 15 17,25 1 4 0,00 0 4 -1,00 2 3 1,25 2 1 1,75 0 4 -1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 28 33 19,75 199,463 20452

221 26 ENES KARA 12 18 13 14,75 2 1 1,75 1 2 0,50 2 2 1,50 1 3 0,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 26 26 19,50 199,003 20515

222 1781 SARP SALLAYICI 12 17 16 13,00 2 2 1,50 1 3 0,25 2 3 1,25 3 1 2,75 2 7 0,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 28 38 18,50 196,170 20644

223 0 YAĞIZ EFE ÜNER 12 18 20 13,00 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 27 39 17,25 192,405 20945

224 0 SUDENAZ ALTAŞ 12 14 22 8,50 2 3 1,25 2 3 1,25 2 1 1,75 3 2 2,50 5 12 2,00 0 1 -0,25 28 44 17,00 192,225 20965



12 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

SINIF: 12

KATILIMLAR

225 0 BEGÜM KARATAY 12 12 28 5,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 7 23 1,25 2 8 0,00 2 5 0,75 3 4 2,00 2 4 1,00 36 84 15,00 186,800 21249

226 0 FURKAN SEZER 12 12 8 10,00 12 8 10,00 170,900 22073

227 0 MUSTAFA FIRAT NERDAN12 11 19 6,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 15 25 8,75 167,643 22309

228 0 SELÇUK DEHA NERDAN12 7 13 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 1 3 0,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 14 37 4,75 155,788 22818

229 5115 HELİN ERDOĞAN 12 4 5 2,75 2 3 1,25 2 3 1,25 1 0 1,00 1 3 0,25 3 17 -1,25 1 7 -0,75 14 38 4,50 155,233 22860

230 55 MERT YAZOĞL U 12 0 0 0,00
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12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 0 GAMZE KOCAKAYA 12A 36 4 35,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 30 0 30,00 8 2 7,50 5 2 4,50 6 1 5,75 6 0 6,00 111 9 108,75 466,525 162

2 210 DORUK UÇAK 12A 33 5 31,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 30 0 30,00 9 1 8,75 3 4 2,00 6 1 5,75 6 0 6,00 106 11 103,25 450,238 530

3 0 DOĞA KISA 12A 32 7 30,25 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 30 0 30,00 8 2 7,50 5 2 4,50 5 2 4,50 6 0 6,00 105 14 101,50 445,198 669

4 0 DAMLA TUNUS 12A 36 4 35,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 29 1 28,75 9 1 8,75 3 4 2,00 7 0 7,00 6 0 6,00 105 15 101,25 443,825 791

5 0 SEVGİ FEREOĞLU 12A 35 5 33,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 29 1 28,75 9 1 8,75 4 3 3,25 5 2 4,50 6 0 6,00 104 16 100,00 440,163 934

6 697 AYŞE İREM KASAP 12A 37 2 36,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 29 1 28,75 10 0 10,00 4 3 3,25 4 3 3,25 4 2 3,50 103 16 99,00 436,635 985

7 0 ÖZLEM UZUN 12A 33 6 31,50 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 28 2 27,50 9 1 8,75 5 2 4,50 7 0 7,00 6 0 6,00 102 15 98,25 435,320 1064

8 693 BORA SALTIK 12A 35 5 33,75 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 29 1 28,75 8 2 7,50 4 3 3,25 5 2 4,50 5 0 5,00 102 16 98,00 434,083 1124

9 2100 ZEYNEP KARGACI 12A 35 3 34,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 26 0 26,00 5 0 5,00 3 2 2,50 5 2 4,50 5 0 5,00 98 8 96,00 427,948 1497

10 700 MURAT ASAF AYDIN 12A 36 4 35,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 26 2 25,50 5 1 4,75 4 3 3,25 6 1 5,75 5 1 4,75 98 16 94,00 421,880 1813

11 807 CEYLİN IŞIK 12A 34 6 32,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 28 1 27,75 10 0 10,00 3 3 2,25 4 2 3,50 5 1 4,75 98 18 93,50 420,565 1916

12 204 DEVRAN GÜLKAN 12A 34 4 33,00 2 3 1,25 2 0 2,00 5 0 5,00 4 0 4,00 27 1 26,75 9 1 8,75 3 4 2,00 6 1 5,75 5 1 4,75 97 15 93,25 419,825 1976

13 0 ELİF BETÜL SÜRÜCÜ 12A 32 7 30,25 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 27 1 26,75 8 0 8,00 4 2 3,50 6 1 5,75 5 1 4,75 97 17 92,75 418,733 2054

14 219 BEYZA ELMAS 12A 34 5 32,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 27 2 26,50 7 2 6,50 3 3 2,25 4 3 3,25 5 1 4,75 97 19 92,25 416,748 2175

15 204 METEHAN AYDIN 12A 34 3 33,25 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 25 2 24,50 5 2 4,50 1 4 0,00 4 3 3,25 5 1 4,75 93 15 89,25 407,533 2552

16 1074 GÖKÇE AKTAŞ 12A 31 8 29,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 25 4 24,00 8 1 7,75 5 2 4,50 3 4 2,00 5 1 4,75 94 23 88,25 405,195 2658

17 682 SUĞRA EVRENSEL 12A 33 7 31,25 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 25 2 24,50 8 0 8,00 1 5 -0,25 5 2 4,50 5 1 4,75 93 20 88,00 404,058 2757

18 24 DELFİN BALCI 12A 34 6 32,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 26 1 25,75 6 3 5,25 1 2 0,50 3 2 2,50 3 1 2,75 91 17 86,75 399,990 3023

19 19 MUSTAFA EMRE İPEK 12A 31 9 28,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 23 2 22,50 5 3 4,25 4 2 3,50 5 0 5,00 6 0 6,00 90 20 85,00 395,543 3121

20 1950 ALEYNA BEKTAŞ 12A 34 4 33,00 1 2 0,50 4 0 4,00 5 0 5,00 4 0 4,00 22 2 21,50 7 2 6,50 2 4 1,00 5 1 4,75 5 1 4,75 89 16 85,00 394,830 3162

21 882 EMİRE ELİF ERSÖZ 12A 30 10 27,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 24 4 23,00 4 2 3,50 4 3 3,25 6 0 6,00 5 1 4,75 90 23 84,25 393,420 3264

22 223 SILA AKSOY 12A 33 7 31,25 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 0 4,00 21 3 20,25 6 1 5,75 3 4 2,00 5 1 4,75 5 0 5,00 88 20 83,00 389,068 3435

23 1083 MUSTAFA BECERİK 12A 29 11 26,25 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 26 3 25,25 7 2 6,50 3 3 2,25 3 3 2,25 5 1 4,75 88 27 81,25 384,333 3629

24 45 KAAN 12A 32 7 30,25 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 24 4 23,00 7 2 6,50 1 2 0,50 1 3 0,25 82 21 76,75 369,883 4344

25 0 MEŞRA MUŞTU 12A 31 9 28,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 18 4 17,00 8 1 7,75 1 0 1,00 2 3 1,25 3 2 2,50 81 21 75,75 367,218 4564

26 0 SİYAMİ MERT ATAK 12A 29 4 28,00 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 23 3 22,25 3 3 2,25 3 2 2,50 5 2 4,50 3 2 2,50 80 21 74,75 364,485 4733

27 211 ELİF BERRA ŞENTÜRK 12A 34 6 32,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 20 2 19,50 2 1 1,75 1 5 -0,25 3 3 2,25 2 4 1,00 79 24 73,00 358,355 5221

28 15 İKRA GİRİT 12A 30 8 28,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 21 1 20,75 6 1 5,75 2 2 1,50 2 4 1,00 2 1 1,75 78 21 72,75 358,235 5241



12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

SINIF: 12A

KATILIMLAR

29 0 BEREN BECEREN 12A 29 7 27,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 17 3 16,25 5 0 5,00 3 3 2,25 4 1 3,75 4 1 3,75 75 21 69,75 349,493 5866

30 261 BİLAL FURKAN ERGİN 12A 31 7 29,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 18 2 17,50 1 0 1,00 4 3 3,25 4 2 3,50 4 1 3,75 73 19 68,25 344,733 6265

31 184 ALPEREN DEMİR 12A 28 9 25,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 23 2 22,50 6 1 5,75 0 3 -0,75 1 2 0,50 73 21 67,75 343,248 6385

32 5474 BUĞRA KUŞ 12A 29 10 26,50 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 13 1 12,75 7 0 7,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 0 4,00 72 20 67,00 341,205 6543

33 0 BARAN EFE YENİ 12A 29 7 27,25 1 3 0,25 2 2 1,50 5 0 5,00 23 1 22,75 3 0 3,00 2 3 1,25 3 3 2,25 3 1 2,75 71 20 66,00 338,028 6774

34 5226 CANKUT NEGİŞ 12A 33 7 31,25 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 14 2 13,50 2 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 70 17 65,75 336,883 6869

35 1272 NAZ YÜKSEL 12A 30 9 27,75 2 2 1,50 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 15 3 14,25 2 2 1,50 2 2 1,50 3 4 2,00 6 0 6,00 71 25 64,75 334,318 7076

36 1088 SELİN ERSÖZ 12A 32 7 30,25 3 1 2,75 2 2 1,50 22 1 21,75 5 0 5,00 0 6 -1,50 3 3 2,25 3 2 2,50 70 22 64,50 332,988 7166

37 285 EFE KIVANÇ AVCILAR 12A 32 8 30,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 11 4 10,00 5 2 4,50 3 2 2,50 4 2 3,50 70 23 64,25 332,555 7246

38 0 MUHAMMED SAİD DERE12A 29 10 26,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 18 6 16,50 4 3 3,25 2 3 1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 72 32 64,00 332,085 7322

39 1039 MELİKE ERAĞCA 12A 29 9 26,75 2 3 1,25 2 2 1,50 1 3 0,25 3 1 2,75 22 3 21,25 7 1 6,75 2 4 1,00 3 3 2,25 1 3 0,25 72 32 64,00 331,943 7341

40 0 NURBAHAR ŞAKAR 12A 30 8 28,00 5 0 5,00 5 0 5,00 16 1 15,75 4 0 4,00 0 5 -1,25 2 2 1,50 6 0 6,00 68 16 64,00 331,890 7380

41 361 FURKAN BATI 12A 31 9 28,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 12 8 10,00 0 1 -0,25 3 3 2,25 4 3 3,25 4 2 3,50 70 30 62,50 327,373 7711

42 2250 MUSTAFA FAİK ORHAN 12A 29 8 27,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 11 1 10,75 1 0 1,00 2 0 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 64 10 61,50 324,380 7992

43 286 BATUHAN DEMİRELLİ 12A 28 7 26,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 20 4 19,00 3 2 2,50 1 5 -0,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 68 26 61,50 324,358 8011

44 0 MEHMET ALİ BEKGÖZ 12A 30 10 27,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 18 6 16,50 0 1 -0,25 66 19 61,25 323,390 8131

45 461 MEHMET ESAT ALAMUR12A 24 12 21,00 2 2 1,50 2 1 1,75 4 0 4,00 4 1 3,75 19 3 18,25 4 0 4,00 0 4 -1,00 3 2 2,50 5 0 5,00 67 25 60,75 322,995 8174

46 770 RABİA ABLAK 12A 26 12 23,00 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 15 3 14,25 2 0 2,00 1 5 -0,25 4 3 3,25 3 1 2,75 67 27 60,25 321,195 8505

47 280 MERVE ÖZDAMAR 12A 31 6 29,50 1 3 0,25 3 0 3,00 2 1 1,75 4 1 3,75 17 2 16,50 0 1 -0,25 3 3 2,25 3 2 2,50 64 19 59,25 317,280 8979

48 388 EFEKARTAL KILINÇ 12A 24 12 21,00 3 2 2,50 5 0 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 11 2 10,50 6 1 5,75 3 4 2,00 3 2 2,50 4 1 3,75 65 27 58,25 315,515 9097

49 4120 MEHMET KAYRA UYSAL 12A 29 11 26,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 17 11 14,25 0 4 -1,00 2 5 0,75 3 4 2,00 2 4 1,00 69 43 58,25 314,653 9198

50 1276 NEHİR TEYMUR 12A 26 14 22,50 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 3 2 2,50 19 9 16,75 2 3 1,25 0 4 -1,00 5 2 4,50 3 3 2,25 68 41 57,75 313,710 9242

51 56 CANSU YILDIZ 12A 31 7 29,25 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 16 2 15,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 62 17 57,75 312,593 9401

52 9003 ESRA MENEKŞE 12A 26 7 24,25 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 17 2 16,50 0 1 -0,25 0 4 -1,00 2 4 1,00 5 1 4,75 63 24 57,00 311,178 9492

53 5238 HÜLYA BALTA 12A 27 11 24,25 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 4 1 3,75 15 3 14,25 4 0 4,00 1 1 0,75 3 1 2,75 2 4 1,00 64 28 57,00 311,168 9511

54 331 CEREN SAVCI 12A 31 6 29,50 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 2 1 1,75 14 4 13,00 1 0 1,00 60 13 56,75 309,590 9647

55 5372 SALİH KARACA 12A 28 11 25,25 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 10 7 8,25 2 2 1,50 4 1 3,75 1 2 0,50 62 24 56,00 308,068 9850

56 315 DENİZ KURT 12A 23 11 20,25 3 1 2,75 1 1 0,75 3 2 2,50 1 3 0,25 20 2 19,50 5 0 5,00 2 3 1,25 1 2 0,50 3 0 3,00 62 25 55,75 307,923 9890



12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

SINIF: 12A

KATILIMLAR

57 1340 YUSUF KEREM ÖZKAN 12A 30 9 27,75 3 2 2,50 2 1 1,75 3 0 3,00 4 0 4,00 17 2 16,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 60 16 56,00 307,533 9936

58 0 MERT EFE ÜNAL 12A 29 11 26,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 17 3 16,25 1 0 1,00 0 5 -1,25 0 1 -0,25 1 4 0,00 63 29 55,75 306,893 10037

59 217 ÇAĞLAR GÜLERYÜZ 12A 26 8 24,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 15 5 13,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 60 19 55,25 305,805 10177

60 81 ASLI BÜYÜKBÜCE 12A 29 10 26,50 4 1 3,75 2 2 1,50 2 1 1,75 2 1 1,75 17 2 16,50 4 3 3,25 60 20 55,00 304,655 10321

61 0 AZRA NUR MERCAN 12A 32 7 30,25 1 3 0,25 3 2 2,50 5 0 5,00 3 1 2,75 10 2 9,50 1 0 1,00 2 3 1,25 1 4 0,00 3 3 2,25 61 25 54,75 303,553 10405

62 0 BURAK ALTIN 12A 31 8 29,00 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 18 6 16,50 0 4 -1,00 61 25 54,75 303,535 10425

63 504 CEYLİNNAS ALTINTAŞ 12A 31 4 30,00 2 0 2,00 1 1 0,75 4 1 3,75 2 1 1,75 17 3 16,25 57 10 54,50 302,690 10469

64 385 UMUT BOZKAN 12A 29 11 26,25 2 3 1,25 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 15 0 15,00 0 4 -1,00 2 3 1,25 1 5 -0,25 61 28 54,00 301,668 10598

65 2202 BORA TUNCAYA 12A 26 12 23,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 17 3 16,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 59 23 53,25 299,785 10781

66 1212 GÖKÇE TOKUÇ 12A 26 9 23,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 13 3 12,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 0 2,00 56 17 51,75 295,308 11192

67 5477 İREM TURA 12A 25 12 22,00 5 0 5,00 4 0 4,00 3 1 2,75 4 0 4,00 12 4 11,00 2 2 1,50 1 1 0,75 1 3 0,25 57 23 51,25 294,015 11279

68 5468 SENEM ÇETİNKAYA 12A 26 10 23,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 4 1 3,75 3 0 3,00 12 2 11,50 4 0 4,00 1 1 0,75 3 0 3,00 55 15 51,25 293,870 11303

69 1239 İREMGÜL TURHAN 12A 23 13 19,75 2 3 1,25 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 9 3 8,25 1 0 1,00 2 3 1,25 2 0 2,00 5 0 5,00 56 23 50,25 291,518 11484

70 192 NAZAN BÖKE 12A 30 10 27,50 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 7 4 6,00 1 0 1,00 1 2 0,50 1 1 0,75 1 5 -0,25 57 26 50,50 290,975 11570

71 186 ELİF ÇATAK 12A 28 9 25,75 2 2 1,50 2 2 1,50 3 0 3,00 1 0 1,00 14 2 13,50 1 0 1,00 1 3 0,25 3 2 2,50 1 3 0,25 56 23 50,25 290,528 11612

72 4860 ZEYNEP İREM KARARAR12A 30 10 27,50 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 2 3 1,25 13 7 11,25 1 2 0,50 0 5 -1,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 58 32 50,00 289,445 11796

73 114 HÜSNA POLAT 12A 27 9 24,75 2 2 1,50 1 2 0,50 3 1 2,75 5 0 5,00 13 5 11,75 1 4 0,00 2 3 1,25 3 3 2,25 57 29 49,75 289,168 11821

74 2143 AHMET ÇİFTÇİOĞLU 12A 34 6 32,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 7 3 6,25 54 16 50,00 288,775 11863

75 122 MUSTAFA CÖMERTLER 12A 27 12 24,00 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 9 5 7,75 54 18 49,50 288,370 11903

76 803 NEDİM DURUAKAN 12A 22 6 20,50 1 0 1,00 3 0 3,00 5 0 5,00 1 2 0,50 17 1 16,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 1 0 1,00 52 11 49,25 288,170 11925

77 0 YAĞMUR ÜSÜZ 12A 29 10 26,50 4 1 3,75 5 0 5,00 2 1 1,75 3 1 2,75 8 8 6,00 1 0 1,00 1 1 0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 55 23 49,25 287,390 12047

78 404 ELİFSU UĞRAŞ 12A 25 10 22,50 2 2 1,50 2 0 2,00 4 0 4,00 5 0 5,00 7 1 6,75 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 53 20 48,00 284,285 12476

79 11007 OLCAY TUNA SELVİ 12A 21 8 19,00 3 2 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 15 0 15,00 1 5 -0,25 1 5 -0,25 3 1 2,75 52 27 45,25 276,275 13279

80 6 AHMET LATİF ERSİN 12A 28 9 25,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 2 3 1,25 48 13 44,75 273,798 13573

81 193 NAZ KESKİN 12A 30 7 28,25 1 0 1,00 4 0 4,00 4 0 4,00 8 2 7,50 47 9 44,75 273,473 13595

82 71 GÜLSU YILDIZOĞLU 12A 29 9 26,75 1 2 0,50 2 1 1,75 2 3 1,25 1 2 0,50 13 6 11,50 0 3 -0,75 0 2 -0,50 3 1 2,75 51 29 43,75 270,708 13834

83 118 SEBİLE KİREMİTCİ 12A 29 7 27,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 3 1 2,75 9 1 8,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 47 13 43,75 270,613 13856

84 0 SELİM KOŞAR 12A 29 8 27,00 2 3 1,25 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 9 2 8,50 0 5 -1,25 1 3 0,25 1 4 0,00 51 29 43,75 270,575 13875



12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

SINIF: 12A

KATILIMLAR

85 9371 CANSU YAZICI 12A 29 11 26,25 1 1 0,75 4 1 3,75 3 1 2,75 11 3 10,25 0 5 -1,25 1 1 0,75 1 4 0,00 50 27 43,25 269,183 13988

86 625 ZEHRA AZRA YAŞAR 12A 23 11 20,25 2 3 1,25 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 7 5 5,75 1 3 0,25 3 1 2,75 2 0 2,00 48 26 41,50 264,898 14361

87 5380 HAMDİ TÜRK 12A 29 10 26,50 1 4 0,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 0 4,00 5 1 4,75 0 6 -1,50 3 3 2,25 1 3 0,25 49 30 41,50 263,925 14447

88 5427 ZEYNEP SUEDA KUTLU 12A 20 11 17,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 2 1 1,75 16 2 15,50 5 1 4,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 1 2 0,50 47 24 41,00 263,598 14509

89 461 BERKAY ÖZTÜRK 12A 28 12 25,00 3 2 2,50 4 1 3,75 2 2 1,50 4 0 4,00 5 2 4,50 46 19 41,25 263,325 14531

90 2086 DERİN SEVİM 12A 27 12 24,00 2 3 1,25 1 3 0,25 5 0 5,00 3 2 2,50 8 4 7,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 47 27 40,25 260,445 14892

91 3006 RECEP MUCAHİD KAYA 12A 27 10 24,50 4 1 3,75 1 1 0,75 5 0 5,00 4 0 4,00 3 5 1,75 44 17 39,75 258,860 15067

92 9652 BUĞRA TERZİOĞLU 12A 30 6 28,50 0 5 -1,25 4 0 4,00 4 0 4,00 5 2 4,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 44 18 39,50 257,575 15319

93 55 MUHAMMED EMİR ÖZGÜL12A 20 10 17,50 3 0 3,00 2 0 2,00 5 0 5,00 7 3 6,25 0 1 -0,25 3 1 2,75 1 0 1,00 41 15 37,25 252,360 15999

94 389 İREM ŞAHİN 12A 27 7 25,25 2 2 1,50 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 1 3 0,25 1 1 0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 42 20 37,00 250,498 16196

95 0 İNCİ GÖKSU ŞİŞMAN 12A 22 11 19,25 0 4 -1,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 1 2,75 11 7 9,25 0 1 -0,25 1 5 -0,25 2 4 1,00 1 3 0,25 46 40 36,00 248,258 16448

96 0 MURAT ERDİM AKÇALIK12A 24 14 20,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 6 4 5,00 2 3 1,25 1 3 0,25 44 33 35,75 247,360 16588

97 0 NİSA ÖZEN 12A 22 18 17,50 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 10 8 8,00 0 4 -1,00 1 3 0,25 2 0 2,00 46 42 35,50 246,985 16655

98 353 AYSİMA İBİŞ 12A 23 15 19,25 1 3 0,25 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 7 2,25 3 1 2,75 1 2 0,50 1 3 0,25 42 36 33,00 239,298 17568

99 1067 ZEYNEP  ÖZCAN 12A 18 13 14,75 1 1 0,75 1 2 0,50 4 1 3,75 10 3 9,25 3 0 3,00 37 20 32,00 236,843 17759

100 247 NEHİR YAVUZER 12A 23 6 21,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 0 3,00 0 2 -0,50 2 9 -0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 38 23 32,25 236,680 17780

101 205 ÖMER CAN ÖZER 12A 20 11 17,25 1 0 1,00 3 0 3,00 2 2 1,50 3 0 3,00 6 4 5,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 36 19 31,25 234,153 17995

102 26 CANSU ORHAN 12A 28 11 25,25 1 4 0,00 1 4 0,00 2 2 1,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 37 23 31,25 233,133 18101

103 402 ASLI KORKMAZLAR 12A 24 11 21,25 1 3 0,25 1 1 0,75 3 1 2,75 2 1 1,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 33 18 28,50 225,338 18727

104 282 NEŞE KIŞLA 12A 20 12 17,00 1 1 0,75 3 1 2,75 3 0 3,00 5 5 3,75 1 0 1,00 33 19 28,25 225,145 18747

105 0 YASEMİN ARSLAN 12A 21 13 17,75 7 2 6,50 1 3 0,25 2 3 1,25 2 0 2,00 33 21 27,75 223,638 18862

106 9309 ERTUGRUL GÖKSİN 12A 19 17 14,75 3 2 2,50 2 2 1,50 1 1 0,75 3 0 3,00 6 6 4,50 0 1 -0,25 1 5 -0,25 1 5 -0,25 2 3 1,25 38 42 27,50 223,163 18923

107 244 SUDENUR SANCAR 12A 16 20 11,00 5 0 5,00 1 4 0,00 1 4 0,00 2 1 1,75 7 3 6,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 3 3 2,25 36 36 27,00 222,190 18990

108 254 ALEYNA GÜRKAN 12A 24 11 21,25 1 4 0,00 3 0 3,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 2 0,50 31 19 26,25 218,563 19320

109 364 SERRA SERT 12A 22 12 19,00 0 4 -1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 2 2 1,50 5 5 3,75 0 4 -1,00 1 2 0,50 1 2 0,50 33 31 25,25 215,785 19607

110 469 YILDIZ KAZANCİ 12A 16 18 11,50 3 0 3,00 11 6 9,50 1 4 0,00 0 3 -0,75 2 3 1,25 33 34 24,50 214,515 19674

111 0 UMUT ÇİMEN 12A 17 13 13,75 2 1 1,75 1 1 0,75 1 0 1,00 6 1 5,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 29 19 24,25 213,498 19743

112 0 BARTU ÖZEL 12A 0 1 -0,25 3 1 2,75 18 3 17,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 24 10 21,50 207,013 20083



12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

SINIF: 12A

KATILIMLAR

113 106 ESLİN DAĞ 12A 17 11 14,25 0 3 -0,75 3 1 2,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 4 2 3,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 28 26 21,50 205,068 20202

114 397 SAMET BİLGİ 12A 13 10 10,50 2 0 2,00 1 1 0,75 1 0 1,00 2 0 2,00 3 1 2,75 1 0 1,00 1 0 1,00 24 12 21,00 204,135 20230

115 59 BERAT OKUTUCU 12A 17 13 13,75 2 3 1,25 1 1 0,75 1 3 0,25 4 1 3,75 25 21 19,75 199,858 20428

116 9308 BATUHAN ÇALIŞKAN 12A 10 7 8,25 1 4 0,00 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 2 4 1,00 2 4 1,00 2 4 1,00 25 28 18,00 195,408 20711

117 285 SOYKAN KOSİ 12A 12 23 6,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 1 3 0,25 5 0 5,00 6 9 3,75 3 4 2,00 1 3 0,25 1 4 0,00 31 54 17,50 194,128 20822

118 214 ZEYNEP HANCI 12A 18 15 14,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 21 18 16,50 189,998 21084

119 0 ELİFNUR CEYLAN 12A 16 12 13,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 3 0,25 3 0 3,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 21 19 16,25 189,365 21127

120 356 MÜBERRA ELİF İREZ 12A 20 14 16,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 20 18 15,50 186,665 21288

121 110 CANAN CANDAN 12A 13 10 10,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 1 0,75 1 3 0,25 2 4 1,00 1 1 0,75 1 2 0,50 21 25 14,75 185,270 21377

122 99 EMİRHAN BEĞ 12A 15 16 11,00 2 1 1,75 1 2 0,50 1 2 0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 20 28 13,00 179,770 21609

123 639 EMİR YILDIZ 12A 13 13 9,75 2 3 1,25 2 1 1,75 2 3 1,25 2 1 1,75 2 10 -0,50 0 5 -1,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 23 41 12,75 179,138 21635

124 19 AHMET YASİN ÖZGÜR 12A 3 0 3,00 1 3 0,25 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 1 0 1,00 14 8 12,00 177,850 21691

125 56 NAS AÇAR 12A 13 18 8,50 3 1 2,75 1 3 0,25 2 0 2,00 1 5 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 20 32 12,00 177,105 21733

126 40 BUSE YILMAZ 12A 15 13 11,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 17 21 11,75 175,938 21763

127 987 ZEYNEP SUDEM ELİGÜL12A 12 3 11,25 12 3 11,25 174,513 21811

128 42 HESNA NUR ÇINAR 12A 11 13 7,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 1 2 0,50 1 3 0,25 0 4 -1,00 17 25 10,75 173,418 21876

129 1343 YAĞIZ TAŞKIN 12A 12 17 7,75 1 3 0,25 0 5 -1,25 1 3 0,25 2 3 1,25 3 3 2,25 19 34 10,50 172,843 21900

130 43 SILA BATI 12A 12 12 9,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 14 17 9,75 170,275 22155

131 557 MUTLU ALKAN 12A 8 12 5,00 2 3 1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 1 3 0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 16 28 9,00 168,510 22245

132 0 YASİR ÖZER 12A 6 10 3,50 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 1 9 -1,25 0 3 -0,75 15 29 7,75 164,920 22394

133 489 UĞUR * DIN 12A 6 13 2,75 2 3 1,25 1 0 1,00 1 2 0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 14 26 7,50 164,363 22444

134 266 İLKİM ÇAKMAK 12A 9 7 7,25 0 1 -0,25 9 8 7,00 162,188 22584

135 776 TANERCAFER ARAL 12A 9 21 3,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 4 6 2,50 0 3 -0,75 14 33 5,75 158,878 22693



12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

SINIF: 12A

KATILIMLAR
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12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 724 YİĞİT SELİM KARA 12B 38 2 37,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 30 0 30,00 9 1 8,75 6 1 5,75 7 0 7,00 5 1 4,75 115 5 113,75 481,350 23

2 715 ERCE ERTEN 12B 36 4 35,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 30 0 30,00 9 1 8,75 5 2 4,50 6 1 5,75 6 0 6,00 112 8 110,00 470,300 84

3 717 ALPEREN KORKMAZ 12B 38 2 37,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 30 0 30,00 9 1 8,75 6 1 5,75 6 1 5,75 6 0 6,00 111 8 109,00 467,005 122

4 720 DAMLA ÇEVLİKLİ 12B 35 5 33,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 30 0 30,00 8 2 7,50 5 2 4,50 6 1 5,75 6 0 6,00 110 10 107,50 462,913 259

5 722 ERİM SEVEN 12B 36 4 35,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 28 2 27,50 9 1 8,75 6 1 5,75 5 2 4,50 6 0 6,00 110 10 107,50 462,750 278

6 732 RÜZGAR YALÇIN 12B 36 4 35,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 29 1 28,75 9 1 8,75 5 2 4,50 6 0 6,00 6 0 6,00 109 10 106,50 459,740 300

7 743 ATA EFE GENÇ 12B 35 5 33,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 29 0 29,00 8 1 7,75 4 3 3,25 6 1 5,75 6 0 6,00 106 12 103,00 449,273 550

8 721 YİĞİT SAVAŞ 12B 34 6 32,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 29 1 28,75 9 1 8,75 4 3 3,25 5 1 4,75 5 1 4,75 106 13 102,75 448,590 570

9 742 METE DİRİK 12B 34 6 32,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 30 0 30,00 9 1 8,75 3 4 2,00 6 1 5,75 5 1 4,75 106 14 102,50 447,825 589

10 0 GAMZE AZAN 12B 34 6 32,50 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 30 0 30,00 8 2 7,50 3 4 2,00 7 0 7,00 6 0 6,00 104 16 100,00 440,375 914

11 739 AYBÜKE İREM DAL 12B 34 6 32,50 1 4 0,00 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 30 0 30,00 9 1 8,75 5 2 4,50 5 2 4,50 6 0 6,00 103 17 98,75 436,600 1004

12 716 ALPEREN APTİOĞULLARI12B 32 8 30,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 28 2 27,50 9 1 8,75 4 3 3,25 5 2 4,50 6 0 6,00 100 20 95,00 425,550 1602

13 744 KERİM ELMAS 12B 33 7 31,25 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 30 0 30,00 8 2 7,50 4 3 3,25 5 2 4,50 5 1 4,75 100 20 95,00 425,338 1623

14 254 NERMİN BIÇKICI 12B 35 4 34,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 3 1 2,75 28 1 27,75 7 2 6,50 3 4 2,00 5 1 4,75 5 1 4,75 99 16 95,00 424,940 1645

15 38 ÖZGÜR YILMAZ 12B 33 7 31,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 26 3 25,25 10 0 10,00 2 3 1,25 4 2 3,50 6 0 6,00 99 17 94,75 424,513 1666

16 248 ÖMER ZENGİN 12B 31 9 28,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 27 3 26,25 9 1 8,75 2 5 0,75 6 1 5,75 5 1 4,75 99 21 93,75 421,838 1832

17 267 BERKE BİRCAN 12B 35 5 33,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 28 0 28,00 2 0 2,00 3 4 2,00 4 3 3,25 6 0 6,00 97 13 93,75 421,188 1871

18 737 SUDE NUR KOYUNCU 12B 31 8 29,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 27 2 26,50 9 1 8,75 4 3 3,25 4 2 3,50 5 1 4,75 98 19 93,25 420,305 1935

19 1322 UĞUR UZUN 12B 35 4 34,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 25 1 24,75 6 2 5,50 3 4 2,00 5 2 4,50 4 2 3,50 95 18 90,50 411,290 2404

20 361 ALİ MURAT GÜNEYTEPE12B 28 9 25,75 4 1 3,75 4 0 4,00 2 1 1,75 4 0 4,00 28 2 27,50 9 1 8,75 4 3 3,25 5 1 4,75 5 1 4,75 93 19 88,25 405,678 2598

21 316 ZEHRA ARAÇ 12B 35 3 34,25 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 17 3 16,25 6 1 5,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 77 11 74,25 361,793 4918

22 28 ESLİN ZEYNEP ÇELİK 12B 34 3 33,25 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 17 4 16,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 3 0 3,00 76 11 73,25 359,073 5160

23 240 MİRAY BEK 12B 34 5 32,75 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 19 6 17,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 78 20 73,00 358,553 5202

24 250 GÖKHAN GEZERİM 12B 27 9 24,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 18 5 16,75 1 1 0,75 4 2 3,50 4 1 3,75 5 1 4,75 75 22 69,50 349,153 5907

25 261 ECE IRMAK ALTAY 12B 30 4 29,00 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 4 0 4,00 21 1 20,75 5 0 5,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 71 13 67,75 342,915 6406

26 277 RABİA ERDOĞAN 12B 28 11 25,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 20 5 18,75 4 0 4,00 1 0 1,00 1 3 0,25 2 1 1,75 73 23 67,25 341,933 6503

27 1299 SENA KIRAN 12B 29 5 27,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 3 0 3,00 21 3 20,25 2 0 2,00 2 0 2,00 4 2 3,50 4 2 3,50 70 15 66,25 338,828 6691

28 293 HAMZA ÖZGÜN 12B 29 9 26,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 19 1 18,75 3 0 3,00 1 1 0,75 68 15 64,25 332,588 7227



12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

SINIF: 12B

KATILIMLAR

29 420 MAHMUT ESAT GÜMÜŞTEN12B 27 12 24,00 2 2 1,50 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 13 4 12,00 4 2 3,50 1 3 0,25 5 0 5,00 4 2 3,50 69 26 62,50 327,980 7667

30 476 KÜBRA ÇAKIRLAR 12B 28 10 25,50 2 2 1,50 2 1 1,75 3 1 2,75 2 2 1,50 18 4 17,00 0 1 -0,25 3 2 2,50 4 2 3,50 6 0 6,00 68 25 61,75 325,650 7889

31 0 RÜMEYSA KONMAZ 12B 28 9 25,75 3 2 2,50 1 1 0,75 3 2 2,50 5 0 5,00 20 5 18,75 0 2 -0,50 3 3 2,25 1 4 0,00 5 1 4,75 69 29 61,75 325,418 7909

32 329 MELİH TE E 12B 31 9 28,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 19 2 18,50 2 2 1,50 1 4 0,00 1 3 0,25 2 1 1,75 68 28 61,00 322,563 8213

33 2180 İBRAHİM BARAN GÜNGEN12B 28 11 25,25 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 22 4 21,00 2 1 1,75 1 6 -0,50 0 7 -1,75 3 3 2,25 70 38 60,50 321,428 8485

34 492 EMİRHAN ÖZBEK 12B 29 7 27,25 2 3 1,25 2 1 1,75 5 0 5,00 4 0 4,00 16 2 15,50 1 0 1,00 0 4 -1,00 2 2 1,50 4 1 3,75 65 20 60,00 319,828 8624

35 123 SİNEM MUTLU 12B 32 7 30,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 13 3 12,25 1 0 1,00 63 12 60,00 319,308 8701

36 101 NURAY GÜLER 12B 27 12 24,00 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 15 2 14,50 6 1 5,75 64 18 59,50 318,570 8819

37 153 ASLI SENA AKÇAKOÇ 12B 28 8 26,00 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 4 0 4,00 16 2 15,50 4 0 4,00 62 14 58,50 315,290 9120

38 34 ZE NEP EYŞAN BAYRAM12B 34 6 32,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 14 12 11,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 64 27 57,25 310,680 9576

39 298 ŞEYMA GÖKMEN 12B 33 6 31,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 13 11 10,25 2 2 1,50 2 4 1,00 2 3 1,25 65 33 56,75 309,440 9686

40 496 ARDA CÖMERT 12B 26 10 23,50 4 1 3,75 4 1 3,75 1 1 0,75 5 0 5,00 14 0 14,00 1 0 1,00 1 1 0,75 4 1 3,75 60 15 56,25 309,000 9763

41 39 ŞAHAN ALP KIRMAN 12B 30 10 27,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 20 3 19,25 0 2 -0,50 62 23 56,25 308,280 9827

42 2070 BORAN ÇOLAKOĞLU 12B 26 11 23,25 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 15 7 13,25 2 4 1,00 2 3 1,25 3 0 3,00 63 29 55,75 307,553 9916

43 245 AYSUN GÜNER 12B 26 10 23,50 2 2 1,50 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 16 6 14,50 2 3 1,25 1 3 0,25 4 0 4,00 62 27 55,25 306,020 10119

44 0 SADIK ÇAĞ BULUT 12B 30 8 28,00 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 3 1 2,75 11 4 10,00 1 0 1,00 1 3 0,25 2 3 1,25 5 1 4,75 61 24 55,00 304,710 10301

45 75 EREN UTAŞ 12B 28 10 25,50 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 2 2 1,50 17 7 15,25 1 1 0,75 59 23 53,25 299,530 10803

46 484 MEHLİKANUR KURNAZ 12B 32 5 30,75 1 3 0,25 4 1 3,75 3 1 2,75 10 1 9,75 6 0 6,00 56 11 53,25 298,818 10906

47 215 SÜMEYRA SEVER 12B 30 8 28,00 2 3 1,25 3 0 3,00 5 0 5,00 5 0 5,00 9 4 8,00 3 1 2,75 57 16 53,00 298,530 10967

48 64 SİMGE KILIÇ 12B 30 9 27,75 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 9 2 8,50 2 0 2,00 1 1 0,75 2 0 2,00 57 19 52,25 296,298 11119

49 527 EYLÜL BAŞKOR 12B 31 6 29,50 1 2 0,50 2 1 1,75 3 0 3,00 4 1 3,75 12 5 10,75 0 4 -1,00 2 3 1,25 3 1 2,75 58 23 52,25 296,080 11143

50 50 YİĞİT EFE ULUSOY 12B 21 12 18,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 15 4 14,00 2 1 1,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 56 20 51,00 293,710 11323

51 57 ELİF AĞIN 12B 24 12 21,00 0 5 -1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 17 1 16,75 3 1 2,75 2 1 1,75 56 24 50,00 290,340 11669

52 334 MİRAÇ SEYHAN 12B 27 12 24,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 9 3 8,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 0 2,00 55 20 50,00 289,980 11731

53 568 ADA ZEYNEP ATEŞOĞLU12B 27 8 25,00 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 13 2 12,50 1 1 0,75 0 4 -1,00 1 1 0,75 1 3 0,25 55 23 49,25 287,485 12008

54 508 GİZEM YILDIRIM 12B 34 5 32,75 3 2 2,50 1 0 1,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 2 3,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 2 1 1,75 53 15 49,25 286,548 12153

55 456 SENA NUR KOÇ 12B 24 15 20,25 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 11 4 10,00 1 5 -0,25 1 2 0,50 2 2 1,50 56 30 48,50 285,908 12233

56 227 ECE ERDOĞAN 12B 34 6 32,50 3 0 3,00 2 2 1,50 9 3 8,25 4 1 3,75 52 12 49,00 285,755 12272



12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

SINIF: 12B

KATILIMLAR

57 308 EMİRHAN GÜR 12B 25 14 21,50 3 2 2,50 3 0 3,00 3 2 2,50 3 1 2,75 15 7 13,25 2 1 1,75 2 4 1,00 56 31 48,25 285,030 12335

58 397 EFE GÜRBÜZ 12B 21 15 17,25 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 3 1 2,75 16 8 14,00 4 2 3,50 0 6 -1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 58 40 48,00 284,858 12373

59 0 ECEM CEYDA ALİBEYLER12B 24 15 20,25 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 3 2 2,50 12 2 11,50 2 3 1,25 2 4 1,00 3 2 2,50 56 32 48,00 284,518 12414

60 325 FATMA KOŞAR 12B 26 14 22,50 1 4 0,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 14 3 13,25 0 5 -1,25 2 4 1,00 2 3 1,25 57 36 48,00 284,075 12517

61 208 ARDA ÇEVİK 12B 35 3 34,25 2 2 1,50 1 2 0,50 4 0 4,00 3 0 3,00 5 1 4,75 50 8 48,00 282,508 12692

62 298 SULTAN AZRA DURAN 12B 21 15 17,25 2 2 1,50 4 0 4,00 4 1 3,75 3 2 2,50 14 4 13,00 5 0 5,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 54 28 47,00 281,698 12783

63 16 CANAN GÖKDERE * 12B 31 7 29,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 5 3,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 52 19 47,25 280,903 12833

64 2145 ARDA KARAAĞAÇLI 12B 22 11 19,25 4 1 3,75 2 1 1,75 2 3 1,25 3 1 2,75 11 4 10,00 2 3 1,25 1 2 0,50 2 0 2,00 49 26 42,50 267,998 14102

65 284 EGE ESAT 12B 28 6 26,50 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 3 0 3,00 3 2 2,50 1 2 0,50 1 0 1,00 46 13 42,75 267,720 14143

66 9 HÜSEYİN YAMAN 12B 29 10 26,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 45 13 41,75 264,640 14421

67 318 POLEN GÜNGÖRMEZ 12B 21 6 19,50 1 1 0,75 2 1 1,75 3 2 2,50 2 2 1,50 12 8 10,00 1 4 0,00 1 2 0,50 4 2 3,50 47 28 40,00 260,425 14930

68 325 ŞULE İPTAŞ 12B 29 6 27,50 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 4 5 2,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 45 20 40,00 259,235 15025

69 240 EYLEM ÇANTA 12B 26 14 22,50 1 4 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 9 4 8,00 1 5 -0,25 1 4 0,00 2 2 1,50 49 39 39,25 257,660 15281

70 228 TARIK ARIKAN 12B 27 10 24,50 2 3 1,25 1 2 0,50 5 0 5,00 4 0 4,00 5 4 4,00 0 4 -1,00 1 1 0,75 45 24 39,00 256,585 15437

71 1220 DİLARA ÖZDEN 12B 19 8 17,00 4 1 3,75 4 0 4,00 2 0 2,00 4 1 3,75 5 3 4,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 3 2 2,50 43 18 38,50 256,210 15518

72 209 BERAT KAZAN 12B 25 7 23,25 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 7 1 6,75 41 14 37,50 252,228 16057

73 498 PELİN GÜL 12B 28 9 25,75 2 3 1,25 0 3 -0,75 2 3 1,25 3 1 2,75 6 4 5,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 44 27 37,25 251,238 16148

74 195 ESİN ŞEN 12B 23 12 20,00 2 2 1,50 1 1 0,75 3 1 2,75 2 3 1,25 11 4 10,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 43 26 36,50 249,640 16282

75 374 EDESSA YAVUZ 12B 28 10 25,50 2 3 1,25 2 1 1,75 2 2 1,50 3 0 3,00 3 2 2,50 0 4 -1,00 1 3 0,25 2 1 1,75 43 26 36,50 248,955 16346

76 0 CEREN DURGUT 12B 26 13 22,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 4 0 4,00 8 3 7,25 0 1 -0,25 39 19 34,25 242,468 17121

77 0 ELİF DOBRUCA 12B 27 8 25,00 3 2 2,50 1 1 0,75 5 5 3,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 39 19 34,25 242,195 17182

78 2123 DURU BALKAN 12B 23 17 18,75 1 4 0,00 1 1 0,75 4 1 3,75 3 1 2,75 5 5 3,75 1 5 -0,25 4 2 3,50 1 1 0,75 43 37 33,75 241,648 17302

79 221 HAYAT UŞAR 12B 27 7 25,25 0 4 -1,00 2 2 1,50 3 1 2,75 7 6 5,50 39 20 34,00 241,398 17365

80 509 ENES ÖÇAL 12B 15 15 11,25 5 0 5,00 3 1 2,75 1 1 0,75 3 0 3,00 8 4 7,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 2 0,50 2 2 1,50 40 28 33,00 240,338 17433

81 1080 BEYZA BÜKER 12B 23 14 19,50 0 4 -1,00 3 0 3,00 4 1 3,75 2 2 1,50 7 0 7,00 0 2 -0,50 39 23 33,25 239,860 17482

82 544 ÖZGE AKUŞ 12B 22 14 18,50 2 2 1,50 4 0 4,00 5 0 5,00 3 0 3,00 1 0 1,00 37 16 33,00 239,255 17588

83 2158 BİLAL BARAN TOPRAK 12B 20 15 16,25 3 2 2,50 1 2 0,50 2 2 1,50 3 2 2,50 9 3 8,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 39 27 32,25 237,313 17692

84 0 RÜVEYDA NUR KORKMAZ12B 19 19 14,25 0 4 -1,00 3 1 2,75 1 2 0,50 3 2 2,50 10 2 9,50 2 1 1,75 1 0 1,00 39 31 31,25 234,563 17950



12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

SINIF: 12B

KATILIMLAR

85 5319 BARTU KALYONCU 12B 19 11 16,25 2 0 2,00 2 1 1,75 2 0 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 2 3 1,25 1 0 1,00 35 17 30,75 232,843 18124

86 606 EYLEM DİLER 12B 24 16 20,00 2 0 2,00 4 0 4,00 6 5 4,75 36 21 30,75 232,265 18229

87 359 HİLAL GÖKMEN 12B 18 13 14,75 1 3 0,25 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 6 2 5,50 0 3 -0,75 36 24 30,00 230,653 18368

88 5772 M CEVAT ALTUN 12B 19 13 15,75 5 0 5,00 3 1 2,75 2 3 1,25 7 7 5,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 37 28 30,00 230,553 18389

89 236 DİLE  KUYUMCU 12B 25 12 22,00 1 1 0,75 2 1 1,75 0 3 -0,75 4 0 4,00 4 6 2,50 36 23 30,25 230,495 18409

90 19 ELİF ESLEM SEVGİ 12B 22 14 18,50 3 1 2,75 3 1 2,75 2 3 1,25 4 6 2,50 1 0 1,00 1 0 1,00 36 25 29,75 229,520 18462

91 2516 EFE BAYBARS İÇÖZ 12B 21 12 18,00 3 2 2,50 2 3 1,25 1 2 0,50 1 4 0,00 9 6 7,50 1 5 -0,25 0 6 -1,50 2 1 1,75 40 41 29,75 229,505 18481

92 12089 AYŞE ÇAKIR 12B 25 12 22,00 2 1 1,75 4 1 3,75 0 4 -1,00 2 0 2,00 1 8 -1,00 34 26 27,50 222,190 18990

93 200 HAYATNUR KAVÇAKAN 12B 24 15 20,25 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 5 0,75 0 5 -1,25 1 5 -0,25 1 4 0,00 38 43 27,25 221,603 19054

94 0 ELİF AŞIKOĞULLARI 12B 17 20 12,00 2 3 1,25 2 1 1,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 3 2,25 1 1 0,75 1 1 0,75 1 2 0,50 1 0 1,00 35 33 26,75 221,315 19113

95 382 ZEHRA KARATAŞTAN 12B 21 16 17,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 13 -0,25 1 0 1,00 0 6 -1,50 1 2 0,50 1 2 0,50 38 47 26,25 219,045 19295

96 386 ZELİHA YILDIZ 12B 16 4 15,00 3 0 3,00 2 1 1,75 1 0 1,00 3 0 3,00 3 1 2,75 0 3 -0,75 28 9 25,75 217,785 19348

97 463 İPEK KONAR 12B 23 12 20,00 2 0 2,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 3 0 3,00 3 15 -0,75 1 5 -0,25 2 3 1,25 0 4 -1,00 35 40 25,00 214,900 19651

98 117 M SALİH DEMİREL 12B 14 16 10,00 3 2 2,50 3 2 2,50 1 1 0,75 9 4 8,00 1 5 -0,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 32 35 23,25 210,895 19869

99 211 ELİF NUR DEMİRBAŞ 12B 16 10 13,50 1 0 1,00 1 0 1,00 4 0 4,00 1 1 0,75 4 5 2,75 27 16 23,00 209,705 19917

100 378 EMİNE GÜRBÜZ 12B 17 18 12,50 2 3 1,25 3 1 2,75 2 0 2,00 5 0 5,00 1 8 -1,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 31 36 22,00 206,805 20126

101 390 ÖZÜM ÖZMEN 12B 13 13 9,75 2 2 1,50 1 1 0,75 1 3 0,25 3 2 2,50 3 1 2,75 1 0 1,00 2 2 1,50 26 24 20,00 201,343 20336

102 0 NİSA NUR AKBAL 12B 18 16 14,00 0 3 -0,75 2 0 2,00 1 4 0,00 2 0 2,00 5 6 3,50 0 1 -0,25 2 4 1,00 0 5 -1,25 0 4 -1,00 30 43 19,25 198,265 20579

103 189 CANER TOPCU 12B 16 7 14,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 3 0 3,00 21 10 18,50 196,018 20664

104 520 AYSİMA ACAR 12B 17 21 11,75 1 4 0,00 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 0 1,00 28 40 18,00 194,823 20776

105 332 ZEHRA ORUÇ 12B 10 10 7,50 2 0 2,00 2 1 1,75 1 0 1,00 6 1 5,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 21 15 17,25 193,090 20922

106 34 EMİRHAN ÖCEBE 12B 17 17 12,75 1 2 0,50 5 6 3,50 1 3 0,25 0 4 -1,00 1 4 0,00 25 36 16,00 188,633 21171

107 178 İPEK TOPCU 12B 11 3 10,25 1 1 0,75 2 2 1,50 2 0 2,00 2 4 1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 18 13 14,75 185,183 21396

108 88 YAHYA YILDIZ 12B 7 12 4,00 2 1 1,75 2 1 1,75 3 1 2,75 3 0 3,00 17 15 13,25 181,495 21549

109 192 SUDENAZ KIRPAR 12B 9 26 2,50 2 2 1,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 4 3 3,25 17 36 8,00 165,835 22367

110 355 BEYZANUR DURMAZ 12B 2 3 1,25 1 2 0,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 9 8 7,00 163,200 22516

111 228 NİLSU KAÇIN 12B 7 3 6,25 1 1 0,75 8 4 7,00 162,328 22561

112 121 MUSTAFA NURHAK UYSAL12B 13 27 6,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 2 8 0,00 1 6 -0,50 1 6 -0,50 21 63 5,25 157,003 22743



12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

SINIF: 12B

KATILIMLAR

113 873 ŞAHAN YURTSEVER 12B 8 31 0,25 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 0 7 -1,75 1 6 -0,50 2 4 1,00 16 61 0,75
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12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 754 KEREM TUFAN 12C 37 3 36,25 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 30 0 30,00 9 1 8,75 7 0 7,00 7 0 7,00 6 0 6,00 115 5 113,75 481,613 4

2 772 UFUK TALHACAN GÜNGÖR12C 37 3 36,25 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 30 0 30,00 10 0 10,00 5 2 4,50 7 0 7,00 6 0 6,00 113 7 111,25 473,963 45

3 744 12C 37 3 36,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 29 1 28,75 8 1 7,75 5 2 4,50 7 0 7,00 6 0 6,00 110 9 107,75 463,393 202

4 780 IRMAK BÜYÜKYAZICI 12C 38 2 37,50 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 28 2 27,50 9 1 8,75 6 1 5,75 5 2 4,50 6 0 6,00 110 9 107,75 463,180 240

5 755 BERKSU HASTÜRK 12C 34 6 32,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 29 1 28,75 8 1 7,75 6 1 5,75 5 1 4,75 6 0 6,00 108 10 105,50 457,045 380

6 751 EDA BORA 12C 36 4 35,00 3 2 2,50 3 0 3,00 5 0 5,00 5 0 5,00 30 0 30,00 9 1 8,75 5 2 4,50 6 1 5,75 5 0 5,00 107 10 104,50 453,650 445

7 773 NURİ ÖZER 12C 34 6 32,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 28 2 27,50 8 0 8,00 6 1 5,75 4 3 3,25 6 0 6,00 105 13 101,75 445,660 649

8 752 SENA SEVİM 12C 35 3 34,25 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 27 1 26,75 8 1 7,75 3 3 2,25 5 1 4,75 4 2 3,50 101 11 98,25 434,683 1083

9 782 ŞEVVAL POYRAZ 12C 33 7 31,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 28 2 27,50 8 2 7,50 5 2 4,50 6 1 5,75 5 1 4,75 102 18 97,50 432,988 1247

10 783 NİLSU SOYLU 12C 34 5 32,75 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 26 2 25,50 8 1 7,75 5 2 4,50 5 2 4,50 6 0 6,00 101 15 97,25 432,038 1307

11 960 NEVAL KÜP 12C 34 6 32,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 26 4 25,00 8 0 8,00 4 3 3,25 6 0 6,00 6 0 6,00 101 16 97,00 431,325 1348

12 774 ERSAN BEKİR DEMİRTAŞ12C 33 7 31,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 26 2 25,50 7 0 7,00 4 3 3,25 5 2 4,50 6 0 6,00 100 15 96,25 429,163 1398

13 759 BORAN ÖZGÜR DİRİOĞLU12C 35 4 34,00 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 26 2 25,50 9 1 8,75 4 3 3,25 6 0 6,00 5 1 4,75 100 16 96,00 428,060 1478

14 757 AYŞENUR YUSUFOĞLU 12C 34 5 32,75 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 29 0 29,00 7 0 7,00 3 3 2,25 5 2 4,50 5 1 4,75 99 14 95,50 426,613 1540

15 224 ELİF KARABULUT 12C 37 3 36,25 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 23 2 22,50 7 0 7,00 4 2 3,50 3 4 2,00 6 0 6,00 98 13 94,75 423,893 1745

16 763 DİLEK BİLGE KAZICI 12C 30 10 27,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 29 1 28,75 8 1 7,75 3 4 2,00 5 2 4,50 5 1 4,75 98 21 92,75 418,980 2015

17 270 MİRAY ELİTAŞ 12C 34 6 32,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 29 1 28,75 8 2 7,50 6 1 5,75 3 3 2,25 3 3 2,25 98 21 92,75 418,290 2094

18 777 ŞEVVAL OPÇİN 12C 33 7 31,25 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 29 1 28,75 9 1 8,75 3 4 2,00 4 3 3,25 4 2 3,50 97 23 91,25 413,863 2282

19 0 GÜLİN GÜLTEKİN 12C 37 3 36,25 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 21 1 20,75 8 0 8,00 3 4 2,00 5 2 4,50 5 1 4,75 95 15 91,25 413,313 2341

20 1200 EYLÜL AVCI 12C 34 6 32,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 20 0 20,00 7 2 6,50 3 3 2,25 4 3 3,25 6 0 6,00 92 16 88,00 403,995 2795

21 762 AHMET EGE SOLCAN 12C 28 12 25,00 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 28 2 27,50 8 2 7,50 4 3 3,25 5 2 4,50 6 0 6,00 94 26 87,50 403,550 2855

22 765 BÜŞRA EYLÜL BAHAR 12C 28 12 25,00 3 2 2,50 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 29 0 29,00 9 1 8,75 3 4 2,00 5 1 4,75 3 2 2,50 93 23 87,25 402,615 2935

23 776 İREM NUR DURMAZOĞLU12C 33 7 31,25 4 1 3,75 1 3 0,25 5 0 5,00 4 1 3,75 25 2 24,50 9 1 8,75 3 4 2,00 4 3 3,25 5 1 4,75 93 23 87,25 401,833 2956

24 758 EKİN ERGÜR 12C 32 8 30,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 26 1 25,75 3 1 2,75 2 4 1,00 5 2 4,50 5 0 5,00 89 20 84,00 392,200 3343

25 769 GÜLCE YILDIZ 12C 33 7 31,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 13 1 12,75 8 2 7,50 6 1 5,75 5 2 4,50 5 1 4,75 87 17 82,75 388,443 3457

26 281 İREM İLHAN 12C 33 7 31,25 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 3 1 2,75 23 1 22,75 3 1 2,75 2 3 1,25 4 2 3,50 5 1 4,75 85 17 80,75 382,183 3721

27 277 ÖYKÜ ÖKLÜK 12C 30 9 27,75 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 23 4 22,00 7 1 6,75 3 4 2,00 2 4 1,00 5 0 5,00 86 24 80,00 380,313 3899

28 608 ÇİĞDEM TOSUN 12C 35 5 33,75 0 4 -1,00 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 17 4 16,00 8 1 7,75 2 4 1,00 3 3 2,25 6 0 6,00 84 22 78,50 375,053 4202



12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

SINIF: 12C

KATILIMLAR

29 2081 ECE İDİL ÇETİNKAYA 12C 29 5 27,75 1 1 0,75 3 0 3,00 5 0 5,00 3 0 3,00 23 0 23,00 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 5 1 4,75 79 11 76,25 369,068 4403

30 1138 FURKAN EFE ERYİĞİT 12C 28 12 25,00 3 2 2,50 4 1 3,75 2 0 2,00 5 0 5,00 26 2 25,50 6 0 6,00 1 5 -0,25 3 3 2,25 3 2 2,50 81 27 74,25 363,165 4813

31 0 SUDE CAN 12C 29 8 27,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 24 1 23,75 2 0 2,00 2 1 1,75 74 12 71,00 352,980 5633

32 577 CESUR SARITAŞ 12C 30 7 28,25 1 3 0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 3 0 3,00 20 2 19,50 2 0 2,00 3 3 2,25 4 2 3,50 3 2 2,50 73 21 67,75 343,263 6366

33 766 ALPEREN İNCEHASAN 12C 24 12 21,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 26 4 25,00 5 5 3,75 3 4 2,00 2 5 0,75 3 3 2,25 77 39 67,25 342,565 6425

34 52 ŞAFAK DİNÇKAN 12C 29 6 27,50 4 0 4,00 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 13 1 12,75 2 0 2,00 1 2 0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 69 12 66,00 337,975 6794

35 272 EYLÜL YALÇIN 12C 26 12 23,00 2 1 1,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 23 1 22,75 3 1 2,75 2 4 1,00 3 3 2,25 3 1 2,75 72 27 65,25 336,305 6931

36 551 EMİR KABİL TEKİN 12C 29 8 27,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 22 2 21,50 1 1 0,75 68 15 64,25 332,555 7246

37 5382 BEYZA NUR ÖZDEMİR 12C 26 9 23,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 19 0 19,00 3 1 2,75 1 1 0,75 4 2 3,50 3 2 2,50 68 17 63,75 331,708 7418

38 307 FATMA BETÜL GÜNEŞ 12C 32 5 30,75 4 0 4,00 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 15 5 13,75 2 4 1,00 1 4 0,00 3 1 2,75 68 22 62,50 326,903 7751

39 271 MELİKE GÜLTEKİN 12C 32 8 30,00 5 0 5,00 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 11 2 10,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 5 0 5,00 66 15 62,25 326,295 7851

40 71 SERHAT ÇEVİK 12C 30 9 27,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 18 5 16,75 1 1 0,75 1 1 0,75 2 2 1,50 67 22 61,50 324,243 8032

41 27 ARZU ARICAN 12C 30 10 27,50 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 18 2 17,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 66 18 61,50 324,215 8051

42 1317 TEZCAN NAMUK 12C 31 2 30,50 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 12 5 10,75 3 0 3,00 0 6 -1,50 2 4 1,00 4 1 3,75 67 22 61,50 323,895 8090

43 1096 ALPEREN ACAY 12C 27 11 24,25 1 1 0,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 0 4,00 20 6 18,50 6 3 5,25 1 4 0,00 1 5 -0,25 3 3 2,25 69 37 59,75 319,373 8681

44 34 HASAN SOYER 12C 31 8 29,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 13 11 10,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 66 25 59,75 318,745 8780

45 549 İREM MARANGOZ 12C 31 8 29,00 2 2 1,50 4 0 4,00 1 4 0,00 3 1 2,75 16 4 15,00 1 1 0,75 1 3 0,25 3 2 2,50 3 3 2,25 65 28 58,00 313,590 9299

46 7 SUDE KARACA 12C 35 4 34,00 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 10 3 9,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 62 15 58,25 313,465 9318

47 50 RODA DİLMAN 12C 32 7 30,25 5 0 5,00 3 0 3,00 4 1 3,75 4 0 4,00 12 4 11,00 60 12 57,00 310,208 9619

48 1030 UMUT DEMİROĞLU 12C 24 11 21,25 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 1 2,75 14 2 13,50 3 1 2,75 1 3 0,25 2 1 1,75 4 1 3,75 60 24 54,00 302,548 10491

49 218 ZEYNEP TAŞDEMİR 12C 30 7 28,25 1 4 0,00 1 1 0,75 5 0 5,00 3 0 3,00 18 3 17,25 58 15 54,25 302,163 10533

50 0 ÇAĞATAY DENİZ SÖZEN12C 25 13 21,75 2 3 1,25 3 0 3,00 2 3 1,25 4 1 3,75 19 3 18,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 2 1 1,75 57 31 49,25 287,918 11966

51 1088 IRMAK AKY ÜZ 12C 29 10 26,50 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 10 1 9,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 0 2,00 54 19 49,25 287,400 12028

52 1207 HİLMİ BEKTAŞ 12C 33 7 31,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 51 9 48,75 285,163 12316

53 303 PELİN RANA YILDIZ 12C 29 8 27,00 2 0 2,00 1 1 0,75 4 1 3,75 3 2 2,50 13 3 12,25 52 15 48,25 284,205 12497

54 557 EMİR ELİTAŞ 12C 26 10 23,50 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 7 1 6,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 4 1 3,75 53 20 48,00 284,065 12536

55 0 SAHRA KIYICI 12C 28 12 25,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 6 4 5,00 1 0 1,00 51 20 46,00 277,710 13171

56 279 ÖZER TOPCU 12C 29 9 26,75 1 4 0,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 1 2,75 9 0 9,00 0 4 -1,00 2 4 1,00 0 3 -0,75 52 26 45,50 275,903 13363



12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

SINIF: 12C

KATILIMLAR

57 304 SELİN SENA YILDIZ 12C 30 5 28,75 1 1 0,75 4 0 4,00 4 1 3,75 7 1 6,75 1 0 1,00 47 8 45,00 274,203 13548

58 2138 CENKER AYVAZ 12C 29 11 26,25 0 5 -1,25 5 0 5,00 2 3 1,25 3 1 2,75 6 7 4,25 1 5 -0,25 3 4 2,00 4 1 3,75 53 37 43,75 270,933 13792

59 447 PINAR YARAY 12C 26 14 22,50 1 3 0,25 2 1 1,75 4 1 3,75 2 2 1,50 9 3 8,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 4 2 3,50 50 27 43,25 269,900 13916

60 588 DENİZ ERİM ÇAKAN 12C 16 8 14,00 0 1 -0,25 0 4 -1,00 3 0 3,00 22 2 21,50 1 3 0,25 2 3 1,25 4 2 3,50 48 23 42,25 267,975 14121

61 248 EDA KURT 12C 22 11 19,25 2 0 2,00 1 1 0,75 3 1 2,75 2 1 1,75 10 2 9,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 4 1 3,75 46 23 40,25 261,223 14690

62 545 SUDENAZ GEÇENE 12C 25 3 24,25 1 1 0,75 1 1 0,75 4 1 3,75 7 1 6,75 1 2 0,50 2 0 2,00 41 9 38,75 255,973 15543

63 481 MUHAMMET BAYRAM 12C 22 14 18,50 5 0 5,00 4 0 4,00 3 0 3,00 3 1 2,75 3 5 1,75 1 0 1,00 1 2 0,50 1 2 0,50 2 3 1,25 45 27 38,25 255,200 15691

64 263 CEREN ÖZEN 12C 27 10 24,50 2 3 1,25 2 1 1,75 5 0 5,00 3 1 2,75 4 2 3,50 0 1 -0,25 43 18 38,50 255,075 15713

65 0 ŞERİFE ÖZGE ÖZKÖK 12C 20 10 17,50 2 0 2,00 2 0 2,00 2 2 1,50 3 0 3,00 9 4 8,00 1 0 1,00 1 3 0,25 2 0 2,00 1 2 0,50 43 21 37,75 253,840 15864

66 238 CEREN ÇETİN 12C 27 10 24,50 1 2 0,50 2 2 1,50 5 0 5,00 3 1 2,75 4 4 3,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 43 20 38,00 253,605 15909

67 407 ŞEVİN SADIK 12C 23 12 20,00 2 3 1,25 1 0 1,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 3 4,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 42 22 36,50 249,680 16263

68 983 KERİM EFE TAVUKÇU 12C 25 10 22,50 4 1 3,75 5 0 5,00 1 2 0,50 3 2 2,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 40 16 36,00 247,825 16491

69 1715 AZRA KİF 12C 26 13 22,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 1 6 -0,50 0 1 -0,25 42 24 36,00 247,753 16510

70 277 ZEHRANUR TOPÇU 12C 24 13 20,75 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 6 5 4,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 2 0 2,00 44 33 35,75 247,378 16550

71 122 RÜMEYSA ELAGÖZ 12C 28 10 25,50 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 42 24 36,00 247,375 16569

72 0 NEHİR GÜREŞCİ 12C 28 9 25,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 39 13 35,75 246,618 16696

73 294 MELİKE YAŞAR 12C 22 14 18,50 0 5 -1,25 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 9 2 8,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 43 31 35,25 246,060 16729

74 623 ŞEMAİL OCAK 12C 20 16 16,00 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 3 0 3,00 6 0 6,00 40 20 35,00 245,620 16771

75 245 AYŞE CEYDA ÇAKIR 12C 25 7 23,25 2 2 1,50 3 0 3,00 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 39 16 35,00 244,648 16841

76 0 ZEYNEP KARAN 12C 22 9 19,75 2 2 1,50 1 1 0,75 5 0 5,00 3 0 3,00 5 3 4,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 39 18 34,50 243,633 17024

77 312 ŞEVVAL ZORLU 12C 23 13 19,75 1 3 0,25 2 1 1,75 3 0 3,00 5 0 5,00 6 1 5,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 40 22 34,50 243,583 17045

78 281 GAMZE AYTEN 12C 23 13 19,75 3 1 2,75 2 2 1,50 1 3 0,25 3 2 2,50 7 2 6,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 40 24 34,00 242,153 17239

79 466 ELİF HOBAN 12C 21 12 18,00 2 1 1,75 1 0 1,00 3 1 2,75 3 1 2,75 7 1 6,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 38 17 33,75 241,615 17321

80 250 KEREM ÇALIŞKAN 12C 26 10 23,50 2 3 1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 1 2 0,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 1 0 1,00 1 2 0,50 38 25 31,75 234,860 17905

81 201 AYŞENUR YÜCEL 12C 26 9 23,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 3 1 2,75 6 4 5,00 36 18 31,50 234,043 18017

82 262 EFE MERT DENİZER 12C 24 10 21,50 1 2 0,50 2 0 2,00 1 2 0,50 2 2 1,50 4 3 3,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 36 26 29,50 228,305 18551

83 0 PINAR GÜNDÜZ 12C 27 12 24,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 3 0,25 1 0 1,00 5 5 3,75 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 2 1,50 38 35 29,25 227,225 18589

84 273 DERYA YÖRÜK 12C 21 13 17,75 1 4 0,00 1 2 0,50 5 0 5,00 4 0 4,00 1 3 0,25 1 0 1,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 35 26 28,50 225,763 18683



12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

SINIF: 12C

KATILIMLAR

85 1127 ARDA BÜKER 12C 23 9 20,75 2 1 1,75 3 1 2,75 3 0 3,00 31 11 28,25 224,618 18793

86 938 FATMA ENGİN 12C 21 7 19,25 2 1 1,75 2 1 1,75 3 0 3,00 2 3 1,25 1 4 0,00 1 0 1,00 32 16 28,00 224,058 18817

87 263 EMRE DENİZER 12C 19 13 15,75 1 2 0,50 4 1 3,75 1 0 1,00 4 0 4,00 3 3 2,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 34 27 27,25 222,268 18971

88 426 DENİZ KESKİNSİN 12C 21 11 18,25 1 2 0,50 2 0 2,00 2 2 1,50 3 1 2,75 3 4 2,00 32 20 27,00 221,168 19133

89 5149 YUSUF İSLAM KAYA 12C 20 13 16,75 2 3 1,25 2 2 1,50 2 0 2,00 2 1 1,75 5 8 3,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 34 33 25,75 217,568 19372

90 224 CANSU AVKIRAN 12C 20 8 18,00 2 1 1,75 1 3 0,25 1 1 0,75 3 1 2,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 30 17 25,75 217,415 19412

91 323 İBRAHİM YUSUF ÖZDEN12C 20 16 16,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 6 3,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 34 35 25,25 216,135 19547

92 354 GÜLSE GÜLAYDI 12C 18 19 13,25 3 2 2,50 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 5 5 3,75 33 33 24,75 215,023 19631

93 230 MEDİNE KUYUMCU 12C 13 14 9,50 1 1 0,75 2 0 2,00 2 2 1,50 4 1 3,75 2 4 1,00 0 1 -0,25 24 23 18,25 195,870 20685

94 454 BERİVAN ACAR 12C 16 16 12,00 1 3 0,25 0 3 -0,75 2 1 1,75 1 1 0,75 2 2 1,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 23 28 16,00 188,780 21151

95 0 İLAYDA CERAN 12C 15 13 11,75 1 2 0,50 0 5 -1,25 0 2 -0,50 3 1 2,75 3 3 2,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 23 32 15,00 185,753 21354

96 237 GÜLİN BEYZA AKSAKAL 12C 17 22 11,50 1 4 0,00 0 4 -1,00 3 2 2,50 1 2 0,50 22 34 13,50 181,295 21571

97 5 ARDA İŞLEK 12C 15 14 11,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 3 -0,75 0 3 -0,75 0 3 -0,75 1 0 1,00 17 27 10,25 171,440 21993

98 801 B E N S U O R A K 12C 12 14 8,50 2 1 1,75 0 4 -1,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 6 -0,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 18 32 10,00 171,105 22034

99 253 DİDEM YEŞİLDAĞ 12C 10 15 6,25 0 3 -0,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 1 7 -0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 13 32 5,00 156,308 22795

100 86 AHMET EREN KOÇER 12C 6 18 1,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 4 -1,00 2 2 1,50 1 4 0,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 3 3 2,25 14 39 4,25 154,730 22889

101 0 BATUHAN AKTAŞ 12C 9 31 1,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 1 7 -0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 11 52 -2,00 135,798 23201

102 61 AYŞEGÜL EKİN 12C 5 18 0,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 2 3 1,25 2 14 -1,50 0 2 -0,50 1 4 0,00 1 5 -0,25 0 3 -0,75 12 58 -2,50 134,345 23225

103 0 *  L IU B  U* 12C 5 35 -3,75 3 2 2,50 1 4 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 6 24 0,00 1 9 -1,25 2 5 0,75 1 2 0,50 22 88 0,00

104 1141 SEDANUR ÖZKAN 12C 4 26 -2,50 0 4 -1,00 0 2 -0,50 1 4 0,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 10 46 -1,50
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12D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 809 FERHAN SENA AKAR 12D 36 3 35,25 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 28 1 27,75 8 1 7,75 5 2 4,50 6 1 5,75 5 1 4,75 108 9 105,75 457,383 361

2 797 AYŞE NERGİS TURAN 12D 33 7 31,25 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 29 1 28,75 10 0 10,00 6 1 5,75 5 2 4,50 5 1 4,75 105 15 101,25 444,313 730

3 814 POYRAZ ŞENSES 12D 34 6 32,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 28 2 27,50 9 1 8,75 5 2 4,50 7 0 7,00 5 1 4,75 105 15 101,25 444,200 751

4 801 ÖNCÜ KILIÇ 12D 32 8 30,00 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 29 0 29,00 6 3 5,25 3 4 2,00 4 3 3,25 5 1 4,75 97 20 92,00 416,340 2196

5 78 POLAT AKTAŞ 12D 34 6 32,50 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 27 3 26,25 8 2 7,50 0 2 -0,50 4 2 3,50 5 1 4,75 95 18 90,50 411,395 2385

6 303 BEGÜM ACAR 12D 34 6 32,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 27 0 27,00 4 1 3,75 4 2 3,50 3 3 2,25 5 1 4,75 94 16 90,00 409,995 2468

7 862 MUKADDES AKIN 12D 34 6 32,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 23 6 21,50 8 1 7,75 3 4 2,00 5 2 4,50 5 1 4,75 95 23 89,25 407,760 2514

8 1191 EMİR BURHAN YILDIZ 12D 29 7 27,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 26 2 25,50 3 2 2,50 2 5 0,75 6 0 6,00 4 2 3,50 86 21 80,75 382,733 3676

9 1073 FURKAN KUMRU 12D 30 10 27,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 24 3 23,25 1 0 1,00 1 5 -0,25 6 1 5,75 4 2 3,50 84 23 78,25 375,100 4182

10 29 ELİF SUBAŞ 12D 31 9 28,75 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 25 1 24,75 6 2 5,50 0 2 -0,50 1 4 0,00 2 2 1,50 83 22 77,50 372,353 4295

11 1135 BERK AYBERK 12D 33 7 31,25 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 19 3 18,25 6 1 5,75 3 3 2,25 4 3 3,25 5 1 4,75 82 24 76,00 367,868 4505

12 313 TAYFUN SAROVA 12D 31 9 28,75 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 3 2 2,50 21 5 19,75 5 1 4,75 1 5 -0,25 4 3 3,25 4 2 3,50 81 29 73,75 361,248 4994

13 224 SEFA ATAY 12D 30 9 27,75 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 3 2 2,50 25 0 25,00 1 1 0,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 71 17 66,75 339,988 6606

14 1141 İREM KARANFİL 12D 32 6 30,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 18 7 16,25 2 2 1,50 1 3 0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 73 28 66,00 337,565 6819

15 20 IRMAK ÜNSAL 12D 33 7 31,25 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 17 2 16,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 2 1 1,75 2 0 2,00 69 18 64,50 332,848 7185

16 1054 MİNEL İYİSÖZLÜ 12D 31 8 29,00 3 2 2,50 1 3 0,25 4 1 3,75 3 2 2,50 17 2 16,50 2 0 2,00 1 5 -0,25 1 3 0,25 5 1 4,75 68 27 61,25 323,395 8112

17 51 NAGİHAN NUR DOLUCA12D 32 8 30,00 2 3 1,25 4 0 4,00 2 2 1,50 3 2 2,50 19 4 18,00 3 0 3,00 65 19 60,25 320,055 8585

18 1001 HAYRUNNİSA GÜL 12D 29 11 26,25 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 19 5 17,75 3 1 2,75 1 5 -0,25 2 3 1,25 3 1 2,75 68 35 59,25 317,673 8917

19 1116 AYLA ORUÇOĞLU 12D 31 7 29,25 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 3 0 3,00 10 1 9,75 1 1 0,75 3 1 2,75 1 5 -0,25 5 0 5,00 63 20 58,00 313,658 9280

20 1326 URAL EGE DOĞAN 12D 31 8 29,00 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 10 5 8,75 0 4 -1,00 1 5 -0,25 4 2 3,50 4 2 3,50 64 31 56,25 308,375 9807

21 99 FATİH ORUÇ 12D 30 6 28,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 1 3 0,25 1 0 1,00 3 0 3,00 57 11 54,25 302,300 10513

22 392 NİSA AKGÜN 12D 24 12 21,00 1 3 0,25 2 0 2,00 5 0 5,00 2 2 1,50 15 3 14,25 1 1 0,75 3 1 2,75 3 0 3,00 56 22 50,50 292,040 11415

23 112 ARDA ZENGİN 12D 23 16 19,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 19 9 16,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 56 39 46,25 279,175 12947

24 468 MUSTAFA ASLANTAŞ 12D 26 11 23,25 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 3 4 2,00 0 1 -0,25 3 3 2,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 49 23 43,25 269,713 13957

25 281 FATIMA SİRKECİ 12D 23 6 21,50 5 0 5,00 1 1 0,75 2 3 1,25 3 0 3,00 7 0 7,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 3 0,25 2 0 2,00 45 15 41,25 263,900 14467

26 200 DAMLA ÇELİK 12D 30 6 28,50 1 1 0,75 1 0 1,00 12 7 10,25 1 0 1,00 45 14 41,50 263,665 14488

27 665 ARİF SEVİM 12D 25 7 23,25 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 3 0 3,00 2 5 0,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 3 0 3,00 44 20 39,00 256,838 15396

28 0 EMRE ÖZER 12D 24 8 22,00 3 2 2,50 1 2 0,50 4 1 3,75 3 0 3,00 7 5 5,75 1 1 0,75 1 2 0,50 44 21 38,75 256,215 15499



12D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

SINIF: 12D

KATILIMLAR

29 350 ELİF AKÇAY 12D 30 9 27,75 2 3 1,25 1 2 0,50 4 0 4,00 2 2 1,50 39 16 35,00 244,093 16925

30 644 CAN POLAT ÖZEROL 12D 24 11 21,25 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 37 15 33,25 239,653 17523

31 0 BİLAL KAAN OKYAY 12D 22 9 19,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 2 0 2,00 10 2 9,50 0 4 -1,00 2 5 0,75 1 2 0,50 40 28 33,00 239,103 17612

32 187 NİLSU ALTINCAN 12D 23 9 20,75 1 2 0,50 3 0 3,00 3 1 2,75 4 0 4,00 1 2 0,50 35 14 31,50 234,433 17970

33 252 SİNEM CAN 12D 21 11 18,25 1 1 0,75 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 4 2 3,50 0 1 -0,25 34 20 29,00 227,198 18608

34 5473 KEREM GÜLER 12D 13 3 12,25 3 2 2,50 4 1 3,75 9 4 8,00 0 2 -0,50 0 3 -0,75 2 1 1,75 1 2 0,50 32 18 27,50 223,518 18902

35 993 KARDELEN ÜLKER 12D 21 19 16,25 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 3 2,25 1 5 -0,25 0 2 -0,50 36 43 25,25 216,203 19526

36 360 CEMRE NAZ DURSUN 12D 17 16 13,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 3 0 3,00 5 5 3,75 1 3 0,25 1 4 0,00 2 1 1,75 31 42 20,50 202,300 20289

37 0 NAZ AKSOY 12D 15 15 11,25 2 2 1,50 1 3 0,25 3 1 2,75 0 5 -1,25 21 26 14,50 184,328 21423

38 264 AYFER GÜNSELİ YILMAZ12D 10 28 3,00 2 3 1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 5 13 1,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 27 52 14,00 183,870 21464

39 334 BARIŞ İNAM 12D 2 1 1,75 9 1 8,75 11 2 10,50 173,710 21836

40 192 HAZAL DENİZ 12D 14 22 8,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 18 30 10,50 172,605 21939

41 202 HASRET ÖKLÜ 12D 14 26 7,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 6 -0,50 1 5 -0,25 2 4 1,00 24 57 9,75 170,480 22135

42 0 ONUR ÖZDAMAR 12D 8 11 5,25 1 2 0,50 1 2 0,50 1 0 1,00 2 0 2,00 13 15 9,25 169,253 22178

43 1235 EMİRHAN YILDIZ 12D 13 20 8,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 0 8 -2,00 1 4 0,00 1 0 1,00 18 41 7,75 164,405 22424
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12E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

SINIF: 12E

KATILIMLAR

1 863 FATMA ŞAHİN 12E 36 4 35,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 30 0 30,00 8 2 7,50 5 2 4,50 7 0 7,00 6 0 6,00 111 9 108,75 466,575 143

2 843 EMİRHAN KILIÇ 12E 37 3 36,25 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 29 1 28,75 9 1 8,75 5 2 4,50 6 1 5,75 6 0 6,00 109 11 106,25 458,813 341

3 856 DENİZ ÖZŞAHİN 12E 38 2 37,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 30 0 30,00 7 1 6,75 5 2 4,50 4 2 3,50 4 2 3,50 107 10 104,50 453,175 464

4 857 BEGÜM YARBASAN 12E 36 4 35,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 27 0 27,00 9 1 8,75 6 1 5,75 5 2 4,50 5 0 5,00 106 10 103,50 450,630 511

5 844 BARTU TUNA 12E 35 5 33,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 29 1 28,75 7 3 6,25 5 2 4,50 5 2 4,50 5 1 4,75 105 15 101,25 443,938 771

6 851 MERVE ÇELİK 12E 36 4 35,00 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 29 1 28,75 9 1 8,75 4 3 3,25 5 2 4,50 6 0 6,00 105 15 101,25 443,775 810

7 344 DİLAY ÖZCAN 12E 36 4 35,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 27 2 26,50 9 1 8,75 3 4 2,00 4 2 3,50 6 0 6,00 102 16 98,00 433,870 1183

8 842 ECEM AKMAN 12E 35 5 33,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 28 1 27,75 8 2 7,50 2 5 0,75 6 1 5,75 6 0 6,00 102 17 97,75 433,318 1228

9 832 PINAR TÜZÜN 12E 34 6 32,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 28 2 27,50 9 1 8,75 4 3 3,25 5 2 4,50 5 1 4,75 101 19 96,25 428,950 1437

10 831 BENSU YAŞAR 12E 37 3 36,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 30 0 30,00 8 2 7,50 4 3 3,25 4 3 3,25 5 1 4,75 101 19 96,25 428,413 1459

11 864 EYLÜL BAYIK 12E 36 4 35,00 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 26 4 25,00 8 2 7,50 4 3 3,25 4 1 3,75 5 1 4,75 99 17 94,75 424,065 1725

12 878 ALPER ÖNDER 12E 34 6 32,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 29 1 28,75 9 1 8,75 3 4 2,00 5 2 4,50 3 3 2,25 97 23 91,25 413,700 2302

13 848 BEYZANUR KIR 12E 30 10 27,50 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 29 1 28,75 9 1 8,75 3 4 2,00 6 1 5,75 5 0 5,00 96 22 90,50 412,245 2363

14 1012 CANSU ÇELEBİ 12E 31 8 29,00 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 21 1 20,75 7 1 6,75 2 4 1,00 5 1 4,75 6 0 6,00 89 17 84,75 394,645 3181

15 357 CANSU KAYATÜRK 12E 32 8 30,00 2 3 1,25 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 25 1 24,75 6 2 5,50 2 4 1,00 3 3 2,25 5 1 4,75 88 23 82,25 386,815 3500

16 854 SILA KIRÇIK 12E 30 9 27,75 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 23 2 22,50 7 1 6,75 3 2 2,50 5 2 4,50 5 1 4,75 86 23 80,25 381,218 3804

17 1263 M ERDEM ALTAY 12E 27 6 25,50 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 26 2 25,50 8 0 8,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 5 0 5,00 84 16 80,00 380,525 3880

18 356 FULYA NAZ YÜKSEL 12E 31 9 28,75 2 3 1,25 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 23 2 22,50 6 0 6,00 3 4 2,00 5 2 4,50 5 1 4,75 86 25 79,75 379,558 3942

19 354 AHMET KARADENİZ 12E 34 4 33,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 21 3 20,25 2 3 1,25 5 2 4,50 4 1 3,75 82 16 78,00 373,650 4249

20 1156 CEREN KIZIL 12E 30 6 28,50 4 0 4,00 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 15 3 14,25 5 0 5,00 3 3 2,25 5 1 4,75 5 0 5,00 81 13 77,75 373,580 4268

21 0 YAZ IRMAK BALCI 12E 37 3 36,25 1 1 0,75 1 1 0,75 4 1 3,75 2 2 1,50 24 2 23,50 2 2 1,50 5 1 4,75 4 2 3,50 80 15 76,25 367,953 4467

22 367 ŞEVVAL ŞANLI 12E 32 5 30,75 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 18 3 17,25 3 0 3,00 2 4 1,00 2 4 1,00 6 0 6,00 80 18 75,50 366,333 4628

23 1295 SAMET ALGÜL 12E 32 7 30,25 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 18 2 17,50 1 0 1,00 2 3 1,25 3 2 2,50 5 1 4,75 77 17 72,75 358,113 5260

24 849 BATUHAN ALP ARSLAN 12E 29 6 27,50 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 15 4 14,00 4 1 3,75 3 3 2,25 4 3 3,25 4 2 3,50 77 20 72,00 356,225 5348

25 1172 EFE CEMAL ALKANAT 12E 29 9 26,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 19 7 17,25 4 4 3,00 1 6 -0,50 2 3 1,25 3 3 2,25 73 37 63,75 331,168 7440

26 1052 DİLARA İCLAL ATA 12E 31 6 29,50 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 18 2 17,50 1 0 1,00 0 4 -1,00 3 3 2,25 4 0 4,00 69 22 63,50 330,145 7504

27 5230 NAZLI ALPDEĞER 12E 30 8 28,00 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 3 0 3,00 18 3 17,25 60 14 56,50 308,990 9782

28 5264 NECLA KESKİNSİN 12E 33 7 31,25 4 1 3,75 2 1 1,75 3 2 2,50 4 0 4,00 12 3 11,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 59 15 55,25 304,783 10281



12E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

SINIF: 12E

KATILIMLAR

29 5286 NURİYE SEVDE ERTEN 12E 30 5 28,75 3 1 2,75 3 1 2,75 3 0 3,00 2 0 2,00 11 3 10,25 1 1 0,75 53 11 50,25 290,018 11712

30 1264 MURAT ŞEN 12E 24 7 22,25 5 0 5,00 2 3 1,25 1 0 1,00 2 0 2,00 15 2 14,50 3 0 3,00 52 12 49,00 287,088 12110

31 258 MERVE SEMİZOĞLU 12E 26 8 24,00 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 11 4 10,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 3 1 2,75 1 3 0,25 55 25 48,75 286,205 12212

32 1061 MEDİNE TOPCU 12E 32 6 30,50 3 1 2,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 51 10 48,50 284,495 12434

33 0 ESMA ERBİL 12E 26 13 22,75 1 3 0,25 1 0 1,00 4 1 3,75 5 0 5,00 12 6 10,50 0 1 -0,25 0 5 -1,25 3 4 2,00 3 1 2,75 55 34 46,50 279,613 12906

34 0 ELİF DEMİRÖZ 12E 27 10 24,50 2 2 1,50 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 9 2 8,50 50 16 46,00 277,735 13151

35 5402 ELİF KÜÇÜKARABACI 12E 30 6 28,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 0 3,00 4 0 4,00 3 1 2,75 46 11 43,25 268,910 14010

36 563 IRMAK KOÇ 12E 23 16 19,00 4 1 3,75 3 0 3,00 2 3 1,25 3 2 2,50 9 9 6,75 4 1 3,75 0 4 -1,00 1 5 -0,25 3 0 3,00 52 41 41,75 265,685 14310

37 1023 TİJEN ŞAK R 12E 26 11 23,25 3 1 2,75 4 0 4,00 1 2 0,50 3 0 3,00 6 1 5,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 0 2 -0,50 45 18 40,50 261,338 14632

38 519 AYBERK ELMAS 12E 24 10 21,50 3 2 2,50 4 1 3,75 1 2 0,50 3 0 3,00 6 3 5,25 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 44 19 39,25 257,850 15216

39 356 İLAYDA İCARAL 12E 26 11 23,25 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 7 3 6,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 43 19 38,25 254,523 15738

40 636 MİNEL AYDIN 12E 21 12 18,00 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 6 2 5,50 0 1 -0,25 39 20 34,00 242,330 17142

41 5383 DEMET ŞAKAR 12E 28 11 25,25 2 3 1,25 3 1 2,75 0 4 -1,00 3 2 2,50 4 7 2,25 1 3 0,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 2 3 1,25 44 39 34,25 242,193 17201

42 489 ÖMER KAZAN 12E 24 11 21,25 1 3 0,25 3 1 2,75 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 38 22 32,50 237,348 17673

43 339 BEYZA YAŞAR 12E 28 12 25,00 1 3 0,25 0 5 -1,25 3 2 2,50 4 0 4,00 2 1 1,75 38 23 32,25 236,145 17830

44 52 FATİH AYDEMİR 12E 14 15 10,25 5 0 5,00 2 1 1,75 1 2 0,50 3 1 2,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 28 24 22,00 207,138 20064

45 59 GÖKSU ŞENER 12E 17 14 13,50 2 2 1,50 5 1 4,75 24 17 19,75 199,890 20407

46 66 EMİRHAN ALKAN 12E 20 17 15,75 0 5 -1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 2 2 1,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 27 35 18,25 195,078 20735

47 523 ŞEVVAL ÇELİK 12E 19 7 17,25 1 0 1,00 1 1 0,75 0 3 -0,75 21 11 18,25 194,873 20756

48 333 HÜSNİYE NUR GÜMÜŞ 12E 16 17 11,75 1 3 0,25 1 3 0,25 2 0 2,00 2 3 1,25 4 2 3,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 26 34 17,50 193,263 20882

49 102 İBRAHİM YÜCEL 12E 16 11 13,25 2 1 1,75 1 1 0,75 1 2 0,50 1 0 1,00 0 4 -1,00 1 1 0,75 22 20 17,00 191,648 20991

50 56 HAYRUNİSA DEMİR 12E 13 12 10,00 2 1 1,75 1 1 0,75 2 2 1,50 3 1 2,75 21 17 16,75 191,285 21033

51 73 MELEK BİÇER 12E 12 12 9,00 1 1 0,75 1 2 0,50 2 1 1,75 2 1 1,75 2 3 1,25 20 20 15,00 186,130 21312

52 54 ARZU DURAK 12E 15 16 11,00 1 3 0,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 3 1 2,75 3 7 1,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 3 -0,75 24 38 14,50 184,290 21443

53 362 BEYZANUR TOPCU 12E 17 20 12,00 1 1 0,75 1 1 0,75 1 2 0,50 20 24 14,00 182,720 21494

54 42 YELDANUR DURMUŞ 12E 11 25 4,75 1 3 0,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 17 39 7,25 163,248 22477

55 476 İREM SİRKECİ 12E 9 22 3,50 0 2 -0,50 3 1 2,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 15 32 7,00 162,665 22539

56 67 ZEYNEP SILA KARAKAŞ 12E 12 17 7,75 0 4 -1,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 2 3 1,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 16 37 6,75 161,328 22608



12E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

SINIF: 12E

KATILIMLAR

57 643 BERİL OKUDAN 12E 9 10 6,50 9 10 6,50 160,785 22632

58 729 İKRA NUR AYDIN 12E 11 29 3,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 0 3 -0,75 1 3 0,25 2 4 1,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 17 47 5,25 157,418 22721

59 1161 ROJİN SERVAN 12E 11 25 4,75 1 3 0,25 1 3 0,25 0 5 -1,25 1 3 0,25 1 1 0,75 15 40 5,00 156,483 22770
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12F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 380 ARDA ÖZYÜREK 12F 31 9 28,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 29 1 28,75 8 1 7,75 3 4 2,00 3 3 2,25 5 1 4,75 94 23 88,25 405,138 2677

2 379 CEREN URCAN 12F 35 4 34,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 25 2 24,50 6 0 6,00 1 3 0,25 4 2 3,50 3 1 2,75 88 13 84,75 393,785 3244

3 1280 NİSA KAYA 12F 32 7 30,25 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 17 3 16,25 1 0 1,00 3 3 2,25 4 3 3,25 6 0 6,00 79 19 74,25 362,763 4851

4 521 AKASYA DEMİR 12F 35 5 33,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 22 2 21,50 4 0 4,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 78 15 74,25 361,848 4899

5 1164 DİLEM FİLİZAY 12F 33 7 31,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 16 2 15,50 1 0 1,00 1 2 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 76 16 72,00 355,648 5446

6 1089 SERHAT ÖZVARLIK 12F 29 9 26,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 24 1 23,75 1 3 0,25 1 5 -0,25 5 2 4,50 4 2 3,50 78 27 71,25 354,008 5572

7 1201 EYLÜL İŞCAN 12F 31 9 28,75 4 0 4,00 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 14 2 13,50 2 3 1,25 1 3 0,25 2 3 1,25 65 21 59,75 318,818 8759

8 0 EYÜPHAN KIRIK 12F 26 11 23,25 1 4 0,00 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 19 2 18,50 1 1 0,75 2 3 1,25 0 4 -1,00 3 1 2,75 63 29 55,75 307,463 9955

9 1024 MİRAY COŞTAN 12F 27 3 26,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 12 2 11,50 0 6 -1,50 2 0 2,00 3 3 2,25 55 18 50,50 291,208 11544

10 430 NEHİR TÜRK 12F 34 5 32,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 1 1,75 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 52 14 48,50 284,323 12457

11 349 SÜEDA ÜNAL 12F 32 8 30,00 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 1 4,75 0 1 -0,25 52 15 48,25 283,815 12557

12 1097 ARDA DİNÇ 12F 27 12 24,00 0 4 -1,00 5 0 5,00 1 4 0,00 4 1 3,75 17 5 15,75 1 5 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 56 33 47,75 283,095 12662

13 413 ZEYNEP BEYZA AYDIN 12F 30 10 27,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 8 1 7,75 0 1 -0,25 51 18 46,50 278,845 12988

14 0 ELİF KIZGIN 12F 24 12 21,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 8 3 7,25 3 0 3,00 49 20 44,00 272,150 13644

15 1034 ARDA ÇEŞMELİ 12F 19 12 16,00 3 2 2,50 2 0 2,00 4 1 3,75 4 0 4,00 12 4 11,00 1 1 0,75 2 0 2,00 47 20 42,00 266,870 14253

16 300 YAĞMUR BEKTAŞ 12F 28 10 25,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 1 0 1,00 1 4 0,00 46 22 40,50 261,035 14748

17 5031 HİLAL BEDEL 12F 27 11 24,25 3 2 2,50 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 7 3,25 0 1 -0,25 2 4 1,00 2 1 1,75 48 31 40,25 260,503 14873

18 526 ECEM YÜCEK 12F 25 11 22,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 7 6 5,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 46 25 39,75 259,133 15044

19 380 BUSENAZ GÜLERSÖNMEZ12F 30 7 28,25 4 0 4,00 1 2 0,50 3 0 3,00 1 1 0,75 4 3 3,25 0 1 -0,25 43 14 39,50 257,608 15300

20 5171 AYLİN NİSA ÇILDIR 12F 25 13 21,75 3 2 2,50 4 0 4,00 2 1 1,75 3 1 2,75 4 5 2,75 1 0 1,00 42 22 36,50 249,443 16303

21 5309 NAZMİ CAN DEMİRBAŞ 12F 29 6 27,50 1 1 0,75 3 0 3,00 2 2 1,50 3 2 2,50 2 2 1,50 40 13 36,75 249,410 16322

22 230 MİHRİBAN VEREN 12F 24 13 20,75 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 0 4,00 6 4 5,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 42 29 34,75 244,298 16905

23 463 ELİF KADI 12F 22 11 19,25 3 1 2,75 1 1 0,75 3 1 2,75 5 0 5,00 6 5 4,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 40 22 34,50 243,658 17005

24 275 BAŞAK DOĞAN 12F 24 15 20,25 1 4 0,00 1 3 0,25 5 0 5,00 3 2 2,50 5 5 3,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 2 0 2,00 42 31 34,25 242,903 17073

25 362 HACER ALEYNA ÖZDİLEK12F 24 8 22,00 1 2 0,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 0 3,00 2 0 2,00 36 12 33,00 238,800 17633

26 0 SEREN DUMLU 12F 22 15 18,25 2 3 1,25 2 1 1,75 1 3 0,25 3 2 2,50 6 1 5,75 0 3 -0,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 38 29 30,75 232,533 18185

27 107 ECEM ŞENGÜL 12F 19 20 14,00 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 1 0 1,00 1 2 0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 37 27 30,25 231,625 18299

28 253 ZEYNEP EKİNCİ 12F 20 16 16,00 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 1 1,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 34 28 27,00 221,430 19092



12F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

SINIF: 12F

KATILIMLAR

29 5350 ONURALP ORTA 12F 17 20 12,00 2 3 1,25 1 4 0,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 5 3,75 1 0 1,00 1 5 -0,25 0 1 -0,25 36 39 26,25 219,695 19252

30 431 SADİEREN ÖZDEMİR 12F 19 10 16,50 3 2 2,50 3 1 2,75 1 1 0,75 3 2 2,50 2 3 1,25 31 19 26,25 219,130 19276

31 434 YİĞİT ŞEREMET 12F 20 9 17,75 1 4 0,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 5 3 4,25 31 21 25,75 217,458 19392

32 485 SAFA YILMAZ 12F 19 18 14,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 2 3 1,25 0 4 -1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 33 31 25,25 216,430 19482

33 402 NİLAY DEMİRCİ 12F 17 18 12,50 0 3 -0,75 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 1 3 0,25 26 30 18,50 196,245 20624

34 129 OLCAY AKDENİZ 12F 17 11 14,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 5 9 2,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 26 32 18,00 194,458 20801

35 5449 HACER TAŞDAN 12F 12 19 7,25 3 1 2,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 4 10 1,50 25 33 16,75 191,643 21010

36 5175 YETER TOPÇU 12F 15 22 9,50 1 4 0,00 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 10 0,50 27 42 16,50 190,595 21057

37 235 ÖMER ENİS ANAR 12F 17 19 12,25 1 1 0,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 4 6 2,50 1 0 1,00 24 31 16,25 189,523 21108

38 317 İREM ACAR 12F 15 21 9,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 2 1 1,75 2 0 2,00 3 3 2,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 23 30 15,50 187,523 21202

39 382 OSMAN BERKE SEVİN 12F 8 8 6,00 3 1 2,75 2 0 2,00 13 9 10,75 173,685 21855

40 748 YUNUS EMRE ULUFER 12F 11 12 8,00 1 2 0,50 1 1 0,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 15 18 10,50 172,650 21920

41 671 ÖMERCANYILMAZ 12F 7 5 5,75 0 3 -0,75 3 1 2,75 1 1 0,75 3 4 2,00 1 6 -0,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 15 24 9,00 168,373 22264

42 5079 ÖZNUR ORHAN 12F 10 28 3,00 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 16 49 3,75 152,945 22933

43 474 DENİZ DALKIRAN 12F 8 32 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 5 21 -0,25 2 5 0,75 0 7 -1,75 2 4 1,00 22 84 1,00
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12G SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

SINIF: 12G

KATILIMLAR

1 1273 NEHİR DOLDURUR 12G 36 4 35,00 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 27 3 26,25 7 1 6,75 4 2 3,50 4 2 3,50 6 0 6,00 101 14 97,50 432,420 1269

2 1035 ARDA ERTAŞ 12G 29 10 26,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 29 1 28,75 8 1 7,75 4 3 3,25 5 2 4,50 5 1 4,75 95 23 89,25 408,590 2493

3 1279 NİSA ILGIN İNCE 12G 37 2 36,50 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 22 0 22,00 5 0 5,00 2 1 1,75 5 2 4,50 5 0 5,00 91 8 89,00 406,485 2576

4 0 BEKİR TALHA TÜRK 12G 34 5 32,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 29 1 28,75 7 1 6,75 3 4 2,00 3 4 2,00 5 1 4,75 94 22 88,50 405,363 2638

5 1232 İBRAHİM TUNÇ 12G 30 10 27,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 3 0 3,00 26 2 25,50 4 1 3,75 1 6 -0,50 3 1 2,75 3 0 3,00 82 23 76,25 368,910 4424

6 1110 ASLI İPÇİ 12G 35 5 33,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 3 0 3,00 16 3 15,25 6 1 5,75 1 4 0,00 4 3 3,25 5 1 4,75 79 22 73,50 359,903 5042

7 1102 A SAMET BAYRAKÇEKEN12G 25 8 23,00 0 3 -0,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 22 3 21,25 1 1 0,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 2 3,50 75 19 70,25 351,655 5683

8 1100 ABDÜLKADİR KIZILCA 12G 30 7 28,25 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 3 1 2,75 20 2 19,50 4 2 3,50 2 1 1,75 4 0 4,00 74 15 70,25 350,853 5724

9 1095 ALPER BATU YİKAR 12G 31 9 28,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 21 3 20,25 2 3 1,25 4 1 3,75 3 3 2,25 75 25 68,75 346,178 6117

10 1244 KEREM KAĞITÇI 12G 32 6 30,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 0 3,00 16 3 15,25 3 1 2,75 1 5 -0,25 4 2 3,50 4 1 3,75 74 22 68,50 345,185 6204

11 515 EBRAR DALKIRAN 12G 33 3 32,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 16 3 15,25 2 1 1,75 69 9 66,75 339,393 6648

12 1168 EBRAR KUŞOĞLU 12G 28 4 27,00 1 1 0,75 1 1 0,75 3 0 3,00 4 0 4,00 18 2 17,50 2 0 2,00 3 0 3,00 3 1 2,75 63 9 60,75 322,185 8328

13 454 BÜŞRA YİĞİT 12G 34 4 33,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 14 5 12,75 64 13 60,75 321,175 8524

14 573 BİRKAN ÇUBUK 12G 28 9 25,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 10 2 9,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 57 16 53,00 298,723 10927

15 456 YAVUZ BURAK İLHAN 12G 30 8 28,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 6 9 3,75 0 4 -1,00 0 1 -0,25 3 0 3,00 53 27 46,25 278,105 13090

16 1241 KAYA SONAD KARABAŞ 12G 23 13 19,75 1 4 0,00 4 0 4,00 3 1 2,75 3 0 3,00 16 4 15,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 4 0,00 2 2 1,50 53 31 45,25 276,128 13321

17 0 BEDİRHAN AYDAR 12G 29 5 27,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 4 2 3,50 0 1 -0,25 47 12 44,00 271,263 13733

18 5367 AYŞEGÜL TAHMAZ 12G 29 6 27,50 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 3 3 2,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 44 14 40,50 260,705 14830

19 601 İLAYDA AKSU 12G 27 10 24,50 0 5 -1,25 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 8 4 7,00 45 22 39,50 258,105 15138

20 562 BUSE CIBIRLI 12G 24 7 22,25 1 2 0,50 2 1 1,75 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 42 12 39,00 256,878 15377

21 0 BURAK BALABAN 12G 22 14 18,50 3 2 2,50 4 1 3,75 1 4 0,00 3 0 3,00 11 0 11,00 44 21 38,75 256,620 15417

22 1388 BURCU AKPINAR 12G 27 6 25,50 1 3 0,25 2 2 1,50 5 0 5,00 4 0 4,00 3 5 1,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 43 19 38,25 254,210 15784

23 470 IRMAK GİR 12G 27 12 24,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 7 0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 45 28 38,00 253,690 15887

24 621 FURKAN BERK İLHAN 12G 24 15 20,25 3 2 2,50 1 3 0,25 4 1 3,75 4 0 4,00 7 4 6,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 44 27 37,25 251,883 16121

25 0 ZEYNEP AKDENİZ 12G 28 9 25,75 2 1 1,75 1 0 1,00 3 1 2,75 4 1 3,75 38 12 35,00 244,353 16883

26 776 GÜLNUR BİNGÖL 12G 25 12 22,00 4 0 4,00 2 2 1,50 3 2 2,50 1 3 0,25 5 2 4,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 40 25 33,75 241,025 17389

27 443 FERİHA GÜNDOĞDU 12G 20 19 15,25 1 3 0,25 3 2 2,50 1 2 0,50 3 2 2,50 8 2 7,50 1 0 1,00 1 0 1,00 38 30 30,50 232,168 18250

28 650 ESİLYA SEN 12G 13 3 12,25 2 3 1,25 1 4 0,00 4 0 4,00 4 0 4,00 7 4 6,00 2 0 2,00 33 14 29,50 229,498 18500



12G SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

SINIF: 12G

KATILIMLAR

29 467 ARDA FELEK 12G 20 20 15,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 4 2,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 37 34 28,50 226,230 18639

30 5289 ŞEBNEM GÜLBİRAZ 12G 20 9 17,75 0 4 -1,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 2 2 1,50 32 18 27,50 222,743 18947

31 442 EMİNE GÜNDOĞDU 12G 15 19 10,25 1 3 0,25 3 0 3,00 1 3 0,25 4 1 3,75 5 1 4,75 1 0 1,00 30 27 23,25 210,923 19847

32 57 SİMGE AYKUNU 12G 11 13 7,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 3 0 3,00 0 5 -1,25 0 2 -0,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 18 36 9,00 168,223 22286
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12H SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

SINIF: 12H

KATILIMLAR

1 1008 GÖKBERK ŞENER 12H 35 4 34,00 4 1 3,75 1 1 0,75 5 0 5,00 5 0 5,00 19 7 17,25 5 1 4,75 3 4 2,00 6 1 5,75 6 0 6,00 89 19 84,25 392,565 3304

2 1330 YAĞIZ ÖZYURT 12H 37 3 36,25 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 3 1 2,75 19 6 17,50 4 0 4,00 1 5 -0,25 4 3 3,25 6 0 6,00 87 19 82,25 386,043 3523

3 1016 FEYZA NUR YİNANÇ 12H 34 6 32,50 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 25 3 24,25 4 0 4,00 0 1 -0,25 3 4 2,00 5 1 4,75 85 18 80,50 381,145 3823

4 1000 AHMET KARAASLAN 12H 32 7 30,25 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 24 3 23,25 1 1 0,75 4 3 3,25 1 5 -0,25 2 2 1,50 78 25 71,75 354,933 5505

5 0 ELİF NİRA GÜÇ 12H 33 6 31,50 0 5 -1,25 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 17 2 16,50 5 1 4,75 3 3 2,25 5 1 4,75 4 1 3,75 77 22 71,50 354,265 5530

6 1142 BERRA ALPARSLAN 12H 29 11 26,25 1 2 0,50 1 0 1,00 4 1 3,75 25 4 24,00 8 2 7,50 1 5 -0,25 3 2 2,50 4 2 3,50 76 29 68,75 346,443 6021

7 1163 MERVE ATSIZ 12H 31 4 30,00 3 2 2,50 3 1 2,75 2 0 2,00 3 1 2,75 17 1 16,75 3 0 3,00 3 3 2,25 4 1 3,75 3 2 2,50 72 15 68,25 344,555 6304

8 1041 BURCU DEMİRTAŞ 12H 30 8 28,00 1 4 0,00 4 0 4,00 1 4 0,00 5 0 5,00 16 3 15,25 5 0 5,00 2 5 0,75 3 4 2,00 4 1 3,75 71 29 63,75 331,145 7459

9 1320 TUANA JERAL 12H 31 6 29,50 1 4 0,00 2 1 1,75 3 2 2,50 4 0 4,00 15 2 14,50 1 0 1,00 2 4 1,00 6 1 5,75 4 2 3,50 69 22 63,50 330,345 7484

10 1174 BENGİSU BUÇUKÇU 12H 32 8 30,00 4 1 3,75 1 2 0,50 3 2 2,50 3 1 2,75 18 4 17,00 3 0 3,00 1 2 0,50 1 2 0,50 3 1 2,75 69 23 63,25 329,265 7548

11 517 AYDAN DÜVENCİ 12H 31 7 29,25 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 11 5 9,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 58 17 53,75 300,553 10699

12 472 SUDENAZ DEMİR 12H 28 8 26,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 9 5 7,75 1 0 1,00 55 15 51,25 293,435 11345

13 1076 DİLASA KARATAŞ 12H 29 9 26,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 11 3 10,25 0 1 -0,25 0 4 -1,00 2 1 1,75 3 2 2,50 57 27 50,25 290,408 11650

14 0 SUDEGÜL SAYGI 12H 34 6 32,50 2 3 1,25 2 0 2,00 4 1 3,75 5 0 5,00 6 3 5,25 53 13 49,75 288,020 11945

15 1335 YASİN YER 12H 26 8 24,00 3 2 2,50 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 1 1,75 4 0 4,00 2 3 1,25 3 3 2,25 3 3 2,25 52 24 46,00 278,030 13109

16 510 HALİL EMRE DIRAK 12H 29 10 26,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 5 2 4,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 50 16 46,00 277,505 13193

17 1098 ARDA EKER 12H 25 11 22,25 4 1 3,75 2 2 1,50 1 3 0,25 4 0 4,00 12 3 11,25 0 5 -1,25 1 1 0,75 2 2 1,50 51 28 44,00 272,028 13685

18 444 BEREN KAVAK 12H 26 13 22,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 2 3 1,25 7 5 5,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 49 28 42,00 265,923 14286

19 590 YÜKSEL DENİZ MERT 12H 23 13 19,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 0 3,00 8 7 6,25 1 0 1,00 45 25 38,75 256,498 15475

20 462 HÜSEYİN UMUT POLAT 12H 24 11 21,25 4 1 3,75 2 1 1,75 3 2 2,50 3 0 3,00 8 5 6,75 0 2 -0,50 44 22 38,50 255,488 15630

21 193 GÖKSU YÜKSEL 12H 30 5 28,75 2 1 1,75 1 1 0,75 4 1 3,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 40 9 37,75 252,258 16019

22 609 BEREN SU ÇALIŞKAN 12H 28 12 25,00 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 6 8 4,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 45 33 36,75 249,745 16242

23 0 FURKAN GÖREN 12H 17 18 12,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 35 27 28,25 225,670 18703

24 0 İSMAİ  KAĞAN YALÇIN 12H 21 12 18,00 2 3 1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 3 1 2,75 2 2 1,50 0 4 -1,00 32 27 25,25 215,875 19568

25 457 TUBA BOY 12H 21 14 17,50 1 1 0,75 1 2 0,50 2 2 1,50 3 1 2,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 30 22 24,50 213,705 19723

26 217 BÜŞRANUR BEDİR 12H 12 10 9,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 16 15 12,25 177,760 21710



12H SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

SINIF: 12H

KATILIMLAR
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12I SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

SINIF: 12I

KATILIMLAR

1 1302 SILA CEMRE TURHAN 12I 35 5 33,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 22 2 21,50 4 1 3,75 1 0 1,00 3 0 3,00 83 10 80,50 380,883 3842

2 0 İBRAHİM ARDA ÖZTÜRK12I 33 6 31,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 2 2 1,50 22 4 21,00 5 1 4,75 1 3 0,25 1 0 1,00 3 0 3,00 81 17 76,75 369,860 4363

3 1162 DİLAY ELİTAŞ 12I 32 5 30,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 24 2 23,50 2 0 2,00 76 8 74,00 361,483 4956

4 1278 NİLSU TURAN 12I 36 3 35,25 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 16 3 15,25 1 0 1,00 68 9 65,75 335,983 6991

5 1087 SAMİ BERK DEMİR 12I 33 5 31,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 16 3 15,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 66 11 63,25 328,918 7570

6 1349 TUBA BOLAT 12I 31 9 28,75 2 3 1,25 5 0 5,00 4 0 4,00 3 1 2,75 16 2 15,50 2 0 2,00 3 0 3,00 66 15 62,25 326,378 7813

7 1047 HAZAL UZGÖR 12I 32 7 30,25 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 15 4 14,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 64 15 60,25 320,013 8605

8 1308 SUDENAZ PEHLİVAN 12I 31 7 29,25 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 14 5 12,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 3 0 3,00 3 3 2,25 65 24 59,00 316,568 9025

9 1348 ZÜMRA GÜLER 12I 28 9 25,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 9 9 6,75 3 3 2,25 3 2 2,50 4 1 3,75 1 3 0,25 64 30 56,50 309,543 9666

10 1032 AFRA DOĞA ÇİL 12I 34 5 32,75 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 12 1 11,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 60 13 56,75 309,108 9743

11 1261 MER EM DEMİR 12I 28 10 25,50 4 1 3,75 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 15 2 14,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 2 1 1,75 61 23 55,25 305,610 10198

12 1267 MÜZEYYEN AYAZ 12I 31 7 29,25 2 1 1,75 2 2 1,50 5 0 5,00 3 0 3,00 14 6 12,50 1 0 1,00 58 16 54,00 301,318 10656

13 1419 SUDENAS ÇİNAR 12I 30 8 28,00 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 3 0 3,00 3 0 3,00 48 9 45,75 276,525 13258

14 0 BURAK YAŞAR 12I 23 15 19,25 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 7 6 5,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 44 32 36,00 248,198 16467

15 994 TAN BİLAL SMITH JR 12I 20 15 16,25 4 1 3,75 0 4 -1,00 5 0 5,00 3 0 3,00 1 2 0,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 33 26 26,50 219,878 19231

16 948 HÜSNA NİLDA DAYI 12I 20 16 16,00 1 3 0,25 2 1 1,75 1 4 0,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 27 30 19,50 198,780 20557

17 1407 İREM ÖZTÜRK 12I 15 14 11,50 2 2 1,50 2 1 1,75 1 4 0,00 2 0 2,00 1 1 0,75 23 22 17,50 193,355 20863
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12J SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

SINIF: 12J

KATILIMLAR

1 1077 CEMİLE NUR AYDIN 12J 26 10 23,50 3 2 2,50 2 0 2,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 4 3,00 0 1 -0,25 43 18 38,50 255,205 15672

2 5105 MELEK SILA ÇAYLAK 12J 28 6 26,50 1 2 0,50 2 0 2,00 2 1 1,75 3 0 3,00 3 3 2,25 39 12 36,00 247,275 16608

3 1103 BERFİN TEMEL 12J 26 12 23,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 2 3,50 0 3 -0,75 39 22 33,50 240,150 17457

4 793 İCLAL VATANSEVER 12J 22 15 18,25 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 1 1,75 5 7 3,25 1 4 0,00 1 4 0,00 39 38 29,50 228,718 18530
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12K SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

SINIF: 12K

KATILIMLAR

1 1058 GÖKTUĞ EFE KARAEL 12K 39 1 38,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 21 1 20,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 4 1 3,75 87 6 85,50 395,383 3140

2 1002 AKIN EKİCİ 12K 35 5 33,75 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 27 3 26,25 8 1 7,75 1 4 0,00 2 3 1,25 4 2 3,50 91 24 85,00 394,503 3200

3 1121 AYŞEGÜL DENİZLİ 12K 35 2 34,50 4 1 3,75 3 0 3,00 2 3 1,25 3 1 2,75 23 0 23,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 71 8 69,00 345,935 6137

4 0 DEMİRAKAR 12K 26 14 22,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 17 5 15,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 60 27 53,25 299,910 10761

5 5190 MİRAY TOPKAYA 12K 29 10 26,50 3 2 2,50 1 2 0,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 5 2,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 43 26 36,50 248,745 16367

6 857 YUSUFTİTİZ 12K 15 25 8,75 2 3 1,25 0 4 -1,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 1 0 1,00 20 40 10,00 171,103 22053

7 1085 ELİF NAS USTA 12K 14 26 7,50 1 4 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 2 18 -2,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 1 6 -0,50 3 3 2,25 27 74 8,50 166,755 22335

8 1031 12K 7 10 4,50 3 2 2,50 1 2 0,50 0 4 -1,00 0 9 -2,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 13 33 4,75 155,780 22837
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12L SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

SINIF: 12L

KATILIMLAR

1 1113 ŞEYMA SOYLU 12L 33 7 31,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 20 2 19,50 3 1 2,75 1 1 0,75 1 3 0,25 5 0 5,00 79 18 74,50 363,168 4794

2 1210 FATMANUR ÖMEROĞLU12L 35 5 33,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 20 2 19,50 1 0 1,00 73 9 70,75 351,278 5703

3 1091 SU ŞEVVAL GÖNENÇ 12L 38 2 37,50 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 17 2 16,50 2 1 1,75 1 0 1,00 1 0 1,00 72 11 69,25 346,340 6040

4 1059 SEZİN ÇETİN 12L 27 11 24,25 2 3 1,25 3 1 2,75 4 0 4,00 4 0 4,00 13 4 12,00 2 1 1,75 0 3 -0,75 55 23 49,25 287,553 11989

5 0 RABİA ARICI 12L 25 12 22,00 2 3 1,25 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 8 4 7,00 47 21 41,75 265,225 14340

6 0 RUMEYSA ERİŞEN 12L 22 14 18,50 2 3 1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 2 1 1,75 11 4 10,00 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 44 27 37,25 252,210 16077

7 274 AYTEN İLDAM 12L 8 24 2,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 10 -0,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 14 44 3,00 150,770 22999

8 594 ZEYNEP SEVİM 12L 8 24 2,00 0 4 -1,00 0 3 -0,75 3 0 3,00 0 4 -1,00 11 35 2,25 148,535 23080
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12M SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

SINIF: 12M

KATILIMLAR

1 0 ELİF AKYÜZ 12M 35 5 33,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 26 4 25,00 8 1 7,75 4 3 3,25 5 1 4,75 6 0 6,00 104 14 100,50 441,683 833

2 0 MELDA KÖSE 12M 35 5 33,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 25 4 24,00 8 2 7,50 4 3 3,25 6 1 5,75 6 0 6,00 101 18 96,50 429,643 1376

3 311 FURKAN YÜKSEL 12M 34 6 32,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 27 2 26,50 6 2 5,50 4 3 3,25 3 3 2,25 6 0 6,00 98 18 93,50 420,605 1895

4 0 ZAHİDE NUR GÜNDÜZ 12M 32 8 30,00 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 23 2 22,50 7 1 6,75 2 4 1,00 6 1 5,75 5 1 4,75 92 20 87,00 401,300 2977

5 0 EMİRHAN YALILI 12M 33 7 31,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 24 5 22,75 1 1 0,75 4 3 3,25 3 4 2,00 6 0 6,00 89 22 83,50 390,558 3390

6 0 MEHMET ORKUN CENGİZ12M 35 4 34,00 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 18 1 17,75 5 1 4,75 2 3 1,25 5 2 4,50 5 1 4,75 86 16 82,00 385,640 3565

7 251 EMİRHAN HERK 12M 31 8 29,00 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 25 1 24,75 5 0 5,00 3 3 2,25 3 2 2,50 5 1 4,75 86 20 81,00 383,230 3653

8 126 SUEDA KAYAPINAR 12M 30 9 27,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 27 3 26,25 9 1 8,75 3 4 2,00 5 2 4,50 3 2 2,50 88 30 80,50 381,863 3780

9 0 EYLÜL ARSLAN 12M 34 4 33,00 1 4 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 23 4 22,00 4 0 4,00 3 4 2,00 5 2 4,50 6 0 6,00 86 23 80,25 380,565 3861

10 0 KEREM ELMAS 12M 30 10 27,50 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 26 1 25,75 8 2 7,50 1 6 -0,50 2 4 1,00 3 1 2,75 86 27 79,25 377,890 4086

11 0 NEHİR AKDEMİR 12M 30 9 27,75 2 3 1,25 2 1 1,75 3 2 2,50 4 0 4,00 25 1 24,75 7 1 6,75 2 3 1,25 4 2 3,50 5 0 5,00 84 22 78,50 375,853 4132

12 0 ELİF KATIRCI 12M 32 7 30,25 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 23 2 22,50 5 0 5,00 1 4 0,00 2 2 1,50 1 0 1,00 79 18 74,50 363,158 4832

13 0 YAĞMUR PAKIR 12M 32 8 30,00 2 3 1,25 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 23 1 22,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 5 1 4,75 3 0 3,00 78 17 73,75 361,125 5013

14 0 NESLİHAN ELMAS 12M 31 6 29,50 1 3 0,25 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 25 3 24,25 1 4 0,00 2 4 1,00 5 2 4,50 2 0 2,00 79 23 73,25 359,680 5062

15 0 BUĞRA TAHA UCA 12M 31 8 29,00 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 23 2 22,50 3 0 3,00 2 2 1,50 1 1 0,75 77 15 73,25 359,535 5081

16 807 EMİRHAN EZER 12M 33 4 32,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 23 3 22,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 73 11 70,25 350,015 5826

17 0 BEYZA DURSUNKAYA 12M 28 12 25,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 21 4 20,00 2 0 2,00 1 5 -0,25 5 0 5,00 4 0 4,00 76 26 69,50 348,990 5928

18 0 FATİHHAN DURUÇY 12M 29 10 26,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 22 1 21,75 6 2 5,50 1 6 -0,50 1 6 -0,50 4 2 3,50 77 33 68,75 346,280 6078

19 11 HAVVA ARSLAN 12M 33 5 31,75 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 14 0 14,00 3 1 2,75 1 0 1,00 4 1 3,75 71 9 68,75 345,688 6158

20 0 İPEK GÜNGÖR 12M 30 10 27,50 1 3 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 19 8 17,00 7 3 6,25 1 5 -0,25 3 2 2,50 5 1 4,75 77 36 68,00 344,065 6343

21 7 BUĞRA CEYLAN 12M 28 8 26,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 23 4 22,00 6 3 5,25 2 5 0,75 2 5 0,75 4 2 3,50 76 36 67,00 341,160 6564

22 1101 AYKUT ARSLAN 12M 37 3 36,25 5 0 5,00 4 0 4,00 2 3 1,25 4 1 3,75 15 2 14,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 2 0,50 69 12 66,00 336,658 6890

23 0 NİSANUR ÖZGÜL 12M 29 11 26,25 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 21 3 20,25 3 0 3,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 70 18 65,50 336,428 6911

24 1119 AYŞE NAZ ÖZEN 12M 33 7 31,25 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 13 0 13,00 4 0 4,00 2 0 2,00 68 11 65,25 335,073 7054

25 0 EDA KÖKSAL 12M 33 6 31,50 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 17 4 16,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 67 15 63,25 328,890 7589

26 704 ELİF SU ÖFLAZ 12M 27 10 24,50 1 4 0,00 2 0 2,00 4 1 3,75 4 1 3,75 20 2 19,50 6 1 5,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 2 0 2,00 69 29 61,75 325,400 7929

27 0 İREM BÜYÜKÖKSÜZ 12M 29 10 26,50 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 21 2 20,50 0 3 -0,75 2 3 1,25 3 1 2,75 68 25 61,75 325,170 7949

28 1277 NEHİR YAPRAK 12M 34 6 32,50 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 14 6 12,50 1 2 0,50 0 4 -1,00 4 2 3,50 67 24 61,00 322,115 8347



12M SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

SINIF: 12M

KATILIMLAR

29 0 SENA NUR COŞKUN 12M 25 6 23,50 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 17 2 16,50 1 4 0,00 1 3 0,25 5 1 4,75 65 18 60,50 321,855 8408

30 0 HALİS BÜLENT BALKIŞ 12M 28 9 25,75 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 12 4 11,00 1 0 1,00 2 2 1,50 3 1 2,75 4 2 3,50 65 22 59,50 318,653 8799

31 181 EYLÜL DURSUN 12M 25 10 22,50 4 1 3,75 1 2 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 20 2 19,50 1 0 1,00 0 4 -1,00 4 1 3,75 3 2 2,50 65 25 58,75 316,710 9004

32 5086 ALEYNA GÖÇMEN 12M 32 6 30,50 2 3 1,25 3 1 2,75 2 3 1,25 4 0 4,00 14 3 13,25 3 0 3,00 0 3 -0,75 2 3 1,25 2 0 2,00 64 22 58,50 314,805 9179

33 0 ÖZGÜ DENİZ DÖRTTEPE12M 30 10 27,50 0 5 -1,25 1 1 0,75 4 1 3,75 4 0 4,00 15 4 14,00 0 1 -0,25 1 5 -0,25 4 3 3,25 4 1 3,75 63 31 55,25 305,550 10218

34 5384 YAĞMUR AKTAŞ 12M 30 8 28,00 3 2 2,50 3 0 3,00 3 2 2,50 5 0 5,00 12 0 12,00 56 12 53,00 298,420 10988

35 5069 H BARAN TEMİZEL 12M 31 8 29,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 11 4 10,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 58 20 53,00 298,290 11008

36 5114 İLAYDA YILMAZ 12M 33 7 31,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 4 4,00 1 0 1,00 55 15 51,25 292,753 11371

37 1137 IRMAK YILDIZ 12M 31 8 29,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 7 4 6,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 55 17 50,75 291,515 11503

38 0 GÜZ GÖZDE 12M 32 6 30,50 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 9 3 8,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 55 18 50,50 290,505 11631

39 345 MUSTAFA KEREM AYDIN12M 32 6 30,50 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 2 0 2,00 1 0 1,00 52 8 50,00 289,075 11842

40 5410 ALEYNA YILDIZ 12M 31 8 29,00 1 2 0,50 3 0 3,00 2 3 1,25 4 1 3,75 8 2 7,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 2 1 1,75 53 21 47,75 282,505 12711

41 0 EFEKAN SELEN 12M 27 12 24,00 3 2 2,50 4 0 4,00 1 0 1,00 1 0 1,00 14 5 12,75 1 0 1,00 51 19 46,25 278,555 13027

42 0 SAADET SILA AYHAN 12M 29 9 26,75 2 2 1,50 1 3 0,25 4 0 4,00 5 0 5,00 9 4 8,00 50 18 45,50 275,933 13344

43 0 ALPEREN BULGUR 12M 18 12 15,00 3 1 2,75 3 2 2,50 2 3 1,25 19 5 17,75 0 1 -0,25 2 5 0,75 2 3 1,25 4 2 3,50 53 34 44,50 274,660 13502

44 926 MELİKE AYŞE ŞAHİN 12M 27 13 23,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 7 1 6,75 1 0 1,00 49 20 44,00 271,833 13705

45 5320 ZEYNEP ZEHRA SERİ 12M 28 5 26,75 2 2 1,50 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 2 3,50 1 1 0,75 46 13 42,75 267,658 14164

46 796 SELENAY AKGÜL 12M 31 7 29,25 2 3 1,25 4 0 4,00 3 2 2,50 3 2 2,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 45 16 41,00 262,048 14563

47 0 AZRA UZUNER 12M 26 11 23,25 4 0 4,00 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 45 19 40,25 260,553 14853

48 0 İBRAHİM EFE ÇAKIR 12M 19 2 18,50 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 41 4 40,00 260,385 14950

49 221 SENA NUR YALÇIN 12M 26 9 23,75 3 1 2,75 2 1 1,75 3 2 2,50 3 1 2,75 5 1 4,75 42 15 38,25 254,428 15757

50 0 FAHRETTİN ARGON 12M 25 12 22,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 43 20 38,00 253,880 15845

51 5272 KEREM TEMİZ 12M 28 9 25,75 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 42 16 38,00 253,443 15931

52 214 KADER ÇETİN 12M 28 9 25,75 1 4 0,00 1 3 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 4 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 41 26 34,50 242,863 17092

53 0 DİLAY DURAK 12M 25 12 22,00 1 3 0,25 1 1 0,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 4 2 3,50 35 20 30,00 229,740 18437

54 0 BURAK AZGÜLER 12M 23 13 19,75 4 1 3,75 1 4 0,00 2 3 1,25 4 1 3,75 1 5 -0,25 35 27 28,25 224,748 18772

55 0 ERDEM BAYRAKTAR 12M 9 16 5,00 3 1 2,75 1 2 0,50 4 1 3,75 4 9 1,75 1 3 0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 23 33 14,75 185,935 21334

56 0 SEVİMNİSA SAVAŞ 12M 14 26 7,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 7 17 2,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 5 -1,25 1 2 0,50 25 59 10,25 171,970 21968



12M SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

SINIF: 12M

KATILIMLAR

57 0 GAMZE NUR MENGÜTAY12M 10 30 2,50 0 5 -1,25 2 2 1,50 1 4 0,00 1 4 0,00 2 14 -1,50 0 4 -1,00 0 2 -0,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 16 70 -1,50 137,075 23179
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12N SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM) 1082 1082 20558 23543

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,81 9,84 23,35 2,47 1,72 2,04 2,65 1,17 2,36 3,05 1,06 2,79 3,37 0,77 3,18 0,01 0,02 0,01 12,76 3,15 11,97 2,17 0,59 2,03 1,13 2,17 0,59 1,71 1,47 1,34 2,03 0,85 1,81 57,1622,81 51,47 293,000

Okul Ortalaması 26,40 9,62 24,00 2,50 1,72 2,08 2,71 1,15 2,42 3,13 1,04 2,87 3,42 0,74 3,24 0,01 0,01 0,01 13,19 3,11 12,41 2,28 0,59 2,13 1,17 2,20 0,62 1,76 1,49 1,39 2,11 0,85 1,90 58,6822,52 53,07 298,370

SINIF: 12N

KATILIMLAR

1 9352 HALİL EFE GÜREL 12N 27 9 24,75 1 3 0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 3 0 3,00 14 3 13,25 1 0 1,00 2 1 1,75 1 3 0,25 3 2 2,50 58 25 51,75 295,248 11211

2 5235 EMİR AN RIZA AÇIK 12N 30 6 28,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 6 2 5,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 53 16 49,00 286,225 12192

3 670 İDİL MUSTAK 12N 22 17 17,75 1 4 0,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 6 0 6,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 4 -1,00 42 33 33,75 241,568 17342

4 5396 VOLKAN GÜMÜŞ 12N 22 11 19,25 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 35 19 30,25 230,843 18347

5 0 NİLAY ALTIN 12N 27 9 24,75 1 3 0,25 0 4 -1,00 3 2 2,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 34 23 28,25 224,058 18817

6 5236 YAREN BENEK 12N 13 13 9,75 1 3 0,25 1 2 0,50 0 4 -1,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 17 31 9,25 168,608 22206
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TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

0,000 98,91
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
ADA GÜNEYKAYA 120 0 0 120 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23286.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 113 1076 1076 20426 23286 % 98,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 3 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

247,528 70,21
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
AHMET AYTÜRK 120 40 17 63 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16530.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 80 788 788 14954 16530 % 70,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 9 10 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız BBAdCDCEeAad dCCDAAaAaEBBCeCAAd         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 5 10 13,75 % 46

Geometri 10 4 3 3 3,25 % 33

TYT Matematik 40 19 8 13 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız  A  B D DABDCDBC  bdCb  eDCc EE cD D aBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 1 44

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 2 45

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 3 1 1 33

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 1 50

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Bölme Kuralları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

436,175 4,43
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
AHMET GÜRHAN ACAR 120 103 17 0 98 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1044.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 52 52 970 1044 % 4,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız BBABCDCEcACABACCDAAeAaEBBCBCAAEDEdEEAEDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız CDEcEACDEBBcDAEAcCEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 3 0 26,25 % 88

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız AADABbDADABDCDBCDCAAbCBCBDCbCEEBcDDDCBBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız BabBBeDaCeEBcDDBECDA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 3 3 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Enzimler 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

455,313 1,72
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
AHSEN ÖNDER 120 108 12 0 105 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(405.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 21 21 381 405 % 1,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız BBAdCDCEBACdBACCDAADAbEBBCBCAAEDEdEcAEDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız CDEcEAaDEBBDDAEADCEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 30 0 0 30,00 % 100

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 39 1 0 38,75 % 97

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBcDDDCBBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız BBeBaDDCCDEBAbDcECDA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 3 3 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Tuzlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Enzimler 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

340,450 27,96
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
ALARA SOLO 120 74 28 18 67 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6583.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 318 318 6024 6583 % 27,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız BBAeCDCEaACdBACCDAADAbEcBCBCAAEDEeadAEDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız CbEabA a dBDDeEADCEe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 2 4 23,50 % 78

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 28 2 10 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız AcDAB DADABDCD CD AACCBCBDC Cb B DD   B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 5 2 -1,25 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 3 11 6 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız dd eaD eae  cc  EaDe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 3 3 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Tuzlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

Enzimler 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

252,130 68,37
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
ALİ ARDA ALGAN 120 46 35 39 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16097.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 76 768 768 14574 16097 % 68,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 14 3 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B BABBCCDCABAEBAAADADEBBCBCAAEDECCCDEEEADD

Cevaplarınız cABaCCDCb  EB AAbbeEdBCBCdbEDEeaCDcbEbDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B BECDEEBACDEDABDECADCAACDC

Cevaplarınız aEeDabB   EDAeDECAD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 9 15 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 9 25 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBBEBD

Cevaplarınız    ccdA  dbeC b A  eb     EDA           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B BBDDBBCEBADCCDECDDBA

Cevaplarınız BBc  de  b CdeECDc  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 5 44

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Ardışık Sayılar 3 1 0 33

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 1 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Enzimler 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

366,015 19,75
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
ALİ OĞUZ 120 81 22 17 75 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4649.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 224 224 4238 4649 % 19,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B BABBCCDCABAEBAAADADEBBCBCAAEDECCCDEEEADD

Cevaplarınız BAdeCCDaABAE AAbDADEBBCBCAAaDECCdDEEEADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B BECDEEBACDEDABDECADCAACDC

Cevaplarınız BEdDEEBACDaDABDECADC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 4 3 22,00 % 73

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 25 4 11 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBBEBD

Cevaplarınız AB DAAAaDCcBCbCAACCaCBD  CEDABD        D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 5 10 5 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B BBDDBBCEBADCCDECDDBA

Cevaplarınız cce ace  c CC ECDeee

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 3 2 1 67

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Enzimler 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

363,535 20,28
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
ARDA CAN YILDIZ 120 78 13 29 74 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4774.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 230 230 4352 4774 % 20,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız BBABCDCcaAbA ACCDAADAbEBBCBCAAEDE EEAEDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 1 1 17,75 % 89

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız CDEBdACDEBBDDAEADCE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 2 8 19,50 % 65

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 23 4 13 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız  A AB DADA D DBCDCAAa  CeDC CEE eD De   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız  d Bc  C    c     bA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 3 3 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 1 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

248,725 69,60
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
ARDA EGE KİREZ 120 41 20 59 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16386.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 78 781 781 14821 16386 % 69,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 6 17 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B BABBCCDCABAEBAAADADEBBCBCAAEDECCCDEEEADD

Cevaplarınız cABBaCDCAaAEBAA D  E  bB      eC D   b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B BECDEEBACDEDABDECADCAACDC

Cevaplarınız BEaaEaBACc     ECca      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 5 11 12,75 % 43

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 15 6 19 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBBEBD

Cevaplarınız  B cA c DCeBCD AAC aC DC  bD  D        e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B BBDDBBCEBADCCDECDDBA

Cevaplarınız e    d     C        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 1 0 11

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 2 2 18

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Ardışık Sayılar 3 3 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

264,660 61,17
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
ARDA ŞENTÜRK 120 48 26 46 41 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14402.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 66 689 689 13073 14402 % 61,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 8 9 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız BBABCDC e  A  CCDAADbbEdaCBCAAaDE    dDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız CDEa   cEBaeD E DCEe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 3 16 10,25 % 34

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 3 26 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız Ac  B DADA D e  D AAC    a              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 4 10 6 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız  deBcb  aeE cba  CDd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 2 56

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 4 55

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 3 3 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 2 33

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Tuzlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Enzimler 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

175,245 92,54
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
ASLI CANAY 120 19 31 70 11 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21786.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 109 1018 1018 19324 21786 % 92,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 12 20 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız eBe C C BeC   bdbc e aE  aBCc    e      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız CbEaE  adBecaAE     Ce  A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız     B ae    b  C                D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 8 12 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız  a c e dbe    e   b 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 0 2 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 2 3 18

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Ardışık Sayılar 3 1 0 33

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 1 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

254,193 67,13
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  326
AYNUR YONAR 120 45 28 47 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15804.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 75 754 754 14308 15804 % 67,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B BABBCCDCABAEBAAADADEBBCBCAAEDECCCDEEEADD

Cevaplarınız eABBCCDdA dca AADbbEBdCBeAAccEdCCDE dADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B BECDEEBACDEDABDECADCAACDC

Cevaplarınız cdCbaEB CDa ABDE  DC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı B ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBBEBD

Cevaplarınız AB D  A  b     ee    B                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B BBDDBBCEBADCCDECDDBA

Cevaplarınız cca  B E  aCd a De A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 3 56

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 3 1 1 33

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

295,963 47,42
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
AYŞE DEMİR 120 60 32 28 52 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11163.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 540 540 10242 11163 % 47,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız BBABCDC B   BeaCDAADAbEdBCBCAbEebeEcAEDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız CD c deDdBecDAcADCbC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 5 9 14,75 % 49

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 17 5 18 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız AAc B DAD BD D C aAAC BbdD  aE   D      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız  d da cbCDdec eBECDd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 3 2 0 67

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 1 50

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 1 0

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Enzimler 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

267,023 60,45
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
AYŞE DURU ÇAKAR 120 48 22 50 42 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14231.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 65 682 682 12940 14231 % 60,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız BBAaCDCEcA d eCCDAA ADEBaCcCAecDECEcAEDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız CDEBc a EBBDDAE DCEe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 8 17 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 8 27 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız  c   dDA    Cc C  dAb cb b              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız  a   b C            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 1 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 3 1 0 33

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 0 3 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

186,738 90,34
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
AYŞEN ŞEN 120 24 35 61 15 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21269.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 107 997 997 18925 21269 % 90,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 21 4 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B BABBCCDCABAEBAAADADEBBCBCAAEDECCCDEEEADD

Cevaplarınız dABdaCDCb   d AbebaEBadcCAeacbeeCDEEdbDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B BECDEEBACDEDABDECADCAACDC

Cevaplarınız aECbdda baEeABcEC DC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBBEBD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 5 15 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBDDBBCEBADCCDECDDBA

Cevaplarınız      cd  b     d   e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 5 44

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 8 27

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 3 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

Enzimler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

434,195 4,69
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
AYSENA TAŞ 120 102 16 2 98 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1105.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 55 55 1027 1105 % 4,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B BABBCCDCABAEBAAADADEBBCBCAAEDECCCDEEEADD

Cevaplarınız cABBCCDCdaAEeAAADAbEBBCBCAAEDECCCDcEEADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı B BECDEEBACDEDABDECADCAACDC

Cevaplarınız BECDEEBACaEDABDECADC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 1 1 27,75 % 93

Geometri 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Matematik 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı B ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBBEBD

Cevaplarınız AB DAAADDCDBCDCbACCBCBDCECEDABDbDCBBBEBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B BBDDBBCEBADCCDECDDBA

Cevaplarınız BBeDddeEBADCCeECDDe 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 3 3 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Bölme Kuralları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Enzimler 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

410,035 10,40
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
AZRA CAN 120 95 20 5 90 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2448.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 120 120 2262 2448 % 10,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız BBABCDCEaACdBACCDAAaAbEBBCeCAAEDEdEEAEDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız eDEBEAaa BBDDAEADCEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 3 3 23,25 % 78

Geometri 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Matematik 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız AA AB DADABDCeBCD bACCBbBDCECEEecDDDCBBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız dBeBBDa CDEBccDaECDA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 3 3 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Bölme Kuralları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Tuzlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Enzimler 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

356,023 22,96
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
AZRA GÜLER 120 78 24 18 72 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5405.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 261 261 4941 5405 % 22,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız aBAcCDCEBACABACCDcceAaEBBdBCAAEcECEcAEDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız CDEadcCD ecDDAEADCEe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 4 7 18,00 % 60

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 25 5 10 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız AA AB DAcABaCeBCD bAC BCBD  C EBcDDD B  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız  d c c CCDE c D ECDA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 3 3 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Enzimler 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

312,708 39,77
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
BAHTİYAR İLHAN 120 64 24 32 58 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9362.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 454 454 8608 9362 % 39,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 3 2 34,25 % 86

Cevap Anahtarı B BABBCCDCABAEBAAADADEBBCBCAAEDECCCDEEEADD

Cevaplarınız BAeBCCDdABAEBAA DAbEBBCBCAAEDE CCDEEEADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B BECDEEBACDEDABDECADCAACDC

Cevaplarınız cECbdEBACaEDABDbeADC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 7 11 10,25 % 34

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 13 7 20 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBBEBD

Cevaplarınız cB DAAA a e CDCAca    DC  acA  D        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 2 8 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBDDBBCEBADCCDECDDBA

Cevaplarınız      d    eebe aDbdA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 1 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Ardışık Sayılar 3 2 1 67

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 2 33

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

Enzimler 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

261,230 62,32
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
BARKIN DOĞAN 120 48 31 41 40 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14671.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 67 701 701 13301 14671 % 62,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 10 8 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız BBAdCDC  bC  ddC A eA EBaCBCA aDdecEAEDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 11 3 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız CeEBac a BeD eccbCbb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 3 15 11,25 % 38

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 13 3 24 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız cA AB DADA D e    AAC       Ca       B  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız  aeB  eCaDEBca   CbA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 3 55

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 3 2 0 67

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Tuzlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Enzimler 1 0 1 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

123,563 98,81
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
BATUHAN KURARER 120 19 101 0 -6 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23263.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 112 1075 1075 20407 23263 % 98,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 5 35 0 -3,75 % 0

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız aBcebadceAbccebdadbcADbddeadbbccdadbbEaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 0 20 0 -5,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız abbcbbdbadecbddcabdd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 21 0 3,75 % 13

Geometri 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 29 0 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız bAbdBdDeabcDbDaCaddACeadBbecabcdDaeaecBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 0 7 0 -1,75 % 0

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 17 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız aBdecaeadadacbbedCDe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 1 8 11

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 2 9 18

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Ardışık Sayılar 3 2 1 67

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 1 1 50

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 2 0

Bölme Kuralları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Tuzlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Enzimler 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

268,268 59,73
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
BEDİRHAN BİLGİ 120 51 33 36 42 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14063.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 63 674 674 12788 14063 % 59,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız dBAcCDC  cbABACCDAADbbEBaCcCdeEDEeEabEDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız CDdBdA  EBeDDAE DCEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 4 17 8,00 % 27

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız cA  B D    DCc CD e C    D   a          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 0 6 1 -1,50 % 0

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 3 13 4 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız daCcaD ade ece B abd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 3 2 0 67

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Tuzlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

Enzimler 1 0 1 0

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

286,458 51,70
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
BERFİN BOZTOPRAK 120 52 11 57 49 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12172.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 587 587 11135 12172 % 51,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız aBABCDCEBACdBACCDAdDAbEcBCBCAAEDEC EAEDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız CDcBad D BB  AEAcCE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 0 23 7,00 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 0 33 7,00 % 18

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız AA A  D    DC       C                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız  a               a  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 0 89

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 3 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

Enzimler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

244,435 71,62
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
BETÜL SERRA İNCE 120 40 21 59 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16862.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 82 803 803 15239 16862 % 71,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 12 5 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız eBA CDC aeadB  CDeA dbEBBCBCAAEcEeEEdEDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız CD  d  a B     cDCEe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 2 30 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız AA  B DAc  a     CA         C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız  a  B  CdD  c       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 3 64

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 3 1 0 33

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

235,728 75,84
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
BEYZA YAVUZ 120 35 14 71 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17854.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 86 848 848 16094 17854 % 75,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 7 19 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız eeABC C  Ade   CDAeDA E B  C   Dbe      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 2 15 12,50 % 42

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 15 2 23 14,50 % 36

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız AA  B DAbA D b CD  A   C D   EE D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız  deBaD CCD  e e   D 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 0 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 2 36

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 3 3 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

314,585 39,15
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
BURAK KONYALI 120 64 23 33 58 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9217.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 447 447 8475 9217 % 39,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B BABBCCDCABAEBAAADADEBBCBCAAEDECCCDEEEADD

Cevaplarınız BAaBCCDdAaA eAAADAbEBBCBCdAcDE CCD EdADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B BECDEEBACDEDABDECADCAACDC

Cevaplarınız  EaD  B  DEDAaDEe bC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 4 10 15,00 % 50

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 19 5 16 17,75 % 44

Cevap Anahtarı B ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBBEBD

Cevaplarınız  B DA A bCeB D AAC cCd   CEDABD D    Ee 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B BBDDBBCEBADCCDECDDBA

Cevaplarınız BBb  deEdc C  Ea   A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 3 3 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 1 50

Köklü ifadeler 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

Enzimler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

357,343 22,53
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
BUSE ALKIN 120 76 14 30 72 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5305.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 256 256 4846 5305 % 22,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B BABBCCDCABAEBAAADADEBBCBCAAEDECCCDEEEADD

Cevaplarınız cAaBCCDCAdAadAeADAbEaBCBCAAEDECCCD aEADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B BECDEEBACDEDABDECADCAACDC

Cevaplarınız BECDEEBAbDEDABDEbADC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 2 4 23,50 % 78

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 28 3 9 27,25 % 68

Cevap Anahtarı B ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBBEBD

Cevaplarınız cB DAAA DCD CDCAAC BbBDCECEDABDDD B    c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBDDBBCEBADCCDECDDBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Ardışık Sayılar 3 3 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

187,348 90,14
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
BUSE Ş 120 21 22 77 15 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21222.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 106 995 995 18887 21222 % 90,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 15 10 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B BABBCCDCABAEBAAADADEBBCBCAAEDECCCDEEEADD

Cevaplarınız  eecCCDa  b   A eAbEBeCBdAeaDE deD bdA D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B BECDEEBACDEDABDECADCAACDC

Cevaplarınız  EdbdEa  D     E  D      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBBEBD

Cevaplarınız    D      b e          d                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBDDBBCEBADCCDECDDBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 3 56

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 5 36

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 3 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 1 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

268,370 59,64
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
CEMRE ERCAN 120 48 21 51 42 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14042.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 62 673 673 12769 14042 % 59,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 10 6 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız BBABCDCEdAddaeCCbc D bEBBCBCA  bE E AEDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız CDE EcdDEeeDDAcADCEb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız AAD B DA   D c  D cAa                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız  B e   C        d   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 2 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 2 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 3 3 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 2 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

231,725 77,64
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
CEREN KAYA 120 35 17 68 30 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18279.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 91 867 867 16455 18279 % 77,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 8 6 24,00 % 60

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız BBABCDC BA e  CCDceeAbEBBCBCA aDE EcbEDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız CDE d  eE eDDeacDCE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız       e                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız  d   a              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 3 56

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Ardışık Sayılar 3 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

413,650 9,86
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
CEYLİN NAZ ÖÇAL 120 94 11 15 91 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2321.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 114 114 2148 2321 % 9,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız BBAeCDCEBACdadCCDAADAbEBBCBCAAEDEaEEAEDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız CDEBEACDEBBDDAEADCEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 3 2 24,25 % 81

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 32 3 5 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız AA AB DADABDbDBCDCAACCBCBDbdCEEB DDD BB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 8 2 10 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız  d  Bb   DE   D ECDA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 3 3 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Enzimler 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

279,780 54,73
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
DAMLA DİLARA MERMER 120 54 31 35 46 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12885.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 620 620 11762 12885 % 54,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 18 2 15,50 % 39

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız dBAcCDCEB bddACCDAdeAaEcBeBCdbdbEaE ddaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız aD   c D BBDDAE DCEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 3 10 16,25 % 54

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 17 3 20 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız AA  B DAD  DCe  DCbAC aCBDC C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 5 8 7 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız  d  cc dCD dc e ECDd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 5 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 6 45

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 3 3 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Bölme Kuralları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Enzimler 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

371,315 18,33
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
DENİZ NUR TURA 120 84 28 8 77 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4316.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 208 208 3934 4316 % 18,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B BABBCCDCABAEBAAADADEBBCBCAAEDECCCDEEEADD

Cevaplarınız eABBCCDeAaAEBAAADbaEBBCcCAdEcECdCDaEEADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B BECDEEBACDEDABDECADCAACDC

Cevaplarınız BEaDEdBACaaDABDEbADC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 2 7 20,50 % 68

Geometri 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Matematik 40 28 4 8 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBBEBD

Cevaplarınız AB DAAA DCed   AACCBCBDCECE A DDDCBBc Bb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B BBDDBBCEBADCCDECDDBA

Cevaplarınız BBbDdaedBcadCDECDDcA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 3 2 0 67

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Tuzlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Enzimler 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

361,520 20,97
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
DENİZ ÖZBAY 120 77 12 31 74 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4937.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 238 238 4504 4937 % 20,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı B BABBCCDCABAEBAAADADEBBCBCAAEDECCCDEEEADD

Cevaplarınız BAdBCCDCABA BAAAaAeEBBCBCAAEDECCCDE EbDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BECDEEBACDEDABDECADCAACDC

Cevaplarınız BECea     cDABcE  DC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 1 11 17,75 % 59

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 25 1 14 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBBEBD

Cevaplarınız ABCDAAA DCDBeD   C  C DC C   BDDD BB E D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B BBDDBBCEBADCCDECDDBA

Cevaplarınız B    d E c CeDECDD A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 0 89

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 3 2 0 67

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Enzimler 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

258,100 64,38
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
DEVRİM KOÇER 120 48 34 38 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15157.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 70 724 724 13738 15157 % 64,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız eBAcCDaEdAeABACCDeADAbEBBCdCdAEDbeEcAEDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız CDEadbeDccBDDbcADCEb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 11 12 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 11 22 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız dcb BdDA    Ce dbC bbb d DC             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız      cDd D          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 3 1 2 33

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 2 33

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

311,960 40,11
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
DORUK TOPTUTAN 120 66 36 18 57 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9444.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 458 458 8684 9444 % 40,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 16 0 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız eBAcCDCEaeCddAbCDeAebbEBBCBCAAaeEecdAEDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız ebEccbaDEBeDDAEADCEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 7 7 14,25 % 48

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 17 7 16 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız AA cBCDADABDCe  Dbb b BCeDe C    D      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız  aecaDDCaDEBc DBECDA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 6 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Ardışık Sayılar 3 2 0 67

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 1 50

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 2 33

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 2 0

Bölme Kuralları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Enzimler 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

260,980 62,73
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
DURU SEZER 120 48 31 41 40 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14768.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 68 706 706 13396 14768 % 62,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız daABCDCb  CdaACaDAcDbeEBaCBCAbEDEbEcAEDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız CDE adCDEBB aAE  CE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız AA  BeDADA                  a b         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 5 11 4 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız  de  DDdaDE cbecdCbb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 3 1 0 33

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Tuzlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Enzimler 1 0 1 0

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

211,085 84,21
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
ECE AVCI 120 29 22 69 23 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19825.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 99 935 935 17747 19825 % 84,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 18 3 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B BABBCCDCABAEBAAADADEBBCBCAAEDECCCDEEEADD

Cevaplarınız cAeBCbDCda EcbAcDebE  CBeAbEDbeCaDabdADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B BECDEEBACDEDABDECADCAACDC

Cevaplarınız aECDdEB ac     ECADC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBBEBD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBDDBBCEBADCCDECDDBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 5 45

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 3 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

319,703 36,79
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
EDA ARSLAN 120 67 28 25 60 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8662.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 420 420 7962 8662 % 36,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız BBABCDdEBAaABACCDAAaAbEcedBCAAEDEeEEAdDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız abEaEc a BBDDAEADCEb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 4 15 10,00 % 33

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 16 5 19 14,75 % 37

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız AA  B DAb  D c    bAC B  D  CaEB DDD a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız  dbcabeCdDE   DcECDA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 3 2 0 67

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Enzimler 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

349,785 24,83
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
EFE YAVAŞER 120 75 20 25 70 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5846.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 282 282 5340 5846 % 24,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı B BABBCCDCABAEBAAADADEBBCBCAAEDECCCDEEEADD

Cevaplarınız cABBaCeCABAE AAADADE BCBCdAEcECCCDE dADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B BECDEEBACDEDABDECADCAACDC

Cevaplarınız  de EEB CDEDeeDEC  C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 4 6 19,00 % 63

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 26 4 10 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBBEBD

Cevaplarınız  B DAAA DCcBCD A C BbBDCaCaDABDD CB  EB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B BBDDBBCEBADCCDECDDBA

Cevaplarınız Bd   Be Bd d DECDe e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 3 2 0 67

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Enzimler 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

403,825 11,96
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
EFEHAN KARAGÜZEL 120 93 22 5 87 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2816.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 138 138 2604 2816 % 11,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız dBAcCDCcdAdcaACCDAdabDEBBCBCdbEDEdEEAdDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 1 1 17,75 % 89

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız CDEcEACDEBBDDAEADCE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 0 2 28,00 % 93

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 35 1 4 34,75 % 87

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız AADAB DADABDCDBCDCAACC CBDCECE BcDDDC BB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız BdeBBDeCCDbBcbDBECDA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 3 3 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Tuzlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Enzimler 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

385,123 15,32
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
EGEMEN KESKİN 120 87 21 12 81 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3606.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 175 175 3307 3606 % 15,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B BABBCCDCABAEBAAADADEBBCBCAAEDECCCDEEEADD

Cevaplarınız eABBCCadcaAEBAAADADEBBCBCAAEDECCCDcEdADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B BECDEEBACDEDABDECADCAACDC

Cevaplarınız BdCbEEBACDcDABDbeADC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 1 4 24,75 % 83

Geometri 10 5 2 3 4,50 % 45

TYT Matematik 40 30 3 7 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBBEBD

Cevaplarınız  BCD AADDCeBCDCAAC BC DCECEDABDDDC  da D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B BBDDBBCEBADCCDECDDBA

Cevaplarınız cB   deEBcDdCDECD  b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 3 3 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Enzimler 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

328,730 32,32
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
EKİN SİNECİK 120 68 20 32 63 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7608.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 367 367 6955 7608 % 32,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B BABBCCDCABAEBAAADADEBBCBCAAEDECCCDEEEADD

Cevaplarınız cABBCCDdABAEBAAbDAbEBBCBCAb DbdCCDdEEADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B BECDEEBACDEDABDECADCAACDC

Cevaplarınız  ECDEEe CcEDABDECADC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 2 17 10,50 % 35

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 13 2 25 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBBEBD

Cevaplarınız  B DAAADD e      b  C D    DA D D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B BBDDBBCEBADCCDECDDBA

Cevaplarınız c De aCE  aCaDECDeac

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 3 1 0 33

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 2 33

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Enzimler 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

402,753 12,39
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
EKİN SU GÖKKURT 120 93 21 6 87 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2916.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 143 143 2699 2916 % 12,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız BBAcCDCEBACABACCDAADAbEBBCBCAAEDEaEEAEDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız aDEabACDdBBDDAEADCbC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 3 5 21,25 % 71

Geometri 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Matematik 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız AAD B DADABDdDd DCAAC BCaD ECEEBeDaDbBBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız  deBabDCCeEBcDDBECDA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 3 3 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 1 50

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Enzimler 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

318,330 37,55
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
ELÇİN ASLAN 120 65 22 33 59 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8840.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 429 429 8133 8840 % 37,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız BBAcCDCdd CdBbCCDAADAbEBaCBCAAEDE EEbEDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız aDdaE  D BBDDAEADCb      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 2 15 12,50 % 42

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 14 2 24 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız AA     ADbBD e    A CCB  DC C    D      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız  dbB eeCaDEBc DcdCDA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 3 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Enzimler 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

318,083 37,71
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
ELİF AYKUT 120 66 26 28 59 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8878.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 431 431 8171 8878 % 37,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız aBABCDCa ACdBeCCDAAeAbEdBCBCAAEDEdaEAEDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız abEabACaEBBcDAEADCbC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 2 7 20,50 % 68

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 21 2 17 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız AADAB DADAcDCcBCD AAC B  DC C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 2 8 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız  adca   b     e aCDd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 3 3 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Enzimler 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

248,700 69,69
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
ELİF ÇABUK 120 43 27 50 36 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16406.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 79 782 782 14840 16406 % 69,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 14 1 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız aBAcCDaEB dAabCCDAADAaEBaeBCAcEDbaabAEDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız CDEcdd DEeBcDAEADCbC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 4 5 31 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız     B D            cb  bBD    b    c    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız      D e      e     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 3 1 1 33

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

307,253 42,46
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
ELİF CANITEZ 120 60 16 44 56 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9996.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 484 484 9178 9996 % 42,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 5 4 29,75 % 74

Cevap Anahtarı B BABBCCDCABAEBAAADADEBBCBCAAEDECCCDEEEADD

Cevaplarınız cABBCCDC Bcc AAADAbEaBCBCAAEDE CCDEE ADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B BECDEEBACDEDABDECADCAACDC

Cevaplarınız cECDaEBdaDcDABDE ADC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 5 12 11,75 % 39

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 15 6 19 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBBEBD

Cevaplarınız  B DAAA Dbc C  b C  C D dCaD BDD b      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBDDBBCEBADCCDECDDBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 1 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 3 1 0 33

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

239,625 74,52
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
ELİF KAÇAR 120 40 27 53 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17544.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 84 835 835 15847 17544 % 74,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B BABBCCDCABAEBAAADADEBBCBCAAEDECCCDEEEADD

Cevaplarınız eABBCCDCdBA  AA ecDEBcdBCdAacEaCaD aEADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B BECDEEBACDEDABDECADCAACDC

Cevaplarınız cECbEdBdCDEDA DEb DC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 4 24 1,00 % 3

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBBEBD

Cevaplarınız     A     e    Abb         c           D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 6 14 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B BBDDBBCEBADCCDECDDBA

Cevaplarınız  c   ab    e c   c  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 5 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 3 64

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 3 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 2 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

278,985 55,08
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
ELİF UZUN 120 52 22 46 46 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12967.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 624 624 11838 12967 % 55,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız BeABCDCEacd dedCDAADAbEBBCBCAcEDbCEEAEDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız CDEaEACDcBBeDAEADCEe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 8 15 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 8 25 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız eA  B DAcdc Cb e     eB    c E          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 3 1 0 33

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

271,078 58,42
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
ERDEM AKÇA 120 49 21 50 43 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13753.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 61 660 660 12522 13753 % 58,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız BBAcCDC  bd dAeCDAbDAbEBBCBCAeEDE E bEDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız CbEB eCD B eDAcAbaE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 2 17 10,50 % 35

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 2 27 10,50 % 26

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız  A  B DAc  DCc     AC  C DC             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız  B cB  a    c   d   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 1 78

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 3 2 0 67

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

257,735 64,73
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
EREN TİRAKİ 120 45 22 53 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15240.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 71 728 728 13814 15240 % 64,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız BBAcCDCcBACddedCDAADbbEBBCBCAAcDEaEEAEDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız CDEcEdCDacecDAccDCEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız       D      e      C        d          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız  e     C      e     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 3 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

332,468 30,94
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
ESRA NUR ÖZER 120 70 23 27 64 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7284.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 351 351 6651 7284 % 30,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B BABBCCDCABAEBAAADADEBBCBCAAEDECCCDEEEADD

Cevaplarınız cABBCCDCAdAEeAAADAeEBaCBCAeEeEdCCDEEEbDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B BECDEEBACDEDABDECADCAACDC

Cevaplarınız BEeDEEBA DaDABcECADC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 3 11 15,25 % 51

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 17 4 19 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBBEBD

Cevaplarınız    DAAADa D  D AAC  CdD aCEDA D      a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B BBDDBBCEBADCCDECDDBA

Cevaplarınız Bab  ab    daeECDD A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 3 2 0 67

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Enzimler 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

216,358 82,84
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
EYLÜL OKUDAN 120 32 26 62 25 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19503.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 97 921 921 17481 19503 % 82,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 11 6 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız BeAcCDC dAbA bCCDAcDbaEBBCBCA ED e  bdDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız ebE ad D eaDe b DCb      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız  e  B DAc    e         b        D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız  a            e     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 1 56

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 4 55

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 3 1 0 33

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

199,980 86,59
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
FAİK SAY 120 27 30 63 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20386.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 104 958 958 18184 20386 % 86,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 16 13 7,00 % 18

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız adccbbbd  C  bCC AAbAaEBaeBe    bCEb    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız CaE EedDEBBbDAEc CEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 5 23 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 5 33 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız e   e     c  b     A  B a               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız   dceD e            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 1 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 2 6 18

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 3 1 1 33

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 2 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

338,400 28,52
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
FATMA BETÜL SARIÇAM 120 73 28 19 66 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6715.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 324 324 6138 6715 % 28,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B BABBCCDCABAEBAAADADEBBCBCAAEDECCCDEEEADD

Cevaplarınız cAB aCDdcBeEBAAAeAbEBBCBdAdEDbaCCDEaEADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B BECDEEBACDEDABDECADCAACDC

Cevaplarınız abe  EBd  EDAeDECADC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 2 6 21,50 % 72

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 28 3 9 27,25 % 68

Cevap Anahtarı B ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBBEBD

Cevaplarınız AB DAAA DCeBCDCAAC B  Dd CEDABDDDC   EBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B BBDDBBCEBADCCDECDDBA

Cevaplarınız dab  aeE c CCDECDe e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 3 3 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Enzimler 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

221,650 80,85
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
FEYZA NUR TURHAN 120 31 16 73 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19035.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 93 900 900 17082 19035 % 80,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 12 10 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız a e CDC  Adc  dCDA eAeEBBCdCA Eeb E ddDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 2 8 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız C da   D B DDAE DCE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız       D                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız  d  BD         e    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 5 45

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 3 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

342,288 27,54
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
FURKAN SAMET TOKGÖZ 120 72 19 29 67 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6483.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 313 313 5929 6483 % 27,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 9 6 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B BABBCCDCABAEBAAADADEBBCBCAAEDECCCDEEEADD

Cevaplarınız BABaCCDdc e   AAeAbEB CBCA EDECbCDcEEbDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B BECDEEBACDEDABDECADCAACDC

Cevaplarınız BECDEEBAdDEDABDbCAbC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 2 5 22,50 % 75

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 25 2 13 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBBEBD

Cevaplarınız AB cAAADDCDBCDCAACC*  DCEC DA  DD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B BBDDBBCEBADCCDECDDBA

Cevaplarınız ca   d  Bc CaDE    A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 1 78

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 3 64

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Ardışık Sayılar 3 3 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

298,538 46,50
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
HABİL GÜNGÖR 120 56 12 52 53 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10948.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 530 530 10052 10948 % 46,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 3 8 28,25 % 71

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız aBABCD E AC B  CDAADA EBBCBCA aDE bEAEDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız CDEBEd adBB    bDCEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 4 15 10,00 % 33

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 12 4 24 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız Ac    D cA D D   C  C  CcDC CaE         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız  a              ECDA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 0 91

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 3 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Enzimler 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

326,965 32,84
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
HAFSA ZÜMRA DENİZ 120 66 15 39 62 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7732.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 373 373 7069 7732 % 32,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız cBA CDCcBACdBACCDAe AbEBBCBCdAcDE  EAEbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 1 9 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız        D B cDAEADCEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 1 12 16,75 % 56

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 18 1 21 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız AA AB DADABDCD    bAC BC    C       C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız  ee aD CCD BcbD ECDA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 3 56

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 2 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 3 2 0 67

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Tuzlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Enzimler 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

307,380 42,37
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
HASAN BERK TÜRKMEN 120 61 20 39 56 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9975.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 483 483 9159 9975 % 42,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B BABBCCDCABAEBAAADADEBBCBCAAEDECCCDEEEADD

Cevaplarınız BAeBCCDd BAEBAAADbeEBBCBCAAEcEaCCDaaEADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B BECDEEBACDEDABDECADCAACDC

Cevaplarınız aEabEEBAdcEDABcbCdDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 3 10 16,25 % 54

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 17 3 20 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBBEBD

Cevaplarınız cB DA ADDCD CD AAa BC D  CaD            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B BBDDBBCEBADCCDECDDBA

Cevaplarınız          c C        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Ardışık Sayılar 3 3 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

247,245 70,62
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
HASAN KÜÇÜKÇATALBAŞ 120 42 25 53 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16627.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 81 793 793 15049 16627 % 70,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 8 9 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B BABBCCDCABAEBAAADADEBBCBCAAEDECCCDEEEADD

Cevaplarınız cAdBCCD  dAE AAA bbEBeCBCAAEDb  CD EdA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B BECDEEBACDEDABDECADCAACDC

Cevaplarınız aEC   B  a De c C DC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 6 14 8,50 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 6 24 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBBEBD

Cevaplarınız  BdDAcA Dbee   A C    D  d DA           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B BBDDBBCEBADCCDECDDBA

Cevaplarınız   c  deE   dae Ca   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 4 45

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 3 1 0 33

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Enzimler 1 0 1 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

160,583 96,22
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
HİLAL DEMİR 120 17 43 60 6 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22653.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 111 1056 1056 20046 22653 % 96,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 27 4 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız edeaCbC eeacB CdaecebaEadeBeAdbcEd abdD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 12 2 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız CDdacebe Bce AEeaaEa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız       D                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız  eb  D ba           

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 2 6 22

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 2 8 18

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 3 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

277,033 56,13
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
HÜSEYİN CAMBAZ 120 52 25 43 45 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13215.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 636 636 12066 13215 % 56,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız aBAeCDCEeeC BeCCDcADbaEBBCBCAAEDEeEcbEDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız CbEBdACDEBcD AE DCbe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 4 20 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız     B DA   D e     be  C D   a          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız  B ca  Cae    a ECD 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 3 1 1 33

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 2 33

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Enzimler 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

349,333 25,00
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
İNCİ ECRİN AFRASYAP 120 74 16 30 70 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5886.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 284 284 5378 5886 % 25,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B BABBCCDCABAEBAAADADEBBCBCAAEDECCCDEEEADD

Cevaplarınız cABBCCDCdBeEBAAADAbEBBCBCAAEDEeCCDEEEADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B BECDEEBACDEDABDECADCAACDC

Cevaplarınız cEC E B  aEDABDE ADC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 1 13 15,75 % 53

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 16 1 23 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBBEBD

Cevaplarınız  B DAAADDCD  D A C c  D  CED            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BBDDBBCEBADCCDECDDBA

Cevaplarınız aaDe dedBcbCCDECDD A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 3 2 0 67

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Tuzlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Enzimler 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

310,345 40,77
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
İREM KIZIL 120 64 28 28 57 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9599.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 465 465 8817 9599 % 40,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız BBABCDCEaACcebCCDAADAeEBaCBCAAEDE E A DD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız CDcc A D BBD AEADCEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 7 10 11,25 % 38

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 15 8 17 13,00 % 33

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız cc  B DADABDee C dA C  b DC Cba     CB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 4 12 4 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız  add beaaeE c acEaDA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 0 89

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 2 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 3 1 0 33

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

Enzimler 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

236,970 75,35
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
KENAN HAYTA 120 41 35 44 32 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17739.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 85 843 843 15999 17739 % 75,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 10 9 18,50 % 46

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız adABCDC   C  ACbDA ebeEBc BCAeEDE EcAdD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız CDEBb CeEBBDDAa DCbe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 9 16 2,75 % 9

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 5 10 25 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız c c B Dcc acC  C        c Cb b d        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 5 1 -1,25 % 0

TYT Fen 20 2 10 8 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız  a BcbeC e    eeae d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 4 36

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 3 1 0 33

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 2 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

Enzimler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

232,560 77,15
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
KEREM CEM IŞIK 120 41 41 38 30 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18164.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 90 862 862 16360 18164 % 77,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 18 0 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız aaAedDCdBAbAacdCDAdDAbEaBbBCdbEDEaEdAdDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız CbEBEcbD BeDeAcAeCEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 11 13 3,25 % 11

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 7 13 20 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız  c A dDAa  ade    b C db Db aEE  c  b   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız  a   b a            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 3 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 1 0

Bölme Kuralları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

304,800 43,59
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  1048
KEREM İLHA N 120 58 11 51 55 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10262.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 497 497 9425 10262 % 43,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 2 6 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B BABBCCDCABAEBAAADADEBBCBCAAEDECCCDEEEADD

Cevaplarınız BABBCCD   A  AAdDADEBBCBCAAEDECCCDdE ADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B BECDEEBACDEDABDECADCAACDC

Cevaplarınız cECbEEBA DEDABDbC bC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 5 14 9,75 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 5 24 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBBEBD

Cevaplarınız  B DAAA Dbae a d    CBDC  E             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B BBDDBBCEBADCCDECDDBA

Cevaplarınız            C        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 1 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 3 1 1 33

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Bölme Kuralları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

209,518 84,86
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
LİVANUR KARA 120 31 31 58 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19978.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 101 942 942 17880 19978 % 84,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız cdAdCDa BACAB CCDAdeAaEdBCBCA EcEecEAbDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız CDd dbba B cDcccDCb      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 8 21 -1,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 8 31 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız ec  ddc c    e            d C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Ardışık Sayılar 3 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 1 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

466,363 0,77
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
MEHMET EREN KAHRAMAN 120 111 9 0 108 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(182.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 10 10 172 182 % 0,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı B BABBCCDCABAEBAAADADEBBCBCAAEDECCCDEEEADD

Cevaplarınız BABBCCDCABAEaAAADADEBBCBCAAEcEeCCDEEEADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B BECDEEBACDEDABDECADCAACDC

Cevaplarınız cEdDEEBACDEDABDECADC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 30 0 0 30,00 % 100

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 39 1 0 38,75 % 97

Cevap Anahtarı B ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBBEBD

Cevaplarınız ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBBEBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B BBDDBBCEBADCCDECDDBA

Cevaplarınız BBDDBdeEBdDCCDECDDBA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 11 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 3 3 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Enzimler 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

458,925 1,37
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
MELİH GÜL 120 109 11 0 106 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(322.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 17 17 305 322 % 1,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı B BABBCCDCABAEBAAADADEBBCBCAAEDECCCDEEEADD

Cevaplarınız BABBCCDCABAEcAAAbAbEBBCBCAAEDECbCDEEEADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı B BECDEEBACDEDABDECADCAACDC

Cevaplarınız aECDEEBACDEDABDECADC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 30 0 0 30,00 % 100

Geometri 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Matematik 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı B ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBBEBD

Cevaplarınız ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBcEBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B BBDDBBCEBADCCDECDDBA

Cevaplarınız BBDedBeEBADCCDECDDaA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 3 3 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Enzimler 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

257,720 64,82
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
MERT KEREM YILDIRIM 120 44 19 57 39 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15260.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 72 729 729 13833 15260 % 64,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 14 1 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B BABBCCDCABAEBAAADADEBBCBCAAEDECCCDEEEADD

Cevaplarınız dcadCCDCdBeEcAAADbbEcBCBCAAEDb CCDaEdbDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B BECDEEBACDEDABDECADCAACDC

Cevaplarınız BECDEEBACDE AecE ADC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBBEBD

Cevaplarınız  B DA            b                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B BBDDBBCEBADCCDECDDBA

Cevaplarınız  c   d              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 3 1 0 33

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

251,148 68,67
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
MERVE MALGIR 120 43 23 54 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16167.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 77 771 771 14631 16167 % 68,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B BABBCCDCABAEBAAADADEBBCBCAAEDECCCDEEEADD

Cevaplarınız BABBCCDbAabcd e aAbEBBCBCd EDECCCDEEEADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B BECDEEBACDEDABDECADCAACDC

Cevaplarınız  babdEdAbcEDA cbe D      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 4 17 8,00 % 27

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı B ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBBEBD

Cevaplarınız  B DAdA aCc C   A   C D    c            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBDDBBCEBADCCDECDDBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 2 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 3 2 0 67

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

336,253 29,52
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
MUSA OLGAY ŞAKACI 120 71 22 27 65 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6951.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 335 335 6347 6951 % 29,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 5 5 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız BBAcCDC  ACABeC DAADAaEBBCBCcAEDE EdA DD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 1 2 16,75 % 84

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız CD BEA DEBBbDAEADCEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 6 8 14,50 % 48

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 17 6 17 15,50 % 39

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız cA  B DADABcCeBd  AAa BCBD  CcE         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 0 5 2 -1,25 % 0

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 7 10 3 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız  aCBcDeaae  ccecECDA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 1 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 3 2 0 67

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 2 33

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Tuzlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Enzimler 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

255,218 66,49
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
NAGİHAN YILMAZ 120 44 22 54 38 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15653.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 74 747 747 14175 15653 % 66,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız aBAeCDC  AaABACCDAADAbEaBCBCcdEDEeaadEDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız CaEedAaDEBeDDAE DCbC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız       cA     e         b                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız               Da CDb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Ardışık Sayılar 3 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Enzimler 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

350,288 24,57
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
NEHİR İNEBOLU 120 75 19 26 70 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5785.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 279 279 5283 5785 % 24,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız BBAeCDCE A ABACCDAADAaEBBCBCAAaDECEEbEDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız CbEcEd aEBBDDeEADCb      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 1 10 18,75 % 63

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 22 2 16 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız AA AB DADABD eBC CAACC   D  C  a DDD    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız Bd   bD aD Bcbe ECDA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 3 2 0 67

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Tuzlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Enzimler 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

194,078 88,52
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
NESİBE ŞANLIOĞ 120 23 21 76 17 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20841.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 105 978 978 18564 20841 % 88,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 17 7 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız aBABdDC B a  cdbDeeDAcEBBCcedbEbEdE ed  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız    e  C  BB  AEbaCEe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 4 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 5 45

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 3 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

239,853 74,34
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
NİSA ÇALIK 120 40 27 53 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17501.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 83 833 833 15809 17501 % 74,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 15 1 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız BeAaCDC BACdBeCCDcADAbEBBCBdAbacEebdbdDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız bDEeEc DEBaD A cDCb      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 5 21 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 5 31 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız  A  e DAb         cA e   a              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız B      e         C  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 6 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 3 1 1 33

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Enzimler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

275,100 57,23
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
NİSA DOM 120 49 15 56 45 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13473.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 60 648 648 12294 13473 % 57,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız BBAcCDCEdACABeCCDAdDAbEBaCBCAAaDbCEaAdDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız CDEcEACDEBBDDAaADCEe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız       D                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız  a     a        E   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 3 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

260,353 63,58
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
NİSA NUR DEMİREL 120 45 20 55 40 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14969.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 69 716 716 13586 14969 % 63,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 13 5 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız BBAcCDCd AaddbbCDAcDADE BdBCAAaDbeE Ad  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız      A D BeDDAE DeEb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 2 16 11,50 % 38

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 14 3 23 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız AA  B DA ABDC     bc  BC D    E cD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız         a           

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 4 55

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 3 1 1 33

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

287,285 51,34
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
NURDAN BAĞCİ 120 55 23 42 49 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12086.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 583 583 11059 12086 % 51,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız BeAeCDC  AC dACCDeADAbEBBCBCdAEDECccAEDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 1 11 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız C EBE  a B      DCE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 4 12 13,00 % 43

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 4 22 13,00 % 33

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız AA  B cADb DCc  D AACd C D  C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 4 10 6 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız  db abeabe B  e EaDA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Ardışık Sayılar 3 3 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

Enzimler 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

207,838 85,11
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
NURSU GÜNGÖR 120 34 46 40 22 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20038.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 102 944 944 17918 20038 % 85,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 15 5 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız BBAcCDCEBcaAd CbDA DAaEdcbcCA E EeE edae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 12 2 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız eDdaEd a BebbAbcaCEe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 7 19 2,25 % 8

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 5 7 28 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız       cd ed  DBe C c     Dd    B        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 3 12 5 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız  adeacedCDb b b  Cbe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 1 56

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 6 36

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Ardışık Sayılar 3 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Enzimler 1 0 1 0

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

289,485 50,02
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
ROJDA BAKAY 120 53 12 55 50 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11776.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 568 568 10774 11776 % 50,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 6 5 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız BBA CDaE ACdBeaCDAADAbEBBCBCAdE E E AEDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 2 7 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız  a  E  D BB DAEADCEe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 2 17 10,50 % 35

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 2 27 10,50 % 26

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız AA AB DbD BaC  C  A         C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız      c C          De

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 3 1 0 33

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

321,835 35,79
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
RÜMEYSA ÖZBAŞ 120 70 37 13 60 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8427.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 408 408 7734 8427 % 35,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız BBABCDCEB dcBACCDAADAbEdBCBCAAEcEdEdeEDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız CDEcdACa BBDeAaADCEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 9 2 16,75 % 56

Geometri 10 0 5 5 -1,25 % 0

TYT Matematik 40 19 14 7 15,50 % 39

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız AAceB DAcABDCDBCDdbACdeb DCdCEa   a ba a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız c bBeeeCaD   beedCDA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Ardışık Sayılar 3 3 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Bölme Kuralları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Enzimler 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

385,408 15,22
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
RÜMEYSA ÖZKAN 120 89 29 2 81 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3584.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 174 174 3288 3584 % 15,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız eBAcCDaEBAdABACCDAADAbEBBdBCAAEDEdEcAdDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız aaEBEdCacBBcDAaADCEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 1 1 27,75 % 93

Geometri 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Matematik 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız AADAB DADABDCDBCDCAACCBbBDCECEEBDDDDCBea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız caeBeDeCaeEBcbD dCDA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 3 3 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Tuzlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Enzimler 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

415,098 9,43
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
RÜYA TUNAY 120 95 14 11 91 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2220.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 109 109 2053 2220 % 9,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 3 7 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B BABBCCDCABAEBAAADADEBBCBCAAEDECCCDEEEADD

Cevaplarınız BABBCCDaABdE AAADAeEBBCBCAAEDECCCD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B BECDEEBACDEDABDECADCAACDC

Cevaplarınız c eDEdBA DEbABDbeADC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 30 0 0 30,00 % 100

Geometri 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Matematik 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı B ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBBEBD

Cevaplarınız ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBcEBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B BBDDBBCEBADCCDECDDBA

Cevaplarınız BBDDBBebBc CCDECDD A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 0 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 1 64

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 3 3 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Enzimler 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

0,000 98,91
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
SALİH BAYRAM 120 15 59 46 0 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23286.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 113 1076 1076 20426 23286 % 98,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 32 1 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız BaeadcdEacadabCdDb DbadcdCedbbabEddcbdec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 10 5 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız CcddcdbDcBa     aCEe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız  e                                    c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 7 0 -1,75 % 0

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 3 15 2 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız ceddaaeCeacBcDe daa 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 0 9 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 7 27

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 3 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

Enzimler 1 0 1 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

233,935 76,69
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
SARP YETİŞKİN 120 37 23 60 31 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18056.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 89 857 857 16265 18056 % 76,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 12 6 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız BdAcCDC c d   CCDedaAaEBBCBCA EebdEbAEDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız Cac   aD BBDDAEcDCE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 6 21 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 6 31 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız     B accb   e      a    D   E          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız      D a            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 3 56

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Ardışık Sayılar 3 1 0 33

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 2 33

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

230,873 77,85
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
SELENAY KAZAN 120 40 39 41 30 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18328.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 92 869 869 16493 18328 % 77,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 15 2 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B BABBCCDCABAEBAAADADEBBCBCAAEDECCCDEEEADD

Cevaplarınız cABBCCDdc A aAAdDbbEBBCBdAAEcaeCCDbcdcDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B BECDEEBACDEDABDECADCAACDC

Cevaplarınız BEebadB  aEDAacEeAD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 5 6 29 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBBEBD

Cevaplarınız  B c AA   e    AbC  b       d          e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 10 7 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B BBDDBBCEBADCCDECDDBA

Cevaplarınız dBbD dbd b e edC e  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 6 45

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Ardışık Sayılar 3 1 1 33

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Enzimler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

397,623 12,98
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
SENA GÜRER 120 90 16 14 86 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3056.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 149 149 2813 3056 % 12,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B BABBCCDCABAEBAAADADEBBCBCAAEDECCCDEEEADD

Cevaplarınız BABBCCDCdBAaBAAADAbEBBCBCAAEDEeCCDbEEADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B BECDEEBACDEDABDECADCAACDC

Cevaplarınız  EaaEEeA aEDABDE ADC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 0 4 26,00 % 87

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 33 0 7 33,00 % 83

Cevap Anahtarı B ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBBEBD

Cevaplarınız AB DAAA D DBCDCAACCB BDCECEDABDDDCBBB   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B BBDDBBCEBADCCDECDDBA

Cevaplarınız Bace aebBc CCDECD  A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 3 3 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Enzimler 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

325,820 33,43
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
ŞEVMANUR SEVER 120 68 24 28 62 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7870.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 380 380 7202 7870 % 33,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız aBABCDbEBAd BbCCDA DAbEBBCBCAAaDEeEdAEDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız CDEBdA DEBBDDccADCE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 3 13 13,25 % 44

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 15 3 22 14,25 % 36

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız Ac  B DADABD c C  bAC BC D      D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız BdecaeeCaDEBc e dCDA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 1 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 3 2 0 67

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Enzimler 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

202,680 86,08
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
ŞEVVAL BAYKAL 120 30 38 52 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20266.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 103 953 953 18089 20266 % 86,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 20 5 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız BdcBeeC aAa   CaDb DbbEaabcdAAbeEdEdAbDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız dDEBc  DdBdbcb AaCEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 3 5 32 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız ec    DcD B  a                  e       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız  d B eeC      e d  A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 5 44

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 5 45

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 3 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

275,308 57,13
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
ŞEVVAL ÇETİN 120 49 15 56 45 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13451.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 647 647 12275 13451 % 57,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız BeABCDaEBACcBACCDAdD  EBBCcCAbEcECb bEDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız dD  a eDEBBcDA ADCEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 2 19 8,50 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız AA  B DAD  D e      C    D   a          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 3 44

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 2 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 3 1 0 33

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

214,308 83,66
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
SILA İDGÜ 120 28 13 79 24 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19697.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 98 930 930 17652 19697 % 83,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 9 10 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B BABBCCDCABAEBAAADADEBBCBCAAEDECCCDEEEADD

Cevaplarınız cABeCCDC    B  ADc EBaCcCAcaDE CCD cdA D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B BECDEEBACDEDABDECADCAACDC

Cevaplarınız  E    e   EDA Db  D      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBBEBD

Cevaplarınız    D              e   b                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBDDBBCEBADCCDECDDBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 4 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 2 64

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 3 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

296,998 46,96
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
SİMAY BOSTANCI 120 56 14 50 52 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11055.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 535 535 10147 11055 % 46,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı B BABBCCDCABAEBAAADADEBBCBCAAEDECCCDEEEADD

Cevaplarınız cAaBCCDCAdAE AAADAbEBBCBCA EDb eCD EEbDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B BECDEEBACDEDABDECADCAACDC

Cevaplarınız cEC E B  aEDAeDEb DC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 2 13 14,50 % 48

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 16 2 22 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBBEBD

Cevaplarınız  B DAAc D e CD AAC  C D  C DA D         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBDDBBCEBADCCDECDDBA

Cevaplarınız      a              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 0 78

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 3 3 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

216,895 82,63
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
SUALP GÖRGEL 120 32 25 63 25 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19453.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 96 919 919 17443 19453 % 82,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B BABBCCDCABAEBAAADADEBBCBCAAEDECCCDEEEADD

Cevaplarınız eABBaCDCA   eAAbDAaEcBCBCAbEcdCCCDaEEbDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 12 2 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B BECDEEBACDEDABDECADCAACDC

Cevaplarınız cEbbaEB ecbbAaeEe aC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBBEBD

Cevaplarınız    D                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBDDBBCEBADCCDECDDBA

Cevaplarınız      e              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 3 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

234,618 76,15
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
SUDE NAZ YILDIZ 120 38 26 56 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17929.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 87 851 851 16151 17929 % 76,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 15 2 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B BABBCCDCABAEBAAADADEBBCBCAAEDECCCDEEEADD

Cevaplarınız aAaBbCDCdBAEaAAAeAbEdBCBbd EeEebCD aEeDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B BECDEEBACDEDABDECADCAACDC

Cevaplarınız  EeDEEB  aE AecEe DC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBBEBD

Cevaplarınız  BaDA     D     b    db c  D            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBDDBBCEBADCCDECDDBA

Cevaplarınız            d        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 3 44

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 3 1 1 33

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

216,970 82,54
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
SUDENAZ AKTUNA 120 31 21 68 25 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19433.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 95 918 918 17424 19433 % 82,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 10 6 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız eaABCDCa Aa dACCDAA A EB bBdA EDEeEdAdDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız ecbad  DEe  DAE  CE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 5 25 -1,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 5 35 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız  c    c c             a     a           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 1 78

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 3 45

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Ardışık Sayılar 3 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

276,200 56,50
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
SUDENUR BERBER 120 50 18 52 45 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13301.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 58 640 640 12142 13301 % 56,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 8 5 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız aBABCDC dAadB  CDA DAeEBBCcCAAEDE EbAdDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız CD BEd aEBBDDAEADCE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 4 20 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız  A eB DAD  cCe      d                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız  d e   Cae         A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 2 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Ardışık Sayılar 3 1 0 33

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 0 2 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

178,015 92,04
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
SUDENUR KAHRAMAN 120 20 31 69 12 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21669.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 108 1013 1013 19229 21669 % 92,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 16 12 8,00 % 20

Cevap Anahtarı B BABBCCDCABAEBAAADADEBBCBCAAEDECCCDEEEADD

Cevaplarınız ceaBCC bcacde A Dc EB CB db    C c EdbeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B BECDEEBACDEDABDECADCAACDC

Cevaplarınız Bd    B aa     Eb        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 2 5 33 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBBEBD

Cevaplarınız    D b  b b      a               d     D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B BBDDBBCEBADCCDECDDBA

Cevaplarınız   D  edc d b D b D  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 3 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 3 27

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 3 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 2 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

Enzimler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

256,513 65,65
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
SUELNUR ÇAKAL 120 45 24 51 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15456.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 73 738 738 14004 15456 % 65,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B BABBCCDCABAEBAAADADEBBCBCAAEDECCCDEEEADD

Cevaplarınız eABBCCDCd eE AAADbDEBBCBCAAEcEe CDEadbDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B BECDEEBACDEDABDECADCAACDC

Cevaplarınız cECDE B  aaDABcbecDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 0 37 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBBEBD

Cevaplarınız  B D  A                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B BBDDBBCEBADCCDECDDBA

Cevaplarınız B D  db   eededC e A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 3 1 0 33

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Enzimler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

233,945 76,61
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
SULTAN OKUYAN 120 36 19 65 31 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18037.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 88 856 856 16246 18037 % 76,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 8 11 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız B AcCDaEBA  ad CDA  A EBaCcCd EDE   AcDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız ead Ec   B D AcA CE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız AA  B c D  aC       C                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız  dC a D  e      d   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 1 56

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 2 55

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Ardışık Sayılar 3 1 0 33

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

392,413 14,12
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
SÜMEYYE RANA DURSUN 120 87 11 22 84 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3324.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 162 162 3060 3324 % 14,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız cBABCDCEBdCABACCDAADAbEBBCBCAAEcbeEdAEDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız CDEcbAaD BBDDeEADCEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 0 1 29,00 % 97

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 38 0 2 38,00 % 95

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız AADAB DADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEB DDDCBBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız        C            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 3 3 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

300,130 45,54
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
SURA KARABAŞ 120 57 14 49 53 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10721.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 519 519 9843 10721 % 45,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız BBABCDaEBAadaeCCDAdDADEBB BCA aDEaE AEDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız eDE  ACDEeBcDAE DCEe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 1 17 11,75 % 39

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 13 1 26 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız AAD B DAD B  e C  AA        C    D      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız        Ca E         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 1 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 3 2 0 67

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

303,930 44,02
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
TUANA CUMUR 120 61 25 34 54 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10364.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 502 502 9520 10364 % 44,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B BABBCCDCABAEBAAADADEBBCBCAAEDECCCDEEEADD

Cevaplarınız cABBCCDCddAaaAAcDAbEBcCBCAAEeEaCCDEEEADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B BECDEEBACDEDABDECADCAACDC

Cevaplarınız acCcbEBACDcDAeDE  DC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 4 12 13,00 % 43

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 14 5 21 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBBEBD

Cevaplarınız  B DAAA D D C  bAC aC Da CEa         c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B BBDDBBCEBADCCDECDDBA

Cevaplarınız  Bb  a    D   dCDD b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 3 2 0 67

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 1 0

Bölme Kuralları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Enzimler 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

163,245 95,55
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  5107
YİĞİT ÜREN 120 13 23 84 7 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22496.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 110 1049 1049 19913 22496 % 95,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 12 20 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B BABBCCDCABAEBAAADADEBBCBCAAEDECCCDEEEADD

Cevaplarınız BA BCC abce eeddD  Ede Bde              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B BECDEEBACDEDABDECADCAACDC

Cevaplarınız cdebEEcdaD c             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBBEBD

Cevaplarınız b    bAD e                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBDDBBCEBADCCDECDDBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 0 2 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 2 3 18

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Ardışık Sayılar 3 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

209,523 84,78
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
YİĞİT YILDIZ 120 31 32 57 23 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19959.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 100 941 941 17861 19959 % 84,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 17 4 14,75 % 37

Cevap Anahtarı B BABBCCDCABAEBAAADADEBBCBCAAEDECCCDEEEADD

Cevaplarınız cABBCCD c c B AADcbadcCeCAbEDbaeCDaEdbeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B BECDEEBACDEDABDECADCAACDC

Cevaplarınız  ECbbbB bDcDeecECcDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBBEBD

Cevaplarınız b  D eA a        C  d                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B BBDDBBCEBADCCDECDDBA

Cevaplarınız   b        e        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 7 36

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Ardışık Sayılar 3 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

221,503 81,01
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
YUSUF ESAD ERGANLI 120 32 19 69 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19073.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 94 902 902 17120 19073 % 81,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 7 10 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız BBAaCDC BAdc  CeDAADA EBBCBCA ac C  bE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız CDE adbDEBeD ecbeCEb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız   b  c d            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 2 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 1 64

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 3 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

322,553 34,97
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
YUSUF TAŞÇI 120 68 29 23 60 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8233.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 398 398 7544 8233 % 34,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B BABBCCDCABAEBAAADADEBBCBCAAEDECCCDEEEADD

Cevaplarınız cABBaCDCddea AAADAbEBBCBCAbEDEeCCD aEbDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B BECDEEBACDEDABDECADCAACDC

Cevaplarınız cc DE BAC EbAeDECADC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 4 10 15,00 % 50

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 20 6 14 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBBEBD

Cevaplarınız ABd AAA DCe  D b C BC D aC DABDDDC e  c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B BBDDBBCEBADCCDECDDBA

Cevaplarınız caDedBeE cbCaDECD   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 3 2 0 67

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Tuzlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Enzimler 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

267,300 60,34
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
ZEYNEP PEHLİVANOĞLU 120 47 18 55 42 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14205.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 64 681 681 12921 14205 % 60,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 8 6 24,00 % 60

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız eBAeCDa aACAd CCDAADAeEB CBCA aDE  dAEDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız CDEBEcCaEB D AEcbCEb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 4 20 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız     B D  Aa  c C    C  dBb              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız      a        D E   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 2 56

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 1 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 3 1 0 33

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 1 50

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 2 33

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

296,693 47,04
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
ZEYNEP TEKİN 120 64 47 9 52 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11075.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 536 536 10166 11075 % 47,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız BBAcCDCEaACdBACCDAdeAbEBBCBCdAacEeaEAEDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız eaEedeaDdBecDAEAbCbC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 14 2 10,50 % 35

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 16 16 8 12,00 % 30

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız AAcdBeDADABDCeBbcdAebdcCeD c aE D   bd  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız daeeaDcC DEBcDbcECDA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Ardışık Sayılar 3 1 2 33

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 1 50

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 2 33

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 1 0

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Enzimler 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

419,998 8,31
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
ZEYNEP UZAR 120 97 15 8 93 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1956.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 96 96 1806 1956 % 8,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı B BABBCCDCABAEBAAADADEBBCBCAAEDECCCDEEEADD

Cevaplarınız cABBCCDCdBAEBAAADbDEBBCBCAA DECCCDdbE DD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B BECDEEBACDEDABDECADCAACDC

Cevaplarınız BdCDdEBACDEDABDEbADC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 1 3 25,75 % 86

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 33 2 5 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBBEBD

Cevaplarınız AB DAcA DCDBCDCAACC CBDCECEDABDDDC B EBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B BBDDBBCEBADCCDECDDBA

Cevaplarınız BBDDdaCEBc CdDECDDeA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 3 56

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 0 91

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 3 3 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Enzimler 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

367,503 19,31
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

    -  0
ZÜMRA ERBİL 120 81 20 19 76 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4545.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 219 219 4143 4545 % 19,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 114 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B BABBCCDCABAEBAAADADEBBCBCAAEDECCCDEEEADD

Cevaplarınız cABBCCDCdBAEBAAADAbEBBCBCAAEDEdCCDEaEADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B BECDEEBACDEDABDECADCAACDC

Cevaplarınız aEecE Bd DEDeBDECADC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 3 8 18,25 % 61

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 22 3 15 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBBEBD

Cevaplarınız  B DAAA DdeBC  b C BCBDC CEDABD  C     D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B BBDDBBCEBADCCDECDDBA

Cevaplarınız e DedaeEBceCCDECDD A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 3 1 0 33

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Bölme Kuralları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Tuzlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Enzimler 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

232,565 77,07
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

 M  -  216
ADA YAĞIZ ARIK 120 34 13 73 30 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18145.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 861 861 16341 18145 % 77,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 8 12 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B BABBCCDCABAEBAAADADEBBCBCAAEDECCCDEEEADD

Cevaplarınız BAB aCD   e  AA ebbEB CBdA EDb dCD  EADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B BECDEEBACDEDABDECADCAACDC

Cevaplarınız cdCDEEB CaEbABDb  DC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBBEBD

Cevaplarınız    D                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B BBDDBBCEBADCCDECDDBA

Cevaplarınız            C        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 1 56

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 4 45

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 3 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

385,690 15,06
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

 M  -  0
AHMET MELİKŞAH AĞCA 120 87 21 12 81 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3546.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 172 172 3250 3546 % 15,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B BABBCCDCABAEBAAADADEBBCBCAAEDECCCDEEEADD

Cevaplarınız eABBCCDdAdedBAAAeADEBBCBCdAEDECCCDaaEeDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı B BECDEEBACDEDABDECADCAACDC

Cevaplarınız cECDEEBd DEDABDE  DC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 2 3 24,50 % 82

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 31 3 6 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBBEBD

Cevaplarınız AB DAAA cCDBCDCbACCB BDCECEDABDDDC  B Bc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B BBDDBBCEBADCCDECDDBA

Cevaplarınız BBDDddeEBc aCD aDDB 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 3 3 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Bölme Kuralları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

Enzimler 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

367,563 19,22
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

 M  -  0
ARDA ÇERAY 120 80 17 23 75 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4526.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 218 218 4124 4526 % 19,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B BABBCCDCABAEBAAADADEBBCBCAAEDECCCDEEEADD

Cevaplarınız cABBCCDCdBAE AAADAbEBaCBCAAEDE CCDcEdbDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BECDEEBACDEDABDECADCAACDC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 4 1 24,00 % 80

Geometri 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Matematik 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBBEBD

Cevaplarınız ABCDAAA DCeBCDCAACCabBDCECEDdBDDDCBBcEBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B BBDDBBCEBADCCDECDDBA

Cevaplarınız BBDDBBCEBccCaDEbDDBA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 3 3 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Tuzlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

Enzimler 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

301,455 45,10
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

 M  -  0
ARDA EFE BERBER 120 57 15 48 53 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10617.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 514 514 9748 10617 % 45,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 0 27 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B BABBCCDCABAEBAAADADEBBCBCAAEDECCCDEEEADD

Cevaplarınız BABBCCD ABAE AA                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B BECDEEBACDEDABDECADCAACDC

Cevaplarınız cEaDEEBACa               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 3 6 20,25 % 68

Geometri 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Matematik 40 27 5 8 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBBEBD

Cevaplarınız ABCDAAA DCcBCDaAAC B BD ECE e DDDC  aEBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B BBDDBBCEBADCCDECDDBA

Cevaplarınız BB DddbEBcc aDECDb A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 1 0 11

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 3 3 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 1 0

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Tuzlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Enzimler 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

414,988 9,51
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

 M  -  33
ASUDE DURU ERUSTA 120 96 17 7 91 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2240.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 110 110 2072 2240 % 9,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B BABBCCDCABAEBAAADADEBBCBCAAEDECCCDEEEADD

Cevaplarınız cABBCCDdcBAEBAAbDADEBBCBCAAEDECCCDbEEADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı B BECDEEBACDEDABDECADCAACDC

Cevaplarınız BdCaE B  DEDABDECADC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 1 0 28,75 % 96

Geometri 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Matematik 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı B ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBBEBD

Cevaplarınız ABCDAAADDCDBCDCAACCBbBDCECEDABDDDCBBdEBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B BBDDBBCEBADCCDECDDBA

Cevaplarınız BcDbB  bBccCaaECD  A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 3 3 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Tuzlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Enzimler 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

410,780 10,30
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

 M  -  0
ASYA ERGÜLEÇ 120 95 19 6 90 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2426.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 119 119 2243 2426 % 10,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B BABBCCDCABAEBAAADADEBBCBCAAEDECCCDEEEADD

Cevaplarınız cAeBCCDCdBAEdAAADAbEBBCBCAAEDECCCDcEEADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B BECDEEBACDEDABDECADCAACDC

Cevaplarınız cEeaE B CDcDABDECADC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 2 1 26,50 % 88

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 34 2 4 33,50 % 84

Cevap Anahtarı B ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBBEBD

Cevaplarınız AB DAAADDCeBCDCAACCBCBDCECEDdBDDD BB EB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B BBDDBBCEBADCCDECDDBA

Cevaplarınız BBaecdeEBcDCCDECDDeA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 3 3 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Enzimler 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

436,550 4,35
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

 M  -  0
AYŞE DİLAY AKIN 120 103 17 0 98 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1023.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 51 51 951 1023 % 4,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B BABBCCDCABAEBAAADADEBBCBCAAEDECCCDEEEADD

Cevaplarınız cABBaCDCABeEeAAADAbEBBCBCAAEDEeCCDEEEADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B BECDEEBACDEDABDECADCAACDC

Cevaplarınız BEaDEdBACDEDABDEeADC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 2 0 27,50 % 92

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı B ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBBEBD

Cevaplarınız ABCcAAADDCDBCDCAACCBbBDCECEDABDDDCBBBEBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B BBDDBBCEBADCCDECDDBA

Cevaplarınız BBeeBBeEBcDCaDECDDBA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Ardışık Sayılar 3 3 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Enzimler 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

233,300 76,79
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

 M  -  0
AYŞEGÜL ÖZSOY 120 36 19 65 31 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18079.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 858 858 16284 18079 % 76,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 6 9 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B BABBCCDCABAEBAAADADEBBCBCAAEDECCCDEEEADD

Cevaplarınız BABBCCDd      AdDADE  CBCA acEeCCDEEdADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B BECDEEBACDEDABDECADCAACDC

Cevaplarınız      EBd aEDeeeb   C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 5 19 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 5 29 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBBEBD

Cevaplarınız    DA A DCe C   bb a   d                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B BBDDBBCEBADCCDECDDBA

Cevaplarınız   a        e        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 2 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 3 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 0 2 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 1 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

261,128 62,56
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

 M  -  0
AZRA ÖZDEMİR 120 44 14 62 40 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14728.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 704 704 13358 14728 % 62,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B BABBCCDCABAEBAAADADEBBCBCAAEDECCCDEEEADD

Cevaplarınız eABBCCDCdBAEddA abaEBaCBCAAEDEeCCDaEdADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BECDEEBACDEDABDECADCAACDC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 1 16 12,75 % 43

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 1 26 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBBEBD

Cevaplarınız  B DAAA DCe C  A   BC D    D            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B BBDDBBCEBADCCDECDDBA

Cevaplarınız           DC e d   A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 4 55

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 3 1 0 33

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

Enzimler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

350,343 24,49
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

 M  -  0
AZRA SEVİMLİ 120 76 23 21 70 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5766.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 278 278 5264 5766 % 24,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız aBABCDCEBACddACCDAAeAbEBBCBCAAEDEa EAdDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız CDEca  DEBBcDeEADCE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 2 5 22,50 % 75

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 26 4 10 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız AA ABCDADABDdeBCD AAC B BDC CE  bD D  Ba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 5 8 7 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız  dec   CaeE c e dCDA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 0 89

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 3 3 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Enzimler 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

171,258 93,50
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

 M  -  0
BAHADIR TONBUL 120 16 24 80 10 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22013.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 65 1028 1028 19514 22013 % 93,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 19 9 7,25 % 18

Cevap Anahtarı B BABBCCDCABAEBAAADADEBBCBCAAEDECCCDEEEADD

Cevaplarınız ceeBCCaCc AcBecdedadBcCcCAebc  aCD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B BECDEEBACDEDABDECADCAACDC

Cevaplarınız BEC  d  b      dCbe      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBBEBD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBDDBBCEBADCCDECDDBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 1 5 11

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 2 5 18

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 3 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

281,315 54,40
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

 M  -  0
BAKİ ÇETİNÇAKMAK 120 51 15 54 47 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12808.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 617 617 11705 12808 % 54,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız aBAcCDCE ACcBeCCDAdebaEBBCBCA EDE  EAEDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız eb adACD B DeAEcDCEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 1 20 8,75 % 29

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 12 1 27 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız  A  B DA       C   AC    DC  bE  D D    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 3 2 0 67

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

318,928 37,12
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

 M  -  0
BARKIN BAYDEMİR 120 66 26 28 59 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8740.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 424 424 8038 8740 % 37,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı B BABBCCDCABAEBAAADADEBBCBCAAEDECCCDEEEADD

Cevaplarınız eAeeCCDaA A cAA DbbEBBdBCAAEcb bCDEEEADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B BECDEEBACDEDABDECADCAACDC

Cevaplarınız cEeDd B  DEcABcEe DC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 2 4 23,50 % 78

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 26 2 12 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBBEBD

Cevaplarınız AB DAAcDDCD CD AACCBbBDC CEDABD D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B BBDDBBCEBADCCDECDDBA

Cevaplarınız BBc dee B  Cee b D  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 3 64

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 3 3 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

Enzimler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

168,570 94,40
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

 M  -  0
BAŞAR BAŞARAN 120 19 39 62 9 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22225.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 66 1038 1038 19704 22225 % 94,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 22 2 10,50 % 26

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız cdAebeCaa db ACbDdADdbEaeecCAAaeEdEcbEDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 5 0 -1,25 % 0

TYT Sosyal 20 3 17 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız CbdaEeabEeabaea     abadd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 5 44

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 3 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

365,240 20,01
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

 M  -  0
BAŞAR BAŞTÜRK 120 80 20 20 75 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4710.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 227 227 4295 4710 % 20,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B BABBCCDCABAEBAAADADEBBCBCAAEDECCCDEEEADD

Cevaplarınız cABBeCDdAd  BAAAaADEBBCBCdAEDECCCD adADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B BECDEEBACDEDABDECADCAACDC

Cevaplarınız cECDEEBACDEDeBDE ADC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 3 5 21,25 % 71

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 26 3 11 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBBEBD

Cevaplarınız AB DAAA DCDBeD bACC  BDCECaDABDD CB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B BBDDBBCEBADCCDECDDBA

Cevaplarınız B  eddeE c CCaECD cA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 3 3 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Bölme Kuralları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Enzimler 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

332,593 30,62
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

 M  -  0
BELİNAY DEDE 120 69 18 33 64 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7208.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 347 347 6575 7208 % 30,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız BBAcCDCEdACABACCDAAeAbEBBCBCAAEDEeEEAEDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız Cbcab  D BBDDeEADCEe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 0 14 16,00 % 53

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 17 2 21 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız AA  B DA ABD DB   A     BDC CEa cD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız  abBaD CCeE       Dc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 3 1 0 33

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

278,328 55,44
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

 M  -  234
BEYZA DOĞAN 120 49 11 60 46 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13052.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 628 628 11914 13052 % 55,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B BABBCCDCABAEBAAADADEBBCBCAAEDECCCDEEEADD

Cevaplarınız eABBCCDdd  Ed AADAeEBBCBCAAaeEbCCDcEEADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 1 7 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B BECDEEBACDEDABDECADCAACDC

Cevaplarınız  ECDEcBACD     E ADC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 1 20 8,75 % 29

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 1 30 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBBEBD

Cevaplarınız  B D AA D       AC       CEc            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBDDBBCEBADCCDECDDBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 3 2 0 67

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

342,490 27,38
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

 M  -  0
BURAK ÇOBAN 120 71 13 36 67 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6445.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 311 311 5891 6445 % 27,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B BABBCCDCABAEBAAADADEBBCBCAAEDECCCDEEEADD

Cevaplarınız eABBCCDCAaeEeAAADAbEBBCBCAAEDECCCDEEEbDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B BECDEEBACDEDABDECADCAACDC

Cevaplarınız aECDdEBACDaDABDECADC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 3 10 16,25 % 54

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 17 3 20 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBBEBD

Cevaplarınız  B DA A D eBCDbAAC  bBDC CED            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B BBDDBBCEBADCCDECDDBA

Cevaplarınız          c C D C    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 3 3 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Enzimler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

199,298 87,03
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

 M  -  0
BUSE  DİLEK 120 27 30 63 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20490.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 61 963 963 18279 20490 % 87,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 19 4 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız BdAaCDC  cac  CbDAdaAbEBdCcdceEcEaEdbEbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız eDd  d a BeDDba D bb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız   c   a    D D    AA   C                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 5 44

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 6 45

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Ardışık Sayılar 3 1 0 33

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

359,345 21,75
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

 M  -  0
CAN ŞAHİNKAYASI 120 79 24 17 73 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5120.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 247 247 4675 5120 % 21,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız BBAcCDCEBAacBACCDAADAbEdBCBCAAEDEabdbdDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız aDEcE aD BBDDAcADCEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 4 11 14,00 % 47

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 22 4 14 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız cA AB DADABDCa       C aBD ECaEB DDD BB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız  dCBBeDdCDEBdDeaECDA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 3 1 0 33

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Enzimler 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

199,385 86,95
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

 M  -  0
ECEM NUR AYAZ 120 28 34 58 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20471.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 60 962 962 18260 20471 % 86,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 18 6 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B BABBCCDCABAEBAAADADEBBCBCAAEDECCCDEEEADD

Cevaplarınız cAcadCDdc     deDebEdBCBdAAEeEa CDdEdbDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B BECDEEBACDEDABDECADCAACDC

Cevaplarınız cECadcBdbaEeABDE  Da     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 6 22 0,50 % 2

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 3 6 31 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBBEBD

Cevaplarınız    D      e a   b b  eDd               D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBDDBBCEBADCCDECDDBA

Cevaplarınız   c                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 5 44

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 3 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 1 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

317,658 37,96
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

 M  -  0
EGEMEN KARADAĞ 120 67 31 22 59 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8937.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 434 434 8228 8937 % 37,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B BABBCCDCABAEBAAADADEBBCBCAAEDECCCDEEEADD

Cevaplarınız BABBCCDdA   abAADAbEcBCBCAcEcEdCCDEEEbDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B BECDEEBACDEDABDECADCAACDC

Cevaplarınız BaCDdEBAaaEDeBDE ADC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 4 7 18,00 % 60

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 20 4 16 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBBEBD

Cevaplarınız AB DAAc DeeBCDCbAC  CBDCEC   BD         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 1 6 0 -0,50 % 0

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 5 13 2 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B BBDDBBCEBADCCDECDDBA

Cevaplarınız Bace deEdcedaaECb cA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 3 3 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Bölme Kuralları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Tuzlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Enzimler 1 0 1 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

150,660 97,77
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

 M  -  0
ELİF BERİI ÖNCÜIER 120 13 40 67 3 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23019.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 67 1069 1069 20293 23019 % 97,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 12 22 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B BABBCCDCABAEBAAADADEBBCBCAAEDECCCDEEEADD

Cevaplarınız BdeeCC acd  dbd D  Eec Be               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 10 8 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B BECDEEBACDEDABDECADCAACDC

Cevaplarınız  de    dbebbAc  bAe      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 8 20 0,00 % 0

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 3 9 28 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBBEBD

Cevaplarınız cBea   Db   d     b  c    a      d  B   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 2 9 9 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBDDBBCEBADCCDECDDBA

Cevaplarınız daab  ec   b   C Dce

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 2 2 18

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

Ardışık Sayılar 3 1 0 33

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Enzimler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

354,193 23,57
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

 M  -  0
ERDOĞAN BİROL 120 77 22 21 71 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5550.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 268 268 5074 5550 % 23,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı A BBABCDCEBACABACCDAADADEBBCBCAAEDECEEAEDD

Cevaplarınız BBAdCDCE ACABACCDAADAbEBaCBCAbEDEC  eEDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A CDEBEACDEBBDDAEADCECCDCAA

Cevaplarınız CbcaE  a BBDDeEADCEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 2 9 18,50 % 62

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 24 2 14 23,50 % 59

Cevap Anahtarı A AADABCDADABDCDBCDCAACCBCBDCECEEBDDDDCBBB

Cevaplarınız cA AB DADABD D C CbAC   BDC CEE  DDDC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A BBCBBDDCCDEBADDBECDA

Cevaplarınız  aeBabeCaDEBcbDaEbDA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 3 2 0 67

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Bölme Kuralları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Tuzlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

Enzimler 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

321,683 35,87
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

 M  -  0
ESMANUR GÜNEY 120 69 34 17 60 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8446.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 409 409 7753 8446 % 35,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B BABBCCDCABAEBAAADADEBBCBCAAEDECCCDEEEADD

Cevaplarınız cABBCCDadBAEaAAcebbEBBCBCdAEcEdbCDEEEbDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B BECDEEBACDEDABDECADCAACDC

Cevaplarınız  ECbacB CacDAeDEeADC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 4 1 24,00 % 80

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 27 4 9 26,00 % 65

Cevap Anahtarı B ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBBEBD

Cevaplarınız AB DAAAaDCeBCDCAACCBCBDCaCaDABD D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 4 10 6 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B BBDDBBCEBADCCDECDDBA

Cevaplarınız cce  BeE c Cae abD d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 3 3 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

Enzimler 1 0 1 0

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

378,593 17,10
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

 M  -  0
ESME YAMALI 120 83 14 23 79 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4026.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 195 195 3687 4026 % 17,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 5 4 29,75 % 74

Cevap Anahtarı B BABBCCDCABAEBAAADADEBBCBCAAEDECCCDEEEADD

Cevaplarınız  ABBCCDC BAE AAbDAbEBBCBCAAcDE CCDaaEADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 1 4 14,75 % 74

Cevap Anahtarı B BECDEEBACDEDABDECADCAACDC

Cevaplarınız BECaE B  DEDABDE ADC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 3 7 19,25 % 64

Geometri 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Matematik 40 27 5 8 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBBEBD

Cevaplarınız AB DAAA aCeBC  A C  CBDCaCEDABDDDCB aEBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B BBDDBBCEBADCCDECDDBA

Cevaplarınız B D   dE c CaDECDD A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 3 1 0 33

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Enzimler 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

344,878 26,52
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

 M  -  0
ESRANUR DERS 120 73 19 28 68 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6244.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 301 301 5701 6244 % 26,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B BABBCCDCABAEBAAADADEBBCBCAAEDECCCDEEEADD

Cevaplarınız cABBCCDC deE AAAecaEBBCBCAAEDEbCCDabEADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B BECDEEBACDEDABDECADCAACDC

Cevaplarınız BECDa B  aEDAB EeADC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 2 11 16,50 % 55

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 24 3 13 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBBEBD

Cevaplarınız AB cAAADDCcBC    C B     CEDABDDDC B EBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B BBDDBBCEBADCCDECDDBA

Cevaplarınız Ba   d     CdeECDD A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Ardışık Sayılar 3 1 0 33

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Enzimler 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

268,050 59,82
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

 M  -  0
FİRDEVS RANA GÖKDAĞ 120 48 20 52 43 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14083.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 675 675 12807 14083 % 59,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B BABBCCDCABAEBAAADADEBBCBCAAEDECCCDEEEADD

Cevaplarınız dABBCCDdABAEeAAAeA EBBCBCAeEDECCCDEadbDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BECDEEBACDEDABDECADCAACDC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 2 17 10,50 % 35

Geometri 10 5 2 3 4,50 % 45

TYT Matematik 40 16 4 20 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBBEBD

Cevaplarınız  B DAA  DeD C  bAC  C D       D  CeB EBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 8 11 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBDDBBCEBADCCDECDDBA

Cevaplarınız cabc a     Ca  db   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 3 64

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 3 2 0 67

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

Enzimler 1 0 1 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (1.OTURUM)

255,540 66,30
%

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

 M  -  0
GÖKÇESU ÖZDEMİR 120 44 21 55 38 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15608.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 745 745 14137 15608 % 66,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 1082 1082 20558 23543

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 6 5 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B BABBCCDCABAEBAAADADEBBCBCAAEDECCCDEEEADD

Cevaplarınız BABBaCDCA   dAA DAbEBBCBCAeacECCCD EEADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B BECDEEBACDEDABDECADCAACDC

Cevaplarınız  ECb EB CaEDAecE  aC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 6 23 -0,50 % 0

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 2 7 31 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B ABCDAAADDCDBCDCAACCBCBDCECEDABDDDCBBBEBD

Cevaplarınız    c c      C   cb  de            B    e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B BBDDBBCEBADCCDECDDBA

Cevaplarınız BBb  a     C    a   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 3 56

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 1 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Ardışık Sayılar 3 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 1 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0
