
OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 2,54 3,14 1,75 2,04 2,12 1,51 3,23 2,75 2,54 20,38 12,86 17,15 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 2,54 3,16 1,75 2,04 2,13 1,51 3,23 2,77 2,54 20,38 12,94 17,16 214,4 249,0 250,0

KATILIMLAR

1 0 BARIŞ GÜLER 12 30 0 30,00 10 0 10,00 14 0 14,00 13 0 13,00 13 0 13,00 80 0 80,00 224,4 8664 484,9 1 358,8 290

2 715 ERCE ERTEN 12B 30 0 30,00 9 1 8,75 14 0 14,00 12 1 11,75 13 0 13,00 78 2 77,50 362,0 18 480,6 4 429,4 8

3 724 YİĞİT SELİM KARA 12B 28 2 27,50 10 0 10,00 13 1 12,75 12 1 11,75 13 0 13,00 76 4 75,00 258,3 4216 478,5 5 387,0 184

4 0 ZEYNEP SUZAN 12 29 1 28,75 10 0 10,00 13 1 12,75 12 1 11,75 13 0 13,00 77 3 76,25 226,4 8404 476,8 6 357,5 332

5 0 YAĞIZ CELHAN 12 29 1 28,75 10 0 10,00 14 0 14,00 11 2 10,50 12 1 11,75 76 4 75,00 345,4 225 473,1 7 480,6 1

6 754 KEREM TUFAN 12C 29 1 28,75 10 0 10,00 12 2 11,50 10 3 9,25 12 1 11,75 73 7 71,25 231,5 7732 467,8 9 362,7 245

7 678 GAMZE KOCAKAYA 12A 30 0 30,00 10 0 10,00 12 2 11,50 9 4 8,00 13 0 13,00 74 6 72,50 247,0 5588 465,3 11 379,1 229

8 0 EFE GÜLBAHAR 12 30 0 30,00 10 0 10,00 10 4 9,00 12 1 11,75 13 0 13,00 75 5 73,75 258,7 4173 464,3 12 394,4 59

9 720 DAMLA ÇEVLİKLİ 12B 30 0 30,00 10 0 10,00 10 4 9,00 11 2 10,50 11 2 10,50 72 8 70,00 224,2 8666 457,2 17 358,6 291

10 342 GÖKAY MIZRAK 12 30 0 30,00 10 0 10,00 11 2 10,50 10 3 9,25 12 1 11,75 73 6 71,50 218,2 9734 454,8 19 352,4 463

11 717 ALPEREN KORKMAZ 12B 29 1 28,75 10 0 10,00 11 2 10,50 9 3 8,25 11 2 10,50 70 8 68,00 225,8 8529 452,5 22 356,8 336

12 863 FATMA ŞAHİN 12E 26 3 25,25 9 1 8,75 10 3 9,25 11 2 10,50 12 1 11,75 68 10 65,50 225,6 8612 446,3 25 343,4 567

13 0 MELİH GÜL   30 0 30,00 10 0 10,00 7 4 6,00 10 1 9,75 10 2 9,50 67 7 65,25 222,6 9002 442,9 28 357,0 335

14 814 POYRAZ ŞENSES 12D 28 2 27,50 10 0 10,00 10 4 9,00 10 3 9,25 12 1 11,75 70 10 67,50 230,4 7901 442,7 29 351,8 466

15 0 BERKSU HASTÜRK   23 1 22,75 10 0 10,00 12 2 11,50 9 2 8,50 13 0 13,00 67 5 65,75 221,9 9088 442,5 30 336,1 667

16 743 ATA EFE GENÇ 12B 27 1 26,75 9 1 8,75 12 2 11,50 9 4 8,00 12 1 11,75 69 9 66,75 218,9 9646 441,7 32 340,6 573

17 780 IRMAK BÜYÜKYAZICI 12C 28 2 27,50 10 0 10,00 12 2 11,50 7 4 6,00 10 2 9,50 67 10 64,50 224,3 8665 440,2 33 351,8 467

18 0 TAHA GÖZLEMECİOĞLU 12 28 2 27,50 9 1 8,75 11 3 10,25 11 2 10,50 10 3 9,25 69 11 66,25 215,7 9921 437,0 35 339,5 575

19 832 PINAR TÜZÜN 12E 29 1 28,75 9 0 9,00 9 4 8,00 11 2 10,50 11 2 10,50 69 9 66,75 210,9 10668 434,5 37 338,7 580

20 0 MEHMET EREN KAHRAMAN  25 3 24,25 10 0 10,00 12 2 11,50 8 5 6,75 10 3 9,25 65 13 61,75 225,5 8614 433,7 38 344,0 566

21 0 BARKIN DURGUT 12 25 4 24,00 10 0 10,00 10 4 9,00 11 2 10,50 12 1 11,75 68 11 65,25 212,3 10490 431,6 40 329,6 858

22 742 METE DİRİK 12B 25 3 24,25 9 1 8,75 9 5 7,75 12 1 11,75 10 3 9,25 65 13 61,75 218,3 9693 428,0 44 333,1 758

23 744 NAZLI SEREN ALTINSOY 12C 25 4 24,00 9 0 9,00 9 5 7,75 8 5 6,75 12 1 11,75 63 15 59,25 224,4 8663 427,5 45 339,3 576

24 751 EDA BORA 12C 29 0 29,00 10 0 10,00 8 4 7,00 10 2 9,50 6 2 5,50 63 8 61,00 220,6 9344 427,2 46 352,1 465

25 843 EMİRHAN KILIÇ 12E 23 7 21,25 10 0 10,00 12 2 11,50 8 5 6,75 11 2 10,50 64 16 60,00 222,6 9004 426,1 47 332,6 763

26 0 AYŞE İREM KASAP 12A 29 0 29,00 10 0 10,00 10 4 9,00 7 6 5,50 10 3 9,25 66 13 62,75 239,0 6553 425,0 49 371,2 234

27 732 RÜZGAR YALÇIN 12B 23 4 22,00 9 0 9,00 13 1 12,75 8 5 6,75 10 3 9,25 63 13 59,75 225,8 8530 425,0 50 332,3 806

28 809 FERHAN SENA AKAR 12D 23 2 22,50 10 0 10,00 10 4 9,00 8 3 7,25 11 2 10,50 62 11 59,25 249,0 5337 424,3 52 357,4 333

29 0 SEVGİ FEREOĞLU   29 1 28,75 9 1 8,75 10 4 9,00 6 7 4,25 11 2 10,50 65 15 61,25 215,3 9970 422,5 53 342,5 569
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30 722 ERIM SEVEN 12B 24 4 23,00 8 2 7,50 10 4 9,00 9 2 8,50 10 3 9,25 61 15 57,25 224,1 8668 420,6 56 332,1 808

31 797 AYŞE NERGİS TURAN 12D 26 1 25,75 9 1 8,75 9 5 7,75 7 5 5,75 11 2 10,50 62 14 58,50 216,9 9825 417,0 101 335,8 668

32 210 DORUK UÇAK 12A 25 5 23,75 9 1 8,75 9 4 8,00 6 6 4,50 12 1 11,75 61 17 56,75 219,2 9562 414,6 103 332,6 762

33 0 DOĞA KISA 12 26 2 25,50 8 1 7,75 10 4 9,00 9 4 8,00 8 3 7,25 61 14 57,50 217,3 9782 413,5 106 332,7 761

34 0 AYŞE DİLAY AKIN  M 22 2 21,50 10 0 10,00 9 2 8,50 8 3 7,25 11 1 10,75 60 8 58,00 332,9 431 412,4 107 383,0 226

35 335 MİRAY AKKAYA 12 26 1 25,75 9 1 8,75 9 4 8,00 5 2 4,50 11 2 10,50 60 10 57,50 212,9 10436 409,7 148 331,6 810

36 711 BORA ALAYOĞLU 12 27 2 26,50 7 3 6,25 11 3 10,25 7 4 6,00 9 4 8,00 61 16 57,00 214,3 10221 408,4 149 328,2 871

37 0 YAĞIZ EGE AÇAR 12 27 2 26,50 9 1 8,75 9 5 7,75 11 2 10,50 8 5 6,75 64 15 60,25 258,8 4172 404,7 194 344,8 563

38 0 AHMET ALPER ŞAHİN 12 22 5 20,75 9 0 9,00 10 3 9,25 9 3 8,25 10 3 9,25 60 14 56,50 207,0 11130 400,3 324 312,3 1402

39 1074 GÖKÇE AKTAŞ 12A 25 3 24,25 7 3 6,25 11 3 10,25 10 3 9,25 9 4 8,00 62 16 58,00 201,7 11843 398,4 326 308,9 1665

40 248 ÖMER ZENGİN 12B 27 2 26,50 10 0 10,00 6 8 4,00 6 5 4,75 10 3 9,25 59 18 54,50 235,6 7298 397,3 328 360,6 246

41 762 AHMET EGE SOLCAN 12C 24 2 23,50 9 0 9,00 8 4 7,00 7 2 6,50 10 2 9,50 58 10 55,50 201,0 11893 391,9 460 313,8 1229

42 311 FURKAN YÜKSEL 12 18 4 17,00 9 1 8,75 9 4 8,00 8 3 7,25 12 1 11,75 56 13 52,75 207,7 10999 391,5 462 301,9 1976

43 851 MERVE ÇELİK 12E 25 4 24,00 8 0 8,00 5 7 3,25 6 4 5,00 9 3 8,25 53 18 48,50 216,7 9832 389,4 509 328,7 866

44 0 DAMLA TUNUS 12A 25 4 24,00 6 3 5,25 7 5 5,75 8 5 6,75 8 4 7,00 54 21 48,75 216,7 9831 389,2 511 321,0 991

45 0 ŞEVVAL GÜNAL 12 23 2 22,50 9 0 9,00 8 5 6,75 7 1 6,75 6 4 5,00 53 12 50,00 212,9 10437 387,7 513 323,3 975

46 0 RÜYA TUNAY   26 4 25,00 10 0 10,00 6 7 4,25 8 3 7,25 6 2 5,50 56 16 52,00 205,5 11348 386,6 514 325,4 966

47 842 ECEM AKMAN 12E 25 4 24,00 6 2 5,50 10 4 9,00 8 5 6,75 6 6 4,50 55 21 49,75 212,6 10445 385,8 516 317,5 1128

48 0 ALİ MURAT GÜNEYTEPE 12 23 6 21,50 7 3 6,25 8 5 6,75 7 5 5,75 12 1 11,75 57 20 52,00 201,8 11798 383,5 562 301,4 1978

49 0 ELİF BETÜL SÜRÜCÜ 12A 21 5 19,75 8 1 7,75 7 5 5,75 9 1 8,75 9 4 8,00 54 16 50,00 210,8 10711 382,9 603 310,1 1621

50 204 DEVRAN GÜLKAN 12A 25 3 24,25 6 4 5,00 7 4 6,00 9 3 8,25 7 2 6,50 54 16 50,00 207,4 11046 382,8 604 311,3 1567

51 831 BENSU YAŞAR 12E 26 1 25,75 8 2 7,50 7 4 6,00 4 6 2,50 8 4 7,00 53 17 48,75 210,7 10712 382,2 605 325,9 924

52 0 ALİ SAMED ÖZASLAN 12 22 6 20,50 8 1 7,75 8 5 6,75 6 5 4,75 11 2 10,50 55 19 50,25 205,1 11394 381,5 607 306,2 1679

53 0 CEREN GÜNGÖRDÜ 12 28 2 27,50 8 2 7,50 9 2 8,50 2 9 -0,25 7 3 6,25 54 18 49,50 209,1 10939 381,2 608 329,1 862

54 737 SUDE NUR KOYUNCU 12B 21 4 20,00 10 0 10,00 6 5 4,75 6 3 5,25 9 3 8,25 52 15 48,25 280,8 2784 378,6 733 328,3 870

55 774 ERSAN BEKİR DEMİRTAŞ 12C 22 2 21,50 8 1 7,75 10 4 9,00 5 4 4,00 7 6 5,50 52 17 47,75 211,0 10666 378,4 734 315,1 1183

56 0 GÜLNUR YAVUZ 12 24 2 23,50 8 1 7,75 7 5 5,75 5 3 4,25 10 3 9,25 54 14 50,50 201,3 11848 378,2 735 310,7 1613

57 725 GAMZE AZAN 12B 24 3 23,25 8 1 7,75 7 7 5,25 5 6 3,50 7 6 5,50 51 23 45,25 215,4 9968 377,2 816 324,5 968

58 0 ZEYNEP UZAR   24 1 23,75 7 0 7,00 9 5 7,75 5 5 3,75 7 4 6,00 52 15 48,25 207,4 11043 376,6 897 315,6 1180
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59 2190 VAĞMUR BİÇİCİ 12 21 3 20,25 8 1 7,75 6 5 4,75 4 5 2,75 9 3 8,25 48 17 43,75 217,9 9778 376,5 898 318,7 1078

60 0 İLKER BEDİR 12 23 2 22,50 6 2 5,50 6 6 4,50 5 7 3,25 8 5 6,75 48 22 42,50 221,2 9257 376,2 900 322,2 982

61 267 BERKE BİRCAN 12B 17 3 16,25 1 2 0,50 7 4 6,00 11 1 10,75 13 0 13,00 49 10 46,50 258,2 4259 375,6 901 329,3 860

62 380 ARDA ÖZYÜREK 12 25 5 23,75 9 1 8,75 6 6 4,50 6 5 4,75 8 5 6,75 54 22 48,50 201,6 11844 372,6 947 314,4 1187

63 0 ASYA SENYÜCEL   28 2 27,50 8 2 7,50 6 5 4,75 3 10 0,50 7 6 5,50 52 25 45,75 208,7 10949 371,4 954 328,7 865

64 1035 ARDA ERTAŞ 12 21 4 20,00 9 1 8,75 7 4 6,00 7 5 5,75 8 5 6,75 52 19 47,25 203,0 11618 370,1 959 305,4 1721

65 0 ASYA ERGÜLEÇ  M 23 2 22,50 7 2 6,50 5 5 3,75 7 2 6,50 8 4 7,00 50 15 46,25 203,8 11488 369,2 962 307,0 1675

66 0 ELİF AKYÜZ 12 21 3 20,25 7 2 6,50 8 4 7,00 6 5 4,75 5 6 3,50 47 20 42,00 215,9 9920 367,6 1007 313,2 1313

67 280 GÜLİN GÜLTEKİN 12C 24 3 23,25 9 0 9,00 6 7 4,25 5 6 3,50 7 6 5,50 51 22 45,50 204,8 11438 367,1 1008 317,1 1133

68 1008 GÖKBERK ŞENER 12H 26 2 25,50 5 1 4,75 5 4 4,00 8 5 6,75 8 4 7,00 52 16 48,00 196,7 12467 366,6 1050 303,1 1929

69 0 BERENSU ŞİMŞEK   23 4 22,00 6 3 5,25 6 6 4,50 8 2 7,50 8 4 7,00 51 19 46,25 201,2 11850 366,2 1051 299,4 2115

70 857 BEGÜM YARBASAN 12E 21 4 20,00 6 3 5,25 8 4 7,00 3 6 1,50 7 4 6,00 45 21 39,75 219,4 9561 365,2 1055 312,6 1359

71 19 MUSTAFA EMRE İPEK 12A 20 2 19,50 7 2 6,50 9 3 8,25 6 3 5,25 9 4 8,00 51 14 47,50 197,9 12373 365,0 1096 292,5 2717

72 0 AYSENA TAŞ   22 4 21,00 6 2 5,50 8 2 7,50 4 2 3,50 5 2 4,50 45 12 42,00 213,0 10433 364,5 1138 309,5 1622

73 960 NEVAL KÜP 12C 19 4 18,00 6 1 5,75 7 6 5,50 5 1 4,75 8 3 7,25 45 15 41,25 211,8 10574 362,8 1184 300,7 1984

74 0 MELEK BUDAK   21 5 19,75 7 2 6,50 6 5 4,75 8 4 7,00 8 5 6,75 50 21 44,75 201,0 11892 361,6 1229 296,4 2249

75 691 DAMLANUR YAKUT 12 23 3 22,25 6 3 5,25 8 6 6,50 4 6 2,50 6 6 4,50 47 24 41,00 236,7 6847 361,6 1230 327,7 876

76 862 MUKADDES AKIN 12D 19 3 18,25 4 2 3,50 4 8 2,00 7 3 6,25 13 0 13,00 47 16 43,00 202,7 11666 361,0 1231 285,6 3478

77 224 ELİF KARABULUT 12 20 2 19,50 5 1 4,75 2 3 1,25 6 5 4,75 11 2 10,50 44 13 40,75 209,0 10942 360,7 1234 299,1 2119

78 204 METEHAN AYDIN 12A 24 5 22,75 8 0 8,00 4 3 3,25 4 3 3,25 7 2 6,50 47 13 43,75 202,6 11707 360,4 1275 310,6 1616

79 1273 NEHİR DOLDURUR 12G 21 3 20,25 8 0 8,00 4 5 2,75 3 8 1,00 9 4 8,00 45 20 40,00 212,3 10489 360,4 1276 313,6 1230

80 759 BORAN ÖZGÜR DİRİOĞLU 12C 22 4 21,00 4 3 3,25 8 6 6,50 5 7 3,25 7 3 6,25 46 23 40,25 210,6 10756 357,8 1400 300,8 1982

81 0 SUEDA KAYAPINAR  M 25 4 24,00 9 0 9,00 5 6 3,50 4 4 3,00 8 4 7,00 51 18 46,50 192,6 12975 357,6 1401 306,4 1678

82 721 YİĞİT SAVAŞ 12B 16 8 14,00 7 2 6,50 5 8 3,00 4 5 2,75 10 1 9,75 42 24 36,00 218,6 9650 356,4 1444 298,6 2122

83 0 MELDA KÖSE  M 21 7 19,25 6 4 5,00 5 9 2,75 5 8 3,00 9 4 8,00 46 32 38,00 247,7 5464 353,9 1569 339,1 578

84 0 KÜBRA AKİPEK  MB 20 5 18,75 8 2 7,50 6 2 5,50 4 2 3,50 7 2 6,50 45 13 41,75 198,6 12244 349,9 1781 294,0 2343

85 1083 MUSTAFA BECERİK 12A 21 3 20,25 5 2 4,50 9 2 8,50 6 4 5,00 7 5 5,75 48 16 44,00 193,5 12879 349,8 1782 284,5 3644

86 770 HALİL EMRE YAVER 12 28 2 27,50 10 0 10,00 38 2 37,50 312,5 1096 349,4 1784 443,2 2

87 864 EYLÜL BAYIK 12E 21 7 19,25 6 2 5,50 6 5 4,75 3 1 2,75 6 3 5,25 42 18 37,50 209,0 10941 348,7 1825 300,5 1985
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88 700 MURAT ASAF AYDIN 12A 17 5 15,75 5 1 4,75 7 7 5,25 7 3 6,25 7 6 5,50 43 22 37,50 208,2 10955 348,1 1826 287,8 3186

89 0 POLAT AKTAŞ 12D 30 0 30,00 9 0 9,00 39 0 39,00 392,0 5 347,5 1828 437,6 6

90 0 MERT CAN TOMAR   22 3 21,25 6 1 5,75 7 5 5,75 4 9 1,75 3 9 0,75 42 27 35,25 215,6 9925 347,5 1829 313,6 1232

91 0 DOĞA COŞKUNTUNA 12 17 3 16,25 6 0 6,00 8 4 7,00 5 6 3,50 9 1 8,75 45 14 41,50 196,3 12470 346,9 1872 280,5 3868

92 0 NERMİN BIÇKICI 12B 23 3 22,25 5 0 5,00 4 5 2,75 5 3 4,25 4 7 2,25 41 18 36,50 209,4 10938 346,2 1874 307,9 1670

93 0 BEKİR TALHA TÜRK 12G 20 5 18,75 5 2 4,50 4 8 2,00 8 2 7,50 7 4 6,00 44 21 38,75 201,7 11802 346,2 1875 288,8 3138

94 38 ÖZGÜR YILMAZ 12B 27 2 26,50 10 0 10,00 37 2 36,50 311,7 1140 345,8 1877 439,5 4

95 0 TUANA ÇEKİN   21 6 19,50 5 3 4,25 9 5 7,75 6 5 4,75 8 4 7,00 49 23 43,25 191,1 13194 345,8 1878 279,3 4076

96 0 FURKAN EMİR YILDIZ   23 3 22,25 8 1 7,75 4 2 3,50 2 1 1,75 2 0 2,00 39 7 37,25 206,8 11134 345,0 1879 312,8 1357

97 0 RÜMEYSA ÖZKAN   23 3 22,25 8 2 7,50 5 7 3,25 6 4 5,00 5 6 3,50 47 22 41,50 194,0 12755 344,3 1882 298,8 2121

98 0 EFEBERK BALKIŞ 12 23 3 22,25 7 3 6,25 9 4 8,00 7 6 5,50 12 1 11,75 58 17 53,75 160,3 16071 344,2 1883 260,6 7435

99 0 YUSUF ARDA AKGÜN 12 16 6 14,50 8 1 7,75 7 6 5,50 3 7 1,25 8 4 7,00 42 24 36,00 208,1 10956 343,5 1924 292,6 2556

100 219 BEYZA ELMAS 12A 19 7 17,25 7 2 6,50 3 6 1,50 7 4 6,00 6 5 4,75 42 24 36,00 243,9 5922 342,8 1928 317,3 1130

101 0 DENİZ NUR TURA   23 3 22,25 8 2 7,50 6 6 4,50 4 5 2,75 7 6 5,50 48 22 42,50 188,4 13626 341,2 1972 293,1 2471

102 752 SENA SEVİM 12C 20 3 19,25 5 1 4,75 5 9 2,75 1 4 0,00 7 3 6,25 38 20 33,00 233,7 7510 341,0 1974 302,8 1931

103 2081 ECE İDİL ÇETİNKAYA 12 21 1 20,75 6 0 6,00 5 2 4,50 5 0 5,00 7 3 6,25 44 6 42,50 187,5 13756 340,8 1975 283,9 3690

104 0 ARDA AKİN 12 13 6 11,50 9 0 9,00 7 4 6,00 2 6 0,50 8 4 7,00 39 20 34,00 208,9 10945 338,4 2063 288,6 3181

105 1191 EMİR BURHAN YILDIZ 12D 18 5 16,75 7 1 6,75 7 4 6,00 4 3 3,25 8 4 7,00 44 17 39,75 192,9 12927 338,1 2065 280,4 3869

106 757 AYŞENUR YUSUFOĞLU 12C 21 0 21,00 2 1 1,75 3 8 1,00 2 1 1,75 7 1 6,75 35 11 32,25 210,0 10766 336,5 2069 296,0 2251

107 0 MELİH FURKAN BİLGİN  M 24 2 23,50 6 2 5,50 8 5 6,75 6 6 4,50 11 2 10,50 55 17 50,75 160,3 16071 335,7 2070 262,0 7225

108 1012 CANSU ÇELEBİ 12E 18 3 17,25 5 1 4,75 3 7 1,25 5 3 4,25 9 2 8,50 40 16 36,00 197,5 12416 334,6 2153 281,0 3863

109 2100 ZEYNEP KARGACI 12A 15 3 14,25 5 2 4,50 1 6 -0,50 7 1 6,75 7 4 6,00 35 16 31,00 210,5 10757 334,4 2155 285,4 3561

110 277 ÖYKÜ ÖKLÜK 12C 22 1 21,75 8 1 7,75 2 7 0,25 7 3 6,25 4 7 2,25 43 19 38,25 192,0 13063 333,9 2197 296,1 2250

111 0 SEMANUR YAVUZ  M 19 2 18,50 6 1 5,75 5 4 4,00 6 3 5,25 7 3 6,25 43 13 39,75 186,6 13926 332,3 2320 276,0 4493

112 862 ERDEM KOMAR 12 20 4 19,00 7 1 6,75 5 6 3,50 2 6 0,50 4 4 3,00 38 21 32,75 206,5 11137 332,1 2321 300,7 1983

113 0 SENA GÜRER 12 21 3 20,25 6 4 5,00 6 4 5,00 3 5 1,75 5 6 3,50 41 22 35,50 198,7 12243 331,5 2322 291,3 2848

114 303 BEGÜM ACAR 12D 16 4 15,00 5 2 4,50 4 7 2,25 2 8 0,00 11 2 10,50 38 23 32,25 203,5 11530 330,1 2365 280,3 3871

115 801 ÖNCÜ KILIÇ 12D 17 4 16,00 6 3 5,25 5 7 3,25 6 6 4,50 5 8 3,00 39 28 32,00 206,0 11183 330,1 2366 287,7 3187

116 1265 MUSTAFA BAYKAL 12 23 5 21,75 10 0 10,00 33 5 31,75 372,4 11 329,3 2492 431,8 7
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 2,54 3,14 1,75 2,04 2,12 1,51 3,23 2,75 2,54 20,38 12,86 17,15 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 2,54 3,16 1,75 2,04 2,13 1,51 3,23 2,77 2,54 20,38 12,94 17,16 214,4 249,0 250,0

KATILIMLAR

117 0 ÖMER KARAAVCI 12 21 4 20,00 4 4 3,00 1 4 0,00 8 3 7,25 4 8 2,00 38 23 32,25 200,7 11935 327,1 2654 287,1 3270

118 765 BÜŞRA EYLÜL BAHAR 12C 18 8 16,00 7 2 6,50 10 3 9,25 3 7 1,25 3 8 1,00 41 28 34,00 200,7 11937 327,1 2655 285,6 3478

119 0 UĞUR UZUN 12 16 4 15,00 5 2 4,50 4 7 2,25 6 4 5,00 6 6 4,50 37 23 31,25 204,1 11482 326,7 2698 280,8 3865

120 1280 NİSA KAYA 12F 23 2 22,50 4 5 2,75 5 3 4,25 5 7 3,25 7 5 5,75 44 22 38,50 185,1 14022 326,7 2699 277,2 4408

121 0 ELENAY DEMİRER 12A 17 4 16,00 5 1 4,75 4 6 2,50 2 7 0,25 8 5 6,75 36 23 30,25 246,1 5751 326,6 2700 327,8 874

122 1200 EYLÜL AVCI 12C 16 4 15,00 5 2 4,50 7 5 5,75 2 4 1,00 7 4 6,00 37 19 32,25 224,8 8660 325,3 2782 302,3 1973

123 33 ASUDE DURU ERUSTA  M 23 7 21,25 6 4 5,00 0 4 -1,00 4 6 2,50 3 4 2,00 36 25 29,75 317,2 848 324,1 2866 337,2 661

124 682 SUĞRA EVRENSEL 12A 17 4 16,00 4 1 3,75 4 8 2,00 5 2 4,50 6 4 5,00 36 19 31,25 204,0 11483 323,9 2867 278,6 4200

125 871 MELİH MUHAMMED SEZER12 18 4 17,00 5 3 4,25 3 8 1,00 6 3 5,25 4 6 2,50 36 24 30,00 233,1 7635 320,4 2994 301,4 1979

126 1179 YAĞIZ ALP TERZİOĞLU 12F 21 1 20,75 5 1 4,75 0 3 -0,75 2 3 1,25 9 2 8,50 37 10 34,50 186,3 13969 318,8 3119 279,1 4078

127 0 EMİR YAYIKÇI 12 24 3 23,25 7 2 6,50 7 5 5,75 6 5 4,75 6 6 4,50 50 21 44,75 160,3 16071 317,5 3160 264,0 6647

128 1163 MERVE ATSIZ 12H 17 1 16,75 5 0 5,00 3 7 1,25 5 2 4,50 10 2 9,50 40 12 37,00 178,0 14826 317,2 3202 260,1 7598

129 854 SILA KIPÇIK 12E 19 6 17,50 4 2 3,50 6 3 5,25 4 4 3,00 5 6 3,50 38 21 32,75 192,3 12979 317,0 3203 272,8 5034

130 807 ÇEYLİN IŞIK 12 18 5 16,75 5 0 5,00 4 5 2,75 3 4 2,00 2 6 0,50 32 20 27,00 209,9 10807 316,9 3204 293,2 2470

131 251 EMİRHAN HERK 12 17 3 16,25 4 2 3,50 4 6 2,50 6 3 5,25 5 4 4,00 36 18 31,50 193,1 12925 315,7 3327 270,2 5646

132 1156 CEREN KIZIL 12E 20 0 20,00 5 1 4,75 2 7 0,25 2 3 1,25 7 3 6,25 36 14 32,50 189,3 13538 315,5 3328 280,1 3912

133 1136 BERK AYBERK 12D 18 3 17,25 2 3 1,25 8 3 7,25 4 7 2,25 7 4 6,00 39 20 34,00 187,1 13883 315,0 3329 260,5 7476

134 0 CEREN YILMAZ   17 2 16,50 6 0 6,00 3 8 1,00 6 6 4,50 5 6 3,50 37 22 31,50 212,9 10437 314,1 3370 285,9 3397

135 1046 EMİRHAN  *LILI 12F 19 2 18,50 2 0 2,00 4 8 2,00 3 6 1,50 7 5 5,75 35 21 29,75 195,9 12514 314,0 3372 275,2 4619

136 1232 İBRAHİM TUNÇ 12G 17 1 16,75 4 4 3,00 5 4 4,00 3 1 2,75 7 4 6,00 36 14 32,50 187,5 13757 312,3 3416 264,4 6604

137 352 NAZ TOPRAK 12 20 5 18,75 7 1 6,75 7 7 5,25 4 7 2,25 10 3 9,25 48 23 42,25 160,3 16071 311,6 3499 252,2 9568

138 693 BORA SALTIK 12A 12 9 9,75 3 5 1,75 7 5 5,75 5 5 3,75 4 8 2,00 31 32 23,00 278,8 2868 310,8 3581 273,1 4908

139 776 İREM NUR DURMAZOĞLU 12C 20 4 19,00 0 4 -1,00 7 4 6,00 1 3 0,25 4 3 3,25 32 18 27,50 200,4 11940 310,0 3627 272,8 5033

140 0 BAŞAR BAŞTÜRK  M 14 1 13,75 4 0 4,00 4 2 3,50 4 0 4,00 7 2 6,50 33 5 31,75 186,1 13971 309,2 3711 257,3 8299

141 0 FURKAN AKMERCAN 12 20 4 19,00 5 3 4,25 2 9 -0,25 3 7 1,25 6 6 4,50 36 29 28,75 191,6 13149 306,9 3913 278,3 4201

142 0 EKİN SU GÖKKURT   18 4 17,00 3 5 1,75 3 7 1,25 5 7 3,25 4 7 2,25 33 30 25,50 219,8 9512 306,5 3915 295,0 2297

143 0 BARAN EFE YENİ   21 3 20,25 2 1 1,75 5 4 4,00 4 4 3,00 6 2 5,50 38 14 34,50 175,4 14965 305,2 3996 258,2 8173

144 1138 FURKAN EFE ERYİĞİT 12C 20 4 19,00 4 3 3,25 5 5 3,75 3 5 1,75 5 7 3,25 37 24 31,00 185,3 14019 304,9 3997 269,0 5772

145 0 CEYLİN NAZ ÖÇAL   23 4 22,00 2 2 1,50 25 6 23,50 307,5 1304 304,7 4039 399,0 57
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 2,54 3,14 1,75 2,04 2,12 1,51 3,23 2,75 2,54 20,38 12,86 17,15 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 2,54 3,16 1,75 2,04 2,13 1,51 3,23 2,77 2,54 20,38 12,94 17,16 214,4 249,0 250,0

KATILIMLAR

146 0 SILA AKSOY   6 3 5,25 5 1 4,75 7 5 5,75 3 5 1,75 10 3 9,25 31 17 26,75 195,4 12522 304,6 4040 245,4 11224

147 0 ERDOĞAN BİROL  M 19 2 18,50 5 2 4,50 5 7 3,25 7 3 6,25 2 10 -0,50 38 24 32,00 181,8 14540 303,8 4123 267,5 6142

148 769 GÜLCE YILDIZ 12C 16 4 15,00 2 0 2,00 2 0 2,00 1 1 0,75 7 2 6,50 28 7 26,25 195,1 12657 303,4 4125 264,6 6603

149 0 MELEK YAMAN  M 14 8 12,00 6 2 5,50 2 8 0,00 3 8 1,00 8 5 6,75 33 31 25,25 214,5 10179 303,3 4126 286,1 3396

150 1002 AKIN EKİCİ 12K 20 6 18,50 7 1 6,75 27 7 25,25 300,6 1608 301,8 4210 396,8 58

151 1950 ALEYNA BEKTAŞ 12A 13 8 11,00 4 1 3,75 3 5 1,75 3 2 2,50 6 2 5,50 29 18 24,50 221,9 9087 301,1 4251 286,1 3395

152 0 SALİHA ZEREN KAVAK   20 1 19,75 4 4 3,00 2 4 1,00 4 3 3,25 6 5 4,75 36 17 31,75 178,0 14825 301,0 4252 262,9 7056

153 0 YAZ IRMAK BALCI 12E 15 3 14,25 4 1 3,75 5 0 5,00 6 2 5,50 30 6 28,50 187,1 13882 300,9 4253 248,7 10514

154 0 SİMAY KAPCAN 12D 14 4 13,00 2 2 1,50 3 4 2,00 6 0 6,00 8 3 7,25 33 13 29,75 182,3 14452 300,6 4255 244,4 11752

155 1142 BERRA ALPARSLAN 12H 19 8 17,00 1 4 0,00 3 5 1,75 5 5 3,75 9 3 8,25 37 25 30,75 178,7 14813 299,7 4378 247,7 10645

156 108 DERYA YİLMAZ 12D 24 2 23,50 5 0 5,00 29 2 28,50 278,5 2989 299,5 4379 383,0 227

157 1110 ASLI İPÇİ 12G 18 4 17,00 5 1 4,75 4 4 3,00 5 4 4,00 1 2 0,50 33 15 29,25 184,0 14239 298,5 4421 266,3 6314

158 9360 SİYAMİ MERT ATAK 12A 14 6 12,50 7 1 6,75 4 6 2,50 2 3 1,25 5 1 4,75 32 17 27,75 185,8 13974 297,1 4543 261,2 7431

159 1275 NEHİR SÜTLÜ 12 18 4 17,00 4 1 3,75 4 1 3,75 1 3 0,25 4 5 2,75 31 14 27,50 185,8 13976 295,3 4625 265,4 6519

160 0 KEREM ELMAS   19 4 18,00 5 2 4,50 2 7 0,25 2 1 1,75 2 5 0,75 30 19 25,25 191,0 13235 295,3 4626 275,7 4576

161 0 TİBET İLGÜN   17 2 16,50 2 2 1,50 6 3 5,25 4 0 4,00 3 7 1,25 32 14 28,50 183,5 14283 295,2 4627 255,4 8829

162 206 ŞÜKRÜ BÜLBÜL 12A 22 2 21,50 1 1 0,75 4 4 3,00 7 2 6,50 5 3 4,25 39 12 36,00 160,3 16071 293,9 4788 243,2 12000

163 1000 AHMET KARAASLAN 12H 17 3 16,25 3 2 2,50 7 5 5,75 2 5 0,75 4 5 2,75 33 20 28,00 182,1 14496 292,2 4870 256,0 8546

164 270 MİRAY ELİTAŞ 12C 12 3 11,25 4 1 3,75 1 5 -0,25 4 3 3,25 1 4 0,00 22 16 18,00 241,6 6218 291,6 4873 307,2 1674

165 24 DELFİN BALCI 12A 20 5 18,75 3 4 2,00 23 9 20,75 399,1 4 291,3 4915 378,1 230

166 0 EFECAN EŞİT 12 20 5 18,75 5 0 5,00 6 7 4,25 2 8 0,00 3 8 1,00 36 28 29,00 178,7 14815 291,3 4916 266,3 6313

167 388 EFEKARTAL KILINÇ 12A 14 2 13,50 4 1 3,75 3 6 1,50 7 2 6,50 8 4 7,00 36 15 32,25 166,6 15651 291,3 4917 235,8 13656

168 0 SONER SÜLEYMAN SEVER   21 3 20,25 5 1 4,75 26 4 25,00 283,0 2738 290,9 4959 377,9 231

169 0 MİNEL ÖZLÜ  M 15 5 13,75 3 0 3,00 1 5 -0,25 2 3 1,25 6 5 4,75 27 18 22,50 192,6 12973 290,5 4960 261,4 7389

170 0 NEHİR BAYDAR 12 9 3 8,25 2 2 1,50 3 7 1,25 4 3 3,25 9 3 8,25 27 18 22,50 251,5 5047 290,4 4961 270,0 5687

171 0 BEREN BECEREN 12A 15 2 14,50 5 0 5,00 4 5 2,75 2 6 0,50 6 6 4,50 32 19 27,25 179,9 14716 289,3 4965 255,8 8587

172 2104 BARBAROS YİĞİT 12C 12 5 10,75 1 1 0,75 4 6 2,50 4 0 4,00 5 6 3,50 26 18 21,50 194,9 12660 289,1 5046 249,1 10270

173 0 NEHİR AKDEMİR 12 15 8 13,00 5 0 5,00 1 8 -1,00 3 5 1,75 5 4 4,00 29 25 22,75 190,2 13482 288,7 5047 262,3 7222

174 240 MİRAY BEK 12B 12 5 10,75 3 2 2,50 6 6 4,50 2 6 0,50 8 4 7,00 31 23 25,25 183,5 14284 287,5 5052 242,1 12333
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 2,54 3,14 1,75 2,04 2,12 1,51 3,23 2,75 2,54 20,38 12,86 17,15 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 2,54 3,16 1,75 2,04 2,13 1,51 3,23 2,77 2,54 20,38 12,94 17,16 214,4 249,0 250,0

KATILIMLAR

175 0 ZEYNEP BERNA YAŞAR  M 23 3 22,25 1 4 0,00 24 7 22,25 264,8 3752 286,4 5133 351,4 468

176 0 TAHA EKİM 12A 17 2 16,50 4 1 3,75 4 5 2,75 1 4 0,00 5 7 3,25 31 19 26,25 209,6 10892 286,4 5134 288,6 3180

177 0 ESME YAMALI  M 11 4 10,00 3 1 2,75 3 5 1,75 4 2 3,50 5 5 3,75 26 17 21,75 226,3 8405 286,2 5135 285,0 3563

178 159 SÜMEYYE  ANA DURSUN 12 17 2 16,50 3 1 2,75 20 3 19,25 284,2 2692 284,0 5378 363,1 243

179 0 CEYDA İNCEHASAN   18 4 17,00 4 1 3,75 22 5 20,75 284,7 2691 283,9 5379 367,8 238

180 0 CAN ŞAHİNKAYASI  M 11 8 9,00 4 1 3,75 3 3 2,25 2 5 0,75 8 2 7,50 28 19 23,25 183,7 14281 283,1 5540 241,0 12538

181 338 MELİH FAZLIOĞLU 12E 19 5 17,75 3 4 2,00 3 7 1,25 5 4 4,00 8 5 6,75 38 25 31,75 172,4 15160 282,9 5541 248,8 10313

182 1113 ŞEYMA SOYLU 12L 21 2 20,50 2 0 2,00 23 2 22,50 244,6 5840 281,1 5863 331,2 852

183 0 MEHMET ORKUN CENGİZ  M 11 4 10,00 2 3 1,25 2 2 1,50 1 0 1,00 6 4 5,00 22 13 18,75 194,0 12753 280,8 5944 247,5 10646

184 0 SILA CEMRE TURHAN   20 3 19,25 1 2 0,50 21 5 19,75 328,0 515 280,7 5985 364,5 242

185 0 SILA AKÇA 12 18 6 16,50 4 3 3,25 22 9 19,75 373,9 9 280,0 6066 371,0 235

186 15 İKRA GİRİ T 12A 19 6 17,50 6 3 5,25 25 9 22,75 290,2 2397 279,8 6067 379,1 228

187 0 BİRCE SU ÇOBAN   13 3 12,25 1 0 1,00 5 6 3,50 1 3 0,25 7 5 5,75 27 17 22,75 267,4 3622 278,4 6113 272,6 5035

188 1347 ZÜHRE YİĞİT 12K 17 7 15,25 1 0 1,00 18 7 16,25 266,6 3666 274,3 6326 336,6 665

189 250 GÖKHAN GEZERİM 12B 13 8 11,00 1 4 0,00 5 7 3,25 2 6 0,50 8 4 7,00 29 29 21,75 179,8 14720 274,2 6328 232,0 14397

190 0 BUSE ALKIN   16 2 15,50 5 0 5,00 21 2 20,50 228,8 8108 273,1 6413 309,2 1623

191 0 YAĞIZ NAZLIGÜL   17 8 15,00 4 4 3,00 4 5 2,75 5 6 3,50 3 10 0,50 33 33 24,75 171,7 15248 272,9 6414 243,2 11999

192 608 ÇİĞDEM TOSUN 12C 9 9 6,75 3 3 2,25 4 8 2,00 2 6 0,50 7 5 5,75 25 31 17,25 189,9 13491 272,2 6455 237,0 13365

193 0 İNCİ ECRİN AFRASYAP   17 2 16,50 1 0 1,00 1 4 0,00 2 7 0,25 4 3 3,25 25 16 21,00 179,9 14718 272,2 6456 250,2 10064

194 1162 DİLAY ELİTAŞ 12I 19 1 18,75 1 1 0,75 20 2 19,50 259,9 4125 272,0 6497 338,7 579

195 18 AYŞE KÜBRA ÇETİNTAŞ 12 16 7 14,25 3 1 2,75 19 8 17,00 376,9 7 271,8 6498 367,0 239

196 0 ELİF NİRA GÜÇ 12H 13 8 11,00 2 2 1,50 5 5 3,75 3 2 2,50 3 5 1,75 26 22 20,50 181,8 14539 271,4 6539 238,3 13196

197 0 RÜMEYSA ÖZBAŞ 12 13 11 10,25 4 4 3,00 4 8 2,00 4 3 3,25 7 5 5,75 32 31 24,25 172,2 15244 270,4 6585 230,5 14809

198 0 NURBAHAR ŞARAR   10 1 9,75 3 0 3,00 6 3 5,25 4 3 3,25 4 7 2,25 27 14 23,50 173,0 15155 270,4 6586 230,0 14973

199 0 YİĞİT YAĞIZ 12 11 4 10,00 2 6 0,50 3 6 1,50 9 3 8,25 25 19 20,25 178,8 14812 270,3 6627 228,2 15479

200 0 SUDE SOPUT  M 16 4 15,00 1 2 0,50 1 7 -0,75 3 6 1,50 5 7 3,25 26 26 19,50 181,6 14582 270,2 6628 246,5 11056

201 211 ELİF BERRA ŞENTÜRK 12A 16 8 14,00 4 2 3,50 2 9 -0,25 3 5 1,75 2 8 0,00 27 32 19,00 183,4 14285 269,6 6632 253,9 9119

202 0 EYLÜL ARSLAN   12 2 11,50 2 1 1,75 1 5 -0,25 1 5 -0,25 4 5 2,75 20 18 15,50 192,0 13022 269,4 6634 251,0 9895

203 1299 SENA KIRAN 12B 14 2 13,50 4 2 3,50 2 2 1,50 1 1 0,75 3 3 2,25 24 10 21,50 175,7 14963 268,5 6716 244,6 11630
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 2,54 3,14 1,75 2,04 2,12 1,51 3,23 2,75 2,54 20,38 12,86 17,15 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 2,54 3,16 1,75 2,04 2,13 1,51 3,23 2,77 2,54 20,38 12,94 17,16 214,4 249,0 250,0

KATILIMLAR

204 1330 YAĞIZ ÖZYURT 12H 12 6 10,50 1 1 0,75 2 9 -0,25 0 4 -1,00 6 7 4,25 21 27 14,25 194,2 12751 268,5 6757 247,7 10644

205 0 AZRA SEVİMLİ  M 11 3 10,25 3 6 1,50 4 3 3,25 5 3 4,25 23 15 19,25 213,9 10267 267,8 6799 265,3 6520

206 0 ELİF CEREN AYDIN   13 8 11,00 3 3 2,25 3 7 1,25 4 8 2,00 5 8 3,00 28 34 19,50 179,5 14724 267,3 6840 238,1 13198

207 0 ELİF SUBAŞ   16 5 14,75 2 3 1,25 18 8 16,00 290,6 2353 266,6 6922 342,4 570

208 0 VAĞMUR PAKIR  M 15 1 14,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 18 2 17,50 184,5 14193 266,5 6923 247,3 10891

209 0 BUĞRA CEYLAN   13 12 10,00 3 4 2,00 3 6 1,50 1 7 -0,75 8 4 7,00 28 33 19,75 176,7 14917 265,7 6926 231,6 14442

210 704 ELİF SU ÖFLAZ  M 9 4 8,00 2 0 2,00 5 6 3,50 3 3 2,25 7 3 6,25 26 16 22,00 170,5 15341 265,0 6968 219,7 16874

211 73 KIVANÇ ÖZDEMİR 12A 20 8 18,00 7 2 6,50 8 6 6,50 7 5 5,75 7 6 5,50 49 27 42,25 119,1 26130 264,1 7013 206,8 20501

212 0 ŞEVVAL ŞANLI 12E 8 3 7,25 4 5 2,75 3 2 2,50 5 7 3,25 20 17 15,75 238,7 6554 263,7 7054 237,1 13363

213 0 NİSA SEMİZ 12 10 3 9,25 4 2 3,50 2 5 0,75 4 5 2,75 5 6 3,50 25 21 19,75 195,7 12516 263,0 7097 253,4 9242

214 1326 URAL EGE DOĞAN 12D 13 11 10,25 5 5 3,75 7 7 5,25 4 8 2,00 5 8 3,00 34 39 24,25 163,9 15769 262,9 7138 223,9 16111

215 261 BİLAL FURKAN ERGİN 12A 9 4 8,00 4 5 2,75 1 0 1,00 7 2 6,50 21 11 18,25 178,0 14824 262,6 7179 221,9 16407

216 0 ELİF KATIRCI 12 16 4 15,00 1 2 0,50 17 6 15,50 341,2 266 261,4 7267 345,8 561

217 0 EGEMEN KESKİN   14 10 11,50 2 5 0,75 16 15 12,25 246,6 5590 261,3 7268 304,6 1763

218 0 FURKAN SAMET TOKGÖZ   16 3 15,25 4 3 3,25 20 6 18,50 236,0 7052 261,3 7269 311,2 1568

219 28 ESLİN ZEYNEP ÇELİK 12B 14 4 13,00 3 0 3,00 17 4 16,00 259,3 4130 261,1 7271 328,4 869

220 3070 ÖMER KALENDER 12B 15 8 13,00 7 2 6,50 1 5 -0,25 3 3 2,25 3 1 2,75 29 19 24,25 275,0 3164 260,9 7313 272,1 5159

221 1095 ALPER BATU YİKAR 12G 10 3 9,25 0 2 -0,50 5 7 3,25 3 2 2,50 4 3 3,25 22 17 17,75 178,6 14816 260,9 7354 224,6 15947

222 0 KEREM ÖZKURT 12 12 6 10,50 4 4 3,00 16 10 13,50 255,5 4469 260,9 7355 317,4 1129

223 2210 CEMRE KANAAT 12 11 2 10,50 2 4 1,00 1 2 0,50 2 6 0,50 16 14 12,50 192,7 12970 260,7 7397 244,1 11833

224 0 ZEHRA HAYAT ÇEVİK   13 5 11,75 2 1 1,75 15 6 13,50 370,6 14 260,5 7398 348,7 513

225 2290 İLKİM ÇOLAKOĞLU 12A 11 5 9,75 3 1 2,75 3 3 2,25 3 4 2,00 3 7 1,25 23 20 18,00 205,1 11393 259,3 7400 262,5 7181

226 476 KÜBRA ÇAKIRLAR 12B 11 3 10,25 2 0 2,00 2 2 1,50 4 2 3,50 4 6 2,50 23 13 19,75 170,6 15340 258,6 7441 226,0 15773

227 1001 HAYRUNNİSA GÜL 12D 18 7 16,25 4 3 3,25 3 8 1,00 3 8 1,00 2 10 -0,50 30 36 21,00 167,5 15606 257,9 7484 243,0 12163

228 1244 KEREM KAĞITÇI 12G 9 5 7,75 2 1 1,75 5 3 4,25 1 2 0,50 4 5 2,75 21 16 17,00 178,2 14822 257,6 7525 226,3 15689

229 0 NİSA TİRAKİOĞLU  M 8 7 6,25 7 1 6,75 1 5 -0,25 0 3 -0,75 4 8 2,00 20 24 14,00 185,0 14064 257,4 7526 243,0 12164

230 313 TAYFUN SAROVA 12D 12 15 8,25 1 3 0,25 2 10 -0,50 2 5 0,75 6 6 4,50 23 39 13,25 184,5 14192 255,8 7731 230,0 14892

231 346 İREM BÜYÜKÖKSÜZ 12C 17 5 15,75 3 0 3,00 20 5 18,75 290,4 2395 254,9 7852 311,0 1609

232 0 NAİME ESMANUR ŞEN  M 13 1 12,75 1 0 1,00 14 1 13,75 269,1 3497 253,9 7974 332,3 807
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 2,54 3,14 1,75 2,04 2,12 1,51 3,23 2,75 2,54 20,38 12,86 17,15 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 2,54 3,16 1,75 2,04 2,13 1,51 3,23 2,77 2,54 20,38 12,94 17,16 214,4 249,0 250,0

KATILIMLAR

233 0 DENİZ ÖZBAY   8 6 6,50 3 3 2,25 1 4 0,00 1 0 1,00 3 1 2,75 16 14 12,50 199,0 12158 253,2 8058 245,7 11181

234 0 ESRANUR DERS   8 7 6,25 4 2 3,50 1 5 -0,25 4 4 3,00 4 7 2,25 21 25 14,75 178,1 14823 252,8 8059 226,9 15606

235 1052 DİLARA İCLAL ATA 12E 10 8 8,00 2 0 2,00 2 7 0,25 3 5 1,75 6 5 4,75 23 25 16,75 172,4 15201 252,8 8060 221,6 16453

236 5369 İZAY KARAKAŞ 12A 5 13 1,75 2 5 0,75 3 7 1,25 3 6 1,50 8 2 7,50 21 33 12,75 182,5 14410 252,6 8101 211,3 19188

237 1039 MELİKE ERAĞCA 12A 15 7 13,25 2 2 1,50 1 3 0,25 2 1 1,75 20 13 16,75 179,6 14723 252,2 8143 235,6 13741

238 0 İBRAHİM ARDA ÖZTÜRK 12I 13 4 12,00 0 3 -0,75 13 7 11,25 350,5 141 252,2 8144 332,6 804

239 1058 GÖKTUĞ EFE KARAEL 12K 8 2 7,50 8 2 7,50 336,9 309 252,1 8145 327,8 873

240 0 İPEK GÜNGÖR  M 10 10 7,50 1 2 0,50 1 5 -0,25 3 6 1,50 6 5 4,75 21 28 14,00 177,8 14828 250,9 8228 221,7 16410

241 770 RABİA ABLAK 12A 14 3 13,25 1 0 1,00 0 5 -1,25 1 6 -0,50 6 5 4,75 22 19 17,25 168,9 15474 250,8 8269 229,8 15095

242 0 KUTAY AŞAN   13 3 12,25 7 0 7,00 2 6 0,50 1 2 0,50 2 5 0,75 25 16 21,00 160,3 16071 250,7 8270 234,8 13946

243 261 ECE IRMAK ALTAY 12B 10 1 9,75 4 2 3,50 3 6 1,50 0 2 -0,50 2 6 0,50 19 17 14,75 177,4 14912 250,5 8312 235,8 13655

244 354 AHMET KARADENİZ 12E 3 3 2,25 3 6 1,50 2 3 1,25 5 3 4,25 13 15 9,25 189,3 13537 248,9 8478 217,6 17372

245 0 EFE YAVAŞER   11 2 10,50 1 2 0,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 15 8 13,00 180,0 14714 248,8 8480 231,0 14726

246 492 EMİRHAN ÖZBEK 12B 11 1 10,75 1 1 0,75 4 6 2,50 0 4 -1,00 5 3 4,25 21 15 17,25 168,3 15598 248,7 8481 221,6 16452

247 0 EFEKAN SELEN  M 21 1 20,75 2 0 2,00 23 1 22,75 252,4 4845 247,1 8765 340,0 574

248 521 AKASYA DEMİR 12F 8 5 6,75 4 1 3,75 12 6 10,50 332,1 432 246,8 8849 331,1 853

249 316 ZEHRA ARAÇ 12B 9 0 9,00 2 2 1,50 11 2 10,50 242,7 6090 246,7 8850 295,8 2294

250 1272 NAZ YÜKSEL 12A 13 8 11,00 1 0 1,00 0 8 -2,00 2 5 0,75 4 4 3,00 20 25 13,75 216,6 9876 246,2 8892 273,0 5031

251 0 SILA ÖZGÜNDÜZ  M 4 6 2,50 0 2 -0,50 2 8 0,00 2 1 1,75 6 4 5,00 14 21 8,75 285,0 2689 246,1 8894 263,3 7012

252 5044 HAZAL DEMİRÖZ 12 15 4 14,00 1 1 0,75 16 5 14,75 259,5 4129 245,6 8978 325,1 967

253 1092 TUANA KURU 12B 7 6 5,50 3 1 2,75 2 3 1,25 1 1 0,75 1 5 -0,25 14 16 10,00 184,5 14191 244,7 9059 229,4 15144

254 0 SUDE CAN 12C 12 7 10,25 1 1 0,75 13 8 11,00 262,5 3960 244,5 9060 317,7 1127

255 0 EFE KIVANÇ AVCILAR 12 10 3 9,25 2 2 1,50 1 2 0,50 3 4 2,00 2 6 0,50 18 17 13,75 173,3 15149 244,1 9104 224,7 15946

256 0 YAĞIZ BORAN İŞLEV 12 11 8 9,00 6 1 5,75 2 9 -0,25 4 3 3,25 3 7 1,25 26 28 19,00 158,5 25935 243,9 9105 220,5 16786

257 0 BEYZA DURSUNKAYA  M 11 11 8,25 2 4 1,00 3 9 0,75 0 9 -2,25 5 7 3,25 21 40 11,00 179,7 14721 243,3 9189 227,1 15604

258 0 FATİHHAN DURUÇAY  M 6 13 2,75 3 5 1,75 3 10 0,50 5 8 3,00 5 8 3,00 22 44 11,00 178,7 14814 242,8 9191 212,9 18612

259 1174 BENGİSU BUÇUKÇU 12H 7 7 5,25 3 3 2,25 4 2 3,50 4 5 2,75 18 17 13,75 172,0 15245 242,1 9275 214,3 18322

260 20 IRMAK ÜNSAL 12D 11 2 10,50 3 2 2,50 14 4 13,00 264,1 3755 241,9 9356 291,9 2719

261 0 HASAN ERSÜREN 12B 8 2 7,50 3 1 2,75 2 4 1,00 3 2 2,50 5 5 3,75 21 14 17,50 191,6 13108 241,8 9357 239,1 12788
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 2,54 3,14 1,75 2,04 2,12 1,51 3,23 2,75 2,54 20,38 12,86 17,15 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 2,54 3,16 1,75 2,04 2,13 1,51 3,23 2,77 2,54 20,38 12,94 17,16 214,4 249,0 250,0

KATILIMLAR

262 1091 SU ŞEVVAL GÖNENÇ 12L 10 1 9,75 1 0 1,00 11 1 10,75 239,7 6466 241,1 9479 293,5 2426

263 1251 MEHMET EKİCİLER 12 9 3 8,25 3 3 2,25 1 0 1,00 2 1 1,75 15 7 13,25 171,8 15247 240,7 9560 216,1 17866

264 0 YUSUF TAŞÇI   11 1 10,75 1 4 0,00 0 5 -1,25 3 3 2,25 3 5 1,75 18 18 13,50 169,4 15390 240,3 9604 220,6 16743

265 0 AYŞEGÜL PEKMEZCİ 12 11 3 10,25 2 1 1,75 13 4 12,00 270,1 3455 240,1 9645 328,4 868

266 0 ELA CEREN GÜMÜŞ 12 3 14 -0,50 1 6 -0,50 7 4 6,00 4 5 2,75 4 4 3,00 19 33 10,75 194,4 12708 239,8 9646 213,8 18446

267 0 EKİN SİNECİK   7 6 5,50 1 1 0,75 1 3 0,25 2 1 1,75 5 4 4,00 16 15 12,25 247,3 5546 239,3 9687 259,1 8042

268 0 SAİT TUNAY BAYOL 12 9 9 6,75 1 2 0,50 7 3 6,25 1 5 -0,25 3 7 1,25 21 26 14,50 167,7 15603 238,3 9770 209,2 19922

269 0 SUDENAS TINMAZ  M 9 7 7,25 4 5 2,75 1 4 0,00 8 2 7,50 22 18 17,50 156,8 25985 238,3 9771 197,9 22779

270 0 ESRA NUR ÖZER   13 5 11,75 13 5 11,75 253,6 4677 238,2 9772 310,7 1613

271 0 ŞEYMANUR SEVER 12 6 4 5,00 1 2 0,50 2 5 0,75 2 4 1,00 6 4 5,00 17 19 12,25 179,8 14719 238,2 9773 216,8 17698

272 1190 ELİFSU ÇELİK 12D 3 7 1,25 3 1 2,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 5 0 5,00 12 13 8,75 179,2 14769 237,3 9775 212,0 18820

273 361 FURKAN BATI 12A 7 12 4,00 0 2 -0,50 3 5 1,75 4 4 3,00 5 6 3,50 19 29 11,75 252,9 4841 236,9 9819 228,6 15316

274 4120 MEHMET KAYRA UYSAL 12A 11 7 9,25 2 3 1,25 4 7 2,25 2 7 0,25 3 8 1,00 22 32 14,00 326,5 557 236,8 9820 291,9 2761

275 0 CEREN EKAL 12 8 5 6,75 1 4 0,00 3 4 2,00 1 3 0,25 5 5 3,75 18 21 12,75 207,6 11002 236,5 9821 222,6 16202

276 849 BATUHAN ALP ARSLAN 12E 4 7 2,25 0 2 -0,50 2 9 -0,25 1 6 -0,50 7 4 6,00 14 28 7,00 220,3 9345 236,3 9903 209,2 19921

277 461 MEHMET ESAT ALAMUR 12 8 4 7,00 1 1 0,75 1 4 0,00 2 1 1,75 3 3 2,25 15 13 11,75 232,1 7728 235,1 10028 246,2 11057

278 0 EGE AÇİL   12 9 9,75 5 0 5,00 7 2 6,50 2 0 2,00 1 8 -1,00 27 19 22,25 144,1 26050 234,9 10070 205,6 20833

279 0 DORUK ÖZTÜRK 12 9 5 7,75 0 2 -0,50 3 8 1,00 3 8 1,00 3 8 1,00 18 31 10,25 173,7 15143 234,5 10074 215,3 18072

280 0 NURAV BEŞLİ  M 8 2 7,50 3 1 2,75 3 7 1,25 1 7 -0,75 3 8 1,00 18 25 11,75 169,6 15389 234,1 10077 219,5 16957

281 1054 MİNEL İYİSÖZLÜ 12D 9 4 8,00 1 0 1,00 2 7 0,25 1 6 -0,50 4 6 2,50 17 23 11,25 192,5 12976 233,6 10119 239,7 12703

282 464 SERRA EROL 12A 9 3 8,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 11 4 10,00 265,8 3748 233,4 10121 254,4 8955

283 0 ERTUĞRUL KAFALAR  M 9 2 8,50 0 2 -0,50 9 4 8,00 313,5 1054 233,3 10122 311,8 1486

284 0 NECİBE ŞEVVAL GÜVEN 12 4 3 3,25 2 1 1,75 3 4 2,00 2 2 1,50 3 6 1,50 14 16 10,00 173,2 15150 233,2 10123 208,6 20245

285 1276 NEHİR TEYMUR 12A 10 14 6,50 4 6 2,50 2 6 0,50 3 8 1,00 4 8 2,00 23 42 12,50 165,9 15661 233,1 10125 212,2 18818

286 62 BURAK KONYALI 12A 7 5 5,75 2 1 1,75 2 4 1,00 0 1 -0,25 4 0 4,00 15 11 12,25 166,3 15655 233,0 10126 208,4 20327

287 0 NİSANUR ÖZGÜL  M 10 2 9,50 0 1 -0,25 10 3 9,25 258,0 4300 232,8 10207 308,2 1668

288 1254 MEHMET UĞUR HACIM 12A 11 10 8,50 3 2 2,50 2 4 1,00 4 6 2,50 20 22 14,50 196,2 12472 232,7 10249 249,0 10271

289 515 EBRAR DALKIRAN 12G 7 1 6,75 2 0 2,00 9 1 8,75 242,4 6132 232,6 10290 284,3 3647

290 0 EGEMEN KARADAĞ  M 7 3 6,25 3 2 2,50 4 7 2,25 1 2 0,50 2 6 0,50 17 20 12,00 205,7 11306 232,3 10371 243,1 12161
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 2,54 3,14 1,75 2,04 2,12 1,51 3,23 2,75 2,54 20,38 12,86 17,15 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 2,54 3,16 1,75 2,04 2,13 1,51 3,23 2,77 2,54 20,38 12,94 17,16 214,4 249,0 250,0

KATILIMLAR

291 0 MEHMET SALİH AKBAŞ  M 12 7 10,25 12 7 10,25 247,2 5547 231,5 10453 299,9 2111

292 0 ELİF YOLBAŞI 12 8 1 7,75 0 1 -0,25 8 2 7,50 352,6 140 231,0 10536 316,7 1136

293 51 NAGİHAN NUR DOLUCA 12D 9 2 8,50 3 2 2,50 12 4 11,00 276,8 3120 231,0 10537 296,0 2252

294 1088 SELİN ERSÖZ 12A 8 6 6,50 2 2 1,50 4 7 2,25 1 10 -1,50 2 6 0,50 17 31 9,25 173,5 15145 230,6 10620 217,2 17496

295 5226 CANKUT NEGİŞ 12A 6 0 6,00 1 1 0,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 2 4 1,00 12 15 8,25 175,0 14968 230,2 10822 215,3 18073

296 67 İREM NAZ SAVATLI 12 5 0 5,00 4 2 3,50 9 2 8,50 349,2 142 229,7 10864 312,6 1400

297 65 MERT KUMKAYA 12C 11 2 10,50 0 1 -0,25 11 3 10,25 212,5 10486 229,6 10866 263,9 6849

298 315 DENİZ KURT 12A 11 1 10,75 0 2 -0,50 2 3 1,25 1 2 0,50 1 3 0,25 15 11 12,25 163,7 15772 229,2 10947 213,3 18449

299 0 MERYEM SENA BULUT  M 4 2 3,50 0 1 -0,25 4 3 3,25 189,4 13535 228,7 10988 221,1 16617

300 47 EDA KÖKSAL   9 1 8,75 9 1 8,75 346,4 183 228,3 11071 312,4 1401

301 0 BERK ÖRKMEZ 12 6 11 3,25 5 3 4,25 3 10 0,50 3 3 2,25 3 6 1,50 20 33 11,75 195,6 12517 227,9 11152 238,7 12950

302 2061 ELİF CANITEZ   11 1 10,75 1 0 1,00 12 1 11,75 249,6 5294 227,8 11153 306,4 1677

303 0 ALEYNA GÖÇMEN 12 7 3 6,25 1 4 0,00 1 2 0,50 4 2 3,50 13 11 10,25 207,3 11127 227,8 11154 247,3 10890

304 0 ASLI SENA AKÇAKOÇ   10 6 8,50 2 0 2,00 12 6 10,50 278,5 2991 227,6 11195 318,0 1123

305 307 FATMA BETÜL GÜNEŞ 12C 7 7 5,25 1 1 0,75 2 6 0,50 1 7 -0,75 4 5 2,75 15 26 8,50 171,1 15251 227,3 11237 209,2 19920

306 0 GÜLSİMA GEVREK 12 12 6 10,50 0 3 -0,75 12 9 9,75 241,8 6216 227,1 11358 292,8 2514

307 0 DOĞA GÜNDÜZ 12 8 4 7,00 8 4 7,00 373,0 10 227,1 11359 327,9 872

308 218 MUHAMMED SAİD DERE 12A 5 8 3,00 1 3 0,25 2 9 -0,25 1 3 0,25 5 4 4,00 14 27 7,25 173,1 15154 226,6 11402 203,6 21368

309 0 MEHLİKANUR KURNAZ 12 8 3 7,25 5 0 5,00 13 3 12,25 248,1 5381 225,8 11526 250,3 10062

310 0 SİNEM MUTLU 12 10 7 8,25 1 0 1,00 11 7 9,25 250,1 5292 225,8 11527 300,1 2110

311 0 SUDENAZ YAZGÜN   10 1 9,75 0 1 -0,25 10 2 9,50 231,2 7776 225,7 11528 281,2 3862

312 0 VESİM ELAGÖZ  M 3 0 3,00 2 0 2,00 2 0 2,00 3 0 3,00 10 0 10,00 240,7 6302 225,3 11609 234,2 14150

313 1116 AYLA ORUÇOĞLU 12D 4 5 2,75 2 1 1,75 2 6 0,50 1 1 0,75 5 5 3,75 14 18 9,50 165,9 15662 225,1 11690 199,7 22286

314 1141 İREM KARANFİL 12D 5 7 3,25 1 2 0,50 2 5 0,75 1 4 0,00 3 5 1,75 12 23 6,25 271,1 3452 225,0 11731 247,8 10643

315 0 EYLÜL DURSUN 12 11 12 8,00 2 1 1,75 0 8 -2,00 2 6 0,50 2 5 0,75 17 32 9,00 167,1 15607 224,9 11772 215,5 18031

316 0 YAĞIZ ÖZTÜRK 12 12 6 10,50 1 1 0,75 2 9 -0,25 1 4 0,00 5 3 4,25 21 23 15,25 149,9 26023 224,7 11773 201,9 21947

317 1097 ARDA DİNÇ 12F 8 4 7,00 2 2 1,50 3 10 0,50 6 5 4,75 19 21 13,75 154,0 26002 224,7 11774 198,5 22614

318 5474 BUĞRA KUŞ 12A 3 0 3,00 0 3 -0,75 1 6 -0,50 1 2 0,50 3 1 2,75 8 12 5,00 176,7 14916 223,8 11979 204,5 21203

319 329 MELİH TEPE 12B 5 7 3,25 0 1 -0,25 5 3 4,25 2 2 1,50 1 5 -0,25 13 18 8,50 199,9 11944 223,6 12020 230,7 14767
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 2,54 3,14 1,75 2,04 2,12 1,51 3,23 2,75 2,54 20,38 12,86 17,15 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 2,54 3,16 1,75 2,04 2,13 1,51 3,23 2,77 2,54 20,38 12,94 17,16 214,4 249,0 250,0

KATILIMLAR

320 0 ELÇİN ASLAN   8 6 6,50 1 2 0,50 1 4 0,00 3 2 2,50 1 8 -1,00 14 22 8,50 201,8 11800 223,3 12061 243,8 11996

321 1307 NAZ KILIÇ 12K 12 3 11,25 12 3 11,25 236,5 6849 223,1 12063 291,6 2805

322 0 ALPEREN ÇORBACI 12 11 13 7,75 1 3 0,25 5 9 2,75 2 6 0,50 4 8 2,00 23 39 13,25 154,3 25998 223,0 12144 197,4 22864

323 1168 EBRAR KUŞOĞLU 12G 7 7 5,25 1 2 0,50 2 0 2,00 1 4 0,00 11 13 7,75 234,7 7345 223,0 12145 223,9 16112

324 521 SERAY İLDOKUZ  M 12 5 10,75 0 1 -0,25 0 4 -1,00 2 2 1,50 4 4 3,00 18 16 14,00 150,9 26018 222,4 12188 200,8 22156

325 0 FATMANUR AKKAYA   6 4 5,00 0 1 -0,25 5 6 3,50 5 3 4,25 3 6 1,50 19 20 14,00 152,2 26013 222,2 12269 186,2 25110

326 1233 İKBAL İMRAN KAYA 12B 8 6 6,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 2 3 1,25 2 4 1,00 15 16 11,00 192,3 12980 222,0 12271 231,8 14399

327 0 ELİF AYKUT   9 9 6,75 2 3 1,25 11 12 8,00 236,8 6805 221,7 12354 282,8 3776

328 156 MİRAÇ BERAY GENİŞ 12V 12 16 8,00 0 5 -1,25 12 21 6,75 224,0 8751 221,1 12436 266,0 6436

329 2180 İBRAHİM BARAN GÜNGEN 12B 7 10 4,50 4 4 3,00 2 12 -1,00 1 11 -1,75 4 7 2,25 18 44 7,00 231,8 7729 221,0 12557 273,0 5030

330 0 MUSA OLGAY ŞAKACI   5 8 3,00 2 1 1,75 0 7 -1,75 1 6 -0,50 3 4 2,00 11 26 4,50 174,8 14972 220,4 12638 209,5 19878

331 0 MERT İZGİ 12 3 5 1,75 3 5 1,75 0 1 -0,25 7 3 6,25 13 14 9,50 160,3 16071 219,3 12960 186,2 25111

332 527 EYLÜL BAŞKOR 12B 4 4 3,00 1 0 1,00 1 1 0,75 2 1 1,75 4 2 3,50 12 8 10,00 159,1 25889 219,3 13002 191,2 24193

333 101 NURAY GÜLER 12B 8 1 7,75 0 3 -0,75 8 4 7,00 326,2 598 219,1 13124 299,5 2114

334 0 ONURCAN SAKIZCIOĞLU  M 3 3 2,25 1 3 0,25 2 0 2,00 5 1 4,75 11 7 9,25 160,3 16071 219,0 13125 187,6 24858

335 0 EFE GÜRBÜZ 12B 6 4 5,00 0 4 -1,00 0 9 -2,25 4 4 3,00 7 4 6,00 17 25 10,75 173,3 15147 218,6 13246 206,7 20502

336 1121 AYŞEGÜL DENİZLİ 12K 3 1 2,75 3 1 2,75 254,8 4592 218,4 13247 286,8 3273

337 5372 SALİH KARACA 12A 6 5 4,75 1 1 0,75 4 4 3,00 0 6 -1,50 3 7 1,25 14 23 8,25 163,7 15771 217,5 13573 200,2 22162

338 0 İREM KIZIL   7 7 5,25 1 2 0,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 3 7 1,25 14 26 7,50 164,7 15714 217,2 13655 201,8 21949

339 0 ARZU ARICAN 12C 7 6 5,50 7 6 5,50 253,9 4675 217,2 13656 293,5 2385

340 5468 SENEM ÇETİNKAYA 12A 9 4 8,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 12 9 9,75 158,2 25936 217,0 13657 203,5 21532

341 777 NURDAN BAĞCİ 12A 10 3 9,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 13 10 10,50 169,3 15431 216,5 13738 216,4 17783

342 0 ZEYNEP TEKİN 12A 10 12 7,00 3 3 2,25 13 15 9,25 220,1 9386 216,5 13739 269,0 5773

343 245 AYSUN GÜNER 12B 7 2 6,50 2 4 1,00 0 2 -0,50 2 5 0,75 11 13 7,75 219,8 9511 215,9 13863 228,8 15232

344 0 GÜLCE ŞENSOY 12 7 2 6,50 0 4 -1,00 0 4 -1,00 4 4 3,00 11 14 7,50 172,8 15156 215,7 13865 212,4 18817

345 0 KAZIM MERT FINDIK 12 6 2 5,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 8 9 5,75 233,1 7634 214,8 14107 236,3 13450

346 0 BEDİRHAN TAŞTAN  M 7 5 5,75 4 4 3,00 2 8 0,00 0 2 -0,50 13 19 8,25 160,3 16071 214,6 14228 205,7 20712

347 0 AÇELYA TUR  M 4 2 3,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 5 4 4,00 10 9 7,75 160,3 16071 214,6 14269 190,4 24279

348 34 ZEYNEP EYŞAN BAYRAM 12B 7 6 5,50 1 0 1,00 8 6 6,50 293,3 2266 214,5 14350 267,1 6147
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 2,54 3,14 1,75 2,04 2,12 1,51 3,23 2,75 2,54 20,38 12,86 17,15 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 2,54 3,16 1,75 2,04 2,13 1,51 3,23 2,77 2,54 20,38 12,94 17,16 214,4 249,0 250,0

KATILIMLAR

349 1049 CEYLİN CEYLAN 12 9 9 6,75 0 1 -0,25 2 7 0,25 1 3 0,25 3 8 1,00 15 28 8,00 162,4 16022 214,2 14471 199,4 22368

350 0 YAĞIZALP BAĞÇIVAN  M 9 9 6,75 0 1 -0,25 9 10 6,50 299,1 1775 213,8 14593 270,3 5605

351 258 MERVE SEMİZOĞLU 12E 9 4 8,00 2 1 1,75 11 5 9,75 248,0 5423 213,6 14715 299,3 2117

352 549 İREM MARANGOZ 12C 7 6 5,50 0 1 -0,25 1 5 -0,25 1 4 0,00 3 10 0,50 12 26 5,50 180,3 14710 213,1 14916 216,7 17780

353 1072 MÜGE BIKMAZ 12C 4 7 2,25 1 1 0,75 2 7 0,25 2 2 1,50 4 7 2,25 13 24 7,00 160,3 16071 211,9 15157 189,7 24489

354 1212 GÖKÇE TOKUÇ 12A 6 5 4,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 3 3 2,25 10 10 7,50 158,8 25891 211,7 15238 195,7 23117

355 0 SARP BOZDEMİR 12 5 4 4,00 0 1 -0,25 5 5 3,75 230,9 7779 211,5 15240 264,8 6522

356 0 BURÇİN KORKUT 12 6 8 4,00 2 6 0,50 1 11 -1,75 1 11 -1,75 6 6 4,50 16 42 5,50 163,0 15936 211,4 15281 196,6 23071

357 0 EYÜPHAN KIRIK 12F 7 10 4,50 1 1 0,75 2 4 1,00 0 1 -0,25 2 8 0,00 12 24 6,00 249,6 5295 211,3 15282 229,8 15054

358 114 HÜSNA POLAT 12A 6 8 4,00 2 4 1,00 1 2 0,50 4 5 2,75 13 19 8,25 203,4 11534 211,0 15364 203,0 21737

359 99 FATİH ORUÇ 12D 4 4 3,00 4 2 3,50 8 6 6,50 292,6 2268 211,0 15365 246,6 11015

360 0 SEHERNUR İŞLEK   5 4 4,00 0 1 -0,25 5 5 3,75 318,0 847 210,9 15367 261,9 7306

361 762 ROJDA BAKAY 12D 6 2 5,50 1 0 1,00 0 3 -0,75 3 3 2,25 10 8 8,00 156,5 25988 210,9 15369 195,5 23200

362 9003 ESRA MENEKŞE 12A 5 2 4,50 0 1 -0,25 2 4 1,00 1 3 0,25 1 5 -0,25 9 15 5,25 165,0 15709 210,7 15370 198,0 22738

363 1087 SAMİ BERK DEMİR 12I 3 2 2,50 3 2 2,50 230,7 7820 210,7 15371 261,2 7430

364 0 YUSUF HARUN KAYGUSUZ 12 6 0 6,00 2 3 1,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 9 8 7,00 160,3 16071 210,6 15373 198,0 22617

365 9365 YAĞMUR GÖKÇE ER 12 4 4 3,00 0 1 -0,25 5 8 3,00 1 0 1,00 5 7 3,25 15 20 10,00 231,0 7777 210,4 15534 220,6 16744

366 0 FATMA SAVCI   7 7 5,25 2 2 1,50 1 3 0,25 3 4 2,00 13 16 9,00 166,1 15658 210,4 15534 205,1 20958

367 524 ŞEVVAL ANIL 12E 5 3 4,25 1 1 0,75 6 4 5,00 283,1 2736 210,2 15577 269,3 5771

368 1101 AYKUT ARSLAN 12M 2 0 2,00 0 3 -0,75 2 3 1,25 303,3 1557 210,1 15578 265,3 6521

369 34 HASAN SOYER 12C 6 9 3,75 6 9 3,75 228,4 8153 210,0 15659 262,3 7223

370 0 RÜMEYSA CANBAZ   4 3 3,25 4 3 3,25 282,0 2742 209,8 15661 251,7 9730

371 13 BERIL AVCI 12D 7 2 6,50 7 2 6,50 300,2 1611 209,7 15662 260,1 7599

372 72 YAĞMUR YALÇIN 12D 5 6 3,50 0 2 -0,50 5 8 3,00 214,8 10096 209,4 15865 246,1 11058

373 5238 HÜLYA BALTA 12A 5 2 4,50 5 2 4,50 173,3 15148 209,0 15946 207,3 20379

374 9352 HALİL EFE GÜREL 12N 4 3 3,25 1 5 -0,25 4 3 3,25 9 11 6,25 158,7 25932 208,4 16068 188,8 24652

375 0 MAHİDE AKBAŞ  M 8 1 7,75 0 2 -0,50 8 3 7,25 236,6 6848 208,3 16109 280,5 3866

376 2250 MUSTAFA FAİK ORHAN 12A 3 2 2,50 0 1 -0,25 3 3 2,25 219,6 9559 208,1 16150 248,9 10312

377 1051 MERVE GÜNDOĞMUŞ 12 9 3 8,25 0 1 -0,25 1 7 -0,75 1 5 -0,25 3 8 1,00 14 24 8,00 154,1 26001 207,9 16191 197,1 23025
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 2,54 3,14 1,75 2,04 2,12 1,51 3,23 2,75 2,54 20,38 12,86 17,15 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 2,54 3,16 1,75 2,04 2,13 1,51 3,23 2,77 2,54 20,38 12,94 17,16 214,4 249,0 250,0

KATILIMLAR

378 404 ELİFSU UĞRAŞ 12A 5 3 4,25 0 1 -0,25 2 7 0,25 2 0 2,00 3 6 1,50 12 17 7,75 154,4 25997 207,7 16232 186,4 25109

379 0 SURA KARABAŞ   5 2 4,50 1 0 1,00 6 2 5,50 268,7 3499 207,6 16273 240,5 12580

380 0 HASAN BERK TÜRKMEN   5 6 3,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 6 7 4,25 293,3 2265 207,0 16436 266,9 6189

381 0 YUSUF ÜLKER   10 7 8,25 1 2 0,50 1 2 0,50 2 7 0,25 0 1 -0,25 14 19 9,25 201,6 11846 207,0 16437 246,1 11060

382 454 BÜŞRA YİĞİT 12G 3 3 2,25 3 3 2,25 302,9 1599 206,8 16519 293,8 2384

383 0 ÇINAR KAAN AYDOĞDU 12 4 1 3,75 2 2 1,50 1 1 0,75 1 5 -0,25 8 9 5,75 159,8 25765 206,6 16521 191,3 24152

384 1047 HAZAL UZGÖR 12I 3 3 2,25 3 3 2,25 238,7 6555 206,3 16762 268,7 5814

385 0 SENA NUR COŞKUN  M 3 3 2,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 4 8 2,00 326,0 599 206,0 16843 284,4 3645

386 391 CEREN HANÇER 12F 6 4 5,00 6 4 5,00 305,1 1469 205,5 17006 287,5 3189

387 57 ELİF AĞIN 12B 6 2 5,50 1 1 0,75 7 3 6,25 196,3 12469 205,4 17127 236,0 13614

388 0 NAZ ÖZTEMEL 12 8 3 7,25 0 5 -1,25 1 3 0,25 0 6 -1,50 9 17 4,75 228,8 8109 205,2 17169 231,5 14443

389 64 SİMGE KILIÇ 12B 5 2 4,50 1 1 0,75 6 3 5,25 231,5 7733 205,0 17171 269,6 5769

390 0 MÜNİRE KÖRPEŞ 12 1 1 0,75 1 1 0,75 316,5 971 204,8 17292 277,7 4243

391 0 CANSU YILDIZ 12 4 4 3,00 0 1 -0,25 4 5 2,75 231,3 7774 204,7 17293 262,6 7180

392 0 ECEM CEYDA ALİBEYLER 12B 5 10 2,50 1 4 0,00 3 4 2,00 3 4 2,00 12 22 6,50 154,5 25996 204,5 17334 182,3 25614

393 0 BAHTİYAR İLHAN   4 6 2,50 4 6 2,50 282,5 2741 204,0 17497 257,5 8298

394 0 CANSU ULUTAŞ 12 6 7 4,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 3 0,25 2 5 0,75 11 17 6,75 188,2 13629 203,5 17618 221,4 16455

395 71 GÜLSU YILDIZOĞLU 12A 6 3 5,25 1 0 1,00 1 1 0,75 2 3 1,25 10 7 8,25 194,7 12664 203,1 17661 203,5 21530

396 1076 DİLASA KARATAŞ 12H 2 0 2,00 1 4 0,00 4 4 3,00 7 8 5,00 223,5 8794 202,7 17663 213,3 18450

397 2142 ZEYNEP ATILGAN 12B 3 4 2,00 1 4 0,00 2 1 1,75 6 9 3,75 177,4 14870 202,5 17744 204,6 21161

398 318 POLEN GÜNGÖRMEZ 12B 7 11 4,25 1 2 0,50 1 8 -1,00 3 3 2,25 4 4 3,00 16 28 9,00 145,1 26045 202,3 17785 178,9 25800

399 0 IRMAK DURAK 12 6 8 4,00 1 2 0,50 3 8 1,00 2 5 0,75 2 8 0,00 14 31 6,25 223,2 8876 202,2 17786 196,8 23029

400 0 İMDAT EFE ÜLKER 12 6 10 3,50 3 1 2,75 4 8 2,00 0 3 -0,75 5 3 4,25 18 25 11,75 138,6 26082 202,1 17787 176,3 25938

401 2355 ÇAĞAN ÖZDÜVEN 12B 6 1 5,75 2 2 1,50 2 4 1,00 10 7 8,25 147,9 26032 201,4 18028 184,5 25441

402 5237 ARDA KURUKAYA 12E 5 4 4,00 2 0 2,00 7 4 6,00 275,1 3162 201,3 18110 270,7 5483

403 0 CEMRE DÜNKİ 12C 4 4 3,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 5 0,75 6 11 3,25 215,4 9927 200,8 18272 203,7 21326

404 2138 CENKER AYVAZ 12C 6 10 3,50 4 6 2,50 0 7 -1,75 5 7 3,25 15 30 7,50 149,2 26026 200,8 18313 179,6 25754

405 0 BEYZANUR AKALAN 12 4 3 3,25 4 3 3,25 258,3 4217 200,6 18315 247,4 10728

406 217 ÇAĞLAR GÜLERYÜZ 12A 4 9 1,75 1 2 0,50 5 11 2,25 291,0 2311 200,5 18478 264,4 6605
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 2,54 3,14 1,75 2,04 2,12 1,51 3,23 2,75 2,54 20,38 12,86 17,15 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 2,54 3,16 1,75 2,04 2,13 1,51 3,23 2,77 2,54 20,38 12,94 17,16 214,4 249,0 250,0

KATILIMLAR

407 557 EMİR ELİTAŞ 12C 3 2 2,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 3 3 2,25 7 7 5,25 254,4 4593 200,3 18480 224,9 15905

408 0 ALPEREN BULGUR   8 11 5,25 2 6 0,50 4 8 2,00 1 7 -0,75 2 8 0,00 17 40 7,00 150,7 26020 200,3 18481 187,4 25019

409 50 RODA DİLMAN 12C 3 6 1,50 3 6 1,50 221,0 9301 200,2 18482 248,3 10556

410 476 ÖZGE BOZTEPE AÇAR  M 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 4 -1,00 2 0 2,00 3 2 2,50 5 8 3,00 302,3 1602 200,0 18523 240,0 12701

411 5427 ZEYNEP SUEDA KUTLU 12A 7 4 6,00 1 2 0,50 1 4 0,00 0 1 -0,25 3 5 1,75 12 16 8,00 176,5 14919 199,8 18645 198,9 22490

412 0 İBRAHİM EFE ÇAKIR  M 8 5 6,75 2 1 1,75 10 6 8,50 221,2 9259 199,4 18687 268,1 5978

413 7 SUDE KARACA 12C 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 337,0 308 199,4 18688 276,4 4491

414 5159 SAFFET MURAT YILDIZ 12 4 11 1,25 2 4 1,00 6 15 2,25 252,5 4844 199,2 18770 257,6 8257

415 5172 SUDEN DOĞAN 12 2 1 1,75 2 1 1,75 329,3 473 199,1 18971 292,7 2555

416 0 BEYZA DOĞAN  M 6 1 5,75 6 1 5,75 245,9 5752 199,0 18972 258,7 8129

417 0 SİMAY BOSTANCI   3 0 3,00 3 0 3,00 222,4 9005 199,0 18973 254,0 9118

418 0 TUANA CUMUR   4 10 1,50 0 3 -0,75 2 11 -0,75 2 3 1,25 3 10 0,50 11 37 1,75 301,6 1604 198,8 19014 250,6 10018

419 0 HASAN KAAN CAN 12 2 6 0,50 2 1 1,75 1 6 -0,50 0 3 -0,75 1 8 -1,00 6 24 0,00 198,5 12286 198,1 19258 194,4 23483

420 0 ÇAĞAN DEMİR 12A 3 4 2,00 1 0 1,00 3 4 2,00 0 1 -0,25 4 4 3,00 11 13 7,75 235,8 7135 197,7 19661 216,0 17947

421 0 IRMAK KARATAŞ  M 7 10 4,50 1 13 -2,25 2 11 -0,75 1 11 -1,75 11 45 -0,25 365,4 15 197,7 19662 318,9 1077

422 2202 BORA TUNCAYA 12A 1 3 0,25 1 2 0,50 3 11 0,25 2 11 -0,75 4 9 1,75 11 36 2,00 230,0 7942 197,6 19663 255,6 8708

423 0 BAKİ ÇETİNÇAKMAK  M 5 1 4,75 5 1 4,75 232,6 7681 197,4 19665 269,4 5770

424 0 FATMA İŞCAN   3 3 2,25 0 1 -0,25 3 4 2,00 193,3 12883 197,1 19787 216,3 17784

425 0 NESLİHAN ZORLU  M 3 4 2,00 3 4 2,00 233,9 7508 197,0 20068 263,1 7053

426 0 SUDENUR BERBER   3 7 1,25 2 7 0,25 1 3 0,25 4 3 3,25 10 20 5,00 252,9 4842 196,9 20069 228,5 15478

427 50 YİĞİT EFE ULUSOY 12B 3 5 1,75 1 0 1,00 4 5 2,75 292,7 2267 196,9 20110 242,8 12166

428 999 İSMET BOZKURT 12G 3 7 1,25 3 3 2,25 2 8 0,00 0 2 -0,50 1 8 -1,00 9 28 2,00 250,9 5209 196,7 20191 228,7 15275

429 1088 IRMAK AKYÜZ 12C 4 2 3,50 4 2 3,50 283,9 2694 196,4 20236 263,6 6930

430 11007 OLCAY TUNA SELVİ 12A 5 4 4,00 2 3 1,25 3 8 1,00 1 9 -1,25 2 7 0,25 13 31 5,25 175,7 14964 196,4 20318 211,9 18942

431 0 ARDA EROL  M 3 5 1,75 3 5 1,75 236,8 6806 196,3 20319 265,4 6478

432 478 ENES BAYRAKTAR 12 7 11 4,25 1 2 0,50 3 7 1,25 0 4 -1,00 2 8 0,00 13 32 5,00 152,0 26015 196,2 20520 186,0 25272

433 509 ENES ÖÇAL 12B 4 4 3,00 1 3 0,25 5 3 4,25 0 1 -0,25 4 4 3,00 14 15 10,25 220,8 9342 195,5 20726 206,1 20628

434 0 ÖMER BEDİR  M 4 4 3,00 1 4 0,00 4 1 3,75 9 9 6,75 145,0 26046 195,3 20727 173,8 25990

435 308 EMİRHAN GÜR 12B 1 4 0,00 3 4 2,00 1 4 0,00 2 2 1,50 7 14 3,50 232,3 7725 195,2 20810 212,5 18776
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 2,54 3,14 1,75 2,04 2,12 1,51 3,23 2,75 2,54 20,38 12,86 17,15 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 2,54 3,16 1,75 2,04 2,13 1,51 3,23 2,77 2,54 20,38 12,94 17,16 214,4 249,0 250,0

KATILIMLAR

436 0 BERNA KAYA  M 1 10 -1,50 0 1 -0,25 4 6 2,50 1 5 -0,25 3 8 1,00 9 30 1,50 160,3 16071 195,0 20811 176,5 25855

437 0 RIZA *R AN ALKAŞİ 12 2 2 1,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 3 5 1,75 157,9 25938 194,6 21097 185,1 25437

438 112 ARDA ZENGİN 12D 6 8 4,00 6 8 4,00 270,9 3453 194,4 21178 247,8 10642

439 0 SUDE FİDAN   1 0 1,00 1 0 1,00 297,3 1778 194,4 21179 245,1 11347

440 0 AHMET AYTÜRK   4 7 2,25 2 1 1,75 3 5 1,75 0 1 -0,25 4 4 3,00 13 18 8,50 282,7 2739 194,3 21181 238,6 12952

441 5721 AYŞE EYLÜL AVCI 11F 1 0 1,00 1 0 1,00 255,6 4428 194,2 21182 234,6 14027

442 0 SÜMEYRA SEVER   2 5 0,75 2 5 0,75 225,3 8656 193,3 21910 250,7 9937

443 5380 HAMDİ TÜRK 12A 4 3 3,25 2 0 2,00 3 6 1,50 1 7 -0,75 1 4 0,00 11 20 6,00 180,1 14712 193,2 21911 195,7 23117

444 0 BARKIN DOĞAN   6 7 4,25 0 2 -0,50 3 5 1,75 0 4 -1,00 3 5 1,75 12 23 6,25 143,9 26051 193,2 21912 176,4 25936

445 0 ULTAN KOCAELİ      1 2 2 5 0,75 0 1 -0,25 2 6 0,50 157,3 25943 192,8 22196 181,0 25703

446 5213 EMRE ÖZER 12 6 8 4,00 2 0 2,00 1 2 0,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 10 13 6,75 143,5 26054 192,6 22239 180,6 25747

447 240 EYLEM ÇANTA 12B 4 5 2,75 1 0 1,00 1 9 -1,25 3 4 2,00 3 6 1,50 12 24 6,00 185,9 13973 192,3 22320 186,5 25107

448 2143 AHMET ÇİFTÇİOĞLU 12A 2 3 1,25 2 3 1,25 268,8 3498 190,7 24571 251,6 9771

449 0 SEVİMNİSA SAVAŞ  M 7 1 6,75 4 2 3,50 4 5 2,75 6 4 5,00 21 12 18,00 110,6 26142 190,4 24692 148,7 26101

450 248 EDA KURT 12C 2 5 0,75 1 6 -0,50 3 2 2,50 3 4 2,00 9 17 4,75 188,3 13628 190,2 24693 190,2 24400

451 456 SENA NUR KOÇ 12B 2 4 1,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 4 10 1,50 278,1 2994 190,0 24775 253,7 9160

452 0 CEREN BİNA 12 1 6 -0,50 1 6 -0,50 197,6 12375 190,0 24816 206,6 20504

453 1071 TUANA BİTGEN 12 4 0 4,00 4 0 4,00 210,7 10715 188,6 25109 230,7 14808

454 4860 ZEYNEP İREM KARASAR 12A 5 13 1,75 0 1 -0,25 0 4 -1,00 5 18 0,50 290,3 2396 188,5 25150 246,8 10974

455 456 YAVUZ BURAK İLHAN 12G 3 4 2,00 3 4 2,00 303,5 1516 188,4 25151 243,1 12162

456 1118 SAHRA KIYICI 12C 2 0 2,00 2 0 2,00 278,0 3036 188,2 25153 243,3 11998

457 0 AYŞE AVCİ 12 1 4 0,00 0 2 -0,50 1 7 -0,75 2 13 -1,25 221,9 9089 187,8 25276 211,5 19066

458 0 KORAY UCUN 12 6 3 5,25 6 3 5,25 257,6 4302 187,7 25278 234,5 14108

459 0 HASAN ÇORAKLIK  M 1 1 0,75 1 1 0,75 204,0 11484 187,7 25279 228,7 15274

460 0 MUHAMMED EMİR ÖZGÜL   2 1 1,75 1 1 0,75 3 5 1,75 1 2 0,50 2 5 0,75 9 14 5,50 191,2 13193 187,3 25280 190,7 24236

461 0 ARDA ŞENTÜRK   4 3 3,25 1 4 0,00 0 2 -0,50 2 5 0,75 7 14 3,50 221,5 9175 187,2 25283 211,8 18945

462 0 ŞERİFE ÖZGE Ö *ÖK 12C 3 3 2,25 0 1 -0,25 3 1 2,75 6 5 4,75 218,1 9735 187,0 25325 197,8 22781

463 5402 ELİF KÜÇÜKARABACI 12E 3 1 2,75 3 1 2,75 283,1 2737 186,7 25326 241,9 12334

464 0 DİLARA ÖZDEN   4 3 3,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 2 2 1,50 7 10 4,50 235,1 7301 186,6 25327 217,1 17577
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 2,54 3,14 1,75 2,04 2,12 1,51 3,23 2,75 2,54 20,38 12,86 17,15 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 2,54 3,16 1,75 2,04 2,13 1,51 3,23 2,77 2,54 20,38 12,94 17,16 214,4 249,0 250,0

KATILIMLAR

465 468 MUSTAFA ASLANTAŞ 12D 1 1 0,75 1 0 1,00 1 4 0,00 2 6 0,50 5 11 2,25 148,8 26029 185,8 25371 174,3 25987

466 0 DURU SE *R 12 4 8 2,00 0 2 -0,50 2 6 0,50 1 3 0,25 3 7 1,25 10 26 3,50 167,9 15601 185,8 25372 193,4 23773

467 298 SUELNUR ÇAKAL   3 4 2,00 1 1 0,75 3 6 1,50 7 11 4,25 143,6 26052 185,7 25374 164,1 26044

468 205 RABİA AKYÜZ 11C 2 0 2,00 2 0 2,00 222,6 9003 185,4 25417 204,9 21080

469 0 ELİF DEMİRÖZ 12E 1 0 1,00 1 0 1,00 257,6 4303 185,4 25418 221,4 16454

470 0 MERVE ALTUN  M 2 5 0,75 0 3 -0,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 3 7 1,25 6 20 1,00 233,4 7592 184,8 25460 197,4 22823

471 0 BERFİN BOZTOPRAK   0 2 -0,50 0 2 -0,50 300,4 1609 184,8 25461 268,6 5815

472 409 EYLÜL NAZ YÜKSEL 12D 4 2 3,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 3 2 2,50 7 8 5,00 201,9 11796 184,4 25506 192,3 24023

473 0 ELİF KIZGIN 12F 2 6 0,50 1 1 0,75 3 7 1,25 235,0 7303 183,8 25590 260,7 7433

474 333 AYSU OĞUR 12B 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 4 4 3,00 4 12 1,00 208,5 10951 183,2 25594 207,6 20376

475 449 BURAK BALABAN 12G 4 5 2,75 1 2 0,50 5 7 3,25 195,4 12521 183,1 25635 226,7 15607

476 0 BİLAL KAAN OKYAY 12D 5 4 4,00 1 1 0,75 1 0 1,00 1 4 0,00 8 9 5,75 136,8 26091 182,8 25640 168,2 26020

477 333 NUR GÜMÜŞ 12E 0 6 -1,50 0 5 -1,25 0 3 -0,75 0 14 -3,50 170,2 15343 181,8 25646 177,1 25809

478 1023 TİJEN ŞAKAR 12E 4 7 2,25 0 1 -0,25 4 8 2,00 256,7 4305 181,5 25689 229,7 15137

479 0 MERT KEREM YILDIRIM   3 2 2,50 3 2 2,50 224,9 8659 181,4 25691 241,1 12497

480 200 DAMLA ÇELİK 12D 2 3 1,25 2 3 1,25 233,2 7633 180,3 25699 203,3 21615

481 286 BARAN TEMEL 12C 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 3 4 2,00 227,7 8239 180,3 25700 215,8 18029

482 0 İLYAS SALGIN   2 3 1,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 4 5 2,75 142,0 26066 179,9 25704 164,5 26042

483 281 FATIMA SİRKECİ 12D 1 0 1,00 1 0 1,00 238,6 6557 179,7 25706 205,3 20914

484 0 KAYRA TAN CALĞIN 12G 3 10 0,50 0 2 -0,50 3 12 0,00 242,8 6089 179,4 25709 237,0 13366

485 0 MİRAY TEZCAN  M 2 1 1,75 2 1 1,75 216,9 9828 179,4 25710 211,9 18901

486 443 FERİHA GÜNDOĞDU 12G 4 2 3,50 2 0 2,00 6 2 5,50 211,1 10664 179,3 25711 218,2 17127

487 463 ELİF KADI 12F 5 5 3,75 0 1 -0,25 5 6 3,50 234,5 7346 178,4 25719 230,1 14851

488 5031 HİLAL BEDEL 12F 1 0 1,00 1 0 1,00 247,3 5545 178,3 25720 202,5 21820

489 0 HASAN KÜÇÜKÇATALBAŞ   4 3 3,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 5 9 2,75 140,0 26075 178,3 25722 168,7 26017

490 0 TUANA DEFNE ÇİFTÇİ 12 3 3 2,25 0 1 -0,25 0 5 -1,25 3 4 2,00 6 13 2,75 212,1 10491 177,7 25766 186,9 25064

491 0 ALİ A *A ALGAN   4 3 3,25 1 7 -0,75 1 2 0,50 0 4 -1,00 6 16 2,00 162,5 16020 177,7 25766 192,7 23858

492 294 MELİKE YAŞAR 12C 1 5 -0,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 4 1,00 6 12 3,00 202,9 11660 177,4 25770 190,2 24401

493 470 IRMAK GİR   2 2 1,50 2 2 1,50 303,8 1514 176,9 25811 252,1 9649
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 2,54 3,14 1,75 2,04 2,12 1,51 3,23 2,75 2,54 20,38 12,86 17,15 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 2,54 3,16 1,75 2,04 2,13 1,51 3,23 2,77 2,54 20,38 12,94 17,16 214,4 249,0 250,0

KATILIMLAR

494 0 İNCİ GÖKSU ŞİŞMAN 12 5 4 4,00 1 1 0,75 0 8 -2,00 0 8 -2,00 3 7 1,25 9 28 2,00 194,7 12663 176,9 25812 213,5 18448

495 0 NİSA ÖZEN 12 3 6 1,50 1 0 1,00 1 4 0,00 1 1 0,75 1 7 -0,75 7 18 2,50 139,9 26077 176,9 25813 167,2 26030

496 0 YUSUF GÜLTEKİN 12 7 5 5,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 8 14 4,50 142,5 26063 176,8 25814 178,2 25802

497 9 HÜSEYİN YAMAN 12B 0 1 -0,25 0 1 -0,25 295,1 2022 176,4 25822 239,5 12785

498 462 EREN TİRAKİ 12H 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 2 0,50 239,0 6552 176,0 25824 203,6 21369

499 0 EDESSA YAVUZ 12B 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 3 5 1,75 192,2 13021 175,7 25828 193,8 23727

500 466 ELİF HOBAN 12C 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 2 2 1,50 4 5 2,75 228,9 8107 175,6 25831 196,3 23114

501 0 ARDA EGE KİREZ   2 1 1,75 2 1 1,75 194,7 12665 175,6 25833 196,8 23028

502 262 EFE MERT DENİZER 12C 2 3 1,25 1 1 0,75 2 4 1,00 3 1 2,75 0 4 -1,00 8 13 4,75 186,8 13885 175,4 25834 167,7 26024

503 0 DEVRİM KOÇER   2 9 -0,25 1 2 0,50 3 11 0,25 184,9 14065 175,2 25836 207,5 20377

504 228 TARIK ARIKAN 12B 2 6 0,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 3 11 0,25 217,6 9780 174,4 25848 198,6 22532

505 312 ŞEVVAL ZORLU 12C 2 0 2,00 2 0 2,00 216,4 9917 174,2 25849 223,5 16115

506 12089 AYSE ÇAKIR 12B 8 22 2,50 4 6 2,50 12 28 5,00 239,3 6550 173,9 25852 229,2 15187

507 0 SULTAN OKUYAN   6 4 5,00 0 2 -0,50 0 7 -1,75 0 4 -1,00 2 4 1,00 8 21 2,75 134,8 26095 173,1 25869 167,5 26025

508 2158 BİLAL BARAN TOPRAK   2 2 1,50 1 1 0,75 3 3 2,25 204,2 11441 172,4 25876 186,4 25108

509 0 NİSANUR PELVAN   3 2 2,50 3 2 2,50 223,2 8877 172,3 25877 221,8 16409

510 0 PINAR GÜNDÜZ 12C 5 4 4,00 1 1 0,75 4 10 1,50 1 9 -1,25 1 8 -1,00 12 32 4,00 170,9 15299 172,2 25878 175,6 25984

511 0 BERKE ERDEN 12 2 1 1,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 164,4 15716 172,1 25880 189,7 24447

512 325 MUHAMMED ALİ DENİZ 12B 3 3 2,25 3 3 2,25 146,3 26038 172,0 25881 173,1 25994

513 0 SUDE NAZ YILDIZ   3 2 2,50 3 2 2,50 210,7 10712 171,9 25882 214,2 18324

514 129 DUYGU KEPE 12B 9 3 8,25 9 3 8,25 161,0 16066 171,6 25886 200,4 22160

515 389 İREM ŞAHİN 12A 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 1 6 -0,50 228,6 8110 170,4 25895 192,3 24022

516 5383 DEMET ŞAKAR 12E 1 1 0,75 1 1 0,75 273,9 3206 170,1 25902 235,1 13943

517 1715 AZRA KİF 12C 1 6 -0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 8 0,00 232,2 7726 170,0 25903 203,5 21533

518 5190 MİRAY TOPKAYA 12K 0 1 -0,25 0 1 -0,25 210,7 10714 170,0 25904 188,7 24693

519 354 GÜLSE GÜLAYDI 12C 2 3 1,25 2 0 2,00 1 0 1,00 5 3 4,25 197,4 12419 169,1 25910 203,7 21367

520 1080 BEYZA BÜKER 12B 1 2 0,50 1 2 0,50 243,2 6047 168,4 25916 214,5 18280

521 0 ARDA YAPAKÇI 12 3 8 1,00 0 2 -0,50 3 5 1,75 0 3 -0,75 0 4 -1,00 6 22 0,50 179,3 14725 168,3 25917 191,4 24151

522 0 ELİF DOBRUCA   1 2 0,50 0 2 -0,50 1 4 0,00 168,0 15600 168,0 25919 169,2 26014
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 2,54 3,14 1,75 2,04 2,12 1,51 3,23 2,75 2,54 20,38 12,86 17,15 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 2,54 3,16 1,75 2,04 2,13 1,51 3,23 2,77 2,54 20,38 12,94 17,16 214,4 249,0 250,0

KATILIMLAR

523 0 NİSA DAMLA ERSÖZ  M 1 1 0,75 1 1 0,75 219,7 9514 168,0 25920 202,5 21819

524 220 KENAN HAYTA 12A 0 4 -1,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 3 9 0,75 227,0 8242 167,5 25923 197,9 22780

525 2516 EFE BAYBARS İÇÖZ 12B 2 6 0,50 1 0 1,00 3 8 1,00 0 4 -1,00 6 18 1,50 133,1 26100 166,5 25936 157,3 26067

526 0 GAMZE NUR MENGÜTAY  M 14 7 12,25 3 2 2,50 17 9 14,75 166,2 15657 166,3 25938 228,6 15437

527 0 İBRAHİM ÇİPLİ  M 2 4 1,00 0 3 -0,75 2 6 0,50 0 2 -0,50 2 4 1,00 6 19 1,25 186,5 13968 164,8 25945 168,3 26018

528 426 DENİZ KESKİNSİN 12C 2 1 1,75 2 1 1,75 177,1 14914 164,3 25951 191,8 24066

529 0 RÜVEYDA NUR KORKMAZ 12B 1 6 -0,50 1 6 -0,50 165,5 15707 163,4 25956 185,4 25396

530 0 YAĞMUR YÜCEKAYA 12 2 3 1,25 2 3 1,25 206,7 11135 162,4 25960 182,9 25612

531 651 ESİLYA SEN 12G 0 1 -0,25 0 1 -0,25 171,8 15246 162,0 25963 192,6 23859

532 0 ELİF AŞIK 12 1 3 0,25 1 3 0,25 265,2 3751 161,0 25973 228,8 15231

533 263 EMRE DENİZER 12C 1 3 0,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 2 6 0,50 190,1 13485 160,8 25974 177,8 25805

534 359 HİLAL GÖKMEN 12B 1 5 -0,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 2 6 0,50 3 16 -1,00 164,8 15712 160,7 25975 156,1 26071

535 382 ZEHRA KARATAŞTAN 12B 3 5 1,75 0 1 -0,25 1 7 -0,75 0 4 -1,00 2 5 0,75 6 22 0,50 129,0 26109 160,2 25977 153,1 26083

536 0 BURAK AZGÜLER  M 0 1 -0,25 0 1 -0,25 277,9 3038 160,1 25979 229,4 15142

537 0 YASEMİN ARSLAN 12A 3 4 2,00 1 5 -0,25 0 3 -0,75 0 4 -1,00 4 16 0,00 180,5 14708 160,1 25980 181,9 25618

538 386 ZELİHA YILDIZ 12B 2 5 0,75 2 5 0,75 207,7 11000 160,0 25981 176,5 25854

539 467 ARDA FELEK 12G 0 2 -0,50 0 2 -0,50 184,8 14068 160,0 25982 167,9 26023

540 273 DERYA YÖRÜK 12C 1 1 0,75 1 2 0,50 0 6 -1,50 2 9 -0,25 176,5 14918 159,9 25984 160,0 26054

541 938 FATMA ENGİN 12C 1 2 0,50 0 3 -0,75 1 5 -0,25 181,5 14623 159,6 25988 169,8 26012

542 442 EMİNE GÜNDOĞDU 12G 2 2 1,50 2 2 1,50 179,0 14771 159,3 25993 180,3 25749

543 0 MUHAMMED ALİ YATMAN  M 3 3 2,25 3 3 2,25 166,1 15659 159,3 25995 165,5 26036

544 993 KARDELEN ÜLKER 12D 1 1 0,75 1 1 0,75 195,9 12515 159,1 25997 183,4 25569

545 323 İBRAHİM YUSUF ÖZDEN 12C 2 11 -0,75 1 9 -1,25 1 0 1,00 2 3 1,25 6 23 0,25 127,8 26112 158,9 25998 145,7 26111

546 332 ZEHRA ORUÇ 12B 4 2 3,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 6 -0,50 6 10 3,50 157,9 25939 157,7 26005 152,8 26085

547 760 BERKAY AKDEMİR 12 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 4 1,00 186,8 13884 157,6 26006 167,4 26027

548 178 İPEK TOPCU 12B 6 21 0,75 2 7 0,25 6 7 4,25 2 8 0,00 2 9 -0,25 18 52 5,00 115,7 26133 157,1 26009 138,0 26127

549 254 ALEYNA GÜRKAN 12A 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 174,2 15059 156,8 26012 172,9 25997

550 378 EMİNE GÜRBÜZ 12B 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 2 5 0,75 190,2 13484 155,9 26020 173,2 25993

551 9309 ERTUĞRUL GÖKSİN 12A 3 7 1,25 3 9 0,75 0 6 -1,50 0 8 -2,00 6 30 -1,50 157,5 25941 154,9 26026 157,9 26065
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 2,54 3,14 1,75 2,04 2,12 1,51 3,23 2,75 2,54 20,38 12,86 17,15 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 2,54 3,16 1,75 2,04 2,13 1,51 3,23 2,77 2,54 20,38 12,94 17,16 214,4 249,0 250,0

KATILIMLAR

552 1781 SARP SALLAYICI 12 1 3 0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 1 3 0,25 4 8 2,00 190,5 13358 154,5 26029 169,1 26015

553 0 CEREN AVCI 12 1 1 0,75 1 1 0,75 187,6 13755 152,5 26042 184,7 25438

554 52 FATİH AYDEMİR 12E 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 4 -1,00 1 5 -0,25 201,9 11797 152,2 26044 179,8 25753

555 0 ELİF AŞIKOĞULLARI 12B 0 7 -1,75 1 2 0,50 0 5 -1,25 1 14 -2,50 218,8 9647 151,8 26045 166,1 26034

556 0 YAĞIZ EFE ÜNER 12 1 0 1,00 1 0 1,00 153,4 26006 150,6 26058 157,7 26066

557 948 HÜSNA NİLDA DAYI 12I 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 183,0 14327 148,7 26070 173,9 25989

558 12350 EMİRHAN YILDIZ 12D 1 0 1,00 3 1 2,75 1 0 1,00 5 1 4,75 129,8 26107 148,7 26070 134,9 26132

559 235 ÖMER ENİS ANAR 12F 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 6 0,50 126,1 26118 147,9 26076 138,6 26125

560 0 NAZ AKSOY 12 1 1 0,75 1 1 0,75 170,4 15342 146,3 26084 164,3 26043

561 0 HAYATNUR KAV AKAN 12B 0 7 -1,75 0 9 -2,25 0 1 -0,25 1 7 -0,75 1 24 -5,00 177,0 14915 145,9 26086 167,3 26029

562 110 CANAN CANDAN 12A 3 3 2,25 1 8 -1,00 1 8 -1,00 5 19 0,25 158,7 25933 145,3 26089 158,9 26062

563 1407 İREM ÖZTÜRK 12I 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 4 -1,00 163,6 15775 145,0 26092 156,7 26069

564 56 HAYRUNİSA DEMİR 12E 0 3 -0,75 0 3 -0,75 142,6 26062 144,9 26093 156,0 26073

565 0 NİSA NUR AKBAL 12B 1 0 1,00 3 10 0,50 1 6 -0,50 0 11 -2,75 5 27 -1,75 142,7 26060 144,0 26096 146,2 26109

566 0 SUDENAZ ALTAŞ 12 0 6 -1,50 0 6 -1,50 148,8 26028 143,2 26102 159,4 26058

567 66 EMİRHAN ALKAN 12E 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 4 -1,00 0 2 -0,50 0 9 -2,25 179,3 14767 142,5 26106 161,8 26050

568 5115 HELİ NERDOĞAN 12F 0 1 -0,25 1 0 1,00 4 3 3,25 5 4 4,00 149,6 26025 142,4 26107 152,2 26087

569 0 HİLAL DEMİR 12M 2 1 1,75 1 0 1,00 3 1 2,75 139,6 26079 141,8 26111 134,6 26133

570 0 MUSTAFA FIRAT NERDAN 12 0 5 -1,25 1 2 0,50 2 4 1,00 1 1 0,75 4 12 1,00 133,6 26099 140,0 26115 138,0 26126

571 0 NEMETULLAH İNAN  M 5 13 1,75 1 4 0,00 1 11 -1,75 1 3 0,25 1 10 -1,50 9 41 -1,25 114,4 26134 139,8 26117 138,7 26122

572 533 ALEYNA ÖNER 12B 1 14 -2,50 1 1 0,75 2 11 -0,75 1 7 -0,75 1 11 -1,75 6 44 -5,00 123,8 26125 138,6 26122 138,7 26124

573 801 B E N S U O R A K 12C 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 5 -0,25 136,5 26093 138,1 26124 141,4 26119

574 776 TANERÇAFER ARAL 12A 1 4 0,00 1 2 0,50 2 6 0,50 110,8 26141 135,1 26132 131,5 26137

575 191 SUDENUR KAHRAMAN 12B 2 16 -2,00 1 4 0,00 3 8 1,00 1 7 -0,75 1 6 -0,50 8 41 -2,25 112,9 26136 134,7 26133 126,8 26141

576 57 SİMGE AYKUNU 12G 1 6 -0,50 1 4 0,00 1 7 -0,75 3 17 -1,25 139,3 26080 134,0 26134 146,2 26108

577 0 SELÇUK DEHA NERDAN 12 3 10 0,50 1 5 -0,25 4 15 0,25 126,9 26114 132,9 26137 137,0 26129

578 202 HASRET ÖKLÜ 12D 1 4 0,00 1 0 1,00 0 13 -3,25 2 17 -2,25 140,7 26073 131,3 26143 133,7 26134

579 0 BAŞAR BAŞARAN  M 0 5 -1,25 2 12 -1,00 0 3 -0,75 2 20 -3,00 166,9 15610 130,9 26145 159,2 26060
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 2,54 3,14 1,75 2,04 2,12 1,51 3,23 2,75 2,54 20,38 12,86 17,15 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 2,54 3,16 1,75 2,04 2,13 1,51 3,23 2,77 2,54 20,38 12,94 17,16 214,4 249,0 250,0

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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SÖZ SAY EA
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
   M  MB 11C 11F 12 12A 12B 12C 12D 12E 12F 12G 12H 12I 12K 12L 12M 12N 12V 2 

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS
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SÖZ SAY EA
   M  MB 11C 11F 12 12A 12B
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 22,88 10,10 20,34 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 22,89 10,12 20,37 214,4 249,0 250,0

KATILIMLAR

1 0 YAĞIZ CELHAN 12 6 0 6,00 17 1 16,75 10 0 10,00 6 0 6,00 29 1 28,75 10 0 10,00 78 2 77,50 345,4 225 473,1 7 480,6 1

2 770 HALİL EMRE YAVER 12 6 0 6,00 16 2 15,50 7 3 6,25 6 0 6,00 28 2 27,50 10 0 10,00 73 7 71,25 312,5 1096 349,4 1784 443,2 2

3 38 ÖZGÜR YILMAZ 12B 5 1 4,75 18 0 18,00 6 4 5,00 6 0 6,00 27 2 26,50 10 0 10,00 72 7 70,25 311,7 1140 345,8 1877 439,5 4

4 0 POLAT AKTAŞ 12D 5 1 4,75 15 3 14,25 8 2 7,50 6 0 6,00 30 0 30,00 9 0 9,00 73 6 71,50 392,0 5 347,5 1828 437,6 6

5 1265 MUSTAFA BAYKAL 12 6 0 6,00 16 2 15,50 10 0 10,00 5 1 4,75 23 5 21,75 10 0 10,00 70 8 68,00 372,4 11 329,3 2492 431,8 7

6 715 ERCE ERTEN 12B 6 0 6,00 2 1 1,75 9 1 8,75 6 0 6,00 30 0 30,00 9 1 8,75 62 3 61,25 362,0 18 480,6 4 429,4 8

7 0 CEYLİN NAZ ÖÇAL   6 0 6,00 17 1 16,75 6 4 5,00 6 0 6,00 23 4 22,00 2 2 1,50 60 11 57,25 307,5 1304 304,7 4039 399,0 57

8 1002 AKIN EKİCİ 12K 5 1 4,75 16 2 15,50 9 1 8,75 5 1 4,75 20 6 18,50 7 1 6,75 62 12 59,00 300,6 1608 301,8 4210 396,8 58

9 0 EFE GÜLBAHAR 12 5 0 5,00 1 0 1,00 3 1 2,75 4 0 4,00 30 0 30,00 10 0 10,00 53 1 52,75 258,7 4173 464,3 12 394,4 59

10 724 YİĞİT SELİM KARA 12B 6 3 5,25 4 2 3,50 28 2 27,50 10 0 10,00 48 7 46,25 258,3 4216 478,5 5 387,0 184

11 0 AYŞE DİLAY AKIN  M 5 0 5,00 3 0 3,00 7 1 6,75 4 1 3,75 22 2 21,50 10 0 10,00 51 4 50,00 332,9 431 412,4 107 383,0 226

12 108 DERYA YİLMAZ 12D 6 0 6,00 16 2 15,50 5 4 4,00 5 1 4,75 24 2 23,50 5 0 5,00 61 9 58,75 278,5 2989 299,5 4379 383,0 227

13 15 İKRA GİRİ T 12A 5 1 4,75 17 1 16,75 9 1 8,75 5 1 4,75 19 6 17,50 6 3 5,25 61 13 57,75 290,2 2397 279,8 6067 379,1 228

14 678 GAMZE KOCAKAYA 12A 3 0 3,00 3 0 3,00 30 0 30,00 10 0 10,00 46 0 46,00 247,0 5588 465,3 11 379,1 229

15 24 DELFİN BALCI 12A 6 0 6,00 16 2 15,50 6 4 5,00 5 1 4,75 20 5 18,75 3 4 2,00 56 16 52,00 399,1 4 291,3 4915 378,1 230

16 0 SONER SÜLEYMAN SEVER  5 1 4,75 16 2 15,50 7 3 6,25 5 1 4,75 21 3 20,25 5 1 4,75 59 11 56,25 283,0 2738 290,9 4959 377,9 231

17 0 AYŞE İREM KASAP 12A 4 2 3,50 5 1 4,75 29 0 29,00 10 0 10,00 48 3 47,25 239,0 6553 425,0 49 371,2 234

18 0 SILA AKÇA 12 5 1 4,75 16 2 15,50 7 3 6,25 6 0 6,00 18 6 16,50 4 3 3,25 56 15 52,25 373,9 9 280,0 6066 371,0 235

19 0 CEYDA İNCEHASAN   5 1 4,75 14 3 13,25 7 3 6,25 6 0 6,00 18 4 17,00 4 1 3,75 54 12 51,00 284,7 2691 283,9 5379 367,8 238

20 18 AYŞE KÜBRA ÇETİNTAŞ 12 4 2 3,50 17 1 16,75 8 2 7,50 6 0 6,00 16 7 14,25 3 1 2,75 54 13 50,75 376,9 7 271,8 6498 367,0 239

21 0 SILA CEMRE TURHAN   4 2 3,50 17 1 16,75 6 4 5,00 5 0 5,00 20 3 19,25 1 2 0,50 53 12 50,00 328,0 515 280,7 5985 364,5 242

22 159 SÜMEYYE  ANA DURSUN 12 5 1 4,75 14 1 13,75 6 2 5,50 5 1 4,75 17 2 16,50 3 1 2,75 50 8 48,00 284,2 2692 284,0 5378 363,1 243

23 754 KEREM TUFAN 12C 29 1 28,75 10 0 10,00 39 1 38,75 231,5 7732 467,8 9 362,7 245

24 248 ÖMER ZENGİN 12B 2 4 1,00 0 1 -0,25 4 2 3,50 5 1 4,75 27 2 26,50 10 0 10,00 48 10 45,50 235,6 7298 397,3 328 360,6 246

25 0 BARIŞ GÜLER 12 30 0 30,00 10 0 10,00 40 0 40,00 224,4 8664 484,9 1 358,8 290

26 720 DAMLA ÇEVLİKLİ 12B 30 0 30,00 10 0 10,00 40 0 40,00 224,2 8666 457,2 17 358,6 291

27 0 ZEYNEP SUZAN 12 29 1 28,75 10 0 10,00 39 1 38,75 226,4 8404 476,8 6 357,5 332

28 809 FERHAN SENA AKAR 12D 5 0 5,00 2 0 2,00 23 2 22,50 10 0 10,00 40 2 39,50 249,0 5337 424,3 52 357,4 333

29 0 MELİH GÜL   30 0 30,00 10 0 10,00 40 0 40,00 222,6 9002 442,9 28 357,0 335
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 22,88 10,10 20,34 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 22,89 10,12 20,37 214,4 249,0 250,0

KATILIMLAR

30 717 ALPEREN KORKMAZ 12B 29 1 28,75 10 0 10,00 39 1 38,75 225,8 8529 452,5 22 356,8 336

31 342 GÖKAY MIZRAK 12 30 0 30,00 10 0 10,00 40 0 40,00 218,2 9734 454,8 19 352,4 463

32 751 EDA BORA 12C 29 0 29,00 10 0 10,00 39 0 39,00 220,6 9344 427,2 46 352,1 465

33 814 POYRAZ ŞENSES 12D 1 2 0,50 2 0 2,00 28 2 27,50 10 0 10,00 41 4 40,00 230,4 7901 442,7 29 351,8 466

34 780 IRMAK BÜYÜKYAZICI 12C 28 2 27,50 10 0 10,00 38 2 37,50 224,3 8665 440,2 33 351,8 467

35 0 ZEYNEP BERNA YAŞAR  M 6 0 6,00 12 3 11,25 5 2 4,50 3 2 2,50 23 3 22,25 1 4 0,00 50 14 46,50 264,8 3752 286,4 5133 351,4 468

36 0 ZEHRA HAYAT ÇEVİK   5 1 4,75 15 3 14,25 7 2 6,50 6 0 6,00 13 5 11,75 2 1 1,75 48 12 45,00 370,6 14 260,5 7398 348,7 513

37 0 ELİF KATIRCI 12 5 1 4,75 16 2 15,50 7 2 6,50 4 2 3,50 16 4 15,00 1 2 0,50 49 13 45,75 341,2 266 261,4 7267 345,8 561

38 0 YAĞIZ EGE AÇAR 12 4 1 3,75 1 1 0,75 3 0 3,00 27 2 26,50 9 1 8,75 44 5 42,75 258,8 4172 404,7 194 344,8 563

39 0 MEHMET EREN KAHRAMAN  25 3 24,25 10 0 10,00 35 3 34,25 225,5 8614 433,7 38 344,0 566

40 863 FATMA ŞAHİN 12E 26 3 25,25 9 1 8,75 35 4 34,00 225,6 8612 446,3 25 343,4 567

41 0 SEVGİ FEREOĞLU   29 1 28,75 9 1 8,75 38 2 37,50 215,3 9970 422,5 53 342,5 569

42 0 ELİF SUBAŞ   3 3 2,25 15 3 14,25 8 2 7,50 4 2 3,50 16 5 14,75 2 3 1,25 48 18 43,50 290,6 2353 266,6 6922 342,4 570

43 743 ATA EFE GENÇ 12B 27 1 26,75 9 1 8,75 36 2 35,50 218,9 9646 441,7 32 340,6 573

44 0 EFEKAN SELEN  M 4 2 3,50 15 2 14,50 10 0 10,00 5 1 4,75 21 1 20,75 2 0 2,00 57 6 55,50 252,4 4845 247,1 8765 340,0 574

45 0 TAHA GÖZLEMECİOĞLU 12 28 2 27,50 9 1 8,75 37 3 36,25 215,7 9921 437,0 35 339,5 575

46 744 NAZLI SEREN ALTINSOY 12C 25 4 24,00 9 0 9,00 34 4 33,00 224,4 8663 427,5 45 339,3 576

47 0 MELDA KÖSE  M 2 1 1,75 2 0 2,00 4 2 3,50 5 1 4,75 21 7 19,25 6 4 5,00 40 15 36,25 247,7 5464 353,9 1569 339,1 578

48 1162 DİLAY ELİTAŞ 12I 5 0 5,00 12 3 11,25 5 2 4,50 4 0 4,00 19 1 18,75 1 1 0,75 46 7 44,25 259,9 4125 272,0 6497 338,7 579

49 832 PINAR TÜZÜN 12E 29 1 28,75 9 0 9,00 38 1 37,75 210,9 10668 434,5 37 338,7 580

50 33 ASUDE DURU ERUSTA  M 6 0 6,00 5 12 2,00 3 7 1,25 3 3 2,25 23 7 21,25 6 4 5,00 46 33 37,75 317,2 848 324,1 2866 337,2 661

51 1347 ZÜHRE YİĞİT 12K 6 0 6,00 10 4 9,00 4 6 2,50 6 0 6,00 17 7 15,25 1 0 1,00 44 17 39,75 266,6 3666 274,3 6326 336,6 665

52 0 BERKSU HASTÜRK   23 1 22,75 10 0 10,00 33 1 32,75 221,9 9088 442,5 30 336,1 667

53 797 AYŞE NERGİS TURAN 12D 26 1 25,75 9 1 8,75 35 2 34,50 216,9 9825 417,0 101 335,8 668

54 742 METE DİRİK 12B 25 3 24,25 9 1 8,75 34 4 33,00 218,3 9693 428,0 44 333,1 758

55 0 DOĞA KISA 12 26 2 25,50 8 1 7,75 34 3 33,25 217,3 9782 413,5 106 332,7 761

56 210 DORUK UÇAK 12A 25 5 23,75 9 1 8,75 34 6 32,50 219,2 9562 414,6 103 332,6 762

57 843 EMİRHAN KILIÇ 12E 23 7 21,25 10 0 10,00 33 7 31,25 222,6 9004 426,1 47 332,6 763

58 0 İBRAHİM ARDA ÖZTÜRK 12I 6 0 6,00 12 5 10,75 7 3 6,25 6 0 6,00 13 4 12,00 0 3 -0,75 44 15 40,25 350,5 141 252,2 8144 332,6 804
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 22,88 10,10 20,34 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 22,89 10,12 20,37 214,4 249,0 250,0

KATILIMLAR

59 732 RÜZGAR YALÇIN 12B 23 4 22,00 9 0 9,00 32 4 31,00 225,8 8530 425,0 50 332,3 806

60 0 NAİME ESMANUR ŞEN  M 5 1 4,75 15 2 14,50 7 2 6,50 3 2 2,50 13 1 12,75 1 0 1,00 44 8 42,00 269,1 3497 253,9 7974 332,3 807

61 722 ERIM SEVEN 12B 24 4 23,00 8 2 7,50 32 6 30,50 224,1 8668 420,6 56 332,1 808

62 335 MİRAY AKKAYA 12 26 1 25,75 9 1 8,75 35 2 34,50 212,9 10436 409,7 148 331,6 810

63 1113 ŞEYMA SOYLU 12L 4 2 3,50 10 7 8,25 5 4 4,00 4 1 3,75 21 2 20,50 2 0 2,00 46 16 42,00 244,6 5840 281,1 5863 331,2 852

64 521 AKASYA DEMİR 12F 5 1 4,75 15 3 14,25 6 3 5,25 6 0 6,00 8 5 6,75 4 1 3,75 44 13 40,75 332,1 432 246,8 8849 331,1 853

65 0 BARKIN DURGUT 12 25 4 24,00 10 0 10,00 35 4 34,00 212,3 10490 431,6 40 329,6 858

66 267 BERKE BİRCAN 12B 2 0 2,00 12 0 12,00 3 2 2,50 17 3 16,25 1 2 0,50 35 7 33,25 258,2 4259 375,6 901 329,3 860

67 0 CEREN GÜNGÖRDÜ 12 28 2 27,50 8 2 7,50 36 4 35,00 209,1 10939 381,2 608 329,1 862

68 0 ASYA SENYÜCEL   28 2 27,50 8 2 7,50 36 4 35,00 208,7 10949 371,4 954 328,7 865

69 851 MERVE ÇELİK 12E 25 4 24,00 8 0 8,00 33 4 32,00 216,7 9832 389,4 509 328,7 866

70 0 AYŞEGÜL PEKMEZCİ 12 6 0 6,00 16 2 15,50 6 4 5,00 5 0 5,00 11 3 10,25 2 1 1,75 46 10 43,50 270,1 3455 240,1 9645 328,4 868

71 28 ESLİN ZEYNEP ÇELİK 12B 4 1 3,75 13 4 12,00 7 2 6,50 3 2 2,50 14 4 13,00 3 0 3,00 44 13 40,75 259,3 4130 261,1 7271 328,4 869

72 737 SUDE NUR KOYUNCU 12B 1 1 0,75 4 0 4,00 21 4 20,00 10 0 10,00 36 5 34,75 280,8 2784 378,6 733 328,3 870

73 711 BORA ALAYOĞLU 12 27 2 26,50 7 3 6,25 34 5 32,75 214,3 10221 408,4 149 328,2 871

74 0 DOĞA GÜNDÜZ 12 5 1 4,75 16 1 15,75 9 1 8,75 6 0 6,00 8 4 7,00 44 7 42,25 373,0 10 227,1 11359 327,9 872

75 1058 GÖKTUĞ EFE KARAEL 12K 5 1 4,75 13 5 11,75 7 3 6,25 5 1 4,75 8 2 7,50 38 12 35,00 336,9 309 252,1 8145 327,8 873

76 0 ELENAY DEMİRER 12A 5 1 4,75 1 2 0,50 4 4 3,00 5 1 4,75 17 4 16,00 5 1 4,75 37 13 33,75 246,1 5751 326,6 2700 327,8 874

77 691 DAMLANUR YAKUT 12 2 0 2,00 1 0 1,00 2 0 2,00 23 3 22,25 6 3 5,25 34 6 32,50 236,7 6847 361,6 1230 327,7 876

78 831 BENSU YAŞAR 12E 26 1 25,75 8 2 7,50 34 3 33,25 210,7 10712 382,2 605 325,9 924

79 0 RÜYA TUNAY   26 4 25,00 10 0 10,00 36 4 35,00 205,5 11348 386,6 514 325,4 966

80 5044 HAZAL DEMİRÖZ 12 5 1 4,75 15 3 14,25 5 5 3,75 6 0 6,00 15 4 14,00 1 1 0,75 47 14 43,50 259,5 4129 245,6 8978 325,1 967

81 725 GAMZE AZAN 12B 24 3 23,25 8 1 7,75 32 4 31,00 215,4 9968 377,2 816 324,5 968

82 0 ŞEVVAL GÜNAL 12 23 2 22,50 9 0 9,00 32 2 31,50 212,9 10437 387,7 513 323,3 975

83 0 İLKER BEDİR 12 23 2 22,50 6 2 5,50 29 4 28,00 221,2 9257 376,2 900 322,2 982

84 0 DAMLA TUNUS 12A 25 4 24,00 6 3 5,25 31 7 29,25 216,7 9831 389,2 511 321,0 991

85 0 IRMAK KARATAŞ  M 6 0 6,00 17 1 16,75 9 1 8,75 6 0 6,00 7 10 4,50 45 12 42,00 365,4 15 197,7 19662 318,9 1077

86 2190 VAĞMUR BİÇİCİ 12 21 3 20,25 8 1 7,75 29 4 28,00 217,9 9778 376,5 898 318,7 1078

87 0 ASLI SENA AKÇAKOÇ   5 1 4,75 14 2 13,50 8 1 7,75 6 0 6,00 10 6 8,50 2 0 2,00 45 10 42,50 278,5 2991 227,6 11195 318,0 1123
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 22,88 10,10 20,34 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 22,89 10,12 20,37 214,4 249,0 250,0

KATILIMLAR

88 0 SUDE CAN 12C 4 2 3,50 14 3 13,25 5 4 4,00 6 0 6,00 12 7 10,25 1 1 0,75 42 17 37,75 262,5 3960 244,5 9060 317,7 1127

89 842 ECEM AKMAN 12E 25 4 24,00 6 2 5,50 31 6 29,50 212,6 10445 385,8 516 317,5 1128

90 0 KEREM ÖZKURT 12 5 1 4,75 9 7 7,25 5 2 4,50 5 0 5,00 12 6 10,50 4 4 3,00 40 20 35,00 255,5 4469 260,9 7355 317,4 1129

91 219 BEYZA ELMAS 12A 4 2 3,50 4 1 3,75 19 7 17,25 7 2 6,50 34 12 31,00 243,9 5922 342,8 1928 317,3 1130

92 280 GÜLİN GÜLTEKİN 12C 24 3 23,25 9 0 9,00 33 3 32,25 204,8 11438 367,1 1008 317,1 1133

93 0 ELİF YOLBAŞI 12 5 1 4,75 14 3 13,25 8 1 7,75 5 1 4,75 8 1 7,75 0 1 -0,25 40 8 38,00 352,6 140 231,0 10536 316,7 1136

94 0 ZEYNEP UZAR   24 1 23,75 7 0 7,00 31 1 30,75 207,4 11043 376,6 897 315,6 1180

95 774 ERSAN BEKİR DEMİRTAŞ 12C 22 2 21,50 8 1 7,75 30 3 29,25 211,0 10666 378,4 734 315,1 1183

96 380 ARDA ÖZYÜREK 12 25 5 23,75 9 1 8,75 34 6 32,50 201,6 11844 372,6 947 314,4 1187

97 762 AHMET EGE SOLCAN 12C 24 2 23,50 9 0 9,00 33 2 32,50 201,0 11893 391,9 460 313,8 1229

98 1273 NEHİR DOLDURUR 12G 21 3 20,25 8 0 8,00 29 3 28,25 212,3 10489 360,4 1276 313,6 1230

99 0 MERT CAN TOMAR   22 3 21,25 6 1 5,75 28 4 27,00 215,6 9925 347,5 1829 313,6 1232

100 0 ELİF AKYÜZ 12 21 3 20,25 7 2 6,50 28 5 26,75 215,9 9920 367,6 1007 313,2 1313

101 0 FURKAN EMİR YILDIZ   23 3 22,25 8 1 7,75 31 4 30,00 206,8 11134 345,0 1879 312,8 1357

102 857 BEGÜM YARBASAN 12E 21 4 20,00 6 3 5,25 27 7 25,25 219,4 9561 365,2 1055 312,6 1359

103 67 İREM NAZ SAVATLI 12 4 2 3,50 14 3 13,25 9 0 9,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 2 3,50 40 8 38,00 349,2 142 229,7 10864 312,6 1400

104 47 EDA KÖKSAL   6 0 6,00 15 3 14,25 7 3 6,25 4 2 3,50 9 1 8,75 41 9 38,75 346,4 183 228,3 11071 312,4 1401

105 0 AHMET ALPER ŞAHİN 12 22 5 20,75 9 0 9,00 31 5 29,75 207,0 11130 400,3 324 312,3 1402

106 0 ERTUĞRUL KAFALAR  M 6 0 6,00 10 6 8,50 8 1 7,75 6 0 6,00 9 2 8,50 0 2 -0,50 39 11 36,25 313,5 1054 233,3 10122 311,8 1486

107 204 DEVRAN GÜLKAN 12A 25 3 24,25 6 4 5,00 31 7 29,25 207,4 11046 382,8 604 311,3 1567

108 0 FURKAN SAMET TOKGÖZ   5 1 4,75 5 2 4,50 7 2 6,50 4 2 3,50 16 3 15,25 4 3 3,25 41 13 37,75 236,0 7052 261,3 7269 311,2 1568

109 346 İREM BÜYÜKÖKSÜZ 12C 6 0 6,00 9 7 7,25 5 2 4,50 4 2 3,50 17 5 15,75 3 0 3,00 44 16 40,00 290,4 2395 254,9 7852 311,0 1609

110 0 GÜLNUR YAVUZ 12 24 2 23,50 8 1 7,75 32 3 31,25 201,3 11848 378,2 735 310,7 1613

111 0 ESRA NUR ÖZER   6 0 6,00 12 6 10,50 8 2 7,50 3 3 2,25 13 5 11,75 42 16 38,00 253,6 4677 238,2 9772 310,7 1613

112 204 METEHAN AYDIN 12A 24 5 22,75 8 0 8,00 32 5 30,75 202,6 11707 360,4 1275 310,6 1616

113 0 ELİF BETÜL SÜRÜCÜ 12A 2 4 1,00 5 13 1,75 2 8 0,00 0 6 -1,50 21 5 19,75 8 1 7,75 38 37 28,75 210,8 10711 382,9 603 310,1 1621

114 0 AYSENA TAŞ   22 4 21,00 6 2 5,50 28 6 26,50 213,0 10433 364,5 1138 309,5 1622

115 0 BUSE ALKIN   4 2 3,50 9 6 7,50 4 4 3,00 2 4 1,00 16 2 15,50 5 0 5,00 40 18 35,50 228,8 8108 273,1 6413 309,2 1623

116 1074 GÖKÇE AKTAŞ 12A 25 3 24,25 7 3 6,25 32 6 30,50 201,7 11843 398,4 326 308,9 1665
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 22,88 10,10 20,34 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 22,89 10,12 20,37 214,4 249,0 250,0

KATILIMLAR

117 0 NİSANUR ÖZGÜL  M 5 1 4,75 10 4 9,00 8 2 7,50 6 0 6,00 10 2 9,50 0 1 -0,25 39 10 36,50 258,0 4300 232,8 10207 308,2 1668

118 0 NERMİN BIÇKICI 12B 23 3 22,25 5 0 5,00 28 3 27,25 209,4 10938 346,2 1874 307,9 1670

119 270 MİRAY ELİTAŞ 12C 6 0 6,00 3 7 1,25 2 2 1,50 3 1 2,75 12 3 11,25 4 1 3,75 30 14 26,50 241,6 6218 291,6 4873 307,2 1674

120 0 ASYA ERGÜLEÇ  M 23 2 22,50 7 2 6,50 30 4 29,00 203,8 11488 369,2 962 307,0 1675

121 2061 ELİF CANITEZ   3 2 2,50 15 2 14,50 7 2 6,50 5 1 4,75 11 1 10,75 1 0 1,00 42 8 40,00 249,6 5294 227,8 11153 306,4 1677

122 0 SUEDA KAYAPINAR  M 25 4 24,00 9 0 9,00 34 4 33,00 192,6 12975 357,6 1401 306,4 1678

123 0 ALİ SAMED ÖZASLAN 12 22 6 20,50 8 1 7,75 30 7 28,25 205,1 11394 381,5 607 306,2 1679

124 1035 ARDA ERTAŞ 12 21 4 20,00 9 1 8,75 30 5 28,75 203,0 11618 370,1 959 305,4 1721

125 0 EGEMEN KESKİN   4 2 3,50 1 0 1,00 7 1 6,75 6 0 6,00 14 10 11,50 2 5 0,75 34 18 29,50 246,6 5590 261,3 7268 304,6 1763

126 1008 GÖKBERK ŞENER 12H 26 2 25,50 5 1 4,75 31 3 30,25 196,7 12467 366,6 1050 303,1 1929

127 752 SENA SEVİM 12C 20 3 19,25 5 1 4,75 25 4 24,00 233,7 7510 341,0 1974 302,8 1931

128 1200 EYLÜL AVCI 12C 5 1 4,75 3 4 2,00 1 0 1,00 16 4 15,00 5 2 4,50 30 11 27,25 224,8 8660 325,3 2782 302,3 1973

129 311 FURKAN YÜKSEL 12 18 4 17,00 9 1 8,75 27 5 25,75 207,7 10999 391,5 462 301,9 1976

130 0 ALİ MURAT GÜNEYTEPE 12 23 6 21,50 7 3 6,25 30 9 27,75 201,8 11798 383,5 562 301,4 1978

131 871 MELİH MUHAMMED SEZER12 4 2 3,50 3 3 2,25 18 4 17,00 5 3 4,25 30 12 27,00 233,1 7635 320,4 2994 301,4 1979

132 759 BORAN ÖZGÜR DİRİOĞLU12C 22 4 21,00 4 3 3,25 26 7 24,25 210,6 10756 357,8 1400 300,8 1982

133 862 ERDEM KOMAR 12 20 4 19,00 7 1 6,75 27 5 25,75 206,5 11137 332,1 2321 300,7 1983

134 960 NEVAL KÜP 12C 19 4 18,00 6 1 5,75 25 5 23,75 211,8 10574 362,8 1184 300,7 1984

135 864 EYLÜL BAYIK 12E 21 7 19,25 6 2 5,50 27 9 24,75 209,0 10941 348,7 1825 300,5 1985

136 0 SİNEM MUTLU 12 6 0 6,00 13 3 12,25 5 5 3,75 5 0 5,00 10 7 8,25 1 0 1,00 40 15 36,25 250,1 5292 225,8 11527 300,1 2110

137 0 MEHMET SALİH AKBAŞ  M 4 2 3,50 15 3 14,25 6 4 5,00 3 3 2,25 12 7 10,25 40 19 35,25 247,2 5547 231,5 10453 299,9 2111

138 101 NURAY GÜLER 12B 6 0 6,00 11 3 10,25 8 2 7,50 5 0 5,00 8 1 7,75 0 3 -0,75 38 9 35,75 326,2 598 219,1 13124 299,5 2114

139 0 BERENSU ŞİMŞEK   23 4 22,00 6 3 5,25 29 7 27,25 201,2 11850 366,2 1051 299,4 2115

140 258 MERVE SEMİZOĞLU 12E 6 0 6,00 15 2 14,50 6 3 5,25 5 1 4,75 9 4 8,00 2 1 1,75 43 11 40,25 248,0 5423 213,6 14715 299,3 2117

141 224 ELİF KARABULUT 12 20 2 19,50 5 1 4,75 25 3 24,25 209,0 10942 360,7 1234 299,1 2119

142 0 RÜMEYSA ÖZKAN   23 3 22,25 8 2 7,50 31 5 29,75 194,0 12755 344,3 1882 298,8 2121

143 721 YİĞİT SAVAŞ 12B 16 8 14,00 7 2 6,50 23 10 20,50 218,6 9650 356,4 1444 298,6 2122

144 52 ŞAFAK DİNÇKAN 12C 5 0 5,00 16 1 15,75 7 2 6,50 5 1 4,75 33 4 32,00 274,2 3205 207,3 16314 297,9 2206

145 0 MELEK BUDAK   21 5 19,75 7 2 6,50 28 7 26,25 201,0 11892 361,6 1229 296,4 2249
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 22,88 10,10 20,34 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 22,89 10,12 20,37 214,4 249,0 250,0

KATILIMLAR

146 277 ÖYKÜ ÖKLÜK 12C 22 1 21,75 8 1 7,75 30 2 29,50 192,0 13063 333,9 2197 296,1 2250

147 757 AYŞENUR YUSUFOĞLU 12C 21 0 21,00 2 1 1,75 23 1 22,75 210,0 10766 336,5 2069 296,0 2251

148 51 NAGİHAN NUR DOLUCA 12D 5 1 4,75 13 5 11,75 5 4 4,00 4 2 3,50 9 2 8,50 3 2 2,50 39 16 35,00 276,8 3120 231,0 10537 296,0 2252

149 316 ZEHRA ARAÇ 12B 5 1 4,75 5 4 4,00 6 2 5,50 5 1 4,75 9 0 9,00 2 2 1,50 32 10 29,50 242,7 6090 246,7 8850 295,8 2294

150 0 EKİN SU GÖKKURT   4 5 2,75 4 2 3,50 18 4 17,00 3 5 1,75 29 16 25,00 219,8 9512 306,5 3915 295,0 2297

151 0 KÜBRA AKİPEK  MB 20 5 18,75 8 2 7,50 28 7 26,25 198,6 12244 349,9 1781 294,0 2343

152 454 BÜŞRA YİĞİT 12G 6 0 6,00 14 3 13,25 8 1 7,75 4 1 3,75 3 3 2,25 35 8 33,00 302,9 1599 206,8 16519 293,8 2384

153 0 ARZU ARICAN 12C 4 2 3,50 14 4 13,00 7 3 6,25 5 1 4,75 7 6 5,50 37 16 33,00 253,9 4675 217,2 13656 293,5 2385

154 1091 SU ŞEVVAL GÖNENÇ 12L 3 3 2,25 10 5 8,75 6 3 5,25 4 1 3,75 10 1 9,75 1 0 1,00 34 13 30,75 239,7 6466 241,1 9479 293,5 2426

155 807 ÇEYLİN IŞIK 12 1 1 0,75 18 5 16,75 5 0 5,00 24 6 22,50 209,9 10807 316,9 3204 293,2 2470

156 0 DENİZ NUR TURA   23 3 22,25 8 2 7,50 31 5 29,75 188,4 13626 341,2 1972 293,1 2471

157 0 GÜLSİMA GEVREK 12 6 0 6,00 10 3 9,25 5 3 4,25 5 1 4,75 12 6 10,50 0 3 -0,75 38 16 34,00 241,8 6216 227,1 11358 292,8 2514

158 5172 SUDEN DOĞAN 12 6 0 6,00 16 1 15,75 6 3 5,25 6 0 6,00 2 1 1,75 36 5 34,75 329,3 473 199,1 18971 292,7 2555

159 0 YUSUF ARDA AKGÜN 12 16 6 14,50 8 1 7,75 24 7 22,25 208,1 10956 343,5 1924 292,6 2556

160 19 MUSTAFA EMRE İPEK 12A 20 2 19,50 7 2 6,50 27 4 26,00 197,9 12373 365,0 1096 292,5 2717

161 20 IRMAK ÜNSAL 12D 4 2 3,50 9 8 7,00 6 3 5,25 4 2 3,50 11 2 10,50 3 2 2,50 37 19 32,25 264,1 3755 241,9 9356 291,9 2719

162 4120 MEHMET KAYRA UYSAL 12A 5 1 4,75 11 7 9,25 7 3 6,25 4 2 3,50 11 7 9,25 2 3 1,25 40 23 34,25 326,5 557 236,8 9820 291,9 2761

163 1307 NAZ KILIÇ 12K 5 1 4,75 10 5 8,75 7 2 6,50 5 0 5,00 12 3 11,25 39 11 36,25 236,5 6849 223,1 12063 291,6 2805

164 0 SENA GÜRER 12 21 3 20,25 6 4 5,00 27 7 25,25 198,7 12243 331,5 2322 291,3 2848

165 0 BEKİR TALHA TÜRK 12G 20 5 18,75 5 2 4,50 25 7 23,25 201,7 11802 346,2 1875 288,8 3138

166 0 TAHA EKİM 12A 3 2 2,50 0 2 -0,50 6 3 5,25 3 3 2,25 17 2 16,50 4 1 3,75 33 13 29,75 209,6 10892 286,4 5134 288,6 3180

167 0 ARDA AKİN 12 13 6 11,50 9 0 9,00 22 6 20,50 208,9 10945 338,4 2063 288,6 3181

168 700 MURAT ASAF AYDIN 12A 17 5 15,75 5 1 4,75 22 6 20,50 208,2 10955 348,1 1826 287,8 3186

169 801 ÖNCÜ KILIÇ 12D 17 4 16,00 6 3 5,25 23 7 21,25 206,0 11183 330,1 2366 287,7 3187

170 391 CEREN HANÇER 12F 5 1 4,75 14 3 13,25 7 2 6,50 5 1 4,75 6 4 5,00 37 11 34,25 305,1 1469 205,5 17006 287,5 3189

171 0 ÖMER KARAAVCI 12 0 1 -0,25 21 4 20,00 4 4 3,00 25 9 22,75 200,7 11935 327,1 2654 287,1 3270

172 1121 AYŞEGÜL DENİZLİ 12K 6 0 6,00 10 2 9,50 6 2 5,50 4 0 4,00 3 1 2,75 29 5 27,75 254,8 4592 218,4 13247 286,8 3273

173 1950 ALEYNA BEKTAŞ 12A 3 0 3,00 2 0 2,00 3 0 3,00 13 8 11,00 4 1 3,75 25 9 22,75 221,9 9087 301,1 4251 286,1 3395

174 0 MELEK YAMAN  M 4 2 3,50 3 3 2,25 14 8 12,00 6 2 5,50 27 15 23,25 214,5 10179 303,3 4126 286,1 3396
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 22,88 10,10 20,34 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 22,89 10,12 20,37 214,4 249,0 250,0

KATILIMLAR

175 0 CEREN YILMAZ   0 1 -0,25 4 2 3,50 17 2 16,50 6 0 6,00 27 5 25,75 212,9 10437 314,1 3370 285,9 3397

176 862 MUKADDES AKIN 12D 19 3 18,25 4 2 3,50 23 5 21,75 202,7 11666 361,0 1231 285,6 3478

177 765 BÜŞRA EYLÜL BAHAR 12C 18 8 16,00 7 2 6,50 25 10 22,50 200,7 11937 327,1 2655 285,6 3478

178 2100 ZEYNEP KARGACI 12A 15 3 14,25 5 2 4,50 20 5 18,75 210,5 10757 334,4 2155 285,4 3561

179 0 ESME YAMALI  M 4 2 3,50 1 1 0,75 4 3 3,25 4 0 4,00 11 4 10,00 3 1 2,75 27 11 24,25 226,3 8405 286,2 5135 285,0 3563

180 1083 MUSTAFA BECERİK 12A 21 3 20,25 5 2 4,50 26 5 24,75 193,5 12879 349,8 1782 284,5 3644

181 0 SENA NUR COŞKUN  M 5 1 4,75 13 3 12,25 7 3 6,25 5 1 4,75 3 3 2,25 0 1 -0,25 33 12 30,00 326,0 599 206,0 16843 284,4 3645

182 515 EBRAR DALKIRAN 12G 5 1 4,75 7 6 5,50 6 2 5,50 4 0 4,00 7 1 6,75 2 0 2,00 31 10 28,50 242,4 6132 232,6 10290 284,3 3647

183 2081 ECE İDİL ÇETİNKAYA 12 21 1 20,75 6 0 6,00 27 1 26,75 187,5 13756 340,8 1975 283,9 3690

184 0 MİNEL YAZGÜN  M 6 0 6,00 15 3 14,25 8 2 7,50 4 2 3,50 33 7 31,25 319,8 806 194,7 21096 283,4 3773

185 0 ELİF AYKUT   6 0 6,00 10 7 8,25 5 5 3,75 5 1 4,75 9 9 6,75 2 3 1,25 37 25 30,75 236,8 6805 221,7 12354 282,8 3776

186 0 SUDENAZ YAZGÜN   5 1 4,75 10 2 9,50 4 4 3,00 4 1 3,75 10 1 9,75 0 1 -0,25 33 10 30,50 231,2 7776 225,7 11528 281,2 3862

187 1012 CANSU ÇELEBİ 12E 18 3 17,25 5 1 4,75 23 4 22,00 197,5 12416 334,6 2153 281,0 3863

188 0 UĞUR UZUN 12 16 4 15,00 5 2 4,50 21 6 19,50 204,1 11482 326,7 2698 280,8 3865

189 0 MAHİDE AKBAŞ  M 3 3 2,25 14 3 13,25 5 1 4,75 6 0 6,00 8 1 7,75 0 2 -0,50 36 10 33,50 236,6 6848 208,3 16109 280,5 3866

190 0 DOĞA COŞKUNTUNA 12 17 3 16,25 6 0 6,00 23 3 22,25 196,3 12470 346,9 1872 280,5 3868

191 1191 EMİR BURHAN YILDIZ 12D 18 5 16,75 7 1 6,75 25 6 23,50 192,9 12927 338,1 2065 280,4 3869

192 303 BEGÜM ACAR 12D 16 4 15,00 5 2 4,50 21 6 19,50 203,5 11530 330,1 2365 280,3 3871

193 1156 CEREN KIZIL 12E 20 0 20,00 5 1 4,75 25 1 24,75 189,3 13538 315,5 3328 280,1 3912

194 0 TUANA ÇEKİN   21 6 19,50 5 3 4,25 26 9 23,75 191,1 13194 345,8 1878 279,3 4076

195 1179 YAĞIZ ALP TERZİOĞLU 12F 21 1 20,75 5 1 4,75 26 2 25,50 186,3 13969 318,8 3119 279,1 4078

196 682 SUĞRA EVRENSEL 12A 17 4 16,00 4 1 3,75 21 5 19,75 204,0 11483 323,9 2867 278,6 4200

197 0 FURKAN AKMERCAN 12 20 4 19,00 5 3 4,25 25 7 23,25 191,6 13149 306,9 3913 278,3 4201

198 0 MÜNİRE KÖRPEŞ 12 5 1 4,75 10 8 8,00 9 1 8,75 5 1 4,75 1 1 0,75 30 12 27,00 316,5 971 204,8 17292 277,7 4243

199 0 EYLÜL ADA POLATDEMİR  M 6 0 6,00 13 2 12,50 7 0 7,00 5 0 5,00 31 2 30,50 253,3 4678 191,4 22563 277,6 4245

200 1280 NİSA KAYA 12F 23 2 22,50 4 5 2,75 27 7 25,25 185,1 14022 326,7 2699 277,2 4408

201 1348 ZÜMRA GÜLER 12I 5 1 4,75 15 3 14,25 5 4 4,00 6 0 6,00 31 8 29,00 320,5 764 195,7 20524 276,6 4450

202 7 SUDE KARACA 12C 4 2 3,50 14 1 13,75 8 1 7,75 3 2 2,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 30 7 28,25 337,0 308 199,4 18688 276,4 4491

203 0 SEMANUR YAVUZ  M 19 2 18,50 6 1 5,75 25 3 24,25 186,6 13926 332,3 2320 276,0 4493
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 22,88 10,10 20,34 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 22,89 10,12 20,37 214,4 249,0 250,0

KATILIMLAR

204 0 KEREM ELMAS   19 4 18,00 5 2 4,50 24 6 22,50 191,0 13235 295,3 4626 275,7 4576

205 1046 EMİRHAN  *LILI 12F 19 2 18,50 2 0 2,00 21 2 20,50 195,9 12514 314,0 3372 275,2 4619

206 693 BORA SALTIK 12A 2 1 1,75 12 9 9,75 3 5 1,75 17 15 13,25 278,8 2868 310,8 3581 273,1 4908

207 2180 İBRAHİM BARAN GÜNGEN12B 5 1 4,75 3 2 2,50 8 2 7,50 5 1 4,75 7 10 4,50 4 4 3,00 32 20 27,00 231,8 7729 221,0 12557 273,0 5030

208 1272 NAZ YÜKSEL 12A 5 1 4,75 4 1 3,75 4 4 3,00 3 2 2,50 13 8 11,00 1 0 1,00 30 16 26,00 216,6 9876 246,2 8892 273,0 5031

209 776 İREM NUR DURMAZOĞLU 12C 20 4 19,00 0 4 -1,00 20 8 18,00 200,4 11940 310,0 3627 272,8 5033

210 854 SILA KIPÇIK 12E 19 6 17,50 4 2 3,50 23 8 21,00 192,3 12979 317,0 3203 272,8 5034

211 0 BİRCE SU ÇOBAN   4 1 3,75 1 0 1,00 4 3 3,25 3 3 2,25 13 3 12,25 1 0 1,00 26 10 23,50 267,4 3622 278,4 6113 272,6 5035

212 3070 ÖMER KALENDER 12B 1 1 0,75 0 1 -0,25 7 3 6,25 5 1 4,75 15 8 13,00 7 2 6,50 35 16 31,00 275,0 3164 260,9 7313 272,1 5159

213 5237 ARDA KURUKAYA 12E 3 3 2,25 14 3 13,25 6 4 5,00 5 1 4,75 5 4 4,00 2 0 2,00 35 15 31,25 275,1 3162 201,3 18110 270,7 5483

214 0 YAĞIZALP BAĞÇIVAN  M 5 1 4,75 10 8 8,00 5 5 3,75 5 1 4,75 9 9 6,75 0 1 -0,25 34 25 27,75 299,1 1775 213,8 14593 270,3 5605

215 251 EMİRHAN HERK 12 17 3 16,25 4 2 3,50 21 5 19,75 193,1 12925 315,7 3327 270,2 5646

216 0 NEHİR BAYDAR 12 3 2 2,50 3 4 2,00 5 1 4,75 9 3 8,25 2 2 1,50 22 12 19,00 251,5 5047 290,4 4961 270,0 5687

217 64 SİMGE KILIÇ 12B 6 0 6,00 8 2 7,50 6 3 5,25 5 0 5,00 5 2 4,50 1 1 0,75 31 8 29,00 231,5 7733 205,0 17171 269,6 5769

218 0 BAKİ ÇETİNÇAKMAK  M 5 1 4,75 11 5 9,75 7 2 6,50 5 0 5,00 5 1 4,75 33 9 30,75 232,6 7681 197,4 19665 269,4 5770

219 524 ŞEVVAL ANIL 12E 4 2 3,50 8 8 6,00 7 2 6,50 6 0 6,00 5 3 4,25 1 1 0,75 31 16 27,00 283,1 2736 210,2 15577 269,3 5771

220 1138 FURKAN EFE ERYİĞİT 12C 20 4 19,00 4 3 3,25 24 7 22,25 185,3 14019 304,9 3997 269,0 5772

221 0 ZEYNEP TEKİN 12A 5 1 4,75 10 8 8,00 5 5 3,75 4 2 3,50 10 12 7,00 3 3 2,25 37 31 29,25 220,1 9386 216,5 13739 269,0 5773

222 1047 HAZAL UZGÖR 12I 5 1 4,75 8 5 6,75 7 1 6,75 5 1 4,75 3 3 2,25 28 11 25,25 238,7 6555 206,3 16762 268,7 5814

223 0 BERFİN BOZTOPRAK   5 1 4,75 15 2 14,50 6 2 5,50 5 0 5,00 0 2 -0,50 31 7 29,25 300,4 1609 184,8 25461 268,6 5815

224 331 CEREN SAVCI 12A 5 1 4,75 11 4 10,00 7 1 6,75 5 1 4,75 28 7 26,25 300,9 1606 195,7 20523 268,5 5816

225 0 İBRAHİM EFE ÇAKIR  M 6 0 6,00 11 7 9,25 6 4 5,00 5 1 4,75 8 5 6,75 2 1 1,75 38 18 33,50 221,2 9259 199,4 18687 268,1 5978

226 0 ERDOĞAN BİROL  M 19 2 18,50 5 2 4,50 24 4 23,00 181,8 14540 303,8 4123 267,5 6142

227 34 ZEYNEP EYŞAN BAYRAM 12B 3 3 2,25 12 6 10,50 5 5 3,75 4 2 3,50 7 6 5,50 1 0 1,00 32 22 26,50 293,3 2266 214,5 14350 267,1 6147

228 0 HASAN BERK TÜRKMEN   4 2 3,50 9 3 8,25 6 2 5,50 6 0 6,00 5 6 3,50 0 1 -0,25 30 14 26,50 293,3 2265 207,0 16436 266,9 6189

229 0 EFECAN EŞİT 12 20 5 18,75 5 0 5,00 25 5 23,75 178,7 14815 291,3 4916 266,3 6313

230 1110 ASLI İPÇİ 12G 18 4 17,00 5 1 4,75 23 5 21,75 184,0 14239 298,5 4421 266,3 6314

231 156 MİRAÇ BERAY GENİŞ 12V 5 1 4,75 8 10 5,50 6 4 5,00 3 3 2,25 12 16 8,00 0 5 -1,25 34 39 24,25 224,0 8751 221,1 12436 266,0 6436

232 0 ARDA EROL  M 2 4 1,00 14 4 13,00 8 2 7,50 4 2 3,50 3 5 1,75 31 17 26,75 236,8 6806 196,3 20319 265,4 6478
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 22,88 10,10 20,34 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 22,89 10,12 20,37 214,4 249,0 250,0

KATILIMLAR

233 1275 NEHİR SÜTLÜ 12 18 4 17,00 4 1 3,75 22 5 20,75 185,8 13976 295,3 4625 265,4 6519

234 0 AZRA SEVİMLİ  M 5 0 5,00 4 1 3,75 3 3 2,25 11 3 10,25 23 7 21,25 213,9 10267 267,8 6799 265,3 6520

235 1101 AYKUT ARSLAN 12M 5 1 4,75 3 2 2,50 7 1 6,75 6 0 6,00 2 0 2,00 23 4 22,00 303,3 1557 210,1 15578 265,3 6521

236 0 SARP BOZDEMİR 12 5 1 4,75 10 3 9,25 4 5 2,75 4 2 3,50 5 4 4,00 0 1 -0,25 28 16 24,00 230,9 7779 211,5 15240 264,8 6522

237 769 GÜLCE YILDIZ 12C 16 4 15,00 2 0 2,00 18 4 17,00 195,1 12657 303,4 4125 264,6 6603

238 1232 İBRAHİM TUNÇ 12G 17 1 16,75 4 4 3,00 21 5 19,75 187,5 13757 312,3 3416 264,4 6604

239 217 ÇAĞLAR GÜLERYÜZ 12A 3 3 2,25 12 4 11,00 6 2 5,50 5 1 4,75 4 9 1,75 1 2 0,50 31 21 25,75 291,0 2311 200,5 18478 264,4 6605

240 0 EMİR YAYIKÇI 12 24 3 23,25 7 2 6,50 31 5 29,75 160,3 16071 317,5 3160 264,0 6647

241 65 MERT KUMKAYA 12C 6 0 6,00 5 7 3,25 4 6 2,50 3 2 2,50 11 2 10,50 0 1 -0,25 29 18 24,50 212,5 10486 229,6 10866 263,9 6849

242 1088 IRMAK AKYÜZ 12C 4 2 3,50 11 2 10,50 6 1 5,75 5 1 4,75 4 2 3,50 30 8 28,00 283,9 2694 196,4 20236 263,6 6930

243 0 SILA ÖZGÜNDÜZ  M 6 0 6,00 5 3 4,25 2 2 1,50 4 1 3,75 4 6 2,50 0 2 -0,50 21 14 17,50 285,0 2689 246,1 8894 263,3 7012

244 0 NESLİHAN ZORLU  M 5 1 4,75 12 6 10,50 5 4 4,00 5 0 5,00 3 4 2,00 30 15 26,25 233,9 7508 197,0 20068 263,1 7053

245 0 SALİHA ZEREN KAVAK   20 1 19,75 4 4 3,00 24 5 22,75 178,0 14825 301,0 4252 262,9 7056

246 0 CANSU YILDIZ 12 5 1 4,75 12 6 10,50 3 5 1,75 5 1 4,75 4 4 3,00 0 1 -0,25 29 18 24,50 231,3 7774 204,7 17293 262,6 7180

247 2290 İLKİM ÇOLAKOĞLU 12A 4 2 3,50 2 2 1,50 4 2 3,50 1 1 0,75 11 5 9,75 3 1 2,75 25 13 21,75 205,1 11393 259,3 7400 262,5 7181

248 0 NEHİR AKDEMİR 12 15 8 13,00 5 0 5,00 20 8 18,00 190,2 13482 288,7 5047 262,3 7222

249 34 HASAN SOYER 12C 4 2 3,50 8 8 6,00 7 1 6,75 4 2 3,50 6 9 3,75 29 22 23,50 228,4 8153 210,0 15659 262,3 7223

250 0 MELİH FURKAN BİLGİN  M 24 2 23,50 6 2 5,50 30 4 29,00 160,3 16071 335,7 2070 262,0 7225

251 0 SEHERNUR İŞLEK   5 1 4,75 8 8 6,00 5 4 4,00 5 1 4,75 5 4 4,00 0 1 -0,25 28 19 23,25 318,0 847 210,9 15367 261,9 7306

252 0 MİNEL ÖZLÜ  M 15 5 13,75 3 0 3,00 18 5 16,75 192,6 12973 290,5 4960 261,4 7389

253 1087 SAMİ BERK DEMİR 12I 5 1 4,75 7 6 5,50 6 2 5,50 4 2 3,50 3 2 2,50 25 13 21,75 230,7 7820 210,7 15371 261,2 7430

254 9360 SİYAMİ MERT ATAK 12A 14 6 12,50 7 1 6,75 21 7 19,25 185,8 13974 297,1 4543 261,2 7431

255 0 ELİF KIZGIN 12F 5 1 4,75 13 5 11,75 7 3 6,25 5 1 4,75 2 6 0,50 1 1 0,75 33 17 28,75 235,0 7303 183,8 25590 260,7 7433

256 0 EFEBERK BALKIŞ 12 23 3 22,25 7 3 6,25 30 6 28,50 160,3 16071 344,2 1883 260,6 7435

257 1136 BERK AYBERK 12D 18 3 17,25 2 3 1,25 20 6 18,50 187,1 13883 315,0 3329 260,5 7476

258 1163 MERVE ATSIZ 12H 17 1 16,75 5 0 5,00 22 1 21,75 178,0 14826 317,2 3202 260,1 7598

259 13 BERIL AVCI 12D 5 1 4,75 9 8 7,00 5 4 4,00 4 2 3,50 7 2 6,50 30 17 25,75 300,2 1611 209,7 15662 260,1 7599

260 0 EKİN SİNECİK   6 0 6,00 3 0 3,00 2 2 1,50 5 0 5,00 7 6 5,50 1 1 0,75 24 9 21,75 247,3 5546 239,3 9687 259,1 8042

261 0 BEYZA DOĞAN  M 5 1 4,75 11 3 10,25 3 3 2,25 5 0 5,00 6 1 5,75 30 8 28,00 245,9 5752 199,0 18972 258,7 8129
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 22,88 10,10 20,34 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 22,89 10,12 20,37 214,4 249,0 250,0

KATILIMLAR

262 0 BARAN EFE YENİ   21 3 20,25 2 1 1,75 23 4 22,00 175,4 14965 305,2 3996 258,2 8173

263 1207 HİLMİ BEKTAŞ 12C 6 0 6,00 6 3 5,25 9 1 8,75 6 0 6,00 27 4 26,00 323,4 602 185,6 25376 258,0 8214

264 5159 SAFFET MURAT YILDIZ 12 5 1 4,75 9 9 6,75 6 3 5,25 5 0 5,00 4 11 1,25 2 4 1,00 31 28 24,00 252,5 4844 199,2 18770 257,6 8257

265 0 BAHTİYAR İLHAN   4 2 3,50 9 3 8,25 5 5 3,75 5 1 4,75 4 6 2,50 27 17 22,75 282,5 2741 204,0 17497 257,5 8298

266 0 BAŞAR BAŞTÜRK  M 14 1 13,75 4 0 4,00 18 1 17,75 186,1 13971 309,2 3711 257,3 8299

267 1000 AHMET KARAASLAN 12H 17 3 16,25 3 2 2,50 20 5 18,75 182,1 14496 292,2 4870 256,0 8546

268 0 BEREN BECEREN 12A 15 2 14,50 5 0 5,00 20 2 19,50 179,9 14716 289,3 4965 255,8 8587

269 2202 BORA TUNCAYA 12A 5 1 4,75 10 7 8,25 7 3 6,25 4 2 3,50 1 3 0,25 1 2 0,50 28 18 23,50 230,0 7942 197,6 19663 255,6 8708

270 0 TİBET İLGÜN   17 2 16,50 2 2 1,50 19 4 18,00 183,5 14283 295,2 4627 255,4 8829

271 464 SERRA EROL 12A 5 1 4,75 1 3 0,25 5 3 4,25 2 2 1,50 9 3 8,25 1 0 1,00 23 12 20,00 265,8 3748 233,4 10121 254,4 8955

272 0 SİMAY BOSTANCI   3 3 2,25 11 3 10,25 4 3 3,25 5 0 5,00 3 0 3,00 26 9 23,75 222,4 9005 199,0 18973 254,0 9118

273 211 ELİF BERRA ŞENTÜRK 12A 16 8 14,00 4 2 3,50 20 10 17,50 183,4 14285 269,6 6632 253,9 9119

274 456 SENA NUR KOÇ 12B 6 0 6,00 9 1 8,75 6 2 5,50 4 2 3,50 2 4 1,00 27 9 24,75 278,1 2994 190,0 24775 253,7 9160

275 0 NİSA SEMİZ 12 4 4 3,00 4 0 4,00 10 3 9,25 4 2 3,50 22 9 19,75 195,7 12516 263,0 7097 253,4 9242

276 352 NAZ TOPRAK 12 20 5 18,75 7 1 6,75 27 6 25,50 160,3 16071 311,6 3499 252,2 9568

277 470 IRMAK GİR   5 1 4,75 12 4 11,00 6 3 5,25 6 0 6,00 2 2 1,50 31 10 28,50 303,8 1514 176,9 25811 252,1 9649

278 0 RÜMEYSA CANBAZ   5 1 4,75 6 4 5,00 5 2 4,50 3 3 2,25 4 3 3,25 23 13 19,75 282,0 2742 209,8 15661 251,7 9730

279 2143 AHMET ÇİFTÇİOĞLU 12A 4 2 3,50 11 7 9,25 6 4 5,00 5 1 4,75 2 3 1,25 28 17 23,75 268,8 3498 190,7 24571 251,6 9771

280 0 EYLÜL ARSLAN   12 2 11,50 2 1 1,75 14 3 13,25 192,0 13022 269,4 6634 251,0 9895

281 0 SÜMEYRA SEVER   5 1 4,75 10 5 8,75 4 3 3,25 5 1 4,75 2 5 0,75 26 15 22,25 225,3 8656 193,3 21910 250,7 9937

282 0 TUANA CUMUR   5 1 4,75 9 6 7,50 5 5 3,75 5 1 4,75 4 10 1,50 0 3 -0,75 28 26 21,50 301,6 1604 198,8 19014 250,6 10018

283 983 KERİM EFE TAVUKÇU 12C 6 0 6,00 14 3 13,25 6 2 5,50 4 1 3,75 30 6 28,50 302,4 1601 170,3 25897 250,5 10019

284 0 MEHLİKANUR KURNAZ 12 3 2 2,50 6 1 5,75 3 1 2,75 8 3 7,25 5 0 5,00 25 7 23,25 248,1 5381 225,8 11526 250,3 10062

285 0 İNCİ ECRİN AFRASYAP   17 2 16,50 1 0 1,00 18 2 17,50 179,9 14718 272,2 6456 250,2 10064

286 2104 BARBAROS YİĞİT 12C 12 5 10,75 1 1 0,75 13 6 11,50 194,9 12660 289,1 5046 249,1 10270

287 1254 MEHMET UĞUR HACIM 12A 5 1 4,75 1 1 0,75 4 2 3,50 3 1 2,75 11 10 8,50 3 2 2,50 27 17 22,75 196,2 12472 232,7 10249 249,0 10271

288 2250 MUSTAFA FAİK ORHAN 12A 5 1 4,75 4 7 2,25 5 3 4,25 5 0 5,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 22 14 18,50 219,6 9559 208,1 16150 248,9 10312

289 338 MELİH FAZLIOĞLU 12E 5 1 4,75 0 3 -0,75 19 5 17,75 3 4 2,00 27 13 23,75 172,4 15160 282,9 5541 248,8 10313

290 0 YAZ IRMAK BALCI 12E 15 3 14,25 15 3 14,25 187,1 13882 300,9 4253 248,7 10514
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 22,88 10,10 20,34 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 22,89 10,12 20,37 214,4 249,0 250,0

KATILIMLAR

291 50 RODA DİLMAN 12C 5 1 4,75 7 4 6,00 5 3 4,25 4 2 3,50 3 6 1,50 24 16 20,00 221,0 9301 200,2 18482 248,3 10556

292 315 NİSA DOM 12H 3 3 2,25 13 5 11,75 5 3 4,25 6 0 6,00 27 11 24,25 290,5 2354 181,5 25688 247,8 10641

293 112 ARDA ZENGİN 12D 3 3 2,25 11 7 9,25 7 3 6,25 3 3 2,25 6 8 4,00 30 24 24,00 270,9 3453 194,4 21178 247,8 10642

294 1141 İREM KARANFİL 12D 5 1 4,75 1 2 0,50 6 3 5,25 3 3 2,25 5 7 3,25 1 2 0,50 21 18 16,50 271,1 3452 225,0 11731 247,8 10643

295 1330 YAĞIZ ÖZYURT 12H 12 6 10,50 1 1 0,75 13 7 11,25 194,2 12751 268,5 6757 247,7 10644

296 1142 BERRA ALPARSLAN 12H 19 8 17,00 1 4 0,00 20 12 17,00 178,7 14813 299,7 4378 247,7 10645

297 0 MEHMET ORKUN CENGİZ  M 11 4 10,00 2 3 1,25 13 7 11,25 194,0 12753 280,8 5944 247,5 10646

298 0 BEYZANUR AKALAN 12 6 0 6,00 5 6 3,50 6 1 5,75 3 1 2,75 4 3 3,25 24 11 21,25 258,3 4217 200,6 18315 247,4 10728

299 0 ALEYNA GÖÇMEN 12 4 2 3,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 7 3 6,25 22 9 19,75 207,3 11127 227,8 11154 247,3 10890

300 0 VAĞMUR PAKIR  M 15 1 14,75 15 1 14,75 184,5 14193 266,5 6923 247,3 10891

301 4860 ZEYNEP İREM KARASAR 12A 6 0 6,00 10 5 8,75 4 6 2,50 4 2 3,50 5 13 1,75 0 1 -0,25 29 27 22,25 290,3 2396 188,5 25150 246,8 10974

302 99 FATİH ORUÇ 12D 4 2 3,50 7 5 5,75 7 3 6,25 5 1 4,75 23 11 20,25 292,6 2268 211,0 15365 246,6 11015

303 0 SUDE SOPUT  M 16 4 15,00 1 2 0,50 17 6 15,50 181,6 14582 270,2 6628 246,5 11056

304 461 MEHMET ESAT ALAMUR 12 5 1 4,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 8 4 7,00 1 1 0,75 21 10 18,50 232,1 7728 235,1 10028 246,2 11057

305 72 YAĞMUR YALÇIN 12D 4 2 3,50 6 9 3,75 4 4 3,00 5 1 4,75 5 6 3,50 0 2 -0,50 24 24 18,00 214,8 10096 209,4 15865 246,1 11058

306 0 YUSUF ÜLKER   2 4 1,00 9 8 7,00 5 2 4,50 4 2 3,50 10 7 8,25 1 2 0,50 31 25 24,75 201,6 11846 207,0 16437 246,1 11060

307 0 DENİZ ÖZBAY   5 1 4,75 8 6 6,50 3 3 2,25 16 10 13,50 199,0 12158 253,2 8058 245,7 11181

308 0 BERKAY ÖZTÜRK   4 2 3,50 13 5 11,75 6 4 5,00 5 1 4,75 28 12 25,00 307,0 1346 176,7 25818 245,6 11182

309 0 SILA AKSOY   6 3 5,25 5 1 4,75 11 4 10,00 195,4 12522 304,6 4040 245,4 11224

310 0 SUDE FİDAN   5 1 4,75 7 5 5,75 6 3 5,25 4 2 3,50 1 0 1,00 23 11 20,25 297,3 1778 194,4 21179 245,1 11347

311 0 YİĞİT GÜNER 12F 3 3 2,25 4 4 3,00 9 1 8,75 6 0 6,00 22 8 20,00 306,9 1347 191,4 22563 244,8 11468

312 1299 SENA KIRAN 12B 14 2 13,50 4 2 3,50 18 4 17,00 175,7 14963 268,5 6716 244,6 11630

313 0 SİMAY KAPCAN 12D 14 4 13,00 2 2 1,50 16 6 14,50 182,3 14452 300,6 4255 244,4 11752

314 2210 CEMRE KANAAT 12 11 2 10,50 11 2 10,50 192,7 12970 260,7 7397 244,1 11833

315 0 ELÇİN ASLAN   6 0 6,00 1 5 -0,25 3 5 1,75 4 1 3,75 8 6 6,50 1 2 0,50 23 19 18,25 201,8 11800 223,3 12061 243,8 11996

316 1118 SAHRA KIYICI 12C 4 2 3,50 6 3 5,25 8 0 8,00 4 1 3,75 2 0 2,00 24 6 22,50 278,0 3036 188,2 25153 243,3 11998

317 0 YAĞIZ NAZLIGÜL   17 8 15,00 4 4 3,00 21 12 18,00 171,7 15248 272,9 6414 243,2 11999

318 206 ŞÜKRÜ BÜLBÜL 12A 22 2 21,50 1 1 0,75 23 3 22,25 160,3 16071 293,9 4788 243,2 12000

319 0 EGEMEN KARADAĞ  M 5 2 4,50 5 0 5,00 7 3 6,25 3 2 2,50 20 7 18,25 205,7 11306 232,3 10371 243,1 12161
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 22,88 10,10 20,34 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 22,89 10,12 20,37 214,4 249,0 250,0

KATILIMLAR

320 456 YAVUZ BURAK İLHAN 12G 3 3 2,25 8 9 5,75 7 2 6,50 6 0 6,00 3 4 2,00 27 18 22,50 303,5 1516 188,4 25151 243,1 12162

321 1001 HAYRUNNİSA GÜL 12D 18 7 16,25 4 3 3,25 22 10 19,50 167,5 15606 257,9 7484 243,0 12163

322 0 NİSA TİRAKİOĞLU  M 8 7 6,25 7 1 6,75 15 8 13,00 185,0 14064 257,4 7526 243,0 12164

323 50 YİĞİT EFE ULUSOY 12B 5 1 4,75 5 8 3,00 6 3 5,25 5 1 4,75 3 5 1,75 1 0 1,00 25 18 20,50 292,7 2267 196,9 20110 242,8 12166

324 240 MİRAY BEK 12B 12 5 10,75 3 2 2,50 15 7 13,25 183,5 14284 287,5 5052 242,1 12333

325 5402 ELİF KÜÇÜKARABACI 12E 4 2 3,50 10 3 9,25 7 2 6,50 2 3 1,25 3 1 2,75 26 11 23,25 283,1 2737 186,7 25326 241,9 12334

326 0 MERT KEREM YILDIRIM   5 1 4,75 11 5 9,75 3 5 1,75 6 0 6,00 3 2 2,50 28 13 24,75 224,9 8659 181,4 25691 241,1 12497

327 0 CAN ŞAHİNKAYASI  M 11 8 9,00 4 1 3,75 15 9 12,75 183,7 14281 283,1 5540 241,0 12538

328 0 SURA KARABAŞ   4 2 3,50 7 5 5,75 2 1 1,75 4 1 3,75 5 2 4,50 22 11 19,25 268,7 3499 207,6 16273 240,5 12580

329 476 ÖZGE BOZTEPE AÇAR  M 4 2 3,50 9 8 7,00 4 4 3,00 6 0 6,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 23 16 19,00 302,3 1602 200,0 18523 240,0 12701

330 1054 MİNEL İYİSÖZLÜ 12D 3 3 2,25 3 3 2,25 3 0 3,00 9 4 8,00 1 0 1,00 19 10 16,50 192,5 12976 233,6 10119 239,7 12703

331 9 HÜSEYİN YAMAN 12B 5 1 4,75 11 6 9,50 4 5 2,75 6 0 6,00 26 12 23,00 295,1 2022 176,4 25822 239,5 12785

332 0 HASAN ERSÜREN 12B 5 2 4,50 5 1 4,75 8 2 7,50 3 1 2,75 21 6 19,50 191,6 13108 241,8 9357 239,1 12788

333 0 BERK ÖRKMEZ 12 5 1 4,75 1 2 0,50 2 1 1,75 4 1 3,75 6 11 3,25 5 3 4,25 23 19 18,25 195,6 12517 227,9 11152 238,7 12950

334 0 AHMET AYTÜRK   5 1 4,75 9 9 6,75 6 4 5,00 5 1 4,75 4 7 2,25 2 1 1,75 31 23 25,25 282,7 2739 194,3 21181 238,6 12952

335 413 ZEYNEP BEYZA AYDIN 12 3 3 2,25 11 5 9,75 5 5 3,75 5 0 5,00 24 13 20,75 303,3 1558 183,0 25636 238,4 13034

336 0 ELİF NİRA GÜÇ 12H 13 8 11,00 2 2 1,50 15 10 12,50 181,8 14539 271,4 6539 238,3 13196

337 0 ELİF CEREN AYDIN   13 8 11,00 3 3 2,25 16 11 13,25 179,5 14724 267,3 6840 238,1 13198

338 0 BİRKAN ÇUBUK 12 4 2 3,50 6 6 4,50 6 4 5,00 5 1 4,75 21 13 17,75 312,7 1095 191,2 24287 237,2 13362

339 0 ŞEVVAL ŞANLI 12E 1 0 1,00 2 1 1,75 8 3 7,25 11 4 10,00 238,7 6554 263,7 7054 237,1 13363

340 608 ÇİĞDEM TOSUN 12C 9 9 6,75 3 3 2,25 12 12 9,00 189,9 13491 272,2 6455 237,0 13365

341 0 KAYRA TAN CALĞIN 12G 4 2 3,50 6 12 3,00 9 1 8,75 6 0 6,00 3 10 0,50 0 2 -0,50 28 27 21,25 242,8 6089 179,4 25709 237,0 13366

342 0 KAZIM MERT FINDIK 12 6 0 6,00 3 1 2,75 2 1 1,75 6 2 5,50 17 4 16,00 233,1 7634 214,8 14107 236,3 13450

343 57 ELİF AĞIN 12B 4 2 3,50 6 5 4,75 3 3 2,25 3 2 2,50 6 2 5,50 1 1 0,75 23 15 19,25 196,3 12469 205,4 17127 236,0 13614

344 261 ECE IRMAK ALTAY 12B 10 1 9,75 4 2 3,50 14 3 13,25 177,4 14912 250,5 8312 235,8 13655

345 388 EFEKARTAL KILINÇ 12A 14 2 13,50 4 1 3,75 18 3 17,25 166,6 15651 291,3 4917 235,8 13656

346 327 BEDİRHAN AYDAR 12G 4 2 3,50 6 4 5,00 8 2 7,50 5 1 4,75 23 9 20,75 304,2 1513 179,9 25702 235,8 13657

347 1039 MELİKE ERAĞCA 12A 15 7 13,25 2 2 1,50 17 9 14,75 179,6 14723 252,2 8143 235,6 13741

348 5383 DEMET ŞAKAR 12E 5 1 4,75 12 6 10,50 5 5 3,75 5 1 4,75 1 1 0,75 28 14 24,50 273,9 3206 170,1 25902 235,1 13943
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 22,88 10,10 20,34 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 22,89 10,12 20,37 214,4 249,0 250,0

KATILIMLAR

349 0 KUTAY AŞAN   13 3 12,25 7 0 7,00 20 3 19,25 160,3 16071 250,7 8270 234,8 13946

350 5721 AYŞE EYLÜL AVCI 11F 5 1 4,75 7 6 5,50 4 3 3,25 3 2 2,50 1 0 1,00 20 12 17,00 255,6 4428 194,2 21182 234,6 14027

351 0 KORAY UCUN 12 5 1 4,75 6 2 5,50 5 4 4,00 4 1 3,75 6 3 5,25 26 11 23,25 257,6 4302 187,7 25278 234,5 14108

352 6 AHMET LATİF ERSİN 12A 6 0 6,00 5 2 4,50 6 2 5,50 4 0 4,00 21 4 20,00 280,6 2785 181,0 25692 234,3 14149

353 0 VESİM ELAGÖZ  M 4 2 3,50 6 12 3,00 4 6 2,50 4 2 3,50 3 0 3,00 21 22 15,50 240,7 6302 225,3 11609 234,2 14150

354 250 GÖKHAN GEZERİM 12B 13 8 11,00 1 4 0,00 14 12 11,00 179,8 14720 274,2 6328 232,0 14397

355 1233 İKBAL İMRAN KAYA 12B 5 1 4,75 3 1 2,75 3 0 3,00 8 6 6,50 0 1 -0,25 19 9 16,75 192,3 12980 222,0 12271 231,8 14399

356 0 BUĞRA CEYLAN   13 12 10,00 3 4 2,00 16 16 12,00 176,7 14917 265,7 6926 231,6 14442

357 0 NAZ ÖZTEMEL 12 3 1 2,75 2 0 2,00 5 1 4,75 8 3 7,25 18 5 16,75 228,8 8109 205,2 17169 231,5 14443

358 0 EFE YAVAŞER   11 2 10,50 11 2 10,50 180,0 14714 248,8 8480 231,0 14726

359 329 MELİH TEPE 12B 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 7 3,25 0 1 -0,25 16 12 13,00 199,9 11944 223,6 12020 230,7 14767

360 1071 TUANA BİTGEN 12 4 2 3,50 6 5 4,75 5 2 4,50 4 1 3,75 4 0 4,00 23 10 20,50 210,7 10715 188,6 25109 230,7 14808

361 0 RÜMEYSA ÖZBAŞ 12 1 0 1,00 13 11 10,25 4 4 3,00 18 15 14,25 172,2 15244 270,4 6585 230,5 14809

362 463 ELİF KADI 12F 5 1 4,75 10 5 8,75 4 3 3,25 3 1 2,75 5 5 3,75 0 1 -0,25 27 16 23,00 234,5 7346 178,4 25719 230,1 14851

363 313 TAYFUN SAROVA 12D 12 15 8,25 1 3 0,25 13 18 8,50 184,5 14192 255,8 7731 230,0 14892

364 0 NURBAHAR ŞARAR   10 1 9,75 3 0 3,00 13 1 12,75 173,0 15155 270,4 6586 230,0 14973

365 0 EYÜPHAN KIRIK 12F 5 1 4,75 1 0 1,00 2 3 1,25 3 1 2,75 7 10 4,50 1 1 0,75 19 16 15,00 249,6 5295 211,3 15282 229,8 15054

366 770 RABİA ABLAK 12A 14 3 13,25 1 0 1,00 15 3 14,25 168,9 15474 250,8 8269 229,8 15095

367 1023 TİJEN ŞAKAR 12E 4 2 3,50 11 6 9,50 3 4 2,00 4 2 3,50 4 7 2,25 0 1 -0,25 26 22 20,50 256,7 4305 181,5 25689 229,7 15137

368 0 BURAK AZGÜLER  M 5 1 4,75 15 3 14,25 5 5 3,75 3 3 2,25 0 1 -0,25 28 13 24,75 277,9 3038 160,1 25979 229,4 15142

369 1092 TUANA KURU 12B 7 6 5,50 3 1 2,75 10 7 8,25 184,5 14191 244,7 9059 229,4 15144

370 12089 AYSE ÇAKIR 12B 4 1 3,75 8 1 7,75 4 3 3,25 6 0 6,00 8 22 2,50 4 6 2,50 34 33 25,75 239,3 6550 173,9 25852 229,2 15187

371 0 ELİF AŞIK 12 3 3 2,25 10 3 9,25 7 0 7,00 6 0 6,00 1 3 0,25 27 9 24,75 265,2 3751 161,0 25973 228,8 15231

372 245 AYSUN GÜNER 12B 2 0 2,00 2 0 2,00 2 1 1,75 3 1 2,75 7 2 6,50 16 4 15,00 219,8 9511 215,9 13863 228,8 15232

373 0 HASAN ÇORAKLIK  M 5 0 5,00 6 4 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 1 1 0,75 19 8 17,00 204,0 11484 187,7 25279 228,7 15274

374 999 İSMET BOZKURT 12G 5 1 4,75 3 12 0,00 4 6 2,50 5 1 4,75 3 7 1,25 3 3 2,25 23 30 15,50 250,9 5209 196,7 20191 228,7 15275

375 361 FURKAN BATI 12A 2 3 1,25 1 1 0,75 5 5 3,75 3 2 2,50 7 12 4,00 0 2 -0,50 18 25 11,75 252,9 4841 236,9 9819 228,6 15316

376 0 GAMZE NUR MENGÜTAY  M 5 1 4,75 10 8 8,00 6 3 5,25 5 1 4,75 14 7 12,25 3 2 2,50 43 22 37,50 166,2 15657 166,3 25938 228,6 15437

377 0 SUDENUR BERBER   5 1 4,75 6 3 5,25 5 2 4,50 3 3 2,25 3 7 1,25 22 16 18,00 252,9 4842 196,9 20069 228,5 15478
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 22,88 10,10 20,34 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 22,89 10,12 20,37 214,4 249,0 250,0

KATILIMLAR

378 0 YİĞİT YAĞIZ 12 11 4 10,00 11 4 10,00 178,8 14812 270,3 6627 228,2 15479

379 0 BEYZA DURSUNKAYA  M 11 11 8,25 2 4 1,00 13 15 9,25 179,7 14721 243,3 9189 227,1 15604

380 0 ESRANUR DERS   8 7 6,25 4 2 3,50 12 9 9,75 178,1 14823 252,8 8059 226,9 15606

381 449 BURAK BALABAN 12G 4 2 3,50 5 10 2,50 6 4 5,00 6 0 6,00 4 5 2,75 1 2 0,50 26 23 20,25 195,4 12521 183,1 25635 226,7 15607

382 1244 KEREM KAĞITÇI 12G 9 5 7,75 2 1 1,75 11 6 9,50 178,2 14822 257,6 7525 226,3 15689

383 410 BURAK ÖZKAN 12F 6 0 6,00 2 4 1,00 5 5 3,75 4 2 3,50 17 11 14,25 278,0 2995 191,4 22563 226,3 15690

384 476 KÜBRA ÇAKIRLAR 12B 11 3 10,25 2 0 2,00 13 3 12,25 170,6 15340 258,6 7441 226,0 15773

385 557 EMİR ELİTAŞ 12C 3 3 2,25 3 2 2,50 6 4 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 19 12 16,00 254,4 4593 200,3 18480 224,9 15905

386 0 EFE KIVANÇ AVCILAR 12 10 3 9,25 2 2 1,50 12 5 10,75 173,3 15149 244,1 9104 224,7 15946

387 1095 ALPER BATU YİKAR 12G 10 3 9,25 0 2 -0,50 10 5 8,75 178,6 14816 260,9 7354 224,6 15947

388 1326 URAL EGE DOĞAN 12D 13 11 10,25 5 5 3,75 18 16 14,00 163,9 15769 262,9 7138 223,9 16111

389 1168 EBRAR KUŞOĞLU 12G 2 1 1,75 2 1 1,75 2 0 2,00 7 7 5,25 1 2 0,50 14 11 11,25 234,7 7345 223,0 12145 223,9 16112

390 312 ŞEVVAL ZORLU 12C 4 2 3,50 10 7 8,25 4 2 3,50 4 2 3,50 2 0 2,00 24 13 20,75 216,4 9917 174,2 25849 223,5 16115

391 0 CEREN EKAL 12 1 1 0,75 1 0 1,00 3 1 2,75 8 5 6,75 1 4 0,00 14 11 11,25 207,6 11002 236,5 9821 222,6 16202

392 261 BİLAL FURKAN ERGİN 12A 9 4 8,00 9 4 8,00 178,0 14824 262,6 7179 221,9 16407

393 0 NİSANUR PELVAN   4 1 3,75 9 4 8,00 5 3 4,25 3 1 2,75 3 2 2,50 24 11 21,25 223,2 8877 172,3 25877 221,8 16409

394 0 İPEK GÜNGÖR  M 10 10 7,50 1 2 0,50 11 12 8,00 177,8 14828 250,9 8228 221,7 16410

395 492 EMİRHAN ÖZBEK 12B 11 1 10,75 1 1 0,75 12 2 11,50 168,3 15598 248,7 8481 221,6 16452

396 1052 DİLARA İCLAL ATA 12E 10 8 8,00 2 0 2,00 12 8 10,00 172,4 15201 252,8 8060 221,6 16453

397 0 ELİF DEMİRÖZ 12E 4 2 3,50 10 5 8,75 0 4 -1,00 4 2 3,50 1 0 1,00 19 13 15,75 257,6 4303 185,4 25418 221,4 16454

398 0 CANSU ULUTAŞ 12 4 2 3,50 4 3 3,25 2 1 1,75 3 1 2,75 6 7 4,25 0 1 -0,25 19 15 15,25 188,2 13629 203,5 17618 221,4 16455

399 0 MERYEM SENA BULUT  M 1 1 0,75 4 2 3,50 5 3 4,25 189,4 13535 228,7 10988 221,1 16617

400 0 YUNUS EMRE BALABAN  M 5 1 4,75 3 1 2,75 7 1 6,75 4 1 3,75 19 4 18,00 271,3 3411 173,6 25854 220,9 16700

401 0 YUSUF TAŞÇI   11 1 10,75 1 4 0,00 12 5 10,75 169,4 15390 240,3 9604 220,6 16743

402 9365 YAĞMUR GÖKÇE ER 12 5 1 4,75 5 7 3,25 3 6 1,50 4 2 3,50 4 4 3,00 0 1 -0,25 21 21 15,75 231,0 7777 210,4 15534 220,6 16744

403 0 YAĞIZ BORAN İŞLEV 12 11 8 9,00 6 1 5,75 17 9 14,75 158,5 25935 243,9 9105 220,5 16786

404 704 ELİF SU ÖFLAZ  M 9 4 8,00 2 0 2,00 11 4 10,00 170,5 15341 265,0 6968 219,7 16874

405 0 NURAV BEŞLİ  M 8 2 7,50 3 1 2,75 11 3 10,25 169,6 15389 234,1 10077 219,5 16957

406 183 NİSAN NUR ÖZSÖZ 12 4 2 3,50 7 4 6,00 5 3 4,25 4 2 3,50 20 11 17,25 275,0 3163 174,8 25840 219,5 16958
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 22,88 10,10 20,34 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 22,89 10,12 20,37 214,4 249,0 250,0

KATILIMLAR

407 443 FERİHA GÜNDOĞDU 12G 3 3 2,25 9 6 7,50 3 3 2,25 4 2 3,50 4 2 3,50 2 0 2,00 25 16 21,00 211,1 10664 179,3 25711 218,2 17127

408 354 AHMET KARADENİZ 12E 3 3 2,25 3 3 2,25 189,3 13537 248,9 8478 217,6 17372

409 1088 SELİN ERSÖZ 12A 8 6 6,50 2 2 1,50 10 8 8,00 173,5 15145 230,6 10620 217,2 17496

410 0 DİLARA ÖZDEN   4 0 4,00 3 1 2,75 4 2 3,50 4 1 3,75 4 3 3,25 19 7 17,25 235,1 7301 186,6 25327 217,1 17577

411 0 ŞEYMANUR SEVER 12 3 0 3,00 6 4 5,00 1 2 0,50 10 6 8,50 179,8 14719 238,2 9773 216,8 17698

412 549 İREM MARANGOZ 12C 5 1 4,75 7 6 5,50 0 1 -0,25 12 8 10,00 180,3 14710 213,1 14916 216,7 17780

413 777 NURDAN BAĞCİ 12A 5 1 4,75 0 1 -0,25 10 3 9,25 15 5 13,75 169,3 15431 216,5 13738 216,4 17783

414 0 FATMA İŞCAN   3 1 2,75 3 6 1,50 4 2 3,50 2 2 1,50 3 3 2,25 0 1 -0,25 15 15 11,25 193,3 12883 197,1 19787 216,3 17784

415 1251 MEHMET EKİCİLER 12 9 3 8,25 9 3 8,25 171,8 15247 240,7 9560 216,1 17866

416 0 ÇAĞAN DEMİR 12A 4 0 4,00 5 3 4,25 5 0 5,00 3 4 2,00 1 0 1,00 18 7 16,25 235,8 7135 197,7 19661 216,0 17947

417 286 BARAN TEMEL 12C 6 0 6,00 6 1 5,75 3 0 3,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 17 3 16,25 227,7 8239 180,3 25700 215,8 18029

418 0 EYLÜL DURSUN 12 11 12 8,00 2 1 1,75 13 13 9,75 167,1 15607 224,9 11772 215,5 18031

419 0 DORUK ÖZTÜRK 12 9 5 7,75 0 2 -0,50 9 7 7,25 173,7 15143 234,5 10074 215,3 18072

420 5226 CANKUT NEGİŞ 12A 6 0 6,00 1 1 0,75 7 1 6,75 175,0 14968 230,2 10822 215,3 18073

421 252 ELİF Ö *İŞİ 12C 3 3 2,25 12 6 10,50 5 5 3,75 4 2 3,50 24 16 20,00 248,8 5339 161,8 25966 215,3 18074

422 1080 BEYZA BÜKER 12B 3 1 2,75 8 3 7,25 4 4 3,00 5 1 4,75 1 2 0,50 21 11 18,25 243,2 6047 168,4 25916 214,5 18280

423 1174 BENGİSU BUÇUKÇU 12H 7 7 5,25 3 3 2,25 10 10 7,50 172,0 15245 242,1 9275 214,3 18322

424 0 SUDE NAZ YILDIZ   5 1 4,75 6 8 4,00 5 4 4,00 4 1 3,75 3 2 2,50 23 16 19,00 210,7 10712 171,9 25882 214,2 18324

425 0 ELA CEREN GÜMÜŞ 12 4 5 2,75 3 2 2,50 3 14 -0,50 1 6 -0,50 11 27 4,25 194,4 12708 239,8 9646 213,8 18446

426 0 İNCİ GÖKSU ŞİŞMAN 12 5 0 5,00 1 0 1,00 4 1 3,75 3 1 2,75 5 4 4,00 1 1 0,75 19 7 17,25 194,7 12663 176,9 25812 213,5 18448

427 315 DENİZ KURT 12A 11 1 10,75 0 2 -0,50 11 3 10,25 163,7 15772 229,2 10947 213,3 18449

428 1076 DİLASA KARATAŞ 12H 4 0 4,00 0 2 -0,50 3 0 3,00 3 0 3,00 2 0 2,00 12 2 11,50 223,5 8794 202,7 17663 213,3 18450

429 0 FATİHHAN DURUÇAY  M 6 13 2,75 3 5 1,75 9 18 4,50 178,7 14814 242,8 9191 212,9 18612

430 1388 BURCU AKPINAR 12G 3 3 2,25 8 4 7,00 4 5 2,75 4 1 3,75 19 13 15,75 237,4 6763 172,9 25871 212,7 18614

431 308 EMİRHAN GÜR 12B 4 2 3,50 2 0 2,00 3 2 2,50 4 1 3,75 1 4 0,00 14 9 11,75 232,3 7725 195,2 20810 212,5 18776

432 0 GÜLCE ŞENSOY 12 4 2 3,50 7 2 6,50 11 4 10,00 172,8 15156 215,7 13865 212,4 18817

433 1276 NEHİR TEYMUR 12A 10 14 6,50 4 6 2,50 14 20 9,00 165,9 15661 233,1 10125 212,2 18818

434 1190 ELİFSU ÇELİK 12D 3 7 1,25 3 1 2,75 6 8 4,00 179,2 14769 237,3 9775 212,0 18820

435 0 MİRAY TEZCAN  M 5 1 4,75 5 3 4,25 2 2 1,50 3 0 3,00 2 1 1,75 17 7 15,25 216,9 9828 179,4 25710 211,9 18901
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 22,88 10,10 20,34 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 22,89 10,12 20,37 214,4 249,0 250,0

KATILIMLAR

436 11007 OLCAY TUNA SELVİ 12A 6 0 6,00 1 0 1,00 1 0 1,00 5 4 4,00 2 3 1,25 15 7 13,25 175,7 14964 196,4 20318 211,9 18942

437 0 ZEYNEP PEHLİVANOĞLU   3 3 2,25 5 5 3,75 5 3 4,25 4 2 3,50 17 13 13,75 258,7 4174 178,3 25721 211,9 18943

438 0 ARDA ŞENTÜRK   3 3 2,25 1 0 1,00 4 3 3,25 5 1 4,75 4 3 3,25 17 10 14,50 221,5 9175 187,2 25283 211,8 18945

439 0 AYŞE AVCİ 12 4 2 3,50 0 1 -0,25 5 2 4,50 2 1 1,75 1 4 0,00 12 10 9,50 221,9 9089 187,8 25276 211,5 19066

440 5369 İZAY KARAKAŞ 12A 5 13 1,75 2 5 0,75 7 18 2,50 182,5 14410 252,6 8101 211,3 19188

441 0 MUSA OLGAY ŞAKACI   5 8 3,00 2 1 1,75 7 9 4,75 174,8 14972 220,4 12638 209,5 19878

442 307 FATMA BETÜL GÜNEŞ 12C 7 7 5,25 1 1 0,75 8 8 6,00 171,1 15251 227,3 11237 209,2 19920

443 849 BATUHAN ALP ARSLAN 12E 4 7 2,25 0 2 -0,50 4 9 1,75 220,3 9345 236,3 9903 209,2 19921

444 0 SAİT TUNAY BAYOL 12 9 9 6,75 1 2 0,50 10 11 7,25 167,7 15603 238,3 9770 209,2 19922

445 0 NECİBE ŞEVVAL GÜVEN 12 4 3 3,25 2 1 1,75 6 4 5,00 173,2 15150 233,2 10123 208,6 20245

446 62 BURAK KONYALI 12A 7 5 5,75 2 1 1,75 9 6 7,50 166,3 15655 233,0 10126 208,4 20327

447 333 AYSU OĞUR 12B 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 13 4 12,00 208,5 10951 183,2 25594 207,6 20376

448 0 DEVRİM KOÇER   3 3 2,25 4 8 2,00 6 2 5,50 4 2 3,50 2 9 -0,25 1 2 0,50 20 26 13,50 184,9 14065 175,2 25836 207,5 20377

449 5238 HÜLYA BALTA 12A 2 1 1,75 1 0 1,00 5 2 4,50 8 3 7,25 173,3 15148 209,0 15946 207,3 20379

450 73 KIVANÇ ÖZDEMİR 12A 1 0 1,00 20 8 18,00 7 2 6,50 28 10 25,50 119,1 26130 264,1 7013 206,8 20501

451 0 EFE GÜRBÜZ 12B 1 0 1,00 5 3 4,25 1 0 1,00 6 4 5,00 0 4 -1,00 13 11 10,25 173,3 15147 218,6 13246 206,7 20502

452 0 CEREN BİNA 12 2 4 1,00 4 7 2,25 3 5 1,75 4 2 3,50 1 6 -0,50 14 24 8,00 197,6 12375 190,0 24816 206,6 20504

453 0 FAHRETTİN ARGON  M 4 2 3,50 4 9 1,75 5 5 3,75 5 1 4,75 18 17 13,75 227,8 8238 172,8 25872 206,3 20625

454 509 ENES ÖÇAL 12B 4 1 3,75 1 1 0,75 5 3 4,25 4 1 3,75 4 4 3,00 1 3 0,25 19 13 15,75 220,8 9342 195,5 20726 206,1 20628

455 0 BEDİRHAN TAŞTAN  M 7 5 5,75 4 4 3,00 11 9 8,75 160,3 16071 214,6 14228 205,7 20712

456 0 EGE AÇİL   12 9 9,75 5 0 5,00 17 9 14,75 144,1 26050 234,9 10070 205,6 20833

457 281 FATIMA SİRKECİ 12D 5 1 4,75 1 1 0,75 4 5 2,75 3 0 3,00 1 0 1,00 14 7 12,25 238,6 6557 179,7 25706 205,3 20914

458 0 M YAĞIZ ÇEŞMEBAŞI 12 4 2 3,50 4 4 3,00 6 4 5,00 4 2 3,50 18 12 15,00 245,9 5753 167,4 25925 205,2 20955

459 0 FATMA SAVCI   3 0 3,00 2 0 2,00 7 7 5,25 12 7 10,25 166,1 15658 210,4 15534 205,1 20958

460 205 RABİA AKYÜZ 11C 3 3 2,25 2 8 0,00 5 3 4,25 3 1 2,75 2 0 2,00 15 15 11,25 222,6 9003 185,4 25417 204,9 21080

461 2142 ZEYNEP ATILGAN 12B 2 3 1,25 1 1 0,75 4 1 3,75 3 4 2,00 10 9 7,75 177,4 14870 202,5 17744 204,6 21161

462 5474 BUĞRA KUŞ 12A 3 0 3,00 0 3 -0,75 3 3 2,25 176,7 14916 223,8 11979 204,5 21203

463 0 CEMRE DÜNKİ 12C 3 1 2,75 1 0 1,00 1 1 0,75 4 4 3,00 9 6 7,50 215,4 9927 200,8 18272 203,7 21326

464 354 GÜLSE GÜLAYDI 12C 3 3 2,25 7 8 5,00 5 3 4,25 4 2 3,50 2 3 1,25 2 0 2,00 23 19 18,25 197,4 12419 169,1 25910 203,7 21367
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 22,88 10,10 20,34 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 22,89 10,12 20,37 214,4 249,0 250,0

KATILIMLAR

465 218 MUHAMMED SAİD DERE 12A 5 8 3,00 1 3 0,25 6 11 3,25 173,1 15154 226,6 11402 203,6 21368

466 462 EREN TİRAKİ 12H 3 3 2,25 6 12 3,00 6 4 5,00 3 3 2,25 0 1 -0,25 18 23 12,25 239,0 6552 176,0 25824 203,6 21369

467 71 GÜLSU YILDIZOĞLU 12A 4 1 3,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 6 3 5,25 1 0 1,00 13 6 11,50 194,7 12664 203,1 17661 203,5 21530

468 193 GÖKSU YÜKSEL 12H 5 1 4,75 4 3 3,25 4 3 3,25 2 1 1,75 15 8 13,00 234,8 7344 172,1 25879 203,5 21531

469 5468 SENEM ÇETİNKAYA 12A 9 4 8,00 1 1 0,75 10 5 8,75 158,2 25936 217,0 13657 203,5 21532

470 1715 AZRA KİF 12C 5 0 5,00 6 5 4,75 4 3 3,25 2 4 1,00 1 6 -0,50 18 18 13,50 232,2 7726 170,0 25903 203,5 21533

471 200 DAMLA ÇELİK 12D 2 4 1,00 5 3 4,25 3 6 1,50 4 1 3,75 2 3 1,25 16 17 11,75 233,2 7633 180,3 25699 203,3 21615

472 114 HÜSNA POLAT 12A 1 0 1,00 0 1 -0,25 4 0 4,00 6 8 4,00 11 9 8,75 203,4 11534 211,0 15364 203,0 21737

473 0 NİSA DAMLA ERSÖZ  M 5 1 4,75 5 1 4,75 3 0 3,00 2 2 1,50 1 1 0,75 16 5 14,75 219,7 9514 168,0 25920 202,5 21819

474 5031 HİLAL BEDEL 12F 3 3 2,25 5 10 2,50 5 5 3,75 3 3 2,25 1 0 1,00 17 21 11,75 247,3 5545 178,3 25720 202,5 21820

475 544 ÖZGE AKUŞ 12 3 1 2,75 8 2 7,50 1 6 -0,50 5 1 4,75 17 10 14,50 235,2 7299 166,8 25931 202,2 21864

476 0 YAĞIZ ÖZTÜRK 12 12 6 10,50 1 1 0,75 13 7 11,25 149,9 26023 224,7 11773 201,9 21947

477 776 GÜLNUR BİNGÖL 12G 6 0 6,00 6 8 4,00 3 5 1,75 3 3 2,25 18 16 14,00 215,1 10054 167,5 25924 201,9 21947

478 0 İREM KIZIL   7 7 5,25 1 2 0,50 8 9 5,75 164,7 15714 217,2 13655 201,8 21949

479 521 SERAY İLDOKUZ  M 12 5 10,75 0 1 -0,25 12 6 10,50 150,9 26018 222,4 12188 200,8 22156

480 129 DUYGU KEPE 12B 3 2 2,50 5 5 3,75 3 4 2,00 4 0 4,00 9 3 8,25 24 14 20,50 161,0 16066 171,6 25886 200,4 22160

481 5372 SALİH KARACA 12A 6 5 4,75 1 1 0,75 7 6 5,50 163,7 15771 217,5 13573 200,2 22162

482 1116 AYLA ORUÇOĞLU 12D 4 5 2,75 2 1 1,75 6 6 4,50 165,9 15662 225,1 11690 199,7 22286

483 1049 CEYLİN CEYLAN 12 9 9 6,75 0 1 -0,25 9 10 6,50 162,4 16022 214,2 14471 199,4 22368

484 5427 ZEYNEP SUEDA KUTLU 12A 2 2 1,50 3 0 3,00 7 4 6,00 1 2 0,50 13 8 11,00 176,5 14919 199,8 18645 198,9 22490

485 228 TARIK ARIKAN 12B 5 1 4,75 2 0 2,00 3 4 2,00 2 1 1,75 2 6 0,50 14 12 11,00 217,6 9780 174,4 25848 198,6 22532

486 1097 ARDA DİNÇ 12F 8 4 7,00 2 2 1,50 10 6 8,50 154,0 26002 224,7 11774 198,5 22614

487 0 YUSUF HARUN KAYGUSUZ12 6 0 6,00 6 0 6,00 160,3 16071 210,6 15373 198,0 22617

488 9003 ESRA MENEKŞE 12A 5 2 4,50 0 1 -0,25 5 3 4,25 165,0 15709 210,7 15370 198,0 22738

489 0 SUDENAS TINMAZ  M 9 7 7,25 9 7 7,25 156,8 25985 238,3 9771 197,9 22779

490 220 KENAN HAYTA 12A 5 1 4,75 2 2 1,50 6 3 5,25 3 2 2,50 0 4 -1,00 16 12 13,00 227,0 8242 167,5 25923 197,9 22780

491 0 ŞERİFE ÖZGE Ö *ÖK 12C 3 2 2,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 3 0 3,00 3 3 2,25 13 7 11,25 218,1 9735 187,0 25325 197,8 22781

492 0 MERVE ALTUN  M 5 1 4,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 2 5 0,75 0 3 -0,75 11 11 8,25 233,4 7592 184,8 25460 197,4 22823

493 0 ALPEREN ÇORBACI 12 0 1 -0,25 11 13 7,75 1 3 0,25 12 17 7,75 154,3 25998 223,0 12144 197,4 22864

                                            17 / 22



OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 22,88 10,10 20,34 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 22,89 10,12 20,37 214,4 249,0 250,0

KATILIMLAR

494 1051 MERVE GÜNDOĞMUŞ 12 9 3 8,25 0 1 -0,25 9 4 8,00 154,1 26001 207,9 16191 197,1 23025

495 0 ARDA EGE KİREZ   0 2 -0,50 3 3 2,25 6 4 5,00 3 0 3,00 2 1 1,75 14 10 11,50 194,7 12665 175,6 25833 196,8 23028

496 0 IRMAK DURAK 12 1 5 -0,25 2 4 1,00 3 3 2,25 6 8 4,00 1 2 0,50 13 22 7,50 223,2 8876 202,2 17786 196,8 23029

497 0 BURÇİN KORKUT 12 6 8 4,00 2 6 0,50 8 14 4,50 163,0 15936 211,4 15281 196,6 23071

498 466 ELİF HOBAN 12C 4 0 4,00 2 2 1,50 3 3 2,25 4 0 4,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 14 7 12,25 228,9 8107 175,6 25831 196,3 23114

499 1212 GÖKÇE TOKUÇ 12A 6 5 4,75 1 0 1,00 7 5 5,75 158,8 25891 211,7 15238 195,7 23117

500 5380 HAMDİ TÜRK 12A 4 2 3,50 1 0 1,00 4 3 3,25 2 0 2,00 11 5 9,75 180,1 14712 193,2 21911 195,7 23117

501 762 ROJDA BAKAY 12D 6 2 5,50 1 0 1,00 7 2 6,50 156,5 25988 210,9 15369 195,5 23200

502 0 HASAN KAAN CAN 12 2 6 0,50 2 1 1,75 4 7 2,25 198,5 12286 198,1 19258 194,4 23483

503 2170 ALİ ŞAHİN 12 7 2 6,50 5 1 4,75 12 3 11,25 191,7 13107 168,0 25921 194,1 23485

504 0 EDESSA YAVUZ 12B 1 0 1,00 2 0 2,00 5 1 4,75 1 2 0,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 12 6 10,50 192,2 13021 175,7 25828 193,8 23727

505 644 CAN POLAT ÖZEROL 12D 2 4 1,00 4 8 2,00 5 5 3,75 5 1 4,75 16 18 11,50 217,4 9781 166,9 25929 193,5 23732

506 0 DURU SE *R 12 3 2 2,50 1 0 1,00 4 0 4,00 4 8 2,00 0 2 -0,50 12 12 9,00 167,9 15601 185,8 25372 193,4 23773

507 0 ALİ A *A ALGAN   3 3 2,25 3 2 2,50 2 0 2,00 4 3 3,25 12 8 10,00 162,5 16020 177,7 25766 192,7 23858

508 651 ESİLYA SEN 12G 5 1 4,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 14 6 12,50 171,8 15246 162,0 25963 192,6 23859

509 389 İREM ŞAHİN 12A 3 3 2,25 3 3 2,25 3 5 1,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 13 13 9,75 228,6 8110 170,4 25895 192,3 24022

510 409 EYLÜL NAZ YÜKSEL 12D 5 0 5,00 1 1 0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 4 2 3,50 0 1 -0,25 12 5 10,75 201,9 11796 184,4 25506 192,3 24023

511 397 SAMET BİLGİ 12A 1 1 0,75 7 1 6,75 5 0 5,00 3 0 3,00 16 2 15,50 205,8 11304 152,3 26043 192,0 24065

512 426 DENİZ KESKİNSİN 12C 4 2 3,50 1 2 0,50 5 4 4,00 4 1 3,75 2 1 1,75 16 10 13,50 177,1 14914 164,3 25951 191,8 24066

513 0 ARDA YAPAKÇI 12 2 0 2,00 1 2 0,50 6 4 5,00 3 2 2,50 3 8 1,00 0 2 -0,50 15 18 10,50 179,3 14725 168,3 25917 191,4 24151

514 0 ÇINAR KAAN AYDOĞDU 12 4 1 3,75 4 1 3,75 159,8 25765 206,6 16521 191,3 24152

515 527 EYLÜL BAŞKOR 12B 4 4 3,00 1 0 1,00 5 4 4,00 159,1 25889 219,3 13002 191,2 24193

516 0 MUHAMMED EMİR ÖZGÜL  2 0 2,00 3 1 2,75 2 0 2,00 2 1 1,75 1 1 0,75 10 3 9,25 191,2 13193 187,3 25280 190,7 24236

517 0 AÇELYA TUR  M 4 2 3,50 0 1 -0,25 4 3 3,25 160,3 16071 214,6 14269 190,4 24279

518 248 EDA KURT 12C 4 0 4,00 2 0 2,00 1 0 1,00 2 5 0,75 9 5 7,75 188,3 13628 190,2 24693 190,2 24400

519 294 MELİKE YAŞAR 12C 3 3 2,25 1 0 1,00 5 2 4,50 2 0 2,00 1 5 -0,25 12 10 9,50 202,9 11660 177,4 25770 190,2 24401

520 0 BERKE ERDEN 12 4 2 3,50 2 2 1,50 4 1 3,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 12 7 10,25 164,4 15716 172,1 25880 189,7 24447

521 1072 MÜGE BIKMAZ 12C 4 7 2,25 1 1 0,75 5 8 3,00 160,3 16071 211,9 15157 189,7 24489

522 9352 HALİL EFE GÜREL 12N 4 3 3,25 4 3 3,25 158,7 25932 208,4 16068 188,8 24652
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 22,88 10,10 20,34 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 22,89 10,12 20,37 214,4 249,0 250,0

KATILIMLAR

523 5190 MİRAY TOPKAYA 12K 1 5 -0,25 5 9 2,75 4 4 3,00 4 2 3,50 0 1 -0,25 14 21 8,75 210,7 10714 170,0 25904 188,7 24693

524 0 ONURCAN SAKIZCIOĞLU  M 3 3 2,25 3 3 2,25 160,3 16071 219,0 13125 187,6 24858

525 0 ALPEREN BULGUR   8 11 5,25 2 6 0,50 10 17 5,75 150,7 26020 200,3 18481 187,4 25019

526 0 TUANA DEFNE ÇİFTÇİ 12 3 3 2,25 1 5 -0,25 3 3 2,25 3 1 2,75 3 3 2,25 0 1 -0,25 13 16 9,00 212,1 10491 177,7 25766 186,9 25064

527 240 EYLEM ÇANTA 12B 1 2 0,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 3 3 2,25 4 5 2,75 1 0 1,00 11 14 7,50 185,9 13973 192,3 22320 186,5 25107

528 2158 BİLAL BARAN TOPRAK   3 3 2,25 2 2 1,50 3 5 1,75 3 1 2,75 2 2 1,50 13 13 9,75 204,2 11441 172,4 25876 186,4 25108

529 404 ELİFSU UĞRAŞ 12A 5 3 4,25 0 1 -0,25 5 4 4,00 154,4 25997 207,7 16232 186,4 25109

530 0 FATMANUR AKKAYA   6 4 5,00 0 1 -0,25 6 5 4,75 152,2 26013 222,2 12269 186,2 25110

531 0 MERT İZGİ 12 3 5 1,75 3 5 1,75 160,3 16071 219,3 12960 186,2 25111

532 478 ENES BAYRAKTAR 12 7 11 4,25 1 2 0,50 8 13 4,75 152,0 26015 196,2 20520 186,0 25272

533 0 RÜVEYDA NUR KORKMAZ12B 3 3 2,25 7 11 4,25 3 3 2,25 2 3 1,25 1 6 -0,50 16 26 9,50 165,5 15707 163,4 25956 185,4 25396

534 0 RIZA *R AN ALKAŞİ 12 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 1 0,75 3 4 2,00 157,9 25938 194,6 21097 185,1 25437

535 0 CEREN AVCI 12 5 1 4,75 3 9 0,75 4 4 3,00 5 1 4,75 1 1 0,75 18 16 14,00 187,6 13755 152,5 26042 184,7 25438

536 2355 ÇAĞAN ÖZDÜVEN 12B 6 1 5,75 6 1 5,75 147,9 26032 201,4 18028 184,5 25441

537 993 KARDELEN ÜLKER 12D 3 3 2,25 8 10 5,50 4 6 2,50 2 4 1,00 17 23 11,25 195,9 12515 159,1 25997 183,4 25569

538 0 YAĞMUR YÜCEKAYA 12 5 1 4,75 3 6 1,50 3 4 2,00 2 3 1,25 2 3 1,25 15 17 10,75 206,7 11135 162,4 25960 182,9 25612

539 0 ECEM CEYDA ALİBEYLER 12B 5 10 2,50 5 10 2,50 154,5 25996 204,5 17334 182,3 25614

540 0 YASEMİN ARSLAN 12A 3 2 2,50 1 1 0,75 5 0 5,00 3 4 2,00 12 7 10,25 180,5 14708 160,1 25980 181,9 25618

541 0 ULTAN KOCAELİ      1 2 1 4 0,00 2 11 -0,75 1 5 -0,25 1 3 0,25 2 5 0,75 7 28 0,00 157,3 25943 192,8 22196 181,0 25703

542 247 NEHİR YAVUZER 12A 2 1 1,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 3 2 2,50 9 5 7,75 190,5 13359 165,7 25941 180,7 25746

543 5213 EMRE ÖZER 12 6 8 4,00 2 0 2,00 8 8 6,00 143,5 26054 192,6 22239 180,6 25747

544 0 YUSUF ESAD ERGANLI   3 3 2,25 2 9 -0,25 4 4 3,00 5 1 4,75 14 17 9,75 188,2 13630 159,5 25989 180,6 25748

545 442 EMİNE GÜNDOĞDU 12G 3 3 2,25 6 7 4,25 2 5 0,75 3 2 2,50 2 2 1,50 16 19 11,25 179,0 14771 159,3 25993 180,3 25749

546 300 YAĞMUR BEKTAŞ 12F 3 3 2,25 3 15 -0,75 3 4 2,00 2 4 1,00 11 26 4,50 196,9 12423 175,7 25827 180,2 25750

547 52 FATİH AYDEMİR 12E 3 2 2,50 1 1 0,75 5 2 4,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 13 7 11,25 201,9 11797 152,2 26044 179,8 25753

548 2138 CENKER AYVAZ 12C 6 10 3,50 6 10 3,50 149,2 26026 200,8 18313 179,6 25754

549 318 POLEN GÜNGÖRMEZ 12B 7 11 4,25 1 2 0,50 8 13 4,75 145,1 26045 202,3 17785 178,9 25800

550 0 YUSUF GÜLTEKİN 12 3 1 2,75 7 5 5,75 0 1 -0,25 10 7 8,25 142,5 26063 176,8 25814 178,2 25802

551 263 EMRE DENİZER 12C 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 2 1 1,75 1 3 0,25 11 9 8,75 190,1 13485 160,8 25974 177,8 25805
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 22,88 10,10 20,34 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 22,89 10,12 20,37 214,4 249,0 250,0

KATILIMLAR

552 333 NUR GÜMÜŞ 12E 2 4 1,00 1 1 0,75 1 7 -0,75 0 4 -1,00 0 6 -1,50 4 22 -1,50 170,2 15343 181,8 25646 177,1 25809

553 386 ZELİHA YILDIZ 12B 4 2 3,50 1 4 0,00 3 4 2,00 3 1 2,75 2 5 0,75 13 16 9,00 207,7 11000 160,0 25981 176,5 25854

554 0 BERNA KAYA  M 1 10 -1,50 0 1 -0,25 1 11 -1,75 160,3 16071 195,0 20811 176,5 25855

555 0 BARKIN DOĞAN   6 7 4,25 0 2 -0,50 6 9 3,75 143,9 26051 193,2 21912 176,4 25936

556 0 İMDAT EFE ÜLKER 12 6 10 3,50 3 1 2,75 9 11 6,25 138,6 26082 202,1 17787 176,3 25938

557 0 PINAR GÜNDÜZ 12C 3 3 2,25 1 0 1,00 5 4 4,00 1 1 0,75 10 8 8,00 170,9 15299 172,2 25878 175,6 25984

558 468 MUSTAFA ASLANTAŞ 12D 1 1 0,75 1 0 1,00 2 1 1,75 148,8 26029 185,8 25371 174,3 25987

559 948 HÜSNA NİLDA DAYI 12I 4 2 3,50 1 4 0,00 4 3 3,25 4 1 3,75 13 10 10,50 183,0 14327 148,7 26070 173,9 25989

560 0 ÖMER BEDİR  M 4 4 3,00 4 4 3,00 145,0 26046 195,3 20727 173,8 25990

561 378 EMİNE GÜRBÜZ 12B 5 1 4,75 3 4 2,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 11 7 9,25 190,2 13484 155,9 26020 173,2 25993

562 325 MUHAMMED ALİ DENİZ 12B 3 3 2,25 2 3 1,25 3 3 2,25 8 9 5,75 146,3 26038 172,0 25881 173,1 25994

563 254 ALEYNA GÜRKAN 12A 5 0 5,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 8 1 7,75 174,2 15059 156,8 26012 172,9 25997

564 252 SİNFM CAN 12D 4 2 3,50 2 3 1,25 1 4 0,00 2 1 1,75 9 10 6,50 193,2 12924 161,8 25966 172,5 25999

565 362 BEYZANUR TOPCU 12E 2 4 1,00 8 6 6,50 1 4 0,00 5 1 4,75 16 15 12,25 177,8 14827 143,5 26098 172,3 26000

566 938 FATMA ENGİN 12C 3 2 2,50 3 4 2,00 2 4 1,00 1 4 0,00 1 2 0,50 10 16 6,00 181,5 14623 159,6 25988 169,8 26012

567 0 ELİF DOBRUCA   1 5 -0,25 1 1 0,75 3 0 3,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 6 10 3,50 168,0 15600 168,0 25919 169,2 26014

568 1781 SARP SALLAYICI 12 2 4 1,00 2 7 0,25 4 6 2,50 5 1 4,75 1 3 0,25 1 1 0,75 15 22 9,50 190,5 13358 154,5 26029 169,1 26015

569 0 HASAN KÜÇÜKÇATALBAŞ   4 3 3,25 0 1 -0,25 4 4 3,00 140,0 26075 178,3 25722 168,7 26017

570 0 İBRAHİM ÇİPLİ  M 0 1 -0,25 4 4 3,00 3 3 2,25 2 4 1,00 0 3 -0,75 9 15 5,25 186,5 13968 164,8 25945 168,3 26018

571 0 BİLAL KAAN OKYAY 12D 5 4 4,00 5 4 4,00 136,8 26091 182,8 25640 168,2 26020

572 467 ARDA FELEK 12G 1 5 -0,25 1 2 0,50 4 4 3,00 3 3 2,25 0 2 -0,50 9 16 5,00 184,8 14068 160,0 25982 167,9 26023

573 262 EFE MERT DENİZER 12C 2 3 1,25 1 1 0,75 1 0 1,00 2 3 1,25 1 1 0,75 7 8 5,00 186,8 13885 175,4 25834 167,7 26024

574 0 SULTAN OKUYAN   6 4 5,00 0 2 -0,50 6 6 4,50 134,8 26095 173,1 25869 167,5 26025

575 760 BERKAY AKDEMİR 12 1 3 0,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 4 0 4,00 2 1 1,75 9 7 7,25 186,8 13884 157,6 26006 167,4 26027

576 0 HAYATNUR KAV AKAN 12B 3 3 2,25 0 3 -0,75 4 5 2,75 3 1 2,75 0 7 -1,75 10 19 5,25 177,0 14915 145,9 26086 167,3 26029

577 0 NİSA ÖZEN 12 3 6 1,50 1 0 1,00 4 6 2,50 139,9 26077 176,9 25813 167,2 26030

578 0 ELİF AŞIKOĞULLARI 12B 3 3 2,25 1 3 0,25 3 6 1,50 3 1 2,75 0 7 -1,75 10 20 5,00 218,8 9647 151,8 26045 166,1 26034

579 0 MUHAMMED ALİ YATMAN  M 2 4 1,00 2 0 2,00 2 4 1,00 2 4 1,00 3 3 2,25 11 15 7,25 166,1 15659 159,3 25995 165,5 26036

580 0 İLYAS SALGIN   2 3 1,25 0 2 -0,50 2 5 0,75 142,0 26066 179,9 25704 164,5 26042
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 22,88 10,10 20,34 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 22,89 10,12 20,37 214,4 249,0 250,0

KATILIMLAR

581 0 NAZ AKSOY 12 2 2 1,50 4 11 1,25 3 7 1,25 5 1 4,75 1 1 0,75 15 22 9,50 170,4 15342 146,3 26084 164,3 26043

582 0 BERAT OKUTUCU 12A 3 2 2,50 3 6 1,50 2 6 0,50 3 2 2,50 11 16 7,00 169,2 15432 150,6 26059 163,0 26046

583 66 EMİRHAN ALKAN 12E 2 4 1,00 1 1 0,75 5 5 3,75 3 3 2,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 11 16 7,00 179,3 14767 142,5 26106 161,8 26050

584 273 DERYA YÖRÜK 12C 2 0 2,00 1 1 0,75 3 1 2,75 176,5 14918 159,9 25984 160,0 26054

585 0 SUDENAZ ALTAŞ 12 3 3 2,25 5 13 1,75 4 4 3,00 2 4 1,00 0 6 -1,50 14 30 6,50 148,8 26028 143,2 26102 159,4 26058

586 0 AYŞEN ŞEN   0 6 -1,50 4 8 2,00 6 2 5,50 2 3 1,25 12 19 7,25 192,6 12974 145,2 26090 159,3 26059

587 0 BAŞAR BAŞARAN  M 1 5 -0,25 6 11 3,25 6 4 5,00 3 3 2,25 0 5 -1,25 16 28 9,00 166,9 15610 130,9 26145 159,2 26060

588 110 CANAN CANDAN 12A 2 3 1,25 2 4 1,00 2 1 1,75 2 2 1,50 3 3 2,25 11 13 7,75 158,7 25933 145,3 26089 158,9 26062

589 9309 ERTUĞRUL GÖKSİN 12A 0 6 -1,50 5 13 1,75 2 8 0,00 2 4 1,00 3 7 1,25 12 38 2,50 157,5 25941 154,9 26026 157,9 26065

590 0 YAĞIZ EFE ÜNER 12 3 3 2,25 2 11 -0,75 3 7 1,25 4 2 3,50 12 23 6,25 153,4 26006 150,6 26058 157,7 26066

591 2516 EFE BAYBARS İÇÖZ 12B 2 6 0,50 1 0 1,00 3 6 1,50 133,1 26100 166,5 25936 157,3 26067

592 1407 İREM ÖZTÜRK 12I 3 3 2,25 1 2 0,50 2 3 1,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 8 9 5,75 163,6 15775 145,0 26092 156,7 26069

593 359 HİLAL GÖKMEN 12B 2 3 1,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 5 -0,25 4 13 0,75 164,8 15712 160,7 25975 156,1 26071

594 56 HAYRUNİSA DEMİR 12E 2 4 1,00 4 2 3,50 1 2 0,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 9 13 5,75 142,6 26062 144,9 26093 156,0 26073

595 382 ZEHRA KARATAŞTAN 12B 3 5 1,75 0 1 -0,25 3 6 1,50 129,0 26109 160,2 25977 153,1 26083

596 332 ZEHRA ORUÇ 12B 2 4 1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 4 2 3,50 0 1 -0,25 8 12 5,00 157,9 25939 157,7 26005 152,8 26085

597 5115 HELİ NERDOĞAN 12F 2 3 1,25 3 7 1,25 5 5 3,75 3 3 2,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 14 19 9,25 149,6 26025 142,4 26107 152,2 26087

598 523 ŞEVVAL ÇELİK 12E 3 2 2,50 2 5 0,75 1 1 0,75 6 8 4,00 147,2 26035 148,5 26074 151,7 26090

599 0 SEVİMNİSA SAVAŞ  M 7 1 6,75 7 1 6,75 110,6 26142 190,4 24692 148,7 26101

600 189 CANER TOPCU 12B 2 3 1,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 4 5 2,75 163,8 15770 149,0 26068 148,1 26103

601 57 SİMGE AYKUNU 12G 2 4 1,00 3 5 1,75 3 0 3,00 8 9 5,75 139,3 26080 134,0 26134 146,2 26108

602 0 NİSA NUR AKBAL 12B 1 5 -0,25 1 7 -0,75 1 7 -0,75 3 1 2,75 1 0 1,00 7 20 2,00 142,7 26060 144,0 26096 146,2 26109

603 323 İBRAHİM YUSUF ÖZDEN 12C 2 11 -0,75 2 11 -0,75 127,8 26112 158,9 25998 145,7 26111

604 801 B E N S U O R A K 12C 1 5 -0,25 1 4 0,00 3 3 2,25 2 2 1,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 8 17 3,75 136,5 26093 138,1 26124 141,4 26119

605 0 NEMETULLAH İNAN  M 5 13 1,75 1 4 0,00 6 17 1,75 114,4 26134 139,8 26117 138,7 26122

606 476 İREM SİRKECİ 12E 4 2 3,50 2 7 0,25 1 3 0,25 7 12 4,00 134,7 26096 135,3 26131 138,7 26123

607 533 ALEYNA ÖNER 12B 1 14 -2,50 1 1 0,75 2 15 -1,75 123,8 26125 138,6 26122 138,7 26124

608 235 ÖMER ENİS ANAR 12F 3 3 2,25 1 12 -2,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 6 22 0,50 126,1 26118 147,9 26076 138,6 26125

609 0 MUSTAFA FIRAT NERDAN 12 2 4 1,00 2 0 2,00 1 1 0,75 0 5 -1,25 1 2 0,50 6 12 3,00 133,6 26099 140,0 26115 138,0 26126
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 22,88 10,10 20,34 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 22,89 10,12 20,37 214,4 249,0 250,0

KATILIMLAR

610 178 İPEK TOPCU 12B 6 21 0,75 2 7 0,25 8 28 1,00 115,7 26133 157,1 26009 138,0 26127

611 0 SELÇUK DEHA NERDAN 12 3 3 2,25 2 14 -1,50 4 6 2,50 2 4 1,00 11 27 4,25 126,9 26114 132,9 26137 137,0 26129

612 12350 EMİRHAN YILDIZ 12D 1 5 -0,25 1 5 -0,25 3 3 2,25 1 0 1,00 6 13 2,75 129,8 26107 148,7 26070 134,9 26132

613 0 HİLAL DEMİR 12M 1 5 -0,25 2 9 -0,25 2 4 1,00 3 2 2,50 8 20 3,00 139,6 26079 141,8 26111 134,6 26133

614 202 HASRET ÖKLÜ 12D 2 4 1,00 3 15 -0,75 1 9 -1,25 3 2 2,50 9 30 1,50 140,7 26073 131,3 26143 133,7 26134

615 776 TANERÇAFER ARAL 12A 2 4 1,00 3 12 0,00 1 3 0,25 1 2 0,50 1 4 0,00 1 2 0,50 9 27 2,25 110,8 26141 135,1 26132 131,5 26137

616 191 SUDENUR KAHRAMAN 12B 2 16 -2,00 1 4 0,00 3 20 -2,00 112,9 26136 134,7 26133 126,8 26141

617 121 MUSTAFA NURHAK UYSAL12B 2 4 1,00 3 15 -0,75 0 1 -0,25 5 20 0,00 112,8 26137 132,9 26136 123,8 26145

618 0 BATUHAN AKTAŞ 12C 2 4 1,00 1 14 -2,50 3 6 1,50 2 3 1,25 8 27 1,25 124,9 26120 124,2 26151 119,3 26147

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 1,50 1,07 1,23 1,86 1,01 1,61 0,95 0,43 0,84 1,00 0,37 0,91 1,41 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,048,33 14,95 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 1,51 1,07 1,24 1,87 1,01 1,61 0,96 0,43 0,85 1,01 0,37 0,92 1,42 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,108,32 15,00 214,4 249,0 250,0

KATILIMLAR

1 24 DELFİN BALCI 12A 6 0 6,00 16 2 15,50 6 4 5,00 5 1 4,75 9 2 8,50 9 1 8,75 6 0 6,00 5 1 4,75 6 0 6,00 68 11 65,25 399,1 4 291,3 4915 378,1 230

2 0 POLAT AKTAŞ 12D 5 1 4,75 15 3 14,25 8 2 7,50 6 0 6,00 9 1 8,75 8 2 7,50 4 2 3,50 4 2 3,50 6 0 6,00 65 13 61,75 392,0 5 347,5 1828 437,6 6

3 18 AYŞE KÜBRA ÇETİNTAŞ 12 4 2 3,50 17 1 16,75 8 2 7,50 6 0 6,00 9 2 8,50 7 0 7,00 3 2 2,50 5 1 4,75 5 1 4,75 64 11 61,25 376,9 7 271,8 6498 367,0 239

4 0 SILA AKÇA 12 5 1 4,75 16 2 15,50 7 3 6,25 6 0 6,00 7 2 6,50 9 1 8,75 3 2 2,50 4 0 4,00 6 0 6,00 63 11 60,25 373,9 9 280,0 6066 371,0 235

5 0 DOĞA GÜNDÜZ 12 5 1 4,75 16 1 15,75 9 1 8,75 6 0 6,00 9 2 8,50 8 3 7,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 1 4,75 67 10 64,50 373,0 10 227,1 11359 327,9 872

6 1265 MUSTAFA BAYKAL 12 6 0 6,00 16 2 15,50 10 0 10,00 5 1 4,75 10 1 9,75 9 2 8,50 56 6 54,50 372,4 11 329,3 2492 431,8 7

7 0 ZEHRA HAYAT ÇEVİK   5 1 4,75 15 3 14,25 7 2 6,50 6 0 6,00 8 3 7,25 8 3 7,25 3 1 2,75 5 0 5,00 6 0 6,00 63 13 59,75 370,6 14 260,5 7398 348,7 513

8 0 IRMAK KARATAŞ  M 6 0 6,00 17 1 16,75 9 1 8,75 6 0 6,00 7 4 6,00 9 2 8,50 4 1 3,75 4 2 3,50 6 0 6,00 68 11 65,25 365,4 15 197,7 19662 318,9 1077

9 715 ERCE ERTEN 12B 6 0 6,00 2 1 1,75 9 1 8,75 6 0 6,00 9 2 8,50 9 1 8,75 3 0 3,00 1 0 1,00 45 5 43,75 362,0 18 480,6 4 429,4 8

10 0 ELİF YOLBAŞI 12 5 1 4,75 14 3 13,25 8 1 7,75 5 1 4,75 7 1 6,75 7 3 6,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 1 4,75 60 12 57,00 352,6 140 231,0 10536 316,7 1136

11 0 İBRAHİM ARDA ÖZTÜRK 12I 6 0 6,00 12 5 10,75 7 3 6,25 6 0 6,00 6 4 5,00 8 1 7,75 3 2 2,50 4 2 3,50 6 0 6,00 58 17 53,75 350,5 141 252,2 8144 332,6 804

12 67 İREM NAZ SAVATLI 12 4 2 3,50 14 3 13,25 9 0 9,00 4 1 3,75 7 1 6,75 7 2 6,50 5 1 4,75 4 1 3,75 6 0 6,00 60 11 57,25 349,2 142 229,7 10864 312,6 1400

13 47 EDA KÖKSAL   6 0 6,00 15 3 14,25 7 3 6,25 4 2 3,50 8 3 7,25 7 2 6,50 5 1 4,75 4 1 3,75 5 1 4,75 61 16 57,00 346,4 183 228,3 11071 312,4 1401

14 0 YAĞIZ CELHAN 12 6 0 6,00 17 1 16,75 10 0 10,00 6 0 6,00 39 1 38,75 345,4 225 473,1 7 480,6 1

15 0 ELİF KATIRCI 12 5 1 4,75 16 2 15,50 7 2 6,50 4 2 3,50 5 5 3,75 5 3 4,25 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 55 17 50,75 341,2 266 261,4 7267 345,8 561

16 7 SUDE KARACA 12C 4 2 3,50 14 1 13,75 8 1 7,75 3 2 2,50 7 3 6,25 7 2 6,50 5 1 4,75 5 0 5,00 6 0 6,00 59 12 56,00 337,0 308 199,4 18688 276,4 4491

17 1058 GÖKTUĞ EFE KARAEL 12K 5 1 4,75 13 5 11,75 7 3 6,25 5 1 4,75 4 1 3,75 6 3 5,25 1 1 0,75 3 0 3,00 6 0 6,00 50 15 46,25 336,9 309 252,1 8145 327,8 873

18 0 AYŞE DİLAY AKIN  M 5 0 5,00 3 0 3,00 7 1 6,75 4 1 3,75 4 0 4,00 8 0 8,00 1 0 1,00 4 0 4,00 4 0 4,00 40 2 39,50 332,9 431 412,4 107 383,0 226

19 521 AKASYA DEMİR 12F 5 1 4,75 15 3 14,25 6 3 5,25 6 0 6,00 5 4 4,00 6 4 5,00 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 53 18 48,50 332,1 432 246,8 8849 331,1 853

20 5172 SUDEN DOĞAN 12 6 0 6,00 16 1 15,75 6 3 5,25 6 0 6,00 3 2 2,50 7 1 6,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 57 9 54,75 329,3 473 199,1 18971 292,7 2555

21 0 SILA CEMRE TURHAN   4 2 3,50 17 1 16,75 6 4 5,00 5 0 5,00 7 2 6,50 8 0 8,00 47 9 44,75 328,0 515 280,7 5985 364,5 242

22 4120 MEHMET KAYRA UYSAL 12A 5 1 4,75 11 7 9,25 7 3 6,25 4 2 3,50 10 1 9,75 8 3 7,25 4 2 3,50 4 2 3,50 5 1 4,75 58 22 52,50 326,5 557 236,8 9820 291,9 2761

23 101 NURAY GÜLER 12B 6 0 6,00 11 3 10,25 8 2 7,50 5 0 5,00 7 2 6,50 6 1 5,75 4 1 3,75 3 0 3,00 4 0 4,00 54 9 51,75 326,2 598 219,1 13124 299,5 2114

24 0 SENA NUR COŞKUN  M 5 1 4,75 13 3 12,25 7 3 6,25 5 1 4,75 6 3 5,25 9 0 9,00 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 55 15 51,25 326,0 599 206,0 16843 284,4 3645

25 1207 HİLMİ BEKTAŞ 12C 6 0 6,00 6 3 5,25 9 1 8,75 6 0 6,00 8 3 7,25 10 1 9,75 4 1 3,75 3 2 2,50 6 0 6,00 58 11 55,25 323,4 602 185,6 25376 258,0 8214

26 1348 ZÜMRA GÜLER 12I 5 1 4,75 15 3 14,25 5 4 4,00 6 0 6,00 6 3 5,25 7 3 6,25 4 1 3,75 3 3 2,25 5 1 4,75 56 19 51,25 320,5 764 195,7 20524 276,6 4450

27 0 MİNEL YAZGÜN  M 6 0 6,00 15 3 14,25 8 2 7,50 4 2 3,50 4 5 2,75 5 4 4,00 5 1 4,75 3 3 2,25 6 0 6,00 56 20 51,00 319,8 806 194,7 21096 283,4 3773

28 0 SEHERNUR İŞLEK   5 1 4,75 8 8 6,00 5 4 4,00 5 1 4,75 7 2 6,50 10 0 10,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 53 17 48,75 318,0 847 210,9 15367 261,9 7306

29 33 ASUDE DURU ERUSTA  M 6 0 6,00 5 12 2,00 3 7 1,25 3 3 2,25 6 5 4,75 8 3 7,25 5 1 4,75 4 2 3,50 5 1 4,75 45 34 36,50 317,2 848 324,1 2866 337,2 661
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OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 1,50 1,07 1,23 1,86 1,01 1,61 0,95 0,43 0,84 1,00 0,37 0,91 1,41 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,048,33 14,95 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 1,51 1,07 1,24 1,87 1,01 1,61 0,96 0,43 0,85 1,01 0,37 0,92 1,42 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,108,32 15,00 214,4 249,0 250,0

KATILIMLAR

30 0 MÜNİRE KÖRPEŞ 12 5 1 4,75 10 8 8,00 9 1 8,75 5 1 4,75 3 7 1,25 9 2 8,50 3 2 2,50 4 2 3,50 6 0 6,00 54 24 48,00 316,5 971 204,8 17292 277,7 4243

31 0 ERTUĞRUL KAFALAR  M 6 0 6,00 10 6 8,50 8 1 7,75 6 0 6,00 5 3 4,25 5 1 4,75 2 0 2,00 1 0 1,00 4 0 4,00 47 11 44,25 313,5 1054 233,3 10122 311,8 1486

32 0 BİRKAN ÇUBUK 12 4 2 3,50 6 6 4,50 6 4 5,00 5 1 4,75 7 3 6,25 10 0 10,00 6 0 6,00 4 1 3,75 6 0 6,00 54 17 49,75 312,7 1095 191,2 24287 237,2 13362

33 770 HALİL EMRE YAVER 12 6 0 6,00 16 2 15,50 7 3 6,25 6 0 6,00 35 5 33,75 312,5 1096 349,4 1784 443,2 2

34 38 ÖZGÜR YILMAZ 12B 5 1 4,75 18 0 18,00 6 4 5,00 6 0 6,00 35 5 33,75 311,7 1140 345,8 1877 439,5 4

35 0 CEYLİN NAZ ÖÇAL   6 0 6,00 17 1 16,75 6 4 5,00 6 0 6,00 35 5 33,75 307,5 1304 304,7 4039 399,0 57

36 0 BERKAY ÖZTÜRK   4 2 3,50 13 5 11,75 6 4 5,00 5 1 4,75 8 2 7,50 7 3 6,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 57 18 52,50 307,0 1346 176,7 25818 245,6 11182

37 0 YİĞİT GÜNER 12F 3 3 2,25 4 4 3,00 9 1 8,75 6 0 6,00 9 2 8,50 9 1 8,75 3 2 2,50 3 2 2,50 6 0 6,00 52 15 48,25 306,9 1347 191,4 22563 244,8 11468

38 391 CEREN HANÇER 12F 5 1 4,75 14 3 13,25 7 2 6,50 5 1 4,75 7 2 6,50 5 4 4,00 3 3 2,25 2 2 1,50 4 0 4,00 52 18 47,50 305,1 1469 205,5 17006 287,5 3189

39 327 BEDİRHAN AYDAR 12G 4 2 3,50 6 4 5,00 8 2 7,50 5 1 4,75 8 2 7,50 9 0 9,00 5 1 4,75 4 1 3,75 5 1 4,75 54 14 50,50 304,2 1513 179,9 25702 235,8 13657

40 470 IRMAK GİR   5 1 4,75 12 4 11,00 6 3 5,25 6 0 6,00 8 2 7,50 6 3 5,25 4 1 3,75 4 2 3,50 6 0 6,00 57 16 53,00 303,8 1514 176,9 25811 252,1 9649

41 456 YAVUZ BURAK İLHAN 12G 3 3 2,25 8 9 5,75 7 2 6,50 6 0 6,00 8 3 7,25 9 1 8,75 4 1 3,75 4 2 3,50 6 0 6,00 55 21 49,75 303,5 1516 188,4 25151 243,1 12162

42 1101 AYKUT ARSLAN 12M 5 1 4,75 3 2 2,50 7 1 6,75 6 0 6,00 6 4 5,00 6 3 5,25 4 1 3,75 3 0 3,00 5 0 5,00 45 12 42,00 303,3 1557 210,1 15578 265,3 6521

43 413 ZEYNEP BEYZA AYDIN 12 3 3 2,25 11 5 9,75 5 5 3,75 5 0 5,00 7 2 6,50 8 2 7,50 5 1 4,75 5 0 5,00 5 0 5,00 54 18 49,50 303,3 1558 183,0 25636 238,4 13034

44 454 BÜŞRA YİĞİT 12G 6 0 6,00 14 3 13,25 8 1 7,75 4 1 3,75 5 0 5,00 6 1 5,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 0 1,00 46 7 44,25 302,9 1599 206,8 16519 293,8 2384

45 983 KERİM EFE TAVUKÇU 12C 6 0 6,00 14 3 13,25 6 2 5,50 4 1 3,75 7 3 6,25 7 2 6,50 4 2 3,50 4 1 3,75 5 1 4,75 57 15 53,25 302,4 1601 170,3 25897 250,5 10019

46 476 ÖZGE BOZTEPE AÇAR  M 4 2 3,50 9 8 7,00 4 4 3,00 6 0 6,00 7 4 6,00 8 3 7,25 4 1 3,75 5 1 4,75 6 0 6,00 53 23 47,25 302,3 1602 200,0 18523 240,0 12701

47 0 TUANA CUMUR   5 1 4,75 9 6 7,50 5 5 3,75 5 1 4,75 6 5 4,75 6 5 4,75 5 1 4,75 6 0 6,00 5 1 4,75 52 25 45,75 301,6 1604 198,8 19014 250,6 10018

48 331 CEREN SAVCI 12A 5 1 4,75 11 4 10,00 7 1 6,75 5 1 4,75 2 5 0,75 8 0 8,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 49 16 45,00 300,9 1606 195,7 20523 268,5 5816

49 1002 AKIN EKİCİ 12K 5 1 4,75 16 2 15,50 9 1 8,75 5 1 4,75 35 5 33,75 300,6 1608 301,8 4210 396,8 58

50 0 BERFİN BOZTOPRAK   5 1 4,75 15 2 14,50 6 2 5,50 5 0 5,00 4 2 3,50 4 4 3,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 51 14 47,50 300,4 1609 184,8 25461 268,6 5815

51 13 BERIL AVCI 12D 5 1 4,75 9 8 7,00 5 4 4,00 4 2 3,50 7 4 6,00 8 2 7,50 4 1 3,75 5 1 4,75 5 1 4,75 52 24 46,00 300,2 1611 209,7 15662 260,1 7599

52 0 YAĞIZALP BAĞÇIVAN  M 5 1 4,75 10 8 8,00 5 5 3,75 5 1 4,75 7 3 6,25 7 4 6,00 4 2 3,50 4 1 3,75 4 2 3,50 51 27 44,25 299,1 1775 213,8 14593 270,3 5605

53 0 SUDE FİDAN   5 1 4,75 7 5 5,75 6 3 5,25 4 2 3,50 5 2 4,50 8 2 7,50 4 1 3,75 4 0 4,00 6 0 6,00 49 16 45,00 297,3 1778 194,4 21179 245,1 11347

54 9 HÜSEYİN YAMAN 12B 5 1 4,75 11 6 9,50 4 5 2,75 6 0 6,00 9 2 8,50 6 4 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 1 4,75 54 21 48,75 295,1 2022 176,4 25822 239,5 12785

55 0 HASAN BERK TÜRKMEN   4 2 3,50 9 3 8,25 6 2 5,50 6 0 6,00 4 4 3,00 8 2 7,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 47 17 42,75 293,3 2265 207,0 16436 266,9 6189

56 34 ZEYNEP EYŞAN BAYRAM 12B 3 3 2,25 12 6 10,50 5 5 3,75 4 2 3,50 7 4 6,00 8 3 7,25 2 4 1,00 3 2 2,50 6 0 6,00 50 29 42,75 293,3 2266 214,5 14350 267,1 6147

57 50 YİĞİT EFE ULUSOY 12B 5 1 4,75 5 8 3,00 6 3 5,25 5 1 4,75 8 3 7,25 9 1 8,75 2 3 1,25 4 1 3,75 6 0 6,00 50 21 44,75 292,7 2267 196,9 20110 242,8 12166

58 99 FATİH ORUÇ 12D 4 2 3,50 7 5 5,75 7 3 6,25 5 1 4,75 7 4 6,00 8 2 7,50 2 3 1,25 3 2 2,50 6 0 6,00 49 22 43,50 292,6 2268 211,0 15365 246,6 11015
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OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 1,50 1,07 1,23 1,86 1,01 1,61 0,95 0,43 0,84 1,00 0,37 0,91 1,41 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,048,33 14,95 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 1,51 1,07 1,24 1,87 1,01 1,61 0,96 0,43 0,85 1,01 0,37 0,92 1,42 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,108,32 15,00 214,4 249,0 250,0

KATILIMLAR

59 217 ÇAĞLAR GÜLERYÜZ 12A 3 3 2,25 12 4 11,00 6 2 5,50 5 1 4,75 5 4 4,00 7 0 7,00 1 0 1,00 3 0 3,00 4 0 4,00 46 14 42,50 291,0 2311 200,5 18478 264,4 6605

60 0 ELİF SUBAŞ   3 3 2,25 15 3 14,25 8 2 7,50 4 2 3,50 6 1 5,75 36 11 33,25 290,6 2353 266,6 6922 342,4 570

61 315 NİSA DOM 12H 3 3 2,25 13 5 11,75 5 3 4,25 6 0 6,00 6 2 5,50 8 2 7,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 51 20 46,00 290,5 2354 181,5 25688 247,8 10641

62 346 İREM BÜYÜKÖKSÜZ 12C 6 0 6,00 9 7 7,25 5 2 4,50 4 2 3,50 3 0 3,00 6 1 5,75 3 2 2,50 4 2 3,50 4 2 3,50 44 18 39,50 290,4 2395 254,9 7852 311,0 1609

63 4860 ZEYNEP İREM KARASAR 12A 6 0 6,00 10 5 8,75 4 6 2,50 4 2 3,50 6 5 4,75 5 5 3,75 5 0 5,00 5 1 4,75 5 1 4,75 50 25 43,75 290,3 2396 188,5 25150 246,8 10974

64 15 İKRA GİRİ T 12A 5 1 4,75 17 1 16,75 9 1 8,75 5 1 4,75 36 4 35,00 290,2 2397 279,8 6067 379,1 228

65 0 SILA ÖZGÜNDÜZ  M 6 0 6,00 5 3 4,25 2 2 1,50 4 1 3,75 3 0 3,00 6 2 5,50 4 0 4,00 4 1 3,75 34 9 31,75 285,0 2689 246,1 8894 263,3 7012

66 0 CEYDA İNCEHASAN   5 1 4,75 14 3 13,25 7 3 6,25 6 0 6,00 32 7 30,25 284,7 2691 283,9 5379 367,8 238

67 159 SÜMEYYE  ANA DURSUN 12 5 1 4,75 14 1 13,75 6 2 5,50 5 1 4,75 30 5 28,75 284,2 2692 284,0 5378 363,1 243

68 1088 IRMAK AKYÜZ 12C 4 2 3,50 11 2 10,50 6 1 5,75 5 1 4,75 3 1 2,75 6 1 5,75 2 2 1,50 3 0 3,00 5 0 5,00 45 10 42,50 283,9 2694 196,4 20236 263,6 6930

69 524 ŞEVVAL ANIL 12E 4 2 3,50 8 8 6,00 7 2 6,50 6 0 6,00 5 3 4,25 5 4 4,00 3 1 2,75 2 0 2,00 4 1 3,75 44 21 38,75 283,1 2736 210,2 15577 269,3 5771

70 5402 ELİF KÜÇÜKARABACI 12E 4 2 3,50 10 3 9,25 7 2 6,50 2 3 1,25 5 3 4,25 6 2 5,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 1 4,75 48 17 43,75 283,1 2737 186,7 25326 241,9 12334

71 0 SONER SÜLEYMAN SEVER  5 1 4,75 16 2 15,50 7 3 6,25 5 1 4,75 33 7 31,25 283,0 2738 290,9 4959 377,9 231

72 0 AHMET AYTÜRK   5 1 4,75 9 9 6,75 6 4 5,00 5 1 4,75 9 2 8,50 10 1 9,75 4 2 3,50 4 2 3,50 52 22 46,50 282,7 2739 194,3 21181 238,6 12952

73 0 BAHTİYAR İLHAN   4 2 3,50 9 3 8,25 5 5 3,75 5 1 4,75 5 5 3,75 5 3 4,25 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 44 22 38,50 282,5 2741 204,0 17497 257,5 8298

74 0 RÜMEYSA CANBAZ   5 1 4,75 6 4 5,00 5 2 4,50 3 3 2,25 3 0 3,00 5 1 4,75 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 40 12 37,00 282,0 2742 209,8 15661 251,7 9730

75 737 SUDE NUR KOYUNCU 12B 1 1 0,75 4 0 4,00 3 0 3,00 5 3 4,25 4 0 4,00 4 0 4,00 4 0 4,00 25 4 24,00 280,8 2784 378,6 733 328,3 870

76 6 AHMET LATİF ERSİN 12A 6 0 6,00 5 2 4,50 6 2 5,50 4 0 4,00 5 1 4,75 5 3 4,25 4 1 3,75 4 0 4,00 6 0 6,00 45 9 42,75 280,6 2785 181,0 25692 234,3 14149

77 693 BORA SALTIK 12A 2 1 1,75 4 1 3,75 6 0 6,00 5 1 4,75 5 0 5,00 22 3 21,25 278,8 2868 310,8 3581 273,1 4908

78 108 DERYA YİLMAZ 12D 6 0 6,00 16 2 15,50 5 4 4,00 5 1 4,75 32 7 30,25 278,5 2989 299,5 4379 383,0 227

79 0 ASLI SENA AKÇAKOÇ   5 1 4,75 14 2 13,50 8 1 7,75 6 0 6,00 3 4 2,00 3 1 2,75 39 9 36,75 278,5 2991 227,6 11195 318,0 1123

80 456 SENA NUR KOÇ 12B 6 0 6,00 9 1 8,75 6 2 5,50 4 2 3,50 3 2 2,50 6 2 5,50 3 0 3,00 1 1 0,75 5 1 4,75 43 11 40,25 278,1 2994 190,0 24775 253,7 9160

81 410 BURAK ÖZKAN 12F 6 0 6,00 2 4 1,00 5 5 3,75 4 2 3,50 5 6 3,50 8 2 7,50 4 1 3,75 4 1 3,75 6 0 6,00 44 21 38,75 278,0 2995 191,4 22563 226,3 15690

82 1118 SAHRA KIYICI 12C 4 2 3,50 6 3 5,25 8 0 8,00 4 1 3,75 4 1 3,75 7 0 7,00 2 2 1,50 5 0 5,00 4 0 4,00 44 9 41,75 278,0 3036 188,2 25153 243,3 11998

83 0 BURAK AZGÜLER  M 5 1 4,75 15 3 14,25 5 5 3,75 3 3 2,25 7 3 6,25 5 5 3,75 4 2 3,50 4 1 3,75 6 0 6,00 54 23 48,25 277,9 3038 160,1 25979 229,4 15142

84 51 NAGİHAN NUR DOLUCA 12D 5 1 4,75 13 5 11,75 5 4 4,00 4 2 3,50 4 3 3,25 1 5 -0,25 2 1 1,75 3 0 3,00 4 0 4,00 41 21 35,75 276,8 3120 231,0 10537 296,0 2252

85 5237 ARDA KURUKAYA 12E 3 3 2,25 14 3 13,25 6 4 5,00 5 1 4,75 7 3 6,25 9 2 8,50 44 16 40,00 275,1 3162 201,3 18110 270,7 5483

86 183 NİSAN NUR ÖZSÖZ 12 4 2 3,50 7 4 6,00 5 3 4,25 4 2 3,50 6 2 5,50 8 1 7,75 5 1 4,75 2 3 1,25 6 0 6,00 47 18 42,50 275,0 3163 174,8 25840 219,5 16958

87 3070 ÖMER KALENDER 12B 1 1 0,75 0 1 -0,25 7 3 6,25 5 1 4,75 7 4 6,00 7 3 6,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 1 4,75 41 15 37,25 275,0 3164 260,9 7313 272,1 5159
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OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 1,50 1,07 1,23 1,86 1,01 1,61 0,95 0,43 0,84 1,00 0,37 0,91 1,41 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,048,33 14,95 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 1,51 1,07 1,24 1,87 1,01 1,61 0,96 0,43 0,85 1,01 0,37 0,92 1,42 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,108,32 15,00 214,4 249,0 250,0

KATILIMLAR

88 52 ŞAFAK DİNÇKAN 12C 5 0 5,00 16 1 15,75 7 2 6,50 5 1 4,75 2 3 1,25 0 5 -1,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 36 14 32,50 274,2 3205 207,3 16314 297,9 2206

89 5383 DEMET ŞAKAR 12E 5 1 4,75 12 6 10,50 5 5 3,75 5 1 4,75 6 5 4,75 7 4 6,00 2 3 1,25 4 2 3,50 6 0 6,00 52 27 45,25 273,9 3206 170,1 25902 235,1 13943

90 0 YUNUS EMRE BALABAN  M 5 1 4,75 3 1 2,75 7 1 6,75 4 1 3,75 6 2 5,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 6 0 6,00 44 8 42,00 271,3 3411 173,6 25854 220,9 16700

91 1141 İREM KARANFİL 12D 5 1 4,75 1 2 0,50 6 3 5,25 3 3 2,25 6 3 5,25 5 4 4,00 3 3 2,25 2 3 1,25 6 0 6,00 37 22 31,50 271,1 3452 225,0 11731 247,8 10643

92 112 ARDA ZENGİN 12D 3 3 2,25 11 7 9,25 7 3 6,25 3 3 2,25 6 5 4,75 5 6 3,50 3 3 2,25 4 1 3,75 5 1 4,75 47 32 39,00 270,9 3453 194,4 21178 247,8 10642

93 0 AYŞEGÜL PEKMEZCİ 12 6 0 6,00 16 2 15,50 6 4 5,00 5 0 5,00 33 6 31,50 270,1 3455 240,1 9645 328,4 868

94 0 NAİME ESMANUR ŞEN  M 5 1 4,75 15 2 14,50 7 2 6,50 3 2 2,50 30 7 28,25 269,1 3497 253,9 7974 332,3 807

95 2143 AHMET ÇİFTÇİOĞLU 12A 4 2 3,50 11 7 9,25 6 4 5,00 5 1 4,75 6 5 4,75 6 5 4,75 1 5 -0,25 2 4 1,00 5 1 4,75 46 34 37,50 268,8 3498 190,7 24571 251,6 9771

96 0 SURA KARABAŞ   4 2 3,50 7 5 5,75 2 1 1,75 4 1 3,75 2 1 1,75 6 1 5,75 5 0 5,00 4 0 4,00 4 0 4,00 38 11 35,25 268,7 3499 207,6 16273 240,5 12580

97 0 BİRCE SU ÇOBAN   4 1 3,75 1 0 1,00 4 3 3,25 3 3 2,25 5 5 3,75 5 5 3,75 4 2 3,50 4 0 4,00 3 1 2,75 33 20 28,00 267,4 3622 278,4 6113 272,6 5035

98 1347 ZÜHRE YİĞİT 12K 6 0 6,00 10 4 9,00 4 6 2,50 6 0 6,00 26 10 23,50 266,6 3666 274,3 6326 336,6 665

99 464 SERRA EROL 12A 5 1 4,75 1 3 0,25 5 3 4,25 2 2 1,50 3 0 3,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 33 11 30,25 265,8 3748 233,4 10121 254,4 8955

100 0 ELİF AŞIK 12 3 3 2,25 10 3 9,25 7 0 7,00 6 0 6,00 5 3 4,25 6 3 5,25 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 48 15 44,25 265,2 3751 161,0 25973 228,8 15231

101 0 ZEYNEP BERNA YAŞAR  M 6 0 6,00 12 3 11,25 5 2 4,50 3 2 2,50 26 7 24,25 264,8 3752 286,4 5133 351,4 468

102 20 IRMAK ÜNSAL 12D 4 2 3,50 9 8 7,00 6 3 5,25 4 2 3,50 7 3 6,25 5 3 4,25 35 21 29,75 264,1 3755 241,9 9356 291,9 2719

103 0 SUDE CAN 12C 4 2 3,50 14 3 13,25 5 4 4,00 6 0 6,00 29 9 26,75 262,5 3960 244,5 9060 317,7 1127

104 1162 DİLAY ELİTAŞ 12I 5 0 5,00 12 3 11,25 5 2 4,50 4 0 4,00 26 5 24,75 259,9 4125 272,0 6497 338,7 579

105 5044 HAZAL DEMİRÖZ 12 5 1 4,75 15 3 14,25 5 5 3,75 6 0 6,00 31 9 28,75 259,5 4129 245,6 8978 325,1 967

106 28 ESLİN ZEYNEP ÇELİK 12B 4 1 3,75 13 4 12,00 7 2 6,50 3 2 2,50 27 9 24,75 259,3 4130 261,1 7271 328,4 869

107 0 YAĞIZ EGE AÇAR 12 4 1 3,75 1 1 0,75 3 0 3,00 2 0 2,00 4 1 3,75 5 1 4,75 1 1 0,75 20 5 18,75 258,8 4172 404,7 194 344,8 563

108 0 EFE GÜLBAHAR 12 5 0 5,00 1 0 1,00 3 1 2,75 4 0 4,00 13 1 12,75 258,7 4173 464,3 12 394,4 59

109 0 ZEYNEP PEHLİVANOĞLU   3 3 2,25 5 5 3,75 5 3 4,25 4 2 3,50 6 5 4,75 7 1 6,75 4 1 3,75 3 3 2,25 5 0 5,00 42 23 36,25 258,7 4174 178,3 25721 211,9 18943

110 724 YİĞİT SELİM KARA 12B 6 3 5,25 4 2 3,50 10 5 8,75 258,3 4216 478,5 5 387,0 184

111 0 BEYZANUR AKALAN 12 6 0 6,00 5 6 3,50 6 1 5,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 2 1 1,75 3 0 3,00 3 0 3,00 35 11 32,25 258,3 4217 200,6 18315 247,4 10728

112 267 BERKE BİRCAN 12B 2 0 2,00 12 0 12,00 3 2 2,50 17 2 16,50 258,2 4259 375,6 901 329,3 860

113 0 NİSANUR ÖZGÜL  M 5 1 4,75 10 4 9,00 8 2 7,50 6 0 6,00 29 7 27,25 258,0 4300 232,8 10207 308,2 1668

114 0 KORAY UCUN 12 5 1 4,75 6 2 5,50 5 4 4,00 4 1 3,75 3 1 2,75 7 3 6,25 4 0 4,00 2 2 1,50 5 0 5,00 41 14 37,50 257,6 4302 187,7 25278 234,5 14108

115 0 ELİF DEMİRÖZ 12E 4 2 3,50 10 5 8,75 0 4 -1,00 4 2 3,50 2 3 1,25 7 0 7,00 3 2 2,50 5 1 4,75 5 0 5,00 40 19 35,25 257,6 4303 185,4 25418 221,4 16454

116 1023 TİJEN ŞAKAR 12E 4 2 3,50 11 6 9,50 3 4 2,00 4 2 3,50 3 8 1,00 7 1 6,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 43 25 36,75 256,7 4305 181,5 25689 229,7 15137
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OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 1,50 1,07 1,23 1,86 1,01 1,61 0,95 0,43 0,84 1,00 0,37 0,91 1,41 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,048,33 14,95 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 1,51 1,07 1,24 1,87 1,01 1,61 0,96 0,43 0,85 1,01 0,37 0,92 1,42 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,108,32 15,00 214,4 249,0 250,0

KATILIMLAR

117 5721 AYŞE EYLÜL AVCI 11F 5 1 4,75 7 6 5,50 4 3 3,25 3 2 2,50 1 5 -0,25 3 5 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 5 1 4,75 37 23 31,25 255,6 4428 194,2 21182 234,6 14027

118 0 KEREM ÖZKURT 12 5 1 4,75 9 7 7,25 5 2 4,50 5 0 5,00 24 10 21,50 255,5 4469 260,9 7355 317,4 1129

119 1121 AYŞEGÜL DENİZLİ 12K 6 0 6,00 10 2 9,50 6 2 5,50 4 0 4,00 26 4 25,00 254,8 4592 218,4 13247 286,8 3273

120 557 EMİR ELİTAŞ 12C 3 3 2,25 3 2 2,50 6 4 5,00 4 1 3,75 8 3 7,25 8 1 7,75 5 1 4,75 37 15 33,25 254,4 4593 200,3 18480 224,9 15905

121 0 ARZU ARICAN 12C 4 2 3,50 14 4 13,00 7 3 6,25 5 1 4,75 30 10 27,50 253,9 4675 217,2 13656 293,5 2385

122 0 ESRA NUR ÖZER   6 0 6,00 12 6 10,50 8 2 7,50 3 3 2,25 29 11 26,25 253,6 4677 238,2 9772 310,7 1613

123 0 EYLÜL ADA POLATDEMİR M 6 0 6,00 13 2 12,50 7 0 7,00 5 0 5,00 31 2 30,50 253,3 4678 191,4 22563 277,6 4245

124 361 FURKAN BATI 12A 2 3 1,25 1 1 0,75 5 5 3,75 3 2 2,50 6 3 5,25 9 1 8,75 5 0 5,00 31 15 27,25 252,9 4841 236,9 9819 228,6 15316

125 0 SUDENUR BERBER   5 1 4,75 6 3 5,25 5 2 4,50 3 3 2,25 4 4 3,00 5 4 4,00 4 1 3,75 3 0 3,00 3 2 2,50 38 20 33,00 252,9 4842 196,9 20069 228,5 15478

126 5159 SAFFET MURAT YILDIZ 12 5 1 4,75 9 9 6,75 6 3 5,25 5 0 5,00 2 0 2,00 4 0 4,00 1 0 1,00 1 0 1,00 33 13 29,75 252,5 4844 199,2 18770 257,6 8257

127 0 EFEKAN SELEN  M 4 2 3,50 15 2 14,50 10 0 10,00 5 1 4,75 34 5 32,75 252,4 4845 247,1 8765 340,0 574

128 0 NEHİR BAYDAR 12 3 2 2,50 3 4 2,00 5 1 4,75 4 3 3,25 5 1 4,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 0 2,00 23 12 20,00 251,5 5047 290,4 4961 270,0 5687

129 999 İSMET BOZKURT 12G 5 1 4,75 3 12 0,00 4 6 2,50 5 1 4,75 7 4 6,00 5 6 3,50 3 2 2,50 3 3 2,25 4 2 3,50 39 37 29,75 250,9 5209 196,7 20191 228,7 15275

130 0 SİNEM MUTLU 12 6 0 6,00 13 3 12,25 5 5 3,75 5 0 5,00 29 8 27,00 250,1 5292 225,8 11527 300,1 2110

131 2061 ELİF CANITEZ   3 2 2,50 15 2 14,50 7 2 6,50 5 1 4,75 30 7 28,25 249,6 5294 227,8 11153 306,4 1677

132 0 EYÜPHAN KIRIK 12F 5 1 4,75 1 0 1,00 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 5 4 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 1 4,75 32 14 28,50 249,6 5295 211,3 15282 229,8 15054

133 809 FERHAN SENA AKAR 12D 5 0 5,00 2 0 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 9 0 9,00 249,0 5337 424,3 52 357,4 333

134 252 ELİF Ö *İŞİ 12C 3 3 2,25 12 6 10,50 5 5 3,75 4 2 3,50 5 6 3,50 8 3 7,25 2 4 1,00 3 3 2,25 5 1 4,75 47 33 38,75 248,8 5339 161,8 25966 215,3 18074

135 0 MEHLİKANUR KURNAZ 12 3 2 2,50 6 1 5,75 3 1 2,75 1 4 0,00 6 3 5,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 32 13 28,75 248,1 5381 225,8 11526 250,3 10062

136 258 MERVE SEMİZOĞLU 12E 6 0 6,00 15 2 14,50 6 3 5,25 5 1 4,75 32 6 30,50 248,0 5423 213,6 14715 299,3 2117

137 0 MELDA KÖSE  M 2 1 1,75 2 0 2,00 4 2 3,50 5 1 4,75 13 4 12,00 247,7 5464 353,9 1569 339,1 578

138 5031 HİLAL BEDEL 12F 3 3 2,25 5 10 2,50 5 5 3,75 3 3 2,25 5 5 3,75 6 2 5,50 5 1 4,75 3 2 2,50 6 0 6,00 41 31 33,25 247,3 5545 178,3 25720 202,5 21820

139 0 EKİN SİNECİK   6 0 6,00 3 0 3,00 2 2 1,50 5 0 5,00 2 2 1,50 3 0 3,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 3 0 3,00 26 5 24,75 247,3 5546 239,3 9687 259,1 8042

140 0 MEHMET SALİH AKBAŞ  M 4 2 3,50 15 3 14,25 6 4 5,00 3 3 2,25 28 12 25,00 247,2 5547 231,5 10453 299,9 2111

141 678 GAMZE KOCAKAYA 12A 3 0 3,00 3 0 3,00 1 0 1,00 7 0 7,00 247,0 5588 465,3 11 379,1 229

142 0 EGEMEN KESKİN   4 2 3,50 1 0 1,00 7 1 6,75 6 0 6,00 18 3 17,25 246,6 5590 261,3 7268 304,6 1763

143 0 ELENAY DEMİRER 12A 5 1 4,75 1 2 0,50 4 4 3,00 5 1 4,75 15 8 13,00 246,1 5751 326,6 2700 327,8 874

144 0 BEYZA DOĞAN  M 5 1 4,75 11 3 10,25 3 3 2,25 5 0 5,00 3 1 2,75 6 0 6,00 33 8 31,00 245,9 5752 199,0 18972 258,7 8129

145 0 M YAĞIZ ÇEŞMEBAŞI 12 4 2 3,50 4 4 3,00 6 4 5,00 4 2 3,50 6 5 4,75 7 3 6,25 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 41 22 35,50 245,9 5753 167,4 25925 205,2 20955

                                              5 / 14



OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 1,50 1,07 1,23 1,86 1,01 1,61 0,95 0,43 0,84 1,00 0,37 0,91 1,41 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,048,33 14,95 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 1,51 1,07 1,24 1,87 1,01 1,61 0,96 0,43 0,85 1,01 0,37 0,92 1,42 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,108,32 15,00 214,4 249,0 250,0

KATILIMLAR

146 1113 ŞEYMA SOYLU 12L 4 2 3,50 10 7 8,25 5 4 4,00 4 1 3,75 23 14 19,50 244,6 5840 281,1 5863 331,2 852

147 219 BEYZA ELMAS 12A 4 2 3,50 4 1 3,75 3 3 2,25 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 14 6 12,50 243,9 5922 342,8 1928 317,3 1130

148 1080 BEYZA BÜKER 12B 3 1 2,75 8 3 7,25 4 4 3,00 5 1 4,75 5 4 4,00 5 3 4,25 3 3 2,25 2 1 1,75 5 0 5,00 40 20 35,00 243,2 6047 168,4 25916 214,5 18280

149 0 KAYRA TAN CALĞIN 12G 4 2 3,50 6 12 3,00 9 1 8,75 6 0 6,00 6 5 4,75 6 5 4,75 37 25 30,75 242,8 6089 179,4 25709 237,0 13366

150 316 ZEHRA ARAÇ 12B 5 1 4,75 5 4 4,00 6 2 5,50 5 1 4,75 21 8 19,00 242,7 6090 246,7 8850 295,8 2294

151 515 EBRAR DALKIRAN 12G 5 1 4,75 7 6 5,50 6 2 5,50 4 0 4,00 2 0 2,00 24 9 21,75 242,4 6132 232,6 10290 284,3 3647

152 0 GÜLSİMA GEVREK 12 6 0 6,00 10 3 9,25 5 3 4,25 5 1 4,75 26 7 24,25 241,8 6216 227,1 11358 292,8 2514

153 270 MİRAY ELİTAŞ 12C 6 0 6,00 3 7 1,25 2 2 1,50 3 1 2,75 14 10 11,50 241,6 6218 291,6 4873 307,2 1674

154 0 VESİM ELAGÖZ  M 4 2 3,50 6 12 3,00 4 6 2,50 4 2 3,50 4 7 2,25 6 5 4,75 2 4 1,00 3 3 2,25 3 3 2,25 36 44 25,00 240,7 6302 225,3 11609 234,2 14150

155 1091 SU ŞEVVAL GÖNENÇ 12L 3 3 2,25 10 5 8,75 6 3 5,25 4 1 3,75 23 12 20,00 239,7 6466 241,1 9479 293,5 2426

156 12089 AYSE ÇAKIR 12B 4 1 3,75 8 1 7,75 4 3 3,25 6 0 6,00 5 3 4,25 4 2 3,50 3 1 2,75 4 0 4,00 1 2 0,50 39 13 35,75 239,3 6550 173,9 25852 229,2 15187

157 462 EREN TİRAKİ 12H 3 3 2,25 6 12 3,00 6 4 5,00 3 3 2,25 6 5 4,75 5 6 3,50 3 3 2,25 3 3 2,25 6 0 6,00 41 39 31,25 239,0 6552 176,0 25824 203,6 21369

158 0 AYŞE İREM KASAP 12A 4 2 3,50 5 1 4,75 9 3 8,25 239,0 6553 425,0 49 371,2 234

159 0 ŞEVVAL ŞANLI 12E 1 0 1,00 2 1 1,75 4 0 4,00 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 18 4 17,00 238,7 6554 263,7 7054 237,1 13363

160 1047 HAZAL UZGÖR 12I 5 1 4,75 8 5 6,75 7 1 6,75 5 1 4,75 25 8 23,00 238,7 6555 206,3 16762 268,7 5814

161 281 FATIMA SİRKECİ 12D 5 1 4,75 1 1 0,75 4 5 2,75 3 0 3,00 5 3 4,25 4 2 3,50 4 0 4,00 2 0 2,00 5 0 5,00 33 12 30,00 238,6 6557 179,7 25706 205,3 20914

162 1388 BURCU AKPINAR 12G 3 3 2,25 8 4 7,00 4 5 2,75 4 1 3,75 3 4 2,00 1 7 -0,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 37 25 30,75 237,4 6763 172,9 25871 212,7 18614

163 0 ELİF AYKUT   6 0 6,00 10 7 8,25 5 5 3,75 5 1 4,75 26 13 22,75 236,8 6805 221,7 12354 282,8 3776

164 0 ARDA EROL  M 2 4 1,00 14 4 13,00 8 2 7,50 4 2 3,50 28 12 25,00 236,8 6806 196,3 20319 265,4 6478

165 691 DAMLANUR YAKUT 12 2 0 2,00 1 0 1,00 2 0 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 8 0 8,00 236,7 6847 361,6 1230 327,7 876

166 0 MAHİDE AKBAŞ  M 3 3 2,25 14 3 13,25 5 1 4,75 6 0 6,00 28 7 26,25 236,6 6848 208,3 16109 280,5 3866

167 1307 NAZ KILIÇ 12K 5 1 4,75 10 5 8,75 7 2 6,50 5 0 5,00 27 8 25,00 236,5 6849 223,1 12063 291,6 2805

168 0 FURKAN SAMET TOKGÖZ  5 1 4,75 5 2 4,50 7 2 6,50 4 2 3,50 21 7 19,25 236,0 7052 261,3 7269 311,2 1568

169 0 ÇAĞAN DEMİR 12A 4 0 4,00 5 3 4,25 5 0 5,00 4 6 2,50 4 3 3,25 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 34 15 30,25 235,8 7135 197,7 19661 216,0 17947

170 248 ÖMER ZENGİN 12B 2 4 1,00 0 1 -0,25 4 2 3,50 5 1 4,75 11 8 9,00 235,6 7298 397,3 328 360,6 246

171 544 ÖZGE AKUŞ 12 3 1 2,75 8 2 7,50 1 6 -0,50 5 1 4,75 4 2 3,50 7 2 6,50 3 2 2,50 2 2 1,50 4 0 4,00 37 18 32,50 235,2 7299 166,8 25931 202,2 21864

172 0 DİLARA ÖZDEN   4 0 4,00 3 1 2,75 4 2 3,50 4 1 3,75 2 4 1,00 5 1 4,75 2 1 1,75 5 0 5,00 4 0 4,00 33 10 30,50 235,1 7301 186,6 25327 217,1 17577

173 0 ELİF KIZGIN 12F 5 1 4,75 13 5 11,75 7 3 6,25 5 1 4,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 31 12 28,00 235,0 7303 183,8 25590 260,7 7433

174 193 GÖKSU YÜKSEL 12H 5 1 4,75 4 3 3,25 4 3 3,25 2 1 1,75 3 3 2,25 5 1 4,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 34 15 30,25 234,8 7344 172,1 25879 203,5 21531
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OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 1,50 1,07 1,23 1,86 1,01 1,61 0,95 0,43 0,84 1,00 0,37 0,91 1,41 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,048,33 14,95 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 1,51 1,07 1,24 1,87 1,01 1,61 0,96 0,43 0,85 1,01 0,37 0,92 1,42 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,108,32 15,00 214,4 249,0 250,0

KATILIMLAR

175 1168 EBRAR KUŞOĞLU 12G 2 1 1,75 2 1 1,75 2 0 2,00 2 0 2,00 2 2 1,50 5 0 5,00 3 0 3,00 4 0 4,00 22 4 21,00 234,7 7345 223,0 12145 223,9 16112

176 463 ELİF KADI 12F 5 1 4,75 10 5 8,75 4 3 3,25 3 1 2,75 2 2 1,50 4 0 4,00 2 0 2,00 1 2 0,50 4 0 4,00 35 14 31,50 234,5 7346 178,4 25719 230,1 14851

177 0 NESLİHAN ZORLU  M 5 1 4,75 12 6 10,50 5 4 4,00 5 0 5,00 27 11 24,25 233,9 7508 197,0 20068 263,1 7053

178 752 SENA SEVİM 12C 1 0 1,00 6 0 6,00 7 0 7,00 233,7 7510 341,0 1974 302,8 1931

179 0 MERVE ALTUN  M 5 1 4,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 2 3,50 5 0 5,00 2 2 1,50 6 0 6,00 29 9 26,75 233,4 7592 184,8 25460 197,4 22823

180 200 DAMLA ÇELİK 12D 2 4 1,00 5 3 4,25 3 6 1,50 4 1 3,75 5 3 4,25 5 3 4,25 3 0 3,00 4 1 3,75 3 1 2,75 34 22 28,50 233,2 7633 180,3 25699 203,3 21615

181 0 KAZIM MERT FINDIK 12 6 0 6,00 3 1 2,75 2 1 1,75 0 3 -0,75 3 0 3,00 3 0 3,00 3 0 3,00 3 0 3,00 23 5 21,75 233,1 7634 214,8 14107 236,3 13450

182 871 MELİH MUHAMMED SEZER12 4 2 3,50 3 3 2,25 5 2 4,50 12 7 10,25 233,1 7635 320,4 2994 301,4 1979

183 0 BAKİ ÇETİNÇAKMAK  M 5 1 4,75 11 5 9,75 7 2 6,50 5 0 5,00 28 8 26,00 232,6 7681 197,4 19665 269,4 5770

184 308 EMİRHAN GÜR 12B 4 2 3,50 2 0 2,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 3 4,25 5 3 4,25 1 1 0,75 1 1 0,75 4 0 4,00 29 13 25,75 232,3 7725 195,2 20810 212,5 18776

185 1715 AZRA KİF 12C 5 0 5,00 6 5 4,75 4 3 3,25 2 4 1,00 2 3 1,25 5 3 4,25 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 35 20 30,00 232,2 7726 170,0 25903 203,5 21533

186 461 MEHMET ESAT ALAMUR 12 5 1 4,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 5 1,75 6 1 5,75 2 0 2,00 23 11 20,25 232,1 7728 235,1 10028 246,2 11057

187 2180 İBRAHİM BARAN GÜNGEN12B 5 1 4,75 3 2 2,50 8 2 7,50 5 1 4,75 1 0 1,00 22 6 20,50 231,8 7729 221,0 12557 273,0 5030

188 64 SİMGE KILIÇ 12B 6 0 6,00 8 2 7,50 6 3 5,25 5 0 5,00 25 5 23,75 231,5 7733 205,0 17171 269,6 5769

189 0 CANSU YILDIZ 12 5 1 4,75 12 6 10,50 3 5 1,75 5 1 4,75 25 13 21,75 231,3 7774 204,7 17293 262,6 7180

190 0 SUDENAZ YAZGÜN   5 1 4,75 10 2 9,50 4 4 3,00 4 1 3,75 23 8 21,00 231,2 7776 225,7 11528 281,2 3862

191 9365 YAĞMUR GÖKÇE ER 12 5 1 4,75 5 7 3,25 3 6 1,50 4 2 3,50 4 6 2,50 6 3 5,25 1 0 1,00 5 0 5,00 33 25 26,75 231,0 7777 210,4 15534 220,6 16744

192 0 SARP BOZDEMİR 12 5 1 4,75 10 3 9,25 4 5 2,75 4 2 3,50 23 11 20,25 230,9 7779 211,5 15240 264,8 6522

193 1087 SAMİ BERK DEMİR 12I 5 1 4,75 7 6 5,50 6 2 5,50 4 2 3,50 22 11 19,25 230,7 7820 210,7 15371 261,2 7430

194 814 POYRAZ ŞENSES 12D 1 2 0,50 2 0 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 5 2 4,50 230,4 7901 442,7 29 351,8 466

195 2202 BORA TUNCAYA 12A 5 1 4,75 10 7 8,25 7 3 6,25 4 2 3,50 26 13 22,75 230,0 7942 197,6 19663 255,6 8708

196 466 ELİF HOBAN 12C 4 0 4,00 2 2 1,50 3 3 2,25 4 0 4,00 5 1 4,75 2 2 1,50 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 32 9 29,75 228,9 8107 175,6 25831 196,3 23114

197 0 BUSE ALKIN   4 2 3,50 9 6 7,50 4 4 3,00 2 4 1,00 19 16 15,00 228,8 8108 273,1 6413 309,2 1623

198 0 NAZ ÖZTEMEL 12 3 1 2,75 2 0 2,00 5 1 4,75 5 1 4,75 1 1 0,75 1 0 1,00 3 1 2,75 4 0 4,00 24 5 22,75 228,8 8109 205,2 17169 231,5 14443

199 389 İREM ŞAHİN 12A 3 3 2,25 3 3 2,25 3 5 1,75 4 1 3,75 4 5 2,75 4 2 3,50 3 1 2,75 4 0 4,00 6 0 6,00 34 20 29,00 228,6 8110 170,4 25895 192,3 24022

200 34 HASAN SOYER 12C 4 2 3,50 8 8 6,00 7 1 6,75 4 2 3,50 23 13 19,75 228,4 8153 210,0 15659 262,3 7223

201 0 FAHRETTİN ARGON  M 4 2 3,50 4 9 1,75 5 5 3,75 5 1 4,75 1 0 1,00 6 2 5,50 1 1 0,75 2 2 1,50 6 0 6,00 34 22 28,50 227,8 8238 172,8 25872 206,3 20625

202 286 BARAN TEMEL 12C 6 0 6,00 6 1 5,75 3 0 3,00 2 0 2,00 2 4 1,00 3 1 2,75 4 0 4,00 3 1 2,75 29 7 27,25 227,7 8239 180,3 25700 215,8 18029

203 220 KENAN HAYTA 12A 5 1 4,75 2 2 1,50 6 3 5,25 3 2 2,50 5 1 4,75 7 0 7,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 33 12 30,00 227,0 8242 167,5 25923 197,9 22780
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OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 1,50 1,07 1,23 1,86 1,01 1,61 0,95 0,43 0,84 1,00 0,37 0,91 1,41 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,048,33 14,95 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 1,51 1,07 1,24 1,87 1,01 1,61 0,96 0,43 0,85 1,01 0,37 0,92 1,42 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,108,32 15,00 214,4 249,0 250,0

KATILIMLAR

204 0 ESME YAMALI  M 4 2 3,50 1 1 0,75 4 3 3,25 4 0 4,00 13 6 11,50 226,3 8405 286,2 5135 285,0 3563

205 732 RÜZGAR YALÇIN 12B 1 0 1,00 1 0 1,00 225,8 8530 425,0 50 332,3 806

206 0 SÜMEYRA SEVER   5 1 4,75 10 5 8,75 4 3 3,25 5 1 4,75 24 10 21,50 225,3 8656 193,3 21910 250,7 9937

207 0 MERT KEREM YILDIRIM   5 1 4,75 11 5 9,75 3 5 1,75 6 0 6,00 2 1 1,75 3 1 2,75 30 13 26,75 224,9 8659 181,4 25691 241,1 12497

208 1200 EYLÜL AVCI 12C 5 1 4,75 3 4 2,00 1 0 1,00 9 5 7,75 224,8 8660 325,3 2782 302,3 1973

209 156 MİRAÇ BERAY GENİŞ 12V 5 1 4,75 8 10 5,50 6 4 5,00 3 3 2,25 22 18 17,50 224,0 8751 221,1 12436 266,0 6436

210 1076 DİLASA KARATAŞ 12H 4 0 4,00 0 2 -0,50 3 0 3,00 3 0 3,00 1 2 0,50 5 0 5,00 2 1 1,75 2 3 1,25 4 0 4,00 24 8 22,00 223,5 8794 202,7 17663 213,3 18450

211 0 IRMAK DURAK 12 1 5 -0,25 2 4 1,00 3 3 2,25 7 1 6,75 5 2 4,50 4 0 4,00 4 0 4,00 26 15 22,25 223,2 8876 202,2 17786 196,8 23029

212 0 NİSANUR PELVAN   4 1 3,75 9 4 8,00 5 3 4,25 3 1 2,75 3 4 2,00 5 2 4,50 3 0 3,00 32 15 28,25 223,2 8877 172,3 25877 221,8 16409

213 205 RABİA AKYÜZ 11C 3 3 2,25 2 8 0,00 5 3 4,25 3 1 2,75 2 2 1,50 5 3 4,25 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 30 24 24,00 222,6 9003 185,4 25417 204,9 21080

214 0 SİMAY BOSTANCI   3 3 2,25 11 3 10,25 4 3 3,25 5 0 5,00 23 9 20,75 222,4 9005 199,0 18973 254,0 9118

215 1950 ALEYNA BEKTAŞ 12A 3 0 3,00 2 0 2,00 3 0 3,00 8 0 8,00 221,9 9087 301,1 4251 286,1 3395

216 0 AYŞE AVCİ 12 4 2 3,50 0 1 -0,25 5 2 4,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 4 0 4,00 3 1 2,75 1 2 0,50 4 0 4,00 23 12 20,00 221,9 9089 187,8 25276 211,5 19066

217 0 ARDA ŞENTÜRK   3 3 2,25 1 0 1,00 4 3 3,25 5 1 4,75 4 3 3,25 4 4 3,00 0 1 -0,25 3 0 3,00 5 0 5,00 29 15 25,25 221,5 9175 187,2 25283 211,8 18945

218 0 İBRAHİM EFE ÇAKIR  M 6 0 6,00 11 7 9,25 6 4 5,00 5 1 4,75 28 12 25,00 221,2 9259 199,4 18687 268,1 5978

219 50 RODA DİLMAN 12C 5 1 4,75 7 4 6,00 5 3 4,25 4 2 3,50 21 10 18,50 221,0 9301 200,2 18482 248,3 10556

220 509 ENES ÖÇAL 12B 4 1 3,75 1 1 0,75 5 3 4,25 4 1 3,75 6 2 5,50 6 1 5,75 4 0 4,00 30 9 27,75 220,8 9342 195,5 20726 206,1 20628

221 849 BATUHAN ALP ARSLAN 12E 6 5 4,75 8 1 7,75 14 6 12,50 220,3 9345 236,3 9903 209,2 19921

222 0 ZEYNEP TEKİN 12A 5 1 4,75 10 8 8,00 5 5 3,75 4 2 3,50 24 16 20,00 220,1 9386 216,5 13739 269,0 5773

223 245 AYSUN GÜNER 12B 2 0 2,00 2 0 2,00 2 1 1,75 3 1 2,75 1 1 0,75 4 0 4,00 1 1 0,75 3 0 3,00 2 0 2,00 20 4 19,00 219,8 9511 215,9 13863 228,8 15232

224 0 EKİN SU GÖKKURT   4 5 2,75 4 2 3,50 8 7 6,25 219,8 9512 306,5 3915 295,0 2297

225 0 NİSA DAMLA ERSÖZ  M 5 1 4,75 5 1 4,75 3 0 3,00 2 2 1,50 2 2 1,50 3 0 3,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 30 10 27,50 219,7 9514 168,0 25920 202,5 21819

226 2250 MUSTAFA FAİK ORHAN 12A 5 1 4,75 4 7 2,25 5 3 4,25 5 0 5,00 19 11 16,25 219,6 9559 208,1 16150 248,9 10312

227 0 ELİF AŞIKOĞULLARI 12B 3 3 2,25 1 3 0,25 3 6 1,50 3 1 2,75 4 4 3,00 7 0 7,00 4 1 3,75 4 0 4,00 5 1 4,75 34 19 29,25 218,8 9647 151,8 26045 166,1 26034

228 0 ŞERİFE ÖZGE Ö *ÖK 12C 3 2 2,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 3 0 3,00 3 2 2,50 2 0 2,00 4 0 4,00 4 0 4,00 3 0 3,00 26 6 24,50 218,1 9735 187,0 25325 197,8 22781

229 228 TARIK ARIKAN 12B 5 1 4,75 2 0 2,00 3 4 2,00 2 1 1,75 2 2 1,50 3 3 2,25 4 1 3,75 2 0 2,00 4 0 4,00 27 12 24,00 217,6 9780 174,4 25848 198,6 22532

230 644 CAN POLAT ÖZEROL 12D 2 4 1,00 4 8 2,00 5 5 3,75 5 1 4,75 5 4 4,00 3 7 1,25 3 3 2,25 4 0 4,00 4 2 3,50 35 34 26,50 217,4 9781 166,9 25929 193,5 23732

231 0 MİRAY TEZCAN  M 5 1 4,75 5 3 4,25 2 2 1,50 3 0 3,00 1 1 0,75 2 4 1,00 3 0 3,00 3 1 2,75 3 1 2,75 27 13 23,75 216,9 9828 179,4 25710 211,9 18901

232 1272 NAZ YÜKSEL 12A 5 1 4,75 4 1 3,75 4 4 3,00 3 2 2,50 16 8 14,00 216,6 9876 246,2 8892 273,0 5031
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OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 1,50 1,07 1,23 1,86 1,01 1,61 0,95 0,43 0,84 1,00 0,37 0,91 1,41 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,048,33 14,95 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 1,51 1,07 1,24 1,87 1,01 1,61 0,96 0,43 0,85 1,01 0,37 0,92 1,42 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,108,32 15,00 214,4 249,0 250,0

KATILIMLAR

233 312 ŞEVVAL ZORLU 12C 4 2 3,50 10 7 8,25 4 2 3,50 4 2 3,50 3 2 2,50 1 0 1,00 4 1 3,75 30 16 26,00 216,4 9917 174,2 25849 223,5 16115

234 0 CEMRE DÜNKİ 12C 3 1 2,75 1 0 1,00 1 1 0,75 2 0 2,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 0 3,00 5 0 5,00 20 7 18,25 215,4 9927 200,8 18272 203,7 21326

235 776 GÜLNUR BİNGÖL 12G 6 0 6,00 6 8 4,00 3 5 1,75 3 3 2,25 3 3 2,25 3 5 1,75 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 33 29 25,75 215,1 10054 167,5 25924 201,9 21947

236 72 YAĞMUR YALÇIN 12D 4 2 3,50 6 9 3,75 4 4 3,00 5 1 4,75 19 16 15,00 214,8 10096 209,4 15865 246,1 11058

237 0 MELEK YAMAN  M 4 2 3,50 3 3 2,25 7 5 5,75 214,5 10179 303,3 4126 286,1 3396

238 0 AZRA SEVİMLİ  M 5 0 5,00 4 1 3,75 3 3 2,25 12 4 11,00 213,9 10267 267,8 6799 265,3 6520

239 0 CEREN YILMAZ   0 1 -0,25 4 2 3,50 1 2 0,50 3 2 2,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 9 8 7,00 212,9 10437 314,1 3370 285,9 3397

240 65 MERT KUMKAYA 12C 6 0 6,00 5 7 3,25 4 6 2,50 3 2 2,50 18 15 14,25 212,5 10486 229,6 10866 263,9 6849

241 0 TUANA DEFNE ÇİFTÇİ 12 3 3 2,25 1 5 -0,25 3 3 2,25 3 1 2,75 3 2 2,50 3 5 1,75 6 0 6,00 4 2 3,50 3 2 2,50 29 23 23,25 212,1 10491 177,7 25766 186,9 25064

242 443 FERİHA GÜNDOĞDU 12G 3 3 2,25 9 6 7,50 3 3 2,25 4 2 3,50 2 4 1,00 6 3 5,25 4 0 4,00 31 21 25,75 211,1 10664 179,3 25711 218,2 17127

243 0 ELİF BETÜL SÜRÜCÜ 12A 2 4 1,00 5 13 1,75 2 8 0,00 0 6 -1,50 9 31 1,25 210,8 10711 382,9 603 310,1 1621

244 0 SUDE NAZ YILDIZ   5 1 4,75 6 8 4,00 5 4 4,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 3 2,25 2 1 1,75 3 0 3,00 30 21 24,75 210,7 10712 171,9 25882 214,2 18324

245 5190 MİRAY TOPKAYA 12K 1 5 -0,25 5 9 2,75 4 4 3,00 4 2 3,50 3 3 2,25 3 6 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 31 33 22,75 210,7 10714 170,0 25904 188,7 24693

246 1071 TUANA BİTGEN 12 4 2 3,50 6 5 4,75 5 2 4,50 4 1 3,75 1 0 1,00 3 3 2,25 1 0 1,00 24 13 20,75 210,7 10715 188,6 25109 230,7 14808

247 807 ÇEYLİN IŞIK 12 1 1 0,75 1 1 0,75 209,9 10807 316,9 3204 293,2 2470

248 0 TAHA EKİM 12A 3 2 2,50 0 2 -0,50 6 3 5,25 3 3 2,25 12 10 9,50 209,6 10892 286,4 5134 288,6 3180

249 333 AYSU OĞUR 12B 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 2 2 1,50 3 0 3,00 2 0 2,00 20 3 19,25 208,5 10951 183,2 25594 207,6 20376

250 386 ZELİHA YILDIZ 12B 4 2 3,50 1 4 0,00 3 4 2,00 3 1 2,75 2 2 1,50 3 3 2,25 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 30 16 26,00 207,7 11000 160,0 25981 176,5 25854

251 0 CEREN EKAL 12 1 1 0,75 1 0 1,00 3 1 2,75 2 0 2,00 2 2 1,50 1 0 1,00 2 0 2,00 2 0 2,00 14 4 13,00 207,6 11002 236,5 9821 222,6 16202

252 0 ALEYNA GÖÇMEN 12 4 2 3,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 15 6 13,50 207,3 11127 227,8 11154 247,3 10890

253 0 YAĞMUR YÜCEKAYA 12 5 1 4,75 3 6 1,50 3 4 2,00 2 3 1,25 2 5 0,75 4 5 2,75 5 1 4,75 4 1 3,75 4 2 3,50 32 28 25,00 206,7 11135 162,4 25960 182,9 25612

254 397 SAMET BİLGİ 12A 1 1 0,75 7 1 6,75 5 0 5,00 3 0 3,00 3 0 3,00 4 0 4,00 5 0 5,00 28 2 27,50 205,8 11304 152,3 26043 192,0 24065

255 0 EGEMEN KARADAĞ  M 5 2 4,50 5 0 5,00 3 0 3,00 13 2 12,50 205,7 11306 232,3 10371 243,1 12161

256 2290 İLKİM ÇOLAKOĞLU 12A 4 2 3,50 2 2 1,50 4 2 3,50 1 1 0,75 11 7 9,25 205,1 11393 259,3 7400 262,5 7181

257 2158 BİLAL BARAN TOPRAK   3 3 2,25 2 2 1,50 3 5 1,75 3 1 2,75 4 4 3,00 4 2 3,50 1 0 1,00 1 0 1,00 6 0 6,00 27 17 22,75 204,2 11441 172,4 25876 186,4 25108

258 682 SUĞRA EVRENSEL 12A 1 0 1,00 1 0 1,00 204,0 11483 323,9 2867 278,6 4200

259 0 HASAN ÇORAKLIK  M 5 0 5,00 6 4 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 18 7 16,25 204,0 11484 187,7 25279 228,7 15274

260 114 HÜSNA POLAT 12A 1 0 1,00 0 1 -0,25 4 0 4,00 3 1 2,75 4 2 3,50 1 0 1,00 4 0 4,00 17 4 16,00 203,4 11534 211,0 15364 203,0 21737

261 294 MELİKE YAŞAR 12C 3 3 2,25 1 0 1,00 5 2 4,50 2 0 2,00 1 3 0,25 1 3 0,25 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 24 13 20,75 202,9 11660 177,4 25770 190,2 24401
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OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 1,50 1,07 1,23 1,86 1,01 1,61 0,95 0,43 0,84 1,00 0,37 0,91 1,41 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,048,33 14,95 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 1,51 1,07 1,24 1,87 1,01 1,61 0,96 0,43 0,85 1,01 0,37 0,92 1,42 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,108,32 15,00 214,4 249,0 250,0

KATILIMLAR

262 409 EYLÜL NAZ YÜKSEL 12D 5 0 5,00 1 1 0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 2 2 1,50 1 1 0,75 4 0 4,00 2 2 1,50 5 0 5,00 22 7 20,25 201,9 11796 184,4 25506 192,3 24023

263 52 FATİH AYDEMİR 12E 3 2 2,50 1 1 0,75 5 2 4,50 4 1 3,75 3 4 2,00 5 4 4,00 1 2 0,50 4 0 4,00 4 0 4,00 30 16 26,00 201,9 11797 152,2 26044 179,8 25753

264 0 ELÇİN ASLAN   6 0 6,00 1 5 -0,25 3 5 1,75 4 1 3,75 14 11 11,25 201,8 11800 223,3 12061 243,8 11996

265 0 YUSUF ÜLKER   2 4 1,00 9 8 7,00 5 2 4,50 4 2 3,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 21 17 16,75 201,6 11846 207,0 16437 246,1 11060

266 0 ÖMER KARAAVCI 12 0 1 -0,25 0 1 -0,25 200,7 11935 327,1 2654 287,1 3270

267 329 MELİH TEPE 12B 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 11 4 10,00 199,9 11944 223,6 12020 230,7 14767

268 0 DENİZ ÖZBAY   5 1 4,75 5 1 4,75 199,0 12158 253,2 8058 245,7 11181

269 0 HASAN KAAN CAN 12 4 6 2,50 5 2 4,50 4 1 3,75 13 9 10,75 198,5 12286 198,1 19258 194,4 23483

270 0 CEREN BİNA 12 2 4 1,00 4 7 2,25 3 5 1,75 4 2 3,50 3 8 1,00 2 6 0,50 3 2 2,50 21 34 12,50 197,6 12375 190,0 24816 206,6 20504

271 354 GÜLSE GÜLAYDI 12C 3 3 2,25 7 8 5,00 5 3 4,25 4 2 3,50 1 1 0,75 2 0 2,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 27 18 22,50 197,4 12419 169,1 25910 203,7 21367

272 300 YAĞMUR BEKTAŞ 12F 3 3 2,25 3 15 -0,75 3 4 2,00 2 4 1,00 4 7 2,25 3 2 2,50 5 0 5,00 3 1 2,75 26 36 17,00 196,9 12423 175,7 25827 180,2 25750

273 57 ELİF AĞIN 12B 4 2 3,50 6 5 4,75 3 3 2,25 3 2 2,50 16 12 13,00 196,3 12469 205,4 17127 236,0 13614

274 1254 MEHMET UĞUR HACIM 12A 5 1 4,75 1 1 0,75 4 2 3,50 3 1 2,75 13 5 11,75 196,2 12472 232,7 10249 249,0 10271

275 993 KARDELEN ÜLKER 12D 3 3 2,25 8 10 5,50 4 6 2,50 2 4 1,00 4 7 2,25 5 6 3,50 2 4 1,00 3 3 2,25 3 3 2,25 34 46 22,50 195,9 12515 159,1 25997 183,4 25569

276 0 NİSA SEMİZ 12 4 4 3,00 4 0 4,00 8 4 7,00 195,7 12516 263,0 7097 253,4 9242

277 0 BERK ÖRKMEZ 12 5 1 4,75 1 2 0,50 2 1 1,75 4 1 3,75 12 5 10,75 195,6 12517 227,9 11152 238,7 12950

278 449 BURAK BALABAN 12G 4 2 3,50 5 10 2,50 6 4 5,00 6 0 6,00 21 16 17,00 195,4 12521 183,1 25635 226,7 15607

279 0 İNCİ GÖKSU ŞİŞMAN 12 5 0 5,00 1 0 1,00 4 1 3,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 5 1 4,75 1 1 0,75 19 5 17,75 194,7 12663 176,9 25812 213,5 18448

280 71 GÜLSU YILDIZOĞLU 12A 4 1 3,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 4 1 3,75 2 0 2,00 2 0 2,00 2 0 2,00 16 4 15,00 194,7 12664 203,1 17661 203,5 21530

281 0 ARDA EGE KİREZ   0 2 -0,50 3 3 2,25 6 4 5,00 3 0 3,00 4 5 2,75 2 3 1,25 1 1 0,75 4 2 3,50 23 20 18,00 194,7 12665 175,6 25833 196,8 23028

282 0 ELA CEREN GÜMÜŞ 12 4 5 2,75 3 2 2,50 7 7 5,25 194,4 12708 239,8 9646 213,8 18446

283 0 FATMA İŞCAN   3 1 2,75 3 6 1,50 4 2 3,50 2 2 1,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 14 13 10,75 193,3 12883 197,1 19787 216,3 17784

284 252 SİNFM CAN 12D 4 2 3,50 2 3 1,25 1 4 0,00 2 1 1,75 1 1 0,75 5 3 4,25 4 1 3,75 1 2 0,50 4 0 4,00 24 17 19,75 193,2 12924 161,8 25966 172,5 25999

285 0 AYŞEN ŞEN   0 6 -1,50 4 8 2,00 6 2 5,50 2 3 1,25 4 2 3,50 4 4 3,00 4 2 3,50 4 1 3,75 4 1 3,75 32 29 24,75 192,6 12974 145,2 26090 159,3 26059

286 1054 MİNEL İYİSÖZLÜ 12D 3 3 2,25 3 3 2,25 3 0 3,00 9 6 7,50 192,5 12976 233,6 10119 239,7 12703

287 1233 İKBAL İMRAN KAYA 12B 5 1 4,75 3 1 2,75 3 0 3,00 11 2 10,50 192,3 12980 222,0 12271 231,8 14399

288 0 EDESSA YAVUZ 12B 1 0 1,00 2 0 2,00 5 1 4,75 1 2 0,50 2 1 1,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 3 0 3,00 19 7 17,25 192,2 13021 175,7 25828 193,8 23727

289 2170 ALİ ŞAHİN 12 7 2 6,50 5 1 4,75 5 1 4,75 2 2 1,50 19 6 17,50 191,7 13107 168,0 25921 194,1 23485

290 0 HASAN ERSÜREN 12B 5 2 4,50 5 1 4,75 1 0 1,00 11 3 10,25 191,6 13108 241,8 9357 239,1 12788
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OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 1,50 1,07 1,23 1,86 1,01 1,61 0,95 0,43 0,84 1,00 0,37 0,91 1,41 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,048,33 14,95 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 1,51 1,07 1,24 1,87 1,01 1,61 0,96 0,43 0,85 1,01 0,37 0,92 1,42 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,108,32 15,00 214,4 249,0 250,0

KATILIMLAR

291 0 MUHAMMED EMİR ÖZGÜL  2 0 2,00 3 1 2,75 2 0 2,00 2 1 1,75 3 1 2,75 1 0 1,00 4 0 4,00 17 3 16,25 191,2 13193 187,3 25280 190,7 24236

292 1781 SARP SALLAYICI 12 2 4 1,00 2 7 0,25 4 6 2,50 5 1 4,75 7 1 6,75 3 6 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 31 31 23,25 190,5 13358 154,5 26029 169,1 26015

293 247 NEHİR YAVUZER 12A 2 1 1,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 4 3,00 1 0 1,00 2 0 2,00 2 1 1,75 21 12 18,00 190,5 13359 165,7 25941 180,7 25746

294 378 EMİNE GÜRBÜZ 12B 5 1 4,75 3 4 2,00 3 0 3,00 1 2 0,50 5 0 5,00 1 3 0,25 4 0 4,00 3 1 2,75 25 11 22,25 190,2 13484 155,9 26020 173,2 25993

295 263 EMRE DENİZER 12C 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 2 1 1,75 2 1 1,75 2 1 1,75 2 1 1,75 3 0 3,00 3 0 3,00 22 9 19,75 190,1 13485 160,8 25974 177,8 25805

296 0 MERYEM SENA BULUT  M 1 1 0,75 1 1 0,75 189,4 13535 228,7 10988 221,1 16617

297 248 EDA KURT 12C 4 0 4,00 2 0 2,00 1 0 1,00 1 1 0,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 5 0 5,00 15 2 14,50 188,3 13628 190,2 24693 190,2 24400

298 0 CANSU ULUTAŞ 12 4 2 3,50 4 3 3,25 2 1 1,75 3 1 2,75 13 7 11,25 188,2 13629 203,5 17618 221,4 16455

299 0 YUSUF ESAD ERGANLI   3 3 2,25 2 9 -0,25 4 4 3,00 5 1 4,75 3 4 2,00 4 6 2,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 27 33 18,75 188,2 13630 159,5 25989 180,6 25748

300 0 CEREN AVCI 12 5 1 4,75 3 9 0,75 4 4 3,00 5 1 4,75 3 6 1,50 2 3 1,25 2 4 1,00 2 3 1,25 4 1 3,75 30 32 22,00 187,6 13755 152,5 26042 184,7 25438

301 760 BERKAY AKDEMİR 12 1 3 0,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 4 0 4,00 4 2 3,50 3 3 2,25 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 24 14 20,50 186,8 13884 157,6 26006 167,4 26027

302 262 EFE MERT DENİZER 12C 2 3 1,25 1 1 0,75 1 0 1,00 2 0 2,00 3 0 3,00 5 0 5,00 5 0 5,00 19 4 18,00 186,8 13885 175,4 25834 167,7 26024

303 0 İBRAHİM ÇİPLİ  M 0 1 -0,25 4 4 3,00 3 3 2,25 5 4 4,00 4 6 2,50 1 0 1,00 6 0 6,00 23 18 18,50 186,5 13968 164,8 25945 168,3 26018

304 240 EYLEM ÇANTA 12B 1 2 0,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 3 3 2,25 2 0 2,00 3 3 2,25 2 0 2,00 1 1 0,75 3 0 3,00 17 13 13,75 185,9 13973 192,3 22320 186,5 25107

305 0 DEVRİM KOÇER   3 3 2,25 4 8 2,00 6 2 5,50 4 2 3,50 17 15 13,25 184,9 14065 175,2 25836 207,5 20377

306 467 ARDA FELEK 12G 1 5 -0,25 1 2 0,50 4 4 3,00 3 3 2,25 4 5 2,75 4 5 2,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 4 2 3,50 25 28 18,00 184,8 14068 160,0 25982 167,9 26023

307 948 HÜSNA NİLDA DAYI 12I 4 2 3,50 1 4 0,00 4 3 3,25 4 1 3,75 1 2 0,50 3 3 2,25 1 1 0,75 4 0 4,00 3 1 2,75 25 17 20,75 183,0 14327 148,7 26070 173,9 25989

308 938 FATMA ENGİN 12C 3 2 2,50 3 4 2,00 2 4 1,00 1 4 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 2 0 2,00 4 0 4,00 3 1 2,75 22 21 16,75 181,5 14623 159,6 25988 169,8 26012

309 0 YASEMİN ARSLAN 12A 3 2 2,50 1 1 0,75 5 0 5,00 3 0 3,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 2 0 2,00 3 0 3,00 19 8 17,00 180,5 14708 160,1 25980 181,9 25618

310 549 İREM MARANGOZ 12C 5 1 4,75 5 1 4,75 180,3 14710 213,1 14916 216,7 17780

311 5380 HAMDİ TÜRK 12A 4 2 3,50 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 2 2 1,50 3 0 3,00 12 4 11,00 180,1 14712 193,2 21911 195,7 23117

312 0 ŞEYMANUR SEVER 12 3 0 3,00 3 0 3,00 179,8 14719 238,2 9773 216,8 17698

313 1039 MELİKE ERAĞCA 12A 1 0 1,00 1 0 1,00 2 0 2,00 179,6 14723 252,2 8143 235,6 13741

314 0 ARDA YAPAKÇI 12 2 0 2,00 1 2 0,50 6 4 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 1 0 1,00 16 10 13,50 179,3 14725 168,3 25917 191,4 24151

315 66 EMİRHAN ALKAN 12E 2 4 1,00 1 1 0,75 5 5 3,75 3 3 2,25 5 6 3,50 4 5 2,75 1 4 0,00 3 2 2,50 4 2 3,50 28 32 20,00 179,3 14767 142,5 26106 161,8 26050

316 442 EMİNE GÜNDOĞDU 12G 3 3 2,25 6 7 4,25 2 5 0,75 3 2 2,50 3 2 2,50 1 0 1,00 1 1 0,75 4 1 3,75 23 21 17,75 179,0 14771 159,3 25993 180,3 25749

317 362 BEYZANUR TOPCU 12E 2 4 1,00 8 6 6,50 1 4 0,00 5 1 4,75 3 2 2,50 1 7 -0,75 1 2 0,50 3 1 2,75 4 0 4,00 28 27 21,25 177,8 14827 143,5 26098 172,3 26000

318 2142 ZEYNEP ATILGAN 12B 2 3 1,25 1 1 0,75 4 1 3,75 7 5 5,75 177,4 14870 202,5 17744 204,6 21161

319 426 DENİZ KESKİNSİN 12C 4 2 3,50 1 2 0,50 5 4 4,00 4 1 3,75 1 0 1,00 3 0 3,00 18 9 15,75 177,1 14914 164,3 25951 191,8 24066
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OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 1,50 1,07 1,23 1,86 1,01 1,61 0,95 0,43 0,84 1,00 0,37 0,91 1,41 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,048,33 14,95 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 1,51 1,07 1,24 1,87 1,01 1,61 0,96 0,43 0,85 1,01 0,37 0,92 1,42 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,108,32 15,00 214,4 249,0 250,0

KATILIMLAR

320 0 HAYATNUR KAV AKAN 12B 3 3 2,25 0 3 -0,75 4 5 2,75 3 1 2,75 3 4 2,00 4 4 3,00 1 4 0,00 1 4 0,00 4 1 3,75 23 29 15,75 177,0 14915 145,9 26086 167,3 26029

321 273 DERYA YÖRÜK 12C 2 0 2,00 3 0 3,00 3 3 2,25 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 17 7 15,25 176,5 14918 159,9 25984 160,0 26054

322 5427 ZEYNEP SUEDA KUTLU 12A 2 2 1,50 3 0 3,00 2 0 2,00 1 0 1,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 11 4 10,00 176,5 14919 199,8 18645 198,9 22490

323 11007 OLCAY TUNA SELVİ 12A 6 0 6,00 1 0 1,00 1 0 1,00 8 0 8,00 175,7 14964 196,4 20318 211,9 18942

324 254 ALEYNA GÜRKAN 12A 5 0 5,00 3 0 3,00 1 1 0,75 5 2 4,50 1 0 1,00 1 0 1,00 16 3 15,25 174,2 15059 156,8 26012 172,9 25997

325 0 EFE GÜRBÜZ 12B 1 0 1,00 5 3 4,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 7 4 6,00 173,3 15147 218,6 13246 206,7 20502

326 5238 HÜLYA BALTA 12A 2 1 1,75 1 0 1,00 3 1 2,75 173,3 15148 209,0 15946 207,3 20379

327 0 GÜLCE ŞENSOY 12 4 2 3,50 4 2 3,50 172,8 15156 215,7 13865 212,4 18817

328 338 MELİH FAZLIOĞLU 12E 5 1 4,75 0 3 -0,75 5 4 4,00 172,4 15160 282,9 5541 248,8 10313

329 0 RÜMEYSA ÖZBAŞ 12 1 0 1,00 1 0 1,00 172,2 15244 270,4 6585 230,5 14809

330 651 ESİLYA SEN 12G 5 1 4,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 1 2,75 14 5 12,75 171,8 15246 162,0 25963 192,6 23859

331 0 PINAR GÜNDÜZ 12C 3 3 2,25 1 0 1,00 1 2 0,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 15 9 12,75 170,9 15299 172,2 25878 175,6 25984

332 0 NAZ AKSOY 12 2 2 1,50 4 11 1,25 3 7 1,25 5 1 4,75 2 5 0,75 3 6 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 2 1 1,75 27 35 18,25 170,4 15342 146,3 26084 164,3 26043

333 333 NUR GÜMÜŞ 12E 2 4 1,00 1 1 0,75 1 7 -0,75 0 4 -1,00 1 3 0,25 1 5 -0,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 4 1 3,75 11 29 3,75 170,2 15343 181,8 25646 177,1 25809

334 777 NURDAN BAĞCİ 12A 5 1 4,75 0 1 -0,25 5 2 4,50 169,3 15431 216,5 13738 216,4 17783

335 0 BERAT OKUTUCU 12A 3 2 2,50 3 6 1,50 2 6 0,50 3 2 2,50 1 4 0,00 2 7 0,25 4 0 4,00 2 2 1,50 3 2 2,50 23 31 15,25 169,2 15432 150,6 26059 163,0 26046

336 0 ELİF DOBRUCA   1 5 -0,25 1 1 0,75 3 0 3,00 1 2 0,50 3 3 2,25 4 0 4,00 13 11 10,25 168,0 15600 168,0 25919 169,2 26014

337 0 DURU SE *R 12 3 2 2,50 1 0 1,00 4 0 4,00 8 2 7,50 167,9 15601 185,8 25372 193,4 23773

338 0 BAŞAR BAŞARAN  M 1 5 -0,25 6 11 3,25 6 4 5,00 3 3 2,25 3 8 1,00 4 7 2,25 3 2 2,50 2 4 1,00 2 4 1,00 30 48 18,00 166,9 15610 130,9 26145 159,2 26060

339 0 GAMZE NUR MENGÜTAY  M 5 1 4,75 10 8 8,00 6 3 5,25 5 1 4,75 26 13 22,75 166,2 15657 166,3 25938 228,6 15437

340 0 FATMA SAVCI   3 0 3,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 5 4 4,00 166,1 15658 210,4 15534 205,1 20958

341 0 MUHAMMED ALİ YATMAN M 2 4 1,00 2 0 2,00 2 4 1,00 2 4 1,00 3 2 2,50 4 4 3,00 1 1 0,75 1 1 0,75 2 0 2,00 19 20 14,00 166,1 15659 159,3 25995 165,5 26036

342 0 RÜVEYDA NUR KORKMAZ12B 3 3 2,25 7 11 4,25 3 3 2,25 2 3 1,25 15 20 10,00 165,5 15707 163,4 25956 185,4 25396

343 359 HİLAL GÖKMEN 12B 2 3 1,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 2 2 1,50 3 1 2,75 4 0 4,00 14 14 10,50 164,8 15712 160,7 25975 156,1 26071

344 0 BERKE ERDEN 12 4 2 3,50 2 2 1,50 4 1 3,75 10 5 8,75 164,4 15716 172,1 25880 189,7 24447

345 189 CANER TOPCU 12B 2 3 1,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 3 0 3,00 4 3 3,25 2 2 1,50 4 0 4,00 17 10 14,50 163,8 15770 149,0 26068 148,1 26103

346 1407 İREM ÖZTÜRK 12I 3 3 2,25 1 2 0,50 2 3 1,25 2 0 2,00 0 4 -1,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 2 3,50 1 1 0,75 19 18 14,50 163,6 15775 145,0 26092 156,7 26069

347 0 ALİ A *A ALGAN   3 3 2,25 3 2 2,50 2 0 2,00 8 5 6,75 162,5 16020 177,7 25766 192,7 23858

348 1049 CEYLİN CEYLAN 12 1 1 0,75 1 1 0,75 162,4 16022 214,2 14471 199,4 22368
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OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 1,50 1,07 1,23 1,86 1,01 1,61 0,95 0,43 0,84 1,00 0,37 0,91 1,41 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,048,33 14,95 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 1,51 1,07 1,24 1,87 1,01 1,61 0,96 0,43 0,85 1,01 0,37 0,92 1,42 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,108,32 15,00 214,4 249,0 250,0

KATILIMLAR

349 129 DUYGU KEPE 12B 3 2 2,50 5 5 3,75 3 4 2,00 4 0 4,00 1 2 0,50 1 0 1,00 17 13 13,75 161,0 16066 171,6 25886 200,4 22160

350 110 CANAN CANDAN 12A 2 3 1,25 2 4 1,00 2 1 1,75 2 2 1,50 1 0 1,00 3 3 2,25 1 3 0,25 3 1 2,75 3 1 2,75 19 18 14,50 158,7 25933 145,3 26089 158,9 26062

351 0 RIZA *R AN ALKAŞİ 12 0 1 -0,25 0 1 -0,25 157,9 25938 194,6 21097 185,1 25437

352 332 ZEHRA ORUÇ 12B 2 4 1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 0 1,00 2 3 1,25 2 3 1,25 4 0 4,00 4 0 4,00 17 15 13,25 157,9 25939 157,7 26005 152,8 26085

353 9309 ERTUĞRUL GÖKSİN 12A 0 6 -1,50 5 13 1,75 2 8 0,00 2 4 1,00 2 1 1,75 5 3 4,25 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 18 37 8,75 157,5 25941 154,9 26026 157,9 26065

354 0 ULTAN KOCAELİ      1 2 1 4 0,00 2 11 -0,75 1 5 -0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 5 24 -1,00 157,3 25943 192,8 22196 181,0 25703

355 0 ALPEREN ÇORBACI 12 0 1 -0,25 0 1 -0,25 154,3 25998 223,0 12144 197,4 22864

356 0 YAĞIZ EFE ÜNER 12 3 3 2,25 2 11 -0,75 3 7 1,25 4 2 3,50 3 7 1,25 4 7 2,25 1 5 -0,25 0 5 -1,25 4 2 3,50 24 49 11,75 153,4 26006 150,6 26058 157,7 26066

357 5115 HELİ NERDOĞAN 12F 2 3 1,25 3 7 1,25 5 5 3,75 3 3 2,25 2 9 -0,25 4 7 2,25 1 0 1,00 4 2 3,50 24 36 15,00 149,6 26025 142,4 26107 152,2 26087

358 0 SUDENAZ ALTAŞ 12 3 3 2,25 5 13 1,75 4 4 3,00 2 4 1,00 3 8 1,00 1 1 0,75 18 33 9,75 148,8 26028 143,2 26102 159,4 26058

359 523 ŞEVVAL ÇELİK 12E 3 2 2,50 2 5 0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 2 0 2,00 12 10 9,50 147,2 26035 148,5 26074 151,7 26090

360 325 MUHAMMED ALİ DENİZ 12B 3 3 2,25 2 3 1,25 5 6 3,50 146,3 26038 172,0 25881 173,1 25994

361 0 BARKIN DOĞAN   0 2 -0,50 0 2 -0,50 143,9 26051 193,2 21912 176,4 25936

362 0 NİSA NUR AKBAL 12B 1 5 -0,25 1 7 -0,75 1 7 -0,75 3 1 2,75 0 8 -2,00 1 6 -0,50 3 2 2,50 4 2 3,50 3 1 2,75 17 39 7,25 142,7 26060 144,0 26096 146,2 26109

363 56 HAYRUNİSA DEMİR 12E 2 4 1,00 4 2 3,50 1 2 0,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 2 0 2,00 12 15 8,25 142,6 26062 144,9 26093 156,0 26073

364 0 YUSUF GÜLTEKİN 12 3 1 2,75 3 1 2,75 142,5 26063 176,8 25814 178,2 25802

365 202 HASRET ÖKLÜ 12D 2 4 1,00 3 15 -0,75 1 9 -1,25 3 2 2,50 1 10 -1,50 4 7 2,25 3 3 2,25 3 3 2,25 4 2 3,50 24 55 10,25 140,7 26073 131,3 26143 133,7 26134

366 0 HİLAL DEMİR 12M 1 5 -0,25 2 9 -0,25 2 4 1,00 3 2 2,50 3 7 1,25 2 9 -0,25 2 0 2,00 3 2 2,50 3 2 2,50 21 40 11,00 139,6 26079 141,8 26111 134,6 26133

367 57 SİMGE AYKUNU 12G 2 4 1,00 3 5 1,75 3 0 3,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 2 3 1,25 4 1 3,75 15 18 10,50 139,3 26080 134,0 26134 146,2 26108

368 801 B E N S U O R A K 12C 1 5 -0,25 1 4 0,00 3 3 2,25 2 2 1,50 3 3 2,25 2 4 1,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 15 26 8,50 136,5 26093 138,1 26124 141,4 26119

369 476 İREM SİRKECİ 12E 4 2 3,50 2 7 0,25 1 3 0,25 1 1 0,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 2 0 2,00 14 18 9,50 134,7 26096 135,3 26131 138,7 26123

370 0 MUSTAFA FIRAT NERDAN12 2 4 1,00 2 0 2,00 1 1 0,75 2 1 1,75 1 3 0,25 3 2 2,50 11 11 8,25 133,6 26099 140,0 26115 138,0 26126

371 12350 EMİRHAN YILDIZ 12D 1 5 -0,25 1 5 -0,25 3 3 2,25 1 3 0,25 3 3 2,25 1 2 0,50 1 1 0,75 2 0 2,00 13 22 7,50 129,8 26107 148,7 26070 134,9 26132

372 0 SELÇUK DEHA NERDAN 12 3 3 2,25 2 14 -1,50 4 6 2,50 2 4 1,00 1 10 -1,50 5 6 3,50 0 6 -1,50 2 4 1,00 3 3 2,25 22 56 8,00 126,9 26114 132,9 26137 137,0 26129

373 235 ÖMER ENİS ANAR 12F 3 3 2,25 1 12 -2,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 1 0 1,00 8 20 3,00 126,1 26118 147,9 26076 138,6 26125

374 0 BATUHAN AKTAŞ 12C 2 4 1,00 1 14 -2,50 3 6 1,50 2 3 1,25 5 4 4,00 2 9 -0,25 2 3 1,25 3 0 3,00 20 43 9,25 124,9 26120 124,2 26151 119,3 26147

375 73 KIVANÇ ÖZDEMİR 12A 1 0 1,00 1 0 1,00 119,1 26130 264,1 7013 206,8 20501

376 121 MUSTAFA NURHAK UYSAL12B 2 4 1,00 3 15 -0,75 0 1 -0,25 3 8 1,00 2 9 -0,25 2 4 1,00 0 6 -1,50 3 3 2,25 15 50 2,50 112,8 26137 132,9 26136 123,8 26145

377 776 TANERÇAFER ARAL 12A 2 4 1,00 3 12 0,00 1 3 0,25 1 2 0,50 7 21 1,75 110,8 26141 135,1 26132 131,5 26137
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OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 1,50 1,07 1,23 1,86 1,01 1,61 0,95 0,43 0,84 1,00 0,37 0,91 1,41 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,048,33 14,95 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 1,51 1,07 1,24 1,87 1,01 1,61 0,96 0,43 0,85 1,01 0,37 0,92 1,42 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,108,32 15,00 214,4 249,0 250,0

KATILIMLAR
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   SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 2,54 3,14 1,75 2,04 2,12 1,51 3,23 2,75 2,54 20,38 12,86 17,15 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 2,54 3,16 1,75 2,04 2,13 1,51 3,23 2,77 2,54 20,38 12,94 17,16 214,4 249,0 250,0

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 MELİH GÜL   30 0 30,00 10 0 10,00 7 4 6,00 10 1 9,75 10 2 9,50 67 7 65,25 222,6 9002 442,9 28 357,0 335

2 0 BERKSU HASTÜRK   23 1 22,75 10 0 10,00 12 2 11,50 9 2 8,50 13 0 13,00 67 5 65,75 221,9 9088 442,5 30 336,1 667

3 0 MEHMET EREN KAHRAMAN  25 3 24,25 10 0 10,00 12 2 11,50 8 5 6,75 10 3 9,25 65 13 61,75 225,5 8614 433,7 38 344,0 566

4 0 SEVGİ FEREOĞLU   29 1 28,75 9 1 8,75 10 4 9,00 6 7 4,25 11 2 10,50 65 15 61,25 215,3 9970 422,5 53 342,5 569

5 0 RÜYA TUNAY   26 4 25,00 10 0 10,00 6 7 4,25 8 3 7,25 6 2 5,50 56 16 52,00 205,5 11348 386,6 514 325,4 966

6 0 ZEYNEP UZAR   24 1 23,75 7 0 7,00 9 5 7,75 5 5 3,75 7 4 6,00 52 15 48,25 207,4 11043 376,6 897 315,6 1180

7 0 ASYA SENYÜCEL   28 2 27,50 8 2 7,50 6 5 4,75 3 10 0,50 7 6 5,50 52 25 45,75 208,7 10949 371,4 954 328,7 865

8 0 BERENSU ŞİMŞEK   23 4 22,00 6 3 5,25 6 6 4,50 8 2 7,50 8 4 7,00 51 19 46,25 201,2 11850 366,2 1051 299,4 2115

9 0 AYSENA TAŞ   22 4 21,00 6 2 5,50 8 2 7,50 4 2 3,50 5 2 4,50 45 12 42,00 213,0 10433 364,5 1138 309,5 1622

10 0 MELEK BUDAK   21 5 19,75 7 2 6,50 6 5 4,75 8 4 7,00 8 5 6,75 50 21 44,75 201,0 11892 361,6 1229 296,4 2249

11 0 MERT CAN TOMAR   22 3 21,25 6 1 5,75 7 5 5,75 4 9 1,75 3 9 0,75 42 27 35,25 215,6 9925 347,5 1829 313,6 1232

12 0 TUANA ÇEKİN   21 6 19,50 5 3 4,25 9 5 7,75 6 5 4,75 8 4 7,00 49 23 43,25 191,1 13194 345,8 1878 279,3 4076

13 0 FURKAN EMİR YILDIZ   23 3 22,25 8 1 7,75 4 2 3,50 2 1 1,75 2 0 2,00 39 7 37,25 206,8 11134 345,0 1879 312,8 1357

14 0 RÜMEYSA ÖZKAN   23 3 22,25 8 2 7,50 5 7 3,25 6 4 5,00 5 6 3,50 47 22 41,50 194,0 12755 344,3 1882 298,8 2121

15 0 DENİZ NUR TURA   23 3 22,25 8 2 7,50 6 6 4,50 4 5 2,75 7 6 5,50 48 22 42,50 188,4 13626 341,2 1972 293,1 2471

16 0 CEREN YILMAZ   17 2 16,50 6 0 6,00 3 8 1,00 6 6 4,50 5 6 3,50 37 22 31,50 212,9 10437 314,1 3370 285,9 3397

17 0 EKİN SU GÖKKURT   18 4 17,00 3 5 1,75 3 7 1,25 5 7 3,25 4 7 2,25 33 30 25,50 219,8 9512 306,5 3915 295,0 2297

18 0 BARAN EFE YENİ   21 3 20,25 2 1 1,75 5 4 4,00 4 4 3,00 6 2 5,50 38 14 34,50 175,4 14965 305,2 3996 258,2 8173

19 0 CEYLİN NAZ ÖÇAL   23 4 22,00 2 2 1,50 25 6 23,50 307,5 1304 304,7 4039 399,0 57

20 0 SILA AKSOY   6 3 5,25 5 1 4,75 7 5 5,75 3 5 1,75 10 3 9,25 31 17 26,75 195,4 12522 304,6 4040 245,4 11224

21 0 SALİHA ZEREN KAVAK   20 1 19,75 4 4 3,00 2 4 1,00 4 3 3,25 6 5 4,75 36 17 31,75 178,0 14825 301,0 4252 262,9 7056

22 0 KEREM ELMAS   19 4 18,00 5 2 4,50 2 7 0,25 2 1 1,75 2 5 0,75 30 19 25,25 191,0 13235 295,3 4626 275,7 4576

23 0 TİBET İLGÜN   17 2 16,50 2 2 1,50 6 3 5,25 4 0 4,00 3 7 1,25 32 14 28,50 183,5 14283 295,2 4627 255,4 8829

24 0 SONER SÜLEYMAN SEVER   21 3 20,25 5 1 4,75 26 4 25,00 283,0 2738 290,9 4959 377,9 231

25 0 CEYDA İNCEHASAN   18 4 17,00 4 1 3,75 22 5 20,75 284,7 2691 283,9 5379 367,8 238

26 0 SILA CEMRE TURHAN   20 3 19,25 1 2 0,50 21 5 19,75 328,0 515 280,7 5985 364,5 242

27 0 BİRCE SU ÇOBAN   13 3 12,25 1 0 1,00 5 6 3,50 1 3 0,25 7 5 5,75 27 17 22,75 267,4 3622 278,4 6113 272,6 5035

28 0 BUSE ALKIN   16 2 15,50 5 0 5,00 21 2 20,50 228,8 8108 273,1 6413 309,2 1623



   SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 2,54 3,14 1,75 2,04 2,12 1,51 3,23 2,75 2,54 20,38 12,86 17,15 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 2,54 3,16 1,75 2,04 2,13 1,51 3,23 2,77 2,54 20,38 12,94 17,16 214,4 249,0 250,0

SINIF:   

KATILIMLAR

29 0 YAĞIZ NAZLIGÜL   17 8 15,00 4 4 3,00 4 5 2,75 5 6 3,50 3 10 0,50 33 33 24,75 171,7 15248 272,9 6414 243,2 11999

30 0 İNCİ ECRİN AFRASYAP   17 2 16,50 1 0 1,00 1 4 0,00 2 7 0,25 4 3 3,25 25 16 21,00 179,9 14718 272,2 6456 250,2 10064

31 0 NURBAHAR ŞARAR   10 1 9,75 3 0 3,00 6 3 5,25 4 3 3,25 4 7 2,25 27 14 23,50 173,0 15155 270,4 6586 230,0 14973

32 0 EYLÜL ARSLAN   12 2 11,50 2 1 1,75 1 5 -0,25 1 5 -0,25 4 5 2,75 20 18 15,50 192,0 13022 269,4 6634 251,0 9895

33 0 ELİF CEREN AYDIN   13 8 11,00 3 3 2,25 3 7 1,25 4 8 2,00 5 8 3,00 28 34 19,50 179,5 14724 267,3 6840 238,1 13198

34 0 ELİF SUBAŞ   16 5 14,75 2 3 1,25 18 8 16,00 290,6 2353 266,6 6922 342,4 570

35 0 BUĞRA CEYLAN   13 12 10,00 3 4 2,00 3 6 1,50 1 7 -0,75 8 4 7,00 28 33 19,75 176,7 14917 265,7 6926 231,6 14442

36 0 EGEMEN KESKİN   14 10 11,50 2 5 0,75 16 15 12,25 246,6 5590 261,3 7268 304,6 1763

37 0 FURKAN SAMET TOKGÖZ   16 3 15,25 4 3 3,25 20 6 18,50 236,0 7052 261,3 7269 311,2 1568

38 0 ZEHRA HAYAT ÇEVİK   13 5 11,75 2 1 1,75 15 6 13,50 370,6 14 260,5 7398 348,7 513

39 0 DENİZ ÖZBAY   8 6 6,50 3 3 2,25 1 4 0,00 1 0 1,00 3 1 2,75 16 14 12,50 199,0 12158 253,2 8058 245,7 11181

40 0 ESRANUR DERS   8 7 6,25 4 2 3,50 1 5 -0,25 4 4 3,00 4 7 2,25 21 25 14,75 178,1 14823 252,8 8059 226,9 15606

41 0 KUTAY AŞAN   13 3 12,25 7 0 7,00 2 6 0,50 1 2 0,50 2 5 0,75 25 16 21,00 160,3 16071 250,7 8270 234,8 13946

42 0 EFE YAVAŞER   11 2 10,50 1 2 0,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 15 8 13,00 180,0 14714 248,8 8480 231,0 14726

43 0 YUSUF TAŞÇI   11 1 10,75 1 4 0,00 0 5 -1,25 3 3 2,25 3 5 1,75 18 18 13,50 169,4 15390 240,3 9604 220,6 16743

44 0 EKİN SİNECİK   7 6 5,50 1 1 0,75 1 3 0,25 2 1 1,75 5 4 4,00 16 15 12,25 247,3 5546 239,3 9687 259,1 8042

45 0 ESRA NUR ÖZER   13 5 11,75 13 5 11,75 253,6 4677 238,2 9772 310,7 1613

46 0 EGE AÇİL   12 9 9,75 5 0 5,00 7 2 6,50 2 0 2,00 1 8 -1,00 27 19 22,25 144,1 26050 234,9 10070 205,6 20833

47 47 EDA KÖKSAL   9 1 8,75 9 1 8,75 346,4 183 228,3 11071 312,4 1401

48 2061 ELİF CANITEZ   11 1 10,75 1 0 1,00 12 1 11,75 249,6 5294 227,8 11153 306,4 1677

49 0 ASLI SENA AKÇAKOÇ   10 6 8,50 2 0 2,00 12 6 10,50 278,5 2991 227,6 11195 318,0 1123

50 0 SUDENAZ YAZGÜN   10 1 9,75 0 1 -0,25 10 2 9,50 231,2 7776 225,7 11528 281,2 3862

51 0 ELÇİN ASLAN   8 6 6,50 1 2 0,50 1 4 0,00 3 2 2,50 1 8 -1,00 14 22 8,50 201,8 11800 223,3 12061 243,8 11996

52 0 FATMANUR AKKAYA   6 4 5,00 0 1 -0,25 5 6 3,50 5 3 4,25 3 6 1,50 19 20 14,00 152,2 26013 222,2 12269 186,2 25110

53 0 ELİF AYKUT   9 9 6,75 2 3 1,25 11 12 8,00 236,8 6805 221,7 12354 282,8 3776

54 0 MUSA OLGAY ŞAKACI   5 8 3,00 2 1 1,75 0 7 -1,75 1 6 -0,50 3 4 2,00 11 26 4,50 174,8 14972 220,4 12638 209,5 19878

55 0 İREM KIZIL   7 7 5,25 1 2 0,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 3 7 1,25 14 26 7,50 164,7 15714 217,2 13655 201,8 21949

56 0 SEHERNUR İŞLEK   5 4 4,00 0 1 -0,25 5 5 3,75 318,0 847 210,9 15367 261,9 7306



   SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 2,54 3,14 1,75 2,04 2,12 1,51 3,23 2,75 2,54 20,38 12,86 17,15 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 2,54 3,16 1,75 2,04 2,13 1,51 3,23 2,77 2,54 20,38 12,94 17,16 214,4 249,0 250,0

SINIF:   

KATILIMLAR

57 0 FATMA SAVCI   7 7 5,25 2 2 1,50 1 3 0,25 3 4 2,00 13 16 9,00 166,1 15658 210,4 15534 205,1 20958

58 0 RÜMEYSA CANBAZ   4 3 3,25 4 3 3,25 282,0 2742 209,8 15661 251,7 9730

59 0 SURA KARABAŞ   5 2 4,50 1 0 1,00 6 2 5,50 268,7 3499 207,6 16273 240,5 12580

60 0 HASAN BERK TÜRKMEN   5 6 3,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 6 7 4,25 293,3 2265 207,0 16436 266,9 6189

61 0 YUSUF ÜLKER   10 7 8,25 1 2 0,50 1 2 0,50 2 7 0,25 0 1 -0,25 14 19 9,25 201,6 11846 207,0 16437 246,1 11060

62 0 BAHTİYAR İLHAN   4 6 2,50 4 6 2,50 282,5 2741 204,0 17497 257,5 8298

63 0 ALPEREN BULGUR   8 11 5,25 2 6 0,50 4 8 2,00 1 7 -0,75 2 8 0,00 17 40 7,00 150,7 26020 200,3 18481 187,4 25019

64 0 SİMAY BOSTANCI   3 0 3,00 3 0 3,00 222,4 9005 199,0 18973 254,0 9118

65 0 TUANA CUMUR   4 10 1,50 0 3 -0,75 2 11 -0,75 2 3 1,25 3 10 0,50 11 37 1,75 301,6 1604 198,8 19014 250,6 10018

66 0 FATMA İŞCAN   3 3 2,25 0 1 -0,25 3 4 2,00 193,3 12883 197,1 19787 216,3 17784

67 0 SUDENUR BERBER   3 7 1,25 2 7 0,25 1 3 0,25 4 3 3,25 10 20 5,00 252,9 4842 196,9 20069 228,5 15478

68 0 SUDE FİDAN   1 0 1,00 1 0 1,00 297,3 1778 194,4 21179 245,1 11347

69 0 AHMET AYTÜRK   4 7 2,25 2 1 1,75 3 5 1,75 0 1 -0,25 4 4 3,00 13 18 8,50 282,7 2739 194,3 21181 238,6 12952

70 0 SÜMEYRA SEVER   2 5 0,75 2 5 0,75 225,3 8656 193,3 21910 250,7 9937

71 0 BARKIN DOĞAN   6 7 4,25 0 2 -0,50 3 5 1,75 0 4 -1,00 3 5 1,75 12 23 6,25 143,9 26051 193,2 21912 176,4 25936

72 0 MUHAMMED EMİR ÖZGÜL   2 1 1,75 1 1 0,75 3 5 1,75 1 2 0,50 2 5 0,75 9 14 5,50 191,2 13193 187,3 25280 190,7 24236

73 0 ARDA ŞENTÜRK   4 3 3,25 1 4 0,00 0 2 -0,50 2 5 0,75 7 14 3,50 221,5 9175 187,2 25283 211,8 18945

74 0 DİLARA ÖZDEN   4 3 3,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 2 2 1,50 7 10 4,50 235,1 7301 186,6 25327 217,1 17577

75 298 SUELNUR ÇAKAL   3 4 2,00 1 1 0,75 3 6 1,50 7 11 4,25 143,6 26052 185,7 25374 164,1 26044

76 0 BERFİN BOZTOPRAK   0 2 -0,50 0 2 -0,50 300,4 1609 184,8 25461 268,6 5815

77 0 MERT KEREM YILDIRIM   3 2 2,50 3 2 2,50 224,9 8659 181,4 25691 241,1 12497

78 0 İLYAS SALGIN   2 3 1,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 4 5 2,75 142,0 26066 179,9 25704 164,5 26042

79 0 HASAN KÜÇÜKÇATALBAŞ   4 3 3,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 5 9 2,75 140,0 26075 178,3 25722 168,7 26017

80 0 ALİ A *A ALGAN   4 3 3,25 1 7 -0,75 1 2 0,50 0 4 -1,00 6 16 2,00 162,5 16020 177,7 25766 192,7 23858

81 470 IRMAK GİR   2 2 1,50 2 2 1,50 303,8 1514 176,9 25811 252,1 9649

82 0 ARDA EGE KİREZ   2 1 1,75 2 1 1,75 194,7 12665 175,6 25833 196,8 23028

83 0 DEVRİM KOÇER   2 9 -0,25 1 2 0,50 3 11 0,25 184,9 14065 175,2 25836 207,5 20377

84 0 SULTAN OKUYAN   6 4 5,00 0 2 -0,50 0 7 -1,75 0 4 -1,00 2 4 1,00 8 21 2,75 134,8 26095 173,1 25869 167,5 26025



   SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 2,54 3,14 1,75 2,04 2,12 1,51 3,23 2,75 2,54 20,38 12,86 17,15 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 2,54 3,16 1,75 2,04 2,13 1,51 3,23 2,77 2,54 20,38 12,94 17,16 214,4 249,0 250,0

SINIF:   

KATILIMLAR

85 2158 BİLAL BARAN TOPRAK   2 2 1,50 1 1 0,75 3 3 2,25 204,2 11441 172,4 25876 186,4 25108

86 0 NİSANUR PELVAN   3 2 2,50 3 2 2,50 223,2 8877 172,3 25877 221,8 16409

87 0 SUDE NAZ YILDIZ   3 2 2,50 3 2 2,50 210,7 10712 171,9 25882 214,2 18324

88 0 ELİF DOBRUCA   1 2 0,50 0 2 -0,50 1 4 0,00 168,0 15600 168,0 25919 169,2 26014

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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 M SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 2,54 3,14 1,75 2,04 2,12 1,51 3,23 2,75 2,54 20,38 12,86 17,15 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 2,54 3,16 1,75 2,04 2,13 1,51 3,23 2,77 2,54 20,38 12,94 17,16 214,4 249,0 250,0

SINIF:  M

KATILIMLAR

1 0 AYŞE DİLAY AKIN  M 22 2 21,50 10 0 10,00 9 2 8,50 8 3 7,25 11 1 10,75 60 8 58,00 332,9 431 412,4 107 383,0 226

2 0 ASYA ERGÜLEÇ  M 23 2 22,50 7 2 6,50 5 5 3,75 7 2 6,50 8 4 7,00 50 15 46,25 203,8 11488 369,2 962 307,0 1675

3 0 SUEDA KAYAPINAR  M 25 4 24,00 9 0 9,00 5 6 3,50 4 4 3,00 8 4 7,00 51 18 46,50 192,6 12975 357,6 1401 306,4 1678

4 0 MELDA KÖSE  M 21 7 19,25 6 4 5,00 5 9 2,75 5 8 3,00 9 4 8,00 46 32 38,00 247,7 5464 353,9 1569 339,1 578

5 0 MELİH FURKAN BİLGİN  M 24 2 23,50 6 2 5,50 8 5 6,75 6 6 4,50 11 2 10,50 55 17 50,75 160,3 16071 335,7 2070 262,0 7225

6 0 SEMANUR YAVUZ  M 19 2 18,50 6 1 5,75 5 4 4,00 6 3 5,25 7 3 6,25 43 13 39,75 186,6 13926 332,3 2320 276,0 4493

7 33 ASUDE DURU ERUSTA  M 23 7 21,25 6 4 5,00 0 4 -1,00 4 6 2,50 3 4 2,00 36 25 29,75 317,2 848 324,1 2866 337,2 661

8 0 BAŞAR BAŞTÜRK  M 14 1 13,75 4 0 4,00 4 2 3,50 4 0 4,00 7 2 6,50 33 5 31,75 186,1 13971 309,2 3711 257,3 8299

9 0 ERDOĞAN BİROL  M 19 2 18,50 5 2 4,50 5 7 3,25 7 3 6,25 2 10 -0,50 38 24 32,00 181,8 14540 303,8 4123 267,5 6142

10 0 MELEK YAMAN  M 14 8 12,00 6 2 5,50 2 8 0,00 3 8 1,00 8 5 6,75 33 31 25,25 214,5 10179 303,3 4126 286,1 3396

11 0 MİNEL ÖZLÜ  M 15 5 13,75 3 0 3,00 1 5 -0,25 2 3 1,25 6 5 4,75 27 18 22,50 192,6 12973 290,5 4960 261,4 7389

12 0 ZEYNEP BERNA YAŞAR  M 23 3 22,25 1 4 0,00 24 7 22,25 264,8 3752 286,4 5133 351,4 468

13 0 ESME YAMALI  M 11 4 10,00 3 1 2,75 3 5 1,75 4 2 3,50 5 5 3,75 26 17 21,75 226,3 8405 286,2 5135 285,0 3563

14 0 CAN ŞAHİNKAYASI  M 11 8 9,00 4 1 3,75 3 3 2,25 2 5 0,75 8 2 7,50 28 19 23,25 183,7 14281 283,1 5540 241,0 12538

15 0 MEHMET ORKUN CENGİZ  M 11 4 10,00 2 3 1,25 2 2 1,50 1 0 1,00 6 4 5,00 22 13 18,75 194,0 12753 280,8 5944 247,5 10646

16 0 SUDE SOPUT  M 16 4 15,00 1 2 0,50 1 7 -0,75 3 6 1,50 5 7 3,25 26 26 19,50 181,6 14582 270,2 6628 246,5 11056

17 0 AZRA SEVİMLİ  M 11 3 10,25 3 6 1,50 4 3 3,25 5 3 4,25 23 15 19,25 213,9 10267 267,8 6799 265,3 6520

18 0 VAĞMUR PAKIR  M 15 1 14,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 18 2 17,50 184,5 14193 266,5 6923 247,3 10891

19 704 ELİF SU ÖFLAZ  M 9 4 8,00 2 0 2,00 5 6 3,50 3 3 2,25 7 3 6,25 26 16 22,00 170,5 15341 265,0 6968 219,7 16874

20 0 NİSA TİRAKİOĞLU  M 8 7 6,25 7 1 6,75 1 5 -0,25 0 3 -0,75 4 8 2,00 20 24 14,00 185,0 14064 257,4 7526 243,0 12164

21 0 NAİME ESMANUR ŞEN  M 13 1 12,75 1 0 1,00 14 1 13,75 269,1 3497 253,9 7974 332,3 807

22 0 İPEK GÜNGÖR  M 10 10 7,50 1 2 0,50 1 5 -0,25 3 6 1,50 6 5 4,75 21 28 14,00 177,8 14828 250,9 8228 221,7 16410

23 0 EFEKAN SELEN  M 21 1 20,75 2 0 2,00 23 1 22,75 252,4 4845 247,1 8765 340,0 574

24 0 SILA ÖZGÜNDÜZ  M 4 6 2,50 0 2 -0,50 2 8 0,00 2 1 1,75 6 4 5,00 14 21 8,75 285,0 2689 246,1 8894 263,3 7012

25 0 BEYZA DURSUNKAYA  M 11 11 8,25 2 4 1,00 3 9 0,75 0 9 -2,25 5 7 3,25 21 40 11,00 179,7 14721 243,3 9189 227,1 15604

26 0 FATİHHAN DURUÇAY  M 6 13 2,75 3 5 1,75 3 10 0,50 5 8 3,00 5 8 3,00 22 44 11,00 178,7 14814 242,8 9191 212,9 18612

27 0 SUDENAS TINMAZ  M 9 7 7,25 4 5 2,75 1 4 0,00 8 2 7,50 22 18 17,50 156,8 25985 238,3 9771 197,9 22779

28 0 NURAV BEŞLİ  M 8 2 7,50 3 1 2,75 3 7 1,25 1 7 -0,75 3 8 1,00 18 25 11,75 169,6 15389 234,1 10077 219,5 16957



 M SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 2,54 3,14 1,75 2,04 2,12 1,51 3,23 2,75 2,54 20,38 12,86 17,15 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 2,54 3,16 1,75 2,04 2,13 1,51 3,23 2,77 2,54 20,38 12,94 17,16 214,4 249,0 250,0

SINIF:  M

KATILIMLAR

29 0 ERTUĞRUL KAFALAR  M 9 2 8,50 0 2 -0,50 9 4 8,00 313,5 1054 233,3 10122 311,8 1486

30 0 NİSANUR ÖZGÜL  M 10 2 9,50 0 1 -0,25 10 3 9,25 258,0 4300 232,8 10207 308,2 1668

31 0 EGEMEN KARADAĞ  M 7 3 6,25 3 2 2,50 4 7 2,25 1 2 0,50 2 6 0,50 17 20 12,00 205,7 11306 232,3 10371 243,1 12161

32 0 MEHMET SALİH AKBAŞ  M 12 7 10,25 12 7 10,25 247,2 5547 231,5 10453 299,9 2111

33 0 MERYEM SENA BULUT  M 4 2 3,50 0 1 -0,25 4 3 3,25 189,4 13535 228,7 10988 221,1 16617

34 0 VESİM ELAGÖZ  M 3 0 3,00 2 0 2,00 2 0 2,00 3 0 3,00 10 0 10,00 240,7 6302 225,3 11609 234,2 14150

35 521 SERAY İLDOKUZ  M 12 5 10,75 0 1 -0,25 0 4 -1,00 2 2 1,50 4 4 3,00 18 16 14,00 150,9 26018 222,4 12188 200,8 22156

36 0 ONURCAN SAKIZCIOĞLU  M 3 3 2,25 1 3 0,25 2 0 2,00 5 1 4,75 11 7 9,25 160,3 16071 219,0 13125 187,6 24858

37 0 BEDİRHAN TAŞTAN  M 7 5 5,75 4 4 3,00 2 8 0,00 0 2 -0,50 13 19 8,25 160,3 16071 214,6 14228 205,7 20712

38 0 AÇELYA TUR  M 4 2 3,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 5 4 4,00 10 9 7,75 160,3 16071 214,6 14269 190,4 24279

39 0 YAĞIZALP BAĞÇIVAN  M 9 9 6,75 0 1 -0,25 9 10 6,50 299,1 1775 213,8 14593 270,3 5605

40 0 MAHİDE AKBAŞ  M 8 1 7,75 0 2 -0,50 8 3 7,25 236,6 6848 208,3 16109 280,5 3866

41 0 SENA NUR COŞKUN  M 3 3 2,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 4 8 2,00 326,0 599 206,0 16843 284,4 3645

42 476 ÖZGE BOZTEPE AÇAR  M 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 4 -1,00 2 0 2,00 3 2 2,50 5 8 3,00 302,3 1602 200,0 18523 240,0 12701

43 0 İBRAHİM EFE ÇAKIR  M 8 5 6,75 2 1 1,75 10 6 8,50 221,2 9259 199,4 18687 268,1 5978

44 0 BEYZA DOĞAN  M 6 1 5,75 6 1 5,75 245,9 5752 199,0 18972 258,7 8129

45 0 IRMAK KARATAŞ  M 7 10 4,50 1 13 -2,25 2 11 -0,75 1 11 -1,75 11 45 -0,25 365,4 15 197,7 19662 318,9 1077

46 0 BAKİ ÇETİNÇAKMAK  M 5 1 4,75 5 1 4,75 232,6 7681 197,4 19665 269,4 5770

47 0 NESLİHAN ZORLU  M 3 4 2,00 3 4 2,00 233,9 7508 197,0 20068 263,1 7053

48 0 ARDA EROL  M 3 5 1,75 3 5 1,75 236,8 6806 196,3 20319 265,4 6478

49 0 ÖMER BEDİR  M 4 4 3,00 1 4 0,00 4 1 3,75 9 9 6,75 145,0 26046 195,3 20727 173,8 25990

50 0 BERNA KAYA  M 1 10 -1,50 0 1 -0,25 4 6 2,50 1 5 -0,25 3 8 1,00 9 30 1,50 160,3 16071 195,0 20811 176,5 25855

51 0 SEVİMNİSA SAVAŞ  M 7 1 6,75 4 2 3,50 4 5 2,75 6 4 5,00 21 12 18,00 110,6 26142 190,4 24692 148,7 26101

52 0 HASAN ÇORAKLIK  M 1 1 0,75 1 1 0,75 204,0 11484 187,7 25279 228,7 15274

53 0 MERVE ALTUN  M 2 5 0,75 0 3 -0,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 3 7 1,25 6 20 1,00 233,4 7592 184,8 25460 197,4 22823

54 0 MİRAY TEZCAN  M 2 1 1,75 2 1 1,75 216,9 9828 179,4 25710 211,9 18901

55 0 NİSA DAMLA ERSÖZ  M 1 1 0,75 1 1 0,75 219,7 9514 168,0 25920 202,5 21819

56 0 GAMZE NUR MENGÜTAY  M 14 7 12,25 3 2 2,50 17 9 14,75 166,2 15657 166,3 25938 228,6 15437



 M SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 2,54 3,14 1,75 2,04 2,12 1,51 3,23 2,75 2,54 20,38 12,86 17,15 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 2,54 3,16 1,75 2,04 2,13 1,51 3,23 2,77 2,54 20,38 12,94 17,16 214,4 249,0 250,0

SINIF:  M

KATILIMLAR

57 0 İBRAHİM ÇİPLİ  M 2 4 1,00 0 3 -0,75 2 6 0,50 0 2 -0,50 2 4 1,00 6 19 1,25 186,5 13968 164,8 25945 168,3 26018

58 0 BURAK AZGÜLER  M 0 1 -0,25 0 1 -0,25 277,9 3038 160,1 25979 229,4 15142

59 0 MUHAMMED ALİ YATMAN  M 3 3 2,25 3 3 2,25 166,1 15659 159,3 25995 165,5 26036

60 0 NEMETULLAH İNAN  M 5 13 1,75 1 4 0,00 1 11 -1,75 1 3 0,25 1 10 -1,50 9 41 -1,25 114,4 26134 139,8 26117 138,7 26122

61 0 BAŞAR BAŞARAN  M 0 5 -1,25 2 12 -1,00 0 3 -0,75 2 20 -3,00 166,9 15610 130,9 26145 159,2 26060
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 MB SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 2,54 3,14 1,75 2,04 2,12 1,51 3,23 2,75 2,54 20,38 12,86 17,15 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 2,54 3,16 1,75 2,04 2,13 1,51 3,23 2,77 2,54 20,38 12,94 17,16 214,4 249,0 250,0

SINIF:  MB

KATILIMLAR

1 0 KÜBRA AKİPEK  MB 20 5 18,75 8 2 7,50 6 2 5,50 4 2 3,50 7 2 6,50 45 13 41,75 198,6 12244 349,9 1781 294,0 2343
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400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11C SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 2,54 3,14 1,75 2,04 2,12 1,51 3,23 2,75 2,54 20,38 12,86 17,15 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 2,54 3,16 1,75 2,04 2,13 1,51 3,23 2,77 2,54 20,38 12,94 17,16 214,4 249,0 250,0

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 205 RABİA AKYÜZ 11C 2 0 2,00 2 0 2,00 222,6 9003 185,4 25417 204,9 21080

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11F SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 2,54 3,14 1,75 2,04 2,12 1,51 3,23 2,75 2,54 20,38 12,86 17,15 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 2,54 3,16 1,75 2,04 2,13 1,51 3,23 2,77 2,54 20,38 12,94 17,16 214,4 249,0 250,0

SINIF: 11F

KATILIMLAR

1 5721 AYŞE EYLÜL AVCI 11F 1 0 1,00 1 0 1,00 255,6 4428 194,2 21182 234,6 14027

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12 SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 2,54 3,14 1,75 2,04 2,12 1,51 3,23 2,75 2,54 20,38 12,86 17,15 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 2,54 3,16 1,75 2,04 2,13 1,51 3,23 2,77 2,54 20,38 12,94 17,16 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 BARIŞ GÜLER 12 30 0 30,00 10 0 10,00 14 0 14,00 13 0 13,00 13 0 13,00 80 0 80,00 224,4 8664 484,9 1 358,8 290

2 0 ZEYNEP SUZAN 12 29 1 28,75 10 0 10,00 13 1 12,75 12 1 11,75 13 0 13,00 77 3 76,25 226,4 8404 476,8 6 357,5 332

3 0 YAĞIZ CELHAN 12 29 1 28,75 10 0 10,00 14 0 14,00 11 2 10,50 12 1 11,75 76 4 75,00 345,4 225 473,1 7 480,6 1

4 0 EFE GÜLBAHAR 12 30 0 30,00 10 0 10,00 10 4 9,00 12 1 11,75 13 0 13,00 75 5 73,75 258,7 4173 464,3 12 394,4 59

5 342 GÖKAY MIZRAK 12 30 0 30,00 10 0 10,00 11 2 10,50 10 3 9,25 12 1 11,75 73 6 71,50 218,2 9734 454,8 19 352,4 463

6 0 TAHA GÖZLEMECİOĞLU 12 28 2 27,50 9 1 8,75 11 3 10,25 11 2 10,50 10 3 9,25 69 11 66,25 215,7 9921 437,0 35 339,5 575

7 0 BARKIN DURGUT 12 25 4 24,00 10 0 10,00 10 4 9,00 11 2 10,50 12 1 11,75 68 11 65,25 212,3 10490 431,6 40 329,6 858

8 0 DOĞA KISA 12 26 2 25,50 8 1 7,75 10 4 9,00 9 4 8,00 8 3 7,25 61 14 57,50 217,3 9782 413,5 106 332,7 761

9 335 MİRAY AKKAYA 12 26 1 25,75 9 1 8,75 9 4 8,00 5 2 4,50 11 2 10,50 60 10 57,50 212,9 10436 409,7 148 331,6 810

10 711 BORA ALAYOĞLU 12 27 2 26,50 7 3 6,25 11 3 10,25 7 4 6,00 9 4 8,00 61 16 57,00 214,3 10221 408,4 149 328,2 871

11 0 YAĞIZ EGE AÇAR 12 27 2 26,50 9 1 8,75 9 5 7,75 11 2 10,50 8 5 6,75 64 15 60,25 258,8 4172 404,7 194 344,8 563

12 0 AHMET ALPER ŞAHİN 12 22 5 20,75 9 0 9,00 10 3 9,25 9 3 8,25 10 3 9,25 60 14 56,50 207,0 11130 400,3 324 312,3 1402

13 311 FURKAN YÜKSEL 12 18 4 17,00 9 1 8,75 9 4 8,00 8 3 7,25 12 1 11,75 56 13 52,75 207,7 10999 391,5 462 301,9 1976

14 0 ŞEVVAL GÜNAL 12 23 2 22,50 9 0 9,00 8 5 6,75 7 1 6,75 6 4 5,00 53 12 50,00 212,9 10437 387,7 513 323,3 975

15 0 ALİ MURAT GÜNEYTEPE 12 23 6 21,50 7 3 6,25 8 5 6,75 7 5 5,75 12 1 11,75 57 20 52,00 201,8 11798 383,5 562 301,4 1978

16 0 ALİ SAMED ÖZASLAN 12 22 6 20,50 8 1 7,75 8 5 6,75 6 5 4,75 11 2 10,50 55 19 50,25 205,1 11394 381,5 607 306,2 1679

17 0 CEREN GÜNGÖRDÜ 12 28 2 27,50 8 2 7,50 9 2 8,50 2 9 -0,25 7 3 6,25 54 18 49,50 209,1 10939 381,2 608 329,1 862

18 0 GÜLNUR YAVUZ 12 24 2 23,50 8 1 7,75 7 5 5,75 5 3 4,25 10 3 9,25 54 14 50,50 201,3 11848 378,2 735 310,7 1613

19 2190 VAĞMUR BİÇİCİ 12 21 3 20,25 8 1 7,75 6 5 4,75 4 5 2,75 9 3 8,25 48 17 43,75 217,9 9778 376,5 898 318,7 1078

20 0 İLKER BEDİR 12 23 2 22,50 6 2 5,50 6 6 4,50 5 7 3,25 8 5 6,75 48 22 42,50 221,2 9257 376,2 900 322,2 982

21 380 ARDA ÖZYÜREK 12 25 5 23,75 9 1 8,75 6 6 4,50 6 5 4,75 8 5 6,75 54 22 48,50 201,6 11844 372,6 947 314,4 1187

22 1035 ARDA ERTAŞ 12 21 4 20,00 9 1 8,75 7 4 6,00 7 5 5,75 8 5 6,75 52 19 47,25 203,0 11618 370,1 959 305,4 1721

23 0 ELİF AKYÜZ 12 21 3 20,25 7 2 6,50 8 4 7,00 6 5 4,75 5 6 3,50 47 20 42,00 215,9 9920 367,6 1007 313,2 1313

24 691 DAMLANUR YAKUT 12 23 3 22,25 6 3 5,25 8 6 6,50 4 6 2,50 6 6 4,50 47 24 41,00 236,7 6847 361,6 1230 327,7 876

25 224 ELİF KARABULUT 12 20 2 19,50 5 1 4,75 2 3 1,25 6 5 4,75 11 2 10,50 44 13 40,75 209,0 10942 360,7 1234 299,1 2119

26 770 HALİL EMRE YAVER 12 28 2 27,50 10 0 10,00 38 2 37,50 312,5 1096 349,4 1784 443,2 2

27 0 DOĞA COŞKUNTUNA 12 17 3 16,25 6 0 6,00 8 4 7,00 5 6 3,50 9 1 8,75 45 14 41,50 196,3 12470 346,9 1872 280,5 3868

28 0 EFEBERK BALKIŞ 12 23 3 22,25 7 3 6,25 9 4 8,00 7 6 5,50 12 1 11,75 58 17 53,75 160,3 16071 344,2 1883 260,6 7435



12 SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 2,54 3,14 1,75 2,04 2,12 1,51 3,23 2,75 2,54 20,38 12,86 17,15 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 2,54 3,16 1,75 2,04 2,13 1,51 3,23 2,77 2,54 20,38 12,94 17,16 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12

KATILIMLAR

29 0 YUSUF ARDA AKGÜN 12 16 6 14,50 8 1 7,75 7 6 5,50 3 7 1,25 8 4 7,00 42 24 36,00 208,1 10956 343,5 1924 292,6 2556

30 2081 ECE İDİL ÇETİNKAYA 12 21 1 20,75 6 0 6,00 5 2 4,50 5 0 5,00 7 3 6,25 44 6 42,50 187,5 13756 340,8 1975 283,9 3690

31 0 ARDA AKİN 12 13 6 11,50 9 0 9,00 7 4 6,00 2 6 0,50 8 4 7,00 39 20 34,00 208,9 10945 338,4 2063 288,6 3181

32 862 ERDEM KOMAR 12 20 4 19,00 7 1 6,75 5 6 3,50 2 6 0,50 4 4 3,00 38 21 32,75 206,5 11137 332,1 2321 300,7 1983

33 0 SENA GÜRER 12 21 3 20,25 6 4 5,00 6 4 5,00 3 5 1,75 5 6 3,50 41 22 35,50 198,7 12243 331,5 2322 291,3 2848

34 1265 MUSTAFA BAYKAL 12 23 5 21,75 10 0 10,00 33 5 31,75 372,4 11 329,3 2492 431,8 7

35 0 ÖMER KARAAVCI 12 21 4 20,00 4 4 3,00 1 4 0,00 8 3 7,25 4 8 2,00 38 23 32,25 200,7 11935 327,1 2654 287,1 3270

36 0 UĞUR UZUN 12 16 4 15,00 5 2 4,50 4 7 2,25 6 4 5,00 6 6 4,50 37 23 31,25 204,1 11482 326,7 2698 280,8 3865

37 871 MELİH MUHAMMED SEZER12 18 4 17,00 5 3 4,25 3 8 1,00 6 3 5,25 4 6 2,50 36 24 30,00 233,1 7635 320,4 2994 301,4 1979

38 0 EMİR YAYIKÇI 12 24 3 23,25 7 2 6,50 7 5 5,75 6 5 4,75 6 6 4,50 50 21 44,75 160,3 16071 317,5 3160 264,0 6647

39 807 ÇEYLİN IŞIK 12 18 5 16,75 5 0 5,00 4 5 2,75 3 4 2,00 2 6 0,50 32 20 27,00 209,9 10807 316,9 3204 293,2 2470

40 251 EMİRHAN HERK 12 17 3 16,25 4 2 3,50 4 6 2,50 6 3 5,25 5 4 4,00 36 18 31,50 193,1 12925 315,7 3327 270,2 5646

41 352 NAZ TOPRAK 12 20 5 18,75 7 1 6,75 7 7 5,25 4 7 2,25 10 3 9,25 48 23 42,25 160,3 16071 311,6 3499 252,2 9568

42 0 FURKAN AKMERCAN 12 20 4 19,00 5 3 4,25 2 9 -0,25 3 7 1,25 6 6 4,50 36 29 28,75 191,6 13149 306,9 3913 278,3 4201

43 1275 NEHİR SÜTLÜ 12 18 4 17,00 4 1 3,75 4 1 3,75 1 3 0,25 4 5 2,75 31 14 27,50 185,8 13976 295,3 4625 265,4 6519

44 0 EFECAN EŞİT 12 20 5 18,75 5 0 5,00 6 7 4,25 2 8 0,00 3 8 1,00 36 28 29,00 178,7 14815 291,3 4916 266,3 6313

45 0 NEHİR BAYDAR 12 9 3 8,25 2 2 1,50 3 7 1,25 4 3 3,25 9 3 8,25 27 18 22,50 251,5 5047 290,4 4961 270,0 5687

46 0 NEHİR AKDEMİR 12 15 8 13,00 5 0 5,00 1 8 -1,00 3 5 1,75 5 4 4,00 29 25 22,75 190,2 13482 288,7 5047 262,3 7222

47 159 SÜMEYYE  ANA DURSUN 12 17 2 16,50 3 1 2,75 20 3 19,25 284,2 2692 284,0 5378 363,1 243

48 0 SILA AKÇA 12 18 6 16,50 4 3 3,25 22 9 19,75 373,9 9 280,0 6066 371,0 235

49 18 AYŞE KÜBRA ÇETİNTAŞ 12 16 7 14,25 3 1 2,75 19 8 17,00 376,9 7 271,8 6498 367,0 239

50 0 RÜMEYSA ÖZBAŞ 12 13 11 10,25 4 4 3,00 4 8 2,00 4 3 3,25 7 5 5,75 32 31 24,25 172,2 15244 270,4 6585 230,5 14809

51 0 YİĞİT YAĞIZ 12 11 4 10,00 2 6 0,50 3 6 1,50 9 3 8,25 25 19 20,25 178,8 14812 270,3 6627 228,2 15479

52 0 NİSA SEMİZ 12 10 3 9,25 4 2 3,50 2 5 0,75 4 5 2,75 5 6 3,50 25 21 19,75 195,7 12516 263,0 7097 253,4 9242

53 0 ELİF KATIRCI 12 16 4 15,00 1 2 0,50 17 6 15,50 341,2 266 261,4 7267 345,8 561

54 0 KEREM ÖZKURT 12 12 6 10,50 4 4 3,00 16 10 13,50 255,5 4469 260,9 7355 317,4 1129

55 2210 CEMRE KANAAT 12 11 2 10,50 2 4 1,00 1 2 0,50 2 6 0,50 16 14 12,50 192,7 12970 260,7 7397 244,1 11833

56 5044 HAZAL DEMİRÖZ 12 15 4 14,00 1 1 0,75 16 5 14,75 259,5 4129 245,6 8978 325,1 967



12 SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 2,54 3,14 1,75 2,04 2,12 1,51 3,23 2,75 2,54 20,38 12,86 17,15 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 2,54 3,16 1,75 2,04 2,13 1,51 3,23 2,77 2,54 20,38 12,94 17,16 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12

KATILIMLAR

57 0 EFE KIVANÇ AVCILAR 12 10 3 9,25 2 2 1,50 1 2 0,50 3 4 2,00 2 6 0,50 18 17 13,75 173,3 15149 244,1 9104 224,7 15946

58 0 YAĞIZ BORAN İŞLEV 12 11 8 9,00 6 1 5,75 2 9 -0,25 4 3 3,25 3 7 1,25 26 28 19,00 158,5 25935 243,9 9105 220,5 16786

59 1251 MEHMET EKİCİLER 12 9 3 8,25 3 3 2,25 1 0 1,00 2 1 1,75 15 7 13,25 171,8 15247 240,7 9560 216,1 17866

60 0 AYŞEGÜL PEKMEZCİ 12 11 3 10,25 2 1 1,75 13 4 12,00 270,1 3455 240,1 9645 328,4 868

61 0 ELA CEREN GÜMÜŞ 12 3 14 -0,50 1 6 -0,50 7 4 6,00 4 5 2,75 4 4 3,00 19 33 10,75 194,4 12708 239,8 9646 213,8 18446

62 0 SAİT TUNAY BAYOL 12 9 9 6,75 1 2 0,50 7 3 6,25 1 5 -0,25 3 7 1,25 21 26 14,50 167,7 15603 238,3 9770 209,2 19922

63 0 ŞEYMANUR SEVER 12 6 4 5,00 1 2 0,50 2 5 0,75 2 4 1,00 6 4 5,00 17 19 12,25 179,8 14719 238,2 9773 216,8 17698

64 0 CEREN EKAL 12 8 5 6,75 1 4 0,00 3 4 2,00 1 3 0,25 5 5 3,75 18 21 12,75 207,6 11002 236,5 9821 222,6 16202

65 461 MEHMET ESAT ALAMUR 12 8 4 7,00 1 1 0,75 1 4 0,00 2 1 1,75 3 3 2,25 15 13 11,75 232,1 7728 235,1 10028 246,2 11057

66 0 DORUK ÖZTÜRK 12 9 5 7,75 0 2 -0,50 3 8 1,00 3 8 1,00 3 8 1,00 18 31 10,25 173,7 15143 234,5 10074 215,3 18072

67 0 NECİBE ŞEVVAL GÜVEN 12 4 3 3,25 2 1 1,75 3 4 2,00 2 2 1,50 3 6 1,50 14 16 10,00 173,2 15150 233,2 10123 208,6 20245

68 0 ELİF YOLBAŞI 12 8 1 7,75 0 1 -0,25 8 2 7,50 352,6 140 231,0 10536 316,7 1136

69 67 İREM NAZ SAVATLI 12 5 0 5,00 4 2 3,50 9 2 8,50 349,2 142 229,7 10864 312,6 1400

70 0 BERK ÖRKMEZ 12 6 11 3,25 5 3 4,25 3 10 0,50 3 3 2,25 3 6 1,50 20 33 11,75 195,6 12517 227,9 11152 238,7 12950

71 0 ALEYNA GÖÇMEN 12 7 3 6,25 1 4 0,00 1 2 0,50 4 2 3,50 13 11 10,25 207,3 11127 227,8 11154 247,3 10890

72 0 GÜLSİMA GEVREK 12 12 6 10,50 0 3 -0,75 12 9 9,75 241,8 6216 227,1 11358 292,8 2514

73 0 DOĞA GÜNDÜZ 12 8 4 7,00 8 4 7,00 373,0 10 227,1 11359 327,9 872

74 0 MEHLİKANUR KURNAZ 12 8 3 7,25 5 0 5,00 13 3 12,25 248,1 5381 225,8 11526 250,3 10062

75 0 SİNEM MUTLU 12 10 7 8,25 1 0 1,00 11 7 9,25 250,1 5292 225,8 11527 300,1 2110

76 0 EYLÜL DURSUN 12 11 12 8,00 2 1 1,75 0 8 -2,00 2 6 0,50 2 5 0,75 17 32 9,00 167,1 15607 224,9 11772 215,5 18031

77 0 YAĞIZ ÖZTÜRK 12 12 6 10,50 1 1 0,75 2 9 -0,25 1 4 0,00 5 3 4,25 21 23 15,25 149,9 26023 224,7 11773 201,9 21947

78 0 ALPEREN ÇORBACI 12 11 13 7,75 1 3 0,25 5 9 2,75 2 6 0,50 4 8 2,00 23 39 13,25 154,3 25998 223,0 12144 197,4 22864

79 0 MERT İZGİ 12 3 5 1,75 3 5 1,75 0 1 -0,25 7 3 6,25 13 14 9,50 160,3 16071 219,3 12960 186,2 25111

80 0 GÜLCE ŞENSOY 12 7 2 6,50 0 4 -1,00 0 4 -1,00 4 4 3,00 11 14 7,50 172,8 15156 215,7 13865 212,4 18817

81 0 KAZIM MERT FINDIK 12 6 2 5,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 8 9 5,75 233,1 7634 214,8 14107 236,3 13450

82 1049 CEYLİN CEYLAN 12 9 9 6,75 0 1 -0,25 2 7 0,25 1 3 0,25 3 8 1,00 15 28 8,00 162,4 16022 214,2 14471 199,4 22368

83 0 SARP BOZDEMİR 12 5 4 4,00 0 1 -0,25 5 5 3,75 230,9 7779 211,5 15240 264,8 6522

84 0 BURÇİN KORKUT 12 6 8 4,00 2 6 0,50 1 11 -1,75 1 11 -1,75 6 6 4,50 16 42 5,50 163,0 15936 211,4 15281 196,6 23071



12 SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 2,54 3,14 1,75 2,04 2,12 1,51 3,23 2,75 2,54 20,38 12,86 17,15 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 2,54 3,16 1,75 2,04 2,13 1,51 3,23 2,77 2,54 20,38 12,94 17,16 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12

KATILIMLAR

85 0 YUSUF HARUN KAYGUSUZ 12 6 0 6,00 2 3 1,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 9 8 7,00 160,3 16071 210,6 15373 198,0 22617

86 9365 YAĞMUR GÖKÇE ER 12 4 4 3,00 0 1 -0,25 5 8 3,00 1 0 1,00 5 7 3,25 15 20 10,00 231,0 7777 210,4 15534 220,6 16744

87 1051 MERVE GÜNDOĞMUŞ 12 9 3 8,25 0 1 -0,25 1 7 -0,75 1 5 -0,25 3 8 1,00 14 24 8,00 154,1 26001 207,9 16191 197,1 23025

88 0 ÇINAR KAAN AYDOĞDU 12 4 1 3,75 2 2 1,50 1 1 0,75 1 5 -0,25 8 9 5,75 159,8 25765 206,6 16521 191,3 24152

89 0 NAZ ÖZTEMEL 12 8 3 7,25 0 5 -1,25 1 3 0,25 0 6 -1,50 9 17 4,75 228,8 8109 205,2 17169 231,5 14443

90 0 MÜNİRE KÖRPEŞ 12 1 1 0,75 1 1 0,75 316,5 971 204,8 17292 277,7 4243

91 0 CANSU YILDIZ 12 4 4 3,00 0 1 -0,25 4 5 2,75 231,3 7774 204,7 17293 262,6 7180

92 0 CANSU ULUTAŞ 12 6 7 4,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 3 0,25 2 5 0,75 11 17 6,75 188,2 13629 203,5 17618 221,4 16455

93 0 IRMAK DURAK 12 6 8 4,00 1 2 0,50 3 8 1,00 2 5 0,75 2 8 0,00 14 31 6,25 223,2 8876 202,2 17786 196,8 23029

94 0 İMDAT EFE ÜLKER 12 6 10 3,50 3 1 2,75 4 8 2,00 0 3 -0,75 5 3 4,25 18 25 11,75 138,6 26082 202,1 17787 176,3 25938

95 0 BEYZANUR AKALAN 12 4 3 3,25 4 3 3,25 258,3 4217 200,6 18315 247,4 10728

96 5159 SAFFET MURAT YILDIZ 12 4 11 1,25 2 4 1,00 6 15 2,25 252,5 4844 199,2 18770 257,6 8257

97 5172 SUDEN DOĞAN 12 2 1 1,75 2 1 1,75 329,3 473 199,1 18971 292,7 2555

98 0 HASAN KAAN CAN 12 2 6 0,50 2 1 1,75 1 6 -0,50 0 3 -0,75 1 8 -1,00 6 24 0,00 198,5 12286 198,1 19258 194,4 23483

99 478 ENES BAYRAKTAR 12 7 11 4,25 1 2 0,50 3 7 1,25 0 4 -1,00 2 8 0,00 13 32 5,00 152,0 26015 196,2 20520 186,0 25272

100 0 RIZA *R AN ALKAŞİ 12 2 2 1,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 3 5 1,75 157,9 25938 194,6 21097 185,1 25437

101 5213 EMRE ÖZER 12 6 8 4,00 2 0 2,00 1 2 0,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 10 13 6,75 143,5 26054 192,6 22239 180,6 25747

102 0 CEREN BİNA 12 1 6 -0,50 1 6 -0,50 197,6 12375 190,0 24816 206,6 20504

103 1071 TUANA BİTGEN 12 4 0 4,00 4 0 4,00 210,7 10715 188,6 25109 230,7 14808

104 0 AYŞE AVCİ 12 1 4 0,00 0 2 -0,50 1 7 -0,75 2 13 -1,25 221,9 9089 187,8 25276 211,5 19066

105 0 KORAY UCUN 12 6 3 5,25 6 3 5,25 257,6 4302 187,7 25278 234,5 14108

106 0 DURU SE *R 12 4 8 2,00 0 2 -0,50 2 6 0,50 1 3 0,25 3 7 1,25 10 26 3,50 167,9 15601 185,8 25372 193,4 23773

107 0 TUANA DEFNE ÇİFTÇİ 12 3 3 2,25 0 1 -0,25 0 5 -1,25 3 4 2,00 6 13 2,75 212,1 10491 177,7 25766 186,9 25064

108 0 İNCİ GÖKSU ŞİŞMAN 12 5 4 4,00 1 1 0,75 0 8 -2,00 0 8 -2,00 3 7 1,25 9 28 2,00 194,7 12663 176,9 25812 213,5 18448

109 0 NİSA ÖZEN 12 3 6 1,50 1 0 1,00 1 4 0,00 1 1 0,75 1 7 -0,75 7 18 2,50 139,9 26077 176,9 25813 167,2 26030

110 0 YUSUF GÜLTEKİN 12 7 5 5,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 8 14 4,50 142,5 26063 176,8 25814 178,2 25802

111 0 BERKE ERDEN 12 2 1 1,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 164,4 15716 172,1 25880 189,7 24447

112 0 ARDA YAPAKÇI 12 3 8 1,00 0 2 -0,50 3 5 1,75 0 3 -0,75 0 4 -1,00 6 22 0,50 179,3 14725 168,3 25917 191,4 24151



12 SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 2,54 3,14 1,75 2,04 2,12 1,51 3,23 2,75 2,54 20,38 12,86 17,15 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 2,54 3,16 1,75 2,04 2,13 1,51 3,23 2,77 2,54 20,38 12,94 17,16 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12

KATILIMLAR

113 0 YAĞMUR YÜCEKAYA 12 2 3 1,25 2 3 1,25 206,7 11135 162,4 25960 182,9 25612

114 0 ELİF AŞIK 12 1 3 0,25 1 3 0,25 265,2 3751 161,0 25973 228,8 15231

115 760 BERKAY AKDEMİR 12 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 4 1,00 186,8 13884 157,6 26006 167,4 26027

116 1781 SARP SALLAYICI 12 1 3 0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 1 3 0,25 4 8 2,00 190,5 13358 154,5 26029 169,1 26015

117 0 CEREN AVCI 12 1 1 0,75 1 1 0,75 187,6 13755 152,5 26042 184,7 25438

118 0 YAĞIZ EFE ÜNER 12 1 0 1,00 1 0 1,00 153,4 26006 150,6 26058 157,7 26066

119 0 NAZ AKSOY 12 1 1 0,75 1 1 0,75 170,4 15342 146,3 26084 164,3 26043

120 0 SUDENAZ ALTAŞ 12 0 6 -1,50 0 6 -1,50 148,8 26028 143,2 26102 159,4 26058

121 0 MUSTAFA FIRAT NERDAN 12 0 5 -1,25 1 2 0,50 2 4 1,00 1 1 0,75 4 12 1,00 133,6 26099 140,0 26115 138,0 26126

122 0 SELÇUK DEHA NERDAN 12 3 10 0,50 1 5 -0,25 4 15 0,25 126,9 26114 132,9 26137 137,0 26129
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12A SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 2,54 3,14 1,75 2,04 2,12 1,51 3,23 2,75 2,54 20,38 12,86 17,15 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 2,54 3,16 1,75 2,04 2,13 1,51 3,23 2,77 2,54 20,38 12,94 17,16 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 678 GAMZE KOCAKAYA 12A 30 0 30,00 10 0 10,00 12 2 11,50 9 4 8,00 13 0 13,00 74 6 72,50 247,0 5588 465,3 11 379,1 229

2 0 AYŞE İREM KASAP 12A 29 0 29,00 10 0 10,00 10 4 9,00 7 6 5,50 10 3 9,25 66 13 62,75 239,0 6553 425,0 49 371,2 234

3 210 DORUK UÇAK 12A 25 5 23,75 9 1 8,75 9 4 8,00 6 6 4,50 12 1 11,75 61 17 56,75 219,2 9562 414,6 103 332,6 762

4 1074 GÖKÇE AKTAŞ 12A 25 3 24,25 7 3 6,25 11 3 10,25 10 3 9,25 9 4 8,00 62 16 58,00 201,7 11843 398,4 326 308,9 1665

5 0 DAMLA TUNUS 12A 25 4 24,00 6 3 5,25 7 5 5,75 8 5 6,75 8 4 7,00 54 21 48,75 216,7 9831 389,2 511 321,0 991

6 0 ELİF BETÜL SÜRÜCÜ 12A 21 5 19,75 8 1 7,75 7 5 5,75 9 1 8,75 9 4 8,00 54 16 50,00 210,8 10711 382,9 603 310,1 1621

7 204 DEVRAN GÜLKAN 12A 25 3 24,25 6 4 5,00 7 4 6,00 9 3 8,25 7 2 6,50 54 16 50,00 207,4 11046 382,8 604 311,3 1567

8 19 MUSTAFA EMRE İPEK 12A 20 2 19,50 7 2 6,50 9 3 8,25 6 3 5,25 9 4 8,00 51 14 47,50 197,9 12373 365,0 1096 292,5 2717

9 204 METEHAN AYDIN 12A 24 5 22,75 8 0 8,00 4 3 3,25 4 3 3,25 7 2 6,50 47 13 43,75 202,6 11707 360,4 1275 310,6 1616

10 1083 MUSTAFA BECERİK 12A 21 3 20,25 5 2 4,50 9 2 8,50 6 4 5,00 7 5 5,75 48 16 44,00 193,5 12879 349,8 1782 284,5 3644

11 700 MURAT ASAF AYDIN 12A 17 5 15,75 5 1 4,75 7 7 5,25 7 3 6,25 7 6 5,50 43 22 37,50 208,2 10955 348,1 1826 287,8 3186

12 219 BEYZA ELMAS 12A 19 7 17,25 7 2 6,50 3 6 1,50 7 4 6,00 6 5 4,75 42 24 36,00 243,9 5922 342,8 1928 317,3 1130

13 2100 ZEYNEP KARGACI 12A 15 3 14,25 5 2 4,50 1 6 -0,50 7 1 6,75 7 4 6,00 35 16 31,00 210,5 10757 334,4 2155 285,4 3561

14 0 ELENAY DEMİRER 12A 17 4 16,00 5 1 4,75 4 6 2,50 2 7 0,25 8 5 6,75 36 23 30,25 246,1 5751 326,6 2700 327,8 874

15 682 SUĞRA EVRENSEL 12A 17 4 16,00 4 1 3,75 4 8 2,00 5 2 4,50 6 4 5,00 36 19 31,25 204,0 11483 323,9 2867 278,6 4200

16 693 BORA SALTIK 12A 12 9 9,75 3 5 1,75 7 5 5,75 5 5 3,75 4 8 2,00 31 32 23,00 278,8 2868 310,8 3581 273,1 4908

17 1950 ALEYNA BEKTAŞ 12A 13 8 11,00 4 1 3,75 3 5 1,75 3 2 2,50 6 2 5,50 29 18 24,50 221,9 9087 301,1 4251 286,1 3395

18 9360 SİYAMİ MERT ATAK 12A 14 6 12,50 7 1 6,75 4 6 2,50 2 3 1,25 5 1 4,75 32 17 27,75 185,8 13974 297,1 4543 261,2 7431

19 206 ŞÜKRÜ BÜLBÜL 12A 22 2 21,50 1 1 0,75 4 4 3,00 7 2 6,50 5 3 4,25 39 12 36,00 160,3 16071 293,9 4788 243,2 12000

20 24 DELFİN BALCI 12A 20 5 18,75 3 4 2,00 23 9 20,75 399,1 4 291,3 4915 378,1 230

21 388 EFEKARTAL KILINÇ 12A 14 2 13,50 4 1 3,75 3 6 1,50 7 2 6,50 8 4 7,00 36 15 32,25 166,6 15651 291,3 4917 235,8 13656

22 0 BEREN BECEREN 12A 15 2 14,50 5 0 5,00 4 5 2,75 2 6 0,50 6 6 4,50 32 19 27,25 179,9 14716 289,3 4965 255,8 8587

23 0 TAHA EKİM 12A 17 2 16,50 4 1 3,75 4 5 2,75 1 4 0,00 5 7 3,25 31 19 26,25 209,6 10892 286,4 5134 288,6 3180

24 15 İKRA GİRİ T 12A 19 6 17,50 6 3 5,25 25 9 22,75 290,2 2397 279,8 6067 379,1 228

25 211 ELİF BERRA ŞENTÜRK 12A 16 8 14,00 4 2 3,50 2 9 -0,25 3 5 1,75 2 8 0,00 27 32 19,00 183,4 14285 269,6 6632 253,9 9119

26 73 KIVANÇ ÖZDEMİR 12A 20 8 18,00 7 2 6,50 8 6 6,50 7 5 5,75 7 6 5,50 49 27 42,25 119,1 26130 264,1 7013 206,8 20501

27 261 BİLAL FURKAN ERGİN 12A 9 4 8,00 4 5 2,75 1 0 1,00 7 2 6,50 21 11 18,25 178,0 14824 262,6 7179 221,9 16407

28 2290 İLKİM ÇOLAKOĞLU 12A 11 5 9,75 3 1 2,75 3 3 2,25 3 4 2,00 3 7 1,25 23 20 18,00 205,1 11393 259,3 7400 262,5 7181



12A SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 2,54 3,14 1,75 2,04 2,12 1,51 3,23 2,75 2,54 20,38 12,86 17,15 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 2,54 3,16 1,75 2,04 2,13 1,51 3,23 2,77 2,54 20,38 12,94 17,16 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12A

KATILIMLAR

29 5369 İZAY KARAKAŞ 12A 5 13 1,75 2 5 0,75 3 7 1,25 3 6 1,50 8 2 7,50 21 33 12,75 182,5 14410 252,6 8101 211,3 19188

30 1039 MELİKE ERAĞCA 12A 15 7 13,25 2 2 1,50 1 3 0,25 2 1 1,75 20 13 16,75 179,6 14723 252,2 8143 235,6 13741

31 770 RABİA ABLAK 12A 14 3 13,25 1 0 1,00 0 5 -1,25 1 6 -0,50 6 5 4,75 22 19 17,25 168,9 15474 250,8 8269 229,8 15095

32 1272 NAZ YÜKSEL 12A 13 8 11,00 1 0 1,00 0 8 -2,00 2 5 0,75 4 4 3,00 20 25 13,75 216,6 9876 246,2 8892 273,0 5031

33 361 FURKAN BATI 12A 7 12 4,00 0 2 -0,50 3 5 1,75 4 4 3,00 5 6 3,50 19 29 11,75 252,9 4841 236,9 9819 228,6 15316

34 4120 MEHMET KAYRA UYSAL 12A 11 7 9,25 2 3 1,25 4 7 2,25 2 7 0,25 3 8 1,00 22 32 14,00 326,5 557 236,8 9820 291,9 2761

35 464 SERRA EROL 12A 9 3 8,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 11 4 10,00 265,8 3748 233,4 10121 254,4 8955

36 1276 NEHİR TEYMUR 12A 10 14 6,50 4 6 2,50 2 6 0,50 3 8 1,00 4 8 2,00 23 42 12,50 165,9 15661 233,1 10125 212,2 18818

37 62 BURAK KONYALI 12A 7 5 5,75 2 1 1,75 2 4 1,00 0 1 -0,25 4 0 4,00 15 11 12,25 166,3 15655 233,0 10126 208,4 20327

38 1254 MEHMET UĞUR HACIM 12A 11 10 8,50 3 2 2,50 2 4 1,00 4 6 2,50 20 22 14,50 196,2 12472 232,7 10249 249,0 10271

39 1088 SELİN ERSÖZ 12A 8 6 6,50 2 2 1,50 4 7 2,25 1 10 -1,50 2 6 0,50 17 31 9,25 173,5 15145 230,6 10620 217,2 17496

40 5226 CANKUT NEGİŞ 12A 6 0 6,00 1 1 0,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 2 4 1,00 12 15 8,25 175,0 14968 230,2 10822 215,3 18073

41 315 DENİZ KURT 12A 11 1 10,75 0 2 -0,50 2 3 1,25 1 2 0,50 1 3 0,25 15 11 12,25 163,7 15772 229,2 10947 213,3 18449

42 218 MUHAMMED SAİD DERE 12A 5 8 3,00 1 3 0,25 2 9 -0,25 1 3 0,25 5 4 4,00 14 27 7,25 173,1 15154 226,6 11402 203,6 21368

43 5474 BUĞRA KUŞ 12A 3 0 3,00 0 3 -0,75 1 6 -0,50 1 2 0,50 3 1 2,75 8 12 5,00 176,7 14916 223,8 11979 204,5 21203

44 5372 SALİH KARACA 12A 6 5 4,75 1 1 0,75 4 4 3,00 0 6 -1,50 3 7 1,25 14 23 8,25 163,7 15771 217,5 13573 200,2 22162

45 5468 SENEM ÇETİNKAYA 12A 9 4 8,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 12 9 9,75 158,2 25936 217,0 13657 203,5 21532

46 777 NURDAN BAĞCİ 12A 10 3 9,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 13 10 10,50 169,3 15431 216,5 13738 216,4 17783

47 0 ZEYNEP TEKİN 12A 10 12 7,00 3 3 2,25 13 15 9,25 220,1 9386 216,5 13739 269,0 5773

48 1212 GÖKÇE TOKUÇ 12A 6 5 4,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 3 3 2,25 10 10 7,50 158,8 25891 211,7 15238 195,7 23117

49 114 HÜSNA POLAT 12A 6 8 4,00 2 4 1,00 1 2 0,50 4 5 2,75 13 19 8,25 203,4 11534 211,0 15364 203,0 21737

50 9003 ESRA MENEKŞE 12A 5 2 4,50 0 1 -0,25 2 4 1,00 1 3 0,25 1 5 -0,25 9 15 5,25 165,0 15709 210,7 15370 198,0 22738

51 5238 HÜLYA BALTA 12A 5 2 4,50 5 2 4,50 173,3 15148 209,0 15946 207,3 20379

52 2250 MUSTAFA FAİK ORHAN 12A 3 2 2,50 0 1 -0,25 3 3 2,25 219,6 9559 208,1 16150 248,9 10312

53 404 ELİFSU UĞRAŞ 12A 5 3 4,25 0 1 -0,25 2 7 0,25 2 0 2,00 3 6 1,50 12 17 7,75 154,4 25997 207,7 16232 186,4 25109

54 71 GÜLSU YILDIZOĞLU 12A 6 3 5,25 1 0 1,00 1 1 0,75 2 3 1,25 10 7 8,25 194,7 12664 203,1 17661 203,5 21530

55 217 ÇAĞLAR GÜLERYÜZ 12A 4 9 1,75 1 2 0,50 5 11 2,25 291,0 2311 200,5 18478 264,4 6605

56 5427 ZEYNEP SUEDA KUTLU 12A 7 4 6,00 1 2 0,50 1 4 0,00 0 1 -0,25 3 5 1,75 12 16 8,00 176,5 14919 199,8 18645 198,9 22490



12A SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 2,54 3,14 1,75 2,04 2,12 1,51 3,23 2,75 2,54 20,38 12,86 17,15 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 2,54 3,16 1,75 2,04 2,13 1,51 3,23 2,77 2,54 20,38 12,94 17,16 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12A

KATILIMLAR

57 0 ÇAĞAN DEMİR 12A 3 4 2,00 1 0 1,00 3 4 2,00 0 1 -0,25 4 4 3,00 11 13 7,75 235,8 7135 197,7 19661 216,0 17947

58 2202 BORA TUNCAYA 12A 1 3 0,25 1 2 0,50 3 11 0,25 2 11 -0,75 4 9 1,75 11 36 2,00 230,0 7942 197,6 19663 255,6 8708

59 11007 OLCAY TUNA SELVİ 12A 5 4 4,00 2 3 1,25 3 8 1,00 1 9 -1,25 2 7 0,25 13 31 5,25 175,7 14964 196,4 20318 211,9 18942

60 5380 HAMDİ TÜRK 12A 4 3 3,25 2 0 2,00 3 6 1,50 1 7 -0,75 1 4 0,00 11 20 6,00 180,1 14712 193,2 21911 195,7 23117

61 2143 AHMET ÇİFTÇİOĞLU 12A 2 3 1,25 2 3 1,25 268,8 3498 190,7 24571 251,6 9771

62 4860 ZEYNEP İREM KARASAR 12A 5 13 1,75 0 1 -0,25 0 4 -1,00 5 18 0,50 290,3 2396 188,5 25150 246,8 10974

63 389 İREM ŞAHİN 12A 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 1 6 -0,50 228,6 8110 170,4 25895 192,3 24022

64 220 KENAN HAYTA 12A 0 4 -1,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 3 9 0,75 227,0 8242 167,5 25923 197,9 22780

65 0 YASEMİN ARSLAN 12A 3 4 2,00 1 5 -0,25 0 3 -0,75 0 4 -1,00 4 16 0,00 180,5 14708 160,1 25980 181,9 25618

66 254 ALEYNA GÜRKAN 12A 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 174,2 15059 156,8 26012 172,9 25997

67 9309 ERTUĞRUL GÖKSİN 12A 3 7 1,25 3 9 0,75 0 6 -1,50 0 8 -2,00 6 30 -1,50 157,5 25941 154,9 26026 157,9 26065

68 110 CANAN CANDAN 12A 3 3 2,25 1 8 -1,00 1 8 -1,00 5 19 0,25 158,7 25933 145,3 26089 158,9 26062

69 776 TANERÇAFER ARAL 12A 1 4 0,00 1 2 0,50 2 6 0,50 110,8 26141 135,1 26132 131,5 26137

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12B SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 2,54 3,14 1,75 2,04 2,12 1,51 3,23 2,75 2,54 20,38 12,86 17,15 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 2,54 3,16 1,75 2,04 2,13 1,51 3,23 2,77 2,54 20,38 12,94 17,16 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 715 ERCE ERTEN 12B 30 0 30,00 9 1 8,75 14 0 14,00 12 1 11,75 13 0 13,00 78 2 77,50 362,0 18 480,6 4 429,4 8

2 724 YİĞİT SELİM KARA 12B 28 2 27,50 10 0 10,00 13 1 12,75 12 1 11,75 13 0 13,00 76 4 75,00 258,3 4216 478,5 5 387,0 184

3 720 DAMLA ÇEVLİKLİ 12B 30 0 30,00 10 0 10,00 10 4 9,00 11 2 10,50 11 2 10,50 72 8 70,00 224,2 8666 457,2 17 358,6 291

4 717 ALPEREN KORKMAZ 12B 29 1 28,75 10 0 10,00 11 2 10,50 9 3 8,25 11 2 10,50 70 8 68,00 225,8 8529 452,5 22 356,8 336

5 743 ATA EFE GENÇ 12B 27 1 26,75 9 1 8,75 12 2 11,50 9 4 8,00 12 1 11,75 69 9 66,75 218,9 9646 441,7 32 340,6 573

6 742 METE DİRİK 12B 25 3 24,25 9 1 8,75 9 5 7,75 12 1 11,75 10 3 9,25 65 13 61,75 218,3 9693 428,0 44 333,1 758

7 732 RÜZGAR YALÇIN 12B 23 4 22,00 9 0 9,00 13 1 12,75 8 5 6,75 10 3 9,25 63 13 59,75 225,8 8530 425,0 50 332,3 806

8 722 ERIM SEVEN 12B 24 4 23,00 8 2 7,50 10 4 9,00 9 2 8,50 10 3 9,25 61 15 57,25 224,1 8668 420,6 56 332,1 808

9 248 ÖMER ZENGİN 12B 27 2 26,50 10 0 10,00 6 8 4,00 6 5 4,75 10 3 9,25 59 18 54,50 235,6 7298 397,3 328 360,6 246

10 737 SUDE NUR KOYUNCU 12B 21 4 20,00 10 0 10,00 6 5 4,75 6 3 5,25 9 3 8,25 52 15 48,25 280,8 2784 378,6 733 328,3 870

11 725 GAMZE AZAN 12B 24 3 23,25 8 1 7,75 7 7 5,25 5 6 3,50 7 6 5,50 51 23 45,25 215,4 9968 377,2 816 324,5 968

12 267 BERKE BİRCAN 12B 17 3 16,25 1 2 0,50 7 4 6,00 11 1 10,75 13 0 13,00 49 10 46,50 258,2 4259 375,6 901 329,3 860

13 721 YİĞİT SAVAŞ 12B 16 8 14,00 7 2 6,50 5 8 3,00 4 5 2,75 10 1 9,75 42 24 36,00 218,6 9650 356,4 1444 298,6 2122

14 0 NERMİN BIÇKICI 12B 23 3 22,25 5 0 5,00 4 5 2,75 5 3 4,25 4 7 2,25 41 18 36,50 209,4 10938 346,2 1874 307,9 1670

15 38 ÖZGÜR YILMAZ 12B 27 2 26,50 10 0 10,00 37 2 36,50 311,7 1140 345,8 1877 439,5 4

16 240 MİRAY BEK 12B 12 5 10,75 3 2 2,50 6 6 4,50 2 6 0,50 8 4 7,00 31 23 25,25 183,5 14284 287,5 5052 242,1 12333

17 250 GÖKHAN GEZERİM 12B 13 8 11,00 1 4 0,00 5 7 3,25 2 6 0,50 8 4 7,00 29 29 21,75 179,8 14720 274,2 6328 232,0 14397

18 1299 SENA KIRAN 12B 14 2 13,50 4 2 3,50 2 2 1,50 1 1 0,75 3 3 2,25 24 10 21,50 175,7 14963 268,5 6716 244,6 11630

19 28 ESLİN ZEYNEP ÇELİK 12B 14 4 13,00 3 0 3,00 17 4 16,00 259,3 4130 261,1 7271 328,4 869

20 3070 ÖMER KALENDER 12B 15 8 13,00 7 2 6,50 1 5 -0,25 3 3 2,25 3 1 2,75 29 19 24,25 275,0 3164 260,9 7313 272,1 5159

21 476 KÜBRA ÇAKIRLAR 12B 11 3 10,25 2 0 2,00 2 2 1,50 4 2 3,50 4 6 2,50 23 13 19,75 170,6 15340 258,6 7441 226,0 15773

22 261 ECE IRMAK ALTAY 12B 10 1 9,75 4 2 3,50 3 6 1,50 0 2 -0,50 2 6 0,50 19 17 14,75 177,4 14912 250,5 8312 235,8 13655

23 492 EMİRHAN ÖZBEK 12B 11 1 10,75 1 1 0,75 4 6 2,50 0 4 -1,00 5 3 4,25 21 15 17,25 168,3 15598 248,7 8481 221,6 16452

24 316 ZEHRA ARAÇ 12B 9 0 9,00 2 2 1,50 11 2 10,50 242,7 6090 246,7 8850 295,8 2294

25 1092 TUANA KURU 12B 7 6 5,50 3 1 2,75 2 3 1,25 1 1 0,75 1 5 -0,25 14 16 10,00 184,5 14191 244,7 9059 229,4 15144

26 0 HASAN ERSÜREN 12B 8 2 7,50 3 1 2,75 2 4 1,00 3 2 2,50 5 5 3,75 21 14 17,50 191,6 13108 241,8 9357 239,1 12788

27 329 MELİH TEPE 12B 5 7 3,25 0 1 -0,25 5 3 4,25 2 2 1,50 1 5 -0,25 13 18 8,50 199,9 11944 223,6 12020 230,7 14767

28 1233 İKBAL İMRAN KAYA 12B 8 6 6,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 2 3 1,25 2 4 1,00 15 16 11,00 192,3 12980 222,0 12271 231,8 14399



12B SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 2,54 3,14 1,75 2,04 2,12 1,51 3,23 2,75 2,54 20,38 12,86 17,15 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 2,54 3,16 1,75 2,04 2,13 1,51 3,23 2,77 2,54 20,38 12,94 17,16 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12B

KATILIMLAR

29 2180 İBRAHİM BARAN GÜNGEN 12B 7 10 4,50 4 4 3,00 2 12 -1,00 1 11 -1,75 4 7 2,25 18 44 7,00 231,8 7729 221,0 12557 273,0 5030

30 527 EYLÜL BAŞKOR 12B 4 4 3,00 1 0 1,00 1 1 0,75 2 1 1,75 4 2 3,50 12 8 10,00 159,1 25889 219,3 13002 191,2 24193

31 101 NURAY GÜLER 12B 8 1 7,75 0 3 -0,75 8 4 7,00 326,2 598 219,1 13124 299,5 2114

32 0 EFE GÜRBÜZ 12B 6 4 5,00 0 4 -1,00 0 9 -2,25 4 4 3,00 7 4 6,00 17 25 10,75 173,3 15147 218,6 13246 206,7 20502

33 245 AYSUN GÜNER 12B 7 2 6,50 2 4 1,00 0 2 -0,50 2 5 0,75 11 13 7,75 219,8 9511 215,9 13863 228,8 15232

34 34 ZEYNEP EYŞAN BAYRAM 12B 7 6 5,50 1 0 1,00 8 6 6,50 293,3 2266 214,5 14350 267,1 6147

35 57 ELİF AĞIN 12B 6 2 5,50 1 1 0,75 7 3 6,25 196,3 12469 205,4 17127 236,0 13614

36 64 SİMGE KILIÇ 12B 5 2 4,50 1 1 0,75 6 3 5,25 231,5 7733 205,0 17171 269,6 5769

37 0 ECEM CEYDA ALİBEYLER 12B 5 10 2,50 1 4 0,00 3 4 2,00 3 4 2,00 12 22 6,50 154,5 25996 204,5 17334 182,3 25614

38 2142 ZEYNEP ATILGAN 12B 3 4 2,00 1 4 0,00 2 1 1,75 6 9 3,75 177,4 14870 202,5 17744 204,6 21161

39 318 POLEN GÜNGÖRMEZ 12B 7 11 4,25 1 2 0,50 1 8 -1,00 3 3 2,25 4 4 3,00 16 28 9,00 145,1 26045 202,3 17785 178,9 25800

40 2355 ÇAĞAN ÖZDÜVEN 12B 6 1 5,75 2 2 1,50 2 4 1,00 10 7 8,25 147,9 26032 201,4 18028 184,5 25441

41 50 YİĞİT EFE ULUSOY 12B 3 5 1,75 1 0 1,00 4 5 2,75 292,7 2267 196,9 20110 242,8 12166

42 509 ENES ÖÇAL 12B 4 4 3,00 1 3 0,25 5 3 4,25 0 1 -0,25 4 4 3,00 14 15 10,25 220,8 9342 195,5 20726 206,1 20628

43 308 EMİRHAN GÜR 12B 1 4 0,00 3 4 2,00 1 4 0,00 2 2 1,50 7 14 3,50 232,3 7725 195,2 20810 212,5 18776

44 240 EYLEM ÇANTA 12B 4 5 2,75 1 0 1,00 1 9 -1,25 3 4 2,00 3 6 1,50 12 24 6,00 185,9 13973 192,3 22320 186,5 25107

45 456 SENA NUR KOÇ 12B 2 4 1,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 4 10 1,50 278,1 2994 190,0 24775 253,7 9160

46 333 AYSU OĞUR 12B 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 4 4 3,00 4 12 1,00 208,5 10951 183,2 25594 207,6 20376

47 9 HÜSEYİN YAMAN 12B 0 1 -0,25 0 1 -0,25 295,1 2022 176,4 25822 239,5 12785

48 0 EDESSA YAVUZ 12B 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 3 5 1,75 192,2 13021 175,7 25828 193,8 23727

49 228 TARIK ARIKAN 12B 2 6 0,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 3 11 0,25 217,6 9780 174,4 25848 198,6 22532

50 12089 AYSE ÇAKIR 12B 8 22 2,50 4 6 2,50 12 28 5,00 239,3 6550 173,9 25852 229,2 15187

51 325 MUHAMMED ALİ DENİZ 12B 3 3 2,25 3 3 2,25 146,3 26038 172,0 25881 173,1 25994

52 129 DUYGU KEPE 12B 9 3 8,25 9 3 8,25 161,0 16066 171,6 25886 200,4 22160

53 1080 BEYZA BÜKER 12B 1 2 0,50 1 2 0,50 243,2 6047 168,4 25916 214,5 18280

54 2516 EFE BAYBARS İÇÖZ 12B 2 6 0,50 1 0 1,00 3 8 1,00 0 4 -1,00 6 18 1,50 133,1 26100 166,5 25936 157,3 26067

55 0 RÜVEYDA NUR KORKMAZ 12B 1 6 -0,50 1 6 -0,50 165,5 15707 163,4 25956 185,4 25396

56 359 HİLAL GÖKMEN 12B 1 5 -0,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 2 6 0,50 3 16 -1,00 164,8 15712 160,7 25975 156,1 26071



12B SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 2,54 3,14 1,75 2,04 2,12 1,51 3,23 2,75 2,54 20,38 12,86 17,15 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 2,54 3,16 1,75 2,04 2,13 1,51 3,23 2,77 2,54 20,38 12,94 17,16 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12B

KATILIMLAR

57 382 ZEHRA KARATAŞTAN 12B 3 5 1,75 0 1 -0,25 1 7 -0,75 0 4 -1,00 2 5 0,75 6 22 0,50 129,0 26109 160,2 25977 153,1 26083

58 386 ZELİHA YILDIZ 12B 2 5 0,75 2 5 0,75 207,7 11000 160,0 25981 176,5 25854

59 332 ZEHRA ORUÇ 12B 4 2 3,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 6 -0,50 6 10 3,50 157,9 25939 157,7 26005 152,8 26085

60 178 İPEK TOPCU 12B 6 21 0,75 2 7 0,25 6 7 4,25 2 8 0,00 2 9 -0,25 18 52 5,00 115,7 26133 157,1 26009 138,0 26127

61 378 EMİNE GÜRBÜZ 12B 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 2 5 0,75 190,2 13484 155,9 26020 173,2 25993

62 0 ELİF AŞIKOĞULLARI 12B 0 7 -1,75 1 2 0,50 0 5 -1,25 1 14 -2,50 218,8 9647 151,8 26045 166,1 26034

63 0 HAYATNUR KAV AKAN 12B 0 7 -1,75 0 9 -2,25 0 1 -0,25 1 7 -0,75 1 24 -5,00 177,0 14915 145,9 26086 167,3 26029

64 0 NİSA NUR AKBAL 12B 1 0 1,00 3 10 0,50 1 6 -0,50 0 11 -2,75 5 27 -1,75 142,7 26060 144,0 26096 146,2 26109

65 533 ALEYNA ÖNER 12B 1 14 -2,50 1 1 0,75 2 11 -0,75 1 7 -0,75 1 11 -1,75 6 44 -5,00 123,8 26125 138,6 26122 138,7 26124

66 191 SUDENUR KAHRAMAN 12B 2 16 -2,00 1 4 0,00 3 8 1,00 1 7 -0,75 1 6 -0,50 8 41 -2,25 112,9 26136 134,7 26133 126,8 26141
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12C SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 2,54 3,14 1,75 2,04 2,12 1,51 3,23 2,75 2,54 20,38 12,86 17,15 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 2,54 3,16 1,75 2,04 2,13 1,51 3,23 2,77 2,54 20,38 12,94 17,16 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 754 KEREM TUFAN 12C 29 1 28,75 10 0 10,00 12 2 11,50 10 3 9,25 12 1 11,75 73 7 71,25 231,5 7732 467,8 9 362,7 245

2 780 IRMAK BÜYÜKYAZICI 12C 28 2 27,50 10 0 10,00 12 2 11,50 7 4 6,00 10 2 9,50 67 10 64,50 224,3 8665 440,2 33 351,8 467

3 744 NAZLI SEREN ALTINSOY 12C 25 4 24,00 9 0 9,00 9 5 7,75 8 5 6,75 12 1 11,75 63 15 59,25 224,4 8663 427,5 45 339,3 576

4 751 EDA BORA 12C 29 0 29,00 10 0 10,00 8 4 7,00 10 2 9,50 6 2 5,50 63 8 61,00 220,6 9344 427,2 46 352,1 465

5 762 AHMET EGE SOLCAN 12C 24 2 23,50 9 0 9,00 8 4 7,00 7 2 6,50 10 2 9,50 58 10 55,50 201,0 11893 391,9 460 313,8 1229

6 774 ERSAN BEKİR DEMİRTAŞ 12C 22 2 21,50 8 1 7,75 10 4 9,00 5 4 4,00 7 6 5,50 52 17 47,75 211,0 10666 378,4 734 315,1 1183

7 280 GÜLİN GÜLTEKİN 12C 24 3 23,25 9 0 9,00 6 7 4,25 5 6 3,50 7 6 5,50 51 22 45,50 204,8 11438 367,1 1008 317,1 1133

8 960 NEVAL KÜP 12C 19 4 18,00 6 1 5,75 7 6 5,50 5 1 4,75 8 3 7,25 45 15 41,25 211,8 10574 362,8 1184 300,7 1984

9 759 BORAN ÖZGÜR DİRİOĞLU 12C 22 4 21,00 4 3 3,25 8 6 6,50 5 7 3,25 7 3 6,25 46 23 40,25 210,6 10756 357,8 1400 300,8 1982

10 752 SENA SEVİM 12C 20 3 19,25 5 1 4,75 5 9 2,75 1 4 0,00 7 3 6,25 38 20 33,00 233,7 7510 341,0 1974 302,8 1931

11 757 AYŞENUR YUSUFOĞLU 12C 21 0 21,00 2 1 1,75 3 8 1,00 2 1 1,75 7 1 6,75 35 11 32,25 210,0 10766 336,5 2069 296,0 2251

12 277 ÖYKÜ ÖKLÜK 12C 22 1 21,75 8 1 7,75 2 7 0,25 7 3 6,25 4 7 2,25 43 19 38,25 192,0 13063 333,9 2197 296,1 2250

13 765 BÜŞRA EYLÜL BAHAR 12C 18 8 16,00 7 2 6,50 10 3 9,25 3 7 1,25 3 8 1,00 41 28 34,00 200,7 11937 327,1 2655 285,6 3478

14 1200 EYLÜL AVCI 12C 16 4 15,00 5 2 4,50 7 5 5,75 2 4 1,00 7 4 6,00 37 19 32,25 224,8 8660 325,3 2782 302,3 1973

15 776 İREM NUR DURMAZOĞLU 12C 20 4 19,00 0 4 -1,00 7 4 6,00 1 3 0,25 4 3 3,25 32 18 27,50 200,4 11940 310,0 3627 272,8 5033

16 1138 FURKAN EFE ERYİĞİT 12C 20 4 19,00 4 3 3,25 5 5 3,75 3 5 1,75 5 7 3,25 37 24 31,00 185,3 14019 304,9 3997 269,0 5772

17 769 GÜLCE YILDIZ 12C 16 4 15,00 2 0 2,00 2 0 2,00 1 1 0,75 7 2 6,50 28 7 26,25 195,1 12657 303,4 4125 264,6 6603

18 270 MİRAY ELİTAŞ 12C 12 3 11,25 4 1 3,75 1 5 -0,25 4 3 3,25 1 4 0,00 22 16 18,00 241,6 6218 291,6 4873 307,2 1674

19 2104 BARBAROS YİĞİT 12C 12 5 10,75 1 1 0,75 4 6 2,50 4 0 4,00 5 6 3,50 26 18 21,50 194,9 12660 289,1 5046 249,1 10270

20 608 ÇİĞDEM TOSUN 12C 9 9 6,75 3 3 2,25 4 8 2,00 2 6 0,50 7 5 5,75 25 31 17,25 189,9 13491 272,2 6455 237,0 13365

21 346 İREM BÜYÜKÖKSÜZ 12C 17 5 15,75 3 0 3,00 20 5 18,75 290,4 2395 254,9 7852 311,0 1609

22 0 SUDE CAN 12C 12 7 10,25 1 1 0,75 13 8 11,00 262,5 3960 244,5 9060 317,7 1127

23 65 MERT KUMKAYA 12C 11 2 10,50 0 1 -0,25 11 3 10,25 212,5 10486 229,6 10866 263,9 6849

24 307 FATMA BETÜL GÜNEŞ 12C 7 7 5,25 1 1 0,75 2 6 0,50 1 7 -0,75 4 5 2,75 15 26 8,50 171,1 15251 227,3 11237 209,2 19920

25 0 ARZU ARICAN 12C 7 6 5,50 7 6 5,50 253,9 4675 217,2 13656 293,5 2385

26 549 İREM MARANGOZ 12C 7 6 5,50 0 1 -0,25 1 5 -0,25 1 4 0,00 3 10 0,50 12 26 5,50 180,3 14710 213,1 14916 216,7 17780

27 1072 MÜGE BIKMAZ 12C 4 7 2,25 1 1 0,75 2 7 0,25 2 2 1,50 4 7 2,25 13 24 7,00 160,3 16071 211,9 15157 189,7 24489

28 34 HASAN SOYER 12C 6 9 3,75 6 9 3,75 228,4 8153 210,0 15659 262,3 7223



12C SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 2,54 3,14 1,75 2,04 2,12 1,51 3,23 2,75 2,54 20,38 12,86 17,15 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 2,54 3,16 1,75 2,04 2,13 1,51 3,23 2,77 2,54 20,38 12,94 17,16 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12C

KATILIMLAR

29 0 CEMRE DÜNKİ 12C 4 4 3,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 5 0,75 6 11 3,25 215,4 9927 200,8 18272 203,7 21326

30 2138 CENKER AYVAZ 12C 6 10 3,50 4 6 2,50 0 7 -1,75 5 7 3,25 15 30 7,50 149,2 26026 200,8 18313 179,6 25754

31 557 EMİR ELİTAŞ 12C 3 2 2,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 3 3 2,25 7 7 5,25 254,4 4593 200,3 18480 224,9 15905

32 50 RODA DİLMAN 12C 3 6 1,50 3 6 1,50 221,0 9301 200,2 18482 248,3 10556

33 7 SUDE KARACA 12C 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 337,0 308 199,4 18688 276,4 4491

34 1088 IRMAK AKYÜZ 12C 4 2 3,50 4 2 3,50 283,9 2694 196,4 20236 263,6 6930

35 248 EDA KURT 12C 2 5 0,75 1 6 -0,50 3 2 2,50 3 4 2,00 9 17 4,75 188,3 13628 190,2 24693 190,2 24400

36 1118 SAHRA KIYICI 12C 2 0 2,00 2 0 2,00 278,0 3036 188,2 25153 243,3 11998

37 0 ŞERİFE ÖZGE Ö *ÖK 12C 3 3 2,25 0 1 -0,25 3 1 2,75 6 5 4,75 218,1 9735 187,0 25325 197,8 22781

38 286 BARAN TEMEL 12C 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 3 4 2,00 227,7 8239 180,3 25700 215,8 18029

39 294 MELİKE YAŞAR 12C 1 5 -0,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 4 1,00 6 12 3,00 202,9 11660 177,4 25770 190,2 24401

40 466 ELİF HOBAN 12C 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 2 2 1,50 4 5 2,75 228,9 8107 175,6 25831 196,3 23114

41 262 EFE MERT DENİZER 12C 2 3 1,25 1 1 0,75 2 4 1,00 3 1 2,75 0 4 -1,00 8 13 4,75 186,8 13885 175,4 25834 167,7 26024

42 312 ŞEVVAL ZORLU 12C 2 0 2,00 2 0 2,00 216,4 9917 174,2 25849 223,5 16115

43 0 PINAR GÜNDÜZ 12C 5 4 4,00 1 1 0,75 4 10 1,50 1 9 -1,25 1 8 -1,00 12 32 4,00 170,9 15299 172,2 25878 175,6 25984

44 1715 AZRA KİF 12C 1 6 -0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 8 0,00 232,2 7726 170,0 25903 203,5 21533

45 354 GÜLSE GÜLAYDI 12C 2 3 1,25 2 0 2,00 1 0 1,00 5 3 4,25 197,4 12419 169,1 25910 203,7 21367

46 426 DENİZ KESKİNSİN 12C 2 1 1,75 2 1 1,75 177,1 14914 164,3 25951 191,8 24066

47 263 EMRE DENİZER 12C 1 3 0,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 2 6 0,50 190,1 13485 160,8 25974 177,8 25805

48 273 DERYA YÖRÜK 12C 1 1 0,75 1 2 0,50 0 6 -1,50 2 9 -0,25 176,5 14918 159,9 25984 160,0 26054

49 938 FATMA ENGİN 12C 1 2 0,50 0 3 -0,75 1 5 -0,25 181,5 14623 159,6 25988 169,8 26012

50 323 İBRAHİM YUSUF ÖZDEN 12C 2 11 -0,75 1 9 -1,25 1 0 1,00 2 3 1,25 6 23 0,25 127,8 26112 158,9 25998 145,7 26111

51 801 B E N S U O R A K 12C 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 5 -0,25 136,5 26093 138,1 26124 141,4 26119



12C SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 2,54 3,14 1,75 2,04 2,12 1,51 3,23 2,75 2,54 20,38 12,86 17,15 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 2,54 3,16 1,75 2,04 2,13 1,51 3,23 2,77 2,54 20,38 12,94 17,16 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12C

KATILIMLAR
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12D SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 2,54 3,14 1,75 2,04 2,12 1,51 3,23 2,75 2,54 20,38 12,86 17,15 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 2,54 3,16 1,75 2,04 2,13 1,51 3,23 2,77 2,54 20,38 12,94 17,16 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 814 POYRAZ ŞENSES 12D 28 2 27,50 10 0 10,00 10 4 9,00 10 3 9,25 12 1 11,75 70 10 67,50 230,4 7901 442,7 29 351,8 466

2 809 FERHAN SENA AKAR 12D 23 2 22,50 10 0 10,00 10 4 9,00 8 3 7,25 11 2 10,50 62 11 59,25 249,0 5337 424,3 52 357,4 333

3 797 AYŞE NERGİS TURAN 12D 26 1 25,75 9 1 8,75 9 5 7,75 7 5 5,75 11 2 10,50 62 14 58,50 216,9 9825 417,0 101 335,8 668

4 862 MUKADDES AKIN 12D 19 3 18,25 4 2 3,50 4 8 2,00 7 3 6,25 13 0 13,00 47 16 43,00 202,7 11666 361,0 1231 285,6 3478

5 0 POLAT AKTAŞ 12D 30 0 30,00 9 0 9,00 39 0 39,00 392,0 5 347,5 1828 437,6 6

6 1191 EMİR BURHAN YILDIZ 12D 18 5 16,75 7 1 6,75 7 4 6,00 4 3 3,25 8 4 7,00 44 17 39,75 192,9 12927 338,1 2065 280,4 3869

7 303 BEGÜM ACAR 12D 16 4 15,00 5 2 4,50 4 7 2,25 2 8 0,00 11 2 10,50 38 23 32,25 203,5 11530 330,1 2365 280,3 3871

8 801 ÖNCÜ KILIÇ 12D 17 4 16,00 6 3 5,25 5 7 3,25 6 6 4,50 5 8 3,00 39 28 32,00 206,0 11183 330,1 2366 287,7 3187

9 1136 BERK AYBERK 12D 18 3 17,25 2 3 1,25 8 3 7,25 4 7 2,25 7 4 6,00 39 20 34,00 187,1 13883 315,0 3329 260,5 7476

10 0 SİMAY KAPCAN 12D 14 4 13,00 2 2 1,50 3 4 2,00 6 0 6,00 8 3 7,25 33 13 29,75 182,3 14452 300,6 4255 244,4 11752

11 108 DERYA YİLMAZ 12D 24 2 23,50 5 0 5,00 29 2 28,50 278,5 2989 299,5 4379 383,0 227

12 1326 URAL EGE DOĞAN 12D 13 11 10,25 5 5 3,75 7 7 5,25 4 8 2,00 5 8 3,00 34 39 24,25 163,9 15769 262,9 7138 223,9 16111

13 1001 HAYRUNNİSA GÜL 12D 18 7 16,25 4 3 3,25 3 8 1,00 3 8 1,00 2 10 -0,50 30 36 21,00 167,5 15606 257,9 7484 243,0 12163

14 313 TAYFUN SAROVA 12D 12 15 8,25 1 3 0,25 2 10 -0,50 2 5 0,75 6 6 4,50 23 39 13,25 184,5 14192 255,8 7731 230,0 14892

15 20 IRMAK ÜNSAL 12D 11 2 10,50 3 2 2,50 14 4 13,00 264,1 3755 241,9 9356 291,9 2719

16 1190 ELİFSU ÇELİK 12D 3 7 1,25 3 1 2,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 5 0 5,00 12 13 8,75 179,2 14769 237,3 9775 212,0 18820

17 1054 MİNEL İYİSÖZLÜ 12D 9 4 8,00 1 0 1,00 2 7 0,25 1 6 -0,50 4 6 2,50 17 23 11,25 192,5 12976 233,6 10119 239,7 12703

18 51 NAGİHAN NUR DOLUCA 12D 9 2 8,50 3 2 2,50 12 4 11,00 276,8 3120 231,0 10537 296,0 2252

19 1116 AYLA ORUÇOĞLU 12D 4 5 2,75 2 1 1,75 2 6 0,50 1 1 0,75 5 5 3,75 14 18 9,50 165,9 15662 225,1 11690 199,7 22286

20 1141 İREM KARANFİL 12D 5 7 3,25 1 2 0,50 2 5 0,75 1 4 0,00 3 5 1,75 12 23 6,25 271,1 3452 225,0 11731 247,8 10643

21 99 FATİH ORUÇ 12D 4 4 3,00 4 2 3,50 8 6 6,50 292,6 2268 211,0 15365 246,6 11015

22 762 ROJDA BAKAY 12D 6 2 5,50 1 0 1,00 0 3 -0,75 3 3 2,25 10 8 8,00 156,5 25988 210,9 15369 195,5 23200

23 13 BERIL AVCI 12D 7 2 6,50 7 2 6,50 300,2 1611 209,7 15662 260,1 7599

24 72 YAĞMUR YALÇIN 12D 5 6 3,50 0 2 -0,50 5 8 3,00 214,8 10096 209,4 15865 246,1 11058

25 112 ARDA ZENGİN 12D 6 8 4,00 6 8 4,00 270,9 3453 194,4 21178 247,8 10642

26 468 MUSTAFA ASLANTAŞ 12D 1 1 0,75 1 0 1,00 1 4 0,00 2 6 0,50 5 11 2,25 148,8 26029 185,8 25371 174,3 25987

27 409 EYLÜL NAZ YÜKSEL 12D 4 2 3,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 3 2 2,50 7 8 5,00 201,9 11796 184,4 25506 192,3 24023

28 0 BİLAL KAAN OKYAY 12D 5 4 4,00 1 1 0,75 1 0 1,00 1 4 0,00 8 9 5,75 136,8 26091 182,8 25640 168,2 26020



12D SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 2,54 3,14 1,75 2,04 2,12 1,51 3,23 2,75 2,54 20,38 12,86 17,15 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 2,54 3,16 1,75 2,04 2,13 1,51 3,23 2,77 2,54 20,38 12,94 17,16 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12D

KATILIMLAR

29 200 DAMLA ÇELİK 12D 2 3 1,25 2 3 1,25 233,2 7633 180,3 25699 203,3 21615

30 281 FATIMA SİRKECİ 12D 1 0 1,00 1 0 1,00 238,6 6557 179,7 25706 205,3 20914

31 993 KARDELEN ÜLKER 12D 1 1 0,75 1 1 0,75 195,9 12515 159,1 25997 183,4 25569

32 12350 EMİRHAN YILDIZ 12D 1 0 1,00 3 1 2,75 1 0 1,00 5 1 4,75 129,8 26107 148,7 26070 134,9 26132

33 202 HASRET ÖKLÜ 12D 1 4 0,00 1 0 1,00 0 13 -3,25 2 17 -2,25 140,7 26073 131,3 26143 133,7 26134
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12E SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 2,54 3,14 1,75 2,04 2,12 1,51 3,23 2,75 2,54 20,38 12,86 17,15 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 2,54 3,16 1,75 2,04 2,13 1,51 3,23 2,77 2,54 20,38 12,94 17,16 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12E

KATILIMLAR

1 863 FATMA ŞAHİN 12E 26 3 25,25 9 1 8,75 10 3 9,25 11 2 10,50 12 1 11,75 68 10 65,50 225,6 8612 446,3 25 343,4 567

2 832 PINAR TÜZÜN 12E 29 1 28,75 9 0 9,00 9 4 8,00 11 2 10,50 11 2 10,50 69 9 66,75 210,9 10668 434,5 37 338,7 580

3 843 EMİRHAN KILIÇ 12E 23 7 21,25 10 0 10,00 12 2 11,50 8 5 6,75 11 2 10,50 64 16 60,00 222,6 9004 426,1 47 332,6 763

4 851 MERVE ÇELİK 12E 25 4 24,00 8 0 8,00 5 7 3,25 6 4 5,00 9 3 8,25 53 18 48,50 216,7 9832 389,4 509 328,7 866

5 842 ECEM AKMAN 12E 25 4 24,00 6 2 5,50 10 4 9,00 8 5 6,75 6 6 4,50 55 21 49,75 212,6 10445 385,8 516 317,5 1128

6 831 BENSU YAŞAR 12E 26 1 25,75 8 2 7,50 7 4 6,00 4 6 2,50 8 4 7,00 53 17 48,75 210,7 10712 382,2 605 325,9 924

7 857 BEGÜM YARBASAN 12E 21 4 20,00 6 3 5,25 8 4 7,00 3 6 1,50 7 4 6,00 45 21 39,75 219,4 9561 365,2 1055 312,6 1359

8 864 EYLÜL BAYIK 12E 21 7 19,25 6 2 5,50 6 5 4,75 3 1 2,75 6 3 5,25 42 18 37,50 209,0 10941 348,7 1825 300,5 1985

9 1012 CANSU ÇELEBİ 12E 18 3 17,25 5 1 4,75 3 7 1,25 5 3 4,25 9 2 8,50 40 16 36,00 197,5 12416 334,6 2153 281,0 3863

10 854 SILA KIPÇIK 12E 19 6 17,50 4 2 3,50 6 3 5,25 4 4 3,00 5 6 3,50 38 21 32,75 192,3 12979 317,0 3203 272,8 5034

11 1156 CEREN KIZIL 12E 20 0 20,00 5 1 4,75 2 7 0,25 2 3 1,25 7 3 6,25 36 14 32,50 189,3 13538 315,5 3328 280,1 3912

12 0 YAZ IRMAK BALCI 12E 15 3 14,25 4 1 3,75 5 0 5,00 6 2 5,50 30 6 28,50 187,1 13882 300,9 4253 248,7 10514

13 338 MELİH FAZLIOĞLU 12E 19 5 17,75 3 4 2,00 3 7 1,25 5 4 4,00 8 5 6,75 38 25 31,75 172,4 15160 282,9 5541 248,8 10313

14 0 ŞEVVAL ŞANLI 12E 8 3 7,25 4 5 2,75 3 2 2,50 5 7 3,25 20 17 15,75 238,7 6554 263,7 7054 237,1 13363

15 1052 DİLARA İCLAL ATA 12E 10 8 8,00 2 0 2,00 2 7 0,25 3 5 1,75 6 5 4,75 23 25 16,75 172,4 15201 252,8 8060 221,6 16453

16 354 AHMET KARADENİZ 12E 3 3 2,25 3 6 1,50 2 3 1,25 5 3 4,25 13 15 9,25 189,3 13537 248,9 8478 217,6 17372

17 849 BATUHAN ALP ARSLAN 12E 4 7 2,25 0 2 -0,50 2 9 -0,25 1 6 -0,50 7 4 6,00 14 28 7,00 220,3 9345 236,3 9903 209,2 19921

18 258 MERVE SEMİZOĞLU 12E 9 4 8,00 2 1 1,75 11 5 9,75 248,0 5423 213,6 14715 299,3 2117

19 524 ŞEVVAL ANIL 12E 5 3 4,25 1 1 0,75 6 4 5,00 283,1 2736 210,2 15577 269,3 5771

20 5237 ARDA KURUKAYA 12E 5 4 4,00 2 0 2,00 7 4 6,00 275,1 3162 201,3 18110 270,7 5483

21 5402 ELİF KÜÇÜKARABACI 12E 3 1 2,75 3 1 2,75 283,1 2737 186,7 25326 241,9 12334

22 0 ELİF DEMİRÖZ 12E 1 0 1,00 1 0 1,00 257,6 4303 185,4 25418 221,4 16454

23 333 NUR GÜMÜŞ 12E 0 6 -1,50 0 5 -1,25 0 3 -0,75 0 14 -3,50 170,2 15343 181,8 25646 177,1 25809

24 1023 TİJEN ŞAKAR 12E 4 7 2,25 0 1 -0,25 4 8 2,00 256,7 4305 181,5 25689 229,7 15137

25 5383 DEMET ŞAKAR 12E 1 1 0,75 1 1 0,75 273,9 3206 170,1 25902 235,1 13943

26 52 FATİH AYDEMİR 12E 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 4 -1,00 1 5 -0,25 201,9 11797 152,2 26044 179,8 25753

27 56 HAYRUNİSA DEMİR 12E 0 3 -0,75 0 3 -0,75 142,6 26062 144,9 26093 156,0 26073

28 66 EMİRHAN ALKAN 12E 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 4 -1,00 0 2 -0,50 0 9 -2,25 179,3 14767 142,5 26106 161,8 26050



12E SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 2,54 3,14 1,75 2,04 2,12 1,51 3,23 2,75 2,54 20,38 12,86 17,15 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 2,54 3,16 1,75 2,04 2,13 1,51 3,23 2,77 2,54 20,38 12,94 17,16 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12E

KATILIMLAR
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12F SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 2,54 3,14 1,75 2,04 2,12 1,51 3,23 2,75 2,54 20,38 12,86 17,15 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 2,54 3,16 1,75 2,04 2,13 1,51 3,23 2,77 2,54 20,38 12,94 17,16 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 1280 NİSA KAYA 12F 23 2 22,50 4 5 2,75 5 3 4,25 5 7 3,25 7 5 5,75 44 22 38,50 185,1 14022 326,7 2699 277,2 4408

2 1179 YAĞIZ ALP TERZİOĞLU 12F 21 1 20,75 5 1 4,75 0 3 -0,75 2 3 1,25 9 2 8,50 37 10 34,50 186,3 13969 318,8 3119 279,1 4078

3 1046 EMİRHAN  *LILI 12F 19 2 18,50 2 0 2,00 4 8 2,00 3 6 1,50 7 5 5,75 35 21 29,75 195,9 12514 314,0 3372 275,2 4619

4 521 AKASYA DEMİR 12F 8 5 6,75 4 1 3,75 12 6 10,50 332,1 432 246,8 8849 331,1 853

5 1097 ARDA DİNÇ 12F 8 4 7,00 2 2 1,50 3 10 0,50 6 5 4,75 19 21 13,75 154,0 26002 224,7 11774 198,5 22614

6 0 EYÜPHAN KIRIK 12F 7 10 4,50 1 1 0,75 2 4 1,00 0 1 -0,25 2 8 0,00 12 24 6,00 249,6 5295 211,3 15282 229,8 15054

7 391 CEREN HANÇER 12F 6 4 5,00 6 4 5,00 305,1 1469 205,5 17006 287,5 3189

8 0 ELİF KIZGIN 12F 2 6 0,50 1 1 0,75 3 7 1,25 235,0 7303 183,8 25590 260,7 7433

9 463 ELİF KADI 12F 5 5 3,75 0 1 -0,25 5 6 3,50 234,5 7346 178,4 25719 230,1 14851

10 5031 HİLAL BEDEL 12F 1 0 1,00 1 0 1,00 247,3 5545 178,3 25720 202,5 21820

11 235 ÖMER ENİS ANAR 12F 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 6 0,50 126,1 26118 147,9 26076 138,6 26125

12 5115 HELİ NERDOĞAN 12F 0 1 -0,25 1 0 1,00 4 3 3,25 5 4 4,00 149,6 26025 142,4 26107 152,2 26087

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12G SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 2,54 3,14 1,75 2,04 2,12 1,51 3,23 2,75 2,54 20,38 12,86 17,15 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 2,54 3,16 1,75 2,04 2,13 1,51 3,23 2,77 2,54 20,38 12,94 17,16 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12G

KATILIMLAR

1 1273 NEHİR DOLDURUR 12G 21 3 20,25 8 0 8,00 4 5 2,75 3 8 1,00 9 4 8,00 45 20 40,00 212,3 10489 360,4 1276 313,6 1230

2 0 BEKİR TALHA TÜRK 12G 20 5 18,75 5 2 4,50 4 8 2,00 8 2 7,50 7 4 6,00 44 21 38,75 201,7 11802 346,2 1875 288,8 3138

3 1232 İBRAHİM TUNÇ 12G 17 1 16,75 4 4 3,00 5 4 4,00 3 1 2,75 7 4 6,00 36 14 32,50 187,5 13757 312,3 3416 264,4 6604

4 1110 ASLI İPÇİ 12G 18 4 17,00 5 1 4,75 4 4 3,00 5 4 4,00 1 2 0,50 33 15 29,25 184,0 14239 298,5 4421 266,3 6314

5 1095 ALPER BATU YİKAR 12G 10 3 9,25 0 2 -0,50 5 7 3,25 3 2 2,50 4 3 3,25 22 17 17,75 178,6 14816 260,9 7354 224,6 15947

6 1244 KEREM KAĞITÇI 12G 9 5 7,75 2 1 1,75 5 3 4,25 1 2 0,50 4 5 2,75 21 16 17,00 178,2 14822 257,6 7525 226,3 15689

7 515 EBRAR DALKIRAN 12G 7 1 6,75 2 0 2,00 9 1 8,75 242,4 6132 232,6 10290 284,3 3647

8 1168 EBRAR KUŞOĞLU 12G 7 7 5,25 1 2 0,50 2 0 2,00 1 4 0,00 11 13 7,75 234,7 7345 223,0 12145 223,9 16112

9 454 BÜŞRA YİĞİT 12G 3 3 2,25 3 3 2,25 302,9 1599 206,8 16519 293,8 2384

10 999 İSMET BOZKURT 12G 3 7 1,25 3 3 2,25 2 8 0,00 0 2 -0,50 1 8 -1,00 9 28 2,00 250,9 5209 196,7 20191 228,7 15275

11 456 YAVUZ BURAK İLHAN 12G 3 4 2,00 3 4 2,00 303,5 1516 188,4 25151 243,1 12162

12 449 BURAK BALABAN 12G 4 5 2,75 1 2 0,50 5 7 3,25 195,4 12521 183,1 25635 226,7 15607

13 0 KAYRA TAN CALĞIN 12G 3 10 0,50 0 2 -0,50 3 12 0,00 242,8 6089 179,4 25709 237,0 13366

14 443 FERİHA GÜNDOĞDU 12G 4 2 3,50 2 0 2,00 6 2 5,50 211,1 10664 179,3 25711 218,2 17127

15 651 ESİLYA SEN 12G 0 1 -0,25 0 1 -0,25 171,8 15246 162,0 25963 192,6 23859

16 467 ARDA FELEK 12G 0 2 -0,50 0 2 -0,50 184,8 14068 160,0 25982 167,9 26023

17 442 EMİNE GÜNDOĞDU 12G 2 2 1,50 2 2 1,50 179,0 14771 159,3 25993 180,3 25749

18 57 SİMGE AYKUNU 12G 1 6 -0,50 1 4 0,00 1 7 -0,75 3 17 -1,25 139,3 26080 134,0 26134 146,2 26108
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PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500
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SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12H SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 2,54 3,14 1,75 2,04 2,12 1,51 3,23 2,75 2,54 20,38 12,86 17,15 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 2,54 3,16 1,75 2,04 2,13 1,51 3,23 2,77 2,54 20,38 12,94 17,16 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12H

KATILIMLAR

1 1008 GÖKBERK ŞENER 12H 26 2 25,50 5 1 4,75 5 4 4,00 8 5 6,75 8 4 7,00 52 16 48,00 196,7 12467 366,6 1050 303,1 1929

2 1163 MERVE ATSIZ 12H 17 1 16,75 5 0 5,00 3 7 1,25 5 2 4,50 10 2 9,50 40 12 37,00 178,0 14826 317,2 3202 260,1 7598

3 1142 BERRA ALPARSLAN 12H 19 8 17,00 1 4 0,00 3 5 1,75 5 5 3,75 9 3 8,25 37 25 30,75 178,7 14813 299,7 4378 247,7 10645

4 1000 AHMET KARAASLAN 12H 17 3 16,25 3 2 2,50 7 5 5,75 2 5 0,75 4 5 2,75 33 20 28,00 182,1 14496 292,2 4870 256,0 8546

5 0 ELİF NİRA GÜÇ 12H 13 8 11,00 2 2 1,50 5 5 3,75 3 2 2,50 3 5 1,75 26 22 20,50 181,8 14539 271,4 6539 238,3 13196

6 1330 YAĞIZ ÖZYURT 12H 12 6 10,50 1 1 0,75 2 9 -0,25 0 4 -1,00 6 7 4,25 21 27 14,25 194,2 12751 268,5 6757 247,7 10644

7 1174 BENGİSU BUÇUKÇU 12H 7 7 5,25 3 3 2,25 4 2 3,50 4 5 2,75 18 17 13,75 172,0 15245 242,1 9275 214,3 18322

8 1076 DİLASA KARATAŞ 12H 2 0 2,00 1 4 0,00 4 4 3,00 7 8 5,00 223,5 8794 202,7 17663 213,3 18450

9 462 EREN TİRAKİ 12H 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 2 0,50 239,0 6552 176,0 25824 203,6 21369

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0
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40
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80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500
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SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12I SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 2,54 3,14 1,75 2,04 2,12 1,51 3,23 2,75 2,54 20,38 12,86 17,15 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 2,54 3,16 1,75 2,04 2,13 1,51 3,23 2,77 2,54 20,38 12,94 17,16 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12I

KATILIMLAR

1 1162 DİLAY ELİTAŞ 12I 19 1 18,75 1 1 0,75 20 2 19,50 259,9 4125 272,0 6497 338,7 579

2 0 İBRAHİM ARDA ÖZTÜRK 12I 13 4 12,00 0 3 -0,75 13 7 11,25 350,5 141 252,2 8144 332,6 804

3 1087 SAMİ BERK DEMİR 12I 3 2 2,50 3 2 2,50 230,7 7820 210,7 15371 261,2 7430

4 1047 HAZAL UZGÖR 12I 3 3 2,25 3 3 2,25 238,7 6555 206,3 16762 268,7 5814

5 948 HÜSNA NİLDA DAYI 12I 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 183,0 14327 148,7 26070 173,9 25989

6 1407 İREM ÖZTÜRK 12I 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 4 -1,00 163,6 15775 145,0 26092 156,7 26069

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12K SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 2,54 3,14 1,75 2,04 2,12 1,51 3,23 2,75 2,54 20,38 12,86 17,15 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 2,54 3,16 1,75 2,04 2,13 1,51 3,23 2,77 2,54 20,38 12,94 17,16 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12K

KATILIMLAR

1 1002 AKIN EKİCİ 12K 20 6 18,50 7 1 6,75 27 7 25,25 300,6 1608 301,8 4210 396,8 58

2 1347 ZÜHRE YİĞİT 12K 17 7 15,25 1 0 1,00 18 7 16,25 266,6 3666 274,3 6326 336,6 665

3 1058 GÖKTUĞ EFE KARAEL 12K 8 2 7,50 8 2 7,50 336,9 309 252,1 8145 327,8 873

4 1307 NAZ KILIÇ 12K 12 3 11,25 12 3 11,25 236,5 6849 223,1 12063 291,6 2805

5 1121 AYŞEGÜL DENİZLİ 12K 3 1 2,75 3 1 2,75 254,8 4592 218,4 13247 286,8 3273

6 5190 MİRAY TOPKAYA 12K 0 1 -0,25 0 1 -0,25 210,7 10714 170,0 25904 188,7 24693

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12L SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 2,54 3,14 1,75 2,04 2,12 1,51 3,23 2,75 2,54 20,38 12,86 17,15 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 2,54 3,16 1,75 2,04 2,13 1,51 3,23 2,77 2,54 20,38 12,94 17,16 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12L

KATILIMLAR

1 1113 ŞEYMA SOYLU 12L 21 2 20,50 2 0 2,00 23 2 22,50 244,6 5840 281,1 5863 331,2 852

2 1091 SU ŞEVVAL GÖNENÇ 12L 10 1 9,75 1 0 1,00 11 1 10,75 239,7 6466 241,1 9479 293,5 2426

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12M SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 2,54 3,14 1,75 2,04 2,12 1,51 3,23 2,75 2,54 20,38 12,86 17,15 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 2,54 3,16 1,75 2,04 2,13 1,51 3,23 2,77 2,54 20,38 12,94 17,16 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12M

KATILIMLAR

1 1101 AYKUT ARSLAN 12M 2 0 2,00 0 3 -0,75 2 3 1,25 303,3 1557 210,1 15578 265,3 6521

2 0 HİLAL DEMİR 12M 2 1 1,75 1 0 1,00 3 1 2,75 139,6 26079 141,8 26111 134,6 26133

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12N SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 2,54 3,14 1,75 2,04 2,12 1,51 3,23 2,75 2,54 20,38 12,86 17,15 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 2,54 3,16 1,75 2,04 2,13 1,51 3,23 2,77 2,54 20,38 12,94 17,16 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12N

KATILIMLAR

1 9352 HALİL EFE GÜREL 12N 4 3 3,25 1 5 -0,25 4 3 3,25 9 11 6,25 158,7 25932 208,4 16068 188,8 24652

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12V SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 2,54 3,14 1,75 2,04 2,12 1,51 3,23 2,75 2,54 20,38 12,86 17,15 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 2,54 3,16 1,75 2,04 2,13 1,51 3,23 2,77 2,54 20,38 12,94 17,16 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12V

KATILIMLAR

1 156 MİRAÇ BERAY GENİŞ 12V 12 16 8,00 0 5 -1,25 12 21 6,75 224,0 8751 221,1 12436 266,0 6436

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



2  SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 2,54 3,14 1,75 2,04 2,12 1,51 3,23 2,75 2,54 20,38 12,86 17,15 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 2,54 3,16 1,75 2,04 2,13 1,51 3,23 2,77 2,54 20,38 12,94 17,16 214,4 249,0 250,0

SINIF: 2 

KATILIMLAR

1 0 ULTAN KOCAELİ      1 2 2 5 0,75 0 1 -0,25 2 6 0,50 157,3 25943 192,8 22196 181,0 25703

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



   SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 22,88 10,10 20,34 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 22,89 10,12 20,37 214,4 249,0 250,0

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 CEYLİN NAZ ÖÇAL   6 0 6,00 17 1 16,75 6 4 5,00 6 0 6,00 23 4 22,00 2 2 1,50 60 11 57,25 307,5 1304 304,7 4039 399,0 57

2 0 SONER SÜLEYMAN SEVER  5 1 4,75 16 2 15,50 7 3 6,25 5 1 4,75 21 3 20,25 5 1 4,75 59 11 56,25 283,0 2738 290,9 4959 377,9 231

3 0 CEYDA İNCEHASAN   5 1 4,75 14 3 13,25 7 3 6,25 6 0 6,00 18 4 17,00 4 1 3,75 54 12 51,00 284,7 2691 283,9 5379 367,8 238

4 0 SILA CEMRE TURHAN   4 2 3,50 17 1 16,75 6 4 5,00 5 0 5,00 20 3 19,25 1 2 0,50 53 12 50,00 328,0 515 280,7 5985 364,5 242

5 0 MELİH GÜL   30 0 30,00 10 0 10,00 40 0 40,00 222,6 9002 442,9 28 357,0 335

6 0 ZEHRA HAYAT ÇEVİK   5 1 4,75 15 3 14,25 7 2 6,50 6 0 6,00 13 5 11,75 2 1 1,75 48 12 45,00 370,6 14 260,5 7398 348,7 513

7 0 MEHMET EREN KAHRAMAN  25 3 24,25 10 0 10,00 35 3 34,25 225,5 8614 433,7 38 344,0 566

8 0 SEVGİ FEREOĞLU   29 1 28,75 9 1 8,75 38 2 37,50 215,3 9970 422,5 53 342,5 569

9 0 ELİF SUBAŞ   3 3 2,25 15 3 14,25 8 2 7,50 4 2 3,50 16 5 14,75 2 3 1,25 48 18 43,50 290,6 2353 266,6 6922 342,4 570

10 0 BERKSU HASTÜRK   23 1 22,75 10 0 10,00 33 1 32,75 221,9 9088 442,5 30 336,1 667

11 0 ASYA SENYÜCEL   28 2 27,50 8 2 7,50 36 4 35,00 208,7 10949 371,4 954 328,7 865

12 0 RÜYA TUNAY   26 4 25,00 10 0 10,00 36 4 35,00 205,5 11348 386,6 514 325,4 966

13 0 ASLI SENA AKÇAKOÇ   5 1 4,75 14 2 13,50 8 1 7,75 6 0 6,00 10 6 8,50 2 0 2,00 45 10 42,50 278,5 2991 227,6 11195 318,0 1123

14 0 ZEYNEP UZAR   24 1 23,75 7 0 7,00 31 1 30,75 207,4 11043 376,6 897 315,6 1180

15 0 MERT CAN TOMAR   22 3 21,25 6 1 5,75 28 4 27,00 215,6 9925 347,5 1829 313,6 1232

16 0 FURKAN EMİR YILDIZ   23 3 22,25 8 1 7,75 31 4 30,00 206,8 11134 345,0 1879 312,8 1357

17 47 EDA KÖKSAL   6 0 6,00 15 3 14,25 7 3 6,25 4 2 3,50 9 1 8,75 41 9 38,75 346,4 183 228,3 11071 312,4 1401

18 0 FURKAN SAMET TOKGÖZ   5 1 4,75 5 2 4,50 7 2 6,50 4 2 3,50 16 3 15,25 4 3 3,25 41 13 37,75 236,0 7052 261,3 7269 311,2 1568

19 0 ESRA NUR ÖZER   6 0 6,00 12 6 10,50 8 2 7,50 3 3 2,25 13 5 11,75 42 16 38,00 253,6 4677 238,2 9772 310,7 1613

20 0 AYSENA TAŞ   22 4 21,00 6 2 5,50 28 6 26,50 213,0 10433 364,5 1138 309,5 1622

21 0 BUSE ALKIN   4 2 3,50 9 6 7,50 4 4 3,00 2 4 1,00 16 2 15,50 5 0 5,00 40 18 35,50 228,8 8108 273,1 6413 309,2 1623

22 2061 ELİF CANITEZ   3 2 2,50 15 2 14,50 7 2 6,50 5 1 4,75 11 1 10,75 1 0 1,00 42 8 40,00 249,6 5294 227,8 11153 306,4 1677

23 0 EGEMEN KESKİN   4 2 3,50 1 0 1,00 7 1 6,75 6 0 6,00 14 10 11,50 2 5 0,75 34 18 29,50 246,6 5590 261,3 7268 304,6 1763

24 0 BERENSU ŞİMŞEK   23 4 22,00 6 3 5,25 29 7 27,25 201,2 11850 366,2 1051 299,4 2115

25 0 RÜMEYSA ÖZKAN   23 3 22,25 8 2 7,50 31 5 29,75 194,0 12755 344,3 1882 298,8 2121

26 0 MELEK BUDAK   21 5 19,75 7 2 6,50 28 7 26,25 201,0 11892 361,6 1229 296,4 2249

27 0 EKİN SU GÖKKURT   4 5 2,75 4 2 3,50 18 4 17,00 3 5 1,75 29 16 25,00 219,8 9512 306,5 3915 295,0 2297

28 0 DENİZ NUR TURA   23 3 22,25 8 2 7,50 31 5 29,75 188,4 13626 341,2 1972 293,1 2471



   SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 22,88 10,10 20,34 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 22,89 10,12 20,37 214,4 249,0 250,0

SINIF:   

KATILIMLAR

29 0 CEREN YILMAZ   0 1 -0,25 4 2 3,50 17 2 16,50 6 0 6,00 27 5 25,75 212,9 10437 314,1 3370 285,9 3397

30 0 ELİF AYKUT   6 0 6,00 10 7 8,25 5 5 3,75 5 1 4,75 9 9 6,75 2 3 1,25 37 25 30,75 236,8 6805 221,7 12354 282,8 3776

31 0 SUDENAZ YAZGÜN   5 1 4,75 10 2 9,50 4 4 3,00 4 1 3,75 10 1 9,75 0 1 -0,25 33 10 30,50 231,2 7776 225,7 11528 281,2 3862

32 0 TUANA ÇEKİN   21 6 19,50 5 3 4,25 26 9 23,75 191,1 13194 345,8 1878 279,3 4076

33 0 KEREM ELMAS   19 4 18,00 5 2 4,50 24 6 22,50 191,0 13235 295,3 4626 275,7 4576

34 0 BİRCE SU ÇOBAN   4 1 3,75 1 0 1,00 4 3 3,25 3 3 2,25 13 3 12,25 1 0 1,00 26 10 23,50 267,4 3622 278,4 6113 272,6 5035

35 0 BERFİN BOZTOPRAK   5 1 4,75 15 2 14,50 6 2 5,50 5 0 5,00 0 2 -0,50 31 7 29,25 300,4 1609 184,8 25461 268,6 5815

36 0 HASAN BERK TÜRKMEN   4 2 3,50 9 3 8,25 6 2 5,50 6 0 6,00 5 6 3,50 0 1 -0,25 30 14 26,50 293,3 2265 207,0 16436 266,9 6189

37 0 SALİHA ZEREN KAVAK   20 1 19,75 4 4 3,00 24 5 22,75 178,0 14825 301,0 4252 262,9 7056

38 0 SEHERNUR İŞLEK   5 1 4,75 8 8 6,00 5 4 4,00 5 1 4,75 5 4 4,00 0 1 -0,25 28 19 23,25 318,0 847 210,9 15367 261,9 7306

39 0 EKİN SİNECİK   6 0 6,00 3 0 3,00 2 2 1,50 5 0 5,00 7 6 5,50 1 1 0,75 24 9 21,75 247,3 5546 239,3 9687 259,1 8042

40 0 BARAN EFE YENİ   21 3 20,25 2 1 1,75 23 4 22,00 175,4 14965 305,2 3996 258,2 8173

41 0 BAHTİYAR İLHAN   4 2 3,50 9 3 8,25 5 5 3,75 5 1 4,75 4 6 2,50 27 17 22,75 282,5 2741 204,0 17497 257,5 8298

42 0 TİBET İLGÜN   17 2 16,50 2 2 1,50 19 4 18,00 183,5 14283 295,2 4627 255,4 8829

43 0 SİMAY BOSTANCI   3 3 2,25 11 3 10,25 4 3 3,25 5 0 5,00 3 0 3,00 26 9 23,75 222,4 9005 199,0 18973 254,0 9118

44 470 IRMAK GİR   5 1 4,75 12 4 11,00 6 3 5,25 6 0 6,00 2 2 1,50 31 10 28,50 303,8 1514 176,9 25811 252,1 9649

45 0 RÜMEYSA CANBAZ   5 1 4,75 6 4 5,00 5 2 4,50 3 3 2,25 4 3 3,25 23 13 19,75 282,0 2742 209,8 15661 251,7 9730

46 0 EYLÜL ARSLAN   12 2 11,50 2 1 1,75 14 3 13,25 192,0 13022 269,4 6634 251,0 9895

47 0 SÜMEYRA SEVER   5 1 4,75 10 5 8,75 4 3 3,25 5 1 4,75 2 5 0,75 26 15 22,25 225,3 8656 193,3 21910 250,7 9937

48 0 TUANA CUMUR   5 1 4,75 9 6 7,50 5 5 3,75 5 1 4,75 4 10 1,50 0 3 -0,75 28 26 21,50 301,6 1604 198,8 19014 250,6 10018

49 0 İNCİ ECRİN AFRASYAP   17 2 16,50 1 0 1,00 18 2 17,50 179,9 14718 272,2 6456 250,2 10064

50 0 YUSUF ÜLKER   2 4 1,00 9 8 7,00 5 2 4,50 4 2 3,50 10 7 8,25 1 2 0,50 31 25 24,75 201,6 11846 207,0 16437 246,1 11060

51 0 DENİZ ÖZBAY   5 1 4,75 8 6 6,50 3 3 2,25 16 10 13,50 199,0 12158 253,2 8058 245,7 11181

52 0 BERKAY ÖZTÜRK   4 2 3,50 13 5 11,75 6 4 5,00 5 1 4,75 28 12 25,00 307,0 1346 176,7 25818 245,6 11182

53 0 SILA AKSOY   6 3 5,25 5 1 4,75 11 4 10,00 195,4 12522 304,6 4040 245,4 11224

54 0 SUDE FİDAN   5 1 4,75 7 5 5,75 6 3 5,25 4 2 3,50 1 0 1,00 23 11 20,25 297,3 1778 194,4 21179 245,1 11347

55 0 ELÇİN ASLAN   6 0 6,00 1 5 -0,25 3 5 1,75 4 1 3,75 8 6 6,50 1 2 0,50 23 19 18,25 201,8 11800 223,3 12061 243,8 11996

56 0 YAĞIZ NAZLIGÜL   17 8 15,00 4 4 3,00 21 12 18,00 171,7 15248 272,9 6414 243,2 11999



   SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 22,88 10,10 20,34 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 22,89 10,12 20,37 214,4 249,0 250,0

SINIF:   

KATILIMLAR

57 0 MERT KEREM YILDIRIM   5 1 4,75 11 5 9,75 3 5 1,75 6 0 6,00 3 2 2,50 28 13 24,75 224,9 8659 181,4 25691 241,1 12497

58 0 SURA KARABAŞ   4 2 3,50 7 5 5,75 2 1 1,75 4 1 3,75 5 2 4,50 22 11 19,25 268,7 3499 207,6 16273 240,5 12580

59 0 AHMET AYTÜRK   5 1 4,75 9 9 6,75 6 4 5,00 5 1 4,75 4 7 2,25 2 1 1,75 31 23 25,25 282,7 2739 194,3 21181 238,6 12952

60 0 ELİF CEREN AYDIN   13 8 11,00 3 3 2,25 16 11 13,25 179,5 14724 267,3 6840 238,1 13198

61 0 KUTAY AŞAN   13 3 12,25 7 0 7,00 20 3 19,25 160,3 16071 250,7 8270 234,8 13946

62 0 BUĞRA CEYLAN   13 12 10,00 3 4 2,00 16 16 12,00 176,7 14917 265,7 6926 231,6 14442

63 0 EFE YAVAŞER   11 2 10,50 11 2 10,50 180,0 14714 248,8 8480 231,0 14726

64 0 NURBAHAR ŞARAR   10 1 9,75 3 0 3,00 13 1 12,75 173,0 15155 270,4 6586 230,0 14973

65 0 SUDENUR BERBER   5 1 4,75 6 3 5,25 5 2 4,50 3 3 2,25 3 7 1,25 22 16 18,00 252,9 4842 196,9 20069 228,5 15478

66 0 ESRANUR DERS   8 7 6,25 4 2 3,50 12 9 9,75 178,1 14823 252,8 8059 226,9 15606

67 0 NİSANUR PELVAN   4 1 3,75 9 4 8,00 5 3 4,25 3 1 2,75 3 2 2,50 24 11 21,25 223,2 8877 172,3 25877 221,8 16409

68 0 YUSUF TAŞÇI   11 1 10,75 1 4 0,00 12 5 10,75 169,4 15390 240,3 9604 220,6 16743

69 0 DİLARA ÖZDEN   4 0 4,00 3 1 2,75 4 2 3,50 4 1 3,75 4 3 3,25 19 7 17,25 235,1 7301 186,6 25327 217,1 17577

70 0 FATMA İŞCAN   3 1 2,75 3 6 1,50 4 2 3,50 2 2 1,50 3 3 2,25 0 1 -0,25 15 15 11,25 193,3 12883 197,1 19787 216,3 17784

71 0 SUDE NAZ YILDIZ   5 1 4,75 6 8 4,00 5 4 4,00 4 1 3,75 3 2 2,50 23 16 19,00 210,7 10712 171,9 25882 214,2 18324

72 0 ZEYNEP PEHLİVANOĞLU   3 3 2,25 5 5 3,75 5 3 4,25 4 2 3,50 17 13 13,75 258,7 4174 178,3 25721 211,9 18943

73 0 ARDA ŞENTÜRK   3 3 2,25 1 0 1,00 4 3 3,25 5 1 4,75 4 3 3,25 17 10 14,50 221,5 9175 187,2 25283 211,8 18945

74 0 MUSA OLGAY ŞAKACI   5 8 3,00 2 1 1,75 7 9 4,75 174,8 14972 220,4 12638 209,5 19878

75 0 DEVRİM KOÇER   3 3 2,25 4 8 2,00 6 2 5,50 4 2 3,50 2 9 -0,25 1 2 0,50 20 26 13,50 184,9 14065 175,2 25836 207,5 20377

76 0 EGE AÇİL   12 9 9,75 5 0 5,00 17 9 14,75 144,1 26050 234,9 10070 205,6 20833

77 0 FATMA SAVCI   3 0 3,00 2 0 2,00 7 7 5,25 12 7 10,25 166,1 15658 210,4 15534 205,1 20958

78 0 İREM KIZIL   7 7 5,25 1 2 0,50 8 9 5,75 164,7 15714 217,2 13655 201,8 21949

79 0 ARDA EGE KİREZ   0 2 -0,50 3 3 2,25 6 4 5,00 3 0 3,00 2 1 1,75 14 10 11,50 194,7 12665 175,6 25833 196,8 23028

80 0 ALİ A *A ALGAN   3 3 2,25 3 2 2,50 2 0 2,00 4 3 3,25 12 8 10,00 162,5 16020 177,7 25766 192,7 23858

81 0 MUHAMMED EMİR ÖZGÜL  2 0 2,00 3 1 2,75 2 0 2,00 2 1 1,75 1 1 0,75 10 3 9,25 191,2 13193 187,3 25280 190,7 24236

82 0 ALPEREN BULGUR   8 11 5,25 2 6 0,50 10 17 5,75 150,7 26020 200,3 18481 187,4 25019

83 2158 BİLAL BARAN TOPRAK   3 3 2,25 2 2 1,50 3 5 1,75 3 1 2,75 2 2 1,50 13 13 9,75 204,2 11441 172,4 25876 186,4 25108

84 0 FATMANUR AKKAYA   6 4 5,00 0 1 -0,25 6 5 4,75 152,2 26013 222,2 12269 186,2 25110



   SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 22,88 10,10 20,34 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 22,89 10,12 20,37 214,4 249,0 250,0

SINIF:   

KATILIMLAR

85 0 YUSUF ESAD ERGANLI   3 3 2,25 2 9 -0,25 4 4 3,00 5 1 4,75 14 17 9,75 188,2 13630 159,5 25989 180,6 25748

86 0 BARKIN DOĞAN   6 7 4,25 0 2 -0,50 6 9 3,75 143,9 26051 193,2 21912 176,4 25936

87 0 ELİF DOBRUCA   1 5 -0,25 1 1 0,75 3 0 3,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 6 10 3,50 168,0 15600 168,0 25919 169,2 26014

88 0 HASAN KÜÇÜKÇATALBAŞ   4 3 3,25 0 1 -0,25 4 4 3,00 140,0 26075 178,3 25722 168,7 26017

89 0 SULTAN OKUYAN   6 4 5,00 0 2 -0,50 6 6 4,50 134,8 26095 173,1 25869 167,5 26025

90 0 İLYAS SALGIN   2 3 1,25 0 2 -0,50 2 5 0,75 142,0 26066 179,9 25704 164,5 26042

91 0 AYŞEN ŞEN   0 6 -1,50 4 8 2,00 6 2 5,50 2 3 1,25 12 19 7,25 192,6 12974 145,2 26090 159,3 26059
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 M SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 22,88 10,10 20,34 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 22,89 10,12 20,37 214,4 249,0 250,0

SINIF:  M

KATILIMLAR

1 0 AYŞE DİLAY AKIN  M 5 0 5,00 3 0 3,00 7 1 6,75 4 1 3,75 22 2 21,50 10 0 10,00 51 4 50,00 332,9 431 412,4 107 383,0 226

2 0 ZEYNEP BERNA YAŞAR  M 6 0 6,00 12 3 11,25 5 2 4,50 3 2 2,50 23 3 22,25 1 4 0,00 50 14 46,50 264,8 3752 286,4 5133 351,4 468

3 0 EFEKAN SELEN  M 4 2 3,50 15 2 14,50 10 0 10,00 5 1 4,75 21 1 20,75 2 0 2,00 57 6 55,50 252,4 4845 247,1 8765 340,0 574

4 0 MELDA KÖSE  M 2 1 1,75 2 0 2,00 4 2 3,50 5 1 4,75 21 7 19,25 6 4 5,00 40 15 36,25 247,7 5464 353,9 1569 339,1 578

5 33 ASUDE DURU ERUSTA  M 6 0 6,00 5 12 2,00 3 7 1,25 3 3 2,25 23 7 21,25 6 4 5,00 46 33 37,75 317,2 848 324,1 2866 337,2 661

6 0 NAİME ESMANUR ŞEN  M 5 1 4,75 15 2 14,50 7 2 6,50 3 2 2,50 13 1 12,75 1 0 1,00 44 8 42,00 269,1 3497 253,9 7974 332,3 807

7 0 IRMAK KARATAŞ  M 6 0 6,00 17 1 16,75 9 1 8,75 6 0 6,00 7 10 4,50 45 12 42,00 365,4 15 197,7 19662 318,9 1077

8 0 ERTUĞRUL KAFALAR  M 6 0 6,00 10 6 8,50 8 1 7,75 6 0 6,00 9 2 8,50 0 2 -0,50 39 11 36,25 313,5 1054 233,3 10122 311,8 1486

9 0 NİSANUR ÖZGÜL  M 5 1 4,75 10 4 9,00 8 2 7,50 6 0 6,00 10 2 9,50 0 1 -0,25 39 10 36,50 258,0 4300 232,8 10207 308,2 1668

10 0 ASYA ERGÜLEÇ  M 23 2 22,50 7 2 6,50 30 4 29,00 203,8 11488 369,2 962 307,0 1675

11 0 SUEDA KAYAPINAR  M 25 4 24,00 9 0 9,00 34 4 33,00 192,6 12975 357,6 1401 306,4 1678

12 0 MEHMET SALİH AKBAŞ  M 4 2 3,50 15 3 14,25 6 4 5,00 3 3 2,25 12 7 10,25 40 19 35,25 247,2 5547 231,5 10453 299,9 2111

13 0 MELEK YAMAN  M 4 2 3,50 3 3 2,25 14 8 12,00 6 2 5,50 27 15 23,25 214,5 10179 303,3 4126 286,1 3396

14 0 ESME YAMALI  M 4 2 3,50 1 1 0,75 4 3 3,25 4 0 4,00 11 4 10,00 3 1 2,75 27 11 24,25 226,3 8405 286,2 5135 285,0 3563

15 0 SENA NUR COŞKUN  M 5 1 4,75 13 3 12,25 7 3 6,25 5 1 4,75 3 3 2,25 0 1 -0,25 33 12 30,00 326,0 599 206,0 16843 284,4 3645

16 0 MİNEL YAZGÜN  M 6 0 6,00 15 3 14,25 8 2 7,50 4 2 3,50 33 7 31,25 319,8 806 194,7 21096 283,4 3773

17 0 MAHİDE AKBAŞ  M 3 3 2,25 14 3 13,25 5 1 4,75 6 0 6,00 8 1 7,75 0 2 -0,50 36 10 33,50 236,6 6848 208,3 16109 280,5 3866

18 0 EYLÜL ADA POLATDEMİR  M 6 0 6,00 13 2 12,50 7 0 7,00 5 0 5,00 31 2 30,50 253,3 4678 191,4 22563 277,6 4245

19 0 SEMANUR YAVUZ  M 19 2 18,50 6 1 5,75 25 3 24,25 186,6 13926 332,3 2320 276,0 4493

20 0 YAĞIZALP BAĞÇIVAN  M 5 1 4,75 10 8 8,00 5 5 3,75 5 1 4,75 9 9 6,75 0 1 -0,25 34 25 27,75 299,1 1775 213,8 14593 270,3 5605

21 0 BAKİ ÇETİNÇAKMAK  M 5 1 4,75 11 5 9,75 7 2 6,50 5 0 5,00 5 1 4,75 33 9 30,75 232,6 7681 197,4 19665 269,4 5770

22 0 İBRAHİM EFE ÇAKIR  M 6 0 6,00 11 7 9,25 6 4 5,00 5 1 4,75 8 5 6,75 2 1 1,75 38 18 33,50 221,2 9259 199,4 18687 268,1 5978

23 0 ERDOĞAN BİROL  M 19 2 18,50 5 2 4,50 24 4 23,00 181,8 14540 303,8 4123 267,5 6142

24 0 ARDA EROL  M 2 4 1,00 14 4 13,00 8 2 7,50 4 2 3,50 3 5 1,75 31 17 26,75 236,8 6806 196,3 20319 265,4 6478

25 0 AZRA SEVİMLİ  M 5 0 5,00 4 1 3,75 3 3 2,25 11 3 10,25 23 7 21,25 213,9 10267 267,8 6799 265,3 6520

26 0 SILA ÖZGÜNDÜZ  M 6 0 6,00 5 3 4,25 2 2 1,50 4 1 3,75 4 6 2,50 0 2 -0,50 21 14 17,50 285,0 2689 246,1 8894 263,3 7012

27 0 NESLİHAN ZORLU  M 5 1 4,75 12 6 10,50 5 4 4,00 5 0 5,00 3 4 2,00 30 15 26,25 233,9 7508 197,0 20068 263,1 7053

28 0 MELİH FURKAN BİLGİN  M 24 2 23,50 6 2 5,50 30 4 29,00 160,3 16071 335,7 2070 262,0 7225



 M SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 22,88 10,10 20,34 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 22,89 10,12 20,37 214,4 249,0 250,0

SINIF:  M

KATILIMLAR

29 0 MİNEL ÖZLÜ  M 15 5 13,75 3 0 3,00 18 5 16,75 192,6 12973 290,5 4960 261,4 7389

30 0 BEYZA DOĞAN  M 5 1 4,75 11 3 10,25 3 3 2,25 5 0 5,00 6 1 5,75 30 8 28,00 245,9 5752 199,0 18972 258,7 8129

31 0 BAŞAR BAŞTÜRK  M 14 1 13,75 4 0 4,00 18 1 17,75 186,1 13971 309,2 3711 257,3 8299

32 0 MEHMET ORKUN CENGİZ  M 11 4 10,00 2 3 1,25 13 7 11,25 194,0 12753 280,8 5944 247,5 10646

33 0 VAĞMUR PAKIR  M 15 1 14,75 15 1 14,75 184,5 14193 266,5 6923 247,3 10891

34 0 SUDE SOPUT  M 16 4 15,00 1 2 0,50 17 6 15,50 181,6 14582 270,2 6628 246,5 11056

35 0 EGEMEN KARADAĞ  M 5 2 4,50 5 0 5,00 7 3 6,25 3 2 2,50 20 7 18,25 205,7 11306 232,3 10371 243,1 12161

36 0 NİSA TİRAKİOĞLU  M 8 7 6,25 7 1 6,75 15 8 13,00 185,0 14064 257,4 7526 243,0 12164

37 0 CAN ŞAHİNKAYASI  M 11 8 9,00 4 1 3,75 15 9 12,75 183,7 14281 283,1 5540 241,0 12538

38 476 ÖZGE BOZTEPE AÇAR  M 4 2 3,50 9 8 7,00 4 4 3,00 6 0 6,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 23 16 19,00 302,3 1602 200,0 18523 240,0 12701

39 0 VESİM ELAGÖZ  M 4 2 3,50 6 12 3,00 4 6 2,50 4 2 3,50 3 0 3,00 21 22 15,50 240,7 6302 225,3 11609 234,2 14150

40 0 BURAK AZGÜLER  M 5 1 4,75 15 3 14,25 5 5 3,75 3 3 2,25 0 1 -0,25 28 13 24,75 277,9 3038 160,1 25979 229,4 15142

41 0 HASAN ÇORAKLIK  M 5 0 5,00 6 4 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 1 1 0,75 19 8 17,00 204,0 11484 187,7 25279 228,7 15274

42 0 GAMZE NUR MENGÜTAY  M 5 1 4,75 10 8 8,00 6 3 5,25 5 1 4,75 14 7 12,25 3 2 2,50 43 22 37,50 166,2 15657 166,3 25938 228,6 15437

43 0 BEYZA DURSUNKAYA  M 11 11 8,25 2 4 1,00 13 15 9,25 179,7 14721 243,3 9189 227,1 15604

44 0 İPEK GÜNGÖR  M 10 10 7,50 1 2 0,50 11 12 8,00 177,8 14828 250,9 8228 221,7 16410

45 0 MERYEM SENA BULUT  M 1 1 0,75 4 2 3,50 5 3 4,25 189,4 13535 228,7 10988 221,1 16617

46 0 YUNUS EMRE BALABAN  M 5 1 4,75 3 1 2,75 7 1 6,75 4 1 3,75 19 4 18,00 271,3 3411 173,6 25854 220,9 16700

47 704 ELİF SU ÖFLAZ  M 9 4 8,00 2 0 2,00 11 4 10,00 170,5 15341 265,0 6968 219,7 16874

48 0 NURAV BEŞLİ  M 8 2 7,50 3 1 2,75 11 3 10,25 169,6 15389 234,1 10077 219,5 16957

49 0 FATİHHAN DURUÇAY  M 6 13 2,75 3 5 1,75 9 18 4,50 178,7 14814 242,8 9191 212,9 18612

50 0 MİRAY TEZCAN  M 5 1 4,75 5 3 4,25 2 2 1,50 3 0 3,00 2 1 1,75 17 7 15,25 216,9 9828 179,4 25710 211,9 18901

51 0 FAHRETTİN ARGON  M 4 2 3,50 4 9 1,75 5 5 3,75 5 1 4,75 18 17 13,75 227,8 8238 172,8 25872 206,3 20625

52 0 BEDİRHAN TAŞTAN  M 7 5 5,75 4 4 3,00 11 9 8,75 160,3 16071 214,6 14228 205,7 20712

53 0 NİSA DAMLA ERSÖZ  M 5 1 4,75 5 1 4,75 3 0 3,00 2 2 1,50 1 1 0,75 16 5 14,75 219,7 9514 168,0 25920 202,5 21819

54 521 SERAY İLDOKUZ  M 12 5 10,75 0 1 -0,25 12 6 10,50 150,9 26018 222,4 12188 200,8 22156

55 0 SUDENAS TINMAZ  M 9 7 7,25 9 7 7,25 156,8 25985 238,3 9771 197,9 22779

56 0 MERVE ALTUN  M 5 1 4,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 2 5 0,75 0 3 -0,75 11 11 8,25 233,4 7592 184,8 25460 197,4 22823



 M SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 22,88 10,10 20,34 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 22,89 10,12 20,37 214,4 249,0 250,0

SINIF:  M

KATILIMLAR

57 0 AÇELYA TUR  M 4 2 3,50 0 1 -0,25 4 3 3,25 160,3 16071 214,6 14269 190,4 24279

58 0 ONURCAN SAKIZCIOĞLU  M 3 3 2,25 3 3 2,25 160,3 16071 219,0 13125 187,6 24858

59 0 BERNA KAYA  M 1 10 -1,50 0 1 -0,25 1 11 -1,75 160,3 16071 195,0 20811 176,5 25855

60 0 ÖMER BEDİR  M 4 4 3,00 4 4 3,00 145,0 26046 195,3 20727 173,8 25990

61 0 İBRAHİM ÇİPLİ  M 0 1 -0,25 4 4 3,00 3 3 2,25 2 4 1,00 0 3 -0,75 9 15 5,25 186,5 13968 164,8 25945 168,3 26018

62 0 MUHAMMED ALİ YATMAN  M 2 4 1,00 2 0 2,00 2 4 1,00 2 4 1,00 3 3 2,25 11 15 7,25 166,1 15659 159,3 25995 165,5 26036

63 0 BAŞAR BAŞARAN  M 1 5 -0,25 6 11 3,25 6 4 5,00 3 3 2,25 0 5 -1,25 16 28 9,00 166,9 15610 130,9 26145 159,2 26060

64 0 SEVİMNİSA SAVAŞ  M 7 1 6,75 7 1 6,75 110,6 26142 190,4 24692 148,7 26101

65 0 NEMETULLAH İNAN  M 5 13 1,75 1 4 0,00 6 17 1,75 114,4 26134 139,8 26117 138,7 26122

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



 MB SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 22,88 10,10 20,34 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 22,89 10,12 20,37 214,4 249,0 250,0

SINIF:  MB

KATILIMLAR

1 0 KÜBRA AKİPEK  MB 20 5 18,75 8 2 7,50 28 7 26,25 198,6 12244 349,9 1781 294,0 2343

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11C SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 22,88 10,10 20,34 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 22,89 10,12 20,37 214,4 249,0 250,0

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 205 RABİA AKYÜZ 11C 3 3 2,25 2 8 0,00 5 3 4,25 3 1 2,75 2 0 2,00 15 15 11,25 222,6 9003 185,4 25417 204,9 21080

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11F SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 22,88 10,10 20,34 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 22,89 10,12 20,37 214,4 249,0 250,0

SINIF: 11F

KATILIMLAR

1 5721 AYŞE EYLÜL AVCI 11F 5 1 4,75 7 6 5,50 4 3 3,25 3 2 2,50 1 0 1,00 20 12 17,00 255,6 4428 194,2 21182 234,6 14027

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12 SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 22,88 10,10 20,34 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 22,89 10,12 20,37 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 YAĞIZ CELHAN 12 6 0 6,00 17 1 16,75 10 0 10,00 6 0 6,00 29 1 28,75 10 0 10,00 78 2 77,50 345,4 225 473,1 7 480,6 1

2 770 HALİL EMRE YAVER 12 6 0 6,00 16 2 15,50 7 3 6,25 6 0 6,00 28 2 27,50 10 0 10,00 73 7 71,25 312,5 1096 349,4 1784 443,2 2

3 1265 MUSTAFA BAYKAL 12 6 0 6,00 16 2 15,50 10 0 10,00 5 1 4,75 23 5 21,75 10 0 10,00 70 8 68,00 372,4 11 329,3 2492 431,8 7

4 0 EFE GÜLBAHAR 12 5 0 5,00 1 0 1,00 3 1 2,75 4 0 4,00 30 0 30,00 10 0 10,00 53 1 52,75 258,7 4173 464,3 12 394,4 59

5 0 SILA AKÇA 12 5 1 4,75 16 2 15,50 7 3 6,25 6 0 6,00 18 6 16,50 4 3 3,25 56 15 52,25 373,9 9 280,0 6066 371,0 235

6 18 AYŞE KÜBRA ÇETİNTAŞ 12 4 2 3,50 17 1 16,75 8 2 7,50 6 0 6,00 16 7 14,25 3 1 2,75 54 13 50,75 376,9 7 271,8 6498 367,0 239

7 159 SÜMEYYE  ANA DURSUN 12 5 1 4,75 14 1 13,75 6 2 5,50 5 1 4,75 17 2 16,50 3 1 2,75 50 8 48,00 284,2 2692 284,0 5378 363,1 243

8 0 BARIŞ GÜLER 12 30 0 30,00 10 0 10,00 40 0 40,00 224,4 8664 484,9 1 358,8 290

9 0 ZEYNEP SUZAN 12 29 1 28,75 10 0 10,00 39 1 38,75 226,4 8404 476,8 6 357,5 332

10 342 GÖKAY MIZRAK 12 30 0 30,00 10 0 10,00 40 0 40,00 218,2 9734 454,8 19 352,4 463

11 0 ELİF KATIRCI 12 5 1 4,75 16 2 15,50 7 2 6,50 4 2 3,50 16 4 15,00 1 2 0,50 49 13 45,75 341,2 266 261,4 7267 345,8 561

12 0 YAĞIZ EGE AÇAR 12 4 1 3,75 1 1 0,75 3 0 3,00 27 2 26,50 9 1 8,75 44 5 42,75 258,8 4172 404,7 194 344,8 563

13 0 TAHA GÖZLEMECİOĞLU 12 28 2 27,50 9 1 8,75 37 3 36,25 215,7 9921 437,0 35 339,5 575

14 0 DOĞA KISA 12 26 2 25,50 8 1 7,75 34 3 33,25 217,3 9782 413,5 106 332,7 761

15 335 MİRAY AKKAYA 12 26 1 25,75 9 1 8,75 35 2 34,50 212,9 10436 409,7 148 331,6 810

16 0 BARKIN DURGUT 12 25 4 24,00 10 0 10,00 35 4 34,00 212,3 10490 431,6 40 329,6 858

17 0 CEREN GÜNGÖRDÜ 12 28 2 27,50 8 2 7,50 36 4 35,00 209,1 10939 381,2 608 329,1 862

18 0 AYŞEGÜL PEKMEZCİ 12 6 0 6,00 16 2 15,50 6 4 5,00 5 0 5,00 11 3 10,25 2 1 1,75 46 10 43,50 270,1 3455 240,1 9645 328,4 868

19 711 BORA ALAYOĞLU 12 27 2 26,50 7 3 6,25 34 5 32,75 214,3 10221 408,4 149 328,2 871

20 0 DOĞA GÜNDÜZ 12 5 1 4,75 16 1 15,75 9 1 8,75 6 0 6,00 8 4 7,00 44 7 42,25 373,0 10 227,1 11359 327,9 872

21 691 DAMLANUR YAKUT 12 2 0 2,00 1 0 1,00 2 0 2,00 23 3 22,25 6 3 5,25 34 6 32,50 236,7 6847 361,6 1230 327,7 876

22 5044 HAZAL DEMİRÖZ 12 5 1 4,75 15 3 14,25 5 5 3,75 6 0 6,00 15 4 14,00 1 1 0,75 47 14 43,50 259,5 4129 245,6 8978 325,1 967

23 0 ŞEVVAL GÜNAL 12 23 2 22,50 9 0 9,00 32 2 31,50 212,9 10437 387,7 513 323,3 975

24 0 İLKER BEDİR 12 23 2 22,50 6 2 5,50 29 4 28,00 221,2 9257 376,2 900 322,2 982

25 2190 VAĞMUR BİÇİCİ 12 21 3 20,25 8 1 7,75 29 4 28,00 217,9 9778 376,5 898 318,7 1078

26 0 KEREM ÖZKURT 12 5 1 4,75 9 7 7,25 5 2 4,50 5 0 5,00 12 6 10,50 4 4 3,00 40 20 35,00 255,5 4469 260,9 7355 317,4 1129

27 0 ELİF YOLBAŞI 12 5 1 4,75 14 3 13,25 8 1 7,75 5 1 4,75 8 1 7,75 0 1 -0,25 40 8 38,00 352,6 140 231,0 10536 316,7 1136

28 380 ARDA ÖZYÜREK 12 25 5 23,75 9 1 8,75 34 6 32,50 201,6 11844 372,6 947 314,4 1187



12 SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 22,88 10,10 20,34 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 22,89 10,12 20,37 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12

KATILIMLAR

29 0 ELİF AKYÜZ 12 21 3 20,25 7 2 6,50 28 5 26,75 215,9 9920 367,6 1007 313,2 1313

30 67 İREM NAZ SAVATLI 12 4 2 3,50 14 3 13,25 9 0 9,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 2 3,50 40 8 38,00 349,2 142 229,7 10864 312,6 1400

31 0 AHMET ALPER ŞAHİN 12 22 5 20,75 9 0 9,00 31 5 29,75 207,0 11130 400,3 324 312,3 1402

32 0 GÜLNUR YAVUZ 12 24 2 23,50 8 1 7,75 32 3 31,25 201,3 11848 378,2 735 310,7 1613

33 0 ALİ SAMED ÖZASLAN 12 22 6 20,50 8 1 7,75 30 7 28,25 205,1 11394 381,5 607 306,2 1679

34 1035 ARDA ERTAŞ 12 21 4 20,00 9 1 8,75 30 5 28,75 203,0 11618 370,1 959 305,4 1721

35 311 FURKAN YÜKSEL 12 18 4 17,00 9 1 8,75 27 5 25,75 207,7 10999 391,5 462 301,9 1976

36 0 ALİ MURAT GÜNEYTEPE 12 23 6 21,50 7 3 6,25 30 9 27,75 201,8 11798 383,5 562 301,4 1978

37 871 MELİH MUHAMMED SEZER12 4 2 3,50 3 3 2,25 18 4 17,00 5 3 4,25 30 12 27,00 233,1 7635 320,4 2994 301,4 1979

38 862 ERDEM KOMAR 12 20 4 19,00 7 1 6,75 27 5 25,75 206,5 11137 332,1 2321 300,7 1983

39 0 SİNEM MUTLU 12 6 0 6,00 13 3 12,25 5 5 3,75 5 0 5,00 10 7 8,25 1 0 1,00 40 15 36,25 250,1 5292 225,8 11527 300,1 2110

40 224 ELİF KARABULUT 12 20 2 19,50 5 1 4,75 25 3 24,25 209,0 10942 360,7 1234 299,1 2119

41 807 ÇEYLİN IŞIK 12 1 1 0,75 18 5 16,75 5 0 5,00 24 6 22,50 209,9 10807 316,9 3204 293,2 2470

42 0 GÜLSİMA GEVREK 12 6 0 6,00 10 3 9,25 5 3 4,25 5 1 4,75 12 6 10,50 0 3 -0,75 38 16 34,00 241,8 6216 227,1 11358 292,8 2514

43 5172 SUDEN DOĞAN 12 6 0 6,00 16 1 15,75 6 3 5,25 6 0 6,00 2 1 1,75 36 5 34,75 329,3 473 199,1 18971 292,7 2555

44 0 YUSUF ARDA AKGÜN 12 16 6 14,50 8 1 7,75 24 7 22,25 208,1 10956 343,5 1924 292,6 2556

45 0 SENA GÜRER 12 21 3 20,25 6 4 5,00 27 7 25,25 198,7 12243 331,5 2322 291,3 2848

46 0 ARDA AKİN 12 13 6 11,50 9 0 9,00 22 6 20,50 208,9 10945 338,4 2063 288,6 3181

47 0 ÖMER KARAAVCI 12 0 1 -0,25 21 4 20,00 4 4 3,00 25 9 22,75 200,7 11935 327,1 2654 287,1 3270

48 2081 ECE İDİL ÇETİNKAYA 12 21 1 20,75 6 0 6,00 27 1 26,75 187,5 13756 340,8 1975 283,9 3690

49 0 UĞUR UZUN 12 16 4 15,00 5 2 4,50 21 6 19,50 204,1 11482 326,7 2698 280,8 3865

50 0 DOĞA COŞKUNTUNA 12 17 3 16,25 6 0 6,00 23 3 22,25 196,3 12470 346,9 1872 280,5 3868

51 0 FURKAN AKMERCAN 12 20 4 19,00 5 3 4,25 25 7 23,25 191,6 13149 306,9 3913 278,3 4201

52 0 MÜNİRE KÖRPEŞ 12 5 1 4,75 10 8 8,00 9 1 8,75 5 1 4,75 1 1 0,75 30 12 27,00 316,5 971 204,8 17292 277,7 4243

53 251 EMİRHAN HERK 12 17 3 16,25 4 2 3,50 21 5 19,75 193,1 12925 315,7 3327 270,2 5646

54 0 NEHİR BAYDAR 12 3 2 2,50 3 4 2,00 5 1 4,75 9 3 8,25 2 2 1,50 22 12 19,00 251,5 5047 290,4 4961 270,0 5687

55 0 EFECAN EŞİT 12 20 5 18,75 5 0 5,00 25 5 23,75 178,7 14815 291,3 4916 266,3 6313

56 1275 NEHİR SÜTLÜ 12 18 4 17,00 4 1 3,75 22 5 20,75 185,8 13976 295,3 4625 265,4 6519



12 SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 22,88 10,10 20,34 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 22,89 10,12 20,37 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12

KATILIMLAR

57 0 SARP BOZDEMİR 12 5 1 4,75 10 3 9,25 4 5 2,75 4 2 3,50 5 4 4,00 0 1 -0,25 28 16 24,00 230,9 7779 211,5 15240 264,8 6522

58 0 EMİR YAYIKÇI 12 24 3 23,25 7 2 6,50 31 5 29,75 160,3 16071 317,5 3160 264,0 6647

59 0 CANSU YILDIZ 12 5 1 4,75 12 6 10,50 3 5 1,75 5 1 4,75 4 4 3,00 0 1 -0,25 29 18 24,50 231,3 7774 204,7 17293 262,6 7180

60 0 NEHİR AKDEMİR 12 15 8 13,00 5 0 5,00 20 8 18,00 190,2 13482 288,7 5047 262,3 7222

61 0 EFEBERK BALKIŞ 12 23 3 22,25 7 3 6,25 30 6 28,50 160,3 16071 344,2 1883 260,6 7435

62 5159 SAFFET MURAT YILDIZ 12 5 1 4,75 9 9 6,75 6 3 5,25 5 0 5,00 4 11 1,25 2 4 1,00 31 28 24,00 252,5 4844 199,2 18770 257,6 8257

63 0 NİSA SEMİZ 12 4 4 3,00 4 0 4,00 10 3 9,25 4 2 3,50 22 9 19,75 195,7 12516 263,0 7097 253,4 9242

64 352 NAZ TOPRAK 12 20 5 18,75 7 1 6,75 27 6 25,50 160,3 16071 311,6 3499 252,2 9568

65 0 MEHLİKANUR KURNAZ 12 3 2 2,50 6 1 5,75 3 1 2,75 8 3 7,25 5 0 5,00 25 7 23,25 248,1 5381 225,8 11526 250,3 10062

66 0 BEYZANUR AKALAN 12 6 0 6,00 5 6 3,50 6 1 5,75 3 1 2,75 4 3 3,25 24 11 21,25 258,3 4217 200,6 18315 247,4 10728

67 0 ALEYNA GÖÇMEN 12 4 2 3,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 7 3 6,25 22 9 19,75 207,3 11127 227,8 11154 247,3 10890

68 461 MEHMET ESAT ALAMUR 12 5 1 4,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 8 4 7,00 1 1 0,75 21 10 18,50 232,1 7728 235,1 10028 246,2 11057

69 2210 CEMRE KANAAT 12 11 2 10,50 11 2 10,50 192,7 12970 260,7 7397 244,1 11833

70 0 BERK ÖRKMEZ 12 5 1 4,75 1 2 0,50 2 1 1,75 4 1 3,75 6 11 3,25 5 3 4,25 23 19 18,25 195,6 12517 227,9 11152 238,7 12950

71 413 ZEYNEP BEYZA AYDIN 12 3 3 2,25 11 5 9,75 5 5 3,75 5 0 5,00 24 13 20,75 303,3 1558 183,0 25636 238,4 13034

72 0 BİRKAN ÇUBUK 12 4 2 3,50 6 6 4,50 6 4 5,00 5 1 4,75 21 13 17,75 312,7 1095 191,2 24287 237,2 13362

73 0 KAZIM MERT FINDIK 12 6 0 6,00 3 1 2,75 2 1 1,75 6 2 5,50 17 4 16,00 233,1 7634 214,8 14107 236,3 13450

74 0 KORAY UCUN 12 5 1 4,75 6 2 5,50 5 4 4,00 4 1 3,75 6 3 5,25 26 11 23,25 257,6 4302 187,7 25278 234,5 14108

75 0 NAZ ÖZTEMEL 12 3 1 2,75 2 0 2,00 5 1 4,75 8 3 7,25 18 5 16,75 228,8 8109 205,2 17169 231,5 14443

76 1071 TUANA BİTGEN 12 4 2 3,50 6 5 4,75 5 2 4,50 4 1 3,75 4 0 4,00 23 10 20,50 210,7 10715 188,6 25109 230,7 14808

77 0 RÜMEYSA ÖZBAŞ 12 1 0 1,00 13 11 10,25 4 4 3,00 18 15 14,25 172,2 15244 270,4 6585 230,5 14809

78 0 ELİF AŞIK 12 3 3 2,25 10 3 9,25 7 0 7,00 6 0 6,00 1 3 0,25 27 9 24,75 265,2 3751 161,0 25973 228,8 15231

79 0 YİĞİT YAĞIZ 12 11 4 10,00 11 4 10,00 178,8 14812 270,3 6627 228,2 15479

80 0 EFE KIVANÇ AVCILAR 12 10 3 9,25 2 2 1,50 12 5 10,75 173,3 15149 244,1 9104 224,7 15946

81 0 CEREN EKAL 12 1 1 0,75 1 0 1,00 3 1 2,75 8 5 6,75 1 4 0,00 14 11 11,25 207,6 11002 236,5 9821 222,6 16202

82 0 CANSU ULUTAŞ 12 4 2 3,50 4 3 3,25 2 1 1,75 3 1 2,75 6 7 4,25 0 1 -0,25 19 15 15,25 188,2 13629 203,5 17618 221,4 16455

83 9365 YAĞMUR GÖKÇE ER 12 5 1 4,75 5 7 3,25 3 6 1,50 4 2 3,50 4 4 3,00 0 1 -0,25 21 21 15,75 231,0 7777 210,4 15534 220,6 16744

84 0 YAĞIZ BORAN İŞLEV 12 11 8 9,00 6 1 5,75 17 9 14,75 158,5 25935 243,9 9105 220,5 16786



12 SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 22,88 10,10 20,34 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 22,89 10,12 20,37 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12

KATILIMLAR

85 183 NİSAN NUR ÖZSÖZ 12 4 2 3,50 7 4 6,00 5 3 4,25 4 2 3,50 20 11 17,25 275,0 3163 174,8 25840 219,5 16958

86 0 ŞEYMANUR SEVER 12 3 0 3,00 6 4 5,00 1 2 0,50 10 6 8,50 179,8 14719 238,2 9773 216,8 17698

87 1251 MEHMET EKİCİLER 12 9 3 8,25 9 3 8,25 171,8 15247 240,7 9560 216,1 17866

88 0 EYLÜL DURSUN 12 11 12 8,00 2 1 1,75 13 13 9,75 167,1 15607 224,9 11772 215,5 18031

89 0 DORUK ÖZTÜRK 12 9 5 7,75 0 2 -0,50 9 7 7,25 173,7 15143 234,5 10074 215,3 18072

90 0 ELA CEREN GÜMÜŞ 12 4 5 2,75 3 2 2,50 3 14 -0,50 1 6 -0,50 11 27 4,25 194,4 12708 239,8 9646 213,8 18446

91 0 İNCİ GÖKSU ŞİŞMAN 12 5 0 5,00 1 0 1,00 4 1 3,75 3 1 2,75 5 4 4,00 1 1 0,75 19 7 17,25 194,7 12663 176,9 25812 213,5 18448

92 0 GÜLCE ŞENSOY 12 4 2 3,50 7 2 6,50 11 4 10,00 172,8 15156 215,7 13865 212,4 18817

93 0 AYŞE AVCİ 12 4 2 3,50 0 1 -0,25 5 2 4,50 2 1 1,75 1 4 0,00 12 10 9,50 221,9 9089 187,8 25276 211,5 19066

94 0 SAİT TUNAY BAYOL 12 9 9 6,75 1 2 0,50 10 11 7,25 167,7 15603 238,3 9770 209,2 19922

95 0 NECİBE ŞEVVAL GÜVEN 12 4 3 3,25 2 1 1,75 6 4 5,00 173,2 15150 233,2 10123 208,6 20245

96 0 CEREN BİNA 12 2 4 1,00 4 7 2,25 3 5 1,75 4 2 3,50 1 6 -0,50 14 24 8,00 197,6 12375 190,0 24816 206,6 20504

97 0 M YAĞIZ ÇEŞMEBAŞI 12 4 2 3,50 4 4 3,00 6 4 5,00 4 2 3,50 18 12 15,00 245,9 5753 167,4 25925 205,2 20955

98 544 ÖZGE AKUŞ 12 3 1 2,75 8 2 7,50 1 6 -0,50 5 1 4,75 17 10 14,50 235,2 7299 166,8 25931 202,2 21864

99 0 YAĞIZ ÖZTÜRK 12 12 6 10,50 1 1 0,75 13 7 11,25 149,9 26023 224,7 11773 201,9 21947

100 1049 CEYLİN CEYLAN 12 9 9 6,75 0 1 -0,25 9 10 6,50 162,4 16022 214,2 14471 199,4 22368

101 0 YUSUF HARUN KAYGUSUZ12 6 0 6,00 6 0 6,00 160,3 16071 210,6 15373 198,0 22617

102 0 ALPEREN ÇORBACI 12 0 1 -0,25 11 13 7,75 1 3 0,25 12 17 7,75 154,3 25998 223,0 12144 197,4 22864

103 1051 MERVE GÜNDOĞMUŞ 12 9 3 8,25 0 1 -0,25 9 4 8,00 154,1 26001 207,9 16191 197,1 23025

104 0 IRMAK DURAK 12 1 5 -0,25 2 4 1,00 3 3 2,25 6 8 4,00 1 2 0,50 13 22 7,50 223,2 8876 202,2 17786 196,8 23029

105 0 BURÇİN KORKUT 12 6 8 4,00 2 6 0,50 8 14 4,50 163,0 15936 211,4 15281 196,6 23071

106 0 HASAN KAAN CAN 12 2 6 0,50 2 1 1,75 4 7 2,25 198,5 12286 198,1 19258 194,4 23483

107 2170 ALİ ŞAHİN 12 7 2 6,50 5 1 4,75 12 3 11,25 191,7 13107 168,0 25921 194,1 23485

108 0 DURU SE *R 12 3 2 2,50 1 0 1,00 4 0 4,00 4 8 2,00 0 2 -0,50 12 12 9,00 167,9 15601 185,8 25372 193,4 23773

109 0 ARDA YAPAKÇI 12 2 0 2,00 1 2 0,50 6 4 5,00 3 2 2,50 3 8 1,00 0 2 -0,50 15 18 10,50 179,3 14725 168,3 25917 191,4 24151

110 0 ÇINAR KAAN AYDOĞDU 12 4 1 3,75 4 1 3,75 159,8 25765 206,6 16521 191,3 24152

111 0 BERKE ERDEN 12 4 2 3,50 2 2 1,50 4 1 3,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 12 7 10,25 164,4 15716 172,1 25880 189,7 24447

112 0 TUANA DEFNE ÇİFTÇİ 12 3 3 2,25 1 5 -0,25 3 3 2,25 3 1 2,75 3 3 2,25 0 1 -0,25 13 16 9,00 212,1 10491 177,7 25766 186,9 25064



12 SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 22,88 10,10 20,34 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 22,89 10,12 20,37 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12

KATILIMLAR

113 0 MERT İZGİ 12 3 5 1,75 3 5 1,75 160,3 16071 219,3 12960 186,2 25111

114 478 ENES BAYRAKTAR 12 7 11 4,25 1 2 0,50 8 13 4,75 152,0 26015 196,2 20520 186,0 25272

115 0 RIZA *R AN ALKAŞİ 12 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 1 0,75 3 4 2,00 157,9 25938 194,6 21097 185,1 25437

116 0 CEREN AVCI 12 5 1 4,75 3 9 0,75 4 4 3,00 5 1 4,75 1 1 0,75 18 16 14,00 187,6 13755 152,5 26042 184,7 25438

117 0 YAĞMUR YÜCEKAYA 12 5 1 4,75 3 6 1,50 3 4 2,00 2 3 1,25 2 3 1,25 15 17 10,75 206,7 11135 162,4 25960 182,9 25612

118 5213 EMRE ÖZER 12 6 8 4,00 2 0 2,00 8 8 6,00 143,5 26054 192,6 22239 180,6 25747

119 0 YUSUF GÜLTEKİN 12 3 1 2,75 7 5 5,75 0 1 -0,25 10 7 8,25 142,5 26063 176,8 25814 178,2 25802

120 0 İMDAT EFE ÜLKER 12 6 10 3,50 3 1 2,75 9 11 6,25 138,6 26082 202,1 17787 176,3 25938

121 1781 SARP SALLAYICI 12 2 4 1,00 2 7 0,25 4 6 2,50 5 1 4,75 1 3 0,25 1 1 0,75 15 22 9,50 190,5 13358 154,5 26029 169,1 26015

122 760 BERKAY AKDEMİR 12 1 3 0,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 4 0 4,00 2 1 1,75 9 7 7,25 186,8 13884 157,6 26006 167,4 26027

123 0 NİSA ÖZEN 12 3 6 1,50 1 0 1,00 4 6 2,50 139,9 26077 176,9 25813 167,2 26030

124 0 NAZ AKSOY 12 2 2 1,50 4 11 1,25 3 7 1,25 5 1 4,75 1 1 0,75 15 22 9,50 170,4 15342 146,3 26084 164,3 26043

125 0 SUDENAZ ALTAŞ 12 3 3 2,25 5 13 1,75 4 4 3,00 2 4 1,00 0 6 -1,50 14 30 6,50 148,8 26028 143,2 26102 159,4 26058

126 0 YAĞIZ EFE ÜNER 12 3 3 2,25 2 11 -0,75 3 7 1,25 4 2 3,50 12 23 6,25 153,4 26006 150,6 26058 157,7 26066

127 0 MUSTAFA FIRAT NERDAN 12 2 4 1,00 2 0 2,00 1 1 0,75 0 5 -1,25 1 2 0,50 6 12 3,00 133,6 26099 140,0 26115 138,0 26126

128 0 SELÇUK DEHA NERDAN 12 3 3 2,25 2 14 -1,50 4 6 2,50 2 4 1,00 11 27 4,25 126,9 26114 132,9 26137 137,0 26129

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12A SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 22,88 10,10 20,34 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 22,89 10,12 20,37 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 15 İKRA GİRİ T 12A 5 1 4,75 17 1 16,75 9 1 8,75 5 1 4,75 19 6 17,50 6 3 5,25 61 13 57,75 290,2 2397 279,8 6067 379,1 228

2 678 GAMZE KOCAKAYA 12A 3 0 3,00 3 0 3,00 30 0 30,00 10 0 10,00 46 0 46,00 247,0 5588 465,3 11 379,1 229

3 24 DELFİN BALCI 12A 6 0 6,00 16 2 15,50 6 4 5,00 5 1 4,75 20 5 18,75 3 4 2,00 56 16 52,00 399,1 4 291,3 4915 378,1 230

4 0 AYŞE İREM KASAP 12A 4 2 3,50 5 1 4,75 29 0 29,00 10 0 10,00 48 3 47,25 239,0 6553 425,0 49 371,2 234

5 210 DORUK UÇAK 12A 25 5 23,75 9 1 8,75 34 6 32,50 219,2 9562 414,6 103 332,6 762

6 0 ELENAY DEMİRER 12A 5 1 4,75 1 2 0,50 4 4 3,00 5 1 4,75 17 4 16,00 5 1 4,75 37 13 33,75 246,1 5751 326,6 2700 327,8 874

7 0 DAMLA TUNUS 12A 25 4 24,00 6 3 5,25 31 7 29,25 216,7 9831 389,2 511 321,0 991

8 219 BEYZA ELMAS 12A 4 2 3,50 4 1 3,75 19 7 17,25 7 2 6,50 34 12 31,00 243,9 5922 342,8 1928 317,3 1130

9 204 DEVRAN GÜLKAN 12A 25 3 24,25 6 4 5,00 31 7 29,25 207,4 11046 382,8 604 311,3 1567

10 204 METEHAN AYDIN 12A 24 5 22,75 8 0 8,00 32 5 30,75 202,6 11707 360,4 1275 310,6 1616

11 0 ELİF BETÜL SÜRÜCÜ 12A 2 4 1,00 5 13 1,75 2 8 0,00 0 6 -1,50 21 5 19,75 8 1 7,75 38 37 28,75 210,8 10711 382,9 603 310,1 1621

12 1074 GÖKÇE AKTAŞ 12A 25 3 24,25 7 3 6,25 32 6 30,50 201,7 11843 398,4 326 308,9 1665

13 19 MUSTAFA EMRE İPEK 12A 20 2 19,50 7 2 6,50 27 4 26,00 197,9 12373 365,0 1096 292,5 2717

14 4120 MEHMET KAYRA UYSAL 12A 5 1 4,75 11 7 9,25 7 3 6,25 4 2 3,50 11 7 9,25 2 3 1,25 40 23 34,25 326,5 557 236,8 9820 291,9 2761

15 0 TAHA EKİM 12A 3 2 2,50 0 2 -0,50 6 3 5,25 3 3 2,25 17 2 16,50 4 1 3,75 33 13 29,75 209,6 10892 286,4 5134 288,6 3180

16 700 MURAT ASAF AYDIN 12A 17 5 15,75 5 1 4,75 22 6 20,50 208,2 10955 348,1 1826 287,8 3186

17 1950 ALEYNA BEKTAŞ 12A 3 0 3,00 2 0 2,00 3 0 3,00 13 8 11,00 4 1 3,75 25 9 22,75 221,9 9087 301,1 4251 286,1 3395

18 2100 ZEYNEP KARGACI 12A 15 3 14,25 5 2 4,50 20 5 18,75 210,5 10757 334,4 2155 285,4 3561

19 1083 MUSTAFA BECERİK 12A 21 3 20,25 5 2 4,50 26 5 24,75 193,5 12879 349,8 1782 284,5 3644

20 682 SUĞRA EVRENSEL 12A 17 4 16,00 4 1 3,75 21 5 19,75 204,0 11483 323,9 2867 278,6 4200

21 693 BORA SALTIK 12A 2 1 1,75 12 9 9,75 3 5 1,75 17 15 13,25 278,8 2868 310,8 3581 273,1 4908

22 1272 NAZ YÜKSEL 12A 5 1 4,75 4 1 3,75 4 4 3,00 3 2 2,50 13 8 11,00 1 0 1,00 30 16 26,00 216,6 9876 246,2 8892 273,0 5031

23 0 ZEYNEP TEKİN 12A 5 1 4,75 10 8 8,00 5 5 3,75 4 2 3,50 10 12 7,00 3 3 2,25 37 31 29,25 220,1 9386 216,5 13739 269,0 5773

24 331 CEREN SAVCI 12A 5 1 4,75 11 4 10,00 7 1 6,75 5 1 4,75 28 7 26,25 300,9 1606 195,7 20523 268,5 5816

25 217 ÇAĞLAR GÜLERYÜZ 12A 3 3 2,25 12 4 11,00 6 2 5,50 5 1 4,75 4 9 1,75 1 2 0,50 31 21 25,75 291,0 2311 200,5 18478 264,4 6605

26 2290 İLKİM ÇOLAKOĞLU 12A 4 2 3,50 2 2 1,50 4 2 3,50 1 1 0,75 11 5 9,75 3 1 2,75 25 13 21,75 205,1 11393 259,3 7400 262,5 7181

27 9360 SİYAMİ MERT ATAK 12A 14 6 12,50 7 1 6,75 21 7 19,25 185,8 13974 297,1 4543 261,2 7431

28 0 BEREN BECEREN 12A 15 2 14,50 5 0 5,00 20 2 19,50 179,9 14716 289,3 4965 255,8 8587



12A SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 22,88 10,10 20,34 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 22,89 10,12 20,37 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12A

KATILIMLAR

29 2202 BORA TUNCAYA 12A 5 1 4,75 10 7 8,25 7 3 6,25 4 2 3,50 1 3 0,25 1 2 0,50 28 18 23,50 230,0 7942 197,6 19663 255,6 8708

30 464 SERRA EROL 12A 5 1 4,75 1 3 0,25 5 3 4,25 2 2 1,50 9 3 8,25 1 0 1,00 23 12 20,00 265,8 3748 233,4 10121 254,4 8955

31 211 ELİF BERRA ŞENTÜRK 12A 16 8 14,00 4 2 3,50 20 10 17,50 183,4 14285 269,6 6632 253,9 9119

32 2143 AHMET ÇİFTÇİOĞLU 12A 4 2 3,50 11 7 9,25 6 4 5,00 5 1 4,75 2 3 1,25 28 17 23,75 268,8 3498 190,7 24571 251,6 9771

33 1254 MEHMET UĞUR HACIM 12A 5 1 4,75 1 1 0,75 4 2 3,50 3 1 2,75 11 10 8,50 3 2 2,50 27 17 22,75 196,2 12472 232,7 10249 249,0 10271

34 2250 MUSTAFA FAİK ORHAN 12A 5 1 4,75 4 7 2,25 5 3 4,25 5 0 5,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 22 14 18,50 219,6 9559 208,1 16150 248,9 10312

35 4860 ZEYNEP İREM KARASAR 12A 6 0 6,00 10 5 8,75 4 6 2,50 4 2 3,50 5 13 1,75 0 1 -0,25 29 27 22,25 290,3 2396 188,5 25150 246,8 10974

36 206 ŞÜKRÜ BÜLBÜL 12A 22 2 21,50 1 1 0,75 23 3 22,25 160,3 16071 293,9 4788 243,2 12000

37 388 EFEKARTAL KILINÇ 12A 14 2 13,50 4 1 3,75 18 3 17,25 166,6 15651 291,3 4917 235,8 13656

38 1039 MELİKE ERAĞCA 12A 15 7 13,25 2 2 1,50 17 9 14,75 179,6 14723 252,2 8143 235,6 13741

39 6 AHMET LATİF ERSİN 12A 6 0 6,00 5 2 4,50 6 2 5,50 4 0 4,00 21 4 20,00 280,6 2785 181,0 25692 234,3 14149

40 770 RABİA ABLAK 12A 14 3 13,25 1 0 1,00 15 3 14,25 168,9 15474 250,8 8269 229,8 15095

41 361 FURKAN BATI 12A 2 3 1,25 1 1 0,75 5 5 3,75 3 2 2,50 7 12 4,00 0 2 -0,50 18 25 11,75 252,9 4841 236,9 9819 228,6 15316

42 261 BİLAL FURKAN ERGİN 12A 9 4 8,00 9 4 8,00 178,0 14824 262,6 7179 221,9 16407

43 1088 SELİN ERSÖZ 12A 8 6 6,50 2 2 1,50 10 8 8,00 173,5 15145 230,6 10620 217,2 17496

44 777 NURDAN BAĞCİ 12A 5 1 4,75 0 1 -0,25 10 3 9,25 15 5 13,75 169,3 15431 216,5 13738 216,4 17783

45 0 ÇAĞAN DEMİR 12A 4 0 4,00 5 3 4,25 5 0 5,00 3 4 2,00 1 0 1,00 18 7 16,25 235,8 7135 197,7 19661 216,0 17947

46 5226 CANKUT NEGİŞ 12A 6 0 6,00 1 1 0,75 7 1 6,75 175,0 14968 230,2 10822 215,3 18073

47 315 DENİZ KURT 12A 11 1 10,75 0 2 -0,50 11 3 10,25 163,7 15772 229,2 10947 213,3 18449

48 1276 NEHİR TEYMUR 12A 10 14 6,50 4 6 2,50 14 20 9,00 165,9 15661 233,1 10125 212,2 18818

49 11007 OLCAY TUNA SELVİ 12A 6 0 6,00 1 0 1,00 1 0 1,00 5 4 4,00 2 3 1,25 15 7 13,25 175,7 14964 196,4 20318 211,9 18942

50 5369 İZAY KARAKAŞ 12A 5 13 1,75 2 5 0,75 7 18 2,50 182,5 14410 252,6 8101 211,3 19188

51 62 BURAK KONYALI 12A 7 5 5,75 2 1 1,75 9 6 7,50 166,3 15655 233,0 10126 208,4 20327

52 5238 HÜLYA BALTA 12A 2 1 1,75 1 0 1,00 5 2 4,50 8 3 7,25 173,3 15148 209,0 15946 207,3 20379

53 73 KIVANÇ ÖZDEMİR 12A 1 0 1,00 20 8 18,00 7 2 6,50 28 10 25,50 119,1 26130 264,1 7013 206,8 20501

54 5474 BUĞRA KUŞ 12A 3 0 3,00 0 3 -0,75 3 3 2,25 176,7 14916 223,8 11979 204,5 21203

55 218 MUHAMMED SAİD DERE 12A 5 8 3,00 1 3 0,25 6 11 3,25 173,1 15154 226,6 11402 203,6 21368

56 71 GÜLSU YILDIZOĞLU 12A 4 1 3,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 6 3 5,25 1 0 1,00 13 6 11,50 194,7 12664 203,1 17661 203,5 21530



12A SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 22,88 10,10 20,34 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 22,89 10,12 20,37 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12A

KATILIMLAR

57 5468 SENEM ÇETİNKAYA 12A 9 4 8,00 1 1 0,75 10 5 8,75 158,2 25936 217,0 13657 203,5 21532

58 114 HÜSNA POLAT 12A 1 0 1,00 0 1 -0,25 4 0 4,00 6 8 4,00 11 9 8,75 203,4 11534 211,0 15364 203,0 21737

59 5372 SALİH KARACA 12A 6 5 4,75 1 1 0,75 7 6 5,50 163,7 15771 217,5 13573 200,2 22162

60 5427 ZEYNEP SUEDA KUTLU 12A 2 2 1,50 3 0 3,00 7 4 6,00 1 2 0,50 13 8 11,00 176,5 14919 199,8 18645 198,9 22490

61 9003 ESRA MENEKŞE 12A 5 2 4,50 0 1 -0,25 5 3 4,25 165,0 15709 210,7 15370 198,0 22738

62 220 KENAN HAYTA 12A 5 1 4,75 2 2 1,50 6 3 5,25 3 2 2,50 0 4 -1,00 16 12 13,00 227,0 8242 167,5 25923 197,9 22780

63 1212 GÖKÇE TOKUÇ 12A 6 5 4,75 1 0 1,00 7 5 5,75 158,8 25891 211,7 15238 195,7 23117

64 5380 HAMDİ TÜRK 12A 4 2 3,50 1 0 1,00 4 3 3,25 2 0 2,00 11 5 9,75 180,1 14712 193,2 21911 195,7 23117

65 389 İREM ŞAHİN 12A 3 3 2,25 3 3 2,25 3 5 1,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 13 13 9,75 228,6 8110 170,4 25895 192,3 24022

66 397 SAMET BİLGİ 12A 1 1 0,75 7 1 6,75 5 0 5,00 3 0 3,00 16 2 15,50 205,8 11304 152,3 26043 192,0 24065

67 404 ELİFSU UĞRAŞ 12A 5 3 4,25 0 1 -0,25 5 4 4,00 154,4 25997 207,7 16232 186,4 25109

68 0 YASEMİN ARSLAN 12A 3 2 2,50 1 1 0,75 5 0 5,00 3 4 2,00 12 7 10,25 180,5 14708 160,1 25980 181,9 25618

69 247 NEHİR YAVUZER 12A 2 1 1,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 3 2 2,50 9 5 7,75 190,5 13359 165,7 25941 180,7 25746

70 254 ALEYNA GÜRKAN 12A 5 0 5,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 8 1 7,75 174,2 15059 156,8 26012 172,9 25997

71 0 BERAT OKUTUCU 12A 3 2 2,50 3 6 1,50 2 6 0,50 3 2 2,50 11 16 7,00 169,2 15432 150,6 26059 163,0 26046

72 110 CANAN CANDAN 12A 2 3 1,25 2 4 1,00 2 1 1,75 2 2 1,50 3 3 2,25 11 13 7,75 158,7 25933 145,3 26089 158,9 26062

73 9309 ERTUĞRUL GÖKSİN 12A 0 6 -1,50 5 13 1,75 2 8 0,00 2 4 1,00 3 7 1,25 12 38 2,50 157,5 25941 154,9 26026 157,9 26065

74 776 TANERÇAFER ARAL 12A 2 4 1,00 3 12 0,00 1 3 0,25 1 2 0,50 1 4 0,00 1 2 0,50 9 27 2,25 110,8 26141 135,1 26132 131,5 26137
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12B SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 22,88 10,10 20,34 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 22,89 10,12 20,37 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 38 ÖZGÜR YILMAZ 12B 5 1 4,75 18 0 18,00 6 4 5,00 6 0 6,00 27 2 26,50 10 0 10,00 72 7 70,25 311,7 1140 345,8 1877 439,5 4

2 715 ERCE ERTEN 12B 6 0 6,00 2 1 1,75 9 1 8,75 6 0 6,00 30 0 30,00 9 1 8,75 62 3 61,25 362,0 18 480,6 4 429,4 8

3 724 YİĞİT SELİM KARA 12B 6 3 5,25 4 2 3,50 28 2 27,50 10 0 10,00 48 7 46,25 258,3 4216 478,5 5 387,0 184

4 248 ÖMER ZENGİN 12B 2 4 1,00 0 1 -0,25 4 2 3,50 5 1 4,75 27 2 26,50 10 0 10,00 48 10 45,50 235,6 7298 397,3 328 360,6 246

5 720 DAMLA ÇEVLİKLİ 12B 30 0 30,00 10 0 10,00 40 0 40,00 224,2 8666 457,2 17 358,6 291

6 717 ALPEREN KORKMAZ 12B 29 1 28,75 10 0 10,00 39 1 38,75 225,8 8529 452,5 22 356,8 336

7 743 ATA EFE GENÇ 12B 27 1 26,75 9 1 8,75 36 2 35,50 218,9 9646 441,7 32 340,6 573

8 742 METE DİRİK 12B 25 3 24,25 9 1 8,75 34 4 33,00 218,3 9693 428,0 44 333,1 758

9 732 RÜZGAR YALÇIN 12B 23 4 22,00 9 0 9,00 32 4 31,00 225,8 8530 425,0 50 332,3 806

10 722 ERIM SEVEN 12B 24 4 23,00 8 2 7,50 32 6 30,50 224,1 8668 420,6 56 332,1 808

11 267 BERKE BİRCAN 12B 2 0 2,00 12 0 12,00 3 2 2,50 17 3 16,25 1 2 0,50 35 7 33,25 258,2 4259 375,6 901 329,3 860

12 28 ESLİN ZEYNEP ÇELİK 12B 4 1 3,75 13 4 12,00 7 2 6,50 3 2 2,50 14 4 13,00 3 0 3,00 44 13 40,75 259,3 4130 261,1 7271 328,4 869

13 737 SUDE NUR KOYUNCU 12B 1 1 0,75 4 0 4,00 21 4 20,00 10 0 10,00 36 5 34,75 280,8 2784 378,6 733 328,3 870

14 725 GAMZE AZAN 12B 24 3 23,25 8 1 7,75 32 4 31,00 215,4 9968 377,2 816 324,5 968

15 0 NERMİN BIÇKICI 12B 23 3 22,25 5 0 5,00 28 3 27,25 209,4 10938 346,2 1874 307,9 1670

16 101 NURAY GÜLER 12B 6 0 6,00 11 3 10,25 8 2 7,50 5 0 5,00 8 1 7,75 0 3 -0,75 38 9 35,75 326,2 598 219,1 13124 299,5 2114

17 721 YİĞİT SAVAŞ 12B 16 8 14,00 7 2 6,50 23 10 20,50 218,6 9650 356,4 1444 298,6 2122

18 316 ZEHRA ARAÇ 12B 5 1 4,75 5 4 4,00 6 2 5,50 5 1 4,75 9 0 9,00 2 2 1,50 32 10 29,50 242,7 6090 246,7 8850 295,8 2294

19 2180 İBRAHİM BARAN GÜNGEN12B 5 1 4,75 3 2 2,50 8 2 7,50 5 1 4,75 7 10 4,50 4 4 3,00 32 20 27,00 231,8 7729 221,0 12557 273,0 5030

20 3070 ÖMER KALENDER 12B 1 1 0,75 0 1 -0,25 7 3 6,25 5 1 4,75 15 8 13,00 7 2 6,50 35 16 31,00 275,0 3164 260,9 7313 272,1 5159

21 64 SİMGE KILIÇ 12B 6 0 6,00 8 2 7,50 6 3 5,25 5 0 5,00 5 2 4,50 1 1 0,75 31 8 29,00 231,5 7733 205,0 17171 269,6 5769

22 34 ZEYNEP EYŞAN BAYRAM 12B 3 3 2,25 12 6 10,50 5 5 3,75 4 2 3,50 7 6 5,50 1 0 1,00 32 22 26,50 293,3 2266 214,5 14350 267,1 6147

23 456 SENA NUR KOÇ 12B 6 0 6,00 9 1 8,75 6 2 5,50 4 2 3,50 2 4 1,00 27 9 24,75 278,1 2994 190,0 24775 253,7 9160

24 1299 SENA KIRAN 12B 14 2 13,50 4 2 3,50 18 4 17,00 175,7 14963 268,5 6716 244,6 11630

25 50 YİĞİT EFE ULUSOY 12B 5 1 4,75 5 8 3,00 6 3 5,25 5 1 4,75 3 5 1,75 1 0 1,00 25 18 20,50 292,7 2267 196,9 20110 242,8 12166

26 240 MİRAY BEK 12B 12 5 10,75 3 2 2,50 15 7 13,25 183,5 14284 287,5 5052 242,1 12333

27 9 HÜSEYİN YAMAN 12B 5 1 4,75 11 6 9,50 4 5 2,75 6 0 6,00 26 12 23,00 295,1 2022 176,4 25822 239,5 12785

28 0 HASAN ERSÜREN 12B 5 2 4,50 5 1 4,75 8 2 7,50 3 1 2,75 21 6 19,50 191,6 13108 241,8 9357 239,1 12788



12B SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 22,88 10,10 20,34 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 22,89 10,12 20,37 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12B

KATILIMLAR

29 57 ELİF AĞIN 12B 4 2 3,50 6 5 4,75 3 3 2,25 3 2 2,50 6 2 5,50 1 1 0,75 23 15 19,25 196,3 12469 205,4 17127 236,0 13614

30 261 ECE IRMAK ALTAY 12B 10 1 9,75 4 2 3,50 14 3 13,25 177,4 14912 250,5 8312 235,8 13655

31 250 GÖKHAN GEZERİM 12B 13 8 11,00 1 4 0,00 14 12 11,00 179,8 14720 274,2 6328 232,0 14397

32 1233 İKBAL İMRAN KAYA 12B 5 1 4,75 3 1 2,75 3 0 3,00 8 6 6,50 0 1 -0,25 19 9 16,75 192,3 12980 222,0 12271 231,8 14399

33 329 MELİH TEPE 12B 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 7 3,25 0 1 -0,25 16 12 13,00 199,9 11944 223,6 12020 230,7 14767

34 1092 TUANA KURU 12B 7 6 5,50 3 1 2,75 10 7 8,25 184,5 14191 244,7 9059 229,4 15144

35 12089 AYSE ÇAKIR 12B 4 1 3,75 8 1 7,75 4 3 3,25 6 0 6,00 8 22 2,50 4 6 2,50 34 33 25,75 239,3 6550 173,9 25852 229,2 15187

36 245 AYSUN GÜNER 12B 2 0 2,00 2 0 2,00 2 1 1,75 3 1 2,75 7 2 6,50 16 4 15,00 219,8 9511 215,9 13863 228,8 15232

37 476 KÜBRA ÇAKIRLAR 12B 11 3 10,25 2 0 2,00 13 3 12,25 170,6 15340 258,6 7441 226,0 15773

38 492 EMİRHAN ÖZBEK 12B 11 1 10,75 1 1 0,75 12 2 11,50 168,3 15598 248,7 8481 221,6 16452

39 1080 BEYZA BÜKER 12B 3 1 2,75 8 3 7,25 4 4 3,00 5 1 4,75 1 2 0,50 21 11 18,25 243,2 6047 168,4 25916 214,5 18280

40 308 EMİRHAN GÜR 12B 4 2 3,50 2 0 2,00 3 2 2,50 4 1 3,75 1 4 0,00 14 9 11,75 232,3 7725 195,2 20810 212,5 18776

41 333 AYSU OĞUR 12B 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 13 4 12,00 208,5 10951 183,2 25594 207,6 20376

42 0 EFE GÜRBÜZ 12B 1 0 1,00 5 3 4,25 1 0 1,00 6 4 5,00 0 4 -1,00 13 11 10,25 173,3 15147 218,6 13246 206,7 20502

43 509 ENES ÖÇAL 12B 4 1 3,75 1 1 0,75 5 3 4,25 4 1 3,75 4 4 3,00 1 3 0,25 19 13 15,75 220,8 9342 195,5 20726 206,1 20628

44 2142 ZEYNEP ATILGAN 12B 2 3 1,25 1 1 0,75 4 1 3,75 3 4 2,00 10 9 7,75 177,4 14870 202,5 17744 204,6 21161

45 129 DUYGU KEPE 12B 3 2 2,50 5 5 3,75 3 4 2,00 4 0 4,00 9 3 8,25 24 14 20,50 161,0 16066 171,6 25886 200,4 22160

46 228 TARIK ARIKAN 12B 5 1 4,75 2 0 2,00 3 4 2,00 2 1 1,75 2 6 0,50 14 12 11,00 217,6 9780 174,4 25848 198,6 22532

47 0 EDESSA YAVUZ 12B 1 0 1,00 2 0 2,00 5 1 4,75 1 2 0,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 12 6 10,50 192,2 13021 175,7 25828 193,8 23727

48 527 EYLÜL BAŞKOR 12B 4 4 3,00 1 0 1,00 5 4 4,00 159,1 25889 219,3 13002 191,2 24193

49 240 EYLEM ÇANTA 12B 1 2 0,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 3 3 2,25 4 5 2,75 1 0 1,00 11 14 7,50 185,9 13973 192,3 22320 186,5 25107

50 0 RÜVEYDA NUR KORKMAZ12B 3 3 2,25 7 11 4,25 3 3 2,25 2 3 1,25 1 6 -0,50 16 26 9,50 165,5 15707 163,4 25956 185,4 25396

51 2355 ÇAĞAN ÖZDÜVEN 12B 6 1 5,75 6 1 5,75 147,9 26032 201,4 18028 184,5 25441

52 0 ECEM CEYDA ALİBEYLER 12B 5 10 2,50 5 10 2,50 154,5 25996 204,5 17334 182,3 25614

53 318 POLEN GÜNGÖRMEZ 12B 7 11 4,25 1 2 0,50 8 13 4,75 145,1 26045 202,3 17785 178,9 25800

54 386 ZELİHA YILDIZ 12B 4 2 3,50 1 4 0,00 3 4 2,00 3 1 2,75 2 5 0,75 13 16 9,00 207,7 11000 160,0 25981 176,5 25854

55 378 EMİNE GÜRBÜZ 12B 5 1 4,75 3 4 2,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 11 7 9,25 190,2 13484 155,9 26020 173,2 25993

56 325 MUHAMMED ALİ DENİZ 12B 3 3 2,25 2 3 1,25 3 3 2,25 8 9 5,75 146,3 26038 172,0 25881 173,1 25994



12B SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 22,88 10,10 20,34 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 22,89 10,12 20,37 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12B

KATILIMLAR

57 0 HAYATNUR KAV AKAN 12B 3 3 2,25 0 3 -0,75 4 5 2,75 3 1 2,75 0 7 -1,75 10 19 5,25 177,0 14915 145,9 26086 167,3 26029

58 0 ELİF AŞIKOĞULLARI 12B 3 3 2,25 1 3 0,25 3 6 1,50 3 1 2,75 0 7 -1,75 10 20 5,00 218,8 9647 151,8 26045 166,1 26034

59 2516 EFE BAYBARS İÇÖZ 12B 2 6 0,50 1 0 1,00 3 6 1,50 133,1 26100 166,5 25936 157,3 26067

60 359 HİLAL GÖKMEN 12B 2 3 1,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 5 -0,25 4 13 0,75 164,8 15712 160,7 25975 156,1 26071

61 382 ZEHRA KARATAŞTAN 12B 3 5 1,75 0 1 -0,25 3 6 1,50 129,0 26109 160,2 25977 153,1 26083

62 332 ZEHRA ORUÇ 12B 2 4 1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 4 2 3,50 0 1 -0,25 8 12 5,00 157,9 25939 157,7 26005 152,8 26085

63 189 CANER TOPCU 12B 2 3 1,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 4 5 2,75 163,8 15770 149,0 26068 148,1 26103

64 0 NİSA NUR AKBAL 12B 1 5 -0,25 1 7 -0,75 1 7 -0,75 3 1 2,75 1 0 1,00 7 20 2,00 142,7 26060 144,0 26096 146,2 26109

65 533 ALEYNA ÖNER 12B 1 14 -2,50 1 1 0,75 2 15 -1,75 123,8 26125 138,6 26122 138,7 26124

66 178 İPEK TOPCU 12B 6 21 0,75 2 7 0,25 8 28 1,00 115,7 26133 157,1 26009 138,0 26127

67 191 SUDENUR KAHRAMAN 12B 2 16 -2,00 1 4 0,00 3 20 -2,00 112,9 26136 134,7 26133 126,8 26141

68 121 MUSTAFA NURHAK UYSAL12B 2 4 1,00 3 15 -0,75 0 1 -0,25 5 20 0,00 112,8 26137 132,9 26136 123,8 26145
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12C SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 22,88 10,10 20,34 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 22,89 10,12 20,37 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 754 KEREM TUFAN 12C 29 1 28,75 10 0 10,00 39 1 38,75 231,5 7732 467,8 9 362,7 245

2 751 EDA BORA 12C 29 0 29,00 10 0 10,00 39 0 39,00 220,6 9344 427,2 46 352,1 465

3 780 IRMAK BÜYÜKYAZICI 12C 28 2 27,50 10 0 10,00 38 2 37,50 224,3 8665 440,2 33 351,8 467

4 744 NAZLI SEREN ALTINSOY 12C 25 4 24,00 9 0 9,00 34 4 33,00 224,4 8663 427,5 45 339,3 576

5 0 SUDE CAN 12C 4 2 3,50 14 3 13,25 5 4 4,00 6 0 6,00 12 7 10,25 1 1 0,75 42 17 37,75 262,5 3960 244,5 9060 317,7 1127

6 280 GÜLİN GÜLTEKİN 12C 24 3 23,25 9 0 9,00 33 3 32,25 204,8 11438 367,1 1008 317,1 1133

7 774 ERSAN BEKİR DEMİRTAŞ 12C 22 2 21,50 8 1 7,75 30 3 29,25 211,0 10666 378,4 734 315,1 1183

8 762 AHMET EGE SOLCAN 12C 24 2 23,50 9 0 9,00 33 2 32,50 201,0 11893 391,9 460 313,8 1229

9 346 İREM BÜYÜKÖKSÜZ 12C 6 0 6,00 9 7 7,25 5 2 4,50 4 2 3,50 17 5 15,75 3 0 3,00 44 16 40,00 290,4 2395 254,9 7852 311,0 1609

10 270 MİRAY ELİTAŞ 12C 6 0 6,00 3 7 1,25 2 2 1,50 3 1 2,75 12 3 11,25 4 1 3,75 30 14 26,50 241,6 6218 291,6 4873 307,2 1674

11 752 SENA SEVİM 12C 20 3 19,25 5 1 4,75 25 4 24,00 233,7 7510 341,0 1974 302,8 1931

12 1200 EYLÜL AVCI 12C 5 1 4,75 3 4 2,00 1 0 1,00 16 4 15,00 5 2 4,50 30 11 27,25 224,8 8660 325,3 2782 302,3 1973

13 759 BORAN ÖZGÜR DİRİOĞLU12C 22 4 21,00 4 3 3,25 26 7 24,25 210,6 10756 357,8 1400 300,8 1982

14 960 NEVAL KÜP 12C 19 4 18,00 6 1 5,75 25 5 23,75 211,8 10574 362,8 1184 300,7 1984

15 52 ŞAFAK DİNÇKAN 12C 5 0 5,00 16 1 15,75 7 2 6,50 5 1 4,75 33 4 32,00 274,2 3205 207,3 16314 297,9 2206

16 277 ÖYKÜ ÖKLÜK 12C 22 1 21,75 8 1 7,75 30 2 29,50 192,0 13063 333,9 2197 296,1 2250

17 757 AYŞENUR YUSUFOĞLU 12C 21 0 21,00 2 1 1,75 23 1 22,75 210,0 10766 336,5 2069 296,0 2251

18 0 ARZU ARICAN 12C 4 2 3,50 14 4 13,00 7 3 6,25 5 1 4,75 7 6 5,50 37 16 33,00 253,9 4675 217,2 13656 293,5 2385

19 765 BÜŞRA EYLÜL BAHAR 12C 18 8 16,00 7 2 6,50 25 10 22,50 200,7 11937 327,1 2655 285,6 3478

20 7 SUDE KARACA 12C 4 2 3,50 14 1 13,75 8 1 7,75 3 2 2,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 30 7 28,25 337,0 308 199,4 18688 276,4 4491

21 776 İREM NUR DURMAZOĞLU 12C 20 4 19,00 0 4 -1,00 20 8 18,00 200,4 11940 310,0 3627 272,8 5033

22 1138 FURKAN EFE ERYİĞİT 12C 20 4 19,00 4 3 3,25 24 7 22,25 185,3 14019 304,9 3997 269,0 5772

23 769 GÜLCE YILDIZ 12C 16 4 15,00 2 0 2,00 18 4 17,00 195,1 12657 303,4 4125 264,6 6603

24 65 MERT KUMKAYA 12C 6 0 6,00 5 7 3,25 4 6 2,50 3 2 2,50 11 2 10,50 0 1 -0,25 29 18 24,50 212,5 10486 229,6 10866 263,9 6849

25 1088 IRMAK AKYÜZ 12C 4 2 3,50 11 2 10,50 6 1 5,75 5 1 4,75 4 2 3,50 30 8 28,00 283,9 2694 196,4 20236 263,6 6930

26 34 HASAN SOYER 12C 4 2 3,50 8 8 6,00 7 1 6,75 4 2 3,50 6 9 3,75 29 22 23,50 228,4 8153 210,0 15659 262,3 7223

27 1207 HİLMİ BEKTAŞ 12C 6 0 6,00 6 3 5,25 9 1 8,75 6 0 6,00 27 4 26,00 323,4 602 185,6 25376 258,0 8214

28 983 KERİM EFE TAVUKÇU 12C 6 0 6,00 14 3 13,25 6 2 5,50 4 1 3,75 30 6 28,50 302,4 1601 170,3 25897 250,5 10019



12C SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 22,88 10,10 20,34 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 22,89 10,12 20,37 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12C

KATILIMLAR

29 2104 BARBAROS YİĞİT 12C 12 5 10,75 1 1 0,75 13 6 11,50 194,9 12660 289,1 5046 249,1 10270

30 50 RODA DİLMAN 12C 5 1 4,75 7 4 6,00 5 3 4,25 4 2 3,50 3 6 1,50 24 16 20,00 221,0 9301 200,2 18482 248,3 10556

31 1118 SAHRA KIYICI 12C 4 2 3,50 6 3 5,25 8 0 8,00 4 1 3,75 2 0 2,00 24 6 22,50 278,0 3036 188,2 25153 243,3 11998

32 608 ÇİĞDEM TOSUN 12C 9 9 6,75 3 3 2,25 12 12 9,00 189,9 13491 272,2 6455 237,0 13365

33 557 EMİR ELİTAŞ 12C 3 3 2,25 3 2 2,50 6 4 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 19 12 16,00 254,4 4593 200,3 18480 224,9 15905

34 312 ŞEVVAL ZORLU 12C 4 2 3,50 10 7 8,25 4 2 3,50 4 2 3,50 2 0 2,00 24 13 20,75 216,4 9917 174,2 25849 223,5 16115

35 549 İREM MARANGOZ 12C 5 1 4,75 7 6 5,50 0 1 -0,25 12 8 10,00 180,3 14710 213,1 14916 216,7 17780

36 286 BARAN TEMEL 12C 6 0 6,00 6 1 5,75 3 0 3,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 17 3 16,25 227,7 8239 180,3 25700 215,8 18029

37 252 ELİF Ö *İŞİ 12C 3 3 2,25 12 6 10,50 5 5 3,75 4 2 3,50 24 16 20,00 248,8 5339 161,8 25966 215,3 18074

38 307 FATMA BETÜL GÜNEŞ 12C 7 7 5,25 1 1 0,75 8 8 6,00 171,1 15251 227,3 11237 209,2 19920

39 0 CEMRE DÜNKİ 12C 3 1 2,75 1 0 1,00 1 1 0,75 4 4 3,00 9 6 7,50 215,4 9927 200,8 18272 203,7 21326

40 354 GÜLSE GÜLAYDI 12C 3 3 2,25 7 8 5,00 5 3 4,25 4 2 3,50 2 3 1,25 2 0 2,00 23 19 18,25 197,4 12419 169,1 25910 203,7 21367

41 1715 AZRA KİF 12C 5 0 5,00 6 5 4,75 4 3 3,25 2 4 1,00 1 6 -0,50 18 18 13,50 232,2 7726 170,0 25903 203,5 21533

42 0 ŞERİFE ÖZGE Ö *ÖK 12C 3 2 2,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 3 0 3,00 3 3 2,25 13 7 11,25 218,1 9735 187,0 25325 197,8 22781

43 466 ELİF HOBAN 12C 4 0 4,00 2 2 1,50 3 3 2,25 4 0 4,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 14 7 12,25 228,9 8107 175,6 25831 196,3 23114

44 426 DENİZ KESKİNSİN 12C 4 2 3,50 1 2 0,50 5 4 4,00 4 1 3,75 2 1 1,75 16 10 13,50 177,1 14914 164,3 25951 191,8 24066

45 248 EDA KURT 12C 4 0 4,00 2 0 2,00 1 0 1,00 2 5 0,75 9 5 7,75 188,3 13628 190,2 24693 190,2 24400

46 294 MELİKE YAŞAR 12C 3 3 2,25 1 0 1,00 5 2 4,50 2 0 2,00 1 5 -0,25 12 10 9,50 202,9 11660 177,4 25770 190,2 24401

47 1072 MÜGE BIKMAZ 12C 4 7 2,25 1 1 0,75 5 8 3,00 160,3 16071 211,9 15157 189,7 24489

48 2138 CENKER AYVAZ 12C 6 10 3,50 6 10 3,50 149,2 26026 200,8 18313 179,6 25754

49 263 EMRE DENİZER 12C 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 2 1 1,75 1 3 0,25 11 9 8,75 190,1 13485 160,8 25974 177,8 25805

50 0 PINAR GÜNDÜZ 12C 3 3 2,25 1 0 1,00 5 4 4,00 1 1 0,75 10 8 8,00 170,9 15299 172,2 25878 175,6 25984

51 938 FATMA ENGİN 12C 3 2 2,50 3 4 2,00 2 4 1,00 1 4 0,00 1 2 0,50 10 16 6,00 181,5 14623 159,6 25988 169,8 26012

52 262 EFE MERT DENİZER 12C 2 3 1,25 1 1 0,75 1 0 1,00 2 3 1,25 1 1 0,75 7 8 5,00 186,8 13885 175,4 25834 167,7 26024

53 273 DERYA YÖRÜK 12C 2 0 2,00 1 1 0,75 3 1 2,75 176,5 14918 159,9 25984 160,0 26054

54 323 İBRAHİM YUSUF ÖZDEN 12C 2 11 -0,75 2 11 -0,75 127,8 26112 158,9 25998 145,7 26111

55 801 B E N S U O R A K 12C 1 5 -0,25 1 4 0,00 3 3 2,25 2 2 1,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 8 17 3,75 136,5 26093 138,1 26124 141,4 26119

56 0 BATUHAN AKTAŞ 12C 2 4 1,00 1 14 -2,50 3 6 1,50 2 3 1,25 8 27 1,25 124,9 26120 124,2 26151 119,3 26147



12C SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 22,88 10,10 20,34 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 22,89 10,12 20,37 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12C

KATILIMLAR
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12D SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 22,88 10,10 20,34 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 22,89 10,12 20,37 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 0 POLAT AKTAŞ 12D 5 1 4,75 15 3 14,25 8 2 7,50 6 0 6,00 30 0 30,00 9 0 9,00 73 6 71,50 392,0 5 347,5 1828 437,6 6

2 108 DERYA YİLMAZ 12D 6 0 6,00 16 2 15,50 5 4 4,00 5 1 4,75 24 2 23,50 5 0 5,00 61 9 58,75 278,5 2989 299,5 4379 383,0 227

3 809 FERHAN SENA AKAR 12D 5 0 5,00 2 0 2,00 23 2 22,50 10 0 10,00 40 2 39,50 249,0 5337 424,3 52 357,4 333

4 814 POYRAZ ŞENSES 12D 1 2 0,50 2 0 2,00 28 2 27,50 10 0 10,00 41 4 40,00 230,4 7901 442,7 29 351,8 466

5 797 AYŞE NERGİS TURAN 12D 26 1 25,75 9 1 8,75 35 2 34,50 216,9 9825 417,0 101 335,8 668

6 51 NAGİHAN NUR DOLUCA 12D 5 1 4,75 13 5 11,75 5 4 4,00 4 2 3,50 9 2 8,50 3 2 2,50 39 16 35,00 276,8 3120 231,0 10537 296,0 2252

7 20 IRMAK ÜNSAL 12D 4 2 3,50 9 8 7,00 6 3 5,25 4 2 3,50 11 2 10,50 3 2 2,50 37 19 32,25 264,1 3755 241,9 9356 291,9 2719

8 801 ÖNCÜ KILIÇ 12D 17 4 16,00 6 3 5,25 23 7 21,25 206,0 11183 330,1 2366 287,7 3187

9 862 MUKADDES AKIN 12D 19 3 18,25 4 2 3,50 23 5 21,75 202,7 11666 361,0 1231 285,6 3478

10 1191 EMİR BURHAN YILDIZ 12D 18 5 16,75 7 1 6,75 25 6 23,50 192,9 12927 338,1 2065 280,4 3869

11 303 BEGÜM ACAR 12D 16 4 15,00 5 2 4,50 21 6 19,50 203,5 11530 330,1 2365 280,3 3871

12 1136 BERK AYBERK 12D 18 3 17,25 2 3 1,25 20 6 18,50 187,1 13883 315,0 3329 260,5 7476

13 13 BERIL AVCI 12D 5 1 4,75 9 8 7,00 5 4 4,00 4 2 3,50 7 2 6,50 30 17 25,75 300,2 1611 209,7 15662 260,1 7599

14 112 ARDA ZENGİN 12D 3 3 2,25 11 7 9,25 7 3 6,25 3 3 2,25 6 8 4,00 30 24 24,00 270,9 3453 194,4 21178 247,8 10642

15 1141 İREM KARANFİL 12D 5 1 4,75 1 2 0,50 6 3 5,25 3 3 2,25 5 7 3,25 1 2 0,50 21 18 16,50 271,1 3452 225,0 11731 247,8 10643

16 99 FATİH ORUÇ 12D 4 2 3,50 7 5 5,75 7 3 6,25 5 1 4,75 23 11 20,25 292,6 2268 211,0 15365 246,6 11015

17 72 YAĞMUR YALÇIN 12D 4 2 3,50 6 9 3,75 4 4 3,00 5 1 4,75 5 6 3,50 0 2 -0,50 24 24 18,00 214,8 10096 209,4 15865 246,1 11058

18 0 SİMAY KAPCAN 12D 14 4 13,00 2 2 1,50 16 6 14,50 182,3 14452 300,6 4255 244,4 11752

19 1001 HAYRUNNİSA GÜL 12D 18 7 16,25 4 3 3,25 22 10 19,50 167,5 15606 257,9 7484 243,0 12163

20 1054 MİNEL İYİSÖZLÜ 12D 3 3 2,25 3 3 2,25 3 0 3,00 9 4 8,00 1 0 1,00 19 10 16,50 192,5 12976 233,6 10119 239,7 12703

21 313 TAYFUN SAROVA 12D 12 15 8,25 1 3 0,25 13 18 8,50 184,5 14192 255,8 7731 230,0 14892

22 1326 URAL EGE DOĞAN 12D 13 11 10,25 5 5 3,75 18 16 14,00 163,9 15769 262,9 7138 223,9 16111

23 1190 ELİFSU ÇELİK 12D 3 7 1,25 3 1 2,75 6 8 4,00 179,2 14769 237,3 9775 212,0 18820

24 281 FATIMA SİRKECİ 12D 5 1 4,75 1 1 0,75 4 5 2,75 3 0 3,00 1 0 1,00 14 7 12,25 238,6 6557 179,7 25706 205,3 20914

25 200 DAMLA ÇELİK 12D 2 4 1,00 5 3 4,25 3 6 1,50 4 1 3,75 2 3 1,25 16 17 11,75 233,2 7633 180,3 25699 203,3 21615

26 1116 AYLA ORUÇOĞLU 12D 4 5 2,75 2 1 1,75 6 6 4,50 165,9 15662 225,1 11690 199,7 22286

27 762 ROJDA BAKAY 12D 6 2 5,50 1 0 1,00 7 2 6,50 156,5 25988 210,9 15369 195,5 23200

28 644 CAN POLAT ÖZEROL 12D 2 4 1,00 4 8 2,00 5 5 3,75 5 1 4,75 16 18 11,50 217,4 9781 166,9 25929 193,5 23732



12D SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 22,88 10,10 20,34 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 22,89 10,12 20,37 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12D

KATILIMLAR

29 409 EYLÜL NAZ YÜKSEL 12D 5 0 5,00 1 1 0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 4 2 3,50 0 1 -0,25 12 5 10,75 201,9 11796 184,4 25506 192,3 24023

30 993 KARDELEN ÜLKER 12D 3 3 2,25 8 10 5,50 4 6 2,50 2 4 1,00 17 23 11,25 195,9 12515 159,1 25997 183,4 25569

31 468 MUSTAFA ASLANTAŞ 12D 1 1 0,75 1 0 1,00 2 1 1,75 148,8 26029 185,8 25371 174,3 25987

32 252 SİNFM CAN 12D 4 2 3,50 2 3 1,25 1 4 0,00 2 1 1,75 9 10 6,50 193,2 12924 161,8 25966 172,5 25999

33 0 BİLAL KAAN OKYAY 12D 5 4 4,00 5 4 4,00 136,8 26091 182,8 25640 168,2 26020

34 12350 EMİRHAN YILDIZ 12D 1 5 -0,25 1 5 -0,25 3 3 2,25 1 0 1,00 6 13 2,75 129,8 26107 148,7 26070 134,9 26132

35 202 HASRET ÖKLÜ 12D 2 4 1,00 3 15 -0,75 1 9 -1,25 3 2 2,50 9 30 1,50 140,7 26073 131,3 26143 133,7 26134
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12E SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 22,88 10,10 20,34 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 22,89 10,12 20,37 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12E

KATILIMLAR

1 863 FATMA ŞAHİN 12E 26 3 25,25 9 1 8,75 35 4 34,00 225,6 8612 446,3 25 343,4 567

2 832 PINAR TÜZÜN 12E 29 1 28,75 9 0 9,00 38 1 37,75 210,9 10668 434,5 37 338,7 580

3 843 EMİRHAN KILIÇ 12E 23 7 21,25 10 0 10,00 33 7 31,25 222,6 9004 426,1 47 332,6 763

4 851 MERVE ÇELİK 12E 25 4 24,00 8 0 8,00 33 4 32,00 216,7 9832 389,4 509 328,7 866

5 831 BENSU YAŞAR 12E 26 1 25,75 8 2 7,50 34 3 33,25 210,7 10712 382,2 605 325,9 924

6 842 ECEM AKMAN 12E 25 4 24,00 6 2 5,50 31 6 29,50 212,6 10445 385,8 516 317,5 1128

7 857 BEGÜM YARBASAN 12E 21 4 20,00 6 3 5,25 27 7 25,25 219,4 9561 365,2 1055 312,6 1359

8 864 EYLÜL BAYIK 12E 21 7 19,25 6 2 5,50 27 9 24,75 209,0 10941 348,7 1825 300,5 1985

9 258 MERVE SEMİZOĞLU 12E 6 0 6,00 15 2 14,50 6 3 5,25 5 1 4,75 9 4 8,00 2 1 1,75 43 11 40,25 248,0 5423 213,6 14715 299,3 2117

10 1012 CANSU ÇELEBİ 12E 18 3 17,25 5 1 4,75 23 4 22,00 197,5 12416 334,6 2153 281,0 3863

11 1156 CEREN KIZIL 12E 20 0 20,00 5 1 4,75 25 1 24,75 189,3 13538 315,5 3328 280,1 3912

12 854 SILA KIPÇIK 12E 19 6 17,50 4 2 3,50 23 8 21,00 192,3 12979 317,0 3203 272,8 5034

13 5237 ARDA KURUKAYA 12E 3 3 2,25 14 3 13,25 6 4 5,00 5 1 4,75 5 4 4,00 2 0 2,00 35 15 31,25 275,1 3162 201,3 18110 270,7 5483

14 524 ŞEVVAL ANIL 12E 4 2 3,50 8 8 6,00 7 2 6,50 6 0 6,00 5 3 4,25 1 1 0,75 31 16 27,00 283,1 2736 210,2 15577 269,3 5771

15 338 MELİH FAZLIOĞLU 12E 5 1 4,75 0 3 -0,75 19 5 17,75 3 4 2,00 27 13 23,75 172,4 15160 282,9 5541 248,8 10313

16 0 YAZ IRMAK BALCI 12E 15 3 14,25 15 3 14,25 187,1 13882 300,9 4253 248,7 10514

17 5402 ELİF KÜÇÜKARABACI 12E 4 2 3,50 10 3 9,25 7 2 6,50 2 3 1,25 3 1 2,75 26 11 23,25 283,1 2737 186,7 25326 241,9 12334

18 0 ŞEVVAL ŞANLI 12E 1 0 1,00 2 1 1,75 8 3 7,25 11 4 10,00 238,7 6554 263,7 7054 237,1 13363

19 5383 DEMET ŞAKAR 12E 5 1 4,75 12 6 10,50 5 5 3,75 5 1 4,75 1 1 0,75 28 14 24,50 273,9 3206 170,1 25902 235,1 13943

20 1023 TİJEN ŞAKAR 12E 4 2 3,50 11 6 9,50 3 4 2,00 4 2 3,50 4 7 2,25 0 1 -0,25 26 22 20,50 256,7 4305 181,5 25689 229,7 15137

21 1052 DİLARA İCLAL ATA 12E 10 8 8,00 2 0 2,00 12 8 10,00 172,4 15201 252,8 8060 221,6 16453

22 0 ELİF DEMİRÖZ 12E 4 2 3,50 10 5 8,75 0 4 -1,00 4 2 3,50 1 0 1,00 19 13 15,75 257,6 4303 185,4 25418 221,4 16454

23 354 AHMET KARADENİZ 12E 3 3 2,25 3 3 2,25 189,3 13537 248,9 8478 217,6 17372

24 849 BATUHAN ALP ARSLAN 12E 4 7 2,25 0 2 -0,50 4 9 1,75 220,3 9345 236,3 9903 209,2 19921

25 52 FATİH AYDEMİR 12E 3 2 2,50 1 1 0,75 5 2 4,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 13 7 11,25 201,9 11797 152,2 26044 179,8 25753

26 333 NUR GÜMÜŞ 12E 2 4 1,00 1 1 0,75 1 7 -0,75 0 4 -1,00 0 6 -1,50 4 22 -1,50 170,2 15343 181,8 25646 177,1 25809

27 362 BEYZANUR TOPCU 12E 2 4 1,00 8 6 6,50 1 4 0,00 5 1 4,75 16 15 12,25 177,8 14827 143,5 26098 172,3 26000

28 66 EMİRHAN ALKAN 12E 2 4 1,00 1 1 0,75 5 5 3,75 3 3 2,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 11 16 7,00 179,3 14767 142,5 26106 161,8 26050



12E SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 22,88 10,10 20,34 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 22,89 10,12 20,37 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12E

KATILIMLAR

29 56 HAYRUNİSA DEMİR 12E 2 4 1,00 4 2 3,50 1 2 0,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 9 13 5,75 142,6 26062 144,9 26093 156,0 26073

30 523 ŞEVVAL ÇELİK 12E 3 2 2,50 2 5 0,75 1 1 0,75 6 8 4,00 147,2 26035 148,5 26074 151,7 26090

31 476 İREM SİRKECİ 12E 4 2 3,50 2 7 0,25 1 3 0,25 7 12 4,00 134,7 26096 135,3 26131 138,7 26123

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
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12F SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 22,88 10,10 20,34 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 22,89 10,12 20,37 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 521 AKASYA DEMİR 12F 5 1 4,75 15 3 14,25 6 3 5,25 6 0 6,00 8 5 6,75 4 1 3,75 44 13 40,75 332,1 432 246,8 8849 331,1 853

2 391 CEREN HANÇER 12F 5 1 4,75 14 3 13,25 7 2 6,50 5 1 4,75 6 4 5,00 37 11 34,25 305,1 1469 205,5 17006 287,5 3189

3 1179 YAĞIZ ALP TERZİOĞLU 12F 21 1 20,75 5 1 4,75 26 2 25,50 186,3 13969 318,8 3119 279,1 4078

4 1280 NİSA KAYA 12F 23 2 22,50 4 5 2,75 27 7 25,25 185,1 14022 326,7 2699 277,2 4408

5 1046 EMİRHAN  *LILI 12F 19 2 18,50 2 0 2,00 21 2 20,50 195,9 12514 314,0 3372 275,2 4619

6 0 ELİF KIZGIN 12F 5 1 4,75 13 5 11,75 7 3 6,25 5 1 4,75 2 6 0,50 1 1 0,75 33 17 28,75 235,0 7303 183,8 25590 260,7 7433

7 0 YİĞİT GÜNER 12F 3 3 2,25 4 4 3,00 9 1 8,75 6 0 6,00 22 8 20,00 306,9 1347 191,4 22563 244,8 11468

8 463 ELİF KADI 12F 5 1 4,75 10 5 8,75 4 3 3,25 3 1 2,75 5 5 3,75 0 1 -0,25 27 16 23,00 234,5 7346 178,4 25719 230,1 14851

9 0 EYÜPHAN KIRIK 12F 5 1 4,75 1 0 1,00 2 3 1,25 3 1 2,75 7 10 4,50 1 1 0,75 19 16 15,00 249,6 5295 211,3 15282 229,8 15054

10 410 BURAK ÖZKAN 12F 6 0 6,00 2 4 1,00 5 5 3,75 4 2 3,50 17 11 14,25 278,0 2995 191,4 22563 226,3 15690

11 5031 HİLAL BEDEL 12F 3 3 2,25 5 10 2,50 5 5 3,75 3 3 2,25 1 0 1,00 17 21 11,75 247,3 5545 178,3 25720 202,5 21820

12 1097 ARDA DİNÇ 12F 8 4 7,00 2 2 1,50 10 6 8,50 154,0 26002 224,7 11774 198,5 22614

13 300 YAĞMUR BEKTAŞ 12F 3 3 2,25 3 15 -0,75 3 4 2,00 2 4 1,00 11 26 4,50 196,9 12423 175,7 25827 180,2 25750

14 5115 HELİ NERDOĞAN 12F 2 3 1,25 3 7 1,25 5 5 3,75 3 3 2,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 14 19 9,25 149,6 26025 142,4 26107 152,2 26087

15 235 ÖMER ENİS ANAR 12F 3 3 2,25 1 12 -2,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 6 22 0,50 126,1 26118 147,9 26076 138,6 26125

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12G SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 22,88 10,10 20,34 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 22,89 10,12 20,37 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12G

KATILIMLAR

1 1273 NEHİR DOLDURUR 12G 21 3 20,25 8 0 8,00 29 3 28,25 212,3 10489 360,4 1276 313,6 1230

2 454 BÜŞRA YİĞİT 12G 6 0 6,00 14 3 13,25 8 1 7,75 4 1 3,75 3 3 2,25 35 8 33,00 302,9 1599 206,8 16519 293,8 2384

3 0 BEKİR TALHA TÜRK 12G 20 5 18,75 5 2 4,50 25 7 23,25 201,7 11802 346,2 1875 288,8 3138

4 515 EBRAR DALKIRAN 12G 5 1 4,75 7 6 5,50 6 2 5,50 4 0 4,00 7 1 6,75 2 0 2,00 31 10 28,50 242,4 6132 232,6 10290 284,3 3647

5 1110 ASLI İPÇİ 12G 18 4 17,00 5 1 4,75 23 5 21,75 184,0 14239 298,5 4421 266,3 6314

6 1232 İBRAHİM TUNÇ 12G 17 1 16,75 4 4 3,00 21 5 19,75 187,5 13757 312,3 3416 264,4 6604

7 456 YAVUZ BURAK İLHAN 12G 3 3 2,25 8 9 5,75 7 2 6,50 6 0 6,00 3 4 2,00 27 18 22,50 303,5 1516 188,4 25151 243,1 12162

8 0 KAYRA TAN CALĞIN 12G 4 2 3,50 6 12 3,00 9 1 8,75 6 0 6,00 3 10 0,50 0 2 -0,50 28 27 21,25 242,8 6089 179,4 25709 237,0 13366

9 327 BEDİRHAN AYDAR 12G 4 2 3,50 6 4 5,00 8 2 7,50 5 1 4,75 23 9 20,75 304,2 1513 179,9 25702 235,8 13657

10 999 İSMET BOZKURT 12G 5 1 4,75 3 12 0,00 4 6 2,50 5 1 4,75 3 7 1,25 3 3 2,25 23 30 15,50 250,9 5209 196,7 20191 228,7 15275

11 449 BURAK BALABAN 12G 4 2 3,50 5 10 2,50 6 4 5,00 6 0 6,00 4 5 2,75 1 2 0,50 26 23 20,25 195,4 12521 183,1 25635 226,7 15607

12 1244 KEREM KAĞITÇI 12G 9 5 7,75 2 1 1,75 11 6 9,50 178,2 14822 257,6 7525 226,3 15689

13 1095 ALPER BATU YİKAR 12G 10 3 9,25 0 2 -0,50 10 5 8,75 178,6 14816 260,9 7354 224,6 15947

14 1168 EBRAR KUŞOĞLU 12G 2 1 1,75 2 1 1,75 2 0 2,00 7 7 5,25 1 2 0,50 14 11 11,25 234,7 7345 223,0 12145 223,9 16112

15 443 FERİHA GÜNDOĞDU 12G 3 3 2,25 9 6 7,50 3 3 2,25 4 2 3,50 4 2 3,50 2 0 2,00 25 16 21,00 211,1 10664 179,3 25711 218,2 17127

16 1388 BURCU AKPINAR 12G 3 3 2,25 8 4 7,00 4 5 2,75 4 1 3,75 19 13 15,75 237,4 6763 172,9 25871 212,7 18614

17 776 GÜLNUR BİNGÖL 12G 6 0 6,00 6 8 4,00 3 5 1,75 3 3 2,25 18 16 14,00 215,1 10054 167,5 25924 201,9 21947

18 651 ESİLYA SEN 12G 5 1 4,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 14 6 12,50 171,8 15246 162,0 25963 192,6 23859

19 442 EMİNE GÜNDOĞDU 12G 3 3 2,25 6 7 4,25 2 5 0,75 3 2 2,50 2 2 1,50 16 19 11,25 179,0 14771 159,3 25993 180,3 25749

20 467 ARDA FELEK 12G 1 5 -0,25 1 2 0,50 4 4 3,00 3 3 2,25 0 2 -0,50 9 16 5,00 184,8 14068 160,0 25982 167,9 26023

21 57 SİMGE AYKUNU 12G 2 4 1,00 3 5 1,75 3 0 3,00 8 9 5,75 139,3 26080 134,0 26134 146,2 26108

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12H SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 22,88 10,10 20,34 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 22,89 10,12 20,37 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12H

KATILIMLAR

1 1008 GÖKBERK ŞENER 12H 26 2 25,50 5 1 4,75 31 3 30,25 196,7 12467 366,6 1050 303,1 1929

2 1163 MERVE ATSIZ 12H 17 1 16,75 5 0 5,00 22 1 21,75 178,0 14826 317,2 3202 260,1 7598

3 1000 AHMET KARAASLAN 12H 17 3 16,25 3 2 2,50 20 5 18,75 182,1 14496 292,2 4870 256,0 8546

4 315 NİSA DOM 12H 3 3 2,25 13 5 11,75 5 3 4,25 6 0 6,00 27 11 24,25 290,5 2354 181,5 25688 247,8 10641

5 1330 YAĞIZ ÖZYURT 12H 12 6 10,50 1 1 0,75 13 7 11,25 194,2 12751 268,5 6757 247,7 10644

6 1142 BERRA ALPARSLAN 12H 19 8 17,00 1 4 0,00 20 12 17,00 178,7 14813 299,7 4378 247,7 10645

7 0 ELİF NİRA GÜÇ 12H 13 8 11,00 2 2 1,50 15 10 12,50 181,8 14539 271,4 6539 238,3 13196

8 1174 BENGİSU BUÇUKÇU 12H 7 7 5,25 3 3 2,25 10 10 7,50 172,0 15245 242,1 9275 214,3 18322

9 1076 DİLASA KARATAŞ 12H 4 0 4,00 0 2 -0,50 3 0 3,00 3 0 3,00 2 0 2,00 12 2 11,50 223,5 8794 202,7 17663 213,3 18450

10 462 EREN TİRAKİ 12H 3 3 2,25 6 12 3,00 6 4 5,00 3 3 2,25 0 1 -0,25 18 23 12,25 239,0 6552 176,0 25824 203,6 21369

11 193 GÖKSU YÜKSEL 12H 5 1 4,75 4 3 3,25 4 3 3,25 2 1 1,75 15 8 13,00 234,8 7344 172,1 25879 203,5 21531

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12I SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 22,88 10,10 20,34 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 22,89 10,12 20,37 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12I

KATILIMLAR

1 1162 DİLAY ELİTAŞ 12I 5 0 5,00 12 3 11,25 5 2 4,50 4 0 4,00 19 1 18,75 1 1 0,75 46 7 44,25 259,9 4125 272,0 6497 338,7 579

2 0 İBRAHİM ARDA ÖZTÜRK 12I 6 0 6,00 12 5 10,75 7 3 6,25 6 0 6,00 13 4 12,00 0 3 -0,75 44 15 40,25 350,5 141 252,2 8144 332,6 804

3 1348 ZÜMRA GÜLER 12I 5 1 4,75 15 3 14,25 5 4 4,00 6 0 6,00 31 8 29,00 320,5 764 195,7 20524 276,6 4450

4 1047 HAZAL UZGÖR 12I 5 1 4,75 8 5 6,75 7 1 6,75 5 1 4,75 3 3 2,25 28 11 25,25 238,7 6555 206,3 16762 268,7 5814

5 1087 SAMİ BERK DEMİR 12I 5 1 4,75 7 6 5,50 6 2 5,50 4 2 3,50 3 2 2,50 25 13 21,75 230,7 7820 210,7 15371 261,2 7430

6 948 HÜSNA NİLDA DAYI 12I 4 2 3,50 1 4 0,00 4 3 3,25 4 1 3,75 13 10 10,50 183,0 14327 148,7 26070 173,9 25989

7 1407 İREM ÖZTÜRK 12I 3 3 2,25 1 2 0,50 2 3 1,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 8 9 5,75 163,6 15775 145,0 26092 156,7 26069

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12K SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 22,88 10,10 20,34 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 22,89 10,12 20,37 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12K

KATILIMLAR

1 1002 AKIN EKİCİ 12K 5 1 4,75 16 2 15,50 9 1 8,75 5 1 4,75 20 6 18,50 7 1 6,75 62 12 59,00 300,6 1608 301,8 4210 396,8 58

2 1347 ZÜHRE YİĞİT 12K 6 0 6,00 10 4 9,00 4 6 2,50 6 0 6,00 17 7 15,25 1 0 1,00 44 17 39,75 266,6 3666 274,3 6326 336,6 665

3 1058 GÖKTUĞ EFE KARAEL 12K 5 1 4,75 13 5 11,75 7 3 6,25 5 1 4,75 8 2 7,50 38 12 35,00 336,9 309 252,1 8145 327,8 873

4 1307 NAZ KILIÇ 12K 5 1 4,75 10 5 8,75 7 2 6,50 5 0 5,00 12 3 11,25 39 11 36,25 236,5 6849 223,1 12063 291,6 2805

5 1121 AYŞEGÜL DENİZLİ 12K 6 0 6,00 10 2 9,50 6 2 5,50 4 0 4,00 3 1 2,75 29 5 27,75 254,8 4592 218,4 13247 286,8 3273

6 5190 MİRAY TOPKAYA 12K 1 5 -0,25 5 9 2,75 4 4 3,00 4 2 3,50 0 1 -0,25 14 21 8,75 210,7 10714 170,0 25904 188,7 24693

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12L SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 22,88 10,10 20,34 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 22,89 10,12 20,37 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12L

KATILIMLAR

1 1113 ŞEYMA SOYLU 12L 4 2 3,50 10 7 8,25 5 4 4,00 4 1 3,75 21 2 20,50 2 0 2,00 46 16 42,00 244,6 5840 281,1 5863 331,2 852

2 1091 SU ŞEVVAL GÖNENÇ 12L 3 3 2,25 10 5 8,75 6 3 5,25 4 1 3,75 10 1 9,75 1 0 1,00 34 13 30,75 239,7 6466 241,1 9479 293,5 2426

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12M SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 22,88 10,10 20,34 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 22,89 10,12 20,37 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12M

KATILIMLAR

1 1101 AYKUT ARSLAN 12M 5 1 4,75 3 2 2,50 7 1 6,75 6 0 6,00 2 0 2,00 23 4 22,00 303,3 1557 210,1 15578 265,3 6521

2 0 HİLAL DEMİR 12M 1 5 -0,25 2 9 -0,25 2 4 1,00 3 2 2,50 8 20 3,00 139,6 26079 141,8 26111 134,6 26133

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12N SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 22,88 10,10 20,34 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 22,89 10,12 20,37 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12N

KATILIMLAR

1 9352 HALİL EFE GÜREL 12N 4 3 3,25 4 3 3,25 158,7 25932 208,4 16068 188,8 24652

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12V SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 22,88 10,10 20,34 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 22,89 10,12 20,37 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12V

KATILIMLAR

1 156 MİRAÇ BERAY GENİŞ 12V 5 1 4,75 8 10 5,50 6 4 5,00 3 3 2,25 12 16 8,00 0 5 -1,25 34 39 24,25 224,0 8751 221,1 12436 266,0 6436

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



2  SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 10,11 3,81 9,15 2,46 1,04 2,20 22,88 10,10 20,34 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 10,11 3,83 9,16 2,46 1,05 2,20 22,89 10,12 20,37 214,4 249,0 250,0

SINIF: 2 

KATILIMLAR

1 0 ULTAN KOCAELİ      1 2 1 4 0,00 2 11 -0,75 1 5 -0,25 1 3 0,25 2 5 0,75 7 28 0,00 157,3 25943 192,8 22196 181,0 25703

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



   SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 1,50 1,07 1,23 1,86 1,01 1,61 0,95 0,43 0,84 1,00 0,37 0,91 1,41 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,048,33 14,95 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 1,51 1,07 1,24 1,87 1,01 1,61 0,96 0,43 0,85 1,01 0,37 0,92 1,42 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,108,32 15,00 214,4 249,0 250,0

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 ZEHRA HAYAT ÇEVİK   5 1 4,75 15 3 14,25 7 2 6,50 6 0 6,00 8 3 7,25 8 3 7,25 3 1 2,75 5 0 5,00 6 0 6,00 63 13 59,75 370,6 14 260,5 7398 348,7 513

2 47 EDA KÖKSAL   6 0 6,00 15 3 14,25 7 3 6,25 4 2 3,50 8 3 7,25 7 2 6,50 5 1 4,75 4 1 3,75 5 1 4,75 61 16 57,00 346,4 183 228,3 11071 312,4 1401

3 0 SILA CEMRE TURHAN   4 2 3,50 17 1 16,75 6 4 5,00 5 0 5,00 7 2 6,50 8 0 8,00 47 9 44,75 328,0 515 280,7 5985 364,5 242

4 0 SEHERNUR İŞLEK   5 1 4,75 8 8 6,00 5 4 4,00 5 1 4,75 7 2 6,50 10 0 10,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 53 17 48,75 318,0 847 210,9 15367 261,9 7306

5 0 CEYLİN NAZ ÖÇAL   6 0 6,00 17 1 16,75 6 4 5,00 6 0 6,00 35 5 33,75 307,5 1304 304,7 4039 399,0 57

6 0 BERKAY ÖZTÜRK   4 2 3,50 13 5 11,75 6 4 5,00 5 1 4,75 8 2 7,50 7 3 6,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 57 18 52,50 307,0 1346 176,7 25818 245,6 11182

7 470 IRMAK GİR   5 1 4,75 12 4 11,00 6 3 5,25 6 0 6,00 8 2 7,50 6 3 5,25 4 1 3,75 4 2 3,50 6 0 6,00 57 16 53,00 303,8 1514 176,9 25811 252,1 9649

8 0 TUANA CUMUR   5 1 4,75 9 6 7,50 5 5 3,75 5 1 4,75 6 5 4,75 6 5 4,75 5 1 4,75 6 0 6,00 5 1 4,75 52 25 45,75 301,6 1604 198,8 19014 250,6 10018

9 0 BERFİN BOZTOPRAK   5 1 4,75 15 2 14,50 6 2 5,50 5 0 5,00 4 2 3,50 4 4 3,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 51 14 47,50 300,4 1609 184,8 25461 268,6 5815

10 0 SUDE FİDAN   5 1 4,75 7 5 5,75 6 3 5,25 4 2 3,50 5 2 4,50 8 2 7,50 4 1 3,75 4 0 4,00 6 0 6,00 49 16 45,00 297,3 1778 194,4 21179 245,1 11347

11 0 HASAN BERK TÜRKMEN   4 2 3,50 9 3 8,25 6 2 5,50 6 0 6,00 4 4 3,00 8 2 7,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 47 17 42,75 293,3 2265 207,0 16436 266,9 6189

12 0 ELİF SUBAŞ   3 3 2,25 15 3 14,25 8 2 7,50 4 2 3,50 6 1 5,75 36 11 33,25 290,6 2353 266,6 6922 342,4 570

13 0 CEYDA İNCEHASAN   5 1 4,75 14 3 13,25 7 3 6,25 6 0 6,00 32 7 30,25 284,7 2691 283,9 5379 367,8 238

14 0 SONER SÜLEYMAN SEVER  5 1 4,75 16 2 15,50 7 3 6,25 5 1 4,75 33 7 31,25 283,0 2738 290,9 4959 377,9 231

15 0 AHMET AYTÜRK   5 1 4,75 9 9 6,75 6 4 5,00 5 1 4,75 9 2 8,50 10 1 9,75 4 2 3,50 4 2 3,50 52 22 46,50 282,7 2739 194,3 21181 238,6 12952

16 0 BAHTİYAR İLHAN   4 2 3,50 9 3 8,25 5 5 3,75 5 1 4,75 5 5 3,75 5 3 4,25 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 44 22 38,50 282,5 2741 204,0 17497 257,5 8298

17 0 RÜMEYSA CANBAZ   5 1 4,75 6 4 5,00 5 2 4,50 3 3 2,25 3 0 3,00 5 1 4,75 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 40 12 37,00 282,0 2742 209,8 15661 251,7 9730

18 0 ASLI SENA AKÇAKOÇ   5 1 4,75 14 2 13,50 8 1 7,75 6 0 6,00 3 4 2,00 3 1 2,75 39 9 36,75 278,5 2991 227,6 11195 318,0 1123

19 0 SURA KARABAŞ   4 2 3,50 7 5 5,75 2 1 1,75 4 1 3,75 2 1 1,75 6 1 5,75 5 0 5,00 4 0 4,00 4 0 4,00 38 11 35,25 268,7 3499 207,6 16273 240,5 12580

20 0 BİRCE SU ÇOBAN   4 1 3,75 1 0 1,00 4 3 3,25 3 3 2,25 5 5 3,75 5 5 3,75 4 2 3,50 4 0 4,00 3 1 2,75 33 20 28,00 267,4 3622 278,4 6113 272,6 5035

21 0 ZEYNEP PEHLİVANOĞLU   3 3 2,25 5 5 3,75 5 3 4,25 4 2 3,50 6 5 4,75 7 1 6,75 4 1 3,75 3 3 2,25 5 0 5,00 42 23 36,25 258,7 4174 178,3 25721 211,9 18943

22 0 ESRA NUR ÖZER   6 0 6,00 12 6 10,50 8 2 7,50 3 3 2,25 29 11 26,25 253,6 4677 238,2 9772 310,7 1613

23 0 SUDENUR BERBER   5 1 4,75 6 3 5,25 5 2 4,50 3 3 2,25 4 4 3,00 5 4 4,00 4 1 3,75 3 0 3,00 3 2 2,50 38 20 33,00 252,9 4842 196,9 20069 228,5 15478

24 2061 ELİF CANITEZ   3 2 2,50 15 2 14,50 7 2 6,50 5 1 4,75 30 7 28,25 249,6 5294 227,8 11153 306,4 1677

25 0 EKİN SİNECİK   6 0 6,00 3 0 3,00 2 2 1,50 5 0 5,00 2 2 1,50 3 0 3,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 3 0 3,00 26 5 24,75 247,3 5546 239,3 9687 259,1 8042

26 0 EGEMEN KESKİN   4 2 3,50 1 0 1,00 7 1 6,75 6 0 6,00 18 3 17,25 246,6 5590 261,3 7268 304,6 1763

27 0 ELİF AYKUT   6 0 6,00 10 7 8,25 5 5 3,75 5 1 4,75 26 13 22,75 236,8 6805 221,7 12354 282,8 3776

28 0 FURKAN SAMET TOKGÖZ  5 1 4,75 5 2 4,50 7 2 6,50 4 2 3,50 21 7 19,25 236,0 7052 261,3 7269 311,2 1568



   SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 1,50 1,07 1,23 1,86 1,01 1,61 0,95 0,43 0,84 1,00 0,37 0,91 1,41 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,048,33 14,95 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 1,51 1,07 1,24 1,87 1,01 1,61 0,96 0,43 0,85 1,01 0,37 0,92 1,42 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,108,32 15,00 214,4 249,0 250,0

SINIF:   

KATILIMLAR

29 0 DİLARA ÖZDEN   4 0 4,00 3 1 2,75 4 2 3,50 4 1 3,75 2 4 1,00 5 1 4,75 2 1 1,75 5 0 5,00 4 0 4,00 33 10 30,50 235,1 7301 186,6 25327 217,1 17577

30 0 SUDENAZ YAZGÜN   5 1 4,75 10 2 9,50 4 4 3,00 4 1 3,75 23 8 21,00 231,2 7776 225,7 11528 281,2 3862

31 0 BUSE ALKIN   4 2 3,50 9 6 7,50 4 4 3,00 2 4 1,00 19 16 15,00 228,8 8108 273,1 6413 309,2 1623

32 0 SÜMEYRA SEVER   5 1 4,75 10 5 8,75 4 3 3,25 5 1 4,75 24 10 21,50 225,3 8656 193,3 21910 250,7 9937

33 0 MERT KEREM YILDIRIM   5 1 4,75 11 5 9,75 3 5 1,75 6 0 6,00 2 1 1,75 3 1 2,75 30 13 26,75 224,9 8659 181,4 25691 241,1 12497

34 0 NİSANUR PELVAN   4 1 3,75 9 4 8,00 5 3 4,25 3 1 2,75 3 4 2,00 5 2 4,50 3 0 3,00 32 15 28,25 223,2 8877 172,3 25877 221,8 16409

35 0 SİMAY BOSTANCI   3 3 2,25 11 3 10,25 4 3 3,25 5 0 5,00 23 9 20,75 222,4 9005 199,0 18973 254,0 9118

36 0 ARDA ŞENTÜRK   3 3 2,25 1 0 1,00 4 3 3,25 5 1 4,75 4 3 3,25 4 4 3,00 0 1 -0,25 3 0 3,00 5 0 5,00 29 15 25,25 221,5 9175 187,2 25283 211,8 18945

37 0 EKİN SU GÖKKURT   4 5 2,75 4 2 3,50 8 7 6,25 219,8 9512 306,5 3915 295,0 2297

38 0 CEREN YILMAZ   0 1 -0,25 4 2 3,50 1 2 0,50 3 2 2,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 9 8 7,00 212,9 10437 314,1 3370 285,9 3397

39 0 SUDE NAZ YILDIZ   5 1 4,75 6 8 4,00 5 4 4,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 3 2,25 2 1 1,75 3 0 3,00 30 21 24,75 210,7 10712 171,9 25882 214,2 18324

40 2158 BİLAL BARAN TOPRAK   3 3 2,25 2 2 1,50 3 5 1,75 3 1 2,75 4 4 3,00 4 2 3,50 1 0 1,00 1 0 1,00 6 0 6,00 27 17 22,75 204,2 11441 172,4 25876 186,4 25108

41 0 ELÇİN ASLAN   6 0 6,00 1 5 -0,25 3 5 1,75 4 1 3,75 14 11 11,25 201,8 11800 223,3 12061 243,8 11996

42 0 YUSUF ÜLKER   2 4 1,00 9 8 7,00 5 2 4,50 4 2 3,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 21 17 16,75 201,6 11846 207,0 16437 246,1 11060

43 0 DENİZ ÖZBAY   5 1 4,75 5 1 4,75 199,0 12158 253,2 8058 245,7 11181

44 0 ARDA EGE KİREZ   0 2 -0,50 3 3 2,25 6 4 5,00 3 0 3,00 4 5 2,75 2 3 1,25 1 1 0,75 4 2 3,50 23 20 18,00 194,7 12665 175,6 25833 196,8 23028

45 0 FATMA İŞCAN   3 1 2,75 3 6 1,50 4 2 3,50 2 2 1,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 14 13 10,75 193,3 12883 197,1 19787 216,3 17784

46 0 AYŞEN ŞEN   0 6 -1,50 4 8 2,00 6 2 5,50 2 3 1,25 4 2 3,50 4 4 3,00 4 2 3,50 4 1 3,75 4 1 3,75 32 29 24,75 192,6 12974 145,2 26090 159,3 26059

47 0 MUHAMMED EMİR ÖZGÜL  2 0 2,00 3 1 2,75 2 0 2,00 2 1 1,75 3 1 2,75 1 0 1,00 4 0 4,00 17 3 16,25 191,2 13193 187,3 25280 190,7 24236

48 0 YUSUF ESAD ERGANLI   3 3 2,25 2 9 -0,25 4 4 3,00 5 1 4,75 3 4 2,00 4 6 2,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 27 33 18,75 188,2 13630 159,5 25989 180,6 25748

49 0 DEVRİM KOÇER   3 3 2,25 4 8 2,00 6 2 5,50 4 2 3,50 17 15 13,25 184,9 14065 175,2 25836 207,5 20377

50 0 ELİF DOBRUCA   1 5 -0,25 1 1 0,75 3 0 3,00 1 2 0,50 3 3 2,25 4 0 4,00 13 11 10,25 168,0 15600 168,0 25919 169,2 26014

51 0 FATMA SAVCI   3 0 3,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 5 4 4,00 166,1 15658 210,4 15534 205,1 20958

52 0 ALİ A *A ALGAN   3 3 2,25 3 2 2,50 2 0 2,00 8 5 6,75 162,5 16020 177,7 25766 192,7 23858

53 0 BARKIN DOĞAN   0 2 -0,50 0 2 -0,50 143,9 26051 193,2 21912 176,4 25936



   SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 1,50 1,07 1,23 1,86 1,01 1,61 0,95 0,43 0,84 1,00 0,37 0,91 1,41 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,048,33 14,95 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 1,51 1,07 1,24 1,87 1,01 1,61 0,96 0,43 0,85 1,01 0,37 0,92 1,42 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,108,32 15,00 214,4 249,0 250,0

SINIF:   

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
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 M SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 1,50 1,07 1,23 1,86 1,01 1,61 0,95 0,43 0,84 1,00 0,37 0,91 1,41 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,048,33 14,95 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 1,51 1,07 1,24 1,87 1,01 1,61 0,96 0,43 0,85 1,01 0,37 0,92 1,42 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,108,32 15,00 214,4 249,0 250,0

SINIF:  M

KATILIMLAR

1 0 IRMAK KARATAŞ  M 6 0 6,00 17 1 16,75 9 1 8,75 6 0 6,00 7 4 6,00 9 2 8,50 4 1 3,75 4 2 3,50 6 0 6,00 68 11 65,25 365,4 15 197,7 19662 318,9 1077

2 0 AYŞE DİLAY AKIN  M 5 0 5,00 3 0 3,00 7 1 6,75 4 1 3,75 4 0 4,00 8 0 8,00 1 0 1,00 4 0 4,00 4 0 4,00 40 2 39,50 332,9 431 412,4 107 383,0 226

3 0 SENA NUR COŞKUN  M 5 1 4,75 13 3 12,25 7 3 6,25 5 1 4,75 6 3 5,25 9 0 9,00 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 55 15 51,25 326,0 599 206,0 16843 284,4 3645

4 0 MİNEL YAZGÜN  M 6 0 6,00 15 3 14,25 8 2 7,50 4 2 3,50 4 5 2,75 5 4 4,00 5 1 4,75 3 3 2,25 6 0 6,00 56 20 51,00 319,8 806 194,7 21096 283,4 3773

5 33 ASUDE DURU ERUSTA  M 6 0 6,00 5 12 2,00 3 7 1,25 3 3 2,25 6 5 4,75 8 3 7,25 5 1 4,75 4 2 3,50 5 1 4,75 45 34 36,50 317,2 848 324,1 2866 337,2 661

6 0 ERTUĞRUL KAFALAR  M 6 0 6,00 10 6 8,50 8 1 7,75 6 0 6,00 5 3 4,25 5 1 4,75 2 0 2,00 1 0 1,00 4 0 4,00 47 11 44,25 313,5 1054 233,3 10122 311,8 1486

7 476 ÖZGE BOZTEPE AÇAR  M 4 2 3,50 9 8 7,00 4 4 3,00 6 0 6,00 7 4 6,00 8 3 7,25 4 1 3,75 5 1 4,75 6 0 6,00 53 23 47,25 302,3 1602 200,0 18523 240,0 12701

8 0 YAĞIZALP BAĞÇIVAN  M 5 1 4,75 10 8 8,00 5 5 3,75 5 1 4,75 7 3 6,25 7 4 6,00 4 2 3,50 4 1 3,75 4 2 3,50 51 27 44,25 299,1 1775 213,8 14593 270,3 5605

9 0 SILA ÖZGÜNDÜZ  M 6 0 6,00 5 3 4,25 2 2 1,50 4 1 3,75 3 0 3,00 6 2 5,50 4 0 4,00 4 1 3,75 34 9 31,75 285,0 2689 246,1 8894 263,3 7012

10 0 BURAK AZGÜLER  M 5 1 4,75 15 3 14,25 5 5 3,75 3 3 2,25 7 3 6,25 5 5 3,75 4 2 3,50 4 1 3,75 6 0 6,00 54 23 48,25 277,9 3038 160,1 25979 229,4 15142

11 0 YUNUS EMRE BALABAN  M 5 1 4,75 3 1 2,75 7 1 6,75 4 1 3,75 6 2 5,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 6 0 6,00 44 8 42,00 271,3 3411 173,6 25854 220,9 16700

12 0 NAİME ESMANUR ŞEN  M 5 1 4,75 15 2 14,50 7 2 6,50 3 2 2,50 30 7 28,25 269,1 3497 253,9 7974 332,3 807

13 0 ZEYNEP BERNA YAŞAR  M 6 0 6,00 12 3 11,25 5 2 4,50 3 2 2,50 26 7 24,25 264,8 3752 286,4 5133 351,4 468

14 0 NİSANUR ÖZGÜL  M 5 1 4,75 10 4 9,00 8 2 7,50 6 0 6,00 29 7 27,25 258,0 4300 232,8 10207 308,2 1668

15 0 EYLÜL ADA POLATDEMİR M 6 0 6,00 13 2 12,50 7 0 7,00 5 0 5,00 31 2 30,50 253,3 4678 191,4 22563 277,6 4245

16 0 EFEKAN SELEN  M 4 2 3,50 15 2 14,50 10 0 10,00 5 1 4,75 34 5 32,75 252,4 4845 247,1 8765 340,0 574

17 0 MELDA KÖSE  M 2 1 1,75 2 0 2,00 4 2 3,50 5 1 4,75 13 4 12,00 247,7 5464 353,9 1569 339,1 578

18 0 MEHMET SALİH AKBAŞ  M 4 2 3,50 15 3 14,25 6 4 5,00 3 3 2,25 28 12 25,00 247,2 5547 231,5 10453 299,9 2111

19 0 BEYZA DOĞAN  M 5 1 4,75 11 3 10,25 3 3 2,25 5 0 5,00 3 1 2,75 6 0 6,00 33 8 31,00 245,9 5752 199,0 18972 258,7 8129

20 0 VESİM ELAGÖZ  M 4 2 3,50 6 12 3,00 4 6 2,50 4 2 3,50 4 7 2,25 6 5 4,75 2 4 1,00 3 3 2,25 3 3 2,25 36 44 25,00 240,7 6302 225,3 11609 234,2 14150

21 0 ARDA EROL  M 2 4 1,00 14 4 13,00 8 2 7,50 4 2 3,50 28 12 25,00 236,8 6806 196,3 20319 265,4 6478

22 0 MAHİDE AKBAŞ  M 3 3 2,25 14 3 13,25 5 1 4,75 6 0 6,00 28 7 26,25 236,6 6848 208,3 16109 280,5 3866

23 0 NESLİHAN ZORLU  M 5 1 4,75 12 6 10,50 5 4 4,00 5 0 5,00 27 11 24,25 233,9 7508 197,0 20068 263,1 7053

24 0 MERVE ALTUN  M 5 1 4,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 2 3,50 5 0 5,00 2 2 1,50 6 0 6,00 29 9 26,75 233,4 7592 184,8 25460 197,4 22823

25 0 BAKİ ÇETİNÇAKMAK  M 5 1 4,75 11 5 9,75 7 2 6,50 5 0 5,00 28 8 26,00 232,6 7681 197,4 19665 269,4 5770

26 0 FAHRETTİN ARGON  M 4 2 3,50 4 9 1,75 5 5 3,75 5 1 4,75 1 0 1,00 6 2 5,50 1 1 0,75 2 2 1,50 6 0 6,00 34 22 28,50 227,8 8238 172,8 25872 206,3 20625

27 0 ESME YAMALI  M 4 2 3,50 1 1 0,75 4 3 3,25 4 0 4,00 13 6 11,50 226,3 8405 286,2 5135 285,0 3563

28 0 İBRAHİM EFE ÇAKIR  M 6 0 6,00 11 7 9,25 6 4 5,00 5 1 4,75 28 12 25,00 221,2 9259 199,4 18687 268,1 5978



 M SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 1,50 1,07 1,23 1,86 1,01 1,61 0,95 0,43 0,84 1,00 0,37 0,91 1,41 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,048,33 14,95 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 1,51 1,07 1,24 1,87 1,01 1,61 0,96 0,43 0,85 1,01 0,37 0,92 1,42 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,108,32 15,00 214,4 249,0 250,0

SINIF:  M

KATILIMLAR

29 0 NİSA DAMLA ERSÖZ  M 5 1 4,75 5 1 4,75 3 0 3,00 2 2 1,50 2 2 1,50 3 0 3,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 30 10 27,50 219,7 9514 168,0 25920 202,5 21819

30 0 MİRAY TEZCAN  M 5 1 4,75 5 3 4,25 2 2 1,50 3 0 3,00 1 1 0,75 2 4 1,00 3 0 3,00 3 1 2,75 3 1 2,75 27 13 23,75 216,9 9828 179,4 25710 211,9 18901

31 0 MELEK YAMAN  M 4 2 3,50 3 3 2,25 7 5 5,75 214,5 10179 303,3 4126 286,1 3396

32 0 AZRA SEVİMLİ  M 5 0 5,00 4 1 3,75 3 3 2,25 12 4 11,00 213,9 10267 267,8 6799 265,3 6520

33 0 EGEMEN KARADAĞ  M 5 2 4,50 5 0 5,00 3 0 3,00 13 2 12,50 205,7 11306 232,3 10371 243,1 12161

34 0 HASAN ÇORAKLIK  M 5 0 5,00 6 4 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 18 7 16,25 204,0 11484 187,7 25279 228,7 15274

35 0 MERYEM SENA BULUT  M 1 1 0,75 1 1 0,75 189,4 13535 228,7 10988 221,1 16617

36 0 İBRAHİM ÇİPLİ  M 0 1 -0,25 4 4 3,00 3 3 2,25 5 4 4,00 4 6 2,50 1 0 1,00 6 0 6,00 23 18 18,50 186,5 13968 164,8 25945 168,3 26018

37 0 BAŞAR BAŞARAN  M 1 5 -0,25 6 11 3,25 6 4 5,00 3 3 2,25 3 8 1,00 4 7 2,25 3 2 2,50 2 4 1,00 2 4 1,00 30 48 18,00 166,9 15610 130,9 26145 159,2 26060

38 0 GAMZE NUR MENGÜTAY  M 5 1 4,75 10 8 8,00 6 3 5,25 5 1 4,75 26 13 22,75 166,2 15657 166,3 25938 228,6 15437

39 0 MUHAMMED ALİ YATMAN M 2 4 1,00 2 0 2,00 2 4 1,00 2 4 1,00 3 2 2,50 4 4 3,00 1 1 0,75 1 1 0,75 2 0 2,00 19 20 14,00 166,1 15659 159,3 25995 165,5 26036
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11C SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 1,50 1,07 1,23 1,86 1,01 1,61 0,95 0,43 0,84 1,00 0,37 0,91 1,41 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,048,33 14,95 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 1,51 1,07 1,24 1,87 1,01 1,61 0,96 0,43 0,85 1,01 0,37 0,92 1,42 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,108,32 15,00 214,4 249,0 250,0

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 205 RABİA AKYÜZ 11C 3 3 2,25 2 8 0,00 5 3 4,25 3 1 2,75 2 2 1,50 5 3 4,25 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 30 24 24,00 222,6 9003 185,4 25417 204,9 21080

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11F SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 1,50 1,07 1,23 1,86 1,01 1,61 0,95 0,43 0,84 1,00 0,37 0,91 1,41 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,048,33 14,95 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 1,51 1,07 1,24 1,87 1,01 1,61 0,96 0,43 0,85 1,01 0,37 0,92 1,42 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,108,32 15,00 214,4 249,0 250,0

SINIF: 11F

KATILIMLAR

1 5721 AYŞE EYLÜL AVCI 11F 5 1 4,75 7 6 5,50 4 3 3,25 3 2 2,50 1 5 -0,25 3 5 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 5 1 4,75 37 23 31,25 255,6 4428 194,2 21182 234,6 14027

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12 SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 1,50 1,07 1,23 1,86 1,01 1,61 0,95 0,43 0,84 1,00 0,37 0,91 1,41 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,048,33 14,95 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 1,51 1,07 1,24 1,87 1,01 1,61 0,96 0,43 0,85 1,01 0,37 0,92 1,42 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,108,32 15,00 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 18 AYŞE KÜBRA ÇETİNTAŞ 12 4 2 3,50 17 1 16,75 8 2 7,50 6 0 6,00 9 2 8,50 7 0 7,00 3 2 2,50 5 1 4,75 5 1 4,75 64 11 61,25 376,9 7 271,8 6498 367,0 239

2 0 SILA AKÇA 12 5 1 4,75 16 2 15,50 7 3 6,25 6 0 6,00 7 2 6,50 9 1 8,75 3 2 2,50 4 0 4,00 6 0 6,00 63 11 60,25 373,9 9 280,0 6066 371,0 235

3 0 DOĞA GÜNDÜZ 12 5 1 4,75 16 1 15,75 9 1 8,75 6 0 6,00 9 2 8,50 8 3 7,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 1 4,75 67 10 64,50 373,0 10 227,1 11359 327,9 872

4 1265 MUSTAFA BAYKAL 12 6 0 6,00 16 2 15,50 10 0 10,00 5 1 4,75 10 1 9,75 9 2 8,50 56 6 54,50 372,4 11 329,3 2492 431,8 7

5 0 ELİF YOLBAŞI 12 5 1 4,75 14 3 13,25 8 1 7,75 5 1 4,75 7 1 6,75 7 3 6,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 1 4,75 60 12 57,00 352,6 140 231,0 10536 316,7 1136

6 67 İREM NAZ SAVATLI 12 4 2 3,50 14 3 13,25 9 0 9,00 4 1 3,75 7 1 6,75 7 2 6,50 5 1 4,75 4 1 3,75 6 0 6,00 60 11 57,25 349,2 142 229,7 10864 312,6 1400

7 0 YAĞIZ CELHAN 12 6 0 6,00 17 1 16,75 10 0 10,00 6 0 6,00 39 1 38,75 345,4 225 473,1 7 480,6 1

8 0 ELİF KATIRCI 12 5 1 4,75 16 2 15,50 7 2 6,50 4 2 3,50 5 5 3,75 5 3 4,25 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 55 17 50,75 341,2 266 261,4 7267 345,8 561

9 5172 SUDEN DOĞAN 12 6 0 6,00 16 1 15,75 6 3 5,25 6 0 6,00 3 2 2,50 7 1 6,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 57 9 54,75 329,3 473 199,1 18971 292,7 2555

10 0 MÜNİRE KÖRPEŞ 12 5 1 4,75 10 8 8,00 9 1 8,75 5 1 4,75 3 7 1,25 9 2 8,50 3 2 2,50 4 2 3,50 6 0 6,00 54 24 48,00 316,5 971 204,8 17292 277,7 4243

11 0 BİRKAN ÇUBUK 12 4 2 3,50 6 6 4,50 6 4 5,00 5 1 4,75 7 3 6,25 10 0 10,00 6 0 6,00 4 1 3,75 6 0 6,00 54 17 49,75 312,7 1095 191,2 24287 237,2 13362

12 770 HALİL EMRE YAVER 12 6 0 6,00 16 2 15,50 7 3 6,25 6 0 6,00 35 5 33,75 312,5 1096 349,4 1784 443,2 2

13 413 ZEYNEP BEYZA AYDIN 12 3 3 2,25 11 5 9,75 5 5 3,75 5 0 5,00 7 2 6,50 8 2 7,50 5 1 4,75 5 0 5,00 5 0 5,00 54 18 49,50 303,3 1558 183,0 25636 238,4 13034

14 159 SÜMEYYE  ANA DURSUN 12 5 1 4,75 14 1 13,75 6 2 5,50 5 1 4,75 30 5 28,75 284,2 2692 284,0 5378 363,1 243

15 183 NİSAN NUR ÖZSÖZ 12 4 2 3,50 7 4 6,00 5 3 4,25 4 2 3,50 6 2 5,50 8 1 7,75 5 1 4,75 2 3 1,25 6 0 6,00 47 18 42,50 275,0 3163 174,8 25840 219,5 16958

16 0 AYŞEGÜL PEKMEZCİ 12 6 0 6,00 16 2 15,50 6 4 5,00 5 0 5,00 33 6 31,50 270,1 3455 240,1 9645 328,4 868

17 0 ELİF AŞIK 12 3 3 2,25 10 3 9,25 7 0 7,00 6 0 6,00 5 3 4,25 6 3 5,25 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 48 15 44,25 265,2 3751 161,0 25973 228,8 15231

18 5044 HAZAL DEMİRÖZ 12 5 1 4,75 15 3 14,25 5 5 3,75 6 0 6,00 31 9 28,75 259,5 4129 245,6 8978 325,1 967

19 0 YAĞIZ EGE AÇAR 12 4 1 3,75 1 1 0,75 3 0 3,00 2 0 2,00 4 1 3,75 5 1 4,75 1 1 0,75 20 5 18,75 258,8 4172 404,7 194 344,8 563

20 0 EFE GÜLBAHAR 12 5 0 5,00 1 0 1,00 3 1 2,75 4 0 4,00 13 1 12,75 258,7 4173 464,3 12 394,4 59

21 0 BEYZANUR AKALAN 12 6 0 6,00 5 6 3,50 6 1 5,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 2 1 1,75 3 0 3,00 3 0 3,00 35 11 32,25 258,3 4217 200,6 18315 247,4 10728

22 0 KORAY UCUN 12 5 1 4,75 6 2 5,50 5 4 4,00 4 1 3,75 3 1 2,75 7 3 6,25 4 0 4,00 2 2 1,50 5 0 5,00 41 14 37,50 257,6 4302 187,7 25278 234,5 14108

23 0 KEREM ÖZKURT 12 5 1 4,75 9 7 7,25 5 2 4,50 5 0 5,00 24 10 21,50 255,5 4469 260,9 7355 317,4 1129

24 5159 SAFFET MURAT YILDIZ 12 5 1 4,75 9 9 6,75 6 3 5,25 5 0 5,00 2 0 2,00 4 0 4,00 1 0 1,00 1 0 1,00 33 13 29,75 252,5 4844 199,2 18770 257,6 8257

25 0 NEHİR BAYDAR 12 3 2 2,50 3 4 2,00 5 1 4,75 4 3 3,25 5 1 4,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 0 2,00 23 12 20,00 251,5 5047 290,4 4961 270,0 5687

26 0 SİNEM MUTLU 12 6 0 6,00 13 3 12,25 5 5 3,75 5 0 5,00 29 8 27,00 250,1 5292 225,8 11527 300,1 2110

27 0 MEHLİKANUR KURNAZ 12 3 2 2,50 6 1 5,75 3 1 2,75 1 4 0,00 6 3 5,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 32 13 28,75 248,1 5381 225,8 11526 250,3 10062

28 0 M YAĞIZ ÇEŞMEBAŞI 12 4 2 3,50 4 4 3,00 6 4 5,00 4 2 3,50 6 5 4,75 7 3 6,25 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 41 22 35,50 245,9 5753 167,4 25925 205,2 20955



12 SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 1,50 1,07 1,23 1,86 1,01 1,61 0,95 0,43 0,84 1,00 0,37 0,91 1,41 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,048,33 14,95 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 1,51 1,07 1,24 1,87 1,01 1,61 0,96 0,43 0,85 1,01 0,37 0,92 1,42 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,108,32 15,00 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12

KATILIMLAR

29 0 GÜLSİMA GEVREK 12 6 0 6,00 10 3 9,25 5 3 4,25 5 1 4,75 26 7 24,25 241,8 6216 227,1 11358 292,8 2514

30 691 DAMLANUR YAKUT 12 2 0 2,00 1 0 1,00 2 0 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 8 0 8,00 236,7 6847 361,6 1230 327,7 876

31 544 ÖZGE AKUŞ 12 3 1 2,75 8 2 7,50 1 6 -0,50 5 1 4,75 4 2 3,50 7 2 6,50 3 2 2,50 2 2 1,50 4 0 4,00 37 18 32,50 235,2 7299 166,8 25931 202,2 21864

32 0 KAZIM MERT FINDIK 12 6 0 6,00 3 1 2,75 2 1 1,75 0 3 -0,75 3 0 3,00 3 0 3,00 3 0 3,00 3 0 3,00 23 5 21,75 233,1 7634 214,8 14107 236,3 13450

33 871 MELİH MUHAMMED SEZER12 4 2 3,50 3 3 2,25 5 2 4,50 12 7 10,25 233,1 7635 320,4 2994 301,4 1979

34 461 MEHMET ESAT ALAMUR 12 5 1 4,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 5 1,75 6 1 5,75 2 0 2,00 23 11 20,25 232,1 7728 235,1 10028 246,2 11057

35 0 CANSU YILDIZ 12 5 1 4,75 12 6 10,50 3 5 1,75 5 1 4,75 25 13 21,75 231,3 7774 204,7 17293 262,6 7180

36 9365 YAĞMUR GÖKÇE ER 12 5 1 4,75 5 7 3,25 3 6 1,50 4 2 3,50 4 6 2,50 6 3 5,25 1 0 1,00 5 0 5,00 33 25 26,75 231,0 7777 210,4 15534 220,6 16744

37 0 SARP BOZDEMİR 12 5 1 4,75 10 3 9,25 4 5 2,75 4 2 3,50 23 11 20,25 230,9 7779 211,5 15240 264,8 6522

38 0 NAZ ÖZTEMEL 12 3 1 2,75 2 0 2,00 5 1 4,75 5 1 4,75 1 1 0,75 1 0 1,00 3 1 2,75 4 0 4,00 24 5 22,75 228,8 8109 205,2 17169 231,5 14443

39 0 IRMAK DURAK 12 1 5 -0,25 2 4 1,00 3 3 2,25 7 1 6,75 5 2 4,50 4 0 4,00 4 0 4,00 26 15 22,25 223,2 8876 202,2 17786 196,8 23029

40 0 AYŞE AVCİ 12 4 2 3,50 0 1 -0,25 5 2 4,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 4 0 4,00 3 1 2,75 1 2 0,50 4 0 4,00 23 12 20,00 221,9 9089 187,8 25276 211,5 19066

41 0 TUANA DEFNE ÇİFTÇİ 12 3 3 2,25 1 5 -0,25 3 3 2,25 3 1 2,75 3 2 2,50 3 5 1,75 6 0 6,00 4 2 3,50 3 2 2,50 29 23 23,25 212,1 10491 177,7 25766 186,9 25064

42 1071 TUANA BİTGEN 12 4 2 3,50 6 5 4,75 5 2 4,50 4 1 3,75 1 0 1,00 3 3 2,25 1 0 1,00 24 13 20,75 210,7 10715 188,6 25109 230,7 14808

43 807 ÇEYLİN IŞIK 12 1 1 0,75 1 1 0,75 209,9 10807 316,9 3204 293,2 2470

44 0 CEREN EKAL 12 1 1 0,75 1 0 1,00 3 1 2,75 2 0 2,00 2 2 1,50 1 0 1,00 2 0 2,00 2 0 2,00 14 4 13,00 207,6 11002 236,5 9821 222,6 16202

45 0 ALEYNA GÖÇMEN 12 4 2 3,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 15 6 13,50 207,3 11127 227,8 11154 247,3 10890

46 0 YAĞMUR YÜCEKAYA 12 5 1 4,75 3 6 1,50 3 4 2,00 2 3 1,25 2 5 0,75 4 5 2,75 5 1 4,75 4 1 3,75 4 2 3,50 32 28 25,00 206,7 11135 162,4 25960 182,9 25612

47 0 ÖMER KARAAVCI 12 0 1 -0,25 0 1 -0,25 200,7 11935 327,1 2654 287,1 3270

48 0 HASAN KAAN CAN 12 4 6 2,50 5 2 4,50 4 1 3,75 13 9 10,75 198,5 12286 198,1 19258 194,4 23483

49 0 CEREN BİNA 12 2 4 1,00 4 7 2,25 3 5 1,75 4 2 3,50 3 8 1,00 2 6 0,50 3 2 2,50 21 34 12,50 197,6 12375 190,0 24816 206,6 20504

50 0 NİSA SEMİZ 12 4 4 3,00 4 0 4,00 8 4 7,00 195,7 12516 263,0 7097 253,4 9242

51 0 BERK ÖRKMEZ 12 5 1 4,75 1 2 0,50 2 1 1,75 4 1 3,75 12 5 10,75 195,6 12517 227,9 11152 238,7 12950

52 0 İNCİ GÖKSU ŞİŞMAN 12 5 0 5,00 1 0 1,00 4 1 3,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 5 1 4,75 1 1 0,75 19 5 17,75 194,7 12663 176,9 25812 213,5 18448

53 0 ELA CEREN GÜMÜŞ 12 4 5 2,75 3 2 2,50 7 7 5,25 194,4 12708 239,8 9646 213,8 18446

54 2170 ALİ ŞAHİN 12 7 2 6,50 5 1 4,75 5 1 4,75 2 2 1,50 19 6 17,50 191,7 13107 168,0 25921 194,1 23485

55 1781 SARP SALLAYICI 12 2 4 1,00 2 7 0,25 4 6 2,50 5 1 4,75 7 1 6,75 3 6 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 31 31 23,25 190,5 13358 154,5 26029 169,1 26015

56 0 CANSU ULUTAŞ 12 4 2 3,50 4 3 3,25 2 1 1,75 3 1 2,75 13 7 11,25 188,2 13629 203,5 17618 221,4 16455



12 SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 1,50 1,07 1,23 1,86 1,01 1,61 0,95 0,43 0,84 1,00 0,37 0,91 1,41 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,048,33 14,95 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 1,51 1,07 1,24 1,87 1,01 1,61 0,96 0,43 0,85 1,01 0,37 0,92 1,42 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,108,32 15,00 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12

KATILIMLAR

57 0 CEREN AVCI 12 5 1 4,75 3 9 0,75 4 4 3,00 5 1 4,75 3 6 1,50 2 3 1,25 2 4 1,00 2 3 1,25 4 1 3,75 30 32 22,00 187,6 13755 152,5 26042 184,7 25438

58 760 BERKAY AKDEMİR 12 1 3 0,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 4 0 4,00 4 2 3,50 3 3 2,25 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 24 14 20,50 186,8 13884 157,6 26006 167,4 26027

59 0 ŞEYMANUR SEVER 12 3 0 3,00 3 0 3,00 179,8 14719 238,2 9773 216,8 17698

60 0 ARDA YAPAKÇI 12 2 0 2,00 1 2 0,50 6 4 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 1 0 1,00 16 10 13,50 179,3 14725 168,3 25917 191,4 24151

61 0 GÜLCE ŞENSOY 12 4 2 3,50 4 2 3,50 172,8 15156 215,7 13865 212,4 18817

62 0 RÜMEYSA ÖZBAŞ 12 1 0 1,00 1 0 1,00 172,2 15244 270,4 6585 230,5 14809

63 0 NAZ AKSOY 12 2 2 1,50 4 11 1,25 3 7 1,25 5 1 4,75 2 5 0,75 3 6 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 2 1 1,75 27 35 18,25 170,4 15342 146,3 26084 164,3 26043

64 0 DURU SE *R 12 3 2 2,50 1 0 1,00 4 0 4,00 8 2 7,50 167,9 15601 185,8 25372 193,4 23773

65 0 BERKE ERDEN 12 4 2 3,50 2 2 1,50 4 1 3,75 10 5 8,75 164,4 15716 172,1 25880 189,7 24447

66 1049 CEYLİN CEYLAN 12 1 1 0,75 1 1 0,75 162,4 16022 214,2 14471 199,4 22368

67 0 RIZA *R AN ALKAŞİ 12 0 1 -0,25 0 1 -0,25 157,9 25938 194,6 21097 185,1 25437

68 0 ALPEREN ÇORBACI 12 0 1 -0,25 0 1 -0,25 154,3 25998 223,0 12144 197,4 22864

69 0 YAĞIZ EFE ÜNER 12 3 3 2,25 2 11 -0,75 3 7 1,25 4 2 3,50 3 7 1,25 4 7 2,25 1 5 -0,25 0 5 -1,25 4 2 3,50 24 49 11,75 153,4 26006 150,6 26058 157,7 26066

70 0 SUDENAZ ALTAŞ 12 3 3 2,25 5 13 1,75 4 4 3,00 2 4 1,00 3 8 1,00 1 1 0,75 18 33 9,75 148,8 26028 143,2 26102 159,4 26058

71 0 YUSUF GÜLTEKİN 12 3 1 2,75 3 1 2,75 142,5 26063 176,8 25814 178,2 25802

72 0 MUSTAFA FIRAT NERDAN12 2 4 1,00 2 0 2,00 1 1 0,75 2 1 1,75 1 3 0,25 3 2 2,50 11 11 8,25 133,6 26099 140,0 26115 138,0 26126

73 0 SELÇUK DEHA NERDAN 12 3 3 2,25 2 14 -1,50 4 6 2,50 2 4 1,00 1 10 -1,50 5 6 3,50 0 6 -1,50 2 4 1,00 3 3 2,25 22 56 8,00 126,9 26114 132,9 26137 137,0 26129
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12A SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 1,50 1,07 1,23 1,86 1,01 1,61 0,95 0,43 0,84 1,00 0,37 0,91 1,41 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,048,33 14,95 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 1,51 1,07 1,24 1,87 1,01 1,61 0,96 0,43 0,85 1,01 0,37 0,92 1,42 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,108,32 15,00 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 24 DELFİN BALCI 12A 6 0 6,00 16 2 15,50 6 4 5,00 5 1 4,75 9 2 8,50 9 1 8,75 6 0 6,00 5 1 4,75 6 0 6,00 68 11 65,25 399,1 4 291,3 4915 378,1 230

2 4120 MEHMET KAYRA UYSAL 12A 5 1 4,75 11 7 9,25 7 3 6,25 4 2 3,50 10 1 9,75 8 3 7,25 4 2 3,50 4 2 3,50 5 1 4,75 58 22 52,50 326,5 557 236,8 9820 291,9 2761

3 331 CEREN SAVCI 12A 5 1 4,75 11 4 10,00 7 1 6,75 5 1 4,75 2 5 0,75 8 0 8,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 49 16 45,00 300,9 1606 195,7 20523 268,5 5816

4 217 ÇAĞLAR GÜLERYÜZ 12A 3 3 2,25 12 4 11,00 6 2 5,50 5 1 4,75 5 4 4,00 7 0 7,00 1 0 1,00 3 0 3,00 4 0 4,00 46 14 42,50 291,0 2311 200,5 18478 264,4 6605

5 4860 ZEYNEP İREM KARASAR 12A 6 0 6,00 10 5 8,75 4 6 2,50 4 2 3,50 6 5 4,75 5 5 3,75 5 0 5,00 5 1 4,75 5 1 4,75 50 25 43,75 290,3 2396 188,5 25150 246,8 10974

6 15 İKRA GİRİ T 12A 5 1 4,75 17 1 16,75 9 1 8,75 5 1 4,75 36 4 35,00 290,2 2397 279,8 6067 379,1 228

7 6 AHMET LATİF ERSİN 12A 6 0 6,00 5 2 4,50 6 2 5,50 4 0 4,00 5 1 4,75 5 3 4,25 4 1 3,75 4 0 4,00 6 0 6,00 45 9 42,75 280,6 2785 181,0 25692 234,3 14149

8 693 BORA SALTIK 12A 2 1 1,75 4 1 3,75 6 0 6,00 5 1 4,75 5 0 5,00 22 3 21,25 278,8 2868 310,8 3581 273,1 4908

9 2143 AHMET ÇİFTÇİOĞLU 12A 4 2 3,50 11 7 9,25 6 4 5,00 5 1 4,75 6 5 4,75 6 5 4,75 1 5 -0,25 2 4 1,00 5 1 4,75 46 34 37,50 268,8 3498 190,7 24571 251,6 9771

10 464 SERRA EROL 12A 5 1 4,75 1 3 0,25 5 3 4,25 2 2 1,50 3 0 3,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 33 11 30,25 265,8 3748 233,4 10121 254,4 8955

11 361 FURKAN BATI 12A 2 3 1,25 1 1 0,75 5 5 3,75 3 2 2,50 6 3 5,25 9 1 8,75 5 0 5,00 31 15 27,25 252,9 4841 236,9 9819 228,6 15316

12 678 GAMZE KOCAKAYA 12A 3 0 3,00 3 0 3,00 1 0 1,00 7 0 7,00 247,0 5588 465,3 11 379,1 229

13 0 ELENAY DEMİRER 12A 5 1 4,75 1 2 0,50 4 4 3,00 5 1 4,75 15 8 13,00 246,1 5751 326,6 2700 327,8 874

14 219 BEYZA ELMAS 12A 4 2 3,50 4 1 3,75 3 3 2,25 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 14 6 12,50 243,9 5922 342,8 1928 317,3 1130

15 0 AYŞE İREM KASAP 12A 4 2 3,50 5 1 4,75 9 3 8,25 239,0 6553 425,0 49 371,2 234

16 0 ÇAĞAN DEMİR 12A 4 0 4,00 5 3 4,25 5 0 5,00 4 6 2,50 4 3 3,25 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 34 15 30,25 235,8 7135 197,7 19661 216,0 17947

17 2202 BORA TUNCAYA 12A 5 1 4,75 10 7 8,25 7 3 6,25 4 2 3,50 26 13 22,75 230,0 7942 197,6 19663 255,6 8708

18 389 İREM ŞAHİN 12A 3 3 2,25 3 3 2,25 3 5 1,75 4 1 3,75 4 5 2,75 4 2 3,50 3 1 2,75 4 0 4,00 6 0 6,00 34 20 29,00 228,6 8110 170,4 25895 192,3 24022

19 220 KENAN HAYTA 12A 5 1 4,75 2 2 1,50 6 3 5,25 3 2 2,50 5 1 4,75 7 0 7,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 33 12 30,00 227,0 8242 167,5 25923 197,9 22780

20 1950 ALEYNA BEKTAŞ 12A 3 0 3,00 2 0 2,00 3 0 3,00 8 0 8,00 221,9 9087 301,1 4251 286,1 3395

21 0 ZEYNEP TEKİN 12A 5 1 4,75 10 8 8,00 5 5 3,75 4 2 3,50 24 16 20,00 220,1 9386 216,5 13739 269,0 5773

22 2250 MUSTAFA FAİK ORHAN 12A 5 1 4,75 4 7 2,25 5 3 4,25 5 0 5,00 19 11 16,25 219,6 9559 208,1 16150 248,9 10312

23 1272 NAZ YÜKSEL 12A 5 1 4,75 4 1 3,75 4 4 3,00 3 2 2,50 16 8 14,00 216,6 9876 246,2 8892 273,0 5031

24 0 ELİF BETÜL SÜRÜCÜ 12A 2 4 1,00 5 13 1,75 2 8 0,00 0 6 -1,50 9 31 1,25 210,8 10711 382,9 603 310,1 1621

25 0 TAHA EKİM 12A 3 2 2,50 0 2 -0,50 6 3 5,25 3 3 2,25 12 10 9,50 209,6 10892 286,4 5134 288,6 3180

26 397 SAMET BİLGİ 12A 1 1 0,75 7 1 6,75 5 0 5,00 3 0 3,00 3 0 3,00 4 0 4,00 5 0 5,00 28 2 27,50 205,8 11304 152,3 26043 192,0 24065

27 2290 İLKİM ÇOLAKOĞLU 12A 4 2 3,50 2 2 1,50 4 2 3,50 1 1 0,75 11 7 9,25 205,1 11393 259,3 7400 262,5 7181

28 682 SUĞRA EVRENSEL 12A 1 0 1,00 1 0 1,00 204,0 11483 323,9 2867 278,6 4200



12A SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 1,50 1,07 1,23 1,86 1,01 1,61 0,95 0,43 0,84 1,00 0,37 0,91 1,41 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,048,33 14,95 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 1,51 1,07 1,24 1,87 1,01 1,61 0,96 0,43 0,85 1,01 0,37 0,92 1,42 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,108,32 15,00 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12A

KATILIMLAR

29 114 HÜSNA POLAT 12A 1 0 1,00 0 1 -0,25 4 0 4,00 3 1 2,75 4 2 3,50 1 0 1,00 4 0 4,00 17 4 16,00 203,4 11534 211,0 15364 203,0 21737

30 1254 MEHMET UĞUR HACIM 12A 5 1 4,75 1 1 0,75 4 2 3,50 3 1 2,75 13 5 11,75 196,2 12472 232,7 10249 249,0 10271

31 71 GÜLSU YILDIZOĞLU 12A 4 1 3,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 4 1 3,75 2 0 2,00 2 0 2,00 2 0 2,00 16 4 15,00 194,7 12664 203,1 17661 203,5 21530

32 247 NEHİR YAVUZER 12A 2 1 1,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 4 3,00 1 0 1,00 2 0 2,00 2 1 1,75 21 12 18,00 190,5 13359 165,7 25941 180,7 25746

33 0 YASEMİN ARSLAN 12A 3 2 2,50 1 1 0,75 5 0 5,00 3 0 3,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 2 0 2,00 3 0 3,00 19 8 17,00 180,5 14708 160,1 25980 181,9 25618

34 5380 HAMDİ TÜRK 12A 4 2 3,50 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 2 2 1,50 3 0 3,00 12 4 11,00 180,1 14712 193,2 21911 195,7 23117

35 1039 MELİKE ERAĞCA 12A 1 0 1,00 1 0 1,00 2 0 2,00 179,6 14723 252,2 8143 235,6 13741

36 5427 ZEYNEP SUEDA KUTLU 12A 2 2 1,50 3 0 3,00 2 0 2,00 1 0 1,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 11 4 10,00 176,5 14919 199,8 18645 198,9 22490

37 11007 OLCAY TUNA SELVİ 12A 6 0 6,00 1 0 1,00 1 0 1,00 8 0 8,00 175,7 14964 196,4 20318 211,9 18942

38 254 ALEYNA GÜRKAN 12A 5 0 5,00 3 0 3,00 1 1 0,75 5 2 4,50 1 0 1,00 1 0 1,00 16 3 15,25 174,2 15059 156,8 26012 172,9 25997

39 5238 HÜLYA BALTA 12A 2 1 1,75 1 0 1,00 3 1 2,75 173,3 15148 209,0 15946 207,3 20379

40 777 NURDAN BAĞCİ 12A 5 1 4,75 0 1 -0,25 5 2 4,50 169,3 15431 216,5 13738 216,4 17783

41 0 BERAT OKUTUCU 12A 3 2 2,50 3 6 1,50 2 6 0,50 3 2 2,50 1 4 0,00 2 7 0,25 4 0 4,00 2 2 1,50 3 2 2,50 23 31 15,25 169,2 15432 150,6 26059 163,0 26046

42 110 CANAN CANDAN 12A 2 3 1,25 2 4 1,00 2 1 1,75 2 2 1,50 1 0 1,00 3 3 2,25 1 3 0,25 3 1 2,75 3 1 2,75 19 18 14,50 158,7 25933 145,3 26089 158,9 26062

43 9309 ERTUĞRUL GÖKSİN 12A 0 6 -1,50 5 13 1,75 2 8 0,00 2 4 1,00 2 1 1,75 5 3 4,25 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 18 37 8,75 157,5 25941 154,9 26026 157,9 26065

44 73 KIVANÇ ÖZDEMİR 12A 1 0 1,00 1 0 1,00 119,1 26130 264,1 7013 206,8 20501

45 776 TANERÇAFER ARAL 12A 2 4 1,00 3 12 0,00 1 3 0,25 1 2 0,50 7 21 1,75 110,8 26141 135,1 26132 131,5 26137
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12B SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 1,50 1,07 1,23 1,86 1,01 1,61 0,95 0,43 0,84 1,00 0,37 0,91 1,41 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,048,33 14,95 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 1,51 1,07 1,24 1,87 1,01 1,61 0,96 0,43 0,85 1,01 0,37 0,92 1,42 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,108,32 15,00 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 715 ERCE ERTEN 12B 6 0 6,00 2 1 1,75 9 1 8,75 6 0 6,00 9 2 8,50 9 1 8,75 3 0 3,00 1 0 1,00 45 5 43,75 362,0 18 480,6 4 429,4 8

2 101 NURAY GÜLER 12B 6 0 6,00 11 3 10,25 8 2 7,50 5 0 5,00 7 2 6,50 6 1 5,75 4 1 3,75 3 0 3,00 4 0 4,00 54 9 51,75 326,2 598 219,1 13124 299,5 2114

3 38 ÖZGÜR YILMAZ 12B 5 1 4,75 18 0 18,00 6 4 5,00 6 0 6,00 35 5 33,75 311,7 1140 345,8 1877 439,5 4

4 9 HÜSEYİN YAMAN 12B 5 1 4,75 11 6 9,50 4 5 2,75 6 0 6,00 9 2 8,50 6 4 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 1 4,75 54 21 48,75 295,1 2022 176,4 25822 239,5 12785

5 34 ZEYNEP EYŞAN BAYRAM 12B 3 3 2,25 12 6 10,50 5 5 3,75 4 2 3,50 7 4 6,00 8 3 7,25 2 4 1,00 3 2 2,50 6 0 6,00 50 29 42,75 293,3 2266 214,5 14350 267,1 6147

6 50 YİĞİT EFE ULUSOY 12B 5 1 4,75 5 8 3,00 6 3 5,25 5 1 4,75 8 3 7,25 9 1 8,75 2 3 1,25 4 1 3,75 6 0 6,00 50 21 44,75 292,7 2267 196,9 20110 242,8 12166

7 737 SUDE NUR KOYUNCU 12B 1 1 0,75 4 0 4,00 3 0 3,00 5 3 4,25 4 0 4,00 4 0 4,00 4 0 4,00 25 4 24,00 280,8 2784 378,6 733 328,3 870

8 456 SENA NUR KOÇ 12B 6 0 6,00 9 1 8,75 6 2 5,50 4 2 3,50 3 2 2,50 6 2 5,50 3 0 3,00 1 1 0,75 5 1 4,75 43 11 40,25 278,1 2994 190,0 24775 253,7 9160

9 3070 ÖMER KALENDER 12B 1 1 0,75 0 1 -0,25 7 3 6,25 5 1 4,75 7 4 6,00 7 3 6,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 1 4,75 41 15 37,25 275,0 3164 260,9 7313 272,1 5159

10 28 ESLİN ZEYNEP ÇELİK 12B 4 1 3,75 13 4 12,00 7 2 6,50 3 2 2,50 27 9 24,75 259,3 4130 261,1 7271 328,4 869

11 724 YİĞİT SELİM KARA 12B 6 3 5,25 4 2 3,50 10 5 8,75 258,3 4216 478,5 5 387,0 184

12 267 BERKE BİRCAN 12B 2 0 2,00 12 0 12,00 3 2 2,50 17 2 16,50 258,2 4259 375,6 901 329,3 860

13 1080 BEYZA BÜKER 12B 3 1 2,75 8 3 7,25 4 4 3,00 5 1 4,75 5 4 4,00 5 3 4,25 3 3 2,25 2 1 1,75 5 0 5,00 40 20 35,00 243,2 6047 168,4 25916 214,5 18280

14 316 ZEHRA ARAÇ 12B 5 1 4,75 5 4 4,00 6 2 5,50 5 1 4,75 21 8 19,00 242,7 6090 246,7 8850 295,8 2294

15 12089 AYSE ÇAKIR 12B 4 1 3,75 8 1 7,75 4 3 3,25 6 0 6,00 5 3 4,25 4 2 3,50 3 1 2,75 4 0 4,00 1 2 0,50 39 13 35,75 239,3 6550 173,9 25852 229,2 15187

16 248 ÖMER ZENGİN 12B 2 4 1,00 0 1 -0,25 4 2 3,50 5 1 4,75 11 8 9,00 235,6 7298 397,3 328 360,6 246

17 308 EMİRHAN GÜR 12B 4 2 3,50 2 0 2,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 3 4,25 5 3 4,25 1 1 0,75 1 1 0,75 4 0 4,00 29 13 25,75 232,3 7725 195,2 20810 212,5 18776

18 2180 İBRAHİM BARAN GÜNGEN12B 5 1 4,75 3 2 2,50 8 2 7,50 5 1 4,75 1 0 1,00 22 6 20,50 231,8 7729 221,0 12557 273,0 5030

19 64 SİMGE KILIÇ 12B 6 0 6,00 8 2 7,50 6 3 5,25 5 0 5,00 25 5 23,75 231,5 7733 205,0 17171 269,6 5769

20 732 RÜZGAR YALÇIN 12B 1 0 1,00 1 0 1,00 225,8 8530 425,0 50 332,3 806

21 509 ENES ÖÇAL 12B 4 1 3,75 1 1 0,75 5 3 4,25 4 1 3,75 6 2 5,50 6 1 5,75 4 0 4,00 30 9 27,75 220,8 9342 195,5 20726 206,1 20628

22 245 AYSUN GÜNER 12B 2 0 2,00 2 0 2,00 2 1 1,75 3 1 2,75 1 1 0,75 4 0 4,00 1 1 0,75 3 0 3,00 2 0 2,00 20 4 19,00 219,8 9511 215,9 13863 228,8 15232

23 0 ELİF AŞIKOĞULLARI 12B 3 3 2,25 1 3 0,25 3 6 1,50 3 1 2,75 4 4 3,00 7 0 7,00 4 1 3,75 4 0 4,00 5 1 4,75 34 19 29,25 218,8 9647 151,8 26045 166,1 26034

24 228 TARIK ARIKAN 12B 5 1 4,75 2 0 2,00 3 4 2,00 2 1 1,75 2 2 1,50 3 3 2,25 4 1 3,75 2 0 2,00 4 0 4,00 27 12 24,00 217,6 9780 174,4 25848 198,6 22532

25 333 AYSU OĞUR 12B 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 2 2 1,50 3 0 3,00 2 0 2,00 20 3 19,25 208,5 10951 183,2 25594 207,6 20376

26 386 ZELİHA YILDIZ 12B 4 2 3,50 1 4 0,00 3 4 2,00 3 1 2,75 2 2 1,50 3 3 2,25 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 30 16 26,00 207,7 11000 160,0 25981 176,5 25854

27 329 MELİH TEPE 12B 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 11 4 10,00 199,9 11944 223,6 12020 230,7 14767

28 57 ELİF AĞIN 12B 4 2 3,50 6 5 4,75 3 3 2,25 3 2 2,50 16 12 13,00 196,3 12469 205,4 17127 236,0 13614



12B SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 1,50 1,07 1,23 1,86 1,01 1,61 0,95 0,43 0,84 1,00 0,37 0,91 1,41 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,048,33 14,95 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 1,51 1,07 1,24 1,87 1,01 1,61 0,96 0,43 0,85 1,01 0,37 0,92 1,42 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,108,32 15,00 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12B

KATILIMLAR

29 1233 İKBAL İMRAN KAYA 12B 5 1 4,75 3 1 2,75 3 0 3,00 11 2 10,50 192,3 12980 222,0 12271 231,8 14399

30 0 EDESSA YAVUZ 12B 1 0 1,00 2 0 2,00 5 1 4,75 1 2 0,50 2 1 1,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 3 0 3,00 19 7 17,25 192,2 13021 175,7 25828 193,8 23727

31 0 HASAN ERSÜREN 12B 5 2 4,50 5 1 4,75 1 0 1,00 11 3 10,25 191,6 13108 241,8 9357 239,1 12788

32 378 EMİNE GÜRBÜZ 12B 5 1 4,75 3 4 2,00 3 0 3,00 1 2 0,50 5 0 5,00 1 3 0,25 4 0 4,00 3 1 2,75 25 11 22,25 190,2 13484 155,9 26020 173,2 25993

33 240 EYLEM ÇANTA 12B 1 2 0,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 3 3 2,25 2 0 2,00 3 3 2,25 2 0 2,00 1 1 0,75 3 0 3,00 17 13 13,75 185,9 13973 192,3 22320 186,5 25107

34 2142 ZEYNEP ATILGAN 12B 2 3 1,25 1 1 0,75 4 1 3,75 7 5 5,75 177,4 14870 202,5 17744 204,6 21161

35 0 HAYATNUR KAV AKAN 12B 3 3 2,25 0 3 -0,75 4 5 2,75 3 1 2,75 3 4 2,00 4 4 3,00 1 4 0,00 1 4 0,00 4 1 3,75 23 29 15,75 177,0 14915 145,9 26086 167,3 26029

36 0 EFE GÜRBÜZ 12B 1 0 1,00 5 3 4,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 7 4 6,00 173,3 15147 218,6 13246 206,7 20502

37 0 RÜVEYDA NUR KORKMAZ12B 3 3 2,25 7 11 4,25 3 3 2,25 2 3 1,25 15 20 10,00 165,5 15707 163,4 25956 185,4 25396

38 359 HİLAL GÖKMEN 12B 2 3 1,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 2 2 1,50 3 1 2,75 4 0 4,00 14 14 10,50 164,8 15712 160,7 25975 156,1 26071

39 189 CANER TOPCU 12B 2 3 1,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 3 0 3,00 4 3 3,25 2 2 1,50 4 0 4,00 17 10 14,50 163,8 15770 149,0 26068 148,1 26103

40 129 DUYGU KEPE 12B 3 2 2,50 5 5 3,75 3 4 2,00 4 0 4,00 1 2 0,50 1 0 1,00 17 13 13,75 161,0 16066 171,6 25886 200,4 22160

41 332 ZEHRA ORUÇ 12B 2 4 1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 0 1,00 2 3 1,25 2 3 1,25 4 0 4,00 4 0 4,00 17 15 13,25 157,9 25939 157,7 26005 152,8 26085

42 325 MUHAMMED ALİ DENİZ 12B 3 3 2,25 2 3 1,25 5 6 3,50 146,3 26038 172,0 25881 173,1 25994

43 0 NİSA NUR AKBAL 12B 1 5 -0,25 1 7 -0,75 1 7 -0,75 3 1 2,75 0 8 -2,00 1 6 -0,50 3 2 2,50 4 2 3,50 3 1 2,75 17 39 7,25 142,7 26060 144,0 26096 146,2 26109

44 121 MUSTAFA NURHAK UYSAL12B 2 4 1,00 3 15 -0,75 0 1 -0,25 3 8 1,00 2 9 -0,25 2 4 1,00 0 6 -1,50 3 3 2,25 15 50 2,50 112,8 26137 132,9 26136 123,8 26145
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12C SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 1,50 1,07 1,23 1,86 1,01 1,61 0,95 0,43 0,84 1,00 0,37 0,91 1,41 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,048,33 14,95 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 1,51 1,07 1,24 1,87 1,01 1,61 0,96 0,43 0,85 1,01 0,37 0,92 1,42 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,108,32 15,00 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 7 SUDE KARACA 12C 4 2 3,50 14 1 13,75 8 1 7,75 3 2 2,50 7 3 6,25 7 2 6,50 5 1 4,75 5 0 5,00 6 0 6,00 59 12 56,00 337,0 308 199,4 18688 276,4 4491

2 1207 HİLMİ BEKTAŞ 12C 6 0 6,00 6 3 5,25 9 1 8,75 6 0 6,00 8 3 7,25 10 1 9,75 4 1 3,75 3 2 2,50 6 0 6,00 58 11 55,25 323,4 602 185,6 25376 258,0 8214

3 983 KERİM EFE TAVUKÇU 12C 6 0 6,00 14 3 13,25 6 2 5,50 4 1 3,75 7 3 6,25 7 2 6,50 4 2 3,50 4 1 3,75 5 1 4,75 57 15 53,25 302,4 1601 170,3 25897 250,5 10019

4 346 İREM BÜYÜKÖKSÜZ 12C 6 0 6,00 9 7 7,25 5 2 4,50 4 2 3,50 3 0 3,00 6 1 5,75 3 2 2,50 4 2 3,50 4 2 3,50 44 18 39,50 290,4 2395 254,9 7852 311,0 1609

5 1088 IRMAK AKYÜZ 12C 4 2 3,50 11 2 10,50 6 1 5,75 5 1 4,75 3 1 2,75 6 1 5,75 2 2 1,50 3 0 3,00 5 0 5,00 45 10 42,50 283,9 2694 196,4 20236 263,6 6930

6 1118 SAHRA KIYICI 12C 4 2 3,50 6 3 5,25 8 0 8,00 4 1 3,75 4 1 3,75 7 0 7,00 2 2 1,50 5 0 5,00 4 0 4,00 44 9 41,75 278,0 3036 188,2 25153 243,3 11998

7 52 ŞAFAK DİNÇKAN 12C 5 0 5,00 16 1 15,75 7 2 6,50 5 1 4,75 2 3 1,25 0 5 -1,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 36 14 32,50 274,2 3205 207,3 16314 297,9 2206

8 0 SUDE CAN 12C 4 2 3,50 14 3 13,25 5 4 4,00 6 0 6,00 29 9 26,75 262,5 3960 244,5 9060 317,7 1127

9 557 EMİR ELİTAŞ 12C 3 3 2,25 3 2 2,50 6 4 5,00 4 1 3,75 8 3 7,25 8 1 7,75 5 1 4,75 37 15 33,25 254,4 4593 200,3 18480 224,9 15905

10 0 ARZU ARICAN 12C 4 2 3,50 14 4 13,00 7 3 6,25 5 1 4,75 30 10 27,50 253,9 4675 217,2 13656 293,5 2385

11 252 ELİF Ö *İŞİ 12C 3 3 2,25 12 6 10,50 5 5 3,75 4 2 3,50 5 6 3,50 8 3 7,25 2 4 1,00 3 3 2,25 5 1 4,75 47 33 38,75 248,8 5339 161,8 25966 215,3 18074

12 270 MİRAY ELİTAŞ 12C 6 0 6,00 3 7 1,25 2 2 1,50 3 1 2,75 14 10 11,50 241,6 6218 291,6 4873 307,2 1674

13 752 SENA SEVİM 12C 1 0 1,00 6 0 6,00 7 0 7,00 233,7 7510 341,0 1974 302,8 1931

14 1715 AZRA KİF 12C 5 0 5,00 6 5 4,75 4 3 3,25 2 4 1,00 2 3 1,25 5 3 4,25 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 35 20 30,00 232,2 7726 170,0 25903 203,5 21533

15 466 ELİF HOBAN 12C 4 0 4,00 2 2 1,50 3 3 2,25 4 0 4,00 5 1 4,75 2 2 1,50 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 32 9 29,75 228,9 8107 175,6 25831 196,3 23114

16 34 HASAN SOYER 12C 4 2 3,50 8 8 6,00 7 1 6,75 4 2 3,50 23 13 19,75 228,4 8153 210,0 15659 262,3 7223

17 286 BARAN TEMEL 12C 6 0 6,00 6 1 5,75 3 0 3,00 2 0 2,00 2 4 1,00 3 1 2,75 4 0 4,00 3 1 2,75 29 7 27,25 227,7 8239 180,3 25700 215,8 18029

18 1200 EYLÜL AVCI 12C 5 1 4,75 3 4 2,00 1 0 1,00 9 5 7,75 224,8 8660 325,3 2782 302,3 1973

19 50 RODA DİLMAN 12C 5 1 4,75 7 4 6,00 5 3 4,25 4 2 3,50 21 10 18,50 221,0 9301 200,2 18482 248,3 10556

20 0 ŞERİFE ÖZGE Ö *ÖK 12C 3 2 2,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 3 0 3,00 3 2 2,50 2 0 2,00 4 0 4,00 4 0 4,00 3 0 3,00 26 6 24,50 218,1 9735 187,0 25325 197,8 22781

21 312 ŞEVVAL ZORLU 12C 4 2 3,50 10 7 8,25 4 2 3,50 4 2 3,50 3 2 2,50 1 0 1,00 4 1 3,75 30 16 26,00 216,4 9917 174,2 25849 223,5 16115

22 0 CEMRE DÜNKİ 12C 3 1 2,75 1 0 1,00 1 1 0,75 2 0 2,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 0 3,00 5 0 5,00 20 7 18,25 215,4 9927 200,8 18272 203,7 21326

23 65 MERT KUMKAYA 12C 6 0 6,00 5 7 3,25 4 6 2,50 3 2 2,50 18 15 14,25 212,5 10486 229,6 10866 263,9 6849

24 294 MELİKE YAŞAR 12C 3 3 2,25 1 0 1,00 5 2 4,50 2 0 2,00 1 3 0,25 1 3 0,25 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 24 13 20,75 202,9 11660 177,4 25770 190,2 24401

25 354 GÜLSE GÜLAYDI 12C 3 3 2,25 7 8 5,00 5 3 4,25 4 2 3,50 1 1 0,75 2 0 2,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 27 18 22,50 197,4 12419 169,1 25910 203,7 21367

26 263 EMRE DENİZER 12C 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 2 1 1,75 2 1 1,75 2 1 1,75 2 1 1,75 3 0 3,00 3 0 3,00 22 9 19,75 190,1 13485 160,8 25974 177,8 25805

27 248 EDA KURT 12C 4 0 4,00 2 0 2,00 1 0 1,00 1 1 0,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 5 0 5,00 15 2 14,50 188,3 13628 190,2 24693 190,2 24400

28 262 EFE MERT DENİZER 12C 2 3 1,25 1 1 0,75 1 0 1,00 2 0 2,00 3 0 3,00 5 0 5,00 5 0 5,00 19 4 18,00 186,8 13885 175,4 25834 167,7 26024



12C SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 1,50 1,07 1,23 1,86 1,01 1,61 0,95 0,43 0,84 1,00 0,37 0,91 1,41 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,048,33 14,95 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 1,51 1,07 1,24 1,87 1,01 1,61 0,96 0,43 0,85 1,01 0,37 0,92 1,42 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,108,32 15,00 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12C

KATILIMLAR

29 938 FATMA ENGİN 12C 3 2 2,50 3 4 2,00 2 4 1,00 1 4 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 2 0 2,00 4 0 4,00 3 1 2,75 22 21 16,75 181,5 14623 159,6 25988 169,8 26012

30 549 İREM MARANGOZ 12C 5 1 4,75 5 1 4,75 180,3 14710 213,1 14916 216,7 17780

31 426 DENİZ KESKİNSİN 12C 4 2 3,50 1 2 0,50 5 4 4,00 4 1 3,75 1 0 1,00 3 0 3,00 18 9 15,75 177,1 14914 164,3 25951 191,8 24066

32 273 DERYA YÖRÜK 12C 2 0 2,00 3 0 3,00 3 3 2,25 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 17 7 15,25 176,5 14918 159,9 25984 160,0 26054

33 0 PINAR GÜNDÜZ 12C 3 3 2,25 1 0 1,00 1 2 0,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 15 9 12,75 170,9 15299 172,2 25878 175,6 25984

34 801 B E N S U O R A K 12C 1 5 -0,25 1 4 0,00 3 3 2,25 2 2 1,50 3 3 2,25 2 4 1,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 15 26 8,50 136,5 26093 138,1 26124 141,4 26119

35 0 BATUHAN AKTAŞ 12C 2 4 1,00 1 14 -2,50 3 6 1,50 2 3 1,25 5 4 4,00 2 9 -0,25 2 3 1,25 3 0 3,00 20 43 9,25 124,9 26120 124,2 26151 119,3 26147
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12D SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 1,50 1,07 1,23 1,86 1,01 1,61 0,95 0,43 0,84 1,00 0,37 0,91 1,41 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,048,33 14,95 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 1,51 1,07 1,24 1,87 1,01 1,61 0,96 0,43 0,85 1,01 0,37 0,92 1,42 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,108,32 15,00 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 0 POLAT AKTAŞ 12D 5 1 4,75 15 3 14,25 8 2 7,50 6 0 6,00 9 1 8,75 8 2 7,50 4 2 3,50 4 2 3,50 6 0 6,00 65 13 61,75 392,0 5 347,5 1828 437,6 6

2 13 BERIL AVCI 12D 5 1 4,75 9 8 7,00 5 4 4,00 4 2 3,50 7 4 6,00 8 2 7,50 4 1 3,75 5 1 4,75 5 1 4,75 52 24 46,00 300,2 1611 209,7 15662 260,1 7599

3 99 FATİH ORUÇ 12D 4 2 3,50 7 5 5,75 7 3 6,25 5 1 4,75 7 4 6,00 8 2 7,50 2 3 1,25 3 2 2,50 6 0 6,00 49 22 43,50 292,6 2268 211,0 15365 246,6 11015

4 108 DERYA YİLMAZ 12D 6 0 6,00 16 2 15,50 5 4 4,00 5 1 4,75 32 7 30,25 278,5 2989 299,5 4379 383,0 227

5 51 NAGİHAN NUR DOLUCA 12D 5 1 4,75 13 5 11,75 5 4 4,00 4 2 3,50 4 3 3,25 1 5 -0,25 2 1 1,75 3 0 3,00 4 0 4,00 41 21 35,75 276,8 3120 231,0 10537 296,0 2252

6 1141 İREM KARANFİL 12D 5 1 4,75 1 2 0,50 6 3 5,25 3 3 2,25 6 3 5,25 5 4 4,00 3 3 2,25 2 3 1,25 6 0 6,00 37 22 31,50 271,1 3452 225,0 11731 247,8 10643

7 112 ARDA ZENGİN 12D 3 3 2,25 11 7 9,25 7 3 6,25 3 3 2,25 6 5 4,75 5 6 3,50 3 3 2,25 4 1 3,75 5 1 4,75 47 32 39,00 270,9 3453 194,4 21178 247,8 10642

8 20 IRMAK ÜNSAL 12D 4 2 3,50 9 8 7,00 6 3 5,25 4 2 3,50 7 3 6,25 5 3 4,25 35 21 29,75 264,1 3755 241,9 9356 291,9 2719

9 809 FERHAN SENA AKAR 12D 5 0 5,00 2 0 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 9 0 9,00 249,0 5337 424,3 52 357,4 333

10 281 FATIMA SİRKECİ 12D 5 1 4,75 1 1 0,75 4 5 2,75 3 0 3,00 5 3 4,25 4 2 3,50 4 0 4,00 2 0 2,00 5 0 5,00 33 12 30,00 238,6 6557 179,7 25706 205,3 20914

11 200 DAMLA ÇELİK 12D 2 4 1,00 5 3 4,25 3 6 1,50 4 1 3,75 5 3 4,25 5 3 4,25 3 0 3,00 4 1 3,75 3 1 2,75 34 22 28,50 233,2 7633 180,3 25699 203,3 21615

12 814 POYRAZ ŞENSES 12D 1 2 0,50 2 0 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 5 2 4,50 230,4 7901 442,7 29 351,8 466

13 644 CAN POLAT ÖZEROL 12D 2 4 1,00 4 8 2,00 5 5 3,75 5 1 4,75 5 4 4,00 3 7 1,25 3 3 2,25 4 0 4,00 4 2 3,50 35 34 26,50 217,4 9781 166,9 25929 193,5 23732

14 72 YAĞMUR YALÇIN 12D 4 2 3,50 6 9 3,75 4 4 3,00 5 1 4,75 19 16 15,00 214,8 10096 209,4 15865 246,1 11058

15 409 EYLÜL NAZ YÜKSEL 12D 5 0 5,00 1 1 0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 2 2 1,50 1 1 0,75 4 0 4,00 2 2 1,50 5 0 5,00 22 7 20,25 201,9 11796 184,4 25506 192,3 24023

16 993 KARDELEN ÜLKER 12D 3 3 2,25 8 10 5,50 4 6 2,50 2 4 1,00 4 7 2,25 5 6 3,50 2 4 1,00 3 3 2,25 3 3 2,25 34 46 22,50 195,9 12515 159,1 25997 183,4 25569

17 252 SİNFM CAN 12D 4 2 3,50 2 3 1,25 1 4 0,00 2 1 1,75 1 1 0,75 5 3 4,25 4 1 3,75 1 2 0,50 4 0 4,00 24 17 19,75 193,2 12924 161,8 25966 172,5 25999

18 1054 MİNEL İYİSÖZLÜ 12D 3 3 2,25 3 3 2,25 3 0 3,00 9 6 7,50 192,5 12976 233,6 10119 239,7 12703

19 202 HASRET ÖKLÜ 12D 2 4 1,00 3 15 -0,75 1 9 -1,25 3 2 2,50 1 10 -1,50 4 7 2,25 3 3 2,25 3 3 2,25 4 2 3,50 24 55 10,25 140,7 26073 131,3 26143 133,7 26134

20 12350 EMİRHAN YILDIZ 12D 1 5 -0,25 1 5 -0,25 3 3 2,25 1 3 0,25 3 3 2,25 1 2 0,50 1 1 0,75 2 0 2,00 13 22 7,50 129,8 26107 148,7 26070 134,9 26132
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12E SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 1,50 1,07 1,23 1,86 1,01 1,61 0,95 0,43 0,84 1,00 0,37 0,91 1,41 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,048,33 14,95 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 1,51 1,07 1,24 1,87 1,01 1,61 0,96 0,43 0,85 1,01 0,37 0,92 1,42 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,108,32 15,00 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12E

KATILIMLAR

1 524 ŞEVVAL ANIL 12E 4 2 3,50 8 8 6,00 7 2 6,50 6 0 6,00 5 3 4,25 5 4 4,00 3 1 2,75 2 0 2,00 4 1 3,75 44 21 38,75 283,1 2736 210,2 15577 269,3 5771

2 5402 ELİF KÜÇÜKARABACI 12E 4 2 3,50 10 3 9,25 7 2 6,50 2 3 1,25 5 3 4,25 6 2 5,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 1 4,75 48 17 43,75 283,1 2737 186,7 25326 241,9 12334

3 5237 ARDA KURUKAYA 12E 3 3 2,25 14 3 13,25 6 4 5,00 5 1 4,75 7 3 6,25 9 2 8,50 44 16 40,00 275,1 3162 201,3 18110 270,7 5483

4 5383 DEMET ŞAKAR 12E 5 1 4,75 12 6 10,50 5 5 3,75 5 1 4,75 6 5 4,75 7 4 6,00 2 3 1,25 4 2 3,50 6 0 6,00 52 27 45,25 273,9 3206 170,1 25902 235,1 13943

5 0 ELİF DEMİRÖZ 12E 4 2 3,50 10 5 8,75 0 4 -1,00 4 2 3,50 2 3 1,25 7 0 7,00 3 2 2,50 5 1 4,75 5 0 5,00 40 19 35,25 257,6 4303 185,4 25418 221,4 16454

6 1023 TİJEN ŞAKAR 12E 4 2 3,50 11 6 9,50 3 4 2,00 4 2 3,50 3 8 1,00 7 1 6,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 43 25 36,75 256,7 4305 181,5 25689 229,7 15137

7 258 MERVE SEMİZOĞLU 12E 6 0 6,00 15 2 14,50 6 3 5,25 5 1 4,75 32 6 30,50 248,0 5423 213,6 14715 299,3 2117

8 0 ŞEVVAL ŞANLI 12E 1 0 1,00 2 1 1,75 4 0 4,00 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 18 4 17,00 238,7 6554 263,7 7054 237,1 13363

9 849 BATUHAN ALP ARSLAN 12E 6 5 4,75 8 1 7,75 14 6 12,50 220,3 9345 236,3 9903 209,2 19921

10 52 FATİH AYDEMİR 12E 3 2 2,50 1 1 0,75 5 2 4,50 4 1 3,75 3 4 2,00 5 4 4,00 1 2 0,50 4 0 4,00 4 0 4,00 30 16 26,00 201,9 11797 152,2 26044 179,8 25753

11 66 EMİRHAN ALKAN 12E 2 4 1,00 1 1 0,75 5 5 3,75 3 3 2,25 5 6 3,50 4 5 2,75 1 4 0,00 3 2 2,50 4 2 3,50 28 32 20,00 179,3 14767 142,5 26106 161,8 26050

12 362 BEYZANUR TOPCU 12E 2 4 1,00 8 6 6,50 1 4 0,00 5 1 4,75 3 2 2,50 1 7 -0,75 1 2 0,50 3 1 2,75 4 0 4,00 28 27 21,25 177,8 14827 143,5 26098 172,3 26000

13 338 MELİH FAZLIOĞLU 12E 5 1 4,75 0 3 -0,75 5 4 4,00 172,4 15160 282,9 5541 248,8 10313

14 333 NUR GÜMÜŞ 12E 2 4 1,00 1 1 0,75 1 7 -0,75 0 4 -1,00 1 3 0,25 1 5 -0,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 4 1 3,75 11 29 3,75 170,2 15343 181,8 25646 177,1 25809

15 523 ŞEVVAL ÇELİK 12E 3 2 2,50 2 5 0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 2 0 2,00 12 10 9,50 147,2 26035 148,5 26074 151,7 26090

16 56 HAYRUNİSA DEMİR 12E 2 4 1,00 4 2 3,50 1 2 0,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 2 0 2,00 12 15 8,25 142,6 26062 144,9 26093 156,0 26073

17 476 İREM SİRKECİ 12E 4 2 3,50 2 7 0,25 1 3 0,25 1 1 0,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 2 0 2,00 14 18 9,50 134,7 26096 135,3 26131 138,7 26123
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12F SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 1,50 1,07 1,23 1,86 1,01 1,61 0,95 0,43 0,84 1,00 0,37 0,91 1,41 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,048,33 14,95 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 1,51 1,07 1,24 1,87 1,01 1,61 0,96 0,43 0,85 1,01 0,37 0,92 1,42 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,108,32 15,00 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 521 AKASYA DEMİR 12F 5 1 4,75 15 3 14,25 6 3 5,25 6 0 6,00 5 4 4,00 6 4 5,00 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 53 18 48,50 332,1 432 246,8 8849 331,1 853

2 0 YİĞİT GÜNER 12F 3 3 2,25 4 4 3,00 9 1 8,75 6 0 6,00 9 2 8,50 9 1 8,75 3 2 2,50 3 2 2,50 6 0 6,00 52 15 48,25 306,9 1347 191,4 22563 244,8 11468

3 391 CEREN HANÇER 12F 5 1 4,75 14 3 13,25 7 2 6,50 5 1 4,75 7 2 6,50 5 4 4,00 3 3 2,25 2 2 1,50 4 0 4,00 52 18 47,50 305,1 1469 205,5 17006 287,5 3189

4 410 BURAK ÖZKAN 12F 6 0 6,00 2 4 1,00 5 5 3,75 4 2 3,50 5 6 3,50 8 2 7,50 4 1 3,75 4 1 3,75 6 0 6,00 44 21 38,75 278,0 2995 191,4 22563 226,3 15690

5 0 EYÜPHAN KIRIK 12F 5 1 4,75 1 0 1,00 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 5 4 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 1 4,75 32 14 28,50 249,6 5295 211,3 15282 229,8 15054

6 5031 HİLAL BEDEL 12F 3 3 2,25 5 10 2,50 5 5 3,75 3 3 2,25 5 5 3,75 6 2 5,50 5 1 4,75 3 2 2,50 6 0 6,00 41 31 33,25 247,3 5545 178,3 25720 202,5 21820

7 0 ELİF KIZGIN 12F 5 1 4,75 13 5 11,75 7 3 6,25 5 1 4,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 31 12 28,00 235,0 7303 183,8 25590 260,7 7433

8 463 ELİF KADI 12F 5 1 4,75 10 5 8,75 4 3 3,25 3 1 2,75 2 2 1,50 4 0 4,00 2 0 2,00 1 2 0,50 4 0 4,00 35 14 31,50 234,5 7346 178,4 25719 230,1 14851

9 300 YAĞMUR BEKTAŞ 12F 3 3 2,25 3 15 -0,75 3 4 2,00 2 4 1,00 4 7 2,25 3 2 2,50 5 0 5,00 3 1 2,75 26 36 17,00 196,9 12423 175,7 25827 180,2 25750

10 5115 HELİ NERDOĞAN 12F 2 3 1,25 3 7 1,25 5 5 3,75 3 3 2,25 2 9 -0,25 4 7 2,25 1 0 1,00 4 2 3,50 24 36 15,00 149,6 26025 142,4 26107 152,2 26087

11 235 ÖMER ENİS ANAR 12F 3 3 2,25 1 12 -2,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 1 0 1,00 8 20 3,00 126,1 26118 147,9 26076 138,6 26125
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12G SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 1,50 1,07 1,23 1,86 1,01 1,61 0,95 0,43 0,84 1,00 0,37 0,91 1,41 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,048,33 14,95 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 1,51 1,07 1,24 1,87 1,01 1,61 0,96 0,43 0,85 1,01 0,37 0,92 1,42 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,108,32 15,00 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12G

KATILIMLAR

1 327 BEDİRHAN AYDAR 12G 4 2 3,50 6 4 5,00 8 2 7,50 5 1 4,75 8 2 7,50 9 0 9,00 5 1 4,75 4 1 3,75 5 1 4,75 54 14 50,50 304,2 1513 179,9 25702 235,8 13657

2 456 YAVUZ BURAK İLHAN 12G 3 3 2,25 8 9 5,75 7 2 6,50 6 0 6,00 8 3 7,25 9 1 8,75 4 1 3,75 4 2 3,50 6 0 6,00 55 21 49,75 303,5 1516 188,4 25151 243,1 12162

3 454 BÜŞRA YİĞİT 12G 6 0 6,00 14 3 13,25 8 1 7,75 4 1 3,75 5 0 5,00 6 1 5,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 0 1,00 46 7 44,25 302,9 1599 206,8 16519 293,8 2384

4 999 İSMET BOZKURT 12G 5 1 4,75 3 12 0,00 4 6 2,50 5 1 4,75 7 4 6,00 5 6 3,50 3 2 2,50 3 3 2,25 4 2 3,50 39 37 29,75 250,9 5209 196,7 20191 228,7 15275

5 0 KAYRA TAN CALĞIN 12G 4 2 3,50 6 12 3,00 9 1 8,75 6 0 6,00 6 5 4,75 6 5 4,75 37 25 30,75 242,8 6089 179,4 25709 237,0 13366

6 515 EBRAR DALKIRAN 12G 5 1 4,75 7 6 5,50 6 2 5,50 4 0 4,00 2 0 2,00 24 9 21,75 242,4 6132 232,6 10290 284,3 3647

7 1388 BURCU AKPINAR 12G 3 3 2,25 8 4 7,00 4 5 2,75 4 1 3,75 3 4 2,00 1 7 -0,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 37 25 30,75 237,4 6763 172,9 25871 212,7 18614

8 1168 EBRAR KUŞOĞLU 12G 2 1 1,75 2 1 1,75 2 0 2,00 2 0 2,00 2 2 1,50 5 0 5,00 3 0 3,00 4 0 4,00 22 4 21,00 234,7 7345 223,0 12145 223,9 16112

9 776 GÜLNUR BİNGÖL 12G 6 0 6,00 6 8 4,00 3 5 1,75 3 3 2,25 3 3 2,25 3 5 1,75 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 33 29 25,75 215,1 10054 167,5 25924 201,9 21947

10 443 FERİHA GÜNDOĞDU 12G 3 3 2,25 9 6 7,50 3 3 2,25 4 2 3,50 2 4 1,00 6 3 5,25 4 0 4,00 31 21 25,75 211,1 10664 179,3 25711 218,2 17127

11 449 BURAK BALABAN 12G 4 2 3,50 5 10 2,50 6 4 5,00 6 0 6,00 21 16 17,00 195,4 12521 183,1 25635 226,7 15607

12 467 ARDA FELEK 12G 1 5 -0,25 1 2 0,50 4 4 3,00 3 3 2,25 4 5 2,75 4 5 2,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 4 2 3,50 25 28 18,00 184,8 14068 160,0 25982 167,9 26023

13 442 EMİNE GÜNDOĞDU 12G 3 3 2,25 6 7 4,25 2 5 0,75 3 2 2,50 3 2 2,50 1 0 1,00 1 1 0,75 4 1 3,75 23 21 17,75 179,0 14771 159,3 25993 180,3 25749

14 651 ESİLYA SEN 12G 5 1 4,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 1 2,75 14 5 12,75 171,8 15246 162,0 25963 192,6 23859

15 57 SİMGE AYKUNU 12G 2 4 1,00 3 5 1,75 3 0 3,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 2 3 1,25 4 1 3,75 15 18 10,50 139,3 26080 134,0 26134 146,2 26108
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12H SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 1,50 1,07 1,23 1,86 1,01 1,61 0,95 0,43 0,84 1,00 0,37 0,91 1,41 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,048,33 14,95 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 1,51 1,07 1,24 1,87 1,01 1,61 0,96 0,43 0,85 1,01 0,37 0,92 1,42 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,108,32 15,00 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12H

KATILIMLAR

1 315 NİSA DOM 12H 3 3 2,25 13 5 11,75 5 3 4,25 6 0 6,00 6 2 5,50 8 2 7,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 51 20 46,00 290,5 2354 181,5 25688 247,8 10641

2 462 EREN TİRAKİ 12H 3 3 2,25 6 12 3,00 6 4 5,00 3 3 2,25 6 5 4,75 5 6 3,50 3 3 2,25 3 3 2,25 6 0 6,00 41 39 31,25 239,0 6552 176,0 25824 203,6 21369

3 193 GÖKSU YÜKSEL 12H 5 1 4,75 4 3 3,25 4 3 3,25 2 1 1,75 3 3 2,25 5 1 4,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 34 15 30,25 234,8 7344 172,1 25879 203,5 21531

4 1076 DİLASA KARATAŞ 12H 4 0 4,00 0 2 -0,50 3 0 3,00 3 0 3,00 1 2 0,50 5 0 5,00 2 1 1,75 2 3 1,25 4 0 4,00 24 8 22,00 223,5 8794 202,7 17663 213,3 18450

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12I SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 1,50 1,07 1,23 1,86 1,01 1,61 0,95 0,43 0,84 1,00 0,37 0,91 1,41 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,048,33 14,95 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 1,51 1,07 1,24 1,87 1,01 1,61 0,96 0,43 0,85 1,01 0,37 0,92 1,42 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,108,32 15,00 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12I

KATILIMLAR

1 0 İBRAHİM ARDA ÖZTÜRK 12I 6 0 6,00 12 5 10,75 7 3 6,25 6 0 6,00 6 4 5,00 8 1 7,75 3 2 2,50 4 2 3,50 6 0 6,00 58 17 53,75 350,5 141 252,2 8144 332,6 804

2 1348 ZÜMRA GÜLER 12I 5 1 4,75 15 3 14,25 5 4 4,00 6 0 6,00 6 3 5,25 7 3 6,25 4 1 3,75 3 3 2,25 5 1 4,75 56 19 51,25 320,5 764 195,7 20524 276,6 4450

3 1162 DİLAY ELİTAŞ 12I 5 0 5,00 12 3 11,25 5 2 4,50 4 0 4,00 26 5 24,75 259,9 4125 272,0 6497 338,7 579

4 1047 HAZAL UZGÖR 12I 5 1 4,75 8 5 6,75 7 1 6,75 5 1 4,75 25 8 23,00 238,7 6555 206,3 16762 268,7 5814

5 1087 SAMİ BERK DEMİR 12I 5 1 4,75 7 6 5,50 6 2 5,50 4 2 3,50 22 11 19,25 230,7 7820 210,7 15371 261,2 7430

6 948 HÜSNA NİLDA DAYI 12I 4 2 3,50 1 4 0,00 4 3 3,25 4 1 3,75 1 2 0,50 3 3 2,25 1 1 0,75 4 0 4,00 3 1 2,75 25 17 20,75 183,0 14327 148,7 26070 173,9 25989

7 1407 İREM ÖZTÜRK 12I 3 3 2,25 1 2 0,50 2 3 1,25 2 0 2,00 0 4 -1,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 2 3,50 1 1 0,75 19 18 14,50 163,6 15775 145,0 26092 156,7 26069

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12K SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 1,50 1,07 1,23 1,86 1,01 1,61 0,95 0,43 0,84 1,00 0,37 0,91 1,41 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,048,33 14,95 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 1,51 1,07 1,24 1,87 1,01 1,61 0,96 0,43 0,85 1,01 0,37 0,92 1,42 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,108,32 15,00 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12K

KATILIMLAR

1 1058 GÖKTUĞ EFE KARAEL 12K 5 1 4,75 13 5 11,75 7 3 6,25 5 1 4,75 4 1 3,75 6 3 5,25 1 1 0,75 3 0 3,00 6 0 6,00 50 15 46,25 336,9 309 252,1 8145 327,8 873

2 1002 AKIN EKİCİ 12K 5 1 4,75 16 2 15,50 9 1 8,75 5 1 4,75 35 5 33,75 300,6 1608 301,8 4210 396,8 58

3 1347 ZÜHRE YİĞİT 12K 6 0 6,00 10 4 9,00 4 6 2,50 6 0 6,00 26 10 23,50 266,6 3666 274,3 6326 336,6 665

4 1121 AYŞEGÜL DENİZLİ 12K 6 0 6,00 10 2 9,50 6 2 5,50 4 0 4,00 26 4 25,00 254,8 4592 218,4 13247 286,8 3273

5 1307 NAZ KILIÇ 12K 5 1 4,75 10 5 8,75 7 2 6,50 5 0 5,00 27 8 25,00 236,5 6849 223,1 12063 291,6 2805

6 5190 MİRAY TOPKAYA 12K 1 5 -0,25 5 9 2,75 4 4 3,00 4 2 3,50 3 3 2,25 3 6 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 31 33 22,75 210,7 10714 170,0 25904 188,7 24693

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
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12L SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 1,50 1,07 1,23 1,86 1,01 1,61 0,95 0,43 0,84 1,00 0,37 0,91 1,41 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,048,33 14,95 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 1,51 1,07 1,24 1,87 1,01 1,61 0,96 0,43 0,85 1,01 0,37 0,92 1,42 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,108,32 15,00 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12L

KATILIMLAR

1 1113 ŞEYMA SOYLU 12L 4 2 3,50 10 7 8,25 5 4 4,00 4 1 3,75 23 14 19,50 244,6 5840 281,1 5863 331,2 852

2 1091 SU ŞEVVAL GÖNENÇ 12L 3 3 2,25 10 5 8,75 6 3 5,25 4 1 3,75 23 12 20,00 239,7 6466 241,1 9479 293,5 2426

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12M SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 1,50 1,07 1,23 1,86 1,01 1,61 0,95 0,43 0,84 1,00 0,37 0,91 1,41 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,048,33 14,95 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 1,51 1,07 1,24 1,87 1,01 1,61 0,96 0,43 0,85 1,01 0,37 0,92 1,42 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,108,32 15,00 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12M

KATILIMLAR

1 1101 AYKUT ARSLAN 12M 5 1 4,75 3 2 2,50 7 1 6,75 6 0 6,00 6 4 5,00 6 3 5,25 4 1 3,75 3 0 3,00 5 0 5,00 45 12 42,00 303,3 1557 210,1 15578 265,3 6521

2 0 HİLAL DEMİR 12M 1 5 -0,25 2 9 -0,25 2 4 1,00 3 2 2,50 3 7 1,25 2 9 -0,25 2 0 2,00 3 2 2,50 3 2 2,50 21 40 11,00 139,6 26079 141,8 26111 134,6 26133

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12V SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 1,50 1,07 1,23 1,86 1,01 1,61 0,95 0,43 0,84 1,00 0,37 0,91 1,41 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,048,33 14,95 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 1,51 1,07 1,24 1,87 1,01 1,61 0,96 0,43 0,85 1,01 0,37 0,92 1,42 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,108,32 15,00 214,4 249,0 250,0

SINIF: 12V

KATILIMLAR

1 156 MİRAÇ BERAY GENİŞ 12V 5 1 4,75 8 10 5,50 6 4 5,00 3 3 2,25 22 18 17,50 224,0 8751 221,1 12436 266,0 6436

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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2  SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON) AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM) 619 619 25379 26157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,21 0,91 1,98 3,46 2,12 2,93 2,49 1,56 2,10 2,15 0,66 1,98 1,50 1,07 1,23 1,86 1,01 1,61 0,95 0,43 0,84 1,00 0,37 0,91 1,41 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,048,33 14,95 206,1 240,4 241,6

Okul Ortalaması 2,22 0,91 1,99 3,45 2,11 2,93 2,49 1,56 2,10 2,16 0,66 1,99 1,51 1,07 1,24 1,87 1,01 1,61 0,96 0,43 0,85 1,01 0,37 0,92 1,42 0,19 1,37 0,01 0,01 0,00 17,108,32 15,00 214,4 249,0 250,0

SINIF: 2 

KATILIMLAR

1 0 ULTAN KOCAELİ      1 2 1 4 0,00 2 11 -0,75 1 5 -0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 5 24 -1,00 157,3 25943 192,8 22196 181,0 25703

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET AYTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
282,740 206,090 15 72 72 2672 2739

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
194,338 240,440 69 444 444 20724 21181

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
238,573 241,570 59 334 334 12574 12952

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 5 1 4,75 79 2,01 1,99 1,98

Edebiyat 18 9 9 6,75 38 3,67 2,93 2,93

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 2,31 2,10 2,10

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 2,18 1,99 1,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 15 21,25 53 10,17 9,01 8,99

Tarih-2 11 9 2 8,50 77 1,30 1,24 1,23

Coğrafya-2 11 10 1 9,75 89 1,59 1,61 1,61

Felsefe 6 4 2 3,50 58 0,86 0,85 0,84

Felsefe Grubu 6 4 2 3,50 58 0,79 0,92 0,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,15 1,37 1,37

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 27 7 25,25 63 5,70 6,00 5,97

Matematik-2 30 4 7 2,25 8 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 6 8 4,00 10 12,18 11,36 11,36

Fizik 14 3 5 1,75 13 1,59 1,75 1,75

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 1,34 1,51 1,51

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 1,96 2,54 2,54

Fen Bilimleri 40 7 10 4,50 11 4,89 5,80 5,81

Toplam: 280 105 57 90,75 32 95,10 92,41 85,45

Edebiyat-Sosyal-1 AEEEcCCDBdCbcCebcAcBDDbdCAcEbBBeCaEABDeE

Cevap Anahtarı B AEEEBCCDBCCEDCAEAAEBDDECCAAEDBBBCEEABDCE

Sosyal-2 DEDBbaDABCCDDBCdCADBACDCBdDbAEBcCc            

Cevap Anahtarı B DEDBACDABCCDDBCBCADBACDCBCDDAEBACEDEBDAAADEDCB

Matematik dbA c Ae      B        d c  aB  CB   b  

Cevap Anahtarı B CEAEEDACBCECBDBABDEECBBCBBEDCBCBCBDCDCAD

Fen Bilimleri     e DDb dBac           e C     eBDDdde

Cevap Anahtarı B AECBCDDDADEBCBDDECDEACBEDBACABCADCBDDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 2 1 1 50
Şiirde Ahenk 2 1 1 50
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Genel Özellikler 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 2 0
Divan Edebiyatında Nesir 2 1 1 50
Masal ve Özellikleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı’da Vakıf Müessesesi 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 1 0 100
Osmanlı-Rus Rekabeti (1768-1914) 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Geleceğin Dünyası 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Konusu 1 1 0 100
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 1 0
Kişilik ve Ölçümü 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 1 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ A *A ALGAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
162,520 206,090 83 537 537 15377 16020

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
177,735 240,440 81 504 504 25224 25766

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
192,688 241,570 80 507 507 23267 23858

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 3 3 2,25 38 2,01 1,99 1,98

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 3,67 2,93 2,93

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 2,31 2,10 2,10

Coğrafya-1 6 2 0 2,00 33 2,18 1,99 1,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 5 6,75 17 10,17 9,01 8,99

Matematik-2 30 4 3 3,25 11 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 4 3 3,25 8 12,18 11,36 11,36

Fizik 14 1 7 -0,75 -5 1,59 1,75 1,75

Kimya 13 1 2 0,50 4 1,34 1,51 1,51

Biyoloji 13 0 4 -1,00 -8 1,96 2,54 2,54

Fen Bilimleri 40 2 13 -1,25 -3 4,89 5,80 5,81

Toplam: 280 60 56 46,00 16 95,10 92,41 85,45

Edebiyat-Sosyal-1 AbbbBC                  C cE B c    BD  

Cevap Anahtarı B AEEEBCCDBCCEDCAEAAEBDDECCAAEDBBBCEEABDCE

Matematik aEA  cAC      e                         

Cevap Anahtarı B CEAEEDACBCECBDBABDEECBBCBBEDCBCBCBDCDCAD

Fen Bilimleri eb  d ace   Ceac       E   a e b  d     

Cevap Anahtarı B AECBCDDDADEBCBDDECDEACBEDBACABCADCBDDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 2 0 0 0
Şiirde Ahenk 2 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Genel Özellikler 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 2 0 0 0
Masal ve Özellikleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 0 0 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 0 0
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Bir Parabol ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları 1 0 0 0
Tek ve Çift Fonksiyonlar 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Sığaçlar 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN BULGUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
150,675 206,090 86 575 575 25335 26020

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
200,270 240,440 63 409 409 18049 18481

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
187,360 241,570 82 525 525 24405 25019

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 8 11 5,25 18 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 2 6 0,50 5 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 10 17 5,75 14 12,18 11,36 11,36

Fizik 14 4 8 2,00 14 1,59 1,75 1,75

Kimya 13 1 7 -0,75 -6 1,34 1,51 1,51

Biyoloji 13 2 8 0,00 0 1,96 2,54 2,54

Fen Bilimleri 40 7 23 1,25 3 4,89 5,80 5,81

Toplam: 280 70 74 51,50 18 95,10 92,41 85,45

Matematik  Ae Ee b  cBCaCe B abEEba   d dcc  CBaaa

Cevap Anahtarı A DACCEAEEDCBBCECBDBABDEECBBCBBECADCBCBDCD

Fen Bilimleri dedcEdedcDDA  Dccceb c  e  db b a beeBDc

Cevap Anahtarı A BCBAECBCDDDADEDBADDECDEACBECEBCABCADCBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Bir Parabol ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları 1 0 1 0
Tek ve Çift Fonksiyonlar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 2 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Sığaçlar 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Lewis Formülleri 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Omurilik 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
Sindirim Organları 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Fermantasyon 1 0 1 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Av-Avcı İlişkisi 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100
Dormansi ve Çimlenme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA EGE KİREZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
194,675 206,090 57 370 370 12210 12665

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
175,570 240,440 84 517 517 25277 25833

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
196,820 241,570 79 495 495 22455 23028

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 0 2 -0,50 -8 2,01 1,99 1,98

Edebiyat 18 3 3 2,25 13 3,67 2,93 2,93

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 2,31 2,10 2,10

Coğrafya-1 6 3 0 3,00 50 2,18 1,99 1,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 9 9,75 24 10,17 9,01 8,99

Tarih-2 11 4 5 2,75 25 1,30 1,24 1,23

Coğrafya-2 11 2 3 1,25 11 1,59 1,61 1,61

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,86 0,85 0,84

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 0,79 0,92 0,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 1,15 1,37 1,37

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 11 11 8,25 21 5,70 6,00 5,97

Matematik-2 30 2 1 1,75 6 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 2 1 1,75 4 12,18 11,36 11,36

Toplam: 280 66 41 55,75 20 95,10 92,41 85,45

Edebiyat-Sosyal-1 ab    D a       C a A  caCEaeAbDBBC   AB

Cevap Anahtarı A EAEBECDECCDBCCEDCAEAAEBDBCECAAEDBBCDEEAB

Sosyal-2  a eEeBebDAB db aC             C ccbADEB      

Cevap Anahtarı A BCCDEDBACDABACDDBCBCADCBDDDCEBACEADAADEBDCBADE

Matematik  A   e       E                          

Cevap Anahtarı A DACCEAEEDCBBCECBDBABDEECBBCBBECADCBCBDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 2 0 0 0
Şiirde Ahenk 2 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Genel Özellikler 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 2 0 0 0
Masal ve Özellikleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 0 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 0 0
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlı’da Vakıf Müessesesi 1 0 1 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 1 0
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 0 1 0
Osmanlı-Rus Rekabeti (1768-1914) 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Geleceğin Dünyası 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 1 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 0 0 0
Küresel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Konusu 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0
Kişilik ve Ölçümü 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Hint ve Çin Dinleri 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ŞENTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
221,483 206,090 39 230 230 8950 9175

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
187,220 240,440 73 469 469 24789 25283

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
211,778 241,570 73 438 438 18438 18945

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 3 3 2,25 38 2,01 1,99 1,98

Edebiyat 18 1 0 1,00 6 3,67 2,93 2,93

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 2,31 2,10 2,10

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 2,18 1,99 1,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 7 11,25 28 10,17 9,01 8,99

Tarih-2 11 4 3 3,25 30 1,30 1,24 1,23

Coğrafya-2 11 4 4 3,00 27 1,59 1,61 1,61

Felsefe 6 0 1 -0,25 -4 0,86 0,85 0,84

Felsefe Grubu 6 3 0 3,00 50 0,79 0,92 0,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 1,15 1,37 1,37

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 16 8 14,00 35 5,70 6,00 5,97

Matematik-2 30 4 3 3,25 11 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 4 3 3,25 8 12,18 11,36 11,36

Fizik 14 1 4 0,00 0 1,59 1,75 1,75

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 1,34 1,51 1,51

Biyoloji 13 2 5 0,75 6 1,96 2,54 2,54

Fen Bilimleri 40 3 11 0,25 1 4,89 5,80 5,81

Toplam: 280 84 55 70,25 25 95,10 92,41 85,45

Edebiyat-Sosyal-1 eEEEeb       C          C cdcBBB  EABeCE

Cevap Anahtarı B AEEEBCCDBCCEDCAEAAEBDDECCAAEDBBBCEEABDCE

Sosyal-2 DE c  DbB d  eC bADddCa      EB C DEBD A      

Cevap Anahtarı B DEDBACDABCCDDBCBCADBACDCBCDDAEBACEDEBDAAADEDCB

Matematik aE    AC      d  c E                    

Cevap Anahtarı B CEAEEDACBCECBDBABDEECBBCBBEDCBCBCBDCDCAD

Fen Bilimleri       bDe   ad       e    e e  AeecD   d

Cevap Anahtarı B AECBCDDDADEBCBDDECDEACBEDBACABCADCBDDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 2 0 0 0
Şiirde Ahenk 2 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Genel Özellikler 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 2 0 0 0
Masal ve Özellikleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 0 0 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 1 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı’da Vakıf Müessesesi 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 0 0
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 0 0 0
Osmanlı-Rus Rekabeti (1768-1914) 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Geleceğin Dünyası 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 1 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 1 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Psikolojinin Konusu 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0
Kişilik ve Ölçümü 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI SENA AKÇAKOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
278,500 206,090 18 79 79 2919 2991

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
227,610 240,440 49 304 304 10824 11195

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
318,048 241,570 13 87 87 1007 1123

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 5 1 4,75 79 2,01 1,99 1,98

Edebiyat 18 14 2 13,50 75 3,67 2,93 2,93

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 2,31 2,10 2,10

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 2,18 1,99 1,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 33 4 32,00 80 10,17 9,01 8,99

Tarih-2 11 3 4 2,00 18 1,30 1,24 1,23

Coğrafya-2 11 3 1 2,75 25 1,59 1,61 1,61

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,86 0,85 0,84

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,79 0,92 0,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,15 1,37 1,37

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 6 5 4,75 12 5,70 6,00 5,97

Matematik-2 30 10 6 8,50 28 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 12 6 10,50 26 12,18 11,36 11,36

Toplam: 280 113 29 105,75 38 95,10 92,41 85,45

Edebiyat-Sosyal-1 EAEBEdDbCdDBC EDCAEAA BD CECAAcDBBCDEEAB

Cevap Anahtarı A EAEBECDECCDBCCEDCAEAAEBDBCECAAEDBBCDEEAB

Sosyal-2 ae   eBA eAe CD      D                        

Cevap Anahtarı A BCCDEDBACDABACDDBCBCADCBDDDCEBACEADAADEBDCBADE

Matematik  ACb AdE   daEC cBA D E     c C    C    

Cevap Anahtarı A DACCEAEEDCBBCECBDBABDEECBBCBBECADCBCBDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 2 1 1 50
Şiirde Ahenk 2 2 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Genel Özellikler 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 2 1 0 50
Masal ve Özellikleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlı’da Vakıf Müessesesi 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 1 0
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 0 1 0
Osmanlı-Rus Rekabeti (1768-1914) 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Geleceğin Dünyası 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 0 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 0 0 0
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Konusu 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0
Kişilik ve Ölçümü 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA SENYÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
208,685 206,090 46 299 299 10619 10949

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
371,383 240,440 7 63 63 863 954

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
328,685 241,570 11 68 68 788 865

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 28 2 27,50 92 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 8 2 7,50 75 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 36 4 35,00 88 12,18 11,36 11,36

Fizik 14 6 5 4,75 34 1,59 1,75 1,75

Kimya 13 3 10 0,50 4 1,34 1,51 1,51

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 1,96 2,54 2,54

Fen Bilimleri 40 16 21 10,75 27 4,89 5,80 5,81

Toplam: 280 150 39 140,25 50 95,10 92,41 85,45

Matematik CEAEcDACBCECBDBABDEECBBCdBEDCBCdCBDeDCAD

Cevap Anahtarı B CEAEEDACBCECBDBABDEECBBCBBEDCBCBCBDCDCAD

Fen Bilimleri AdCceD a D BeBcDEdabceaaDecCAebAaeBDaCdB

Cevap Anahtarı B AECBCDDDADEBCBDDECDEACBEDBACABCADCBDDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Bir Parabol ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları 1 1 0 100
Tek ve Çift Fonksiyonlar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 1 1 50
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100
Sığaçlar 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Lewis Formülleri 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Aromatik Bileşikler 1 0 1 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Omurilik 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Fermantasyon 1 0 1 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Av-Avcı İlişkisi 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100
Dormansi ve Çimlenme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEN ŞEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
192,585 206,090 60 382 382 12502 12974

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
145,158 240,440 92 598 598 25358 26090

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
159,265 241,570 92 587 587 25347 26059

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 0 6 -1,50 -25 2,01 1,99 1,98

Edebiyat 18 4 8 2,00 11 3,67 2,93 2,93

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 2,31 2,10 2,10

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 2,18 1,99 1,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 19 7,25 18 10,17 9,01 8,99

Tarih-2 11 4 2 3,50 32 1,30 1,24 1,23

Coğrafya-2 11 4 4 3,00 27 1,59 1,61 1,61

Felsefe 6 4 2 3,50 58 0,86 0,85 0,84

Felsefe Grubu 6 4 1 3,75 63 0,79 0,92 0,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 1,15 1,37 1,37

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 20 10 17,50 44 5,70 6,00 5,97

Toplam: 280 56 64 40,00 14 95,10 92,41 85,45

Edebiyat-Sosyal-1 cecebe aabD e   b aAAbeDBC CAA baB eEadB

Cevap Anahtarı A EAEBECDECCDBCCEDCAEAAEBDBCECAAEDBBCDEEAB

Sosyal-2   CD eB  DbeAC eaC  bDCeDDDeEBAa Ac ADEB      

Cevap Anahtarı A BCCDEDBACDABACDDBCBCADCBDDDCEBACEADAADEBDCBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 2 1 1 50
Şiirde Ahenk 2 1 1 50
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Genel Özellikler 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 2 0 0 0
Masal ve Özellikleri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 1 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 1 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı’da Vakıf Müessesesi 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 1 0
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 0 1 0
Osmanlı-Rus Rekabeti (1768-1914) 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Geleceğin Dünyası 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 1 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 0 1 0
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Konusu 1 1 0 100
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 1 0 100
Kişilik ve Ölçümü 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Kavram ve Terim 1 0 1 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
AYSENA TAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
212,990 206,090 43 271 271 10151 10433

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
364,455 240,440 9 72 72 1032 1138

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
309,500 241,570 20 114 114 1474 1622

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 22 4 21,00 70 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 6 2 5,50 55 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 28 6 26,50 66 12,18 11,36 11,36

Fizik 14 8 2 7,50 54 1,59 1,75 1,75

Kimya 13 4 2 3,50 27 1,34 1,51 1,51

Biyoloji 13 5 2 4,50 35 1,96 2,54 2,54

Fen Bilimleri 40 17 6 15,50 39 4,89 5,80 5,81

Toplam: 280 147 28 140,00 50 95,10 92,41 85,45

Matematik C AEEDACBCECBDBABDEE   edcEDCc BCB eDCAb

Cevap Anahtarı B CEAEEDACBCECBDBABDEECBBCBBEDCBCBCBDCDCAD

Fen Bilimleri AECBC cD c B BDD   Ed   cB e eC  CBD   B

Cevap Anahtarı B AECBCDDDADEBCBDDECDEACBEDBACABCADCBDDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Bir Parabol ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları 1 0 1 0
Tek ve Çift Fonksiyonlar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 2 1 1 50
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 1 33
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100
Sığaçlar 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Lewis Formülleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Omurilik 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Fermantasyon 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Av-Avcı İlişkisi 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100
Dormansi ve Çimlenme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
BAHTİYAR İLHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
282,488 206,090 16 73 73 2673 2741

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
204,018 240,440 62 394 394 17074 17497

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
257,470 241,570 41 265 265 7985 8298

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 4 2 3,50 58 2,01 1,99 1,98

Edebiyat 18 9 3 8,25 46 3,67 2,93 2,93

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 2,31 2,10 2,10

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 2,18 1,99 1,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 11 20,25 51 10,17 9,01 8,99

Tarih-2 11 5 5 3,75 34 1,30 1,24 1,23

Coğrafya-2 11 5 3 4,25 39 1,59 1,61 1,61

Felsefe 6 3 1 2,75 46 0,86 0,85 0,84

Felsefe Grubu 6 3 2 2,50 42 0,79 0,92 0,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 1,15 1,37 1,37

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 21 11 18,25 46 5,70 6,00 5,97

Matematik-2 30 4 6 2,50 8 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 4 6 2,50 6 12,18 11,36 11,36

Toplam: 280 112 52 99,00 35 95,10 92,41 85,45

Edebiyat-Sosyal-1 aAEeEC ECCD     CebbAEBDBeddAAEbcBCDEdAB

Cevap Anahtarı A EAEBECDECCDBCCEDCAEAAEBDBCECAAEDBBCDEEAB

Sosyal-2 aeCDEacd DAd CD aC CbDCe DD dBAC cDA DEB      

Cevap Anahtarı A BCCDEDBACDABACDDBCBCADCBDDDCEBACEADAADEBDCBADE

Matematik aAeaE      B d   ed   E                 

Cevap Anahtarı A DACCEAEEDCBBCECBDBABDEECBBCBBECADCBCBDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 2 2 0 100
Şiirde Ahenk 2 2 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Genel Özellikler 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 2 0 0 0
Masal ve Özellikleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı’da Vakıf Müessesesi 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 1 0
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 0 1 0
Osmanlı-Rus Rekabeti (1768-1914) 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Geleceğin Dünyası 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 1 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 0 1 0
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Konusu 1 1 0 100
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 1 0 100
Kişilik ve Ölçümü 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 0 1 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hint ve Çin Dinleri 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN EFE YENİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
175,440 206,090 75 481 481 14401 14965

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
305,193 240,440 18 143 143 3783 3996

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
258,160 241,570 40 262 262 7862 8173

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 21 3 20,25 68 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 23 4 22,00 55 12,18 11,36 11,36

Fizik 14 5 4 4,00 29 1,59 1,75 1,75

Kimya 13 4 4 3,00 23 1,34 1,51 1,51

Biyoloji 13 6 2 5,50 42 1,96 2,54 2,54

Fen Bilimleri 40 15 10 12,50 31 4,89 5,80 5,81

Toplam: 280 109 34 100,50 36 95,10 92,41 85,45

Matematik DACCE EEDC BadC DBABeEE B CBB C      aC 

Cevap Anahtarı A DACCEAEEDCBBCECBDBABDEECBBCBBECADCBCBDCD

Fen Bilimleri daeAEC e DD   D ceDE  E ec dEBe B  DCB  

Cevap Anahtarı A BCBAECBCDDDADEDBADDECDEACBECEBCABCADCBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Bir Parabol ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları 1 0 0 0
Tek ve Çift Fonksiyonlar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100
Sığaçlar 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Lewis Formülleri 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Omurilik 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Fermantasyon 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Av-Avcı İlişkisi 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 0 0 0
Dormansi ve Çimlenme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
BARKIN DOĞAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
143,898 206,090 88 587 587 25347 26051

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
193,200 240,440 71 448 448 21448 21912

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
176,388 241,570 86 555 555 25275 25936

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-2 11 0 2 -0,50 -5 1,30 1,24 1,23

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 1,59 1,61 1,61

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,86 0,85 0,84

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,79 0,92 0,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,15 1,37 1,37

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 0 2 -0,50 -1 5,70 6,00 5,97

Matematik-2 30 6 7 4,25 14 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 6 9 3,75 9 12,18 11,36 11,36

Fizik 14 3 5 1,75 13 1,59 1,75 1,75

Kimya 13 0 4 -1,00 -8 1,34 1,51 1,51

Biyoloji 13 3 5 1,75 13 1,96 2,54 2,54

Fen Bilimleri 40 6 14 2,50 6 4,89 5,80 5,81

Toplam: 280 60 56 46,00 16 95,10 92,41 85,45

Sosyal-2       a d                                     

Cevap Anahtarı B DEDBACDABCCDDBCBCADBACDCBCDDAEBACEDEBDAAADEDCB

Matematik C     ACd  C  ac ecECd     a      a   e 

Cevap Anahtarı B CEAEEDACBCECBDBABDEECBBCBBEDCBCBCBDCDCAD

Fen Bilimleri cE e    A ddCec c b     b  a edA eeDD   

Cevap Anahtarı B AECBCDDDADEBCBDDECDEACBEDBACABCADCBDDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlı’da Vakıf Müessesesi 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 0 0
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 0 0 0
Osmanlı-Rus Rekabeti (1768-1914) 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Geleceğin Dünyası 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 0 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 0 0 0
Küresel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Konusu 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0
Kişilik ve Ölçümü 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Bir Parabol ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları 1 0 0 0
Tek ve Çift Fonksiyonlar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 1 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Sığaçlar 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
BERENSU ŞİMŞEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
201,213 206,090 53 340 340 11460 11850

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
366,235 240,440 8 69 69 949 1051

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
299,408 241,570 24 139 139 1939 2115

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 23 4 22,00 73 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 6 3 5,25 53 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 29 7 27,25 68 12,18 11,36 11,36

Fizik 14 6 6 4,50 32 1,59 1,75 1,75

Kimya 13 8 2 7,50 58 1,34 1,51 1,51

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 1,96 2,54 2,54

Fen Bilimleri 40 22 12 19,00 48 4,89 5,80 5,81

Toplam: 280 145 43 134,25 48 95,10 92,41 85,45

Matematik DACeEAEcDCBBCECcDBAdDEE B CBB CAD BCBcea

Cevap Anahtarı A DACCEAEEDCBBCECBDBABDEECBBCBBECADCBCBDCD

Fen Bilimleri BeBAECcCecab  DaAcDE  EAC ECEBa BCbeCeDD

Cevap Anahtarı A BCBAECBCDDDADEDBADDECDEACBECEBCABCADCBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Bir Parabol ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları 1 1 0 100
Tek ve Çift Fonksiyonlar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 0 67
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100
Sığaçlar 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Omurilik 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Fermantasyon 1 0 1 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Av-Avcı İlişkisi 1 0 1 0
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100
Dormansi ve Çimlenme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN BOZTOPRAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
300,393 206,090 9 50 50 1570 1609

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
184,773 240,440 76 480 480 24960 25461

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
268,563 241,570 35 223 223 5543 5815

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 5 1 4,75 79 2,01 1,99 1,98

Edebiyat 18 15 2 14,50 81 3,67 2,93 2,93

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 2,31 2,10 2,10

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 2,18 1,99 1,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 5 29,75 74 10,17 9,01 8,99

Tarih-2 11 4 2 3,50 32 1,30 1,24 1,23

Coğrafya-2 11 4 4 3,00 27 1,59 1,61 1,61

Felsefe 6 4 1 3,75 63 0,86 0,85 0,84

Felsefe Grubu 6 4 1 3,75 63 0,79 0,92 0,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 1,15 1,37 1,37

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 20 9 17,75 44 5,70 6,00 5,97

Matematik-2 30 0 2 -0,50 -2 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 0 2 -0,50 -1 12,18 11,36 11,36

Toplam: 280 103 27 96,25 34 95,10 92,41 85,45

Edebiyat-Sosyal-1 cAEBECcECCDBCCEDCAdAA BDeC CAc DBB DEEAB

Cevap Anahtarı A EAEBECDECCDBCCEDCAEAAEBDBCECAAEDBBCDEEAB

Sosyal-2    D eB dDAdACb  C bbDCBDDa EBAC cD eDEB      

Cevap Anahtarı A BCCDEDBACDABACDDBCBCADCBDDDCEBACEADAADEBDCBADE

Matematik  be                                     

Cevap Anahtarı A DACCEAEEDCBBCECBDBABDEECBBCBBECADCBCBDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Edebî Sanatlar 2 2 0 100
Şiirde Ahenk 2 2 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Genel Özellikler 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 2 2 0 100
Masal ve Özellikleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlı’da Vakıf Müessesesi 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 1 0
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 0 1 0
Osmanlı-Rus Rekabeti (1768-1914) 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Geleceğin Dünyası 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 0 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 1 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 0 1 0
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Konusu 1 1 0 100
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 1 0
Kişilik ve Ölçümü 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAY ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
307,003 206,090 6 36 36 1316 1346

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
176,660 240,440 83 511 511 25271 25818

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
245,625 241,570 52 308 308 10828 11182

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 4 2 3,50 58 2,01 1,99 1,98

Edebiyat 18 13 5 11,75 65 3,67 2,93 2,93

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 2,31 2,10 2,10

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 2,18 1,99 1,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 12 25,00 63 10,17 9,01 8,99

Tarih-2 11 8 2 7,50 68 1,30 1,24 1,23

Coğrafya-2 11 7 3 6,25 57 1,59 1,61 1,61

Felsefe 6 5 0 5,00 83 0,86 0,85 0,84

Felsefe Grubu 6 4 1 3,75 63 0,79 0,92 0,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 1,15 1,37 1,37

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 29 6 27,50 69 5,70 6,00 5,97

Toplam: 280 103 37 93,75 33 95,10 92,41 85,45

Edebiyat-Sosyal-1 AadEBCCDBCCEDbdbedEBDDECCAAbcBBeCdEABDCa

Cevap Anahtarı B AEEEBCCDBCCEDCAEAAEBDDECCAAEDBBBCEEABDCE

Sosyal-2 DEDBA DAceCc aCBCADeACDCB DDAEBbC  EBDAA      

Cevap Anahtarı B DEDBACDABCCDDBCBCADBACDCBCDDAEBACEDEBDAAADEDCB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 2 2 0 100
Şiirde Ahenk 2 2 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Genel Özellikler 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 2 2 0 100
Masal ve Özellikleri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 0 1 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 1 0
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı’da Vakıf Müessesesi 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 1 0 100
Osmanlı-Rus Rekabeti (1768-1914) 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Geleceğin Dünyası 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 1 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Konusu 1 1 0 100
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 1 0 100
Kişilik ve Ölçümü 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hint ve Çin Dinleri 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
BERKSU HASTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
221,890 206,090 38 228 228 8868 9088

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
442,450 240,440 2 15 15 15 30

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
336,075 241,570 10 52 52 612 667

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 23 1 22,75 76 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 10 0 10,00 100 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 33 1 32,75 82 12,18 11,36 11,36

Fizik 14 12 2 11,50 82 1,59 1,75 1,75

Kimya 13 9 2 8,50 65 1,34 1,51 1,51

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 1,96 2,54 2,54

Fen Bilimleri 40 34 4 33,00 83 4,89 5,80 5,81

Toplam: 280 175 15 171,25 61 95,10 92,41 85,45

Matematik CEAEEDACBCEC DB BDEECBB BB   dCBCBDCDCAD

Cevap Anahtarı B CEAEEDACBCECBDBABDEECBBCBBEDCBCBCBDCDCAD

Fen Bilimleri AECBCeDaADEBCBDDEb EAb EDBACABCADCBDDCEB

Cevap Anahtarı B AECBCDDDADEBCBDDECDEACBEDBACABCADCBDDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Bir Parabol ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları 1 0 1 0
Tek ve Çift Fonksiyonlar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100
Sığaçlar 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Omurilik 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Fermantasyon 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Av-Avcı İlişkisi 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100
Dormansi ve Çimlenme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
BİLAL BARAN TOPRAK 2158   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
204,158 206,090 50 320 320 11080 11441

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
172,388 240,440 87 528 528 25288 25876

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
186,403 241,570 83 528 528 24488 25108

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 3 3 2,25 38 2,01 1,99 1,98

Edebiyat 18 2 2 1,50 8 3,67 2,93 2,93

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 2,31 2,10 2,10

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 2,18 1,99 1,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 11 8,25 21 10,17 9,01 8,99

Tarih-2 11 4 4 3,00 27 1,30 1,24 1,23

Coğrafya-2 11 4 2 3,50 32 1,59 1,61 1,61

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,86 0,85 0,84

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,79 0,92 0,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 1,15 1,37 1,37

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 16 6 14,50 36 5,70 6,00 5,97

Matematik-2 30 2 2 1,50 5 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 2 2 1,50 4 12,18 11,36 11,36

Fizik 14 0 0 0,00 0 1,59 1,75 1,75

Kimya 13 1 1 0,75 6 1,34 1,51 1,51

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 1,96 2,54 2,54

Fen Bilimleri 40 1 1 0,75 2 4,89 5,80 5,81

Toplam: 280 69 47 57,25 20 95,10 92,41 85,45

Edebiyat-Sosyal-1 aAdBEb  a D           Baae CAccbB  cE AB

Cevap Anahtarı A EAEBECDECCDBCCEDCAEAAEBDBCECAAEDBBCDEEAB

Sosyal-2 BC aE eA edB d  cC  AD    D   A   DAADEB      

Cevap Anahtarı A BCCDEDBACDABACDDBCBCADCBDDDCEBACEADAADEBDCBADE

Matematik *Ae      C                              

Cevap Anahtarı A DACCEAEEDCBBCECBDBABDEECBBCBBECADCBCBDCD

Fen Bilimleri               c A                       

Cevap Anahtarı A BCBAECBCDDDADEDBADDECDEACBECEBCABCADCBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 2 1 0 50
Şiirde Ahenk 2 1 1 50
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Genel Özellikler 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 2 0 0 0
Masal ve Özellikleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 0 0 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 1 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlı’da Vakıf Müessesesi 1 0 1 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 0 0
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 0 0 0
Osmanlı-Rus Rekabeti (1768-1914) 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Geleceğin Dünyası 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 1 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Konusu 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 1 0 100
Kişilik ve Ölçümü 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hint ve Çin Dinleri 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
BİRCE SU ÇOBAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
267,443 206,090 20 97 97 3537 3622

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
278,448 240,440 27 187 187 5867 6113

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
272,615 241,570 34 211 211 4771 5035

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 4 1 3,75 63 2,01 1,99 1,98

Edebiyat 18 1 0 1,00 6 3,67 2,93 2,93

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 2,31 2,10 2,10

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 2,18 1,99 1,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 7 10,25 26 10,17 9,01 8,99

Tarih-2 11 5 5 3,75 34 1,30 1,24 1,23

Coğrafya-2 11 5 5 3,75 34 1,59 1,61 1,61

Felsefe 6 4 2 3,50 58 0,86 0,85 0,84

Felsefe Grubu 6 4 0 4,00 67 0,79 0,92 0,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 1,15 1,37 1,37

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 21 13 17,75 44 5,70 6,00 5,97

Matematik-2 30 13 3 12,25 41 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 14 3 13,25 33 12,18 11,36 11,36

Fizik 14 5 6 3,50 25 1,59 1,75 1,75

Kimya 13 1 3 0,25 2 1,34 1,51 1,51

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 1,96 2,54 2,54

Fen Bilimleri 40 13 14 9,50 24 4,89 5,80 5,81

Toplam: 280 137 60 122,00 44 95,10 92,41 85,45

Edebiyat-Sosyal-1 A EEeCC                 CAcEcBe   dABaeE

Cevap Anahtarı B AEEEBCCDBCCEDCAEAAEBDDECCAAEDBBBCEEABDCE

Sosyal-2 DE cbeDAeeCD BCddAcdcCDCebDD EBAC eEB  A      

Cevap Anahtarı B DEDBACDABCCDDBCBCADBACDCBCDDAEBACEDEBDAAADEDCB

Matematik  EA EDACBCEC  Bc  cE    dB           C  

Cevap Anahtarı B CEAEEDACBCECBDBABDEECBBCBBEDCBCBCBDCDCAD

Fen Bilimleri Acd CeDe  EdCe    b ce  D  C BCAaecDcCbB

Cevap Anahtarı B AECBCDDDADEBCBDDECDEACBEDBACABCADCBDDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 2 0 0 0
Şiirde Ahenk 2 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Genel Özellikler 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 2 0 0 0
Masal ve Özellikleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 0 0 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 1 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı’da Vakıf Müessesesi 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 0 0
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 0 0 0
Osmanlı-Rus Rekabeti (1768-1914) 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Geleceğin Dünyası 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 1 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Konusu 1 1 0 100
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 1 0 100
Kişilik ve Ölçümü 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞRA CEYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
176,670 206,090 74 476 476 14356 14917

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
265,695 240,440 35 209 209 6649 6926

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
231,630 241,570 62 356 356 14036 14442

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 13 12 10,00 33 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 3 4 2,00 20 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 16 16 12,00 30 12,18 11,36 11,36

Fizik 14 3 6 1,50 11 1,59 1,75 1,75

Kimya 13 1 7 -0,75 -6 1,34 1,51 1,51

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 1,96 2,54 2,54

Fen Bilimleri 40 12 17 7,75 19 4,89 5,80 5,81

Toplam: 280 104 69 86,75 31 95,10 92,41 85,45

Matematik cbbdEAE  CcBCaCeaBcB EE d dBBddA  dbBDe 

Cevap Anahtarı A DACCEAEEDCBBCECBDBABDEECBBCBBECADCBCBDCD

Fen Bilimleri eeeA   eb eAD ee  ca cEbb  C BCABCceeBeD

Cevap Anahtarı A BCBAECBCDDDADEDBADDECDEACBECEBCABCADCBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Bir Parabol ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları 1 0 1 0
Tek ve Çift Fonksiyonlar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 2 1 1 50
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100
Sığaçlar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Lewis Formülleri 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Omurilik 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Fermantasyon 1 0 1 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Av-Avcı İlişkisi 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 0 1 0
Dormansi ve Çimlenme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE ALKIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
228,793 206,090 31 198 198 7918 8108

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
273,083 240,440 28 190 190 6150 6413

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
309,243 241,570 21 115 115 1475 1623

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 4 2 3,50 58 2,01 1,99 1,98

Edebiyat 18 9 6 7,50 42 3,67 2,93 2,93

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 2,31 2,10 2,10

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 2,18 1,99 1,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 16 15,00 38 10,17 9,01 8,99

Matematik-2 30 16 2 15,50 52 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 21 2 20,50 51 12,18 11,36 11,36

Toplam: 280 116 32 108,00 39 95,10 92,41 85,45

Edebiyat-Sosyal-1 EeEeECDcC eBC  aCebAAcBDc  CAbdbBBebEdAc

Cevap Anahtarı A EAEBECDECCDBCCEDCAEAAEBDBCECAAEDBBCDEEAB

Matematik DAC  AEE   dCEC  BABaEE    BB   D BCB C 

Cevap Anahtarı A DACCEAEEDCBBCECBDBABDEECBBCBBECADCBCBDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 2 0 2 0
Şiirde Ahenk 2 1 1 50
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Genel Özellikler 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nesir 2 0 0 0
Masal ve Özellikleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 1 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Bir Parabol ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları 1 0 0 0
Tek ve Çift Fonksiyonlar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
212,890 206,090 44 273 273 10153 10437

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
314,115 240,440 16 134 134 3174 3370

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
285,895 241,570 29 175 175 3175 3397

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 0 0 0,00 0 2,01 1,99 1,98

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 3,67 2,93 2,93

Tarih-1 10 0 1 -0,25 -3 2,31 2,10 2,10

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 2,18 1,99 1,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 4 3 3,25 8 10,17 9,01 8,99

Tarih-2 11 1 2 0,50 5 1,30 1,24 1,23

Coğrafya-2 11 3 2 2,50 23 1,59 1,61 1,61

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,86 0,85 0,84

Felsefe Grubu 6 0 1 -0,25 -4 0,79 0,92 0,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,15 1,37 1,37

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 5 5 3,75 9 5,70 6,00 5,97

Matematik-2 30 17 2 16,50 55 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 23 2 22,50 56 12,18 11,36 11,36

Fizik 14 3 8 1,00 7 1,59 1,75 1,75

Kimya 13 6 6 4,50 35 1,34 1,51 1,51

Biyoloji 13 5 6 3,50 27 1,96 2,54 2,54

Fen Bilimleri 40 14 20 9,00 23 4,89 5,80 5,81

Toplam: 280 132 55 118,25 42 95,10 92,41 85,45

Edebiyat-Sosyal-1                                 e dABbCE

Cevap Anahtarı B AEEEBCCDBCCEDCAEAAEBDDECCAAEDBBBCEEABDCE

Sosyal-2     c  Ad    BC  bD  d     D   c              

Cevap Anahtarı B DEDBACDABCCDDBCBCADBACDCBCDDAEBACEDEBDAAADEDCB

Matematik CEA E AC C C  BABeEE B  dB DC CBC DC C  

Cevap Anahtarı B CEAEEDACBCECBDBABDEECBBCBBEDCBCBCBDCDCAD

Fen Bilimleri A Ceee e cddCecDE cEeecEDeA  BbbceBDcCdB

Cevap Anahtarı B AECBCDDDADEBCBDDECDEACBEDBACABCADCBDDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 2 0 0 0
Şiirde Ahenk 2 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Genel Özellikler 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 2 0 0 0
Masal ve Özellikleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 0 0 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 1 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlı’da Vakıf Müessesesi 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 0 0
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 0 0 0
Osmanlı-Rus Rekabeti (1768-1914) 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Geleceğin Dünyası 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 0 1 0
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Konusu 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 1 0 100
Kişilik ve Ölçümü 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA İNCEHASAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
284,673 206,090 13 66 66 2626 2691

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
283,918 240,440 25 179 179 5139 5379

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
367,785 241,570 3 19 19 219 238

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 5 1 4,75 79 2,01 1,99 1,98

Edebiyat 18 14 3 13,25 74 3,67 2,93 2,93

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 2,31 2,10 2,10

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 2,18 1,99 1,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 7 30,25 76 10,17 9,01 8,99

Matematik-2 30 18 4 17,00 57 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 22 5 20,75 52 12,18 11,36 11,36

Toplam: 280 136 16 132,00 47 95,10 92,41 85,45

Edebiyat-Sosyal-1 AaEEBCCDBaCEDbdEAA BDDECCAAbbBBeCEEABDCE

Cevap Anahtarı B AEEEBCCDBCCEDCAEAAEBDDECCAAEDBBBCEEABDCE

Matematik C AE eAeBC CBDBcBDEE B CBd D   BCB e C  

Cevap Anahtarı B CEAEEDACBCECBDBABDEECBBCBBEDCBCBCBDCDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 2 2 0 100
Şiirde Ahenk 2 2 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Genel Özellikler 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nesir 2 2 0 100
Masal ve Özellikleri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Bir Parabol ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları 1 0 0 0
Tek ve Çift Fonksiyonlar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN NAZ ÖÇAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
307,478 206,090 5 35 35 1275 1304

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
304,705 240,440 19 145 145 3825 4039

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
399,030 241,570 1 7 7 47 57

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 6 0 6,00 100 2,01 1,99 1,98

Edebiyat 18 17 1 16,75 93 3,67 2,93 2,93

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 2,31 2,10 2,10

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 2,18 1,99 1,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 35 5 33,75 84 10,17 9,01 8,99

Matematik-2 30 23 4 22,00 73 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 2 2 1,50 15 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 25 6 23,50 59 12,18 11,36 11,36

Toplam: 280 154 22 148,50 53 95,10 92,41 85,45

Edebiyat-Sosyal-1 EAEBECDECCDBaCEDCAEAAEBDaCECcAbcBBCDEEAB

Cevap Anahtarı A EAEBECDECCDBCCEDCAEAAEBDBCECAAEDBBCDEEAB

Matematik DACCEAEEaC BCECBDBAcDEE B edBEdA   C  a 

Cevap Anahtarı A DACCEAEEDCBBCECBDBABDEECBBCBBECADCBCBDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 2 2 0 100
Şiirde Ahenk 2 2 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Genel Özellikler 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nesir 2 2 0 100
Masal ve Özellikleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Bir Parabol ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları 1 0 0 0
Tek ve Çift Fonksiyonlar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 2 1 1 50
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ NUR TURA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
188,433 206,090 65 405 405 13125 13626

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
341,230 240,440 15 101 101 1821 1972

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
293,138 241,570 28 156 156 2276 2471

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 23 3 22,25 74 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 8 2 7,50 75 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 31 5 29,75 74 12,18 11,36 11,36

Fizik 14 6 6 4,50 32 1,59 1,75 1,75

Kimya 13 4 5 2,75 21 1,34 1,51 1,51

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 1,96 2,54 2,54

Fen Bilimleri 40 17 17 12,75 32 4,89 5,80 5,81

Toplam: 280 132 50 119,50 43 95,10 92,41 85,45

Matematik DACCEAEEDCd CcCBDBe DEE B CBBECAaCdCBDCD

Cevap Anahtarı A DACCEAEEDCBBCECBDBABDEECBBCBBECADCBCBDCD

Fen Bilimleri BeBAECeeceD  dDB ecE abAe  CdBCcBCbceaDD

Cevap Anahtarı A BCBAECBCDDDADEDBADDECDEACBECEBCABCADCBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Bir Parabol ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları 1 0 1 0
Tek ve Çift Fonksiyonlar 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 1 67
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100
Sığaçlar 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Omurilik 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Fermantasyon 1 0 1 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Av-Avcı İlişkisi 1 0 1 0
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100
Dormansi ve Çimlenme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ ÖZBAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
199,005 206,090 55 347 347 11747 12158

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
253,175 240,440 39 233 233 7753 8058

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
245,733 241,570 51 307 307 10827 11181

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 5 1 4,75 79 2,01 1,99 1,98

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 3,67 2,93 2,93

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 2,31 2,10 2,10

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 2,18 1,99 1,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 1 4,75 12 10,17 9,01 8,99

Matematik-2 30 8 6 6,50 22 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 3 3 2,25 23 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 11 9 8,75 22 12,18 11,36 11,36

Fizik 14 1 4 0,00 0 1,59 1,75 1,75

Kimya 13 1 0 1,00 8 1,34 1,51 1,51

Biyoloji 13 3 1 2,75 21 1,96 2,54 2,54

Fen Bilimleri 40 5 5 3,75 9 4,89 5,80 5,81

Toplam: 280 98 27 91,25 33 95,10 92,41 85,45

Edebiyat-Sosyal-1 AEdEBC                                  

Cevap Anahtarı B AEEEBCCDBCCEDCAEAAEBDDECCAAEDBBBCEEABDCE

Matematik   A EaAC Cc   Bd  dE    dB  a  BCB eae  

Cevap Anahtarı B CEAEEDACBCECBDBABDEECBBCBBEDCBCBCBDCDCAD

Fen Bilimleri   ded D      e          D  C     e   C B

Cevap Anahtarı B AECBCDDDADEBCBDDECDEACBEDBACABCADCBDDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 2 0 0 0
Şiirde Ahenk 2 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Genel Özellikler 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 2 0 0 0
Masal ve Özellikleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 0 0 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 0 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 0 0
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Bir Parabol ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları 1 0 0 0
Tek ve Çift Fonksiyonlar 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
DEVRİM KOÇER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
184,853 206,090 67 426 426 13546 14065

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
175,225 240,440 85 519 519 25279 25836

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
207,470 241,570 75 448 448 19848 20377

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 3 3 2,25 38 2,01 1,99 1,98

Edebiyat 18 4 8 2,00 11 3,67 2,93 2,93

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 2,31 2,10 2,10

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 2,18 1,99 1,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 15 13,25 33 10,17 9,01 8,99

Matematik-2 30 2 9 -0,25 -1 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 1 2 0,50 5 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 3 11 0,25 1 12,18 11,36 11,36

Toplam: 280 68 60 53,00 19 95,10 92,41 85,45

Edebiyat-Sosyal-1 AccEBbdc ed bC E cbdD  CCAAEDaBc  EABaeE

Cevap Anahtarı B AEEEBCCDBCCEDCAEAAEBDDECCAAEDBBBCEEABDCE

Matematik   ddceb     d B c   d   B c   Ce d      

Cevap Anahtarı B CEAEEDACBCECBDBABDEECBBCBBEDCBCBCBDCDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 2 0 1 0
Şiirde Ahenk 2 1 1 50
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Genel Özellikler 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 2 0
Divan Edebiyatında Nesir 2 0 1 0
Masal ve Özellikleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 0 1 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 1 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Bir Parabol ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları 1 0 0 0
Tek ve Çift Fonksiyonlar 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 1 1 50
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA ÖZDEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
235,075 206,090 29 172 172 7132 7301

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
186,575 240,440 74 472 472 24832 25327

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
217,088 241,570 69 410 410 17090 17577

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 4 0 4,00 67 2,01 1,99 1,98

Edebiyat 18 3 1 2,75 15 3,67 2,93 2,93

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 2,31 2,10 2,10

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 2,18 1,99 1,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 4 14,00 35 10,17 9,01 8,99

Tarih-2 11 2 4 1,00 9 1,30 1,24 1,23

Coğrafya-2 11 5 1 4,75 43 1,59 1,61 1,61

Felsefe 6 2 1 1,75 29 0,86 0,85 0,84

Felsefe Grubu 6 5 0 5,00 83 0,79 0,92 0,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 1,15 1,37 1,37

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 18 6 16,50 41 5,70 6,00 5,97

Matematik-2 30 4 3 3,25 11 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 4 3 3,25 8 12,18 11,36 11,36

Fizik 14 1 2 0,50 4 1,59 1,75 1,75

Kimya 13 0 3 -0,75 -6 1,34 1,51 1,51

Biyoloji 13 2 2 1,50 12 1,96 2,54 2,54

Fen Bilimleri 40 3 7 1,25 3 4,89 5,80 5,81

Toplam: 280 83 38 73,50 26 95,10 92,41 85,45

Edebiyat-Sosyal-1  A BEC   C           EcD e CA d BBeDE AB

Cevap Anahtarı A EAEBECDECCDBCCEDCAEAAEBDBCECAAEDBBCDEEAB

Sosyal-2  aead    DA  CD  Cc AD  DaD EBAC A  ADEB      

Cevap Anahtarı A BCCDEDBACDABACDDBCBCADCBDDDCEBACEADAADEBDCBADE

Matematik  A  E       Cc   e  D a                 

Cevap Anahtarı A DACCEAEEDCBBCECBDBABDEECBBCBBECADCBCBDCD

Fen Bilimleri   eA      e      c     cb  a        e DD

Cevap Anahtarı A BCBAECBCDDDADEDBADDECDEACBECEBCABCADCBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 2 0 0 0
Şiirde Ahenk 2 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Genel Özellikler 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 2 0 0 0
Masal ve Özellikleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 0 0 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı’da Vakıf Müessesesi 1 0 1 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 0 0
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 0 0 0
Osmanlı-Rus Rekabeti (1768-1914) 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Geleceğin Dünyası 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 0 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Konusu 1 0 1 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 1 0 100
Kişilik ve Ölçümü 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
EDA KÖKSAL 47   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
346,390 206,090 2 13 13 173 183

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
228,275 240,440 47 300 300 10700 11071

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
312,420 241,570 17 104 104 1264 1401

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 6 0 6,00 100 2,01 1,99 1,98

Edebiyat 18 15 3 14,25 79 3,67 2,93 2,93

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 2,31 2,10 2,10

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 2,18 1,99 1,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 8 30,00 75 10,17 9,01 8,99

Tarih-2 11 8 3 7,25 66 1,30 1,24 1,23

Coğrafya-2 11 7 2 6,50 59 1,59 1,61 1,61

Felsefe 6 5 1 4,75 79 0,86 0,85 0,84

Felsefe Grubu 6 4 1 3,75 63 0,79 0,92 0,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 1,15 1,37 1,37

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 29 8 27,00 68 5,70 6,00 5,97

Matematik-2 30 9 1 8,75 29 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 9 1 8,75 22 12,18 11,36 11,36

Toplam: 280 137 32 129,00 46 95,10 92,41 85,45

Edebiyat-Sosyal-1 AEEEBCCDBbdEDCAEAAEBDDbCCAAbDBBcCdaABeCE

Cevap Anahtarı B AEEEBCCDBCCEDCAEAAEBDDECCAAEDBBBCEEABDCE

Sosyal-2 DdeBACDAdCCD eCBCAD cCDCBCDaAEBAb DEBDbA      

Cevap Anahtarı B DEDBACDABCCDDBCBCADBACDCBCDDAEBACEDEBDAAADEDCB

Matematik  aA  DAC  EC DB    E                    

Cevap Anahtarı B CEAEEDACBCECBDBABDEECBBCBBEDCBCBCBDCDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 2 1 1 50
Şiirde Ahenk 2 2 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Genel Özellikler 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nesir 2 1 1 50
Masal ve Özellikleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 1 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı’da Vakıf Müessesesi 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 1 0
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 0 1 0
Osmanlı-Rus Rekabeti (1768-1914) 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Geleceğin Dünyası 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 1 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Konusu 1 1 0 100
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 1 0
Kişilik ve Ölçümü 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Kavram ve Terim 1 0 1 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hint ve Çin Dinleri 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
EFE YAVAŞER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
180,040 206,090 69 447 447 14167 14714

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
248,805 240,440 42 245 245 8165 8480

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
230,950 241,570 63 358 358 14318 14726

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 11 2 10,50 35 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 11 2 10,50 26 12,18 11,36 11,36

Fizik 14 1 2 0,50 4 1,59 1,75 1,75

Kimya 13 3 1 2,75 21 1,34 1,51 1,51

Biyoloji 13 0 3 -0,75 -6 1,96 2,54 2,54

Fen Bilimleri 40 4 6 2,50 6 4,89 5,80 5,81

Toplam: 280 90 28 83,00 30 95,10 92,41 85,45

Matematik DAC EdEE   BC    BA   E     c           

Cevap Anahtarı A DACCEAEEDCBBCECBDBABDEECBBCBBECADCBCBDCD

Fen Bilimleri Bbd           D  bD       Eb        e  c

Cevap Anahtarı A BCBAECBCDDDADEDBADDECDEACBECEBCABCADCBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Bir Parabol ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları 1 0 0 0
Tek ve Çift Fonksiyonlar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Lewis Formülleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Omurilik 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
Sindirim Organları 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Fermantasyon 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Av-Avcı İlişkisi 1 0 0 0
Bitkilerde Hareket 1 0 0 0
Dormansi ve Çimlenme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
EGE AÇİL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
144,138 206,090 87 586 586 25346 26050

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
234,930 240,440 46 278 278 9718 10070

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
205,623 241,570 76 456 456 20296 20833

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 12 9 9,75 33 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 17 9 14,75 37 12,18 11,36 11,36

Fizik 14 7 2 6,50 46 1,59 1,75 1,75

Kimya 13 2 0 2,00 15 1,34 1,51 1,51

Biyoloji 13 1 8 -1,00 -8 1,96 2,54 2,54

Fen Bilimleri 40 10 10 7,50 19 4,89 5,80 5,81

Toplam: 280 75 55 61,25 22 95,10 92,41 85,45

Matematik bAC aeEcD   C C eBABeEcbB  cB CA  BC D  

Cevap Anahtarı A DACCEAEEDCBBCECBDBABDEECBBCBBECADCBCBDCD

Fen Bilimleri BCBA C eD Db            C Edbca a d eeD 

Cevap Anahtarı A BCBAECBCDDDADEDBADDECDEACBECEBCABCADCBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Bir Parabol ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları 1 0 0 0
Tek ve Çift Fonksiyonlar 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100
Sığaçlar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Omurilik 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
Sindirim Organları 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Fermantasyon 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Av-Avcı İlişkisi 1 0 1 0
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100
Dormansi ve Çimlenme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
EGEMEN KESKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
246,563 206,090 26 142 142 5462 5590

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
261,263 240,440 36 217 217 6977 7268

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
304,645 241,570 23 125 125 1605 1763

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 4 2 3,50 58 2,01 1,99 1,98

Edebiyat 18 1 0 1,00 6 3,67 2,93 2,93

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 2,31 2,10 2,10

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 2,18 1,99 1,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 3 17,25 43 10,17 9,01 8,99

Matematik-2 30 14 10 11,50 38 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 2 5 0,75 8 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 16 15 12,25 31 12,18 11,36 11,36

Toplam: 280 121 39 111,25 40 95,10 92,41 85,45

Edebiyat-Sosyal-1 aAEeEC                 DB  CAAEbBBCDEEAB

Cevap Anahtarı A EAEBECDECCDBCCEDCAEAAEBDBCECAAEDBBCDEEAB

Matematik aAeCbAEEDCcBCcC DB cb a   edBEC b  bBcea

Cevap Anahtarı A DACCEAEEDCBBCECBDBABDEECBBCBBECADCBCBDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 2 0 0 0
Şiirde Ahenk 2 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Genel Özellikler 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 2 0 0 0
Masal ve Özellikleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 0 0 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Bir Parabol ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları 1 0 1 0
Tek ve Çift Fonksiyonlar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 2 1 1 50
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 1 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Koni 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
EKİN SİNECİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
247,263 206,090 25 139 139 5419 5546

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
239,340 240,440 44 267 267 9347 9687

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
259,090 241,570 39 260 260 7740 8042

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 6 0 6,00 100 2,01 1,99 1,98

Edebiyat 18 3 0 3,00 17 3,67 2,93 2,93

Tarih-1 10 2 2 1,50 15 2,31 2,10 2,10

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 2,18 1,99 1,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 2 15,50 39 10,17 9,01 8,99

Tarih-2 11 2 2 1,50 14 1,30 1,24 1,23

Coğrafya-2 11 3 0 3,00 27 1,59 1,61 1,61

Felsefe 6 2 0 2,00 33 0,86 0,85 0,84

Felsefe Grubu 6 0 1 -0,25 -4 0,79 0,92 0,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 3,00 50 1,15 1,37 1,37

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 10 3 9,25 23 5,70 6,00 5,97

Matematik-2 30 7 6 5,50 18 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 8 7 6,25 16 12,18 11,36 11,36

Fizik 14 1 3 0,25 2 1,59 1,75 1,75

Kimya 13 2 1 1,75 13 1,34 1,51 1,51

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 1,96 2,54 2,54

Fen Bilimleri 40 8 8 6,00 15 4,89 5,80 5,81

Toplam: 280 110 40 100,00 36 95,10 92,41 85,45

Edebiyat-Sosyal-1 AEEEBC D           BD   C    ddB   ABDCE

Cevap Anahtarı B AEEEBCCDBCCEDCAEAAEBDDECCAAEDBBBCEEABDCE

Sosyal-2    eA D d     C C D       DDc     DEB         

Cevap Anahtarı B DEDBACDABCCDDBCBCADBACDCBCDDAEBACEDEBDAAADEDCB

Matematik aEA  bAea EC  B    d   e B        Da    

Cevap Anahtarı B CEAEEDACBCECBDBABDEECBBCBBEDCBCBCBDCDCAD

Fen Bilimleri        a Dc  d     b C  D  a   A eBDebEB

Cevap Anahtarı B AECBCDDDADEBCBDDECDEACBEDBACABCADCBDDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 2 1 0 50
Şiirde Ahenk 2 1 0 50
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Genel Özellikler 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 2 0 0 0
Masal ve Özellikleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 0 0 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlı’da Vakıf Müessesesi 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 0 0
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 0 0 0
Osmanlı-Rus Rekabeti (1768-1914) 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Geleceğin Dünyası 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 0 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 0 0 0
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Konusu 1 1 0 100
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 1 0 100
Kişilik ve Ölçümü 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası Etkileşim 1 0 1 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
EKİN SU GÖKKURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
219,758 206,090 40 239 239 9279 9512

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
306,493 240,440 17 142 142 3702 3915

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
294,965 241,570 27 150 150 2110 2297

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 0 0 0,00 0 2,01 1,99 1,98

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 3,67 2,93 2,93

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 2,31 2,10 2,10

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 2,18 1,99 1,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 7 6,25 16 10,17 9,01 8,99

Matematik-2 30 18 4 17,00 57 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 3 5 1,75 18 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 21 9 18,75 47 12,18 11,36 11,36

Fizik 14 3 7 1,25 9 1,59 1,75 1,75

Kimya 13 5 7 3,25 25 1,34 1,51 1,51

Biyoloji 13 4 7 2,25 17 1,96 2,54 2,54

Fen Bilimleri 40 12 21 6,75 17 4,89 5,80 5,81

Toplam: 280 134 58 119,50 43 95,10 92,41 85,45

Edebiyat-Sosyal-1                         CdcEbBBe daABDeE

Cevap Anahtarı B AEEEBCCDBCCEDCAEAAEBDDECCAAEDBBBCEEABDCE

Matematik CEAaEDACBCaC  BAdDEE   eBBE    cC DeadAb

Cevap Anahtarı B CEAEEDACBCECBDBABDEECBBCBBEDCBCBCBDCDCAD

Fen Bilimleri A e eceD  dBedbDcbbdbC EDBca BbAeecDDed 

Cevap Anahtarı B AECBCDDDADEBCBDDECDEACBEDBACABCADCBDDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 2 0 0 0
Şiirde Ahenk 2 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Genel Özellikler 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 2 0 0 0
Masal ve Özellikleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 0 0 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Bir Parabol ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları 1 0 0 0
Tek ve Çift Fonksiyonlar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 1 33
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100
Sığaçlar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
ELÇİN ASLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
201,793 206,090 51 334 334 11414 11800

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
223,270 240,440 51 320 320 11680 12061

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
243,753 241,570 55 315 315 11635 11996

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 6 0 6,00 100 2,01 1,99 1,98

Edebiyat 18 1 5 -0,25 -1 3,67 2,93 2,93

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 2,31 2,10 2,10

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 2,18 1,99 1,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 11 11,25 28 10,17 9,01 8,99

Matematik-2 30 8 6 6,50 22 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 1 2 0,50 5 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 9 8 7,00 18 12,18 11,36 11,36

Fizik 14 1 4 0,00 0 1,59 1,75 1,75

Kimya 13 3 2 2,50 19 1,34 1,51 1,51

Biyoloji 13 1 8 -1,00 -8 1,96 2,54 2,54

Fen Bilimleri 40 5 14 1,50 4 4,89 5,80 5,81

Toplam: 280 93 55 79,25 28 95,10 92,41 85,45

Edebiyat-Sosyal-1 AEEEBC      cbdb  dB     AcbbBBc d ABDaE

Cevap Anahtarı B AEEEBCCDBCCEDCAEAAEBDDECCAAEDBBBCEEABDCE

Matematik   AEEDA daa   BAa Ed        b   b  e  A 

Cevap Anahtarı B CEAEEDACBCECBDBABDEECBBCBBEDCBCBCBDCDCAD

Fen Bilimleri     e  c  E bde   D Ae  D    ab Dee cdae

Cevap Anahtarı B AECBCDDDADEBCBDDECDEACBEDBACABCADCBDDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 2 0 0 0
Şiirde Ahenk 2 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Genel Özellikler 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 2 0 0 0
Masal ve Özellikleri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 0 0 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Bir Parabol ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları 1 0 0 0
Tek ve Çift Fonksiyonlar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF AYKUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
236,770 206,090 27 163 163 6643 6805

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
221,713 240,440 53 327 327 11967 12354

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
282,765 241,570 30 185 185 3545 3776

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 6 0 6,00 100 2,01 1,99 1,98

Edebiyat 18 10 7 8,25 46 3,67 2,93 2,93

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 2,31 2,10 2,10

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 2,18 1,99 1,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 13 22,75 57 10,17 9,01 8,99

Matematik-2 30 9 9 6,75 23 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 2 3 1,25 13 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 11 12 8,00 20 12,18 11,36 11,36

Toplam: 280 103 51 90,25 32 95,10 92,41 85,45

Edebiyat-Sosyal-1 EAEBECDbCCDB aceCdEAccBDeCdCecdDBBeDEEAB

Cevap Anahtarı A EAEBECDECCDBCCEDCAEAAEBDBCECAAEDBBCDEEAB

Matematik DACCEAaE  cdC b cB aebd        Ab e  De 

Cevap Anahtarı A DACCEAEEDCBBCECBDBABDEECBBCBBECADCBCBDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 2 1 1 50
Şiirde Ahenk 2 2 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Genel Özellikler 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 2 0 2 0
Masal ve Özellikleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 0 1 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Bir Parabol ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları 1 0 1 0
Tek ve Çift Fonksiyonlar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 2 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 1 33
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF CANITEZ 2061   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
249,563 206,090 24 131 131 5171 5294

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
227,848 240,440 48 302 302 10782 11153

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
306,448 241,570 22 121 121 1521 1677

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 3 2 2,50 42 2,01 1,99 1,98

Edebiyat 18 15 2 14,50 81 3,67 2,93 2,93

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 2,31 2,10 2,10

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 2,18 1,99 1,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 7 28,25 71 10,17 9,01 8,99

Matematik-2 30 11 1 10,75 36 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 12 1 11,75 29 12,18 11,36 11,36

Toplam: 280 102 24 96,00 34 95,10 92,41 85,45

Edebiyat-Sosyal-1 Ee eECD CCDBaeEDCAEAAEBDBe CAAcDBBaDEEAB

Cevap Anahtarı A EAEBECDECCDBCCEDCAEAAEBDBCECAAEDBBCDEEAB

Matematik DAC E E  C dC C  B    E     B C         

Cevap Anahtarı A DACCEAEEDCBBCECBDBABDEECBBCBBECADCBCBDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 2 1 0 50
Şiirde Ahenk 2 2 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Genel Özellikler 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nesir 2 1 1 50
Masal ve Özellikleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Bir Parabol ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları 1 0 0 0
Tek ve Çift Fonksiyonlar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF CEREN AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
179,528 206,090 71 454 454 14174 14724

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
267,300 240,440 33 206 206 6566 6840

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
238,063 241,570 60 337 337 12817 13198

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 13 8 11,00 37 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 3 3 2,25 23 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 16 11 13,25 33 12,18 11,36 11,36

Fizik 14 3 7 1,25 9 1,59 1,75 1,75

Kimya 13 4 8 2,00 15 1,34 1,51 1,51

Biyoloji 13 5 8 3,00 23 1,96 2,54 2,54

Fen Bilimleri 40 12 23 6,25 16 4,89 5,80 5,81

Toplam: 280 104 60 89,00 32 95,10 92,41 85,45

Matematik CEAEbDACBCEC aBc e c   daB   e BC Daaa  

Cevap Anahtarı B CEAEEDACBCECBDBABDEECBBCBBEDCBCBCBDCDCAD

Fen Bilimleri Ace e De  dBaecDabaEcbeaDB CdadbeeBeDCdB

Cevap Anahtarı B AECBCDDDADEBCBDDECDEACBEDBACABCADCBDDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Bir Parabol ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları 1 0 1 0
Tek ve Çift Fonksiyonlar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100
Sığaçlar 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Lewis Formülleri 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Aromatik Bileşikler 1 0 1 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Omurilik 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Fermantasyon 1 0 1 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Av-Avcı İlişkisi 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 0 1 0
Dormansi ve Çimlenme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF DOBRUCA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
168,023 206,090 80 513 513 14993 15600

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
167,985 240,440 90 544 544 25304 25919

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
169,165 241,570 87 567 567 25327 26014

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 1 5 -0,25 -4 2,01 1,99 1,98

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 3,67 2,93 2,93

Tarih-1 10 1 1 0,75 8 2,31 2,10 2,10

Coğrafya-1 6 3 0 3,00 50 2,18 1,99 1,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 6 3,50 9 10,17 9,01 8,99

Tarih-2 11 1 2 0,50 5 1,30 1,24 1,23

Coğrafya-2 11 3 3 2,25 20 1,59 1,61 1,61

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,86 0,85 0,84

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,79 0,92 0,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 1,15 1,37 1,37

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 8 5 6,75 17 5,70 6,00 5,97

Matematik-2 30 1 2 0,50 2 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 1 4 0,00 0 12,18 11,36 11,36

Toplam: 280 53 34 44,50 16 95,10 92,41 85,45

Edebiyat-Sosyal-1 cedeEd                  B        d DE  B

Cevap Anahtarı A EAEBECDECCDBCCEDCAEAAEBDBCECAAEDBBCDEEAB

Sosyal-2 d     c  D d d   C bAD              ADEB      

Cevap Anahtarı A BCCDEDBACDABACDDBCBCADCBDDDCEBACEADAADEBDCBADE

Matematik  cCa                                 eb 

Cevap Anahtarı A DACCEAEEDCBBCECBDBABDEECBBCBBECADCBCBDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 2 0 0 0
Şiirde Ahenk 2 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Genel Özellikler 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 2 0 0 0
Masal ve Özellikleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 0 0 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlı’da Vakıf Müessesesi 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 0 0
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 0 0 0
Osmanlı-Rus Rekabeti (1768-1914) 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Geleceğin Dünyası 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 0 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 1 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Konusu 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0
Kişilik ve Ölçümü 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SUBAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
290,590 206,090 12 60 60 2300 2353

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
266,563 240,440 34 207 207 6647 6922

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
342,428 241,570 9 42 42 522 570

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 3 3 2,25 38 2,01 1,99 1,98

Edebiyat 18 15 3 14,25 79 3,67 2,93 2,93

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 2,31 2,10 2,10

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 2,18 1,99 1,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 10 27,50 69 10,17 9,01 8,99

Tarih-2 11 6 1 5,75 52 1,30 1,24 1,23

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 1,59 1,61 1,61

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,86 0,85 0,84

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,79 0,92 0,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,15 1,37 1,37

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 6 1 5,75 14 5,70 6,00 5,97

Matematik-2 30 16 5 14,75 49 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 2 3 1,25 13 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 18 8 16,00 40 12,18 11,36 11,36

Toplam: 280 137 41 126,75 45 95,10 92,41 85,45

Edebiyat-Sosyal-1 AadEeCCDBaeEDCdEAAEBDDECCAAEDaBeCEaABeCE

Cevap Anahtarı B AEEEBCCDBCCEDCAEAAEBDDECCAAEDBBBCEEABDCE

Sosyal-2   D ACDABd                                    

Cevap Anahtarı B DEDBACDABCCDDBCBCADBACDCBCDDAEBACEDEBDAAADEDCB

Matematik CEAEcDACBC C  BAdDdE B   B  acb CB  ae  

Cevap Anahtarı B CEAEEDACBCECBDBABDEECBBCBBEDCBCBCBDCDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 2 2 0 100
Şiirde Ahenk 2 2 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Genel Özellikler 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nesir 2 1 1 50
Masal ve Özellikleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 1 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlı’da Vakıf Müessesesi 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 1 0 100
Osmanlı-Rus Rekabeti (1768-1914) 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Geleceğin Dünyası 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 0 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 0 0 0
Küresel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Konusu 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0
Kişilik ve Ölçümü 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA NUR ÖZER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
253,635 206,090 22 122 122 4562 4677

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
238,213 240,440 45 270 270 9430 9772

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
310,655 241,570 19 110 110 1470 1613

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 6 0 6,00 100 2,01 1,99 1,98

Edebiyat 18 12 6 10,50 58 3,67 2,93 2,93

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 2,31 2,10 2,10

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 2,18 1,99 1,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 11 26,25 66 10,17 9,01 8,99

Matematik-2 30 13 5 11,75 39 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 13 5 11,75 29 12,18 11,36 11,36

Toplam: 280 112 39 102,25 37 95,10 92,41 85,45

Edebiyat-Sosyal-1 EAEBECDbCCDeaCEDCcEcAEBeBCECAAcbBBeeEdAB

Cevap Anahtarı A EAEBECDECCDBCCEDCAEAAEBDBCECAAEDBBCDEEAB

Matematik DACCEAEEDa  CcC  B  cdb     B           

Cevap Anahtarı A DACCEAEEDCBBCECBDBABDEECBBCBBECADCBCBDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 2 1 1 50
Şiirde Ahenk 2 2 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Genel Özellikler 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nesir 2 2 0 100
Masal ve Özellikleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 1 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Bir Parabol ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları 1 0 0 0
Tek ve Çift Fonksiyonlar 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
ESRANUR DERS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
178,118 206,090 72 465 465 14265 14823

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
252,843 240,440 40 234 234 7754 8059

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
226,873 241,570 66 380 380 15180 15606

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 8 7 6,25 21 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 4 2 3,50 35 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 12 9 9,75 24 12,18 11,36 11,36

Fizik 14 1 5 -0,25 -2 1,59 1,75 1,75

Kimya 13 4 4 3,00 23 1,34 1,51 1,51

Biyoloji 13 4 7 2,25 17 1,96 2,54 2,54

Fen Bilimleri 40 9 16 5,00 13 4,89 5,80 5,81

Toplam: 280 94 44 83,00 30 95,10 92,41 85,45

Matematik edbEE eC   C DBc   E    dB e   BC  e CAb

Cevap Anahtarı B CEAEEDACBCECBDBABDEECBBCBBEDCBCBCBDCDCAD

Fen Bilimleri A   db     caeDac  d C  DeAe dbAeee DeEB

Cevap Anahtarı B AECBCDDDADEBCBDDECDEACBEDBACABCADCBDDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Bir Parabol ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları 1 0 0 0
Tek ve Çift Fonksiyonlar 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 1 33
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100
Sığaçlar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Omurilik 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Fermantasyon 1 0 1 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Av-Avcı İlişkisi 1 0 1 0
Bitkilerde Hareket 1 0 0 0
Dormansi ve Çimlenme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
192,030 206,090 61 388 388 12548 13022

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
269,405 240,440 32 202 202 6362 6634

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
250,995 241,570 46 280 280 9560 9895

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 12 2 11,50 38 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 14 3 13,25 33 12,18 11,36 11,36

Fizik 14 1 5 -0,25 -2 1,59 1,75 1,75

Kimya 13 1 5 -0,25 -2 1,34 1,51 1,51

Biyoloji 13 4 5 2,75 21 1,96 2,54 2,54

Fen Bilimleri 40 6 15 2,25 6 4,89 5,80 5,81

Toplam: 280 106 41 95,75 34 95,10 92,41 85,45

Matematik DACb A   C   ECe BA   E    BB CA   a    

Cevap Anahtarı A DACCEAEEDCBBCECBDBABDEECBBCBBECADCBCBDCD

Fen Bilimleri  aeAc ee      b beDc c     eEBC aec eB  

Cevap Anahtarı A BCBAECBCDDDADEDBADDECDEACBECEBCABCADCBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Bir Parabol ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları 1 0 0 0
Tek ve Çift Fonksiyonlar 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100
Sığaçlar 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Lewis Formülleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Omurilik 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Fermantasyon 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Av-Avcı İlişkisi 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 0 0 0
Dormansi ve Çimlenme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA İŞCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
193,292 206,090 59 376 376 12416 12883

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
197,051 240,440 66 425 425 19345 19787

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
216,271 241,570 70 414 414 17294 17784

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 3 1 2,75 46 2,01 1,99 1,98

Edebiyat 18 3 6 1,50 8 3,67 2,93 2,93

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 2,31 2,10 2,10

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 2,18 1,99 1,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 11 9,25 23 10,17 9,01 8,99

Tarih-2 11 2 1 1,75 16 1,30 1,24 1,23

Coğrafya-2 11 0 1 -0,25 -2 1,59 1,61 1,61

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,86 0,85 0,84

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,79 0,92 0,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,15 1,37 1,37

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 2 2 1,50 4 5,70 6,00 5,97

Matematik-2 30 3 3 2,25 8 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 3 4 2,00 5 12,18 11,36 11,36

Toplam: 280 76 40 65,79 23 95,10 92,41 85,45

Edebiyat-Sosyal-1 cA  EC aaCc  a  Ce  c  DBC  b  DaBaa  AB

Cevap Anahtarı A EAEBECDECCDBCCEDCAEAAEBDBCECAAEDBBCDEEAB

Sosyal-2 d  D     D e                                  

Cevap Anahtarı A BCCDEDBACDABACDDBCBCADCBDDDCEBACEADAADEBDCBADE

Matematik   b      C   a   d    E B     d         

Cevap Anahtarı A DACCEAEEDCBBCECBDBABDEECBBCBBECADCBCBDCD
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 2 0 2 0
Şiirde Ahenk 2 0 2 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Genel Özellikler 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 2 0 1 0
Masal ve Özellikleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 0 1 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 1 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 0 0
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlı’da Vakıf Müessesesi 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 0 0
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 0 0 0
Osmanlı-Rus Rekabeti (1768-1914) 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Geleceğin Dünyası 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 0 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 0 0 0
Küresel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Konusu 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0
Kişilik ve Ölçümü 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA SAVCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
166,148 206,090 81 522 522 15042 15658

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
210,375 240,440 57 365 365 15125 15534

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
205,068 241,570 77 459 459 20419 20958

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 3 0 3,00 50 2,01 1,99 1,98

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 3,67 2,93 2,93

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 2,31 2,10 2,10

Coğrafya-1 6 2 0 2,00 33 2,18 1,99 1,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 0 5,00 13 10,17 9,01 8,99

Tarih-2 11 0 1 -0,25 -2 1,30 1,24 1,23

Coğrafya-2 11 0 2 -0,50 -5 1,59 1,61 1,61

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,86 0,85 0,84

Felsefe Grubu 6 0 1 -0,25 -4 0,79 0,92 0,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,15 1,37 1,37

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 0 4 -1,00 -3 5,70 6,00 5,97

Matematik-2 30 7 7 5,25 18 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 7 7 5,25 13 12,18 11,36 11,36

Fizik 14 2 2 1,50 11 1,59 1,75 1,75

Kimya 13 1 3 0,25 2 1,34 1,51 1,51

Biyoloji 13 3 4 2,00 15 1,96 2,54 2,54

Fen Bilimleri 40 6 9 3,75 9 4,89 5,80 5,81

Toplam: 280 74 53 60,75 22 95,10 92,41 85,45

Edebiyat-Sosyal-1 EA  E                              D   B

Cevap Anahtarı A EAEBECDECCDBCCEDCAEAAEBDBCECAAEDBBCDEEAB

Sosyal-2 d               a    b         b              

Cevap Anahtarı A BCCDEDBACDABACDDBCBCADCBDDDCEBACEADAADEBDCBADE

Matematik DAabEc   e dC C DB  c c                 

Cevap Anahtarı A DACCEAEEDCBBCECBDBABDEECBBCBBECADCBCBDCD

Fen Bilimleri  C    e c D   b  ba   E    dcB  e   CeD 

Cevap Anahtarı A BCBAECBCDDDADEDBADDECDEACBECEBCABCADCBDD
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 2 0 0 0
Şiirde Ahenk 2 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Genel Özellikler 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 2 0 0 0
Masal ve Özellikleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 0 0 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 0 0
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlı’da Vakıf Müessesesi 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 0 0
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 0 0 0
Osmanlı-Rus Rekabeti (1768-1914) 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Geleceğin Dünyası 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 1 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 0 0 0
Küresel Çevre Sorunları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Konusu 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0
Kişilik ve Ölçümü 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 1 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR AKKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
152,228 206,090 85 572 572 25332 26013

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
222,203 240,440 52 325 325 11885 12269

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
186,203 241,570 84 530 530 24490 25110

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 6 4 5,00 17 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 6 5 4,75 12 12,18 11,36 11,36

Fizik 14 5 6 3,50 25 1,59 1,75 1,75

Kimya 13 5 3 4,25 33 1,34 1,51 1,51

Biyoloji 13 3 6 1,50 12 1,96 2,54 2,54

Fen Bilimleri 40 13 15 9,25 23 4,89 5,80 5,81

Toplam: 280 70 39 60,25 22 95,10 92,41 85,45

Matematik DACbEA     d Ea a             e         

Cevap Anahtarı A DACCEAEEDCBBCECBDBABDEECBBCBBECADCBCBDCD

Fen Bilimleri caeA CddaDD  EDBAbe  bE C  edBaAa d e D 

Cevap Anahtarı A BCBAECBCDDDADEDBADDECDEACBECEBCABCADCBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Bir Parabol ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları 1 0 0 0
Tek ve Çift Fonksiyonlar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100
Sığaçlar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Omurilik 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Solunum Gazlarının Taşınması 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Fermantasyon 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Av-Avcı İlişkisi 1 0 0 0
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100
Dormansi ve Çimlenme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN EMİR YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
206,818 206,090 48 310 310 10790 11134

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
345,045 240,440 13 96 96 1736 1879

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
312,848 241,570 16 101 101 1221 1357

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 23 3 22,25 74 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 8 1 7,75 78 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 31 4 30,00 75 12,18 11,36 11,36

Fizik 14 4 2 3,50 25 1,59 1,75 1,75

Kimya 13 2 1 1,75 13 1,34 1,51 1,51

Biyoloji 13 2 0 2,00 15 1,96 2,54 2,54

Fen Bilimleri 40 8 3 7,25 18 4,89 5,80 5,81

Toplam: 280 136 24 130,00 46 95,10 92,41 85,45

Matematik DACCEAEcDCBBCECBDBABDEE   bBc C DCBCBDeD

Cevap Anahtarı A DACCEAEEDCBBCECBDBABDEECBBCBBECADCBCBDCD

Fen Bilimleri BeBe C C      De  D          BC         

Cevap Anahtarı A BCBAECBCDDDADEDBADDECDEACBECEBCABCADCBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Bir Parabol ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları 1 1 0 100
Tek ve Çift Fonksiyonlar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 0 67
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Lewis Formülleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Omurilik 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Fermantasyon 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 0 0
Av-Avcı İlişkisi 1 0 0 0
Bitkilerde Hareket 1 0 0 0
Dormansi ve Çimlenme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN SAMET TOKGÖZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
236,043 206,090 28 168 168 6888 7052

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
261,258 240,440 37 218 218 6978 7269

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
311,165 241,570 18 108 108 1428 1568

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 5 1 4,75 79 2,01 1,99 1,98

Edebiyat 18 5 2 4,50 25 3,67 2,93 2,93

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 2,31 2,10 2,10

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 2,18 1,99 1,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 7 19,25 48 10,17 9,01 8,99

Matematik-2 30 16 3 15,25 51 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 4 3 3,25 33 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 20 6 18,50 46 12,18 11,36 11,36

Toplam: 280 113 32 105,00 38 95,10 92,41 85,45

Edebiyat-Sosyal-1 AcEEBC       C  cAEBD b CAAEDBBae dABDeE

Cevap Anahtarı B AEEEBCCDBCCEDCAEAAEBDDECCAAEDBBBCEEABDCE

Matematik bEAEEDACBC C  BcBDEE    Bc    eBCB e e D

Cevap Anahtarı B CEAEEDACBCECBDBABDEECBBCBBEDCBCBCBDCDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 2 0 1 0
Şiirde Ahenk 2 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Genel Özellikler 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 2 0 0 0
Masal ve Özellikleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Bir Parabol ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları 1 0 0 0
Tek ve Çift Fonksiyonlar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 1 33
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN BERK TÜRKMEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
293,315 206,090 11 55 55 2215 2265

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
207,030 240,440 60 381 381 16021 16436

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
266,933 241,570 36 228 228 5908 6189

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 4 2 3,50 58 2,01 1,99 1,98

Edebiyat 18 9 3 8,25 46 3,67 2,93 2,93

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 2,31 2,10 2,10

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 2,18 1,99 1,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 7 23,25 58 10,17 9,01 8,99

Tarih-2 11 4 4 3,00 27 1,30 1,24 1,23

Coğrafya-2 11 8 2 7,50 68 1,59 1,61 1,61

Felsefe 6 3 2 2,50 42 0,86 0,85 0,84

Felsefe Grubu 6 4 1 3,75 63 0,79 0,92 0,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 1,15 1,37 1,37

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 22 10 19,50 49 5,70 6,00 5,97

Matematik-2 30 5 6 3,50 12 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 5 7 3,25 8 12,18 11,36 11,36

Fizik 14 0 0 0,00 0 1,59 1,75 1,75

Kimya 13 0 0 0,00 0 1,34 1,51 1,51

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 1,96 2,54 2,54

Fen Bilimleri 40 1 0 1,00 3 4,89 5,80 5,81

Toplam: 280 114 44 103,00 37 95,10 92,41 85,45

Edebiyat-Sosyal-1 AcEEBdCb aCEc  EAA  D ECCAA cBBeC EABDCE

Cevap Anahtarı B AEEEBCCDBCCEDCAEAAEBDDECCAAEDBBBCEEABDCE

Sosyal-2 D aBAaDbe  D aCeCADBACDCe DaAEBcC DEB  e      

Cevap Anahtarı B DEDBACDABCCDDBCBCADBACDCBCDDAEBACEDEBDAAADEDCB

Matematik  E a aACdCc e B    d              a     

Cevap Anahtarı B CEAEEDACBCECBDBABDEECBBCBBEDCBCBCBDCDCAD

Fen Bilimleri                                   B     

Cevap Anahtarı B AECBCDDDADEBCBDDECDEACBEDBACABCADCBDDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 2 1 1 50
Şiirde Ahenk 2 1 1 50
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Genel Özellikler 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 2 0
Divan Edebiyatında Nesir 2 2 0 100
Masal ve Özellikleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlı’da Vakıf Müessesesi 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 1 0
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 0 1 0
Osmanlı-Rus Rekabeti (1768-1914) 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Geleceğin Dünyası 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 1 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Konusu 1 1 0 100
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 1 0
Kişilik ve Ölçümü 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN KÜÇÜKÇATALBAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
139,998 206,090 91 595 595 25355 26075

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
178,275 240,440 80 503 503 25183 25722

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
168,688 241,570 88 569 569 25329 26017

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 4 3 3,25 11 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 4 4 3,00 8 12,18 11,36 11,36

Fizik 14 0 3 -0,75 -5 1,59 1,75 1,75

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 1,34 1,51 1,51

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 1,96 2,54 2,54

Fen Bilimleri 40 1 5 -0,25 -1 4,89 5,80 5,81

Toplam: 280 47 34 38,50 14 95,10 92,41 85,45

Matematik    EE Ae      a    E       b         a  

Cevap Anahtarı B CEAEEDACBCECBDBABDEECBBCBBEDCBCBCBDCDCAD

Fen Bilimleri     e       ee e     d                 B

Cevap Anahtarı B AECBCDDDADEBCBDDECDEACBEDBACABCADCBDDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Bir Parabol ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları 1 0 0 0
Tek ve Çift Fonksiyonlar 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Lewis Formülleri 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Omurilik 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Fermantasyon 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 0 0
Av-Avcı İlişkisi 1 0 0 0
Bitkilerde Hareket 1 0 0 0
Dormansi ve Çimlenme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
İLYAS SALGIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
142,043 206,090 90 593 593 25353 26066

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
179,888 240,440 78 495 495 25175 25704

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
164,538 241,570 90 580 580 25340 26042

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 2 3 1,25 4 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 2 5 0,75 2 12,18 11,36 11,36

Fizik 14 1 0 1,00 7 1,59 1,75 1,75

Kimya 13 0 0 0,00 0 1,34 1,51 1,51

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 1,96 2,54 2,54

Fen Bilimleri 40 2 0 2,00 5 4,89 5,80 5,81

Toplam: 280 45 20 40,00 14 95,10 92,41 85,45

Matematik  E   cAe  d                       b  a  

Cevap Anahtarı B CEAEEDACBCECBDBABDEECBBCBBEDCBCBCBDCDCAD

Fen Bilimleri       D                           B     

Cevap Anahtarı B AECBCDDDADEBCBDDECDEACBEDBACABCADCBDDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Bir Parabol ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları 1 0 0 0
Tek ve Çift Fonksiyonlar 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Lewis Formülleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Omurilik 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
Sindirim Organları 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Fermantasyon 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 0 0
Av-Avcı İlişkisi 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 0 0 0
Dormansi ve Çimlenme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
İNCİ ECRİN AFRASYAP 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
179,853 206,090 70 449 449 14169 14718

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
272,193 240,440 30 193 193 6193 6456

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
250,223 241,570 49 285 285 9725 10064

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 17 2 16,50 55 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 18 2 17,50 44 12,18 11,36 11,36

Fizik 14 1 4 0,00 0 1,59 1,75 1,75

Kimya 13 2 7 0,25 2 1,34 1,51 1,51

Biyoloji 13 4 3 3,25 25 1,96 2,54 2,54

Fen Bilimleri 40 7 14 3,50 9 4,89 5,80 5,81

Toplam: 280 99 32 91,00 33 95,10 92,41 85,45

Matematik DAC  AEE C BCEC DBA aEa    BB C         

Cevap Anahtarı A DACCEAEEDCBBCECBDBABDEECBBCBBECADCBCBDCD

Fen Bilimleri   e   ede D   D ebe  eE ecadE b B  De D 

Cevap Anahtarı A BCBAECBCDDDADEDBADDECDEACBECEBCABCADCBDD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Bir Parabol ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları 1 0 0 0
Tek ve Çift Fonksiyonlar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Lewis Formülleri 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Aromatik Bileşikler 1 0 1 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Omurilik 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Fermantasyon 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Av-Avcı İlişkisi 1 0 0 0
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100
Dormansi ve Çimlenme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
İREM KIZIL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
164,655 206,090 82 529 529 15089 15714

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
217,200 240,440 55 338 338 13258 13655

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
201,840 241,570 78 478 478 21398 21949

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 7 7 5,25 18 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 1 2 0,50 5 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 8 9 5,75 14 12,18 11,36 11,36

Fizik 14 2 5 0,75 5 1,59 1,75 1,75

Kimya 13 1 5 -0,25 -2 1,34 1,51 1,51

Biyoloji 13 3 7 1,25 10 1,96 2,54 2,54

Fen Bilimleri 40 6 17 1,75 4 4,89 5,80 5,81

Toplam: 280 78 54 64,50 23 95,10 92,41 85,45

Matematik cAC bA a a BC b  B  e c     B    ecC    

Cevap Anahtarı A DACCEAEEDCBBCECBDBABDEECBBCBBECADCBCBDCD

Fen Bilimleri  aeA   e Ded  De      beee dcB  abbeCe D

Cevap Anahtarı A BCBAECBCDDDADEDBADDECDEACBECEBCABCADCBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Bir Parabol ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları 1 0 0 0
Tek ve Çift Fonksiyonlar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 1 0
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100
Sığaçlar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Lewis Formülleri 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Omurilik 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Fermantasyon 1 0 1 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Av-Avcı İlişkisi 1 0 1 0
Bitkilerde Hareket 1 0 0 0
Dormansi ve Çimlenme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK GİR 470   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
303,765 206,090 7 40 40 1480 1514

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
176,935 240,440 82 507 507 25267 25811

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
252,105 241,570 44 277 277 9317 9649

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 5 1 4,75 79 2,01 1,99 1,98

Edebiyat 18 12 4 11,00 61 3,67 2,93 2,93

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 2,31 2,10 2,10

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 2,18 1,99 1,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 8 27,00 68 10,17 9,01 8,99

Tarih-2 11 8 2 7,50 68 1,30 1,24 1,23

Coğrafya-2 11 6 3 5,25 48 1,59 1,61 1,61

Felsefe 6 4 1 3,75 63 0,86 0,85 0,84

Felsefe Grubu 6 4 2 3,50 58 0,79 0,92 0,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 1,15 1,37 1,37

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 28 8 26,00 65 5,70 6,00 5,97

Matematik-2 30 2 2 1,50 5 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 2 2 1,50 4 12,18 11,36 11,36

Toplam: 280 104 46 92,50 33 95,10 92,41 85,45

Edebiyat-Sosyal-1 EAEBEdDaC DBdC DCAcAbEBDeC CcAbDBBCDEEAB

Cevap Anahtarı A EAEBECDECCDBCCEDCAEAAEBDBCECAAEDBBCDEEAB

Sosyal-2 BeCDEeBA DABdC  BCdCAcCBDDa EBACccDAADEB      

Cevap Anahtarı A BCCDEDBACDABACDDBCBCADCBDDDCEBACEADAADEBDCBADE

Matematik      e     d E   B                      

Cevap Anahtarı A DACCEAEEDCBBCECBDBABDEECBBCBBECADCBCBDCD
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 2 1 1 50
Şiirde Ahenk 2 2 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Genel Özellikler 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nesir 2 1 0 50
Masal ve Özellikleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 0 1 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı’da Vakıf Müessesesi 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 1 0
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 0 1 0
Osmanlı-Rus Rekabeti (1768-1914) 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Geleceğin Dünyası 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Konusu 1 1 0 100
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 1 0
Kişilik ve Ölçümü 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 1 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hint ve Çin Dinleri 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM ELMAS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
191,033 206,090 64 395 395 12755 13235

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
295,260 240,440 22 160 160 4400 4626

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
275,673 241,570 33 204 204 4324 4576

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 19 4 18,00 60 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 5 2 4,50 45 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 24 6 22,50 56 12,18 11,36 11,36

Fizik 14 2 7 0,25 2 1,59 1,75 1,75

Kimya 13 2 1 1,75 13 1,34 1,51 1,51

Biyoloji 13 2 5 0,75 6 1,96 2,54 2,54

Fen Bilimleri 40 6 13 2,75 7 4,89 5,80 5,81

Toplam: 280 116 46 104,50 37 95,10 92,41 85,45

Matematik DACbEAEE   dCECB BABeEEdB  BB  A  BCBaCa

Cevap Anahtarı A DACCEAEEDCBBCECBDBABDEECBBCBBECADCBCBDCD

Fen Bilimleri deeAd  ea D  dD A       e  C  b a   eBeb

Cevap Anahtarı A BCBAECBCDDDADEDBADDECDEACBECEBCABCADCBDD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Bir Parabol ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları 1 0 0 0
Tek ve Çift Fonksiyonlar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100
Sığaçlar 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Lewis Formülleri 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Omurilik 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
Sindirim Organları 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Fermantasyon 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Av-Avcı İlişkisi 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 0 1 0
Dormansi ve Çimlenme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
KUTAY AŞAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
160,289 206,090 84 540 540 15420 16071

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
250,731 240,440 41 242 242 7962 8270

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
234,846 241,570 61 349 349 13549 13946

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 13 3 12,25 41 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 7 0 7,00 70 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 20 3 19,25 48 12,18 11,36 11,36

Fizik 14 2 6 0,50 4 1,59 1,75 1,75

Kimya 13 1 2 0,50 4 1,34 1,51 1,51

Biyoloji 13 2 5 0,75 6 1,96 2,54 2,54

Fen Bilimleri 40 5 13 1,75 4 4,89 5,80 5,81

Toplam: 280 84 39 74,04 26 95,10 92,41 85,45

Matematik   bEE ACBC C  BA eEE    BB  a   CBDC CAD

Cevap Anahtarı B CEAEEDACBCECBDBABDEECBBCBBEDCBCBCBDCDCAD

Fen Bilimleri b e ec  e  BCda a       D  a B c eeD  d 

Cevap Anahtarı B AECBCDDDADEBCBDDECDEACBEDBACABCADCBDDCEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Bir Parabol ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları 1 0 0 0
Tek ve Çift Fonksiyonlar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 0 67
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Lewis Formülleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Omurilik 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
Sindirim Organları 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Fermantasyon 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Av-Avcı İlişkisi 1 0 1 0
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100
Dormansi ve Çimlenme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EREN KAHRAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
225,535 206,090 32 210 210 8410 8614

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
433,748 240,440 3 20 20 20 38

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
344,020 241,570 7 39 39 519 566

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 25 3 24,25 81 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 10 0 10,00 100 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 35 3 34,25 86 12,18 11,36 11,36

Fizik 14 12 2 11,50 82 1,59 1,75 1,75

Kimya 13 8 5 6,75 52 1,34 1,51 1,51

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 1,96 2,54 2,54

Fen Bilimleri 40 30 10 27,50 69 4,89 5,80 5,81

Toplam: 280 176 22 170,50 61 95,10 92,41 85,45

Matematik CEAEEDACBCECBDBABeEECBBCBeE  cCBCBDCDCAD

Cevap Anahtarı B CEAEEDACBCECBDBABDEECBBCBBEDCBCBCBDCDCAD

Fen Bilimleri AECBCaDDADEBeBeDEbaEAedEDBACbBCADCBDDeaB

Cevap Anahtarı B AECBCDDDADEBCBDDECDEACBEDBACABCADCBDDCEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Bir Parabol ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları 1 0 1 0
Tek ve Çift Fonksiyonlar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100
Sığaçlar 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Omurilik 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Fermantasyon 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Av-Avcı İlişkisi 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100
Dormansi ve Çimlenme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK BUDAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
201,030 206,090 54 341 341 11501 11892

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
361,630 240,440 10 74 74 1114 1229

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
296,435 241,570 26 145 145 2065 2249

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 21 5 19,75 66 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 7 2 6,50 65 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 28 7 26,25 66 12,18 11,36 11,36

Fizik 14 6 5 4,75 34 1,59 1,75 1,75

Kimya 13 8 4 7,00 54 1,34 1,51 1,51

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 1,96 2,54 2,54

Fen Bilimleri 40 22 14 18,50 46 4,89 5,80 5,81

Toplam: 280 143 42 132,50 47 95,10 92,41 85,45

Matematik cAeCEAEEDCcBCaC DBABaEE   CBBECAD BCBaeD

Cevap Anahtarı A DACCEAEEDCBBCECBDBABDEECBBCBBECADCBCBDCD

Fen Bilimleri BCeAECceeDa   DBAeDE cEAecECEBadeCAeCBDb

Cevap Anahtarı A BCBAECBCDDDADEDBADDECDEACBECEBCABCADCBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Bir Parabol ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları 1 0 1 0
Tek ve Çift Fonksiyonlar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 0 67
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100
Sığaçlar 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Omurilik 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Fermantasyon 1 0 1 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Av-Avcı İlişkisi 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100
Dormansi ve Çimlenme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
MELİH GÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
222,635 206,090 36 223 223 8783 9002

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
442,855 240,440 1 13 13 13 28

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
357,005 241,570 5 29 29 309 335

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 30 0 30,00 100 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 10 0 10,00 100 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 40 0 40,00 100 12,18 11,36 11,36

Fizik 14 7 4 6,00 43 1,59 1,75 1,75

Kimya 13 10 1 9,75 75 1,34 1,51 1,51

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 1,96 2,54 2,54

Fen Bilimleri 40 27 7 25,25 63 4,89 5,80 5,81

Toplam: 280 176 18 171,50 61 95,10 92,41 85,45

Matematik DACCEAEEDCBBCECBDBABDEECBBCBBECADCBCBDCD

Cevap Anahtarı A DACCEAEEDCBBCECBDBABDEECBBCBBECADCBCBDCD

Fen Bilimleri BeBAECcCeDc   DBAcDECDEAC  eEBCABCcDCBD 

Cevap Anahtarı A BCBAECBCDDDADEDBADDECDEACBECEBCABCADCBDD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Bir Parabol ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları 1 1 0 100
Tek ve Çift Fonksiyonlar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100
Sığaçlar 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Omurilik 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Fermantasyon 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Av-Avcı İlişkisi 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100
Dormansi ve Çimlenme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
MERT CAN TOMAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
215,583 206,090 41 262 262 9662 9925

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
347,483 240,440 11 90 90 1690 1829

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
313,573 241,570 15 99 99 1099 1232

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 22 3 21,25 71 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 28 4 27,00 68 12,18 11,36 11,36

Fizik 14 7 5 5,75 41 1,59 1,75 1,75

Kimya 13 4 9 1,75 13 1,34 1,51 1,51

Biyoloji 13 3 9 0,75 6 1,96 2,54 2,54

Fen Bilimleri 40 14 23 8,25 21 4,89 5,80 5,81

Toplam: 280 146 42 135,50 48 95,10 92,41 85,45

Matematik eAeCEAEEDaBBCEC DBABDEE   CBB CAD BCB e 

Cevap Anahtarı A DACCEAEEDCBBCECBDBABDEECBBCBBECADCBCBDCD

Fen Bilimleri BeeAECceeDD  EDBbeDdbbbcecEbEBCcad becec

Cevap Anahtarı A BCBAECBCDDDADEDBADDECDEACBECEBCABCADCBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Bir Parabol ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları 1 1 0 100
Tek ve Çift Fonksiyonlar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 0 67
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100
Sığaçlar 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Lewis Formülleri 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Omurilik 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Fermantasyon 1 0 1 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Av-Avcı İlişkisi 1 0 1 0
Bitkilerde Hareket 1 0 1 0
Dormansi ve Çimlenme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
MERT KEREM YILDIRIM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
224,915 206,090 34 212 212 8452 8659

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
181,395 240,440 77 490 490 25170 25691

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
241,148 241,570 57 326 326 12126 12497

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 5 1 4,75 79 2,01 1,99 1,98

Edebiyat 18 11 5 9,75 54 3,67 2,93 2,93

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 2,31 2,10 2,10

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 2,18 1,99 1,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 11 22,25 56 10,17 9,01 8,99

Tarih-2 11 2 1 1,75 16 1,30 1,24 1,23

Coğrafya-2 11 3 1 2,75 25 1,59 1,61 1,61

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,86 0,85 0,84

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,79 0,92 0,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,15 1,37 1,37

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 5 2 4,50 11 5,70 6,00 5,97

Matematik-2 30 3 2 2,50 8 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 3 2 2,50 6 12,18 11,36 11,36

Toplam: 280 77 34 68,50 24 95,10 92,41 85,45

Edebiyat-Sosyal-1 AEdEBCCDBCbdDCe  AceDDECCAbEbcaa  EABDCE

Cevap Anahtarı B AEEEBCCDBCCEDCAEAAEBDDECCAAEDBBBCEEABDCE

Sosyal-2     A  d C   e B AD                           

Cevap Anahtarı B DEDBACDABCCDDBCBCADBACDCBCDDAEBACEDEBDAAADEDCB

Matematik  c    A d     B  D                      

Cevap Anahtarı B CEAEEDACBCECBDBABDEECBBCBBEDCBCBCBDCDCAD
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 2 2 0 100
Şiirde Ahenk 2 2 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Genel Özellikler 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 2 0 2 0
Masal ve Özellikleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlı’da Vakıf Müessesesi 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 0 0
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 0 0 0
Osmanlı-Rus Rekabeti (1768-1914) 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Geleceğin Dünyası 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 1 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Konusu 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0
Kişilik ve Ölçümü 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED EMİR ÖZGÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
191,150 206,090 62 393 393 12713 13193

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
187,330 240,440 72 468 468 24788 25280

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
190,728 241,570 81 516 516 23636 24236

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 2 0 2,00 33 2,01 1,99 1,98

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 3,67 2,93 2,93

Tarih-1 10 3 1 2,75 28 2,31 2,10 2,10

Coğrafya-1 6 2 0 2,00 33 2,18 1,99 1,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 1 6,75 17 10,17 9,01 8,99

Tarih-2 11 2 1 1,75 16 1,30 1,24 1,23

Coğrafya-2 11 3 1 2,75 25 1,59 1,61 1,61

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,86 0,85 0,84

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,79 0,92 0,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 1,15 1,37 1,37

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 10 2 9,50 24 5,70 6,00 5,97

Matematik-2 30 2 1 1,75 6 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 3 2 2,50 6 12,18 11,36 11,36

Fizik 14 3 5 1,75 13 1,59 1,75 1,75

Kimya 13 1 2 0,50 4 1,34 1,51 1,51

Biyoloji 13 2 5 0,75 6 1,96 2,54 2,54

Fen Bilimleri 40 6 12 3,00 8 4,89 5,80 5,81

Toplam: 280 67 32 59,00 21 95,10 92,41 85,45

Edebiyat-Sosyal-1    EB                   C c D B     B  E

Cevap Anahtarı B AEEEBCCDBCCEDCAEAAEBDDECCAAEDBBBCEEABDCE

Sosyal-2 a     DA      C  ADd       D       EBD A      

Cevap Anahtarı B DEDBACDABCCDDBCBCADBACDCBCDDAEBACEDEBDAAADEDCB

Matematik    b  AC                         d   C  

Cevap Anahtarı B CEAEEDACBCECBDBABDEECBBCBBEDCBCBCBDCDCAD

Fen Bilimleri A   ec   DEdde  d    e  D  e   b e ea EB

Cevap Anahtarı B AECBCDDDADEBCBDDECDEACBEDBACABCADCBDDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 2 0 0 0
Şiirde Ahenk 2 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Genel Özellikler 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 2 0 0 0
Masal ve Özellikleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 0 0 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 0 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlı’da Vakıf Müessesesi 1 0 1 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 0 0
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 0 0 0
Osmanlı-Rus Rekabeti (1768-1914) 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Geleceğin Dünyası 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 0 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Konusu 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 1 0 100
Kişilik ve Ölçümü 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
MUSA OLGAY ŞAKACI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
174,758 206,090 76 483 483 14403 14972

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
220,418 240,440 54 330 330 12250 12638

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
209,503 241,570 74 441 441 19361 19878

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 5 8 3,00 10 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 7 9 4,75 12 12,18 11,36 11,36

Fizik 14 0 7 -1,75 -13 1,59 1,75 1,75

Kimya 13 1 6 -0,50 -4 1,34 1,51 1,51

Biyoloji 13 3 4 2,00 15 1,96 2,54 2,54

Fen Bilimleri 40 4 17 -0,25 -1 4,89 5,80 5,81

Toplam: 280 82 48 70,00 25 95,10 92,41 85,45

Matematik  EA d Aa  c   BbaD c   d e      C  C b  

Cevap Anahtarı B CEAEEDACBCECBDBABDEECBBCBBEDCBCBCBDCDCAD

Fen Bilimleri c   ec c   dbec d  E d da ca aC  eaD   B

Cevap Anahtarı B AECBCDDDADEBCBDDECDEACBEDBACABCADCBDDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Bir Parabol ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları 1 0 0 0
Tek ve Çift Fonksiyonlar 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Lewis Formülleri 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 1 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Omurilik 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Fermantasyon 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Av-Avcı İlişkisi 1 0 1 0
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100
Dormansi ve Çimlenme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR PELVAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
223,185 206,090 35 222 222 8662 8877

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
172,258 240,440 88 529 529 25289 25877

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
221,755 241,570 67 393 393 15953 16409

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 4 1 3,75 63 2,01 1,99 1,98

Edebiyat 18 9 4 8,00 44 3,67 2,93 2,93

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 2,31 2,10 2,10

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 2,18 1,99 1,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 9 18,75 47 10,17 9,01 8,99

Tarih-2 11 3 4 2,00 18 1,30 1,24 1,23

Coğrafya-2 11 5 2 4,50 41 1,59 1,61 1,61

Felsefe 6 3 0 3,00 50 0,86 0,85 0,84

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,79 0,92 0,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,15 1,37 1,37

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 11 6 9,50 24 5,70 6,00 5,97

Matematik-2 30 3 2 2,50 8 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 3 2 2,50 6 12,18 11,36 11,36

Toplam: 280 73 42 62,50 22 95,10 92,41 85,45

Edebiyat-Sosyal-1 A EEBdCe  dE CddAA BDD CC dE BBcCd ABe E

Cevap Anahtarı B AEEEBCCDBCCEDCAEAAEBDDECCAAEDBBBCEEABDCE

Sosyal-2 DbeBb D d  b  C bADB CDC  D                   

Cevap Anahtarı B DEDBACDABCCDDBCBCADBACDCBCDDAEBACEDEBDAAADEDCB

Matematik  E    cCd E                             

Cevap Anahtarı B CEAEEDACBCECBDBABDEECBBCBBEDCBCBCBDCDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 2 0 1 0
Şiirde Ahenk 2 1 1 50
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Genel Özellikler 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 2 1 1 50
Masal ve Özellikleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 1 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlı’da Vakıf Müessesesi 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 1 0
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 0 1 0
Osmanlı-Rus Rekabeti (1768-1914) 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Geleceğin Dünyası 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 0 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 1 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Konusu 1 1 0 100
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0
Kişilik ve Ölçümü 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
NURBAHAR ŞARAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
173,043 206,090 77 492 492 14572 15155

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
270,350 240,440 31 198 198 6318 6586

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
229,968 241,570 64 364 364 14564 14973

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 10 1 9,75 33 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 13 1 12,75 32 12,18 11,36 11,36

Fizik 14 6 3 5,25 38 1,59 1,75 1,75

Kimya 13 4 3 3,25 25 1,34 1,51 1,51

Biyoloji 13 4 7 2,25 17 1,96 2,54 2,54

Fen Bilimleri 40 14 13 10,75 27 4,89 5,80 5,81

Toplam: 280 95 30 87,50 31 95,10 92,41 85,45

Matematik   AE cACBC    B  D E B           B C  A 

Cevap Anahtarı B CEAEEDACBCECBDBABDEECBBCBBEDCBCBCBDCDCAD

Fen Bilimleri A  eCcDD   BaB  c  EAC dD ca Bdb eceDeEB

Cevap Anahtarı B AECBCDDDADEBCBDDECDEACBEDBACABCADCBDDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Bir Parabol ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları 1 0 0 0
Tek ve Çift Fonksiyonlar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100
Sığaçlar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 1 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Omurilik 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Fermantasyon 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Av-Avcı İlişkisi 1 0 1 0
Bitkilerde Hareket 1 0 1 0
Dormansi ve Çimlenme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA CANBAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
281,970 206,090 17 74 74 2674 2742

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
209,793 240,440 58 370 370 15250 15661

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
251,683 241,570 45 278 278 9398 9730

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 5 1 4,75 79 2,01 1,99 1,98

Edebiyat 18 6 4 5,00 28 3,67 2,93 2,93

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 2,31 2,10 2,10

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 2,18 1,99 1,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 10 16,50 41 10,17 9,01 8,99

Tarih-2 11 3 0 3,00 27 1,30 1,24 1,23

Coğrafya-2 11 5 1 4,75 43 1,59 1,61 1,61

Felsefe 6 4 1 3,75 63 0,86 0,85 0,84

Felsefe Grubu 6 4 0 4,00 67 0,79 0,92 0,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 1,15 1,37 1,37

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 21 2 20,50 51 5,70 6,00 5,97

Matematik-2 30 4 3 3,25 11 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 4 3 3,25 8 12,18 11,36 11,36

Toplam: 280 108 28 101,00 36 95,10 92,41 85,45

Edebiyat-Sosyal-1 AcEEBCbD      e AAcBD aCC c DBBeC aABbeE

Cevap Anahtarı B AEEEBCCDBCCEDCAEAAEBDDECCAAEDBBBCEEABDCE

Sosyal-2 D  B  D    a  C CAD  CDCB DbAEB C DEBD A      

Cevap Anahtarı B DEDBACDABCCDDBCBCADBACDCBCDDAEBACEDEBDAAADEDCB

Matematik  a   cACd     B    E                    

Cevap Anahtarı B CEAEEDACBCECBDBABDEECBBCBBEDCBCBCBDCDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 2 1 1 50
Şiirde Ahenk 2 2 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Genel Özellikler 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 2 0 0 0
Masal ve Özellikleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 1 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlı’da Vakıf Müessesesi 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 0 0
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 0 0 0
Osmanlı-Rus Rekabeti (1768-1914) 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Geleceğin Dünyası 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 0 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Konusu 1 1 0 100
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 1 0
Kişilik ve Ölçümü 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA ÖZKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
193,953 206,090 58 374 374 12294 12755

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
344,328 240,440 14 97 97 1737 1882

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
298,848 241,570 25 142 142 1942 2121

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 23 3 22,25 74 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 8 2 7,50 75 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 31 5 29,75 74 12,18 11,36 11,36

Fizik 14 5 7 3,25 23 1,59 1,75 1,75

Kimya 13 6 4 5,00 38 1,34 1,51 1,51

Biyoloji 13 5 6 3,50 27 1,96 2,54 2,54

Fen Bilimleri 40 16 17 11,75 29 4,89 5,80 5,81

Toplam: 280 136 51 123,25 44 95,10 92,41 85,45

Matematik DAeCEAEcbCBBCECBDBABDEE    BBECADbBCBDeD

Cevap Anahtarı A DACCEAEEDCBBCECBDBABDEECBBCBBECADCBCBDCD

Fen Bilimleri BeebECcCeeaA  D eeDE DEde EbEBCdBdAeea  

Cevap Anahtarı A BCBAECBCDDDADEDBADDECDEACBECEBCABCADCBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Bir Parabol ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları 1 1 0 100
Tek ve Çift Fonksiyonlar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 1 67
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Sığaçlar 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Lewis Formülleri 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Omurilik 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Fermantasyon 1 0 1 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Av-Avcı İlişkisi 1 0 1 0
Bitkilerde Hareket 1 0 0 0
Dormansi ve Çimlenme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
RÜYA TUNAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
205,510 206,090 49 316 316 10996 11348

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
386,648 240,440 5 46 46 446 514

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
325,390 241,570 12 79 79 879 966

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 26 4 25,00 83 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 10 0 10,00 100 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 36 4 35,00 88 12,18 11,36 11,36

Fizik 14 6 7 4,25 30 1,59 1,75 1,75

Kimya 13 8 3 7,25 56 1,34 1,51 1,51

Biyoloji 13 6 2 5,50 42 1,96 2,54 2,54

Fen Bilimleri 40 20 12 17,00 43 4,89 5,80 5,81

Toplam: 280 151 30 143,50 51 95,10 92,41 85,45

Matematik CEAEdDACBCcCBDBABeEECBBCBBEDCdCBCBDCDCAD

Cevap Anahtarı B CEAEEDACBCECBDBABDEECBBCBBEDCBCBCBDCDCAD

Fen Bilimleri ebCcdeDee EBCBbDbe EACBEDB C BC  eBDDe  

Cevap Anahtarı B AECBCDDDADEBCBDDECDEACBEDBACABCADCBDDCEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Bir Parabol ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları 1 0 1 0
Tek ve Çift Fonksiyonlar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Sığaçlar 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Omurilik 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
Sindirim Organları 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Fermantasyon 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Av-Avcı İlişkisi 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100
Dormansi ve Çimlenme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
SALİHA ZEREN KAVAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
178,008 206,090 73 467 467 14267 14825

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
300,968 240,440 21 152 152 4032 4252

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
262,903 241,570 37 245 245 6765 7056

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 20 1 19,75 66 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 4 4 3,00 30 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 24 5 22,75 57 12,18 11,36 11,36

Fizik 14 2 4 1,00 7 1,59 1,75 1,75

Kimya 13 4 3 3,25 25 1,34 1,51 1,51

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 1,96 2,54 2,54

Fen Bilimleri 40 12 12 9,00 23 4,89 5,80 5,81

Toplam: 280 111 44 100,00 36 95,10 92,41 85,45

Matematik DAC  AE   B CEC DBABDEE BBdBB  Abbc BDCa

Cevap Anahtarı A DACCEAEEDCBBCECBDBABDEECBBCBBECADCBCBDCD

Fen Bilimleri de   Cee  D   D  c c  EA eEdEBa  CAeCceD

Cevap Anahtarı A BCBAECBCDDDADEDBADDECDEACBECEBCABCADCBDD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Bir Parabol ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları 1 1 0 100
Tek ve Çift Fonksiyonlar 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 2 33
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Omurilik 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Fermantasyon 1 0 1 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Av-Avcı İlişkisi 1 0 1 0
Bitkilerde Hareket 1 0 1 0
Dormansi ve Çimlenme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
SEHERNUR İŞLEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
318,043 206,090 4 28 28 828 847

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
210,905 240,440 56 360 360 14960 15367

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
261,923 241,570 38 251 251 7011 7306

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 5 1 4,75 79 2,01 1,99 1,98

Edebiyat 18 8 8 6,00 33 3,67 2,93 2,93

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 2,31 2,10 2,10

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 2,18 1,99 1,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 14 19,50 49 10,17 9,01 8,99

Tarih-2 11 7 2 6,50 59 1,30 1,24 1,23

Coğrafya-2 11 10 0 10,00 91 1,59 1,61 1,61

Felsefe 6 5 0 5,00 83 0,86 0,85 0,84

Felsefe Grubu 6 4 1 3,75 63 0,79 0,92 0,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 1,15 1,37 1,37

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 30 3 29,25 73 5,70 6,00 5,97

Matematik-2 30 5 4 4,00 13 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 5 5 3,75 9 12,18 11,36 11,36

Toplam: 280 124 44 113,00 40 95,10 92,41 85,45

Edebiyat-Sosyal-1 EAdBECDECdDBbeba dEcd BDebECAe bBBeDEEAB

Cevap Anahtarı A EAEBECDECCDBCCEDCAEAAEBDBCECAAEDBBCDEEAB

Sosyal-2  CdDEcBA DAB CDDBCBCADCBDDD EBACa   ADEB      

Cevap Anahtarı A BCCDEDBACDABACDDBCBCADCBDDDCEBACEADAADEBDCBADE

Matematik           d C    BdBDEd     e b         

Cevap Anahtarı A DACCEAEEDCBBCECBDBABDEECBBCBBECADCBCBDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 2 2 0 100
Şiirde Ahenk 2 2 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Genel Özellikler 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 2 0
Divan Edebiyatında Nesir 2 0 2 0
Masal ve Özellikleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 0 1 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı’da Vakıf Müessesesi 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 1 0
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 0 1 0
Osmanlı-Rus Rekabeti (1768-1914) 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Geleceğin Dünyası 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Konusu 1 1 0 100
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 1 0 100
Kişilik ve Ölçümü 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 1 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ FEREOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
215,310 206,090 42 265 265 9705 9970

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
422,463 240,440 4 29 29 29 53

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
342,480 241,570 8 41 41 521 569

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 29 1 28,75 96 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 9 1 8,75 88 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 38 2 37,50 94 12,18 11,36 11,36

Fizik 14 10 4 9,00 64 1,59 1,75 1,75

Kimya 13 6 7 4,25 33 1,34 1,51 1,51

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 1,96 2,54 2,54

Fen Bilimleri 40 27 13 23,75 59 4,89 5,80 5,81

Toplam: 280 169 31 161,25 58 95,10 92,41 85,45

Matematik *EAEEDACBCECBDBABDEECBBCBBEDCBCBCBDeDCAD

Cevap Anahtarı B CEAEEDACBCECBDBABDEECBBCBBEDCBCBCBDCDCAD

Fen Bilimleri AECcCeDaADEBeBcDcdcbcCBEDBcCABCADCeDaCEB

Cevap Anahtarı B AECBCDDDADEBCBDDECDEACBEDBACABCADCBDDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Bir Parabol ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları 1 1 0 100
Tek ve Çift Fonksiyonlar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100
Sığaçlar 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Omurilik 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Fermantasyon 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Av-Avcı İlişkisi 1 0 1 0
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100
Dormansi ve Çimlenme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
SILA AKSOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
195,355 206,090 56 365 365 12085 12522

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
304,633 240,440 20 146 146 3826 4040

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
245,395 241,570 53 309 309 10869 11224

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 6 3 5,25 18 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 11 4 10,00 25 12,18 11,36 11,36

Fizik 14 7 5 5,75 41 1,59 1,75 1,75

Kimya 13 3 5 1,75 13 1,34 1,51 1,51

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 1,96 2,54 2,54

Fen Bilimleri 40 20 13 16,75 42 4,89 5,80 5,81

Toplam: 280 119 37 109,75 39 95,10 92,41 85,45

Matematik  ACe A   C BCa              d  A  BCBDe 

Cevap Anahtarı A DACCEAEEDCBBCECBDBABDEECBBCBBECADCBCBDCD

Fen Bilimleri ceBAEC dcDD DdDBebDc b d   CEBCABCbDCBea

Cevap Anahtarı A BCBAECBCDDDADEDBADDECDEACBECEBCABCADCBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Bir Parabol ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları 1 0 0 0
Tek ve Çift Fonksiyonlar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100
Sığaçlar 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Lewis Formülleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Omurilik 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Fermantasyon 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Av-Avcı İlişkisi 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 0 1 0
Dormansi ve Çimlenme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
SILA CEMRE TURHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
328,035 206,090 3 21 21 501 515

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
280,668 240,440 26 184 184 5744 5985

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
364,483 241,570 4 21 21 221 242

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 4 2 3,50 58 2,01 1,99 1,98

Edebiyat 18 17 1 16,75 93 3,67 2,93 2,93

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 2,31 2,10 2,10

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 2,18 1,99 1,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 7 30,25 76 10,17 9,01 8,99

Tarih-2 11 7 2 6,50 59 1,30 1,24 1,23

Coğrafya-2 11 8 0 8,00 73 1,59 1,61 1,61

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,86 0,85 0,84

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,79 0,92 0,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,15 1,37 1,37

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 15 2 14,50 36 5,70 6,00 5,97

Matematik-2 30 20 3 19,25 64 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 1 2 0,50 5 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 21 5 19,75 49 12,18 11,36 11,36

Toplam: 280 151 24 145,00 52 95,10 92,41 85,45

Edebiyat-Sosyal-1 cAEBEaDECCDBCCEDCAEeAEBDBedCeAEcBBCDE AB

Cevap Anahtarı A EAEBECDECCDBCCEDCAEAAEBDBCECAAEDBBCDEEAB

Sosyal-2 BCbDED AaD  ACDD C CAD                        

Cevap Anahtarı A BCCDEDBACDABACDDBCBCADCBDDDCEBACEADAADEBDCBADE

Matematik DAb  AEEDC BCECBDBABeEE   e BEC    b  e 

Cevap Anahtarı A DACCEAEEDCBBCECBDBABDEECBBCBBECADCBCBDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 2 2 0 100
Şiirde Ahenk 2 2 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Genel Özellikler 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 2 2 0 100
Masal ve Özellikleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı’da Vakıf Müessesesi 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 1 0 100
Osmanlı-Rus Rekabeti (1768-1914) 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Geleceğin Dünyası 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 0 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Konusu 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0
Kişilik ve Ölçümü 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
SİMAY BOSTANCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
222,390 206,090 37 226 226 8786 9005

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
198,953 240,440 64 418 418 18538 18973

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
253,983 241,570 43 272 272 8792 9118

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 3 3 2,25 38 2,01 1,99 1,98

Edebiyat 18 11 3 10,25 57 3,67 2,93 2,93

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 2,31 2,10 2,10

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 2,18 1,99 1,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 9 20,75 52 10,17 9,01 8,99

Matematik-2 30 3 0 3,00 10 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 3 0 3,00 8 12,18 11,36 11,36

Toplam: 280 82 23 76,25 27 95,10 92,41 85,45

Edebiyat-Sosyal-1 abEBEdDECbDB e Db  AAEBDB  C ccbBBCDE AB

Cevap Anahtarı A EAEBECDECCDBCCEDCAEAAEBDBCECAAEDBBCDEEAB

Matematik  AC   E                                 

Cevap Anahtarı A DACCEAEEDCBBCECBDBABDEECBBCBBECADCBCBDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 2 2 0 100
Şiirde Ahenk 2 2 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Genel Özellikler 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 1 0 50
Divan Edebiyatında Nesir 2 0 1 0
Masal ve Özellikleri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Bir Parabol ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları 1 0 0 0
Tek ve Çift Fonksiyonlar 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
SONER SÜLEYMAN SEVER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
283,045 206,090 14 71 71 2671 2738

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
290,928 240,440 24 168 168 4728 4959

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
377,915 241,570 2 16 16 216 231

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 5 1 4,75 79 2,01 1,99 1,98

Edebiyat 18 16 2 15,50 86 3,67 2,93 2,93

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 2,31 2,10 2,10

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 2,18 1,99 1,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 33 7 31,25 78 10,17 9,01 8,99

Matematik-2 30 21 3 20,25 68 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 26 4 25,00 63 12,18 11,36 11,36

Toplam: 280 142 37 132,75 47 95,10 92,41 85,45

Edebiyat-Sosyal-1 dAEBECDECCDBbCEDCdEAAEBDeCaCAAEbBBCeEEAB

Cevap Anahtarı A EAEBECDECCDBCCEDCAEAAEBDBCECAAEDBBCDEEAB

Matematik DAe EAEE C BaEC DBABDEE BBeBB CA  BC cC 

Cevap Anahtarı A DACCEAEEDCBBCECBDBABDEECBBCBBECADCBCBDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 2 2 0 100
Şiirde Ahenk 2 2 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Genel Özellikler 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nesir 2 2 0 100
Masal ve Özellikleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 1 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Bir Parabol ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları 1 0 0 0
Tek ve Çift Fonksiyonlar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE FİDAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
297,295 206,090 10 53 53 1733 1778

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
194,358 240,440 68 443 443 20723 21179

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
245,115 241,570 54 310 310 10990 11347

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 5 1 4,75 79 2,01 1,99 1,98

Edebiyat 18 7 5 5,75 32 3,67 2,93 2,93

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 2,31 2,10 2,10

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 2,18 1,99 1,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 11 19,25 48 10,17 9,01 8,99

Tarih-2 11 5 2 4,50 41 1,30 1,24 1,23

Coğrafya-2 11 8 2 7,50 68 1,59 1,61 1,61

Felsefe 6 4 1 3,75 63 0,86 0,85 0,84

Felsefe Grubu 6 4 0 4,00 67 0,79 0,92 0,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 1,15 1,37 1,37

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 27 5 25,75 64 5,70 6,00 5,97

Matematik-2 30 1 0 1,00 3 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 1 0 1,00 3 12,18 11,36 11,36

Toplam: 280 106 26 99,50 36 95,10 92,41 85,45

Edebiyat-Sosyal-1 cAEBECebC D da DCe  A BDaC CAAdcBBeDEaAB

Cevap Anahtarı A EAEBECDECCDBCCEDCAEAAEBDBCECAAEDBBCDEEAB

Sosyal-2    DdeBA DAdACDDBC bADCBDDa EBAC  DAADEB      

Cevap Anahtarı A BCCDEDBACDABACDDBCBCADCBDDDCEBACEADAADEBDCBADE

Matematik  A                                      

Cevap Anahtarı A DACCEAEEDCBBCECBDBABDEECBBCBBECADCBCBDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Edebî Sanatlar 2 1 1 50
Şiirde Ahenk 2 2 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Genel Özellikler 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nesir 2 0 1 0
Masal ve Özellikleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlı’da Vakıf Müessesesi 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 1 0
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 0 1 0
Osmanlı-Rus Rekabeti (1768-1914) 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Geleceğin Dünyası 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 1 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Konusu 1 1 0 100
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 1 0
Kişilik ve Ölçümü 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hint ve Çin Dinleri 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NAZ YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
210,735 206,090 45 285 285 10405 10712

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
171,903 240,440 89 534 534 25294 25882

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
214,225 241,570 71 424 424 17824 18324

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 5 1 4,75 79 2,01 1,99 1,98

Edebiyat 18 6 8 4,00 22 3,67 2,93 2,93

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 2,31 2,10 2,10

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 2,18 1,99 1,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 14 16,50 41 10,17 9,01 8,99

Tarih-2 11 2 3 1,25 11 1,30 1,24 1,23

Coğrafya-2 11 3 3 2,25 20 1,59 1,61 1,61

Felsefe 6 2 1 1,75 29 0,86 0,85 0,84

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,79 0,92 0,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 3,00 50 1,15 1,37 1,37

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 10 7 8,25 21 5,70 6,00 5,97

Matematik-2 30 3 2 2,50 8 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 3 2 2,50 6 12,18 11,36 11,36

Toplam: 280 71 49 58,75 21 95,10 92,41 85,45

Edebiyat-Sosyal-1 EAEBEdDaC  Bedd Cec bEeDce CAeEDBaeDE AB

Cevap Anahtarı A EAEBECDECCDBCCEDCAEAAEBDBCECAAEDBBCDEEAB

Sosyal-2 d  D e b D B e  ea  ADC  Da          DEB      

Cevap Anahtarı A BCCDEDBACDABACDDBCBCADCBDDDCEBACEADAADEBDCBADE

Matematik  A  E       d    B     b                

Cevap Anahtarı A DACCEAEEDCBBCECBDBABDEECBBCBBECADCBCBDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 2 0 1 0
Şiirde Ahenk 2 1 0 50
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Genel Özellikler 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 2 0 2 0
Masal ve Özellikleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 0 1 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlı’da Vakıf Müessesesi 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 1 0
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 0 1 0
Osmanlı-Rus Rekabeti (1768-1914) 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Geleceğin Dünyası 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 1 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Konusu 1 1 0 100
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 1 0
Kişilik ve Ölçümü 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ YAZGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
231,188 206,090 30 191 191 7591 7776

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
225,700 240,440 50 311 311 11151 11528

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
281,170 241,570 31 186 186 3626 3862

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 5 1 4,75 79 2,01 1,99 1,98

Edebiyat 18 10 2 9,50 53 3,67 2,93 2,93

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 2,31 2,10 2,10

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 2,18 1,99 1,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 8 21,00 53 10,17 9,01 8,99

Matematik-2 30 10 1 9,75 33 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 10 2 9,50 24 12,18 11,36 11,36

Toplam: 280 95 20 90,00 32 95,10 92,41 85,45

Edebiyat-Sosyal-1 AcEEBCC B e  C  AAEBDDaCCdc bBBeC  ABDaE

Cevap Anahtarı B AEEEBCCDBCCEDCAEAAEBDDECCAAEDBBBCEEABDCE

Matematik   AE  AC C    BA  Ec BB            e    

Cevap Anahtarı B CEAEEDACBCECBDBABDEECBBCBBEDCBCBCBDCDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 2 0 1 0
Şiirde Ahenk 2 1 0 50
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Genel Özellikler 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 2 0 1 0
Masal ve Özellikleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Bir Parabol ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları 1 0 0 0
Tek ve Çift Fonksiyonlar 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENUR BERBER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
252,878 206,090 23 125 125 4725 4842

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
196,905 240,440 67 427 427 19627 20069

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
228,525 241,570 65 377 377 15057 15478

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 5 1 4,75 79 2,01 1,99 1,98

Edebiyat 18 6 3 5,25 29 3,67 2,93 2,93

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 2,31 2,10 2,10

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 2,18 1,99 1,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 9 16,75 42 10,17 9,01 8,99

Tarih-2 11 4 4 3,00 27 1,30 1,24 1,23

Coğrafya-2 11 5 4 4,00 36 1,59 1,61 1,61

Felsefe 6 4 1 3,75 63 0,86 0,85 0,84

Felsefe Grubu 6 3 0 3,00 50 0,79 0,92 0,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 1,15 1,37 1,37

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 19 11 16,25 41 5,70 6,00 5,97

Matematik-2 30 3 7 1,25 4 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 3 7 1,25 3 12,18 11,36 11,36

Fizik 14 2 7 0,25 2 1,59 1,75 1,75

Kimya 13 1 3 0,25 2 1,34 1,51 1,51

Biyoloji 13 4 3 3,25 25 1,96 2,54 2,54

Fen Bilimleri 40 7 13 3,75 9 4,89 5,80 5,81

Toplam: 280 98 58 83,50 30 95,10 92,41 85,45

Edebiyat-Sosyal-1 EAEaEC bC D     Cdd  EBDe  CAA cBBeeEdAB

Cevap Anahtarı A EAEBECDECCDBCCEDCAEAAEBDBCECAAEDBBCDEEAB

Sosyal-2 ceCaE cA D  cbD aCaCADCBDDa  BAC  c AbEB      

Cevap Anahtarı A BCCDEDBACDABACDDBCBCADCBDDDCEBACEADAADEBDCBADE

Matematik cACaE      a     cc b c                 

Cevap Anahtarı A DACCEAEEDCBBCECBDBABDEECBBCBBECADCBCBDCD

Fen Bilimleri BbddcCe     caD  c   b    a bBa     CcDD

Cevap Anahtarı A BCBAECBCDDDADEDBADDECDEACBECEBCABCADCBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 2 1 1 50
Şiirde Ahenk 2 2 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Genel Özellikler 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 2 0 0 0
Masal ve Özellikleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 0 0 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 1 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı’da Vakıf Müessesesi 1 0 1 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 0 0
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 0 0 0
Osmanlı-Rus Rekabeti (1768-1914) 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Geleceğin Dünyası 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 1 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Konusu 1 1 0 100
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 1 0
Kişilik ve Ölçümü 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
SUELNUR ÇAKAL 298   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
143,613 206,090 89 588 588 25348 26052

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
185,688 240,440 75 475 475 24875 25374

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
164,093 241,570 91 582 582 25342 26044

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 14 3 4 2,00 14 1,59 1,75 1,75

Kimya 13 1 1 0,75 6 1,34 1,51 1,51

Biyoloji 13 3 6 1,50 12 1,96 2,54 2,54

Fen Bilimleri 40 7 11 4,25 11 4,89 5,80 5,81

Toplam: 280 52 35 43,25 15 95,10 92,41 85,45

Fen Bilimleri  de   eC  DA d  c         Ee  C eeA eeDc

Cevap Anahtarı A BCBAECBCDDDADEDBADDECDEACBECEBCABCADCBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Lewis Formülleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Omurilik 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
Sindirim Organları 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Fermantasyon 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Av-Avcı İlişkisi 1 0 1 0
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100
Dormansi ve Çimlenme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
SULTAN OKUYAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
134,795 206,090 92 602 602 25362 26095

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
173,090 240,440 86 525 525 25285 25869

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
167,475 241,570 89 574 574 25334 26025

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 6 4 5,00 17 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 6 6 4,50 11 12,18 11,36 11,36

Fizik 14 0 7 -1,75 -13 1,59 1,75 1,75

Kimya 13 0 4 -1,00 -8 1,34 1,51 1,51

Biyoloji 13 2 4 1,00 8 1,96 2,54 2,54

Fen Bilimleri 40 2 15 -1,75 -4 4,89 5,80 5,81

Toplam: 280 44 40 34,00 12 95,10 92,41 85,45

Matematik aAe E   D Bc E d            B        c b

Cevap Anahtarı A DACCEAEEDCBBCECBDBABDEECBBCBBECADCBCBDCD

Fen Bilimleri d dc   be c a b ce a         Ba d    eDc

Cevap Anahtarı A BCBAECBCDDDADEDBADDECDEACBECEBCABCADCBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Bir Parabol ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları 1 1 0 100
Tek ve Çift Fonksiyonlar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Lewis Formülleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Omurilik 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Fermantasyon 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 0 0
Av-Avcı İlişkisi 1 0 1 0
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100
Dormansi ve Çimlenme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYRA SEVER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
225,263 206,090 33 211 211 8451 8656

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
193,250 240,440 70 446 446 21446 21910

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
250,705 241,570 47 281 281 9601 9937

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 5 1 4,75 79 2,01 1,99 1,98

Edebiyat 18 10 5 8,75 49 3,67 2,93 2,93

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 2,31 2,10 2,10

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 2,18 1,99 1,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 10 21,50 54 10,17 9,01 8,99

Matematik-2 30 2 5 0,75 3 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 2 5 0,75 2 12,18 11,36 11,36

Toplam: 280 83 31 75,25 27 95,10 92,41 85,45

Edebiyat-Sosyal-1 AcEEBCCDcdCEDCd A  cDDbCCAc  BBed cABDCE

Cevap Anahtarı B AEEEBCCDBCCEDCAEAAEBDDECCAAEDBBBCEEABDCE

Matematik  de E Aa         e          b           

Cevap Anahtarı B CEAEEDACBCECBDBABDEECBBCBBEDCBCBCBDCDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 2 1 1 50
Şiirde Ahenk 2 2 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Genel Özellikler 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nesir 2 2 0 100
Masal ve Özellikleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 0 0 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Bir Parabol ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları 1 0 0 0
Tek ve Çift Fonksiyonlar 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
SURA KARABAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
268,710 206,090 19 96 96 3416 3499

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
207,575 240,440 59 379 379 15859 16273

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
240,470 241,570 58 328 328 12208 12580

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 4 2 3,50 58 2,01 1,99 1,98

Edebiyat 18 7 5 5,75 32 3,67 2,93 2,93

Tarih-1 10 2 1 1,75 18 2,31 2,10 2,10

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 2,18 1,99 1,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 9 14,75 37 10,17 9,01 8,99

Tarih-2 11 2 1 1,75 16 1,30 1,24 1,23

Coğrafya-2 11 6 1 5,75 52 1,59 1,61 1,61

Felsefe 6 5 0 5,00 83 0,86 0,85 0,84

Felsefe Grubu 6 4 0 4,00 67 0,79 0,92 0,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 1,15 1,37 1,37

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 21 2 20,50 51 5,70 6,00 5,97

Matematik-2 30 5 2 4,50 15 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 5 2 4,50 11 12,18 11,36 11,36

Fizik 14 0 0 0,00 0 1,59 1,75 1,75

Kimya 13 0 0 0,00 0 1,34 1,51 1,51

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 1,96 2,54 2,54

Fen Bilimleri 40 1 0 1,00 3 4,89 5,80 5,81

Toplam: 280 101 27 94,25 34 95,10 92,41 85,45

Edebiyat-Sosyal-1 EeEBEdDbCaD db  C  A cBDeC       BCbE AB

Cevap Anahtarı A EAEBECDECCDBCCEDCAEAAEBDBCECAAEDBBCDEEAB

Sosyal-2 d  D     D B C  aC CADCBDDD EB C A  ADEB      

Cevap Anahtarı A BCCDEDBACDABACDDBCBCADCBDDDCEBACEADAADEBDCBADE

Matematik  Aa EA           aA   E                 

Cevap Anahtarı A DACCEAEEDCBBCECBDBABDEECBBCBBECADCBCBDCD

Fen Bilimleri                                        D

Cevap Anahtarı A BCBAECBCDDDADEDBADDECDEACBECEBCABCADCBDD
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 2 1 1 50
Şiirde Ahenk 2 2 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Genel Özellikler 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 2 0 1 0
Masal ve Özellikleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 0 0 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 1 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlı’da Vakıf Müessesesi 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 0 0
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 0 0 0
Osmanlı-Rus Rekabeti (1768-1914) 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Geleceğin Dünyası 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 1 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Konusu 1 1 0 100
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 1 0 100
Kişilik ve Ölçümü 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
TİBET İLGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
183,498 206,090 68 433 433 13753 14283

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
295,245 240,440 23 161 161 4401 4627

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
255,368 241,570 42 270 270 8510 8829

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 17 2 16,50 55 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 2 2 1,50 15 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 19 4 18,00 45 12,18 11,36 11,36

Fizik 14 6 3 5,25 38 1,59 1,75 1,75

Kimya 13 4 0 4,00 31 1,34 1,51 1,51

Biyoloji 13 3 7 1,25 10 1,96 2,54 2,54

Fen Bilimleri 40 13 10 10,50 26 4,89 5,80 5,81

Toplam: 280 108 27 101,25 36 95,10 92,41 85,45

Matematik DAC  AE  C BCEC DB BDEE   edB C    C ae 

Cevap Anahtarı A DACCEAEEDCBBCECBDBABDEECBBCBBECADCBCBDCD

Fen Bilimleri  CdAECee  D D D   DE      ECdBeca bbeB  

Cevap Anahtarı A BCBAECBCDDDADEDBADDECDEACBECEBCABCADCBDD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Bir Parabol ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları 1 0 0 0
Tek ve Çift Fonksiyonlar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100
Sığaçlar 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Lewis Formülleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Omurilik 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Fermantasyon 1 0 1 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Av-Avcı İlişkisi 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 0 0 0
Dormansi ve Çimlenme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA ÇEKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
191,145 206,090 63 394 394 12714 13194

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
345,775 240,440 12 95 95 1735 1878

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
279,270 241,570 32 194 194 3834 4076

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 21 6 19,50 65 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 5 3 4,25 43 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 26 9 23,75 59 12,18 11,36 11,36

Fizik 14 9 5 7,75 55 1,59 1,75 1,75

Kimya 13 6 5 4,75 37 1,34 1,51 1,51

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 1,96 2,54 2,54

Fen Bilimleri 40 23 14 19,50 49 4,89 5,80 5,81

Toplam: 280 136 53 122,75 44 95,10 92,41 85,45

Matematik CEAEcDACBCECBDBABcEd   eBBEDbdCdCBD aC b

Cevap Anahtarı B CEAEEDACBCECBDBABDEECBBCBBEDCBCBCBDCDCAD

Fen Bilimleri AECdeDbcADdBCBeDc  EAecEDcAe aCAeCBeDCEB

Cevap Anahtarı B AECBCDDDADEBCBDDECDEACBEDBACABCADCBDDCEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Bir Parabol ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları 1 0 1 0
Tek ve Çift Fonksiyonlar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 1 33
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100
Sığaçlar 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Omurilik 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Fermantasyon 1 0 1 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Av-Avcı İlişkisi 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 0 1 0
Dormansi ve Çimlenme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA CUMUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
301,583 206,090 8 47 47 1567 1604

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
198,835 240,440 65 419 419 18579 19014

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
250,588 241,570 48 282 282 9682 10018

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 5 1 4,75 79 2,01 1,99 1,98

Edebiyat 18 9 6 7,50 42 3,67 2,93 2,93

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 2,31 2,10 2,10

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 2,18 1,99 1,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 13 20,75 52 10,17 9,01 8,99

Tarih-2 11 6 5 4,75 43 1,30 1,24 1,23

Coğrafya-2 11 6 5 4,75 43 1,59 1,61 1,61

Felsefe 6 5 1 4,75 79 0,86 0,85 0,84

Felsefe Grubu 6 6 0 6,00 100 0,79 0,92 0,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 1,15 1,37 1,37

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 28 12 25,00 63 5,70 6,00 5,97

Matematik-2 30 4 10 1,50 5 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 4 13 0,75 2 12,18 11,36 11,36

Fizik 14 2 11 -0,75 -5 1,59 1,75 1,75

Kimya 13 2 3 1,25 10 1,34 1,51 1,51

Biyoloji 13 3 10 0,50 4 1,96 2,54 2,54

Fen Bilimleri 40 7 24 1,00 3 4,89 5,80 5,81

Toplam: 280 124 87 102,25 37 95,10 92,41 85,45

Edebiyat-Sosyal-1 aAEBECDbCbD  ac CdaAAEBDeCdaAcdDBBaDEEAB

Cevap Anahtarı A EAEBECDECCDBCCEDCAEAAEBDBCECAAEDBBCDEEAB

Sosyal-2 dCCDEecbeDABcCDbeacCADCeDDDCEBACEADdADEB      

Cevap Anahtarı A BCCDEDBACDABACDDBCBCADCBDDDCEBACEADAADEBDCBADE

Matematik bAbeEe   C ddE    e c c a     d    a c  

Cevap Anahtarı A DACCEAEEDCBBCECBDBABDEECBBCBBECADCBCBDCD

Fen Bilimleri decda ddaeDeeE dAceE       ebdaeeCcDeeDb

Cevap Anahtarı A BCBAECBCDDDADEDBADDECDEACBECEBCABCADCBDD
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 2 1 1 50
Şiirde Ahenk 2 2 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Genel Özellikler 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 2 0 2 0
Masal ve Özellikleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı’da Vakıf Müessesesi 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 1 0
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 0 1 0
Osmanlı-Rus Rekabeti (1768-1914) 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Geleceğin Dünyası 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 1 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Konusu 1 1 0 100
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 1 0 100
Kişilik ve Ölçümü 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 1 0 100
Dilin Farklı Görevleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hint ve Çin Dinleri 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ NAZLIGÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
171,738 206,090 78 500 500 14660 15248

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
272,885 240,440 29 191 191 6151 6414

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
243,198 241,570 56 317 317 11637 11999

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 17 8 15,00 50 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 4 4 3,00 30 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 21 12 18,00 45 12,18 11,36 11,36

Fizik 14 4 5 2,75 20 1,59 1,75 1,75

Kimya 13 5 6 3,50 27 1,34 1,51 1,51

Biyoloji 13 3 10 0,50 4 1,96 2,54 2,54

Fen Bilimleri 40 12 21 6,75 17 4,89 5,80 5,81

Toplam: 280 106 75 87,25 31 95,10 92,41 85,45

Matematik dEAEEDAeBCECc BABedE BBeeB   c dCBDaa Aa

Cevap Anahtarı B CEAEEDACBCECBDBABDEECBBCBBEDCBCBCBDCDCAD

Fen Bilimleri  EC ecee  E CecDEeebcC Ec AaAdacaeceDeEd

Cevap Anahtarı B AECBCDDDADEBCBDDECDEACBEDBACABCADCBDDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Bir Parabol ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları 1 0 1 0
Tek ve Çift Fonksiyonlar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 1 33
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Sığaçlar 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Omurilik 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Solunum Gazlarının Taşınması 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Fermantasyon 1 0 1 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Av-Avcı İlişkisi 1 0 1 0
Bitkilerde Hareket 1 0 1 0
Dormansi ve Çimlenme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ESAD ERGANLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
188,170 206,090 66 408 408 13128 13630

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
159,473 240,440 91 572 572 25332 25989

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
180,580 241,570 85 544 544 25104 25748

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 3 3 2,25 38 2,01 1,99 1,98

Edebiyat 18 2 9 -0,25 -1 3,67 2,93 2,93

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 2,31 2,10 2,10

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 2,18 1,99 1,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 17 9,75 24 10,17 9,01 8,99

Tarih-2 11 3 4 2,00 18 1,30 1,24 1,23

Coğrafya-2 11 4 6 2,50 23 1,59 1,61 1,61

Felsefe 6 3 1 2,75 46 0,86 0,85 0,84

Felsefe Grubu 6 0 3 -0,75 -13 0,79 0,92 0,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 1,15 1,37 1,37

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 13 16 9,00 23 5,70 6,00 5,97

Toplam: 280 59 52 46,00 16 95,10 92,41 85,45

Edebiyat-Sosyal-1 AcaEcC b   bb eaAcdaD a CAedcBB  aEABbCE

Cevap Anahtarı B AEEEBCCDBCCEDCAEAAEBDDECCAAEDBBBCEEABDCE

Sosyal-2 ad Bb D aC D aCcbADedeDC  Dadd c  DEaa A      

Cevap Anahtarı B DEDBACDABCCDDBCBCADBACDCBCDDAEBACEDEBDAAADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 2 0 2 0
Şiirde Ahenk 2 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Genel Özellikler 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 2 0 1 0
Masal ve Özellikleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 0 1 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 1 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlı’da Vakıf Müessesesi 1 0 1 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 0 0
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 0 0 0
Osmanlı-Rus Rekabeti (1768-1914) 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Geleceğin Dünyası 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 1 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 1 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Konusu 1 1 0 100
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 1 0
Kişilik ve Ölçümü 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 0 1 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası Etkileşim 1 0 1 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF TAŞÇI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
169,393 206,090 79 508 508 14788 15390

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
240,253 240,440 43 264 264 9264 9604

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
220,628 241,570 68 401 401 16281 16743

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 11 1 10,75 36 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 1 4 0,00 0 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 12 5 10,75 27 12,18 11,36 11,36

Fizik 14 0 5 -1,25 -9 1,59 1,75 1,75

Kimya 13 3 3 2,25 17 1,34 1,51 1,51

Biyoloji 13 3 5 1,75 13 1,96 2,54 2,54

Fen Bilimleri 40 6 13 2,75 7 4,89 5,80 5,81

Toplam: 280 86 47 74,25 27 95,10 92,41 85,45

Matematik  E Ed ACBC C  BA  EE           dC  a b b

Cevap Anahtarı B CEAEEDACBCECBDBABDEECBBCBBEDCBCBCBDCDCAD

Fen Bilimleri     de c    deeed  E C  D  e eCb eB  b B

Cevap Anahtarı B AECBCDDDADEBCBDDECDEACBEDBACABCADCBDDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Bir Parabol ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları 1 0 0 0
Tek ve Çift Fonksiyonlar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 1 0
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Omurilik 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Fermantasyon 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Av-Avcı İlişkisi 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 0 0 0
Dormansi ve Çimlenme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ÜLKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
201,565 206,090 52 338 338 11458 11846

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
207,008 240,440 61 382 382 16022 16437

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
246,093 241,570 50 306 306 10706 11060

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 2 4 1,00 17 2,01 1,99 1,98

Edebiyat 18 9 8 7,00 39 3,67 2,93 2,93

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 2,31 2,10 2,10

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 2,18 1,99 1,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 16 16,00 40 10,17 9,01 8,99

Tarih-2 11 0 1 -0,25 -2 1,30 1,24 1,23

Coğrafya-2 11 1 0 1,00 9 1,59 1,61 1,61

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,86 0,85 0,84

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,79 0,92 0,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,15 1,37 1,37

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 1 1 0,75 2 5,70 6,00 5,97

Matematik-2 30 10 7 8,25 28 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 1 2 0,50 5 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 11 9 8,75 22 12,18 11,36 11,36

Fizik 14 1 2 0,50 4 1,59 1,75 1,75

Kimya 13 2 7 0,25 2 1,34 1,51 1,51

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 1,96 2,54 2,54

Fen Bilimleri 40 3 10 0,50 1 4,89 5,80 5,81

Toplam: 280 88 70 70,50 25 95,10 92,41 85,45

Edebiyat-Sosyal-1 AcbEeaCDBeeaDbd AdcBDDaCCcA DBBe  dABDeE

Cevap Anahtarı B AEEEBCCDBCCEDCAEAAEBDDECCAAEDBBBCEEABDCE

Sosyal-2         d  D                                  

Cevap Anahtarı B DEDBACDABCCDDBCBCADBACDCBCDDAEBACEDEBDAAADEDCB

Matematik  EdE DACdCd  eBcB  E B e  a       c Db  

Cevap Anahtarı B CEAEEDACBCECBDBABDEECBBCBBEDCBCBCBDCDCAD

Fen Bilimleri    e   e  E   eeE  Eeee  de    b        

Cevap Anahtarı B AECBCDDDADEBCBDDECDEACBEDBACABCADCBDDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 2 1 1 50
Şiirde Ahenk 2 2 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Genel Özellikler 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nesir 2 0 2 0
Masal ve Özellikleri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 0 1 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlı’da Vakıf Müessesesi 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 0 0
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 0 0 0
Osmanlı-Rus Rekabeti (1768-1914) 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Geleceğin Dünyası 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 0 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 0 0 0
Küresel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Konusu 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0
Kişilik ve Ölçümü 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA HAYAT ÇEVİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
370,610 206,090 1 7 7 7 14

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
260,525 240,440 38 224 224 7104 7398

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
348,658 241,570 6 36 36 476 513

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 5 1 4,75 79 2,01 1,99 1,98

Edebiyat 18 15 3 14,25 79 3,67 2,93 2,93

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 2,31 2,10 2,10

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 2,18 1,99 1,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 33 6 31,50 79 10,17 9,01 8,99

Tarih-2 11 8 3 7,25 66 1,30 1,24 1,23

Coğrafya-2 11 8 3 7,25 66 1,59 1,61 1,61

Felsefe 6 3 1 2,75 46 0,86 0,85 0,84

Felsefe Grubu 6 5 0 5,00 83 0,79 0,92 0,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 1,15 1,37 1,37

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 30 7 28,25 71 5,70 6,00 5,97

Matematik-2 30 13 5 11,75 39 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 15 6 13,50 34 12,18 11,36 11,36

Toplam: 280 161 38 151,50 54 95,10 92,41 85,45

Edebiyat-Sosyal-1 aAEBECDECCDBaCaDCAEbAEBDcC CcAEDBBCDEEAB

Cevap Anahtarı A EAEBECDECCDBCCEDCAEAAEBDBCECAAEDBBCDEEAB

Sosyal-2 caCDEDBAeDAdACDbaCBCADC DDa EBAC ADAADEB      

Cevap Anahtarı A BCCDEDBACDABACDDBCBCADCBDDDCEBACEADAADEBDCBADE

Matematik cAC aAE   eBaEC  BA  EE   eBB     BC a  

Cevap Anahtarı A DACCEAEEDCBBCECBDBABDEECBBCBBECADCBCBDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 2 2 0 100
Şiirde Ahenk 2 2 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Genel Özellikler 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nesir 2 1 1 50
Masal ve Özellikleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı’da Vakıf Müessesesi 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 1 0 100
Osmanlı-Rus Rekabeti (1768-1914) 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Geleceğin Dünyası 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 1 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Konusu 1 1 0 100
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 1 0
Kişilik ve Ölçümü 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hint ve Çin Dinleri 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP PEHLİVANOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
258,698 206,090 21 109 109 4069 4174

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
178,295 240,440 79 502 502 25182 25721

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
211,895 241,570 72 437 437 18437 18943

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 3 3 2,25 38 2,01 1,99 1,98

Edebiyat 18 5 5 3,75 21 3,67 2,93 2,93

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 2,31 2,10 2,10

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 2,18 1,99 1,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 13 13,75 34 10,17 9,01 8,99

Tarih-2 11 6 5 4,75 43 1,30 1,24 1,23

Coğrafya-2 11 7 1 6,75 61 1,59 1,61 1,61

Felsefe 6 4 1 3,75 63 0,86 0,85 0,84

Felsefe Grubu 6 3 3 2,25 38 0,79 0,92 0,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 1,15 1,37 1,37

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 25 10 22,50 56 5,70 6,00 5,97

Toplam: 280 89 41 78,75 28 95,10 92,41 85,45

Edebiyat-Sosyal-1 AcbEaC   a   CeEcAEeD b  AccDBBB dbABDeE

Cevap Anahtarı B AEEEBCCDBCCEDCAEAAEBDDECCAAEDBBBCEEABDCE

Sosyal-2 DdeBAbDABeaD  C dADBACDCe DDAdBAbbDEB AA      

Cevap Anahtarı B DEDBACDABCCDDBCBCADBACDCBCDDAEBACEDEBDAAADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 2 0 1 0
Şiirde Ahenk 2 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Genel Özellikler 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 2 0 0 0
Masal ve Özellikleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı’da Vakıf Müessesesi 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 1 0
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 0 1 0
Osmanlı-Rus Rekabeti (1768-1914) 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Geleceğin Dünyası 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 0 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 1 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Konusu 1 1 0 100
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 1 0 100
Kişilik ve Ölçümü 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 0 1 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Kavram ve Terim 1 0 1 0
Önermeler Mantığı 1 0 1 0
Dilin Farklı Görevleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Hint ve Çin Dinleri 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP UZAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
207,435 206,090 47 306 306 10706 11043

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
376,618 240,440 6 58 58 818 897

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
315,570 241,570 14 94 94 1054 1180

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 92 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 24 1 23,75 79 10,02 9,16 9,15

Geometri 10 7 0 7,00 70 2,15 2,20 2,20

Matematik 40 31 1 30,75 77 12,18 11,36 11,36

Fizik 14 9 5 7,75 55 1,59 1,75 1,75

Kimya 13 5 5 3,75 29 1,34 1,51 1,51

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 1,96 2,54 2,54

Fen Bilimleri 40 21 14 17,50 44 4,89 5,80 5,81

Toplam: 280 149 30 141,50 51 95,10 92,41 85,45

Matematik DACCEAEE   BCECBDBABDEE BBCdB CA  BCBDC 

Cevap Anahtarı A DACCEAEEDCBBCECBDBABDEECBBCBBECADCBCBDCD

Fen Bilimleri dCeAECeCeDDeDED AcDce Ece E dBaeBCA CBDc

Cevap Anahtarı A BCBAECBCDDDADEDBADDECDEACBECEBCABCADCBDD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Bir Parabol ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları 1 0 0 0
Tek ve Çift Fonksiyonlar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100
Sığaçlar 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Lewis Formülleri 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Omurilik 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Fermantasyon 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Av-Avcı İlişkisi 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100
Dormansi ve Çimlenme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
AÇELYA TUR 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
160,289 206,090 56 540 540 15420 16071

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
214,561 240,440 38 347 347 13867 14269

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
190,366 241,570 57 517 517 23677 24279

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 65 619 619 25379 26157

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 4 2 3,50 12 7,95 9,16 9,15

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,46 2,20 2,20

Matematik 40 4 3 3,25 8 9,40 11,36 11,36

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 0,83 1,75 1,75

Kimya 13 1 1 0,75 6 1,10 1,51 1,51

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 2,31 2,54 2,54

Fen Bilimleri 40 6 6 4,50 11 4,24 5,80 5,81

Toplam: 280 69 32 60,79 22 88,15 92,41 85,45

Matematik      DAC d C  c                       e 

Cevap Anahtarı B CEAEEDACBCECBDBABDEECBBCBBEDCBCBCBDCDCAD

Fen Bilimleri     e           a       D     bA CBDedbB

Cevap Anahtarı B AECBCDDDADEBCBDDECDEACBEDBACABCADCBDDCEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Bir Parabol ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları 1 0 0 0
Tek ve Çift Fonksiyonlar 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 1 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Lewis Formülleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Omurilik 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Fermantasyon 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Av-Avcı İlişkisi 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100
Dormansi ve Çimlenme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA EROL 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
236,769 206,090 21 164 164 6644 6806

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
196,346 240,440 48 432 432 19872 20319

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
265,391 241,570 24 232 232 6192 6478

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 65 619 619 25379 26157

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 2 4 1,00 17 2,39 1,99 1,98

Edebiyat 18 14 4 13,00 72 4,18 2,93 2,93

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 2,61 2,10 2,10

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 2,24 1,99 1,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 12 25,00 63 11,43 9,01 8,99

Matematik-2 30 3 5 1,75 6 7,95 9,16 9,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,46 2,20 2,20

Matematik 40 3 5 1,75 4 9,40 11,36 11,36

Toplam: 280 90 40 79,79 28 88,15 92,41 85,45

Edebiyat-Sosyal-1 cebBEdDECCeBaaEDCdEAAEBDBCECcAEcBBeDEdAB

Cevap Anahtarı A EAEBECDECCDBCCEDCAEAAEBDBCECAAEDBBCDEEAB

Matematik DAbdEc     d          d                 

Cevap Anahtarı A DACCEAEEDCBBCECBDBABDEECBBCBBECADCBCBDCD
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 2 1 1 50
Şiirde Ahenk 2 1 1 50
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Genel Özellikler 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nesir 2 1 1 50
Masal ve Özellikleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Bir Parabol ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları 1 0 0 0
Tek ve Çift Fonksiyonlar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
ASUDE DURU ERUSTA 33  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
317,235 206,090 5 29 29 829 848

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
324,083 240,440 7 123 123 2683 2866

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
337,168 241,570 5 50 50 610 661

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 65 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 6 0 6,00 100 2,39 1,99 1,98

Edebiyat 18 5 12 2,00 11 4,18 2,93 2,93

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 2,61 2,10 2,10

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 2,24 1,99 1,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 22 11,50 29 11,43 9,01 8,99

Tarih-2 11 6 5 4,75 43 1,16 1,24 1,23

Coğrafya-2 11 8 3 7,25 66 1,53 1,61 1,61

Felsefe 6 5 1 4,75 79 0,83 0,85 0,84

Felsefe Grubu 6 4 2 3,50 58 0,77 0,92 0,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 1,22 1,37 1,37

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,02 0,00 0,00

Sosyal-2 40 28 12 25,00 63 5,52 6,00 5,97

Matematik-2 30 23 7 21,25 71 7,95 9,16 9,15

Geometri 10 6 4 5,00 50 1,46 2,20 2,20

Matematik 40 29 11 26,25 66 9,40 11,36 11,36

Fizik 14 0 4 -1,00 -7 0,83 1,75 1,75

Kimya 13 4 6 2,50 19 1,10 1,51 1,51

Biyoloji 13 3 4 2,00 15 2,31 2,54 2,54

Fen Bilimleri 40 7 14 3,50 9 4,24 5,80 5,81

Toplam: 280 177 76 158,00 56 88,15 92,41 85,45

Edebiyat-Sosyal-1 EAEBECaECeDd CbcddabdcBacedCdccbBBebEdAB

Cevap Anahtarı A EAEBECDECCDBCCEDCAEAAEBDBCECAAEDBBCDEEAB

Sosyal-2 dCCDdeabCDABACDaeCaCADCBDDaCEBACbceAADEB      

Cevap Anahtarı A BCCDEDBACDABACDDBCBCADCBDDDCEBACEADAADEBDCBADE

Matematik DACCEAEEDbdBCECBDBeceEECBBeBBdeAbbBCBcCD

Cevap Anahtarı A DACCEAEEDCBBCECBDBABDEECBBCBBECADCBCBDCD

Fen Bilimleri   d    d ee   D beDb bEdeB b BCba   eB  

Cevap Anahtarı A BCBAECBCDDDADEDBADDECDEACBECEBCABCADCBDD
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Edebî Sanatlar 2 2 0 100
Şiirde Ahenk 2 2 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Genel Özellikler 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 2 1 1 50
Masal ve Özellikleri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 0 1 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 1 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı’da Vakıf Müessesesi 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 1 0
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 0 1 0
Osmanlı-Rus Rekabeti (1768-1914) 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Geleceğin Dünyası 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 1 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Konusu 1 1 0 100
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 1 0
Kişilik ve Ölçümü 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 1 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Hint ve Çin Dinleri 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA ERGÜLEÇ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
203,843 206,090 35 324 324 11124 11488

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
369,160 240,440 2 65 65 865 962

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
306,993 241,570 10 120 120 1520 1675

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 65 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 23 2 22,50 75 7,95 9,16 9,15

Geometri 10 7 2 6,50 65 1,46 2,20 2,20

Matematik 40 30 4 29,00 73 9,40 11,36 11,36

Fizik 14 5 5 3,75 27 0,83 1,75 1,75

Kimya 13 7 2 6,50 50 1,10 1,51 1,51

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 2,31 2,54 2,54

Fen Bilimleri 40 20 11 17,25 43 4,24 5,80 5,81

Toplam: 280 145 34 136,50 49 88,15 92,41 85,45

Matematik   AEEDACBCEbBDBABDEE BBeBBE C CdCBDCaCA 

Cevap Anahtarı B CEAEEDACBCECBDBABDEECBBCBBEDCBCBCBDCDCAD

Fen Bilimleri AbC CecD c  eBeDE  E CBEDe CABdADeaeDC B

Cevap Anahtarı B AECBCDDDADEBCBDDECDEACBEDBACABCADCBDDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Bir Parabol ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları 1 0 0 0
Tek ve Çift Fonksiyonlar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 0 67
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100
Sığaçlar 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Omurilik 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Fermantasyon 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Av-Avcı İlişkisi 1 0 1 0
Bitkilerde Hareket 1 0 1 0
Dormansi ve Çimlenme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE DİLAY AKIN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
332,918 206,090 2 18 18 418 431

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
412,410 240,440 1 34 34 74 107

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
383,005 241,570 1 11 11 211 226

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 65 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 5 0 5,00 83 2,39 1,99 1,98

Edebiyat 18 3 0 3,00 17 4,18 2,93 2,93

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 2,61 2,10 2,10

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 2,24 1,99 1,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 2 18,50 46 11,43 9,01 8,99

Tarih-2 11 4 0 4,00 36 1,16 1,24 1,23

Coğrafya-2 11 8 0 8,00 73 1,53 1,61 1,61

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,83 0,85 0,84

Felsefe Grubu 6 4 0 4,00 67 0,77 0,92 0,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 1,22 1,37 1,37

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,02 0,00 0,00

Sosyal-2 40 21 0 21,00 53 5,52 6,00 5,97

Matematik-2 30 22 2 21,50 72 7,95 9,16 9,15

Geometri 10 10 0 10,00 100 1,46 2,20 2,20

Matematik 40 32 2 31,50 79 9,40 11,36 11,36

Fizik 14 9 2 8,50 61 0,83 1,75 1,75

Kimya 13 8 3 7,25 56 1,10 1,51 1,51

Biyoloji 13 11 1 10,75 83 2,31 2,54 2,54

Fen Bilimleri 40 28 6 26,50 66 4,24 5,80 5,81

Toplam: 280 203 27 196,25 70 88,15 92,41 85,45

Edebiyat-Sosyal-1 EAEBE           C     BDe  CAAEDBBeDE AB

Cevap Anahtarı A EAEBECDECCDBCCEDCAEAAEBDBCECAAEDBBCDEEAB

Sosyal-2    D   A DAB CDD C CAD    D  BAC A  ADEB      

Cevap Anahtarı A BCCDEDBACDABACDDBCBCADCBDDDCEBACEADAADEBDCBADE

Matematik DACCEAEE CdBCECBDB BDEE   CdB CADCBCBDCD

Cevap Anahtarı A DACCEAEEDCBBCECBDBABDEECBBCBBECADCBCBDCD

Fen Bilimleri BCBAECBCbcD   DBAeDE abAC ECEBCABCAeCBD 

Cevap Anahtarı A BCBAECBCDDDADEDBADDECDEACBECEBCABCADCBDD
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 2 0 0 0
Şiirde Ahenk 2 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Genel Özellikler 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 2 0 0 0
Masal ve Özellikleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 0 0 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlı’da Vakıf Müessesesi 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 0 0
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 0 0 0
Osmanlı-Rus Rekabeti (1768-1914) 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Geleceğin Dünyası 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 0 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Konusu 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 1 0 100
Kişilik ve Ölçümü 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA SEVİMLİ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
213,933 206,090 32 270 270 9990 10267

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
267,773 240,440 17 205 205 6525 6799

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
265,345 241,570 25 234 234 6234 6520

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 65 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 5 0 5,00 83 2,39 1,99 1,98

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 4,18 2,93 2,93

Tarih-1 10 4 1 3,75 38 2,61 2,10 2,10

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 2,24 1,99 1,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 4 11,00 28 11,43 9,01 8,99

Matematik-2 30 11 3 10,25 34 7,95 9,16 9,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,46 2,20 2,20

Matematik 40 11 3 10,25 26 9,40 11,36 11,36

Fizik 14 3 6 1,50 11 0,83 1,75 1,75

Kimya 13 4 3 3,25 25 1,10 1,51 1,51

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 2,31 2,54 2,54

Fen Bilimleri 40 12 12 9,00 23 4,24 5,80 5,81

Toplam: 280 111 42 100,50 36 88,15 92,41 85,45

Edebiyat-Sosyal-1 A EEBC                  C   DBBe  dABeeE

Cevap Anahtarı B AEEEBCCDBCCEDCAEAAEBDDECCAAEDBBBCEEABDCE

Matematik  EAE  ACdC Cc Bc   E    BB              

Cevap Anahtarı B CEAEEDACBCECBDBABDEECBBCBBEDCBCBCBDCDCAD

Fen Bilimleri   eeeDD   EeedcDd bE C  D    BCb eBDDe  

Cevap Anahtarı B AECBCDDDADEBCBDDECDEACBEDBACABCADCBDDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 2 0 0 0
Şiirde Ahenk 2 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Genel Özellikler 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 2 0 0 0
Masal ve Özellikleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 0 0 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 1 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Bir Parabol ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları 1 0 0 0
Tek ve Çift Fonksiyonlar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
BAKİ ÇETİNÇAKMAK 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
232,590 206,090 25 183 183 7503 7681

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
197,445 240,440 46 424 424 19224 19665

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
269,415 241,570 21 218 218 5498 5770

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 65 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 5 1 4,75 79 2,39 1,99 1,98

Edebiyat 18 11 5 9,75 54 4,18 2,93 2,93

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 2,61 2,10 2,10

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 2,24 1,99 1,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 8 26,00 65 11,43 9,01 8,99

Matematik-2 30 5 1 4,75 16 7,95 9,16 9,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,46 2,20 2,20

Matematik 40 5 1 4,75 12 9,40 11,36 11,36

Toplam: 280 84 24 78,00 28 88,15 92,41 85,45

Edebiyat-Sosyal-1 cAEBECeECCDBaeEDCcb A BDBC CcAEDBeC EEAB

Cevap Anahtarı A EAEBECDECCDBCCEDCAEAAEBDBCECAAEDBBCDEEAB

Matematik bAC E         C             B           

Cevap Anahtarı A DACCEAEEDCBBCECBDBABDEECBBCBBECADCBCBDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Edebî Sanatlar 2 2 0 100
Şiirde Ahenk 2 2 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Genel Özellikler 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nesir 2 1 1 50
Masal ve Özellikleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 0 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Bir Parabol ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları 1 0 0 0
Tek ve Çift Fonksiyonlar 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
BAŞAR BAŞARAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
166,868 206,090 53 518 518 14998 15610

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
130,925 240,440 65 618 618 25378 26145

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
159,245 241,570 63 588 588 25348 26060

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 65 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 1 5 -0,25 -4 2,39 1,99 1,98

Edebiyat 18 6 11 3,25 18 4,18 2,93 2,93

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 2,61 2,10 2,10

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 2,24 1,99 1,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 23 10,25 26 11,43 9,01 8,99

Tarih-2 11 3 8 1,00 9 1,16 1,24 1,23

Coğrafya-2 11 4 7 2,25 20 1,53 1,61 1,61

Felsefe 6 3 2 2,50 42 0,83 0,85 0,84

Felsefe Grubu 6 2 4 1,00 17 0,77 0,92 0,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,22 1,37 1,37

Felsefe (Seçmeli) 6 2 4 1,00 17 0,02 0,00 0,00

Sosyal-2 40 14 25 7,75 19 5,52 6,00 5,97

Matematik-2 30 0 5 -1,25 -4 7,95 9,16 9,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,46 2,20 2,20

Matematik 40 0 5 -1,25 -3 9,40 11,36 11,36

Fizik 14 2 12 -1,00 -7 0,83 1,75 1,75

Kimya 13 0 0 0,00 0 1,10 1,51 1,51

Biyoloji 13 0 3 -0,75 -6 2,31 2,54 2,54

Fen Bilimleri 40 2 15 -1,75 -4 4,24 5,80 5,81

Toplam: 280 51 102 25,50 9 88,15 92,41 85,45

Edebiyat-Sosyal-1 ecbEaaCecaeEaada AcBDDaaCdAbDBBadEaABaCa

Cevap Anahtarı B AEEEBCCDBCCEDCAEAAEBDDECCAAEDBBBCEEABDCE

Sosyal-2 cEbabaeAeeCcbaecbADBcC beCDDAcdcCa      AbEbae

Cevap Anahtarı B DEDBACDABCCDDBCBCADBACDCBCDDAEBACEDEBDAAADEDCB

Matematik acbda                                   

Cevap Anahtarı B CEAEEDACBCECBDBABDEECBBCBBEDCBCBCBDCDCAD

Fen Bilimleri edaedeaaAcEdde             d ae         

Cevap Anahtarı B AECBCDDDADEBCBDDECDEACBEDBACABCADCBDDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 2 0 2 0
Şiirde Ahenk 2 0 2 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Genel Özellikler 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 2 0
Divan Edebiyatında Nesir 2 1 1 50
Masal ve Özellikleri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 1 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 1 0
İlk Kültür Merkezleri 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı’da Vakıf Müessesesi 1 0 1 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 1 0
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 0 1 0
Osmanlı-Rus Rekabeti (1768-1914) 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Geleceğin Dünyası 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 1 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 1 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Konusu 1 1 0 100
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 1 0 100
Kişilik ve Ölçümü 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 0 1 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 1 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 1 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 1 0 100
Aile 1 0 1 0
Kavram ve Terim 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
BAŞAR BAŞTÜRK 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
186,073 206,090 42 419 419 13459 13971

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
309,180 240,440 8 140 140 3500 3711

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
257,338 241,570 31 266 266 7986 8299

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 65 619 619 25379 26157

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 14 1 13,75 46 7,95 9,16 9,15

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,46 2,20 2,20

Matematik 40 18 1 17,75 44 9,40 11,36 11,36

Fizik 14 4 2 3,50 25 0,83 1,75 1,75

Kimya 13 4 0 4,00 31 1,10 1,51 1,51

Biyoloji 13 7 2 6,50 50 2,31 2,54 2,54

Fen Bilimleri 40 15 4 14,00 35 4,24 5,80 5,81

Toplam: 280 113 25 106,75 38 88,15 92,41 85,45

Matematik   AEE ACBC C DB        CBB  Cd BCB C    

Cevap Anahtarı B CEAEEDACBCECBDBABDEECBBCBBEDCBCBCBDCDCAD

Fen Bilimleri eEC e       CBD E       D ACA C  eBD bEB

Cevap Anahtarı B AECBCDDDADEBCBDDECDEACBEDBACABCADCBDDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Bir Parabol ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları 1 0 1 0
Tek ve Çift Fonksiyonlar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Sığaçlar 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Lewis Formülleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Omurilik 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Fermantasyon 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Av-Avcı İlişkisi 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100
Dormansi ve Çimlenme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
BEDİRHAN TAŞTAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
160,289 206,090 56 540 540 15420 16071

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
214,616 240,440 37 346 346 13826 14228

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
205,656 241,570 52 455 455 20175 20712

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 65 619 619 25379 26157

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 7 5 5,75 19 7,95 9,16 9,15

Geometri 10 4 4 3,00 30 1,46 2,20 2,20

Matematik 40 11 9 8,75 22 9,40 11,36 11,36

Fizik 14 2 8 0,00 0 0,83 1,75 1,75

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 1,10 1,51 1,51

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 2,31 2,54 2,54

Fen Bilimleri 40 2 10 -0,50 -1 4,24 5,80 5,81

Toplam: 280 72 42 61,29 22 88,15 92,41 85,45

Matematik bAC E       CaCc a         BBcC DbcdB eD

Cevap Anahtarı A DACCEAEEDCBBCECBDBABDEECBBCBBECADCBCBDCD

Fen Bilimleri Bdedaeeb D  c b      a                  

Cevap Anahtarı A BCBAECBCDDDADEDBADDECDEACBECEBCABCADCBDD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Bir Parabol ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları 1 0 0 0
Tek ve Çift Fonksiyonlar 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 1 1 50
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 1 33
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Sığaçlar 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Lewis Formülleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Omurilik 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
Sindirim Organları 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Fermantasyon 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 0 0
Av-Avcı İlişkisi 1 0 0 0
Bitkilerde Hareket 1 0 0 0
Dormansi ve Çimlenme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 4  (2.OTURUM)

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (SİMULASYON)

Öğrenci Numara Sınıf
BERNA KAYA 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
160,289 206,090 56 540 540 15420 16071

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

SAY
195,041 240,440 50 439 439 20359 20811

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

EA
176,466 241,570 59 554 554 25194 25855

Puanı Hesaplanan: 619 619 25379 26151

Katılımlar: 65 619 619 25379 26157

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 1 10 -1,50 -5 7,95 9,16 9,15

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,46 2,20 2,20

Matematik 40 1 11 -1,75 -4 9,40 11,36 11,36

Fizik 14 4 6 2,50 18 0,83 1,75 1,75

Kimya 13 1 5 -0,25 -2 1,10 1,51 1,51

Biyoloji 13 3 8 1,00 8 2,31 2,54 2,54

Fen Bilimleri 40 8 19 3,25 8 4,24 5,80 5,81

Toplam: 280 68 53 54,54 19 88,15 92,41 85,45

Matematik  cc   Aeda   a   bc      c e      e     

Cevap Anahtarı B CEAEEDACBCECBDBABDEECBBCBBEDCBCBCBDCDCAD

Fen Bilimleri   aede D DEcCeebc   c   D bbbabA eeeDd B

Cevap Anahtarı B AECBCDDDADEBCBDDECDEACBEDBACABCADCBDDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Bir Parabol ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları 1 0 0 0
Tek ve Çift Fonksiyonlar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Lewis Formülleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Omurilik 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Fermantasyon 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Av-Avcı İlişkisi 1 0 1 0
Bitkilerde Hareket 1 0 1 0
Dormansi ve Çimlenme 1 1 0 100
